
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

KATILIMLAR

1 402 BİLAL ÇOLAK 5E 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 15 0 15,00 15 0 15,00 71 4 69,67 479,355 1 1 1 1 75
% 0,16

2 667 ZEYNEP ÖZDEMİR 5D 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 14 0 14,00 14 1 13,67 68 6 66,00 464,751 1 2 2 4 312
% 0,67

3 501 MERT ÇALIK 5A 14 1 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 2 9,33 15 0 15,00 69 3 68,00 462,230 1 3 3 5 381
% 0,82

4 444 ZEYNEP RAVZA KARA 5D 13 2 12,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 13 2 12,33 14 1 13,67 69 6 67,00 461,275 2 4 4 6 404
% 0,87

5 533 DOĞA KIR 5B 14 1 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 5 8,33 15 0 15,00 66 9 63,00 448,577 1 5 5 12 857
% 1,84

6 899 BAHADIR ETLEÇ 5B 14 1 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 11 4 9,67 14 1 13,67 66 9 63,02 448,530 2 6 6 13 860
% 1,84

7 774 YUSUF ÖZEN 5C 14 0 14,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 0 9,00 13 2 12,33 65 3 64,00 445,568 1 7 7 14 1000
% 2,14

8 478 ALİ RI * AKDAA 5A 11 4 9,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 13 2 12,33 14 1 13,67 66 9 63,00 443,027 2 8 8 20 1114
% 2,39

9 586 MİKAİL  KIN 5C 10 5 8,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 13 1 12,67 14 1 13,67 66 8 63,34 440,694 2 9 9 21 1227
% 2,63

10 497 EYMEN SELİM ÖNALDI 5A 14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 3 9,00 12 3 11,00 65 8 62,34 436,786 3 10 10 25 1463
% 3,13

11 779 ZEYNEP ÖZTÜRK 5C 14 1 13,67 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 3 8,00 14 1 13,67 62 10 58,68 433,715 3 11 11 26 1666
% 3,57

12 540 KAAN KÜÇÜKERDEMİR 5B 12 3 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 12 3 11,00 12 3 11,00 65 10 61,67 432,485 3 12 12 27 1723
% 3,69

13 610 AYCAN ŞİRİN 5D 12 2 11,33 9 1 8,67 8 1 7,67 10 0 10,00 11 3 10,00 13 2 12,33 63 9 60,00 430,694 3 13 13 30 1828
% 3,92

14 739 ARHAN ERSOY 5B 11 4 9,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 14 1 13,67 11 4 9,67 64 11 60,35 429,999 4 14 14 32 1863
% 3,99

15 484 BERRE SU ÖREN 5A 12 3 11,00 10 0 10,00 8 1 7,67 8 1 7,67 12 2 11,33 12 2 11,33 62 9 59,00 429,169 4 15 15 34 1937
% 4,15

16 553 YEKTA CAN 5B 10 5 8,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 11 2 10,33 14 1 13,67 63 10 59,66 424,957 5 16 16 39 2219
% 4,75

17 22 ECE BERAY IŞIK 5M 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 11 4 9,67 11 4 9,67 63 12 59,01 422,894 1 17 17 42 2356
% 5,05

18 1220 SALİH ŞANLIYURT 5C 12 3 11,00 10 0 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 11 4 9,67 13 2 12,33 62 13 57,67 422,672 4 18 18 43 2372
% 5,08

19 645 MİRAY ARPA 5D 13 2 12,33 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 3 9,00 13 2 12,33 60 13 55,66 421,213 4 19 19 45 2477
% 5,31

20 513 YUSUF EYMEN AKYEL 5A 14 1 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 7 5,67 12 3 11,00 63 12 59,01 418,475 5 20 20 50 2693
% 5,77

21 494 ELİF EYLÜL BAŞARAN 5A 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 6 7,00 12 3 11,00 63 12 59,00 418,316 6 21 21 51 2707
% 5,80

22 594 SEMİNA CENLAN 5C 11 2 10,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 4 8,67 13 2 12,33 61 11 57,33 418,156 5 22 22 52 2716
% 5,82

23 537 ERVA PINARBAŞI 5B 9 6 7,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 13 2 12,33 12 3 11,00 63 12 59,00 417,677 6 23 23 53 2767
% 5,93

24 770 ARAS BAKİOĞLU 5C 11 4 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 4 8,67 14 1 13,67 61 13 56,68 417,325 6 24 24 54 2792
% 5,98

25 545 NURAY ERVA ERDOĞAN5B 14 1 13,67 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 4 5,67 13 1 12,67 59 11 55,34 415,684 7 25 25 58 2929
% 6,28

26 661 SENA ŞENEL 5D 13 2 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 11 2 10,33 10 3 9,00 59 12 54,99 414,720 5 26 26 60 3018
% 6,47

27 504 REYYAN GÜLER 5A 9 3 8,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 11 4 9,67 14 1 13,67 60 12 56,00 414,463 7 27 27 63 3043
% 6,52

28 743 ÇINAR ASLAN KORKMAZ5A 10 4 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 1 9,67 11 3 10,00 61 8 58,34 410,490 8 28 28 72 3394
% 7,27

29 588 ÖMER ATABEY 5C 11 3 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 12 1 11,67 10 5 8,33 59 13 54,67 408,792 7 29 29 79 3569
% 7,65

30 183 NURBANU ÇALIK 5C 9 4 7,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 12 2 11,33 11 3 10,00 60 11 56,33 407,553 8 30 30 83 3680
% 7,88

31 441 YAĞIZ BERK KARAKAŞ 5L 11 4 9,67 8 1 7,67 8 2 7,33 9 1 8,67 11 4 9,67 12 3 11,00 59 15 54,01 407,357 1 31 31 84 3701
% 7,93

32 11 SARYA OĞUZ  11 2 10,33 7 1 6,67 7 2 6,33 9 1 8,67 12 3 11,00 10 3 9,00 56 12 52,00 403,257 1 32 32 93 4076
% 8,73

33 652 Ö ZEHRA KALAYCIOĞLU5D 10 4 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 3 9,00 12 3 11,00 59 13 54,67 402,521 6 33 33 95 4145
% 8,88
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

KATILIMLAR

34 546 ÖMER EMİR YAZICI 5B 9 6 7,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 11 4 9,67 13 2 12,33 59 16 53,67 402,160 8 34 34 96 4180
% 8,96

35 556 MERT BOLA T 5A 10 5 8,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 6 7,00 13 2 12,33 60 15 54,99 400,095 9 35 35 103 4377
% 9,38

36 968 AHMET EMİR GEZER 5G 11 4 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 5 8,33 12 3 11,00 58 17 52,33 399,492 1 36 36 104 4432
% 9,50

37 530 DAMLA SERT 5B 13 2 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 6 7,00 11 4 9,67 57 18 50,99 397,485 9 37 37 113 4652
% 9,97

38 1011 ŞEVVAL AK 5L 10 5 8,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 13 2 12,33 7 3 6,00 58 12 54,00 396,135 2 38 38 116 4808
% 10

39 584 AYSİMA SERİN 5B 11 4 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 7 5,67 13 2 12,33 58 17 52,34 394,914 10 39 39 123 4935
% 11

40 705 KAHRA *N ULUKAYA 5M 11 4 9,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 5 8,33 10 5 8,33 59 16 53,66 394,530 2 40 40 124 4977
% 11

41 485 BEYZANUR DEMİRTAŞ 5A 10 5 8,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 3 5,00 8 5 6,33 14 1 13,67 56 16 50,67 394,338 10 41 41 127 5002
% 11

42 518 ECE RE GİN KAYABAŞI 5A 11 4 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 7 5,67 14 1 13,67 56 19 49,67 393,325 11 42 42 130 5117
% 11

43 422 ECE AKBULUT 5C 9 5 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 2 6,33 13 1 12,67 57 10 53,67 393,157 9 43 43 131 5141
% 11

44 550 TUNA KURTULUŞ 5B 10 4 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 2 9,33 11 4 9,67 56 15 51,00 391,762 11 44 44 134 5265
% 11

45 503 NİHAT GÜNEY 5A 6 8 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 13 2 12,33 12 3 11,00 58 16 52,66 391,536 12 45 45 135 5284
% 11

46 487 CEM*  SANCAKLI 5A 10 4 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 4 7,67 12 3 11,00 56 16 50,68 391,337 13 46 46 137 5305
% 11

47 568 İREM ÜNLÜ 5C 10 5 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 5 6,33 13 2 12,33 57 16 51,66 391,173 10 47 47 138 5328
% 11

48 491 DAMLA EROĞLAN 5A 9 6 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 4 8,67 13 2 12,33 56 18 49,99 391,046 14 48 48 139 5346
% 11

49 679 ECRİN NAZ 5G 10 5 8,33 8 2 7,33 7 2 6,33 8 2 7,33 11 4 9,67 11 3 10,00 55 18 48,99 389,179 2 49 49 142 5541
% 12

50 713 NİGAR VURAL 5B 10 5 8,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 4 8,67 11 4 9,67 57 17 51,34 389,148 12 50 50 143 5544
% 12

51 209 EMİR MUTLU 5H 11 4 9,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 11 2 10,33 11 4 9,67 53 20 46,34 389,008 1 51 51 145 5559
% 12

52 563 EYLÜL ER 5C 9 5 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 4 7,67 12 3 11,00 57 15 52,00 388,693 11 52 52 146 5593
% 12

53 392 EBRAR KUYU 5I 12 3 11,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 3 7,00 10 5 8,33 56 15 51,00 388,550 1 53 53 147 5609
% 12

54 527 AZRA EVCİ 5B 11 4 9,67 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 12 3 11,00 9 6 7,00 55 20 48,34 386,828 13 54 54 152 5837
% 13

55 496 ERVAHAYAL GÜLER 5B 10 5 8,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 8 4,33 13 2 12,33 58 17 52,33 386,826 14 55 55 153 5838
% 13

56 1905 YUNUS EMRE İNAL 5A 8 3 7,00 10 0 10,00 7 2 6,33 8 1 7,67 10 5 8,33 12 3 11,00 55 14 50,33 386,139 15 56 56 155 5911
% 13

57 482 ASLI GİZEM YAZICI 5A 4 4 2,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 3 7,00 15 0 15,00 55 9 52,00 384,190 16 57 57 159 6143
% 13

58 432 ZEYNEP KORKMAZ 5K 12 2 11,33 8 2 7,33 6 2 5,33 8 0 8,00 9 3 8,00 8 1 7,67 51 10 47,66 383,409 1 58 58 160 6235
% 13

59 1094 ZEYNEP NİLYA AÇAR 5A 10 4 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 11 3 10,00 9 4 7,67 54 17 48,35 381,977 17 59 59 164 6409
% 14

60 698 AHMETYAVUZ ÖZCAN 5L 11 4 9,67 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 11 4 9,67 9 6 7,00 55 20 48,34 381,944 3 60 60 165 6413
% 14

61 413 AYMİNA PALABIYIK 5M 10 5 8,33 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 5 8,33 8 1 7,67 55 14 50,33 379,731 3 61 61 170 6680
% 14

62 158 BUĞLEM YÜCEL 5M 10 5 8,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 6 6,00 11 4 9,67 56 18 50,00 379,080 4 62 62 175 6756
% 14

63 969 MERYEM SAGI 5E 10 5 8,33 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 6 7,00 11 4 9,67 55 20 48,34 378,193 2 63 63 179 6866
% 15

64 52 ZÜ GÖR   R ALVER 5I 10 5 8,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 7 5,67 12 3 11,00 55 20 48,33 377,839 2 64 64 180 6905
% 15

65 2 ELANUR ŞIK 5E 9 6 7,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 9 5 7,33 13 2 12,33 53 21 45,99 377,482 3 65 65 182 6949
% 15

66 71 AYŞE NAZ KESER 5E 12 3 11,00 4 6 2,00 3 6 1,00 10 0 10,00 11 4 9,67 10 5 8,33 50 24 42,00 376,219 4 66 66 184 7118
% 15
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
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Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

KATILIMLAR

67 549 SUDE ÖNGE 5B 12 2 11,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 4 7,67 7 8 4,33 55 17 49,33 375,910 15 67 67 185 7162
% 15

68 548 SU ÖYKÜ YÜCEL 5B 8 7 5,67 10 0 10,00 8 1 7,67 10 0 10,00 8 5 6,33 12 3 11,00 56 16 50,67 375,714 16 68 68 186 7189
% 15

69 477 ENSAR KORKMAZ 5C 12 2 11,33 9 1 8,67 7 3 6,00 6 2 5,33 6 4 4,67 11 4 9,67 51 16 45,67 375,244 12 69 69 187 7247
% 16

70 1136 MERV  GÜLTEKİN 5I 10 5 8,33 10 0 10,00 6 4 4,67 8 2 7,33 10 5 8,33 10 5 8,33 54 21 46,99 374,926 3 70 70 188 7288
% 16

71 544 ANDAÇ FAKİÇ 5B 8 7 5,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 5 8,33 12 3 11,00 54 21 47,00 374,320 17 71 71 193 7370
% 16

72 780 ZEYNEP NEHİR İLGÜN 5A 8 7 5,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 11 4 9,67 10 5 8,33 55 20 48,34 373,583 18 72 72 195 7453
% 16

73 16 MUSA KUZU 5K 10 5 8,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 6 6,00 11 4 9,67 54 20 47,33 373,340 2 73 73 196 7483
% 16

74 570 KUZEY T NSEL 5C 10 5 8,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 6 7,00 54 16 48,66 372,602 13 74 74 199 7585
% 16

75 335 KEREM ŞAYAN 5L 10 5 8,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 8 4,33 11 4 9,67 56 19 49,67 372,524 4 75 75 200 7599
% 16

76 708 MELİKE SALCI 5G 9 6 7,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 6 6,00 12 3 11,00 54 20 47,34 371,907 3 76 76 203 7689
% 16

77 32 BATU BUĞRA SEVİM 5M 9 6 7,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 3 9,00 10 5 8,33 53 20 46,33 371,725 5 77 77 205 7721
% 17

78 662 SERRA SENA DOĞAN 5D 11 2 10,33 10 0 10,00 11 1 10,67 9 3 8,00 41 6 39,00 371,542 7 78 78 206 7751
% 17

79 509 YAĞMUR GÜLER 5A 12 1 11,67 6 1 5,67 4 6 2,00 7 1 6,67 9 2 8,33 9 5 7,33 47 16 41,67 371,253 19 79 79 208 7793
% 17

80 615 BERAT  SON* 5D 9 6 7,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 4 7,67 12 3 11,00 51 22 43,67 370,582 8 80 80 211 7898
% 17

81 524 ALPEREN PADAR 5B 7 8 4,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 6 7,00 13 2 12,33 54 21 46,99 370,243 18 81 81 212 7948
% 17

82 339 ÖMER EFE EŞİYOK 5G 9 6 7,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 6 6,00 12 3 11,00 53 21 46,00 369,507 4 82 82 215 8030
% 17

83 576 ENES CEVAHİR 5C 10 5 8,33 10 0 10,00 6 4 4,67 9 1 8,67 9 3 8,00 9 6 7,00 53 19 46,67 368,724 14 83 83 217 8141
% 17

84 510 ZEHR  BEREN GÜLER 5A 11 2 10,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 6 6 4,00 9 6 7,00 54 16 48,66 368,477 20 84 84 220 8174
% 18

85 552 YAĞIZ EMİR GÖKTÜRK 5A 7 6 5,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 1 7,67 9 4 7,67 12 3 11,00 52 18 46,00 368,371 21 85 85 221 8189
% 18

86 148 BERİL ADA ŞAHİ N 5L 10 5 8,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 9 6 7,00 9 6 7,00 54 21 47,00 368,271 5 86 86 222 8204
% 18

87 488 CEMRE SAVAŞ 5A 6 0 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 4 7,67 10 5 8,33 52 12 48,01 367,867 22 87 87 223 8267
% 18

88 573 MİNA SU BİL* 5C 7 4 5,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 2 9,33 9 6 7,00 53 15 48,00 367,381 15 88 88 227 8344
% 18

89 981 BEYZA ÇAKIR 5E 11 4 9,67 8 2 7,33 3 6 1,00 8 2 7,33 6 6 4,00 13 1 12,67 49 21 42,00 367,157 5 89 89 230 8381
% 18

90 481 EBRU AŞIKÇI 5C 9 5 7,33 10 0 10,00 6 3 5,00 8 1 7,67 7 3 6,00 11 3 10,00 51 15 46,00 367,019 16 90 90 231 8410
% 18

91 745 AHMET MERT AYTAÇ 5A 6 7 3,67 9 1 8,67 9 0 9,00 10 0 10,00 8 5 6,33 12 2 11,33 54 15 49,00 366,865 23 91 91 233 8441
% 18

92 649 NİSAN EDA KARAKAŞ 5D 11 4 9,67 8 2 7,33 4 6 2,00 6 4 4,67 8 3 7,00 11 3 10,00 48 22 40,67 366,695 9 92 92 234 8463
% 18

93 930 AZRAS AĞLAM 5L 7 8 4,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 6 7,00 11 4 9,67 55 20 48,34 364,881 6 93 93 239 8709
% 19

94 8 MEHMEDAKİF ÇOBANOĞLU5I 8 7 5,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 5 8,33 9 6 7,00 55 20 48,33 364,807 4 94 94 241 8716
% 19

95 511 ZEHRA PINARBAŞI 5A 8 7 5,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 5 8,33 10 5 8,33 53 22 45,66 364,678 24 95 95 242 8728
% 19

96 195 ÖMER EGE SEÇİK 5E 9 6 7,00 10 0 10,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 8 4,33 13 2 12,33 52 23 44,33 364,422 6 96 96 244 8761
% 19

97 603 YAVUZ SELİM TEKİN 5C 1 1 0,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 3 9,00 15 0 15,00 44 6 42,01 363,980 17 97 97 247 8834
% 19

98 506 AHMET EMİN KILIÇ 5G 7 8 4,33 9 1 8,67 5 5 3,33 9 1 8,67 11 4 9,67 11 4 9,67 52 23 44,34 363,610 5 98 98 248 8880
% 19

99 1060 BEREN BELET 5H 7 8 4,33 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 11 2 10,33 9 6 7,00 53 20 46,33 363,430 2 99 99 250 8900
% 19
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

KATILIMLAR

100 547 RÜZGAR YANIK 5B 12 3 11,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 3 1 2,67 8 2 7,33 50 9 47,00 362,852 19 100 100 252 8977
% 19

101 499 KAYRA ULUÖZ 5A 7 7 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 10 4 8,67 11 4 9,67 51 22 43,68 362,447 25 101 101 255 9036
% 19

102 641 HASAN EMİR ÇETİN 5D 5 8 2,33 9 1 8,67 7 3 6,00 5 3 4,00 11 2 10,33 12 2 11,33 49 19 42,66 362,405 10 102 102 256 9044
% 19

103 523 AHMET TUNA 5B 10 5 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 7 5,67 9 6 7,00 54 21 47,00 362,327 20 103 103 258 9055
% 19

104 657 ÇINAR ALİ TİRYAKİ 5E 10 5 8,33 7 3 6,00 5 5 3,33 9 1 8,67 9 4 7,67 10 5 8,33 50 23 42,33 362,284 7 104 104 259 9060
% 19

105 479 AFRA ZEYNEP ONGUN 5A 10 5 8,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 6 5,00 9 6 7,00 54 19 47,66 361,544 26 105 105 263 9179
% 20

106 361 ANIL MUTLU 5E 10 3 9,00 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 3 5,00 9 5 7,33 50 16 44,66 358,664 8 106 106 271 9621
% 21

107 418 CEYLİN TEKİN 5C 8 7 5,67 6 4 4,67 7 3 6,00 5 4 3,67 10 2 9,33 11 4 9,67 47 24 39,01 357,618 18 107 107 274 9770
% 21

108 451 KATRE AYAR 5C 9 6 7,00 7 3 6,00 5 5 3,33 9 1 8,67 8 4 6,67 11 4 9,67 49 23 41,34 356,538 19 108 108 279 9931
% 21

109 6 ELİF NUR GÜNGÖR 5E 8 7 5,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 2 9,33 9 6 7,00 50 22 42,66 356,301 9 109 109 281 9977
% 21

110 738 ALPER ÖZGÜR 5B 5 10 1,67 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 11 4 9,67 11 4 9,67 52 23 44,34 356,282 21 110 110 282 9981
% 21

111 521 ABDULLAH UYSAL 5B 11 4 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 8 4,33 8 7 5,67 53 22 45,67 355,935 22 111 111 285 10027
% 21

112 405 AYBÜKE BİLGE BARIŞ 5E 8 7 5,67 6 4 4,67 3 7 0,67 6 4 4,67 12 3 11,00 11 4 9,67 46 29 36,35 355,678 10 112 112 286 10060
% 22

113 0 SEMİH ERGÜL 5F 11 4 9,67 8 1 7,67 6 4 4,67 10 0 10,00 10 5 8,33 6 9 3,00 51 23 43,34 354,627 1 113 113 289 10205
% 22

114 226 ÖZLEM ÖZKADAM 5L 10 5 8,33 10 0 10,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 11 4 9,67 8 7 5,67 47 28 37,67 352,949 7 114 114 298 10462
% 22

115 507 SİNEM ŞENGÜN 5A 7 5 5,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 6 4,00 11 3 10,00 51 17 45,33 352,932 27 115 115 299 10464
% 22

116 539 İREM LİVA AÇIKEL 5B 8 7 5,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 6 6,00 8 0 8,00 50 17 44,34 352,543 23 116 116 301 10528
% 23

117 795 ESİL KILIÇASLAN 5B 8 7 5,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 4 6,67 9 5 7,33 51 20 44,34 352,250 24 117 117 303 10577
% 23

118 427 HİRA ÇELİK 5F 9 6 7,00 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 7 4 5,67 10 4 8,67 49 21 42,01 352,211 2 118 118 304 10581
% 23

119 674 ECRİN ADA KERVAN 5A 11 4 9,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 1 7,67 5 4 3,67 9 6 7,00 49 19 42,68 352,059 28 119 119 305 10594
% 23

120 493 ELA SARE KAYAN 5A 8 5 6,33 6 3 5,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 4 7,67 9 5 7,33 48 21 40,99 351,045 29 120 120 310 10737
% 23

121 86 BEREN FIRAT 5E 7 8 4,33 7 2 6,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 7 4,67 13 2 12,33 49 24 40,99 350,265 11 121 121 314 10864
% 23

122 841 EMİR DEMİR    Ş 5A 6 3 5,00 9 1 8,67 8 1 7,67 10 0 10,00 4 3 3,00 11 1 10,67 48 9 45,01 349,603 30 122 122 318 10992
% 24

123 36 ELİF DEMİRYÜREK 5M 10 5 8,33 8 2 7,33 1 9 -2,00 9 1 8,67 12 3 11,00 7 8 4,33 47 28 37,66 349,342 6 123 123 319 11040
% 24

124 529 CEYLİN ATEŞ 5D 8 2 7,33 9 0 9,00 8 0 8,00 5 1 4,67 8 2 7,33 7 5 5,33 45 10 41,66 349,240 11 124 124 320 11059
% 24

125 12 ELİF SARI 5G 12 3 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 1 2 0,33 47 11 43,33 349,035 6 125 125 322 11094
% 24

126 502 NEHİR ORHAN 5A 3 1 2,67 2 0 2,00 8 0 8,00 10 0 10,00 7 0 7,00 12 2 11,33 42 3 41,00 348,555 31 126 126 326 11160
% 24

127 423 EMİR VARDAR 5C 5 6 3,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 5 5,33 12 3 11,00 49 19 42,66 347,412 20 127 127 332 11339
% 24

128 404 BARI  HASANOV 5G 6 6 4,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 3 5,00 9 3 8,00 9 3 8,00 47 18 41,00 347,150 7 128 128 336 11387
% 24

129 153 ALİ EFE HOROZ 5L 8 7 5,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 12 3 11,00 7 8 4,33 48 27 39,00 346,674 8 129 129 338 11458
% 25

130 46 KAANBERK KARATAŞ 5L 8 7 5,67 7 3 6,00 3 7 0,67 7 3 6,00 9 6 7,00 12 3 11,00 46 29 36,34 346,476 9 130 130 340 11494
% 25

131 355 ALTUĞ UĞUR 5K 6 6 4,00 7 2 6,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 5 5,33 11 4 9,67 49 19 42,67 346,394 3 131 131 342 11509
% 25

132 407 ERVA NUR ÇEŞME 5F 8 7 5,67 7 3 6,00 5 5 3,33 10 0 10,00 8 7 5,67 11 4 9,67 49 26 40,34 346,380 3 132 132 343 11511
% 25
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

KATILIMLAR

133 429 MUHAMMED HAMZA 5G 9 6 7,00 9 1 8,67 5 5 3,33 7 1 6,67 7 4 5,67 10 5 8,33 47 22 39,67 346,004 8 133 133 346 11575
% 25

134 561 DENİZ ALAKURT 5B 4 6 2,00 8 2 7,33 7 2 6,33 8 1 7,67 7 4 5,67 13 2 12,33 47 17 41,33 345,696 25 134 134 347 11634
% 25

135 595 SAMİ ÇALIK 5C 11 3 10,00 10 0 10,00 7 1 6,67 4 0 4,00 4 1 3,67 7 3 6,00 43 8 40,34 345,292 21 135 135 350 11698
% 25

136 0 *EN            * 5C 4 10 0,67 10 0 10,00 4 3 3,00 9 1 8,67 8 3 7,00 13 2 12,33 48 19 41,67 345,042 22 136 136 352 11741
% 25

137 1165 SALİH SARAÇO LU 5I 12 2 11,33 8 2 7,33 2 5 0,33 7 3 6,00 7 8 4,33 9 6 7,00 45 26 36,32 344,421 5 137 137 360 11860
% 25

138 5 DEFNE TIRMIK 5E 11 4 9,67 8 2 7,33 3 7 0,67 8 2 7,33 8 4 6,67 8 7 5,67 46 26 37,34 344,193 12 138 138 361 11911
% 26

139 644 MİRAÇ EFE YILDIZ 5D 10 5 8,33 7 3 6,00 4 6 2,00 10 0 10,00 8 7 5,67 9 6 7,00 48 27 39,00 343,927 12 139 139 363 11954
% 26

140 388 SAİT YAZICI 5I 9 6 7,00 9 1 8,67 4 6 2,00 5 5 3,33 9 6 7,00 10 5 8,33 46 29 36,33 343,618 6 140 140 365 11998
% 26

141 445 SUDENAZ DOKUMAN 5I 9 6 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 10 5 8,33 7 7 4,67 48 26 39,33 343,547 7 141 141 366 12012
% 26

142 731 MEHMET URAL 5G 9 6 7,00 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 6 8 3,33 9 4 7,67 50 22 42,67 343,000 9 142 142 370 12105
% 26

143 599 YAĞMUR BAL 5C 11 4 9,67 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 7 3,67 9 6 7,00 47 26 38,34 342,884 23 143 143 372 12122
% 26

144 660 SAMİRA KONUŞKAN 5D 10 4 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 4 8 1,33 9 5 7,33 50 20 43,33 342,611 13 144 144 373 12172
% 26

145 512 NEHİR BACAKSIZ 5A 11 4 9,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 7 8 4,33 7 8 4,33 49 26 40,33 341,104 32 145 145 384 12389
% 27

146 205 HARUN SELİM SANCAK5M 8 7 5,67 6 4 4,67 5 5 3,33 10 0 10,00 12 1 11,67 6 9 3,00 47 26 38,34 341,066 7 146 146 385 12397
% 27

147 670 ZÜMRA ESLEM YILDIRIM5D 9 5 7,33 9 1 8,67 6 3 5,00 8 2 7,33 8 7 5,67 8 6 6,00 48 24 40,00 340,940 14 147 147 387 12414
% 27

148 14 ECRİN ADA ABAY 5L 7 8 4,33 8 2 7,33 5 5 3,33 8 2 7,33 10 5 8,33 9 6 7,00 47 28 37,65 337,203 10 148 148 400 13007
% 28

149 536 ELFİN NİSA AŞÇI 5B 10 4 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 4 1 3,67 7 3 6,00 44 15 39,01 336,598 26 149 149 403 13095
% 28

150 440 BASMA ABDULLAH 5H 10 5 8,33 6 4 4,67 6 4 4,67 5 3 4,00 9 6 7,00 8 7 5,67 44 29 34,34 336,310 3 150 150 404 13138
% 28

151 160 KAANÜSTÜN 5I 7 8 4,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 5 10 1,67 13 2 12,33 48 27 38,99 336,245 8 151 151 405 13145
% 28

152 642 İKRA BOLAT 5D 9 6 7,00 10 0 10,00 6 4 4,67 6 4 4,67 7 5 5,33 8 5 6,33 46 24 38,00 335,976 15 152 152 407 13178
% 28

153 597 YAĞMUR ATEŞ 5C 10 5 8,33 8 1 7,67 7 3 6,00 2 0 2,00 2 2 1,33 11 2 10,33 40 13 35,66 335,880 24 153 153 408 13194
% 28

154 341 NESİBE GÜNKAYA 5K 10 5 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 6 7 3,67 7 6 5,00 48 23 40,33 335,154 4 154 154 413 13325
% 29

155 722 BEREN ÇELEBİ 5L 7 7 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 3 5 1,33 11 2 10,33 8 7 5,67 43 27 34,00 335,000 11 155 155 415 13365
% 29

156 3 RIDVAN VARDAR 5E 4 3 3,00 6 3 5,00 5 0 5,00 8 2 7,33 13 2 12,33 6 6 4,00 42 16 36,66 334,833 13 156 156 418 13395
% 29

157 560 ESMA N R ÖZDEMİR 5C 10 5 8,33 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 7 7 4,67 10 4 8,67 43 30 33,01 334,282 25 157 157 422 13479
% 29

158 567 FİRDEVS AKMAN 5C 9 6 7,00 8 2 7,33 5 5 3,33 9 1 8,67 2 4 0,67 12 3 11,00 45 21 38,00 334,049 26 158 158 423 13511
% 29

159 424 ELİF AYDİLEK 5C 10 5 8,33 5 5 3,33 5 3 4,00 5 3 4,00 6 1 5,67 8 2 7,33 39 19 32,66 333,434 27 159 159 429 13605
% 29

160 1186 UBEYDULLAH SARAÇOĞLU5L 11 4 9,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 4 4,67 10 5 8,33 7 8 4,33 42 33 31,00 332,718 12 160 160 431 13727
% 29

161 528 ÇAHAN ARAS ŞENGÖZ 5B 8 6 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 8 4,33 9 6 7,00 47 27 37,99 331,665 27 161 161 433 13875
% 30

162 519 ASYA YILMAZ 5B 8 7 5,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 3 9,00 4 3 3,00 44 21 37,00 331,257 28 162 162 434 13947
% 30

163 538 EYMEN ÇARDAKLI 5B 6 9 3,00 6 4 4,67 5 5 3,33 8 2 7,33 10 5 8,33 10 5 8,33 45 30 34,99 331,230 29 163 163 435 13953
% 30

164 565 EYMEN BÜYÜKESKİCİ 5C 6 7 3,67 6 4 4,67 8 0 8,00 4 5 2,33 7 1 6,67 9 0 9,00 40 17 34,34 331,087 28 164 164 436 13978
% 30

165 609 ARDA BOZKURT 5C 9 6 7,00 8 1 7,67 6 3 5,00 6 0 6,00 4 2 3,33 9 4 7,67 42 16 36,67 330,620 29 165 165 440 14054
% 30

                                              5 / 14



OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

KATILIMLAR

166 268 ÇAĞLA BİLGE 5H 7 8 4,33 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 12 1 11,67 6 9 3,00 44 29 34,33 330,242 4 166 166 444 14120
% 30

167 554 EMİR YORGANCI 5K 2 3 1,00 1 1 0,67 3 2 2,33 8 2 7,33 9 6 7,00 14 1 13,67 37 15 32,00 330,084 5 167 167 446 14152
% 30

168 270 YAREN TOYGA 5F 11 2 10,33 8 1 7,67 5 2 4,33 4 3 3,00 4 3 3,00 7 4 5,67 39 15 34,00 329,398 4 168 168 448 14261
% 31

169 754 KUZEY RECAİ IŞIK 5D 9 4 7,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 3 4,00 5 6 3,00 8 7 5,67 45 22 37,68 329,155 16 169 169 449 14297
% 31

170 1083 ÇINAR YEŞİLTEPE 5K 9 6 7,00 4 6 2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 9 4 7,67 9 6 7,00 40 33 29,00 328,229 6 170 170 454 14440
% 31

171 430 HEVAL BAĞCI 5M 9 6 7,00 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 11 4 9,67 6 9 3,00 43 32 32,34 328,143 8 171 171 455 14450
% 31

172 384 BERRA ÖNDEŞ 5L 8 7 5,67 7 3 6,00 4 6 2,00 6 4 4,67 9 6 7,00 9 5 7,33 43 31 32,67 328,021 13 172 172 457 14470
% 31

173 558 ZEYNEP ŞİMŞEK 5B 9 6 7,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 7 5,67 2 1 1,67 46 17 40,34 327,599 30 173 173 459 14546
% 31

174 866 AHMET YILMAZ 5G 8 4 6,67 7 3 6,00 5 4 3,67 7 2 6,33 3 6 1,00 12 3 11,00 42 22 34,67 327,564 10 174 174 460 14553
% 31

175 434 ZEYNEP İLGEN 5K 11 4 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 8 4,33 5 10 1,67 47 28 37,66 326,802 7 175 175 463 14701
% 31

176 93 ECEM TOSUNN 5I 11 4 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 9 3,00 6 9 3,00 47 28 37,67 326,189 9 176 176 468 14786
% 32

177 663 ŞEVKET AYAZ AŞIK 5D 8 6 6,00 8 2 7,33 5 4 3,67 3 7 0,67 5 4 3,67 11 3 10,00 40 26 31,34 325,023 17 177 177 475 14990
% 32

178 0 ENES ŞAFAK 5L 8 7 5,67 8 2 7,33 5 5 3,33 8 2 7,33 8 7 5,67 8 7 5,67 45 30 35,00 323,248 14 178 178 487 15314
% 33

179 446 K DİR TÜYSÜZ 5M 10 5 8,33 5 5 3,33 4 5 2,33 9 1 8,67 6 9 3,00 9 6 7,00 43 31 32,66 322,258 9 179 179 490 15495
% 33

180 109 ZARA EYLÜL HASTUNC5H 9 5 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 1 1 0,67 9 4 7,67 42 17 36,34 321,703 5 180 180 494 15584
% 33

181 296 SUDE GÜNDOĞDU 5I 4 1 3,67 6 2 5,33 3 1 2,67 1 1 0,67 7 4 5,67 11 0 11,00 32 9 29,01 321,565 10 181 181 495 15609
% 33

182 963 SİNEM AYTEKİN 5E 4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 7 3 6,00 11 3 10,00 11 4 9,67 41 33 30,00 321,149 14 182 182 496 15678
% 34

183 1075 SÜNDÜZ DAHIR 5L 7 8 4,33 6 4 4,67 6 4 4,67 10 0 10,00 11 3 10,00 5 10 1,67 45 29 35,34 321,035 15 183 183 498 15692
% 34

184 543 KERİM KAÇAN 5B 7 8 4,33 5 5 3,33 4 6 2,00 9 1 8,67 9 6 7,00 9 6 7,00 43 32 32,33 320,979 31 184 184 499 15702
% 34

185 409 MEHMETÇINAR SARICI 5I 11 4 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 5 5 3,33 43 12 39,00 320,621 11 185 185 501 15767
% 34

186 591 SELİN ÇİNİCİOĞLU 5C 9 5 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 3 4 1,67 7 2 6,33 42 18 36,00 320,385 30 186 186 502 15819
% 34

187 531 EREN ALP BOZKURT 5C 8 7 5,67 5 5 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 4 4 2,67 9 5 7,33 43 24 35,00 320,216 31 187 187 504 15845
% 34

188 630 EMİR TOPLU 5D 10 3 9,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 2 5,33 40 11 36,33 319,425 18 188 188 510 15987
% 34

189 627 ELA ALADAĞ 5D 12 3 11,00 8 2 7,33 3 7 0,67 6 4 4,67 3 12 -1,00 10 5 8,33 42 33 31,00 319,144 19 189 189 512 16037
% 34

190 489 ÇINAR ÇİÇEK 5A 9 6 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 8 7 5,67 7 8 4,33 43 32 32,34 318,941 33 190 190 513 16059
% 34

191 608 ALİ EYMEN GÜLER 5D 3 12 -1,00 5 5 3,33 4 6 2,00 9 1 8,67 9 3 8,00 12 3 11,00 42 30 32,00 317,909 20 191 191 517 16262
% 35

192 726 BEGÜM HİRA NALÇA 5I 9 6 7,00 6 4 4,67 4 6 2,00 8 2 7,33 5 8 2,33 10 5 8,33 42 31 31,66 317,763 12 192 192 520 16294
% 35

193 668 ABDULLAH KEREM DOKUR5F 10 3 9,00 8 2 7,33 5 4 3,67 8 2 7,33 4 6 2,00 7 7 4,67 42 24 34,00 317,442 5 193 193 521 16350
% 35

194 613 BERAT DAĞLI 5D 8 5 6,33 8 2 7,33 5 4 3,67 5 3 4,00 5 9 2,00 10 4 8,67 41 27 32,00 317,297 21 194 194 523 16385
% 35

195 541 KEREM COŞKUNER 5B 6 6 4,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 8 4,33 9 6 7,00 44 28 34,66 317,079 32 195 195 527 16438
% 35

196 23 ŞEHNAZ GÜJ 5F 9 6 7,00 9 1 8,67 5 5 3,33 7 3 6,00 8 7 5,67 6 9 3,00 44 31 33,67 316,930 6 196 196 528 16458
% 35

197 172 DUYGU FİDAN 5K 10 5 8,33 7 3 6,00 3 7 0,67 3 7 0,67 8 7 5,67 8 7 5,67 39 36 27,01 315,996 8 197 197 533 16607
% 36

198 559 ZEYNEP ELA ÖZTÜRK 5B 10 5 8,33 10 0 10,00 7 3 6,00 6 3 5,00 5 3 4,00 3 4 1,67 41 18 35,00 315,642 33 198 198 536 16666
% 36
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

KATILIMLAR

199 1110 GÜLBAHAR AYLAÇ 5G 9 6 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 8 7 5,67 6 9 3,00 43 32 32,34 315,190 11 199 199 540 16751
% 36

200 92 ÖMER FARUK KORKMAZ5H 6 9 3,00 9 1 8,67 4 6 2,00 5 5 3,33 9 6 7,00 9 6 7,00 42 33 31,00 314,695 6 200 200 542 16831
% 36

201 505 SELEN SALKIÇ 5A 9 6 7,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 5 2 4,33 42 10 38,67 314,546 34 201 201 543 16859
% 36

202 395 AZRA BEREN ACAR 5M 8 7 5,67 4 5 2,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 7 5,67 8 7 5,67 41 33 30,01 314,068 10 202 202 544 16948
% 36

203 277 NEHİRNUR YILMAZ 5K 7 7 4,67 7 3 6,00 7 1 6,67 8 2 7,33 4 5 2,33 9 5 7,33 42 23 34,33 313,732 9 203 203 545 17022
% 36

204 465 MİRAÇ TEKİN 5I 6 9 3,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 6 7,00 6 9 3,00 46 29 36,34 313,602 13 204 204 546 17038
% 37

205 0 CEREN GÜNEŞ 5C 6 7 3,67 8 2 7,33 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 7 6 5,00 42 24 34,00 313,117 32 205 205 550 17133
% 37

206 526 ASYA KAYA 5B 6 9 3,00 6 4 4,67 3 7 0,67 6 4 4,67 11 4 9,67 8 7 5,67 40 35 28,35 313,013 34 206 206 551 17146
% 37

207 617 CEM İLYAS BEKTAŞ 5D 3 3 2,00 5 2 4,33 5 2 4,33 6 4 4,67 8 1 7,67 8 3 7,00 35 15 30,00 311,824 22 207 207 558 17370
% 37

208 369 İDİL DERİN ÇAKIR 5E 7 8 4,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 6 9 3,00 10 5 8,33 42 33 30,99 311,737 15 208 208 559 17385
% 37

209 863 BERAT EROĞULU 5M 7 8 4,33 7 3 6,00 5 5 3,33 10 0 10,00 8 7 5,67 7 8 4,33 44 31 33,66 311,253 11 209 209 563 17483
% 37

210 753 MİA NUR BALCI 5A 7 8 4,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 8 4,33 5 4 3,67 44 25 35,66 310,213 35 210 210 571 17703
% 38

211 326 EMİN SERDAR 5L 10 5 8,33 10 0 10,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 6 9 3,00 7 8 4,33 42 33 30,99 310,076 16 211 211 573 17729
% 38

212 535 ELANUR AVŞAR 5B 8 7 5,67 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 3 2 2,33 7 8 4,33 43 22 35,67 309,466 35 212 212 575 17839
% 38

213 13 MERYEM ORHAN 5G 9 6 7,00 4 6 2,00 4 6 2,00 8 2 7,33 6 9 3,00 9 6 7,00 40 35 28,33 308,794 12 213 213 580 17957
% 38

214 680 DURU BERBER 5M 10 5 8,33 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 4 2,67 6 4 4,67 37 26 28,34 307,203 12 214 214 590 18275
% 39

215 1032 ALİ ÇAĞLAYAN 5K 7 6 5,00 8 2 7,33 7 3 6,00 4 4 2,67 6 6 4,00 7 5 5,33 39 26 30,33 306,402 10 215 215 596 18435
% 39

216 154 MUSAB BERK GÜNDÜZ5F 10 4 8,67 8 2 7,33 5 3 4,00 10 0 10,00 4 1 3,67 37 10 33,67 306,119 7 216 216 598 18483
% 40

217 635 EMRE TOPLU 5D 8 3 7,00 3 5 1,33 3 3 2,00 3 6 1,00 5 4 3,67 9 2 8,33 31 23 23,33 305,862 23 217 217 605 18552
% 40

218 168 ŞÜKRİYE ARSLANTAŞ 5M 8 7 5,67 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 7 4 5,67 40 16 34,67 305,186 13 218 218 607 18685
% 40

219 1248 ZÜMRA YILDIRIM 5G 7 7 4,67 8 2 7,33 4 5 2,33 7 3 6,00 7 6 5,00 7 7 4,67 40 30 30,00 304,019 13 219 219 615 18900
% 40

220 874 ***** 5G 7 8 4,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 7 5,67 3 3 2,00 41 25 32,66 303,209 14 220 220 620 19066
% 41

221 747 DENİZ EKİM 5C 2 10 -1,33 7 2 6,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 9 2,00 12 3 11,00 43 27 34,00 302,938 33 221 221 622 19113
% 41

222 637 ESİLA ÇELİK 5D 9 5 7,33 5 5 3,33 4 5 2,33 7 3 6,00 6 5 4,33 31 23 23,32 302,473 24 222 222 624 19195
% 41

223 47 MUHAMMED POYRAZ 5I 6 9 3,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 9 6 7,00 3 3 2,00 41 25 32,67 302,389 14 223 223 627 19213
% 41

224 213 EDA YILDIRIM 5F 7 8 4,33 9 1 8,67 5 5 3,33 7 3 6,00 8 7 5,67 6 9 3,00 42 33 31,00 302,282 8 224 224 629 19235
% 41

225 469 ELİSA DAL 5I 10 5 8,33 9 1 8,67 5 5 3,33 10 0 10,00 0 2 -0,67 4 1 3,67 38 14 33,33 301,318 15 225 225 632 19415
% 42

226 297 İBRAHİM HALİL KIZIL 5K 5 4 3,67 7 2 6,33 4 2 3,33 7 2 6,33 5 3 4,00 7 3 6,00 35 16 29,66 301,039 11 226 226 636 19477
% 42

227 939 ZEYNEP KOÇYİĞİT 5F 9 6 7,00 9 1 8,67 3 7 0,67 6 4 4,67 6 9 3,00 7 8 4,33 40 35 28,34 300,612 9 227 227 638 19570
% 42

228 293 ÖMER ŞENOL 5I 7 8 4,33 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 9 6 7,00 7 8 4,33 38 37 25,65 300,117 16 228 228 641 19654
% 42

229 65 ÖMER HAMZA ÖZ 5K 7 5 5,33 7 2 6,33 1 4 -0,33 5 4 3,67 6 4 4,67 7 3 6,00 33 22 25,67 299,896 12 229 229 644 19708
% 42

230 616 BUSE ALADAĞ 5D 8 7 5,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 7 -0,33 8 6 6,00 8 7 5,67 35 38 22,34 298,834 25 230 230 647 19938
% 43

231 317 BAŞAK UĞUR 5D 7 8 4,33 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 7 5,67 40 20 33,33 297,475 26 231 231 655 20178
% 43
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

KATILIMLAR

232 164 ÜMİT ALTUN 5G 10 5 8,33 8 2 7,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 9 6 7,00 38 37 25,66 296,985 15 232 232 659 20266
% 43

233 580 YUSUF AKHUNDOV 5E 10 5 8,33 9 1 8,67 3 7 0,67 9 1 8,67 2 12 -2,00 8 7 5,67 41 33 30,01 295,640 16 233 233 669 20520
% 44

234 1087 ELİF NAZ EVCİN 5H 7 7 4,67 8 2 7,33 6 3 5,00 2 8 -0,67 4 9 1,00 10 5 8,33 37 34 25,66 295,341 7 234 234 671 20585
% 44

235 98 CEREN TELLİ 5K 7 6 5,00 7 3 6,00 4 4 2,67 7 3 6,00 7 6 5,00 6 9 3,00 38 31 27,67 295,162 13 235 235 674 20610
% 44

236 240 AHMET KEREM POYRAZ5E 9 6 7,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 7 8 4,33 6 9 3,00 38 37 25,66 294,825 17 236 236 676 20668
% 44

237 448 BELİNAY YAMAN 5M 3 2 2,33 10 0 10,00 2 3 1,00 8 1 7,67 4 4 2,67 8 4 6,67 35 14 30,34 294,666 14 237 237 677 20690
% 44

238 486 BUĞRA YUNUS GÜMÜŞ5A 9 6 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 7 8 4,33 5 10 1,67 38 37 25,66 293,714 36 238 238 688 20870
% 45

239 129 HÜMA BAŞYEMENİCİ 5E 4 3 3,00 5 2 4,33 6 1 5,67 5 2 4,33 6 3 5,00 6 4 4,67 32 15 27,00 293,389 18 239 239 691 20926
% 45

240 223 HAKTA  YILDIRIM 5H 8 7 5,67 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 7 8 4,33 5 10 1,67 40 35 28,34 293,350 8 240 240 692 20934
% 45

241 651 ÖMER TARIK ÇEKAL 5D 7 8 4,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 8 7 5,67 7 8 4,33 37 38 24,33 293,213 27 241 241 694 20962
% 45

242 1155 NURBANU AKBAŞ 5F 11 2 10,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 5 2,33 7 7 4,67 5 10 1,67 33 38 20,33 293,131 10 242 242 695 20974
% 45

243 628 ELİF ÇELİK 5D 10 5 8,33 6 4 4,67 5 5 3,33 9 1 8,67 1 0 1,00 5 8 2,33 36 23 28,33 292,383 28 243 243 699 21141
% 45

244 452 TA L* AMMAR BAGCI 5E 7 7 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 8 7 5,67 7 8 4,33 36 38 23,33 292,244 19 244 244 701 21172
% 45

245 703 YUSUF DAĞ 5L 8 7 5,67 7 3 6,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 8 4,33 8 7 5,67 35 40 21,67 291,643 17 245 245 704 21281
% 46

246 438 ECRİN DEMİRAY 5F 11 4 9,67 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 39 36 27,01 291,196 11 246 246 707 21369
% 46

247 151 AYNUR MAKS DIVA 5M 3 11 -0,67 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 8 7 5,67 7 8 4,33 42 32 31,34 290,048 15 247 247 713 21573
% 46

248 729 RÜZGAR AK 5I 6 9 3,00 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 6 9 3,00 8 7 5,67 39 36 27,00 288,931 17 248 248 721 21787
% 47

249 1137 MİR*Y S*VİM 5I 10 5 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 3 12 -1,00 6 8 3,33 39 35 27,32 288,690 18 249 249 723 21838
% 47

250 495 ASYA ULAŞ 5M 5 9 2,00 8 2 7,33 5 5 3,33 5 5 3,33 8 7 5,67 7 8 4,33 38 36 25,99 288,536 16 250 250 724 21865
% 47

251 736 İLKER HARUN COŞKUN5E 7 8 4,33 7 3 6,00 3 7 0,67 0 1 -0,33 7 6 5,00 8 7 5,67 32 32 21,34 288,536 20 250 250 724 21865
% 47

252 569 KUTUP EYMEN AYKOL 5D 5 10 1,67 5 5 3,33 6 4 4,67 1 7 -1,33 9 2 8,33 7 8 4,33 33 36 21,00 286,944 29 252 252 730 22165
% 47

253 636 ERVA DERİN DİNCELİR 5D 7 5 5,33 10 0 10,00 5 4 3,67 8 2 7,33 4 1 3,67 34 12 30,00 286,942 30 253 253 731 22166
% 47

254 508 UTKU GÜNER 5A 5 7 2,67 6 3 5,00 3 7 0,67 5 4 3,67 8 4 6,67 6 5 4,33 33 30 23,01 286,906 37 254 254 732 22174
% 48

255 342 ZEYNEP KORKMA Z 5G 3 3 2,00 2 5 0,33 4 2 3,33 8 2 7,33 6 4 4,67 7 2 6,33 30 18 23,99 286,509 16 255 255 736 22247
% 48

256 1039 ALİ İHSAN KÖSE 5G 6 9 3,00 6 4 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 6 9 3,00 8 7 5,67 38 37 25,67 286,131 17 256 256 737 22314
% 48

257 389 BURAK KOÇYİĞİT 5K 8 6 6,00 7 3 6,00 4 4 2,67 6 3 5,00 4 8 1,33 7 8 4,33 36 32 25,33 285,998 14 257 257 739 22335
% 48

258 718 FEYZA PEHLİVAN 5M 9 6 7,00 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 39 36 27,00 285,919 17 258 258 740 22350
% 48

259 683 EFSA DURU ENGİN 5H 8 7 5,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 7 8 4,33 6 9 3,00 36 39 23,00 285,761 9 259 259 741 22377
% 48

260 191 ZEYNEPBERENDUMAN 5F 5 10 1,67 8 2 7,33 4 6 2,00 3 7 0,67 8 7 5,67 8 7 5,67 36 39 23,01 285,376 12 260 260 743 22452
% 48

261 579 ELİF BÜŞRANUR 5K 6 7 3,67 7 2 6,33 6 4 4,67 4 6 2,00 5 8 2,33 8 7 5,67 36 34 24,67 285,291 15 261 261 745 22466
% 48

262 60 MİNA  BALCI 5K 6 9 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 9 1 8,67 7 7 4,67 7 8 4,33 37 37 24,67 284,015 16 262 262 751 22725
% 49

263 1139 MUHAMMED BURAK FIRAT5K 7 8 4,33 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 8 7 5,67 7 8 4,33 34 41 20,33 283,753 17 263 263 754 22778
% 49

264 184 ÇINAR ERMİŞ 5L 8 7 5,67 7 3 6,00 3 7 0,67 4 6 2,00 7 8 4,33 6 9 3,00 35 40 21,67 282,821 18 264 264 758 22933
% 49
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

KATILIMLAR

265 425 ZEYNEP ATLI 5 3 4 1,67 3 4 1,67 7 3 6,00 6 3 5,00 9 6 7,00 28 20 21,34 282,204 1 265 265 762 23039
% 49

266 207 KAYRA ÇALGICI 5I 1 14 -3,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 10 5 8,33 10 5 8,33 35 40 21,65 280,990 19 266 266 770 23258
% 50

267 460 ALİ BERK YILDIRIM 5K 8 6 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 1 7 -1,33 2 6 0,00 9 4 7,67 30 33 19,01 279,746 18 267 267 782 23513
% 50

268 693 SARP KAYA 5K 8 5 6,33 5 4 3,67 3 5 1,33 6 3 5,00 6 3 5,00 4 11 0,33 32 31 21,66 278,579 19 268 268 786 23732
% 51

269 1168 SAMİ YUSUF NERGİZ 5H 3 7 0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 5 5 3,33 5 10 1,67 11 4 9,67 34 36 22,01 278,322 10 269 269 787 23772
% 51

270 1100 EYMEN DOĞAN 5G 4 11 0,33 8 2 7,33 4 6 2,00 8 2 7,33 7 8 4,33 7 8 4,33 38 37 25,65 276,636 18 270 270 796 24102
% 52

271 0 RÜZGAR ANIL ERDEM 5F 9 6 7,00 8 2 7,33 3 6 1,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 6 8 3,33 33 40 19,66 276,074 13 271 271 798 24230
% 52

272 0 * *N*P E 5F 7 8 4,33 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 4 9 1,00 7 8 4,33 36 37 23,66 276,017 14 272 272 799 24240
% 52

273 622 C BUĞRA ŞENOL 5D 6 9 3,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 6 9 3,00 6 9 3,00 37 38 24,33 275,949 31 273 273 800 24251
% 52

274 542 EYÜPANILLDAKAK 5L 7 8 4,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 7 8 4,33 33 27 23,99 275,598 19 274 274 802 24324
% 52

275 490 EYLÜL POLAT 5M 7 8 4,33 4 5 2,33 5 5 3,33 7 2 6,33 6 9 3,00 6 9 3,00 35 38 22,32 275,288 18 275 275 804 24384
% 52

276 1167 SAMİRA UMAROVA 5K 9 6 7,00 7 3 6,00 4 6 2,00 4 5 2,33 6 8 3,33 4 11 0,33 34 39 20,99 274,705 20 276 276 809 24498
% 52

277 29 NİSA YILMAZ 5H 8 7 5,67 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 8 7 5,67 5 10 1,67 31 44 16,34 273,155 11 277 277 817 24814
% 53

278 577 MERT ŞAŞMAZ 5F 8 7 5,67 8 2 7,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 6 8 3,33 7 8 4,33 31 43 16,66 272,519 15 278 278 822 24942
% 53

279 516 İSMAİL AŞKIN 5G 7 6 5,00 7 3 6,00 5 5 3,33 10 0 10,00 3 10 -0,33 5 8 2,33 37 32 26,33 272,249 19 279 279 823 24986
% 54

280 682 NEHİR TİLKİ 5K 7 8 4,33 4 5 2,33 5 4 3,67 3 7 0,67 4 11 0,33 9 6 7,00 32 41 18,33 271,817 21 280 280 824 25075
% 54

281 638 ESİLA ÇAKIR 5D 7 8 4,33 6 4 4,67 5 1 4,67 4 3 3,00 3 4 1,67 4 2 3,33 29 22 21,67 271,611 32 281 281 826 25126
% 54

282 534 DURU TUNALI 5B 7 8 4,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 6 9 3,00 7 8 4,33 33 42 18,99 271,424 36 282 282 827 25158
% 54

283 230 ÖMER FARUK TATLI 5F 3 9 0,00 8 2 7,33 5 5 3,33 8 2 7,33 5 10 1,67 8 7 5,67 37 35 25,33 270,627 16 283 283 832 25328
% 54

284 621 CEYLİN BADE URAL 5D 4 8 1,33 5 5 3,33 3 6 1,00 4 5 2,33 6 6 4,00 8 5 6,33 30 35 18,32 270,440 33 284 284 833 25371
% 54

285 760 SİNEMİS ÇUHA 5A 4 11 0,33 8 2 7,33 2 0 2,00 3 7 0,67 7 6 5,00 7 7 4,67 31 33 20,00 269,256 38 285 285 840 25601
% 55

286 19 BURCU TEL* 5M 8 7 5,67 5 5 3,33 1 7 -1,33 3 5 1,33 3 7 0,67 8 5 6,33 28 36 16,00 268,827 19 286 286 842 25702
% 55

287 732 ZEYNEP YAREN ÇETİN 5E 8 5 6,33 5 3 4,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 6 6 4,00 4 9 1,00 30 36 18,00 268,746 21 287 287 843 25720
% 55

288 585 AZALİYA JORAYEVA 5C 6 9 3,00 8 2 7,33 3 5 1,33 4 6 2,00 6 6 4,00 5 8 2,33 32 36 19,99 267,307 34 288 288 848 25994
% 56

289 678 YUNUS EREN ÇAKIR 5E 8 7 5,67 8 2 7,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 11 0,33 7 8 4,33 33 42 18,99 267,219 22 289 289 849 26010
% 56

290 416 EYMEN ARSLAN 5I 6 9 3,00 6 3 5,00 5 5 3,33 5 5 3,33 2 13 -2,33 10 5 8,33 34 40 20,66 266,995 20 290 290 850 26049
% 56

291 1122 İKRA ÇİFTCİLER 5L 3 12 -1,00 9 1 8,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 12 -1,00 12 3 11,00 34 41 20,33 266,169 20 291 291 852 26206
% 56

292 626 EGE BAĞLIBEL 5D 11 3 10,00 7 2 6,33 2 0 2,00 0 1 -0,33 20 6 18,00 266,053 34 292 292 854 26226
% 56

293 428 AHMETYUSUF KIYAKAĞLU5L 8 7 5,67 6 4 4,67 4 6 2,00 1 8 -1,67 6 3 5,00 3 8 0,33 28 36 16,00 265,917 21 293 293 855 26254
% 56

294 356 EYMEN MERT ÇETİN 5K 10 5 8,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 4 1,67 6 7 3,67 5 10 1,67 27 43 12,67 265,901 22 294 294 857 26261
% 56

295 439 BERKAY ERSOY 5K 8 6 6,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 8 7 5,67 28 46 12,67 265,145 23 295 295 862 26416
% 57

296 466 MELİSA DOĞRU 5E 8 7 5,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 7 8 4,33 6 9 3,00 28 47 12,33 263,601 23 296 296 878 26759
% 57

297 450 ZEYNEP ASYA DOĞRU 5L 9 6 7,00 9 1 8,67 6 4 4,67 4 6 2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 35 40 21,67 262,999 22 297 297 887 26884
% 58
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

KATILIMLAR

298 653 ÖMER FARUK DELELİ 5K 6 6 4,00 4 6 2,00 1 0 1,00 9 6 7,00 20 18 14,00 262,798 24 298 298 888 26918
% 58

299 483 SONER KAMACI 5K 5 8 2,33 4 5 2,33 4 3 3,00 3 6 1,00 8 4 6,67 4 9 1,00 28 35 16,33 262,618 25 299 299 891 26957
% 58

300 462 AHMET TAHA DEMİRTAŞ5F 5 10 1,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 6 4 4,67 6 3 5,00 8 7 5,67 28 41 14,35 262,613 17 300 300 892 26959
% 58

301 350 BEREN UĞUR 5K 7 8 4,33 5 5 3,33 5 4 3,67 6 4 4,67 4 10 0,67 6 9 3,00 33 40 19,67 262,475 26 301 301 894 26993
% 58

302 15 FOUAD ZENİLABİDİN 5M 8 7 5,67 5 5 3,33 4 6 2,00 7 3 6,00 6 9 3,00 3 11 -0,67 33 41 19,33 261,762 20 302 302 896 27132
% 58

303 695 UTKU AKSOY 5L 5 10 1,67 4 6 2,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 8 3,33 6 9 3,00 33 41 19,34 261,756 23 303 303 897 27135
% 58

304 658 GÖK DENİZ GÖKTAŞ 5E 7 8 4,33 1 1 0,67 2 1 1,67 1 0 1,00 7 2 6,33 18 12 14,00 261,529 24 304 304 899 27187
% 58

305 278 ERAY AL UTAŞ 5L 7 8 4,33 6 4 4,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 7 8 4,33 30 45 15,00 260,240 24 305 305 914 27479
% 59

306 655 BERAT YAVUZ 5M 5 10 1,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 8 7 5,67 5 10 1,67 32 43 17,68 260,143 21 306 306 915 27497
% 59

307 578 KEREM KARATAŞ 5I 10 5 8,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 30 45 14,99 259,752 21 307 307 920 27598
% 59

308 283 NİLAY   ERTÜRK 5I 7 8 4,33 5 5 3,33 7 3 6,00 1 3 0,00 7 8 4,33 27 27 17,99 259,584 22 308 308 922 27634
% 59

309 386 KEREM KARABULUT 5H 9 6 7,00 6 4 4,67 6 4 4,67 5 4 3,67 1 5 -0,67 27 23 19,34 257,614 12 309 309 937 28045
% 60

310 74 ARAS KIROĞLU 5L 4 11 0,33 6 4 4,67 3 7 0,67 7 3 6,00 3 12 -1,00 10 5 8,33 33 42 19,00 257,492 25 310 310 938 28070
% 60

311 463 Aİ E ESLEM ÇATALBAŞ 5G 2 13 -2,33 7 3 6,00 5 5 3,33 8 2 7,33 7 8 4,33 4 2 3,33 33 33 21,99 257,175 20 311 311 939 28125
% 60

312 733 IRMAK İNCİ ÇETİN 5K 9 6 7,00 6 4 4,67 3 7 0,67 5 4 3,67 5 9 2,00 3 12 -1,00 31 42 17,01 257,130 27 312 312 940 28131
% 60

313 681 EMİN ASAF ZIVKARA 5K 3 12 -1,00 6 4 4,67 4 6 2,00 8 2 7,33 4 11 0,33 9 6 7,00 34 41 20,33 256,121 28 313 313 946 28325
% 61

314 643 İSLAM EREN SOY AN 5D 4 11 0,33 5 5 3,33 3 7 0,67 10 0 10,00 5 10 1,67 7 8 4,33 34 41 20,33 255,788 35 314 314 947 28393
% 61

315 582 KUZEYALMAMO 5M 6 9 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 7 8 4,33 6 9 3,00 28 47 12,33 254,953 22 315 315 955 28575
% 61

316 56 MELİS BÜLBÜL 5K 4 8 1,33 6 4 4,67 3 4 1,67 3 3 2,00 4 8 1,33 7 5 5,33 27 32 16,33 254,663 29 316 316 956 28626
% 61

317 454 MEHMET ARAS TAŞIN 5E 4 11 0,33 5 5 3,33 2 7 -0,33 5 5 3,33 5 10 1,67 9 6 7,00 30 44 15,33 254,589 25 317 317 957 28642
% 61

318 687 ZEYNEP HORASAN 5F 6 9 3,00 7 3 6,00 6 3 5,00 5 5 3,33 4 10 0,67 5 10 1,67 33 40 19,67 254,460 18 318 318 959 28679
% 61

319 474 MUHAMMED ESAD BAĞCI5M 7 7 4,67 5 5 3,33 3 4 1,67 1 9 -2,00 5 9 2,00 6 9 3,00 27 43 12,67 253,971 23 319 319 960 28780
% 62

320 91 ESLEM ÖZ 5G 3 12 -1,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 7 8 4,33 7 8 4,33 31 44 16,32 253,692 21 320 320 963 28837
% 62

321 447 FEYZA HENDEN 5G 6 9 3,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 3 6,00 5 10 1,67 7 8 4,33 30 45 15,00 253,616 22 321 321 964 28846
% 62

322 456 AMİNEYAKILI RR 5L 5 10 1,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 7 6 5,00 7 8 4,33 27 46 11,67 253,263 26 322 322 967 28915
% 62

323 75 OSMAN EREN SEÇİK 5H 7 8 4,33 5 4 3,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 3 0,00 8 7 5,67 25 38 12,33 252,935 13 323 323 971 28976
% 62

324 181 MİRAY TAŞOĞLU 5I 8 7 5,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 7 -0,33 4 11 0,33 7 8 4,33 27 47 11,34 252,634 23 324 324 975 29037
% 62

325 435 MERYEM AY 5G 6 9 3,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 8 2 7,33 6 9 3,00 6 9 3,00 29 46 13,66 250,769 23 325 325 988 29441
% 63

326 358 ESLEM MİNA ÇETİN 5I 6 9 3,00 6 4 4,67 4 6 2,00 8 2 7,33 4 11 0,33 5 10 1,67 33 42 19,00 250,289 24 326 326 991 29532
% 63

327 406 METİN EVİRGEN 5M 4 11 0,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 9 3,00 7 8 4,33 30 45 14,99 250,112 24 327 327 992 29569
% 63

328 885 SİNAN AYDOĞAN 5M 7 8 4,33 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 34 41 20,33 249,898 25 328 328 993 29615
% 63

329 141 POYRAZ EKREM ÜNLÜ 5M 7 8 4,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 10 1,67 6 9 3,00 28 47 12,33 249,309 26 329 329 998 29749
% 64

330 472 FİRDEVSHİRA ÇAĞLAYAN5H 4 10 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 7 7 4,67 4 11 0,33 31 42 17,01 248,726 14 330 330 1001 29883
% 64
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

KATILIMLAR

331 399 KAYRA KÖSEOĞLU 5I 8 7 5,67 9 1 8,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 32 43 17,67 248,615 25 331 331 1002 29909
% 64

332 0 MEHMETEMİNGÜLTEKİN5F 5 10 1,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 8 7 5,67 7 8 4,33 24 51 7,01 248,005 19 332 332 1005 30049
% 64

333 471 ZEHRA SAYGILAR 5E 5 10 1,67 7 3 6,00 4 5 2,33 2 7 -0,33 4 5 2,33 5 7 2,67 27 37 14,67 247,920 26 333 333 1007 30070
% 64

334 551 DERİN DEMİR 5L 6 9 3,00 8 2 7,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 5 9 2,00 5 10 1,67 30 44 15,33 247,625 27 334 334 1009 30145
% 65

335 532 GÖKÇEN GÖK 5B 5 10 1,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 1 3 0,00 8 7 5,67 26 38 13,34 246,927 37 335 335 1013 30303
% 65

336 231 SEMİHTAHA KARAKUŞ 5F 10 5 8,33 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 10 1,67 0 15 -5,00 31 44 16,34 246,915 20 336 336 1014 30307
% 65

337 295 YUSUF TOPÇU 5F 5 10 1,67 7 3 6,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 6 9 3,00 29 46 13,67 244,641 21 337 337 1025 30799
% 66

338 1091 ENES AKÇAM 5G 5 10 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 8 2 7,33 6 9 3,00 4 11 0,33 31 44 16,33 244,343 24 338 338 1028 30862
% 66

339 215 CEYİN KAHRAMAN 5I 7 8 4,33 8 2 7,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 6 8 3,33 30 44 15,33 244,213 26 339 339 1030 30882
% 66

340 910 BİLAL GÜLTEKİN 5H 9 6 7,00 5 5 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 1 14 -3,67 6 9 3,00 29 46 13,66 244,099 15 340 340 1031 30912
% 66

341 852 AYDIN MERT GÜNAYDIN5H 3 12 -1,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 6 9 3,00 8 7 5,67 28 47 12,34 243,739 16 341 341 1037 30987
% 66

342 260 MUHAMED BARAZAN  6 9 3,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 6 9 3,00 8 7 5,67 23 52 5,67 243,431 2 342 342 1039 31041
% 67

343 217 AZRAZYEYNEP 5I 5 10 1,67 6 4 4,67 2 7 -0,33 6 4 4,67 6 6 4,00 25 31 14,68 243,299 27 343 343 1041 31069
% 67

344 144 DENİZ ABBASOV 5H 7 8 4,33 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 30 45 15,00 243,089 17 344 344 1042 31117
% 67

345 476 MEHMETBARANTAŞOĞLU5I 6 9 3,00 9 1 8,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 1 1 0,67 25 22 17,67 242,852 28 345 345 1043 31170
% 67

346 393 GÖRKEM BAYRAK 5H 4 9 1,00 5 5 3,33 7 2 6,33 7 3 6,00 2 6 0,00 3 4 1,67 28 29 18,33 242,572 18 346 346 1045 31223
% 67

347 1134 MELİKE AKBULUT 5G 7 8 4,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 6 9 3,00 2 13 -2,33 30 45 15,00 242,149 25 347 347 1049 31316
% 67

348 203 GÜLİZAR K* AOS *O ĞL5M 4 11 0,33 5 5 3,33 3 7 0,67 7 1 6,67 1 14 -3,67 10 5 8,33 30 43 15,66 241,633 27 348 348 1054 31427
% 67

349 572 METEHAN KAHRIMAN 5C 6 9 3,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 5 10 1,67 6 9 3,00 27 48 11,00 241,465 35 349 349 1056 31463
% 67

350 701 ÖZGÜR BAD* 5F 3 12 -1,00 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 4 5 2,33 7 7 4,67 27 41 13,34 241,223 22 350 350 1057 31519
% 68

351 1089 ELİF ÜNER 5E 8 5 6,33 0 1 -0,33 3 8 0,33 4 6 2,00 15 20 8,33 241,067 27 351 351 1058 31551
% 68

352 699 TUĞRAP CANB* 5F 6 9 3,00 5 5 3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 5 10 1,67 2 12 -2,00 31 43 16,66 240,719 23 352 352 1062 31636
% 68

353 108 DEN İZ   IL GIN KAR  5 5 3,33 7 3 6,00 2 2 1,33 3 2 2,33 1 1 0,67 1 1 0,67 19 14 14,33 240,373 3 353 353 1065 31719
% 68

354 1204 YUNUS EMRE GÜRKAN5K 6 9 3,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 8 7 5,67 26 49 9,67 240,078 30 354 354 1070 31780
% 68

355 464 HARUN SMİN SEVENCAN5F 7 8 4,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 3 6,00 4 11 0,33 5 10 1,67 28 47 12,33 239,873 24 355 355 1075 31837
% 68

356 1093 ENE SÜFTADE İNSAN 5I 7 8 4,33 9 1 8,67 3 7 0,67 7 3 6,00 4 11 0,33 2 13 -2,33 32 43 17,67 239,420 29 356 356 1077 31942
% 68

357 915 ZEYNEP SAĞDIÇ 5E 5 9 2,00 6 2 5,33 2 7 -0,33 3 6 1,00 1 10 -2,33 8 5 6,33 25 39 12,00 238,531 28 357 357 1082 32137
% 69

358 1036 MUHAMET EMİN KÖSE 5M 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 8 6 6,00 7 7 4,67 23 50 6,33 238,366 28 358 358 1083 32186
% 69

359 453 ATLAS TAŞIN 5H 0 10 -3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 7 3 6,00 4 7 1,67 8 7 5,67 28 38 15,35 237,777 19 359 359 1084 32326
% 69

360 710 HÜSEYİN YILDIRIM 5E 8 7 5,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 9 -3,00 5 6 3,00 25 40 11,67 237,677 29 360 360 1086 32343
% 69

361 1000 İREM ÖRENÇ 5E 4 11 0,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 6 5,00 5 9 2,00 25 47 9,33 237,354 30 361 361 1088 32414
% 69

362 0 ASYA ÇALGICI 5I 4 11 0,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 10 5 8,33 2 13 -2,33 26 49 9,66 237,335 30 362 362 1089 32418
% 69

363 1070 BİLAL UĞUR HIZLI 5F 8 7 5,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 9 2,00 4 11 0,33 24 50 7,34 237,042 25 363 363 1092 32485
% 70
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

KATILIMLAR

364 734 ERCAN AKARSU 5E 3 12 -1,00 8 2 7,33 5 5 3,33 5 5 3,33 5 10 1,67 5 10 1,67 31 44 16,33 236,662 31 364 364 1095 32578
% 70

365 1217 ZEYNEP TUSEM SOYSAL5E 3 12 -1,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 6 9 3,00 5 10 1,67 30 45 15,00 236,506 32 365 365 1100 32615
% 70

366 922 İKRA SEVİM 5K 5 10 1,67 5 5 3,33 3 6 1,00 6 4 4,67 5 8 2,33 4 11 0,33 28 44 13,33 236,481 31 366 366 1101 32624
% 70

367 1118 HANAN ALKADUR 5G 6 9 3,00 2 7 -0,33 2 8 -0,67 2 7 -0,33 4 7 1,67 6 7 3,67 22 45 7,01 236,375 26 367 367 1102 32654
% 70

368 1120 HAZAL SEZER 5M 6 9 3,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 4 11 0,33 5 10 1,67 27 48 11,00 235,329 29 368 368 1109 32896
% 70

369 707 BARIŞ EFE ZİREK 5K 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 8 4,33 4 11 0,33 24 51 6,99 234,792 32 369 369 1112 33030
% 71

370 996 EYÜP ENSAR GÖKÇEKE5G 2 13 -2,33 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 5 10 1,67 7 8 4,33 29 46 13,67 234,440 27 370 370 1114 33110
% 71

371 329 AYŞE NASİPLİ 5G 4 11 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 5 10 1,67 6 9 3,00 27 48 11,01 233,077 28 371 371 1123 33394
% 72

372 21 EMİRHAN ERİCEK 5G 4 11 0,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 10 0 10,00 4 11 0,33 6 9 3,00 29 46 13,66 232,472 29 372 372 1130 33530
% 72

373 0 ELANUR    A Y** I 5H 4 7 1,67 2 7 -0,33 1 7 -1,33 2 6 0,00 7 3 6,00 3 9 0,00 19 39 6,01 232,255 20 373 373 1131 33580
% 72

374 0 YUNUS MIRD N  8 4 6,67 8 4 6,67 231,381 4 374 374 1135 33801
% 72

375 0 *E*İNSU KURBAN 5L 7 8 4,33 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 27 48 11,00 231,011 28 375 375 1138 33891
% 73

376 927 MEHMET EGE FINDIK 5L 6 9 3,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 8 -1,67 4 11 0,33 6 9 3,00 24 50 7,32 230,895 29 376 376 1139 33915
% 73

377 374 NURAY ABBASOVA 5I 6 9 3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 5 9 2,00 25 49 8,67 230,267 31 377 377 1142 34081
% 73

378 414 EGE KURŞU  N 5E 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 24 51 7,00 230,167 33 378 378 1144 34106
% 73

379 227 DU   KARATAŞ 5M 6 9 3,00 4 6 2,00 2 7 -0,33 4 5 2,33 4 6 2,00 20 33 9,00 229,831 30 379 379 1145 34179
% 73

380 455 ELİFNUR  KALEOĞLU 5F 5 10 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 8 2 7,33 2 13 -2,33 6 9 3,00 29 46 13,67 229,587 26 380 380 1146 34229
% 73

381 51 MUST*FA ÇOLAK 5G 3 12 -1,00 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 10 1,67 6 9 3,00 26 49 9,66 227,593 30 381 381 1156 34702
% 74

382 433 SERVET KAAN KÜLEKÇİ5F 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 6 9 3,00 4 11 0,33 24 50 7,33 226,278 27 382 382 1164 35022
% 75

383 4776 ÖMERDİRİCN 5I 5 9 2,00 2 7 -0,33 2 8 -0,67 9 1 8,67 3 12 -1,00 5 9 2,00 26 46 10,67 225,010 32 383 383 1172 35298
% 76

384 1117 HAMZA AL* YILMAZ 5K 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 9 2,00 5 10 1,67 23 51 6,00 224,681 33 384 384 1173 35376
% 76

385 919 EGEBAKN 5G 3 12 -1,00 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 2 4 0,67 25 41 11,34 224,628 31 385 385 1174 35392
% 76

386 190 ELİFNAZTUNCİL 5F 5 10 1,67 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 9 3,00 4 11 0,33 23 52 5,67 224,163 28 386 386 1176 35494
% 76

387 817 ESLEM SERRA YAŞAR 5C 2 11 -1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 5 1,33 5 4 3,67 22 38 9,33 224,035 36 387 387 1178 35531
% 76

388 94 DORUK ÖZTÜRK 5L 6 8 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 8 1,33 2 11 -1,67 24 45 8,98 223,296 30 388 388 1184 35698
% 76

389 0 AHMET GÜNGÖR 5E 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 23 52 5,66 222,676 34 389 389 1189 35841
% 77

390 420 DENİZALİ POLAT 5D 4 9 1,00 6 3 5,00 0 7 -2,33 1 7 -1,33 3 2 2,33 4 8 1,33 18 36 6,00 222,102 36 390 390 1193 35970
% 77

391 709 ASİL ALDİAB 5M 6 9 3,00 5 5 3,33 2 2 1,33 13 16 7,66 221,440 31 391 391 1196 36107
% 77

392 562 ÖMER GOCALI 5H 4 7 1,67 1 6 -1,00 3 7 0,67 4 3 3,00 3 7 0,67 4 7 1,67 19 37 6,68 221,401 21 392 392 1197 36118
% 77

393 1042 ASLIHAN AKMAN 5E 6 9 3,00 1 9 -2,00 3 4 1,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 19 43 4,67 221,306 35 393 393 1198 36149
% 77

394 38 ERTUNÇ BALKAN 5L 2 13 -2,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 4 11 0,33 4 11 0,33 30 45 15,00 220,962 31 394 394 1200 36237
% 78

395 232 EYMEM KÖMÜR 5M 2 10 -1,33 4 4 2,67 1 9 -2,00 5 4 3,67 6 9 3,00 5 10 1,67 23 46 7,68 220,030 32 395 395 1205 36458
% 78

396 977 EDA CEYLAN 5F 6 9 3,00 3 6 1,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 4 11 0,33 5 10 1,67 22 52 4,67 219,629 29 396 396 1208 36563
% 78
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

KATILIMLAR

397 691 BURAK SARAÇOĞLU 5K 1 7 -1,33 1 7 -1,33 2 4 0,67 3 6 1,00 4 1 3,67 4 6 2,00 15 31 4,68 218,270 34 397 397 1214 36908
% 79

398 860 IEDİYE BEREKET  5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 24 51 7,01 217,501 5 398 398 1217 37098
% 79

399 458 YAKUP BOZOĞLU 5H 2 9 -1,00 8 2 7,33 1 8 -1,67 6 4 4,67 4 7 1,67 3 11 -0,67 24 41 10,33 215,038 22 399 399 1231 37703
% 81

400 1078 BUSENAZ KALMUKOĞLU5H 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 9 1,00 6 9 3,00 22 51 5,01 214,550 23 400 400 1232 37818
% 81

401 319 H Ş  RMPAO RMİ    A 5M 4 11 0,33 4 6 2,00 4 5 2,33 3 5 1,33 4 8 1,33 3 10 -0,33 22 45 6,99 214,358 33 401 401 1234 37860
% 81

402 467 AKIN BERK ÇEL İK 5K 4 11 0,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 7 8 4,33 2 13 -2,33 23 52 5,67 214,002 35 402 402 1237 37951
% 81

403 0 ELİF NAZ ÖZKÜÇÜ K 5M 5 10 1,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 6 1,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 24 50 7,34 213,771 34 403 403 1238 38005
% 81

404 1034 ŞELER HASANLI  E 2 13 -2,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 10 0,67 6 8 3,33 23 50 6,33 213,433 1 404 404 1241 38093
% 82

405 0 * R * *     U 5I 3 12 -1,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 7 -0,33 7 8 4,33 4 11 0,33 21 53 3,33 213,055 33 405 405 1244 38188
% 82

406 256 İ *SOYSAL 5M 4 9 1,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 8 -1,67 4 11 0,33 5 10 1,67 21 51 3,99 212,958 35 406 406 1245 38214
% 82

407 45 İBRAHİM İLTER 5H 6 9 3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 22 53 4,34 211,874 24 407 407 1252 38464
% 82

408 952 FATMA ESLEM ÖZDEMİR5K 3 12 -1,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 11 0,33 5 10 1,67 24 51 6,99 211,497 36 408 408 1257 38557
% 83

409 241 ÖMEREMRE 5F 4 11 0,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 2 12 -2,00 5 10 1,67 25 49 8,66 211,104 30 409 409 1260 38668
% 83

410 1119 *E* * DER  L U 5G 4 8 1,33 1 8 -1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 21 50 4,33 210,937 32 410 410 1261 38703
% 83

411 1148 NİDAH TACİR 5I 5 9 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 19 55 0,66 209,183 34 411 411 1272 39133
% 84

412 266 AYBÜKE CANDEMİR 5F 5 10 1,67 1 9 -2,00 0 9 -3,00 2 8 -0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 18 56 -0,67 209,103 31 412 412 1273 39151
% 84

413 1966 SERCAN LÖKÇE  6 9 3,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 14 -3,67 7 8 4,33 19 56 0,32 207,318 6 413 413 1282 39569
% 85

414 1018 EMİRHAN ÖZCAN 5H 2 13 -2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 21 54 3,01 204,071 25 414 414 1301 40319
% 86

415 88 ÇAĞANU RASPAKSOY 5G 4 11 0,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 5 1,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 22 51 4,99 203,909 33 415 415 1304 40357
% 86

416 85700 NİSA NUR ACAR 5I 2 13 -2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 21 54 3,02 203,858 35 416 416 1306 40369
% 86

417 200 ELİF GÜL KÖSE  M 4 11 0,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 5 10 1,67 2 12 -2,00 22 52 4,66 203,671 1 417 417 1308 40397
% 87

418 583 AHMET DA BBAH G 5G 6 9 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 9 2,00 1 14 -3,67 19 55 0,66 201,661 34 418 418 1319 40868
% 88

419 84 MELEK ECRİN KARACA 5K 5 10 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 20 55 1,67 200,903 37 419 419 1325 41045
% 88

420 715 TAHABERKŞEN 5F 3 12 -1,00 4 6 2,00 3 6 1,00 2 8 -0,67 4 10 0,67 4 11 0,33 20 53 2,33 199,917 32 420 420 1329 41271
% 88

421 1049 BEDİRHAN*LMAZ 5G 5 10 1,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 19 56 0,34 198,690 35 421 421 1335 41554
% 89

422 4 **NAN    C  U    Sİ 5I 3 12 -1,00 3 6 1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 5 9 2,00 2 13 -2,33 21 52 3,67 198,560 36 422 422 1338 41584
% 89

423 1190 ERVA ŞADE 5E 5 10 1,67 2 7 -0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 20 54 2,01 198,486 36 423 423 1339 41599
% 89

424 892 N EİR GEYİK 5M 2 13 -2,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 13 -2,33 7 8 4,33 21 54 3,01 198,266 36 424 424 1341 41651
% 89

425 0 HAYRUNNİS  DOĞAN 5L 3 12 -1,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 20 55 1,66 197,726 32 425 425 1342 41770
% 89

426 70600 AHMET EFE ÖZDEMİR 5K 0 3 -1,00 2 5 0,33 1 2 0,33 1 4 -0,33 3 9 0,00 3 5 1,33 10 28 0,66 197,083 38 426 426 1347 41916
% 90

427 581 BERKTUĞ 5E 5 10 1,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 18 57 -0,99 196,363 37 427 427 1350 42058
% 90

428 97 H     PĞ  M  O   N * 5M 5 7 2,67 3 4 1,67 3 6 1,00 0 8 -2,67 3 9 0,00 1 11 -2,67 15 45 0,00 196,327 37 428 428 1351 42068
% 90

429 1135 MERTCAN KILIÇ 5M 1 0 1,00 0 1 -0,33 0 1 -0,33 0 1 -0,33 0 1 -0,33 1 4 -0,32 195,225 38 429 429 1353 42298
% 91

                                            13 / 14



OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

KATILIMLAR

430 676 MERYEM HACHAMEO 5K 1 1 0,67 1 2 0,33 1 3 0,00 0 2 -0,67 0 2 -0,67 0 1 -0,33 3 11 -0,67 192,533 39 430 430 1360 42850
% 92

431 131 ALİ AYAZ           A 5F 5 9 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 16 58 -3,34 192,501 33 431 431 1361 42859
% 92

432 211 ELA YILDIRIM 5F 3 12 -1,00 7 3 6,00 3 7 0,67 5 5 3,33 1 14 -3,67 4 11 0,33 23 52 5,66 191,853 34 432 432 1364 42996
% 92

433 728 SARE ÖZDEMİR 5I 0 3 -1,00 2 8 -0,67 1 7 -1,33 1 9 -2,00 2 5 0,33 3 4 1,67 9 36 -3,00 191,337 37 433 433 1366 43102
% 92

434 401 MİRHEN ELGANEM 5E 2 13 -2,33 2 6 0,00 3 6 1,00 3 7 0,67 3 9 0,00 4 9 1,00 17 50 0,34 190,827 38 434 434 1370 43205
% 93

435 403 NİSA KURTARAN 5L 4 11 0,33 6 4 4,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 1 14 -3,67 22 53 4,33 189,853 33 435 435 1372 43369
% 93

436 285 ÖMER ÖZDEMİR 5L 5 10 1,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 18 57 -1,00 188,295 34 436 436 1375 43633
% 93

437 0 *T   K*  E 5H 4 11 0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 11 -1,67 5 10 1,67 15 58 -4,34 186,975 26 437 437 1378 43850
% 94

438 100 EYMEN EGE DEMİRCAN5G 6 9 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 15 -5,00 3 12 -1,00 19 56 0,33 186,490 36 438 438 1379 43924
% 94

439 10 AYSU DEFNE ÖZAYDIN5H 5 10 1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 12 -2,00 3 12 -1,00 17 57 -2,00 186,486 27 439 439 1380 43927
% 94

440 1183 TURAN ÇİL 5E 5 10 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 15 60 -5,00 179,355 39 440 440 1405 44859
% 96

441 349 ZEHRA CIRIT 5K 1 14 -3,67 3 7 0,67 1 8 -1,67 1 9 -2,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 15 59 -4,67 179,116 40 441 441 1406 44891
% 96

442 9 YU SUF KÖSE 5G 1 13 -3,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 9 1,00 4 10 0,67 13 58 -6,33 175,689 37 442 442 1412 45242
% 97

443 1881 TAHA TAIİP AI *N 5I 5 10 1,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 1 14 -3,67 13 62 -7,67 173,782 38 443 443 1418 45438
% 97

444 766 MEDİNE NUR UĞUR 5H 3 12 -1,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 1 9 -2,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 14 60 -6,00 172,458 28 444 444 1420 45540
% 98

445 0 MUHAMMED K *U R 5F 4 11 0,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 14 -3,67 3 12 -1,00 15 60 -5,01 169,806 35 445 445 1423 45725
% 98

446 864 YAĞMUR VANLI 5C 2 12 -2,00 0 2 -0,67 1 7 -1,33 1 9 -2,00 0 5 -1,67 2 7 -0,33 6 42 -8,00 164,671 37 446 446 1428 46003
% 99

447 238 EMRE TORUN 5M 3 12 -1,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 1 14 -3,67 13 62 -7,67 164,214 39 447 447 1429 46024
% 99

448 897 BERAT KAANŞ AHİN 5I 0 15 -5,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 0 15 -5,00 1 14 -3,67 8 67 -14,34119,044 39 448 448 1437 46451
% 100

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
  E  M 5 5A 5B 5C 5D 5E 5F 5G 5H 5I 5K 5L

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
  E  M 5 5A 5B 5C



  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

SINIF:  

KATILIMLAR

1 11 SARYA OĞUZ  11 2 10,33 7 1 6,67 7 2 6,33 9 1 8,67 12 3 11,00 10 3 9,00 56 12 52,00 403,257 1 32 32 93 4076
% 8,73

2 260 MUHAMED BARAZAN  6 9 3,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 6 9 3,00 8 7 5,67 23 52 5,67 243,431 2 342 342 1039 31041
% 67

3 108 DEN İZ   IL GIN KAR  5 5 3,33 7 3 6,00 2 2 1,33 3 2 2,33 1 1 0,67 1 1 0,67 19 14 14,33 240,373 3 353 353 1065 31719
% 68

4 0 YUNUS MIRD N  8 4 6,67 8 4 6,67 231,381 4 374 374 1135 33801
% 72

5 860 IEDİYE BEREKET  5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 24 51 7,01 217,501 5 398 398 1217 37098
% 79

6 1966 SERCAN LÖKÇE  6 9 3,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 14 -3,67 7 8 4,33 19 56 0,32 207,318 6 413 413 1282 39569
% 85

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



 E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

SINIF:  E

KATILIMLAR

1 1034 ŞELER HASANLI  E 2 13 -2,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 10 0,67 6 8 3,33 23 50 6,33 213,433 1 404 404 1241 38093
% 82

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



 M SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

SINIF:  M

KATILIMLAR

1 200 ELİF GÜL KÖSE  M 4 11 0,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 5 10 1,67 2 12 -2,00 22 52 4,66 203,671 1 417 417 1308 40397
% 87

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



5 SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

SINIF: 5

KATILIMLAR

1 425 ZEYNEP ATLI 5 3 4 1,67 3 4 1,67 7 3 6,00 6 3 5,00 9 6 7,00 28 20 21,34 282,204 1 265 265 762 23039
% 49

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



5A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

SINIF: 5A

KATILIMLAR

1 501 MERT ÇALIK 5A 14 1 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 2 9,33 15 0 15,00 69 3 68,00 462,230 1 3 3 5 381
% 0,82

2 478 ALİ RI * AKDAA 5A 11 4 9,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 13 2 12,33 14 1 13,67 66 9 63,00 443,027 2 8 8 20 1114
% 2,39

3 497 EYMEN SELİM ÖNALDI 5A 14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 3 9,00 12 3 11,00 65 8 62,34 436,786 3 10 10 25 1463
% 3,13

4 484 BERRE SU ÖREN 5A 12 3 11,00 10 0 10,00 8 1 7,67 8 1 7,67 12 2 11,33 12 2 11,33 62 9 59,00 429,169 4 15 15 34 1937
% 4,15

5 513 YUSUF EYMEN AKYEL 5A 14 1 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 7 5,67 12 3 11,00 63 12 59,01 418,475 5 20 20 50 2693
% 5,77

6 494 ELİF EYLÜL BAŞARAN 5A 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 6 7,00 12 3 11,00 63 12 59,00 418,316 6 21 21 51 2707
% 5,80

7 504 REYYAN GÜLER 5A 9 3 8,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 11 4 9,67 14 1 13,67 60 12 56,00 414,463 7 27 27 63 3043
% 6,52

8 743 ÇINAR ASLAN KORKMAZ5A 10 4 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 1 9,67 11 3 10,00 61 8 58,34 410,490 8 28 28 72 3394
% 7,27

9 556 MERT BOLA T 5A 10 5 8,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 6 7,00 13 2 12,33 60 15 54,99 400,095 9 35 35 103 4377
% 9,38

10 485 BEYZANUR DEMİRTAŞ 5A 10 5 8,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 3 5,00 8 5 6,33 14 1 13,67 56 16 50,67 394,338 10 41 41 127 5002
% 11

11 518 ECE RE GİN KAYABAŞI 5A 11 4 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 7 5,67 14 1 13,67 56 19 49,67 393,325 11 42 42 130 5117
% 11

12 503 NİHAT GÜNEY 5A 6 8 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 13 2 12,33 12 3 11,00 58 16 52,66 391,536 12 45 45 135 5284
% 11

13 487 CEM*  SANCAKLI 5A 10 4 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 4 7,67 12 3 11,00 56 16 50,68 391,337 13 46 46 137 5305
% 11

14 491 DAMLA EROĞLAN 5A 9 6 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 4 8,67 13 2 12,33 56 18 49,99 391,046 14 48 48 139 5346
% 11

15 1905 YUNUS EMRE İNAL 5A 8 3 7,00 10 0 10,00 7 2 6,33 8 1 7,67 10 5 8,33 12 3 11,00 55 14 50,33 386,139 15 56 56 155 5911
% 13

16 482 ASLI GİZEM YAZICI 5A 4 4 2,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 3 7,00 15 0 15,00 55 9 52,00 384,190 16 57 57 159 6143
% 13

17 1094 ZEYNEP NİLYA AÇAR 5A 10 4 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 11 3 10,00 9 4 7,67 54 17 48,35 381,977 17 59 59 164 6409
% 14

18 780 ZEYNEP NEHİR İLGÜN 5A 8 7 5,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 11 4 9,67 10 5 8,33 55 20 48,34 373,583 18 72 72 195 7453
% 16

19 509 YAĞMUR GÜLER 5A 12 1 11,67 6 1 5,67 4 6 2,00 7 1 6,67 9 2 8,33 9 5 7,33 47 16 41,67 371,253 19 79 79 208 7793
% 17

20 510 ZEHR  BEREN GÜLER 5A 11 2 10,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 6 6 4,00 9 6 7,00 54 16 48,66 368,477 20 84 84 220 8174
% 18

21 552 YAĞIZ EMİR GÖKTÜRK 5A 7 6 5,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 1 7,67 9 4 7,67 12 3 11,00 52 18 46,00 368,371 21 85 85 221 8189
% 18

22 488 CEMRE SAVAŞ 5A 6 0 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 4 7,67 10 5 8,33 52 12 48,01 367,867 22 87 87 223 8267
% 18

23 745 AHMET MERT AYTAÇ 5A 6 7 3,67 9 1 8,67 9 0 9,00 10 0 10,00 8 5 6,33 12 2 11,33 54 15 49,00 366,865 23 91 91 233 8441
% 18

24 511 ZEHRA PINARBAŞI 5A 8 7 5,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 5 8,33 10 5 8,33 53 22 45,66 364,678 24 95 95 242 8728
% 19

25 499 KAYRA ULUÖZ 5A 7 7 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 10 4 8,67 11 4 9,67 51 22 43,68 362,447 25 101 101 255 9036
% 19

26 479 AFRA ZEYNEP ONGUN 5A 10 5 8,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 6 5,00 9 6 7,00 54 19 47,66 361,544 26 105 105 263 9179
% 20

27 507 SİNEM ŞENGÜN 5A 7 5 5,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 6 4,00 11 3 10,00 51 17 45,33 352,932 27 115 115 299 10464
% 22

28 674 ECRİN ADA KERVAN 5A 11 4 9,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 1 7,67 5 4 3,67 9 6 7,00 49 19 42,68 352,059 28 119 119 305 10594
% 23

29 493 ELA SARE KAYAN 5A 8 5 6,33 6 3 5,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 4 7,67 9 5 7,33 48 21 40,99 351,045 29 120 120 310 10737
% 23

30 841 EMİR DEMİR    Ş 5A 6 3 5,00 9 1 8,67 8 1 7,67 10 0 10,00 4 3 3,00 11 1 10,67 48 9 45,01 349,603 30 122 122 318 10992
% 24

31 502 NEHİR ORHAN 5A 3 1 2,67 2 0 2,00 8 0 8,00 10 0 10,00 7 0 7,00 12 2 11,33 42 3 41,00 348,555 31 126 126 326 11160
% 24

32 512 NEHİR BACAKSIZ 5A 11 4 9,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 7 8 4,33 7 8 4,33 49 26 40,33 341,104 32 145 145 384 12389
% 27

33 489 ÇINAR ÇİÇEK 5A 9 6 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 8 7 5,67 7 8 4,33 43 32 32,34 318,941 33 190 190 513 16059
% 34



5A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

SINIF: 5A

KATILIMLAR

34 505 SELEN SALKIÇ 5A 9 6 7,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 5 2 4,33 42 10 38,67 314,546 34 201 201 543 16859
% 36

35 753 MİA NUR BALCI 5A 7 8 4,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 8 4,33 5 4 3,67 44 25 35,66 310,213 35 210 210 571 17703
% 38

36 486 BUĞRA YUNUS GÜMÜŞ5A 9 6 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 7 8 4,33 5 10 1,67 38 37 25,66 293,714 36 238 238 688 20870
% 45

37 508 UTKU GÜNER 5A 5 7 2,67 6 3 5,00 3 7 0,67 5 4 3,67 8 4 6,67 6 5 4,33 33 30 23,01 286,906 37 254 254 732 22174
% 48

38 760 SİNEMİS ÇUHA 5A 4 11 0,33 8 2 7,33 2 0 2,00 3 7 0,67 7 6 5,00 7 7 4,67 31 33 20,00 269,256 38 285 285 840 25601
% 55

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



5B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

SINIF: 5B

KATILIMLAR

1 533 DOĞA KIR 5B 14 1 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 5 8,33 15 0 15,00 66 9 63,00 448,577 1 5 5 12 857
% 1,84

2 899 BAHADIR ETLEÇ 5B 14 1 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 11 4 9,67 14 1 13,67 66 9 63,02 448,530 2 6 6 13 860
% 1,84

3 540 KAAN KÜÇÜKERDEMİR 5B 12 3 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 12 3 11,00 12 3 11,00 65 10 61,67 432,485 3 12 12 27 1723
% 3,69

4 739 ARHAN ERSOY 5B 11 4 9,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 14 1 13,67 11 4 9,67 64 11 60,35 429,999 4 14 14 32 1863
% 3,99

5 553 YEKTA CAN 5B 10 5 8,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 11 2 10,33 14 1 13,67 63 10 59,66 424,957 5 16 16 39 2219
% 4,75

6 537 ERVA PINARBAŞI 5B 9 6 7,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 13 2 12,33 12 3 11,00 63 12 59,00 417,677 6 23 23 53 2767
% 5,93

7 545 NURAY ERVA ERDOĞAN5B 14 1 13,67 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 4 5,67 13 1 12,67 59 11 55,34 415,684 7 25 25 58 2929
% 6,28

8 546 ÖMER EMİR YAZICI 5B 9 6 7,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 11 4 9,67 13 2 12,33 59 16 53,67 402,160 8 34 34 96 4180
% 8,96

9 530 DAMLA SERT 5B 13 2 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 6 7,00 11 4 9,67 57 18 50,99 397,485 9 37 37 113 4652
% 9,97

10 584 AYSİMA SERİN 5B 11 4 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 7 5,67 13 2 12,33 58 17 52,34 394,914 10 39 39 123 4935
% 11

11 550 TUNA KURTULUŞ 5B 10 4 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 2 9,33 11 4 9,67 56 15 51,00 391,762 11 44 44 134 5265
% 11

12 713 NİGAR VURAL 5B 10 5 8,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 4 8,67 11 4 9,67 57 17 51,34 389,148 12 50 50 143 5544
% 12

13 527 AZRA EVCİ 5B 11 4 9,67 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 12 3 11,00 9 6 7,00 55 20 48,34 386,828 13 54 54 152 5837
% 13

14 496 ERVAHAYAL GÜLER 5B 10 5 8,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 8 4,33 13 2 12,33 58 17 52,33 386,826 14 55 55 153 5838
% 13

15 549 SUDE ÖNGE 5B 12 2 11,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 4 7,67 7 8 4,33 55 17 49,33 375,910 15 67 67 185 7162
% 15

16 548 SU ÖYKÜ YÜCEL 5B 8 7 5,67 10 0 10,00 8 1 7,67 10 0 10,00 8 5 6,33 12 3 11,00 56 16 50,67 375,714 16 68 68 186 7189
% 15

17 544 ANDAÇ FAKİÇ 5B 8 7 5,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 5 8,33 12 3 11,00 54 21 47,00 374,320 17 71 71 193 7370
% 16

18 524 ALPEREN PADAR 5B 7 8 4,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 6 7,00 13 2 12,33 54 21 46,99 370,243 18 81 81 212 7948
% 17

19 547 RÜZGAR YANIK 5B 12 3 11,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 3 1 2,67 8 2 7,33 50 9 47,00 362,852 19 100 100 252 8977
% 19

20 523 AHMET TUNA 5B 10 5 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 7 5,67 9 6 7,00 54 21 47,00 362,327 20 103 103 258 9055
% 19

21 738 ALPER ÖZGÜR 5B 5 10 1,67 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 11 4 9,67 11 4 9,67 52 23 44,34 356,282 21 110 110 282 9981
% 21

22 521 ABDULLAH UYSAL 5B 11 4 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 8 4,33 8 7 5,67 53 22 45,67 355,935 22 111 111 285 10027
% 21

23 539 İREM LİVA AÇIKEL 5B 8 7 5,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 6 6,00 8 0 8,00 50 17 44,34 352,543 23 116 116 301 10528
% 23

24 795 ESİL KILIÇASLAN 5B 8 7 5,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 4 6,67 9 5 7,33 51 20 44,34 352,250 24 117 117 303 10577
% 23

25 561 DENİZ ALAKURT 5B 4 6 2,00 8 2 7,33 7 2 6,33 8 1 7,67 7 4 5,67 13 2 12,33 47 17 41,33 345,696 25 134 134 347 11634
% 25

26 536 ELFİN NİSA AŞÇI 5B 10 4 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 4 1 3,67 7 3 6,00 44 15 39,01 336,598 26 149 149 403 13095
% 28

27 528 ÇAHAN ARAS ŞENGÖZ 5B 8 6 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 8 4,33 9 6 7,00 47 27 37,99 331,665 27 161 161 433 13875
% 30

28 519 ASYA YILMAZ 5B 8 7 5,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 3 9,00 4 3 3,00 44 21 37,00 331,257 28 162 162 434 13947
% 30

29 538 EYMEN ÇARDAKLI 5B 6 9 3,00 6 4 4,67 5 5 3,33 8 2 7,33 10 5 8,33 10 5 8,33 45 30 34,99 331,230 29 163 163 435 13953
% 30

30 558 ZEYNEP ŞİMŞEK 5B 9 6 7,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 7 5,67 2 1 1,67 46 17 40,34 327,599 30 173 173 459 14546
% 31

31 543 KERİM KAÇAN 5B 7 8 4,33 5 5 3,33 4 6 2,00 9 1 8,67 9 6 7,00 9 6 7,00 43 32 32,33 320,979 31 184 184 499 15702
% 34

32 541 KEREM COŞKUNER 5B 6 6 4,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 8 4,33 9 6 7,00 44 28 34,66 317,079 32 195 195 527 16438
% 35

33 559 ZEYNEP ELA ÖZTÜRK 5B 10 5 8,33 10 0 10,00 7 3 6,00 6 3 5,00 5 3 4,00 3 4 1,67 41 18 35,00 315,642 33 198 198 536 16666
% 36



5B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

SINIF: 5B

KATILIMLAR

34 526 ASYA KAYA 5B 6 9 3,00 6 4 4,67 3 7 0,67 6 4 4,67 11 4 9,67 8 7 5,67 40 35 28,35 313,013 34 206 206 551 17146
% 37

35 535 ELANUR AVŞAR 5B 8 7 5,67 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 3 2 2,33 7 8 4,33 43 22 35,67 309,466 35 212 212 575 17839
% 38

36 534 DURU TUNALI 5B 7 8 4,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 6 9 3,00 7 8 4,33 33 42 18,99 271,424 36 282 282 827 25158
% 54

37 532 GÖKÇEN GÖK 5B 5 10 1,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 1 3 0,00 8 7 5,67 26 38 13,34 246,927 37 335 335 1013 30303
% 65

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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5C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

SINIF: 5C

KATILIMLAR

1 774 YUSUF ÖZEN 5C 14 0 14,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 0 9,00 13 2 12,33 65 3 64,00 445,568 1 7 7 14 1000
% 2,14

2 586 MİKAİL  KIN 5C 10 5 8,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 13 1 12,67 14 1 13,67 66 8 63,34 440,694 2 9 9 21 1227
% 2,63

3 779 ZEYNEP ÖZTÜRK 5C 14 1 13,67 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 3 8,00 14 1 13,67 62 10 58,68 433,715 3 11 11 26 1666
% 3,57

4 1220 SALİH ŞANLIYURT 5C 12 3 11,00 10 0 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 11 4 9,67 13 2 12,33 62 13 57,67 422,672 4 18 18 43 2372
% 5,08

5 594 SEMİNA CENLAN 5C 11 2 10,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 4 8,67 13 2 12,33 61 11 57,33 418,156 5 22 22 52 2716
% 5,82

6 770 ARAS BAKİOĞLU 5C 11 4 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 4 8,67 14 1 13,67 61 13 56,68 417,325 6 24 24 54 2792
% 5,98

7 588 ÖMER ATABEY 5C 11 3 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 12 1 11,67 10 5 8,33 59 13 54,67 408,792 7 29 29 79 3569
% 7,65

8 183 NURBANU ÇALIK 5C 9 4 7,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 12 2 11,33 11 3 10,00 60 11 56,33 407,553 8 30 30 83 3680
% 7,88

9 422 ECE AKBULUT 5C 9 5 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 2 6,33 13 1 12,67 57 10 53,67 393,157 9 43 43 131 5141
% 11

10 568 İREM ÜNLÜ 5C 10 5 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 5 6,33 13 2 12,33 57 16 51,66 391,173 10 47 47 138 5328
% 11

11 563 EYLÜL ER 5C 9 5 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 4 7,67 12 3 11,00 57 15 52,00 388,693 11 52 52 146 5593
% 12

12 477 ENSAR KORKMAZ 5C 12 2 11,33 9 1 8,67 7 3 6,00 6 2 5,33 6 4 4,67 11 4 9,67 51 16 45,67 375,244 12 69 69 187 7247
% 16

13 570 KUZEY T NSEL 5C 10 5 8,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 6 7,00 54 16 48,66 372,602 13 74 74 199 7585
% 16

14 576 ENES CEVAHİR 5C 10 5 8,33 10 0 10,00 6 4 4,67 9 1 8,67 9 3 8,00 9 6 7,00 53 19 46,67 368,724 14 83 83 217 8141
% 17

15 573 MİNA SU BİL* 5C 7 4 5,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 2 9,33 9 6 7,00 53 15 48,00 367,381 15 88 88 227 8344
% 18

16 481 EBRU AŞIKÇI 5C 9 5 7,33 10 0 10,00 6 3 5,00 8 1 7,67 7 3 6,00 11 3 10,00 51 15 46,00 367,019 16 90 90 231 8410
% 18

17 603 YAVUZ SELİM TEKİN 5C 1 1 0,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 3 9,00 15 0 15,00 44 6 42,01 363,980 17 97 97 247 8834
% 19

18 418 CEYLİN TEKİN 5C 8 7 5,67 6 4 4,67 7 3 6,00 5 4 3,67 10 2 9,33 11 4 9,67 47 24 39,01 357,618 18 107 107 274 9770
% 21

19 451 KATRE AYAR 5C 9 6 7,00 7 3 6,00 5 5 3,33 9 1 8,67 8 4 6,67 11 4 9,67 49 23 41,34 356,538 19 108 108 279 9931
% 21

20 423 EMİR VARDAR 5C 5 6 3,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 5 5,33 12 3 11,00 49 19 42,66 347,412 20 127 127 332 11339
% 24

21 595 SAMİ ÇALIK 5C 11 3 10,00 10 0 10,00 7 1 6,67 4 0 4,00 4 1 3,67 7 3 6,00 43 8 40,34 345,292 21 135 135 350 11698
% 25

22 0 *EN            * 5C 4 10 0,67 10 0 10,00 4 3 3,00 9 1 8,67 8 3 7,00 13 2 12,33 48 19 41,67 345,042 22 136 136 352 11741
% 25

23 599 YAĞMUR BAL 5C 11 4 9,67 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 7 3,67 9 6 7,00 47 26 38,34 342,884 23 143 143 372 12122
% 26

24 597 YAĞMUR ATEŞ 5C 10 5 8,33 8 1 7,67 7 3 6,00 2 0 2,00 2 2 1,33 11 2 10,33 40 13 35,66 335,880 24 153 153 408 13194
% 28

25 560 ESMA N R ÖZDEMİR 5C 10 5 8,33 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 7 7 4,67 10 4 8,67 43 30 33,01 334,282 25 157 157 422 13479
% 29

26 567 FİRDEVS AKMAN 5C 9 6 7,00 8 2 7,33 5 5 3,33 9 1 8,67 2 4 0,67 12 3 11,00 45 21 38,00 334,049 26 158 158 423 13511
% 29

27 424 ELİF AYDİLEK 5C 10 5 8,33 5 5 3,33 5 3 4,00 5 3 4,00 6 1 5,67 8 2 7,33 39 19 32,66 333,434 27 159 159 429 13605
% 29

28 565 EYMEN BÜYÜKESKİCİ 5C 6 7 3,67 6 4 4,67 8 0 8,00 4 5 2,33 7 1 6,67 9 0 9,00 40 17 34,34 331,087 28 164 164 436 13978
% 30

29 609 ARDA BOZKURT 5C 9 6 7,00 8 1 7,67 6 3 5,00 6 0 6,00 4 2 3,33 9 4 7,67 42 16 36,67 330,620 29 165 165 440 14054
% 30

30 591 SELİN ÇİNİCİOĞLU 5C 9 5 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 3 4 1,67 7 2 6,33 42 18 36,00 320,385 30 186 186 502 15819
% 34

31 531 EREN ALP BOZKURT 5C 8 7 5,67 5 5 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 4 4 2,67 9 5 7,33 43 24 35,00 320,216 31 187 187 504 15845
% 34

32 0 CEREN GÜNEŞ 5C 6 7 3,67 8 2 7,33 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 7 6 5,00 42 24 34,00 313,117 32 205 205 550 17133
% 37

33 747 DENİZ EKİM 5C 2 10 -1,33 7 2 6,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 9 2,00 12 3 11,00 43 27 34,00 302,938 33 221 221 622 19113
% 41



5C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

SINIF: 5C

KATILIMLAR

34 585 AZALİYA JORAYEVA 5C 6 9 3,00 8 2 7,33 3 5 1,33 4 6 2,00 6 6 4,00 5 8 2,33 32 36 19,99 267,307 34 288 288 848 25994
% 56

35 572 METEHAN KAHRIMAN 5C 6 9 3,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 5 10 1,67 6 9 3,00 27 48 11,00 241,465 35 349 349 1056 31463
% 67

36 817 ESLEM SERRA YAŞAR 5C 2 11 -1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 5 1,33 5 4 3,67 22 38 9,33 224,035 36 387 387 1178 35531
% 76

37 864 YAĞMUR VANLI 5C 2 12 -2,00 0 2 -0,67 1 7 -1,33 1 9 -2,00 0 5 -1,67 2 7 -0,33 6 42 -8,00 164,671 37 446 446 1428 46003
% 99

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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5D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

SINIF: 5D

KATILIMLAR

1 667 ZEYNEP ÖZDEMİR 5D 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 14 0 14,00 14 1 13,67 68 6 66,00 464,751 1 2 2 4 312
% 0,67

2 444 ZEYNEP RAVZA KARA 5D 13 2 12,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 13 2 12,33 14 1 13,67 69 6 67,00 461,275 2 4 4 6 404
% 0,87

3 610 AYCAN ŞİRİN 5D 12 2 11,33 9 1 8,67 8 1 7,67 10 0 10,00 11 3 10,00 13 2 12,33 63 9 60,00 430,694 3 13 13 30 1828
% 3,92

4 645 MİRAY ARPA 5D 13 2 12,33 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 3 9,00 13 2 12,33 60 13 55,66 421,213 4 19 19 45 2477
% 5,31

5 661 SENA ŞENEL 5D 13 2 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 11 2 10,33 10 3 9,00 59 12 54,99 414,720 5 26 26 60 3018
% 6,47

6 652 Ö ZEHRA KALAYCIOĞLU5D 10 4 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 3 9,00 12 3 11,00 59 13 54,67 402,521 6 33 33 95 4145
% 8,88

7 662 SERRA SENA DOĞAN 5D 11 2 10,33 10 0 10,00 11 1 10,67 9 3 8,00 41 6 39,00 371,542 7 78 78 206 7751
% 17

8 615 BERAT  SON* 5D 9 6 7,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 4 7,67 12 3 11,00 51 22 43,67 370,582 8 80 80 211 7898
% 17

9 649 NİSAN EDA KARAKAŞ 5D 11 4 9,67 8 2 7,33 4 6 2,00 6 4 4,67 8 3 7,00 11 3 10,00 48 22 40,67 366,695 9 92 92 234 8463
% 18

10 641 HASAN EMİR ÇETİN 5D 5 8 2,33 9 1 8,67 7 3 6,00 5 3 4,00 11 2 10,33 12 2 11,33 49 19 42,66 362,405 10 102 102 256 9044
% 19

11 529 CEYLİN ATEŞ 5D 8 2 7,33 9 0 9,00 8 0 8,00 5 1 4,67 8 2 7,33 7 5 5,33 45 10 41,66 349,240 11 124 124 320 11059
% 24

12 644 MİRAÇ EFE YILDIZ 5D 10 5 8,33 7 3 6,00 4 6 2,00 10 0 10,00 8 7 5,67 9 6 7,00 48 27 39,00 343,927 12 139 139 363 11954
% 26

13 660 SAMİRA KONUŞKAN 5D 10 4 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 4 8 1,33 9 5 7,33 50 20 43,33 342,611 13 144 144 373 12172
% 26

14 670 ZÜMRA ESLEM YILDIRIM5D 9 5 7,33 9 1 8,67 6 3 5,00 8 2 7,33 8 7 5,67 8 6 6,00 48 24 40,00 340,940 14 147 147 387 12414
% 27

15 642 İKRA BOLAT 5D 9 6 7,00 10 0 10,00 6 4 4,67 6 4 4,67 7 5 5,33 8 5 6,33 46 24 38,00 335,976 15 152 152 407 13178
% 28

16 754 KUZEY RECAİ IŞIK 5D 9 4 7,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 3 4,00 5 6 3,00 8 7 5,67 45 22 37,68 329,155 16 169 169 449 14297
% 31

17 663 ŞEVKET AYAZ AŞIK 5D 8 6 6,00 8 2 7,33 5 4 3,67 3 7 0,67 5 4 3,67 11 3 10,00 40 26 31,34 325,023 17 177 177 475 14990
% 32

18 630 EMİR TOPLU 5D 10 3 9,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 2 5,33 40 11 36,33 319,425 18 188 188 510 15987
% 34

19 627 ELA ALADAĞ 5D 12 3 11,00 8 2 7,33 3 7 0,67 6 4 4,67 3 12 -1,00 10 5 8,33 42 33 31,00 319,144 19 189 189 512 16037
% 34

20 608 ALİ EYMEN GÜLER 5D 3 12 -1,00 5 5 3,33 4 6 2,00 9 1 8,67 9 3 8,00 12 3 11,00 42 30 32,00 317,909 20 191 191 517 16262
% 35

21 613 BERAT DAĞLI 5D 8 5 6,33 8 2 7,33 5 4 3,67 5 3 4,00 5 9 2,00 10 4 8,67 41 27 32,00 317,297 21 194 194 523 16385
% 35

22 617 CEM İLYAS BEKTAŞ 5D 3 3 2,00 5 2 4,33 5 2 4,33 6 4 4,67 8 1 7,67 8 3 7,00 35 15 30,00 311,824 22 207 207 558 17370
% 37

23 635 EMRE TOPLU 5D 8 3 7,00 3 5 1,33 3 3 2,00 3 6 1,00 5 4 3,67 9 2 8,33 31 23 23,33 305,862 23 217 217 605 18552
% 40

24 637 ESİLA ÇELİK 5D 9 5 7,33 5 5 3,33 4 5 2,33 7 3 6,00 6 5 4,33 31 23 23,32 302,473 24 222 222 624 19195
% 41

25 616 BUSE ALADAĞ 5D 8 7 5,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 7 -0,33 8 6 6,00 8 7 5,67 35 38 22,34 298,834 25 230 230 647 19938
% 43

26 317 BAŞAK UĞUR 5D 7 8 4,33 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 7 5,67 40 20 33,33 297,475 26 231 231 655 20178
% 43

27 651 ÖMER TARIK ÇEKAL 5D 7 8 4,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 8 7 5,67 7 8 4,33 37 38 24,33 293,213 27 241 241 694 20962
% 45

28 628 ELİF ÇELİK 5D 10 5 8,33 6 4 4,67 5 5 3,33 9 1 8,67 1 0 1,00 5 8 2,33 36 23 28,33 292,383 28 243 243 699 21141
% 45

29 569 KUTUP EYMEN AYKOL 5D 5 10 1,67 5 5 3,33 6 4 4,67 1 7 -1,33 9 2 8,33 7 8 4,33 33 36 21,00 286,944 29 252 252 730 22165
% 47

30 636 ERVA DERİN DİNCELİR 5D 7 5 5,33 10 0 10,00 5 4 3,67 8 2 7,33 4 1 3,67 34 12 30,00 286,942 30 253 253 731 22166
% 47

31 622 C BUĞRA ŞENOL 5D 6 9 3,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 6 9 3,00 6 9 3,00 37 38 24,33 275,949 31 273 273 800 24251
% 52

32 638 ESİLA ÇAKIR 5D 7 8 4,33 6 4 4,67 5 1 4,67 4 3 3,00 3 4 1,67 4 2 3,33 29 22 21,67 271,611 32 281 281 826 25126
% 54

33 621 CEYLİN BADE URAL 5D 4 8 1,33 5 5 3,33 3 6 1,00 4 5 2,33 6 6 4,00 8 5 6,33 30 35 18,32 270,440 33 284 284 833 25371
% 54



5D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

SINIF: 5D

KATILIMLAR

34 626 EGE BAĞLIBEL 5D 11 3 10,00 7 2 6,33 2 0 2,00 0 1 -0,33 20 6 18,00 266,053 34 292 292 854 26226
% 56

35 643 İSLAM EREN SOY AN 5D 4 11 0,33 5 5 3,33 3 7 0,67 10 0 10,00 5 10 1,67 7 8 4,33 34 41 20,33 255,788 35 314 314 947 28393
% 61

36 420 DENİZALİ POLAT 5D 4 9 1,00 6 3 5,00 0 7 -2,33 1 7 -1,33 3 2 2,33 4 8 1,33 18 36 6,00 222,102 36 390 390 1193 35970
% 77
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5E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

SINIF: 5E

KATILIMLAR

1 402 BİLAL ÇOLAK 5E 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 15 0 15,00 15 0 15,00 71 4 69,67 479,355 1 1 1 1 75
% 0,16

2 969 MERYEM SAGI 5E 10 5 8,33 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 6 7,00 11 4 9,67 55 20 48,34 378,193 2 63 63 179 6866
% 15

3 2 ELANUR ŞIK 5E 9 6 7,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 9 5 7,33 13 2 12,33 53 21 45,99 377,482 3 65 65 182 6949
% 15

4 71 AYŞE NAZ KESER 5E 12 3 11,00 4 6 2,00 3 6 1,00 10 0 10,00 11 4 9,67 10 5 8,33 50 24 42,00 376,219 4 66 66 184 7118
% 15

5 981 BEYZA ÇAKIR 5E 11 4 9,67 8 2 7,33 3 6 1,00 8 2 7,33 6 6 4,00 13 1 12,67 49 21 42,00 367,157 5 89 89 230 8381
% 18

6 195 ÖMER EGE SEÇİK 5E 9 6 7,00 10 0 10,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 8 4,33 13 2 12,33 52 23 44,33 364,422 6 96 96 244 8761
% 19

7 657 ÇINAR ALİ TİRYAKİ 5E 10 5 8,33 7 3 6,00 5 5 3,33 9 1 8,67 9 4 7,67 10 5 8,33 50 23 42,33 362,284 7 104 104 259 9060
% 19

8 361 ANIL MUTLU 5E 10 3 9,00 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 3 5,00 9 5 7,33 50 16 44,66 358,664 8 106 106 271 9621
% 21

9 6 ELİF NUR GÜNGÖR 5E 8 7 5,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 2 9,33 9 6 7,00 50 22 42,66 356,301 9 109 109 281 9977
% 21

10 405 AYBÜKE BİLGE BARIŞ 5E 8 7 5,67 6 4 4,67 3 7 0,67 6 4 4,67 12 3 11,00 11 4 9,67 46 29 36,35 355,678 10 112 112 286 10060
% 22

11 86 BEREN FIRAT 5E 7 8 4,33 7 2 6,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 7 4,67 13 2 12,33 49 24 40,99 350,265 11 121 121 314 10864
% 23

12 5 DEFNE TIRMIK 5E 11 4 9,67 8 2 7,33 3 7 0,67 8 2 7,33 8 4 6,67 8 7 5,67 46 26 37,34 344,193 12 138 138 361 11911
% 26

13 3 RIDVAN VARDAR 5E 4 3 3,00 6 3 5,00 5 0 5,00 8 2 7,33 13 2 12,33 6 6 4,00 42 16 36,66 334,833 13 156 156 418 13395
% 29

14 963 SİNEM AYTEKİN 5E 4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 7 3 6,00 11 3 10,00 11 4 9,67 41 33 30,00 321,149 14 182 182 496 15678
% 34

15 369 İDİL DERİN ÇAKIR 5E 7 8 4,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 6 9 3,00 10 5 8,33 42 33 30,99 311,737 15 208 208 559 17385
% 37

16 580 YUSUF AKHUNDOV 5E 10 5 8,33 9 1 8,67 3 7 0,67 9 1 8,67 2 12 -2,00 8 7 5,67 41 33 30,01 295,640 16 233 233 669 20520
% 44

17 240 AHMET KEREM POYRAZ5E 9 6 7,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 7 8 4,33 6 9 3,00 38 37 25,66 294,825 17 236 236 676 20668
% 44

18 129 HÜMA BAŞYEMENİCİ 5E 4 3 3,00 5 2 4,33 6 1 5,67 5 2 4,33 6 3 5,00 6 4 4,67 32 15 27,00 293,389 18 239 239 691 20926
% 45

19 452 TA L* AMMAR BAGCI 5E 7 7 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 8 7 5,67 7 8 4,33 36 38 23,33 292,244 19 244 244 701 21172
% 45

20 736 İLKER HARUN COŞKUN5E 7 8 4,33 7 3 6,00 3 7 0,67 0 1 -0,33 7 6 5,00 8 7 5,67 32 32 21,34 288,536 20 250 250 724 21865
% 47

21 732 ZEYNEP YAREN ÇETİN 5E 8 5 6,33 5 3 4,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 6 6 4,00 4 9 1,00 30 36 18,00 268,746 21 287 287 843 25720
% 55

22 678 YUNUS EREN ÇAKIR 5E 8 7 5,67 8 2 7,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 11 0,33 7 8 4,33 33 42 18,99 267,219 22 289 289 849 26010
% 56

23 466 MELİSA DOĞRU 5E 8 7 5,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 7 8 4,33 6 9 3,00 28 47 12,33 263,601 23 296 296 878 26759
% 57

24 658 GÖK DENİZ GÖKTAŞ 5E 7 8 4,33 1 1 0,67 2 1 1,67 1 0 1,00 7 2 6,33 18 12 14,00 261,529 24 304 304 899 27187
% 58

25 454 MEHMET ARAS TAŞIN 5E 4 11 0,33 5 5 3,33 2 7 -0,33 5 5 3,33 5 10 1,67 9 6 7,00 30 44 15,33 254,589 25 317 317 957 28642
% 61

26 471 ZEHRA SAYGILAR 5E 5 10 1,67 7 3 6,00 4 5 2,33 2 7 -0,33 4 5 2,33 5 7 2,67 27 37 14,67 247,920 26 333 333 1007 30070
% 64

27 1089 ELİF ÜNER 5E 8 5 6,33 0 1 -0,33 3 8 0,33 4 6 2,00 15 20 8,33 241,067 27 351 351 1058 31551
% 68

28 915 ZEYNEP SAĞDIÇ 5E 5 9 2,00 6 2 5,33 2 7 -0,33 3 6 1,00 1 10 -2,33 8 5 6,33 25 39 12,00 238,531 28 357 357 1082 32137
% 69

29 710 HÜSEYİN YILDIRIM 5E 8 7 5,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 9 -3,00 5 6 3,00 25 40 11,67 237,677 29 360 360 1086 32343
% 69

30 1000 İREM ÖRENÇ 5E 4 11 0,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 6 5,00 5 9 2,00 25 47 9,33 237,354 30 361 361 1088 32414
% 69

31 734 ERCAN AKARSU 5E 3 12 -1,00 8 2 7,33 5 5 3,33 5 5 3,33 5 10 1,67 5 10 1,67 31 44 16,33 236,662 31 364 364 1095 32578
% 70

32 1217 ZEYNEP TUSEM SOYSAL5E 3 12 -1,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 6 9 3,00 5 10 1,67 30 45 15,00 236,506 32 365 365 1100 32615
% 70

33 414 EGE KURŞU  N 5E 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 24 51 7,00 230,167 33 378 378 1144 34106
% 73



5E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

SINIF: 5E

KATILIMLAR

34 0 AHMET GÜNGÖR 5E 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 23 52 5,66 222,676 34 389 389 1189 35841
% 77

35 1042 ASLIHAN AKMAN 5E 6 9 3,00 1 9 -2,00 3 4 1,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 19 43 4,67 221,306 35 393 393 1198 36149
% 77

36 1190 ERVA ŞADE 5E 5 10 1,67 2 7 -0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 20 54 2,01 198,486 36 423 423 1339 41599
% 89

37 581 BERKTUĞ 5E 5 10 1,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 18 57 -0,99 196,363 37 427 427 1350 42058
% 90

38 401 MİRHEN ELGANEM 5E 2 13 -2,33 2 6 0,00 3 6 1,00 3 7 0,67 3 9 0,00 4 9 1,00 17 50 0,34 190,827 38 434 434 1370 43205
% 93

39 1183 TURAN ÇİL 5E 5 10 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 15 60 -5,00 179,355 39 440 440 1405 44859
% 96
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5F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

SINIF: 5F

KATILIMLAR

1 0 SEMİH ERGÜL 5F 11 4 9,67 8 1 7,67 6 4 4,67 10 0 10,00 10 5 8,33 6 9 3,00 51 23 43,34 354,627 1 113 113 289 10205
% 22

2 427 HİRA ÇELİK 5F 9 6 7,00 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 7 4 5,67 10 4 8,67 49 21 42,01 352,211 2 118 118 304 10581
% 23

3 407 ERVA NUR ÇEŞME 5F 8 7 5,67 7 3 6,00 5 5 3,33 10 0 10,00 8 7 5,67 11 4 9,67 49 26 40,34 346,380 3 132 132 343 11511
% 25

4 270 YAREN TOYGA 5F 11 2 10,33 8 1 7,67 5 2 4,33 4 3 3,00 4 3 3,00 7 4 5,67 39 15 34,00 329,398 4 168 168 448 14261
% 31

5 668 ABDULLAH KEREM DOKUR5F 10 3 9,00 8 2 7,33 5 4 3,67 8 2 7,33 4 6 2,00 7 7 4,67 42 24 34,00 317,442 5 193 193 521 16350
% 35

6 23 ŞEHNAZ GÜJ 5F 9 6 7,00 9 1 8,67 5 5 3,33 7 3 6,00 8 7 5,67 6 9 3,00 44 31 33,67 316,930 6 196 196 528 16458
% 35

7 154 MUSAB BERK GÜNDÜZ5F 10 4 8,67 8 2 7,33 5 3 4,00 10 0 10,00 4 1 3,67 37 10 33,67 306,119 7 216 216 598 18483
% 40

8 213 EDA YILDIRIM 5F 7 8 4,33 9 1 8,67 5 5 3,33 7 3 6,00 8 7 5,67 6 9 3,00 42 33 31,00 302,282 8 224 224 629 19235
% 41

9 939 ZEYNEP KOÇYİĞİT 5F 9 6 7,00 9 1 8,67 3 7 0,67 6 4 4,67 6 9 3,00 7 8 4,33 40 35 28,34 300,612 9 227 227 638 19570
% 42

10 1155 NURBANU AKBAŞ 5F 11 2 10,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 5 2,33 7 7 4,67 5 10 1,67 33 38 20,33 293,131 10 242 242 695 20974
% 45

11 438 ECRİN DEMİRAY 5F 11 4 9,67 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 39 36 27,01 291,196 11 246 246 707 21369
% 46

12 191 ZEYNEPBERENDUMAN 5F 5 10 1,67 8 2 7,33 4 6 2,00 3 7 0,67 8 7 5,67 8 7 5,67 36 39 23,01 285,376 12 260 260 743 22452
% 48

13 0 RÜZGAR ANIL ERDEM 5F 9 6 7,00 8 2 7,33 3 6 1,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 6 8 3,33 33 40 19,66 276,074 13 271 271 798 24230
% 52

14 0 * *N*P E 5F 7 8 4,33 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 4 9 1,00 7 8 4,33 36 37 23,66 276,017 14 272 272 799 24240
% 52

15 577 MERT ŞAŞMAZ 5F 8 7 5,67 8 2 7,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 6 8 3,33 7 8 4,33 31 43 16,66 272,519 15 278 278 822 24942
% 53

16 230 ÖMER FARUK TATLI 5F 3 9 0,00 8 2 7,33 5 5 3,33 8 2 7,33 5 10 1,67 8 7 5,67 37 35 25,33 270,627 16 283 283 832 25328
% 54

17 462 AHMET TAHA DEMİRTAŞ5F 5 10 1,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 6 4 4,67 6 3 5,00 8 7 5,67 28 41 14,35 262,613 17 300 300 892 26959
% 58

18 687 ZEYNEP HORASAN 5F 6 9 3,00 7 3 6,00 6 3 5,00 5 5 3,33 4 10 0,67 5 10 1,67 33 40 19,67 254,460 18 318 318 959 28679
% 61

19 0 MEHMETEMİNGÜLTEKİN5F 5 10 1,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 8 7 5,67 7 8 4,33 24 51 7,01 248,005 19 332 332 1005 30049
% 64

20 231 SEMİHTAHA KARAKUŞ 5F 10 5 8,33 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 10 1,67 0 15 -5,00 31 44 16,34 246,915 20 336 336 1014 30307
% 65

21 295 YUSUF TOPÇU 5F 5 10 1,67 7 3 6,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 6 9 3,00 29 46 13,67 244,641 21 337 337 1025 30799
% 66

22 701 ÖZGÜR BAD* 5F 3 12 -1,00 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 4 5 2,33 7 7 4,67 27 41 13,34 241,223 22 350 350 1057 31519
% 68

23 699 TUĞRAP CANB* 5F 6 9 3,00 5 5 3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 5 10 1,67 2 12 -2,00 31 43 16,66 240,719 23 352 352 1062 31636
% 68

24 464 HARUN SMİN SEVENCAN5F 7 8 4,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 3 6,00 4 11 0,33 5 10 1,67 28 47 12,33 239,873 24 355 355 1075 31837
% 68

25 1070 BİLAL UĞUR HIZLI 5F 8 7 5,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 9 2,00 4 11 0,33 24 50 7,34 237,042 25 363 363 1092 32485
% 70

26 455 ELİFNUR  KALEOĞLU 5F 5 10 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 8 2 7,33 2 13 -2,33 6 9 3,00 29 46 13,67 229,587 26 380 380 1146 34229
% 73

27 433 SERVET KAAN KÜLEKÇİ5F 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 6 9 3,00 4 11 0,33 24 50 7,33 226,278 27 382 382 1164 35022
% 75

28 190 ELİFNAZTUNCİL 5F 5 10 1,67 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 9 3,00 4 11 0,33 23 52 5,67 224,163 28 386 386 1176 35494
% 76

29 977 EDA CEYLAN 5F 6 9 3,00 3 6 1,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 4 11 0,33 5 10 1,67 22 52 4,67 219,629 29 396 396 1208 36563
% 78

30 241 ÖMEREMRE 5F 4 11 0,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 2 12 -2,00 5 10 1,67 25 49 8,66 211,104 30 409 409 1260 38668
% 83

31 266 AYBÜKE CANDEMİR 5F 5 10 1,67 1 9 -2,00 0 9 -3,00 2 8 -0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 18 56 -0,67 209,103 31 412 412 1273 39151
% 84

32 715 TAHABERKŞEN 5F 3 12 -1,00 4 6 2,00 3 6 1,00 2 8 -0,67 4 10 0,67 4 11 0,33 20 53 2,33 199,917 32 420 420 1329 41271
% 88

33 131 ALİ AYAZ           A 5F 5 9 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 16 58 -3,34 192,501 33 431 431 1361 42859
% 92



5F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

SINIF: 5F

KATILIMLAR

34 211 ELA YILDIRIM 5F 3 12 -1,00 7 3 6,00 3 7 0,67 5 5 3,33 1 14 -3,67 4 11 0,33 23 52 5,66 191,853 34 432 432 1364 42996
% 92

35 0 MUHAMMED K *U R 5F 4 11 0,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 14 -3,67 3 12 -1,00 15 60 -5,01 169,806 35 445 445 1423 45725
% 98
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5G SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

SINIF: 5G

KATILIMLAR

1 968 AHMET EMİR GEZER 5G 11 4 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 5 8,33 12 3 11,00 58 17 52,33 399,492 1 36 36 104 4432
% 9,50

2 679 ECRİN NAZ 5G 10 5 8,33 8 2 7,33 7 2 6,33 8 2 7,33 11 4 9,67 11 3 10,00 55 18 48,99 389,179 2 49 49 142 5541
% 12

3 708 MELİKE SALCI 5G 9 6 7,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 6 6,00 12 3 11,00 54 20 47,34 371,907 3 76 76 203 7689
% 16

4 339 ÖMER EFE EŞİYOK 5G 9 6 7,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 6 6,00 12 3 11,00 53 21 46,00 369,507 4 82 82 215 8030
% 17

5 506 AHMET EMİN KILIÇ 5G 7 8 4,33 9 1 8,67 5 5 3,33 9 1 8,67 11 4 9,67 11 4 9,67 52 23 44,34 363,610 5 98 98 248 8880
% 19

6 12 ELİF SARI 5G 12 3 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 1 2 0,33 47 11 43,33 349,035 6 125 125 322 11094
% 24

7 404 BARI  HASANOV 5G 6 6 4,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 3 5,00 9 3 8,00 9 3 8,00 47 18 41,00 347,150 7 128 128 336 11387
% 24

8 429 MUHAMMED HAMZA 5G 9 6 7,00 9 1 8,67 5 5 3,33 7 1 6,67 7 4 5,67 10 5 8,33 47 22 39,67 346,004 8 133 133 346 11575
% 25

9 731 MEHMET URAL 5G 9 6 7,00 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 6 8 3,33 9 4 7,67 50 22 42,67 343,000 9 142 142 370 12105
% 26

10 866 AHMET YILMAZ 5G 8 4 6,67 7 3 6,00 5 4 3,67 7 2 6,33 3 6 1,00 12 3 11,00 42 22 34,67 327,564 10 174 174 460 14553
% 31

11 1110 GÜLBAHAR AYLAÇ 5G 9 6 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 8 7 5,67 6 9 3,00 43 32 32,34 315,190 11 199 199 540 16751
% 36

12 13 MERYEM ORHAN 5G 9 6 7,00 4 6 2,00 4 6 2,00 8 2 7,33 6 9 3,00 9 6 7,00 40 35 28,33 308,794 12 213 213 580 17957
% 38

13 1248 ZÜMRA YILDIRIM 5G 7 7 4,67 8 2 7,33 4 5 2,33 7 3 6,00 7 6 5,00 7 7 4,67 40 30 30,00 304,019 13 219 219 615 18900
% 40

14 874 ***** 5G 7 8 4,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 7 5,67 3 3 2,00 41 25 32,66 303,209 14 220 220 620 19066
% 41

15 164 ÜMİT ALTUN 5G 10 5 8,33 8 2 7,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 9 6 7,00 38 37 25,66 296,985 15 232 232 659 20266
% 43

16 342 ZEYNEP KORKMA Z 5G 3 3 2,00 2 5 0,33 4 2 3,33 8 2 7,33 6 4 4,67 7 2 6,33 30 18 23,99 286,509 16 255 255 736 22247
% 48

17 1039 ALİ İHSAN KÖSE 5G 6 9 3,00 6 4 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 6 9 3,00 8 7 5,67 38 37 25,67 286,131 17 256 256 737 22314
% 48

18 1100 EYMEN DOĞAN 5G 4 11 0,33 8 2 7,33 4 6 2,00 8 2 7,33 7 8 4,33 7 8 4,33 38 37 25,65 276,636 18 270 270 796 24102
% 52

19 516 İSMAİL AŞKIN 5G 7 6 5,00 7 3 6,00 5 5 3,33 10 0 10,00 3 10 -0,33 5 8 2,33 37 32 26,33 272,249 19 279 279 823 24986
% 54

20 463 Aİ E ESLEM ÇATALBAŞ 5G 2 13 -2,33 7 3 6,00 5 5 3,33 8 2 7,33 7 8 4,33 4 2 3,33 33 33 21,99 257,175 20 311 311 939 28125
% 60

21 91 ESLEM ÖZ 5G 3 12 -1,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 7 8 4,33 7 8 4,33 31 44 16,32 253,692 21 320 320 963 28837
% 62

22 447 FEYZA HENDEN 5G 6 9 3,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 3 6,00 5 10 1,67 7 8 4,33 30 45 15,00 253,616 22 321 321 964 28846
% 62

23 435 MERYEM AY 5G 6 9 3,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 8 2 7,33 6 9 3,00 6 9 3,00 29 46 13,66 250,769 23 325 325 988 29441
% 63

24 1091 ENES AKÇAM 5G 5 10 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 8 2 7,33 6 9 3,00 4 11 0,33 31 44 16,33 244,343 24 338 338 1028 30862
% 66

25 1134 MELİKE AKBULUT 5G 7 8 4,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 6 9 3,00 2 13 -2,33 30 45 15,00 242,149 25 347 347 1049 31316
% 67

26 1118 HANAN ALKADUR 5G 6 9 3,00 2 7 -0,33 2 8 -0,67 2 7 -0,33 4 7 1,67 6 7 3,67 22 45 7,01 236,375 26 367 367 1102 32654
% 70

27 996 EYÜP ENSAR GÖKÇEKE5G 2 13 -2,33 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 5 10 1,67 7 8 4,33 29 46 13,67 234,440 27 370 370 1114 33110
% 71

28 329 AYŞE NASİPLİ 5G 4 11 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 5 10 1,67 6 9 3,00 27 48 11,01 233,077 28 371 371 1123 33394
% 72

29 21 EMİRHAN ERİCEK 5G 4 11 0,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 10 0 10,00 4 11 0,33 6 9 3,00 29 46 13,66 232,472 29 372 372 1130 33530
% 72

30 51 MUST*FA ÇOLAK 5G 3 12 -1,00 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 10 1,67 6 9 3,00 26 49 9,66 227,593 30 381 381 1156 34702
% 74

31 919 EGEBAKN 5G 3 12 -1,00 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 2 4 0,67 25 41 11,34 224,628 31 385 385 1174 35392
% 76

32 1119 *E* * DER  L U 5G 4 8 1,33 1 8 -1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 21 50 4,33 210,937 32 410 410 1261 38703
% 83

33 88 ÇAĞANU RASPAKSOY 5G 4 11 0,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 5 1,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 22 51 4,99 203,909 33 415 415 1304 40357
% 86



5G SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

SINIF: 5G

KATILIMLAR

34 583 AHMET DA BBAH G 5G 6 9 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 9 2,00 1 14 -3,67 19 55 0,66 201,661 34 418 418 1319 40868
% 88

35 1049 BEDİRHAN*LMAZ 5G 5 10 1,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 19 56 0,34 198,690 35 421 421 1335 41554
% 89

36 100 EYMEN EGE DEMİRCAN5G 6 9 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 15 -5,00 3 12 -1,00 19 56 0,33 186,490 36 438 438 1379 43924
% 94

37 9 YU SUF KÖSE 5G 1 13 -3,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 9 1,00 4 10 0,67 13 58 -6,33 175,689 37 442 442 1412 45242
% 97
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5H SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

SINIF: 5H

KATILIMLAR

1 209 EMİR MUTLU 5H 11 4 9,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 11 2 10,33 11 4 9,67 53 20 46,34 389,008 1 51 51 145 5559
% 12

2 1060 BEREN BELET 5H 7 8 4,33 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 11 2 10,33 9 6 7,00 53 20 46,33 363,430 2 99 99 250 8900
% 19

3 440 BASMA ABDULLAH 5H 10 5 8,33 6 4 4,67 6 4 4,67 5 3 4,00 9 6 7,00 8 7 5,67 44 29 34,34 336,310 3 150 150 404 13138
% 28

4 268 ÇAĞLA BİLGE 5H 7 8 4,33 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 12 1 11,67 6 9 3,00 44 29 34,33 330,242 4 166 166 444 14120
% 30

5 109 ZARA EYLÜL HASTUNC5H 9 5 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 1 1 0,67 9 4 7,67 42 17 36,34 321,703 5 180 180 494 15584
% 33

6 92 ÖMER FARUK KORKMAZ5H 6 9 3,00 9 1 8,67 4 6 2,00 5 5 3,33 9 6 7,00 9 6 7,00 42 33 31,00 314,695 6 200 200 542 16831
% 36

7 1087 ELİF NAZ EVCİN 5H 7 7 4,67 8 2 7,33 6 3 5,00 2 8 -0,67 4 9 1,00 10 5 8,33 37 34 25,66 295,341 7 234 234 671 20585
% 44

8 223 HAKTA  YILDIRIM 5H 8 7 5,67 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 7 8 4,33 5 10 1,67 40 35 28,34 293,350 8 240 240 692 20934
% 45

9 683 EFSA DURU ENGİN 5H 8 7 5,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 7 8 4,33 6 9 3,00 36 39 23,00 285,761 9 259 259 741 22377
% 48

10 1168 SAMİ YUSUF NERGİZ 5H 3 7 0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 5 5 3,33 5 10 1,67 11 4 9,67 34 36 22,01 278,322 10 269 269 787 23772
% 51

11 29 NİSA YILMAZ 5H 8 7 5,67 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 8 7 5,67 5 10 1,67 31 44 16,34 273,155 11 277 277 817 24814
% 53

12 386 KEREM KARABULUT 5H 9 6 7,00 6 4 4,67 6 4 4,67 5 4 3,67 1 5 -0,67 27 23 19,34 257,614 12 309 309 937 28045
% 60

13 75 OSMAN EREN SEÇİK 5H 7 8 4,33 5 4 3,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 3 0,00 8 7 5,67 25 38 12,33 252,935 13 323 323 971 28976
% 62

14 472 FİRDEVSHİRA ÇAĞLAYAN5H 4 10 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 7 7 4,67 4 11 0,33 31 42 17,01 248,726 14 330 330 1001 29883
% 64

15 910 BİLAL GÜLTEKİN 5H 9 6 7,00 5 5 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 1 14 -3,67 6 9 3,00 29 46 13,66 244,099 15 340 340 1031 30912
% 66

16 852 AYDIN MERT GÜNAYDIN5H 3 12 -1,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 6 9 3,00 8 7 5,67 28 47 12,34 243,739 16 341 341 1037 30987
% 66

17 144 DENİZ ABBASOV 5H 7 8 4,33 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 30 45 15,00 243,089 17 344 344 1042 31117
% 67

18 393 GÖRKEM BAYRAK 5H 4 9 1,00 5 5 3,33 7 2 6,33 7 3 6,00 2 6 0,00 3 4 1,67 28 29 18,33 242,572 18 346 346 1045 31223
% 67

19 453 ATLAS TAŞIN 5H 0 10 -3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 7 3 6,00 4 7 1,67 8 7 5,67 28 38 15,35 237,777 19 359 359 1084 32326
% 69

20 0 ELANUR    A Y** I 5H 4 7 1,67 2 7 -0,33 1 7 -1,33 2 6 0,00 7 3 6,00 3 9 0,00 19 39 6,01 232,255 20 373 373 1131 33580
% 72

21 562 ÖMER GOCALI 5H 4 7 1,67 1 6 -1,00 3 7 0,67 4 3 3,00 3 7 0,67 4 7 1,67 19 37 6,68 221,401 21 392 392 1197 36118
% 77

22 458 YAKUP BOZOĞLU 5H 2 9 -1,00 8 2 7,33 1 8 -1,67 6 4 4,67 4 7 1,67 3 11 -0,67 24 41 10,33 215,038 22 399 399 1231 37703
% 81

23 1078 BUSENAZ KALMUKOĞLU5H 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 9 1,00 6 9 3,00 22 51 5,01 214,550 23 400 400 1232 37818
% 81

24 45 İBRAHİM İLTER 5H 6 9 3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 22 53 4,34 211,874 24 407 407 1252 38464
% 82

25 1018 EMİRHAN ÖZCAN 5H 2 13 -2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 21 54 3,01 204,071 25 414 414 1301 40319
% 86

26 0 *T   K*  E 5H 4 11 0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 11 -1,67 5 10 1,67 15 58 -4,34 186,975 26 437 437 1378 43850
% 94

27 10 AYSU DEFNE ÖZAYDIN5H 5 10 1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 12 -2,00 3 12 -1,00 17 57 -2,00 186,486 27 439 439 1380 43927
% 94

28 766 MEDİNE NUR UĞUR 5H 3 12 -1,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 1 9 -2,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 14 60 -6,00 172,458 28 444 444 1420 45540
% 98



5H SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

SINIF: 5H

KATILIMLAR
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5I SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

SINIF: 5I

KATILIMLAR

1 392 EBRAR KUYU 5I 12 3 11,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 3 7,00 10 5 8,33 56 15 51,00 388,550 1 53 53 147 5609
% 12

2 52 ZÜ GÖR   R ALVER 5I 10 5 8,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 7 5,67 12 3 11,00 55 20 48,33 377,839 2 64 64 180 6905
% 15

3 1136 MERV  GÜLTEKİN 5I 10 5 8,33 10 0 10,00 6 4 4,67 8 2 7,33 10 5 8,33 10 5 8,33 54 21 46,99 374,926 3 70 70 188 7288
% 16

4 8 MEHMEDAKİF ÇOBANOĞLU5I 8 7 5,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 5 8,33 9 6 7,00 55 20 48,33 364,807 4 94 94 241 8716
% 19

5 1165 SALİH SARAÇO LU 5I 12 2 11,33 8 2 7,33 2 5 0,33 7 3 6,00 7 8 4,33 9 6 7,00 45 26 36,32 344,421 5 137 137 360 11860
% 25

6 388 SAİT YAZICI 5I 9 6 7,00 9 1 8,67 4 6 2,00 5 5 3,33 9 6 7,00 10 5 8,33 46 29 36,33 343,618 6 140 140 365 11998
% 26

7 445 SUDENAZ DOKUMAN 5I 9 6 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 10 5 8,33 7 7 4,67 48 26 39,33 343,547 7 141 141 366 12012
% 26

8 160 KAANÜSTÜN 5I 7 8 4,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 5 10 1,67 13 2 12,33 48 27 38,99 336,245 8 151 151 405 13145
% 28

9 93 ECEM TOSUNN 5I 11 4 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 9 3,00 6 9 3,00 47 28 37,67 326,189 9 176 176 468 14786
% 32

10 296 SUDE GÜNDOĞDU 5I 4 1 3,67 6 2 5,33 3 1 2,67 1 1 0,67 7 4 5,67 11 0 11,00 32 9 29,01 321,565 10 181 181 495 15609
% 33

11 409 MEHMETÇINAR SARICI 5I 11 4 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 5 5 3,33 43 12 39,00 320,621 11 185 185 501 15767
% 34

12 726 BEGÜM HİRA NALÇA 5I 9 6 7,00 6 4 4,67 4 6 2,00 8 2 7,33 5 8 2,33 10 5 8,33 42 31 31,66 317,763 12 192 192 520 16294
% 35

13 465 MİRAÇ TEKİN 5I 6 9 3,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 6 7,00 6 9 3,00 46 29 36,34 313,602 13 204 204 546 17038
% 37

14 47 MUHAMMED POYRAZ 5I 6 9 3,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 9 6 7,00 3 3 2,00 41 25 32,67 302,389 14 223 223 627 19213
% 41

15 469 ELİSA DAL 5I 10 5 8,33 9 1 8,67 5 5 3,33 10 0 10,00 0 2 -0,67 4 1 3,67 38 14 33,33 301,318 15 225 225 632 19415
% 42

16 293 ÖMER ŞENOL 5I 7 8 4,33 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 9 6 7,00 7 8 4,33 38 37 25,65 300,117 16 228 228 641 19654
% 42

17 729 RÜZGAR AK 5I 6 9 3,00 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 6 9 3,00 8 7 5,67 39 36 27,00 288,931 17 248 248 721 21787
% 47

18 1137 MİR*Y S*VİM 5I 10 5 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 3 12 -1,00 6 8 3,33 39 35 27,32 288,690 18 249 249 723 21838
% 47

19 207 KAYRA ÇALGICI 5I 1 14 -3,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 10 5 8,33 10 5 8,33 35 40 21,65 280,990 19 266 266 770 23258
% 50

20 416 EYMEN ARSLAN 5I 6 9 3,00 6 3 5,00 5 5 3,33 5 5 3,33 2 13 -2,33 10 5 8,33 34 40 20,66 266,995 20 290 290 850 26049
% 56

21 578 KEREM KARATAŞ 5I 10 5 8,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 30 45 14,99 259,752 21 307 307 920 27598
% 59

22 283 NİLAY   ERTÜRK 5I 7 8 4,33 5 5 3,33 7 3 6,00 1 3 0,00 7 8 4,33 27 27 17,99 259,584 22 308 308 922 27634
% 59

23 181 MİRAY TAŞOĞLU 5I 8 7 5,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 7 -0,33 4 11 0,33 7 8 4,33 27 47 11,34 252,634 23 324 324 975 29037
% 62

24 358 ESLEM MİNA ÇETİN 5I 6 9 3,00 6 4 4,67 4 6 2,00 8 2 7,33 4 11 0,33 5 10 1,67 33 42 19,00 250,289 24 326 326 991 29532
% 63

25 399 KAYRA KÖSEOĞLU 5I 8 7 5,67 9 1 8,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 32 43 17,67 248,615 25 331 331 1002 29909
% 64

26 215 CEYİN KAHRAMAN 5I 7 8 4,33 8 2 7,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 6 8 3,33 30 44 15,33 244,213 26 339 339 1030 30882
% 66

27 217 AZRAZYEYNEP 5I 5 10 1,67 6 4 4,67 2 7 -0,33 6 4 4,67 6 6 4,00 25 31 14,68 243,299 27 343 343 1041 31069
% 67

28 476 MEHMETBARANTAŞOĞLU5I 6 9 3,00 9 1 8,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 1 1 0,67 25 22 17,67 242,852 28 345 345 1043 31170
% 67

29 1093 ENE SÜFTADE İNSAN 5I 7 8 4,33 9 1 8,67 3 7 0,67 7 3 6,00 4 11 0,33 2 13 -2,33 32 43 17,67 239,420 29 356 356 1077 31942
% 68

30 0 ASYA ÇALGICI 5I 4 11 0,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 10 5 8,33 2 13 -2,33 26 49 9,66 237,335 30 362 362 1089 32418
% 69

31 374 NURAY ABBASOVA 5I 6 9 3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 5 9 2,00 25 49 8,67 230,267 31 377 377 1142 34081
% 73

32 4776 ÖMERDİRİCN 5I 5 9 2,00 2 7 -0,33 2 8 -0,67 9 1 8,67 3 12 -1,00 5 9 2,00 26 46 10,67 225,010 32 383 383 1172 35298
% 76

33 0 * R * *     U 5I 3 12 -1,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 7 -0,33 7 8 4,33 4 11 0,33 21 53 3,33 213,055 33 405 405 1244 38188
% 82



5I SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

SINIF: 5I

KATILIMLAR

34 1148 NİDAH TACİR 5I 5 9 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 19 55 0,66 209,183 34 411 411 1272 39133
% 84

35 85700 NİSA NUR ACAR 5I 2 13 -2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 21 54 3,02 203,858 35 416 416 1306 40369
% 86

36 4 **NAN    C  U    Sİ 5I 3 12 -1,00 3 6 1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 5 9 2,00 2 13 -2,33 21 52 3,67 198,560 36 422 422 1338 41584
% 89

37 728 SARE ÖZDEMİR 5I 0 3 -1,00 2 8 -0,67 1 7 -1,33 1 9 -2,00 2 5 0,33 3 4 1,67 9 36 -3,00 191,337 37 433 433 1366 43102
% 92

38 1881 TAHA TAIİP AI *N 5I 5 10 1,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 1 14 -3,67 13 62 -7,67 173,782 38 443 443 1418 45438
% 97

39 897 BERAT KAANŞ AHİN 5I 0 15 -5,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 0 15 -5,00 1 14 -3,67 8 67 -14,34119,044 39 448 448 1437 46451
% 100
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5K SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

SINIF: 5K

KATILIMLAR

1 432 ZEYNEP KORKMAZ 5K 12 2 11,33 8 2 7,33 6 2 5,33 8 0 8,00 9 3 8,00 8 1 7,67 51 10 47,66 383,409 1 58 58 160 6235
% 13

2 16 MUSA KUZU 5K 10 5 8,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 6 6,00 11 4 9,67 54 20 47,33 373,340 2 73 73 196 7483
% 16

3 355 ALTUĞ UĞUR 5K 6 6 4,00 7 2 6,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 5 5,33 11 4 9,67 49 19 42,67 346,394 3 131 131 342 11509
% 25

4 341 NESİBE GÜNKAYA 5K 10 5 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 6 7 3,67 7 6 5,00 48 23 40,33 335,154 4 154 154 413 13325
% 29

5 554 EMİR YORGANCI 5K 2 3 1,00 1 1 0,67 3 2 2,33 8 2 7,33 9 6 7,00 14 1 13,67 37 15 32,00 330,084 5 167 167 446 14152
% 30

6 1083 ÇINAR YEŞİLTEPE 5K 9 6 7,00 4 6 2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 9 4 7,67 9 6 7,00 40 33 29,00 328,229 6 170 170 454 14440
% 31

7 434 ZEYNEP İLGEN 5K 11 4 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 8 4,33 5 10 1,67 47 28 37,66 326,802 7 175 175 463 14701
% 31

8 172 DUYGU FİDAN 5K 10 5 8,33 7 3 6,00 3 7 0,67 3 7 0,67 8 7 5,67 8 7 5,67 39 36 27,01 315,996 8 197 197 533 16607
% 36

9 277 NEHİRNUR YILMAZ 5K 7 7 4,67 7 3 6,00 7 1 6,67 8 2 7,33 4 5 2,33 9 5 7,33 42 23 34,33 313,732 9 203 203 545 17022
% 36

10 1032 ALİ ÇAĞLAYAN 5K 7 6 5,00 8 2 7,33 7 3 6,00 4 4 2,67 6 6 4,00 7 5 5,33 39 26 30,33 306,402 10 215 215 596 18435
% 39

11 297 İBRAHİM HALİL KIZIL 5K 5 4 3,67 7 2 6,33 4 2 3,33 7 2 6,33 5 3 4,00 7 3 6,00 35 16 29,66 301,039 11 226 226 636 19477
% 42

12 65 ÖMER HAMZA ÖZ 5K 7 5 5,33 7 2 6,33 1 4 -0,33 5 4 3,67 6 4 4,67 7 3 6,00 33 22 25,67 299,896 12 229 229 644 19708
% 42

13 98 CEREN TELLİ 5K 7 6 5,00 7 3 6,00 4 4 2,67 7 3 6,00 7 6 5,00 6 9 3,00 38 31 27,67 295,162 13 235 235 674 20610
% 44

14 389 BURAK KOÇYİĞİT 5K 8 6 6,00 7 3 6,00 4 4 2,67 6 3 5,00 4 8 1,33 7 8 4,33 36 32 25,33 285,998 14 257 257 739 22335
% 48

15 579 ELİF BÜŞRANUR 5K 6 7 3,67 7 2 6,33 6 4 4,67 4 6 2,00 5 8 2,33 8 7 5,67 36 34 24,67 285,291 15 261 261 745 22466
% 48

16 60 MİNA  BALCI 5K 6 9 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 9 1 8,67 7 7 4,67 7 8 4,33 37 37 24,67 284,015 16 262 262 751 22725
% 49

17 1139 MUHAMMED BURAK FIRAT5K 7 8 4,33 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 8 7 5,67 7 8 4,33 34 41 20,33 283,753 17 263 263 754 22778
% 49

18 460 ALİ BERK YILDIRIM 5K 8 6 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 1 7 -1,33 2 6 0,00 9 4 7,67 30 33 19,01 279,746 18 267 267 782 23513
% 50

19 693 SARP KAYA 5K 8 5 6,33 5 4 3,67 3 5 1,33 6 3 5,00 6 3 5,00 4 11 0,33 32 31 21,66 278,579 19 268 268 786 23732
% 51

20 1167 SAMİRA UMAROVA 5K 9 6 7,00 7 3 6,00 4 6 2,00 4 5 2,33 6 8 3,33 4 11 0,33 34 39 20,99 274,705 20 276 276 809 24498
% 52

21 682 NEHİR TİLKİ 5K 7 8 4,33 4 5 2,33 5 4 3,67 3 7 0,67 4 11 0,33 9 6 7,00 32 41 18,33 271,817 21 280 280 824 25075
% 54

22 356 EYMEN MERT ÇETİN 5K 10 5 8,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 4 1,67 6 7 3,67 5 10 1,67 27 43 12,67 265,901 22 294 294 857 26261
% 56

23 439 BERKAY ERSOY 5K 8 6 6,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 8 7 5,67 28 46 12,67 265,145 23 295 295 862 26416
% 57

24 653 ÖMER FARUK DELELİ 5K 6 6 4,00 4 6 2,00 1 0 1,00 9 6 7,00 20 18 14,00 262,798 24 298 298 888 26918
% 58

25 483 SONER KAMACI 5K 5 8 2,33 4 5 2,33 4 3 3,00 3 6 1,00 8 4 6,67 4 9 1,00 28 35 16,33 262,618 25 299 299 891 26957
% 58

26 350 BEREN UĞUR 5K 7 8 4,33 5 5 3,33 5 4 3,67 6 4 4,67 4 10 0,67 6 9 3,00 33 40 19,67 262,475 26 301 301 894 26993
% 58

27 733 IRMAK İNCİ ÇETİN 5K 9 6 7,00 6 4 4,67 3 7 0,67 5 4 3,67 5 9 2,00 3 12 -1,00 31 42 17,01 257,130 27 312 312 940 28131
% 60

28 681 EMİN ASAF ZIVKARA 5K 3 12 -1,00 6 4 4,67 4 6 2,00 8 2 7,33 4 11 0,33 9 6 7,00 34 41 20,33 256,121 28 313 313 946 28325
% 61

29 56 MELİS BÜLBÜL 5K 4 8 1,33 6 4 4,67 3 4 1,67 3 3 2,00 4 8 1,33 7 5 5,33 27 32 16,33 254,663 29 316 316 956 28626
% 61

30 1204 YUNUS EMRE GÜRKAN5K 6 9 3,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 8 7 5,67 26 49 9,67 240,078 30 354 354 1070 31780
% 68

31 922 İKRA SEVİM 5K 5 10 1,67 5 5 3,33 3 6 1,00 6 4 4,67 5 8 2,33 4 11 0,33 28 44 13,33 236,481 31 366 366 1101 32624
% 70

32 707 BARIŞ EFE ZİREK 5K 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 8 4,33 4 11 0,33 24 51 6,99 234,792 32 369 369 1112 33030
% 71

33 1117 HAMZA AL* YILMAZ 5K 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 9 2,00 5 10 1,67 23 51 6,00 224,681 33 384 384 1173 35376
% 76



5K SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

SINIF: 5K

KATILIMLAR

34 691 BURAK SARAÇOĞLU 5K 1 7 -1,33 1 7 -1,33 2 4 0,67 3 6 1,00 4 1 3,67 4 6 2,00 15 31 4,68 218,270 34 397 397 1214 36908
% 79

35 467 AKIN BERK ÇEL İK 5K 4 11 0,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 7 8 4,33 2 13 -2,33 23 52 5,67 214,002 35 402 402 1237 37951
% 81

36 952 FATMA ESLEM ÖZDEMİR5K 3 12 -1,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 11 0,33 5 10 1,67 24 51 6,99 211,497 36 408 408 1257 38557
% 83

37 84 MELEK ECRİN KARACA 5K 5 10 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 20 55 1,67 200,903 37 419 419 1325 41045
% 88

38 70600 AHMET EFE ÖZDEMİR 5K 0 3 -1,00 2 5 0,33 1 2 0,33 1 4 -0,33 3 9 0,00 3 5 1,33 10 28 0,66 197,083 38 426 426 1347 41916
% 90

39 676 MERYEM HACHAMEO 5K 1 1 0,67 1 2 0,33 1 3 0,00 0 2 -0,67 0 2 -0,67 0 1 -0,33 3 11 -0,67 192,533 39 430 430 1360 42850
% 92

40 349 ZEHRA CIRIT 5K 1 14 -3,67 3 7 0,67 1 8 -1,67 1 9 -2,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 15 59 -4,67 179,116 40 441 441 1406 44891
% 96
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5L SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

SINIF: 5L

KATILIMLAR

1 441 YAĞIZ BERK KARAKAŞ 5L 11 4 9,67 8 1 7,67 8 2 7,33 9 1 8,67 11 4 9,67 12 3 11,00 59 15 54,01 407,357 1 31 31 84 3701
% 7,93

2 1011 ŞEVVAL AK 5L 10 5 8,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 13 2 12,33 7 3 6,00 58 12 54,00 396,135 2 38 38 116 4808
% 10

3 698 AHMETYAVUZ ÖZCAN 5L 11 4 9,67 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 11 4 9,67 9 6 7,00 55 20 48,34 381,944 3 60 60 165 6413
% 14

4 335 KEREM ŞAYAN 5L 10 5 8,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 8 4,33 11 4 9,67 56 19 49,67 372,524 4 75 75 200 7599
% 16

5 148 BERİL ADA ŞAHİ N 5L 10 5 8,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 9 6 7,00 9 6 7,00 54 21 47,00 368,271 5 86 86 222 8204
% 18

6 930 AZRAS AĞLAM 5L 7 8 4,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 6 7,00 11 4 9,67 55 20 48,34 364,881 6 93 93 239 8709
% 19

7 226 ÖZLEM ÖZKADAM 5L 10 5 8,33 10 0 10,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 11 4 9,67 8 7 5,67 47 28 37,67 352,949 7 114 114 298 10462
% 22

8 153 ALİ EFE HOROZ 5L 8 7 5,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 12 3 11,00 7 8 4,33 48 27 39,00 346,674 8 129 129 338 11458
% 25

9 46 KAANBERK KARATAŞ 5L 8 7 5,67 7 3 6,00 3 7 0,67 7 3 6,00 9 6 7,00 12 3 11,00 46 29 36,34 346,476 9 130 130 340 11494
% 25

10 14 ECRİN ADA ABAY 5L 7 8 4,33 8 2 7,33 5 5 3,33 8 2 7,33 10 5 8,33 9 6 7,00 47 28 37,65 337,203 10 148 148 400 13007
% 28

11 722 BEREN ÇELEBİ 5L 7 7 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 3 5 1,33 11 2 10,33 8 7 5,67 43 27 34,00 335,000 11 155 155 415 13365
% 29

12 1186 UBEYDULLAH SARAÇOĞLU5L 11 4 9,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 4 4,67 10 5 8,33 7 8 4,33 42 33 31,00 332,718 12 160 160 431 13727
% 29

13 384 BERRA ÖNDEŞ 5L 8 7 5,67 7 3 6,00 4 6 2,00 6 4 4,67 9 6 7,00 9 5 7,33 43 31 32,67 328,021 13 172 172 457 14470
% 31

14 0 ENES ŞAFAK 5L 8 7 5,67 8 2 7,33 5 5 3,33 8 2 7,33 8 7 5,67 8 7 5,67 45 30 35,00 323,248 14 178 178 487 15314
% 33

15 1075 SÜNDÜZ DAHIR 5L 7 8 4,33 6 4 4,67 6 4 4,67 10 0 10,00 11 3 10,00 5 10 1,67 45 29 35,34 321,035 15 183 183 498 15692
% 34

16 326 EMİN SERDAR 5L 10 5 8,33 10 0 10,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 6 9 3,00 7 8 4,33 42 33 30,99 310,076 16 211 211 573 17729
% 38

17 703 YUSUF DAĞ 5L 8 7 5,67 7 3 6,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 8 4,33 8 7 5,67 35 40 21,67 291,643 17 245 245 704 21281
% 46

18 184 ÇINAR ERMİŞ 5L 8 7 5,67 7 3 6,00 3 7 0,67 4 6 2,00 7 8 4,33 6 9 3,00 35 40 21,67 282,821 18 264 264 758 22933
% 49

19 542 EYÜPANILLDAKAK 5L 7 8 4,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 7 8 4,33 33 27 23,99 275,598 19 274 274 802 24324
% 52

20 1122 İKRA ÇİFTCİLER 5L 3 12 -1,00 9 1 8,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 12 -1,00 12 3 11,00 34 41 20,33 266,169 20 291 291 852 26206
% 56

21 428 AHMETYUSUF KIYAKAĞLU5L 8 7 5,67 6 4 4,67 4 6 2,00 1 8 -1,67 6 3 5,00 3 8 0,33 28 36 16,00 265,917 21 293 293 855 26254
% 56

22 450 ZEYNEP ASYA DOĞRU 5L 9 6 7,00 9 1 8,67 6 4 4,67 4 6 2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 35 40 21,67 262,999 22 297 297 887 26884
% 58

23 695 UTKU AKSOY 5L 5 10 1,67 4 6 2,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 8 3,33 6 9 3,00 33 41 19,34 261,756 23 303 303 897 27135
% 58

24 278 ERAY AL UTAŞ 5L 7 8 4,33 6 4 4,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 7 8 4,33 30 45 15,00 260,240 24 305 305 914 27479
% 59

25 74 ARAS KIROĞLU 5L 4 11 0,33 6 4 4,67 3 7 0,67 7 3 6,00 3 12 -1,00 10 5 8,33 33 42 19,00 257,492 25 310 310 938 28070
% 60

26 456 AMİNEYAKILI RR 5L 5 10 1,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 7 6 5,00 7 8 4,33 27 46 11,67 253,263 26 322 322 967 28915
% 62

27 551 DERİN DEMİR 5L 6 9 3,00 8 2 7,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 5 9 2,00 5 10 1,67 30 44 15,33 247,625 27 334 334 1009 30145
% 65

28 0 *E*İNSU KURBAN 5L 7 8 4,33 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 27 48 11,00 231,011 28 375 375 1138 33891
% 73

29 927 MEHMET EGE FINDIK 5L 6 9 3,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 8 -1,67 4 11 0,33 6 9 3,00 24 50 7,32 230,895 29 376 376 1139 33915
% 73

30 94 DORUK ÖZTÜRK 5L 6 8 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 8 1,33 2 11 -1,67 24 45 8,98 223,296 30 388 388 1184 35698
% 76

31 38 ERTUNÇ BALKAN 5L 2 13 -2,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 4 11 0,33 4 11 0,33 30 45 15,00 220,962 31 394 394 1200 36237
% 78

32 0 HAYRUNNİS  DOĞAN 5L 3 12 -1,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 20 55 1,66 197,726 32 425 425 1342 41770
% 89

33 403 NİSA KURTARAN 5L 4 11 0,33 6 4 4,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 1 14 -3,67 22 53 4,33 189,853 33 435 435 1372 43369
% 93



5L SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

SINIF: 5L

KATILIMLAR

34 285 ÖMER ÖZDEMİR 5L 5 10 1,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 18 57 -1,00 188,295 34 436 436 1375 43633
% 93

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



5M SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

SINIF: 5M

KATILIMLAR

1 22 ECE BERAY IŞIK 5M 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 11 4 9,67 11 4 9,67 63 12 59,01 422,894 1 17 17 42 2356
% 5,05

2 705 KAHRA *N ULUKAYA 5M 11 4 9,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 5 8,33 10 5 8,33 59 16 53,66 394,530 2 40 40 124 4977
% 11

3 413 AYMİNA PALABIYIK 5M 10 5 8,33 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 5 8,33 8 1 7,67 55 14 50,33 379,731 3 61 61 170 6680
% 14

4 158 BUĞLEM YÜCEL 5M 10 5 8,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 6 6,00 11 4 9,67 56 18 50,00 379,080 4 62 62 175 6756
% 14

5 32 BATU BUĞRA SEVİM 5M 9 6 7,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 3 9,00 10 5 8,33 53 20 46,33 371,725 5 77 77 205 7721
% 17

6 36 ELİF DEMİRYÜREK 5M 10 5 8,33 8 2 7,33 1 9 -2,00 9 1 8,67 12 3 11,00 7 8 4,33 47 28 37,66 349,342 6 123 123 319 11040
% 24

7 205 HARUN SELİM SANCAK5M 8 7 5,67 6 4 4,67 5 5 3,33 10 0 10,00 12 1 11,67 6 9 3,00 47 26 38,34 341,066 7 146 146 385 12397
% 27

8 430 HEVAL BAĞCI 5M 9 6 7,00 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 11 4 9,67 6 9 3,00 43 32 32,34 328,143 8 171 171 455 14450
% 31

9 446 K DİR TÜYSÜZ 5M 10 5 8,33 5 5 3,33 4 5 2,33 9 1 8,67 6 9 3,00 9 6 7,00 43 31 32,66 322,258 9 179 179 490 15495
% 33

10 395 AZRA BEREN ACAR 5M 8 7 5,67 4 5 2,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 7 5,67 8 7 5,67 41 33 30,01 314,068 10 202 202 544 16948
% 36

11 863 BERAT EROĞULU 5M 7 8 4,33 7 3 6,00 5 5 3,33 10 0 10,00 8 7 5,67 7 8 4,33 44 31 33,66 311,253 11 209 209 563 17483
% 37

12 680 DURU BERBER 5M 10 5 8,33 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 4 2,67 6 4 4,67 37 26 28,34 307,203 12 214 214 590 18275
% 39

13 168 ŞÜKRİYE ARSLANTAŞ 5M 8 7 5,67 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 7 4 5,67 40 16 34,67 305,186 13 218 218 607 18685
% 40

14 448 BELİNAY YAMAN 5M 3 2 2,33 10 0 10,00 2 3 1,00 8 1 7,67 4 4 2,67 8 4 6,67 35 14 30,34 294,666 14 237 237 677 20690
% 44

15 151 AYNUR MAKS DIVA 5M 3 11 -0,67 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 8 7 5,67 7 8 4,33 42 32 31,34 290,048 15 247 247 713 21573
% 46

16 495 ASYA ULAŞ 5M 5 9 2,00 8 2 7,33 5 5 3,33 5 5 3,33 8 7 5,67 7 8 4,33 38 36 25,99 288,536 16 250 250 724 21865
% 47

17 718 FEYZA PEHLİVAN 5M 9 6 7,00 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 39 36 27,00 285,919 17 258 258 740 22350
% 48

18 490 EYLÜL POLAT 5M 7 8 4,33 4 5 2,33 5 5 3,33 7 2 6,33 6 9 3,00 6 9 3,00 35 38 22,32 275,288 18 275 275 804 24384
% 52

19 19 BURCU TEL* 5M 8 7 5,67 5 5 3,33 1 7 -1,33 3 5 1,33 3 7 0,67 8 5 6,33 28 36 16,00 268,827 19 286 286 842 25702
% 55

20 15 FOUAD ZENİLABİDİN 5M 8 7 5,67 5 5 3,33 4 6 2,00 7 3 6,00 6 9 3,00 3 11 -0,67 33 41 19,33 261,762 20 302 302 896 27132
% 58

21 655 BERAT YAVUZ 5M 5 10 1,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 8 7 5,67 5 10 1,67 32 43 17,68 260,143 21 306 306 915 27497
% 59

22 582 KUZEYALMAMO 5M 6 9 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 7 8 4,33 6 9 3,00 28 47 12,33 254,953 22 315 315 955 28575
% 61

23 474 MUHAMMED ESAD BAĞCI5M 7 7 4,67 5 5 3,33 3 4 1,67 1 9 -2,00 5 9 2,00 6 9 3,00 27 43 12,67 253,971 23 319 319 960 28780
% 62

24 406 METİN EVİRGEN 5M 4 11 0,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 9 3,00 7 8 4,33 30 45 14,99 250,112 24 327 327 992 29569
% 63

25 885 SİNAN AYDOĞAN 5M 7 8 4,33 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 34 41 20,33 249,898 25 328 328 993 29615
% 63

26 141 POYRAZ EKREM ÜNLÜ 5M 7 8 4,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 10 1,67 6 9 3,00 28 47 12,33 249,309 26 329 329 998 29749
% 64

27 203 GÜLİZAR K* AOS *O ĞL5M 4 11 0,33 5 5 3,33 3 7 0,67 7 1 6,67 1 14 -3,67 10 5 8,33 30 43 15,66 241,633 27 348 348 1054 31427
% 67

28 1036 MUHAMET EMİN KÖSE 5M 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 8 6 6,00 7 7 4,67 23 50 6,33 238,366 28 358 358 1083 32186
% 69

29 1120 HAZAL SEZER 5M 6 9 3,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 4 11 0,33 5 10 1,67 27 48 11,00 235,329 29 368 368 1109 32896
% 70

30 227 DU   KARATAŞ 5M 6 9 3,00 4 6 2,00 2 7 -0,33 4 5 2,33 4 6 2,00 20 33 9,00 229,831 30 379 379 1145 34179
% 73

31 709 ASİL ALDİAB 5M 6 9 3,00 5 5 3,33 2 2 1,33 13 16 7,66 221,440 31 391 391 1196 36107
% 77

32 232 EYMEM KÖMÜR 5M 2 10 -1,33 4 4 2,67 1 9 -2,00 5 4 3,67 6 9 3,00 5 10 1,67 23 46 7,68 220,030 32 395 395 1205 36458
% 78

33 319 H Ş  RMPAO RMİ    A 5M 4 11 0,33 4 6 2,00 4 5 2,33 3 5 1,33 4 8 1,33 3 10 -0,33 22 45 6,99 214,358 33 401 401 1234 37860
% 81



5M SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI448 448 1439 46671

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,41 6 4 4,73 5 5 3,21 5 4 4,18 6 7 3,95 7 6 4,50 36 32 24,98 288,340

Okul Ortalaması 7 7 5,00 6 3 5,37 5 4 3,54 6 3 4,88 6 6 4,30 7 6 5,38 39 30 28,47 302,460

SINIF: 5M

KATILIMLAR

34 0 ELİF NAZ ÖZKÜÇÜ K 5M 5 10 1,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 6 1,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 24 50 7,34 213,771 34 403 403 1238 38005
% 81

35 256 İ *SOYSAL 5M 4 9 1,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 8 -1,67 4 11 0,33 5 10 1,67 21 51 3,99 212,958 35 406 406 1245 38214
% 82

36 892 N EİR GEYİK 5M 2 13 -2,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 13 -2,33 7 8 4,33 21 54 3,01 198,266 36 424 424 1341 41651
% 89

37 97 H     PĞ  M  O   N * 5M 5 7 2,67 3 4 1,67 3 6 1,00 0 8 -2,67 3 9 0,00 1 11 -2,67 15 45 0,00 196,327 37 428 428 1351 42068
% 90

38 1135 MERTCAN KILIÇ 5M 1 0 1,00 0 1 -0,33 0 1 -0,33 0 1 -0,33 0 1 -0,33 1 4 -0,32 195,225 38 429 429 1353 42298
% 91

39 238 EMRE TORUN 5M 3 12 -1,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 1 14 -3,67 13 62 -7,67 164,214 39 447 447 1429 46024
% 99
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(448)

5,00 5,37 3,54 4,88 4,30 5,38 28,47 302,460

İlçe
(448)

5,00 (1) 5,37 (1) 3,54 (1) 4,88 (1) 4,30 (1) 5,38 (1) 28,47 (1) 302,460
İl

(1439)
4,79 (6) 5,07 (5) 3,50 (7) 4,67 (5) 3,74 (5) 4,52 (4) 26,29 (6) 292,400

Genel
(46671)

4,41 (151) 4,73 (142) 3,21 (147) 4,18 (156) 3,95 (185) 4,50 (161) 24,98 (191) 288,340
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(6)
4,67 2,00 0,94 1,50 1,67 3,56 14,34 257,210

 E
(1)

-2,33 3,33 2,00 -0,67 0,67 3,33 6,33 213,430
 M
(1)

0,33 3,33 -2,00 3,33 1,67 -2,00 4,66 203,670
5
(1)

1,67 1,67 6,00 5,00 7,00 21,34 282,200
5A
(38)

7,43 8,04 7,49 7,79 7,18 9,26 47,19 372,130
5B
(37)

7,40 7,84 6,49 8,07 6,97 8,58 45,35 364,970
5C
(37)

6,64 7,11 5,81 6,71 5,95 9,08 41,30 352,180
5D
(36)

6,73 6,74 4,31 5,06 5,49 6,99 35,32 331,800
5E
(39)

4,61 4,44 1,94 3,82 3,88 5,45 24,14 290,590
5F
(35)

4,17 4,12 1,52 3,49 2,34 2,50 18,14 262,300
5G
(37)

3,45 4,35 2,89 5,05 3,30 4,20 23,24 279,020
5H
(28)

2,94 3,77 2,12 2,71 2,62 3,35 17,51 260,610
5I

(39)
4,14 5,05 2,32 4,44 2,83 3,49 22,27 275,520

5K
(40)

3,99 3,46 2,24 3,30 3,16 3,99 20,14 273,400
5L
(34)

4,67 5,81 3,26 3,96 4,65 4,24 26,59 295,060
5M
(39)

3,95 4,29 2,49 4,34 3,50 3,50 22,07 276,710
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU okulunda 448 16

BAYRAMPAŞA ilçesinde 448 16 1
İSTANBUL ilinde 1439 70 9 9

Genelde 46671 3028 696 217 62

DERECELER

Genelde sınava 696 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 201. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 9 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 6. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu

                                                1 / 3



KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,35 0,61 35

[+] Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı
sözcükleri ayırt eder.

1 0,75 0,24 75

[-] Metni yorumlar. 3 1,39 1,44 46

[+] Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1,01 0,84 50

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,46 0,48 46

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,56 0,41 56

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

1 0,66 0,29 66

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0,76 1,13 38

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,61 0,34 61

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,38 0,53 38

[-] Metinle ilgili sorular sorar. 1 0,35 0,52 35

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın
çok boyutluluğunu açıklar.

4 2,54 1,30 64

[+] Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir
vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.

6 3,91 1,94 65

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği
arasında ilişki kurar.

5 2,56 2,15 51

[-] Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2,44 2,25 49

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to introduce themselves and meet other
people.

4 2,23 1,52 56

[+] Students will be able to read and understand timetable for
their lessons.

4 2,63 1,15 66

[+] Students will be able to exchange simple personal
information.

1 0,59 0,36 59

[+] Students will be able to read and understand picture stories,
conversations and cartoons about personal information.

1 0,56 0,37 56

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[+] En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1,62 1,11 54

[-] En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma
işlemi yapar.

4 1,98 1,38 49

[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

4 1,52 1,80 38

[-] İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma
işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.

2 0,63 1,14 32

[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,
basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

2 0,68 0,96 34

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2,01 1,63 50

[-] Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2,93 2,53 49

[+] Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak
şekilde model hazırlar.

2 1,30 0,56 65

[-] Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri
tartışır.

2 0,81 0,90 41

[-] Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0,37 0,51 37
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(448)

5,00 5,37 3,54 4,88 4,30 5,38 28,47 302,460

İlçe
(448)

5,00 (1) 5,37 (1) 3,54 (1) 4,88 (1) 4,30 (1) 5,38 (1) 28,47 (1) 302,460
İl

(1439)
4,79 (6) 5,07 (5) 3,50 (7) 4,67 (5) 3,74 (5) 4,52 (4) 26,29 (6) 292,400

Genel
(46671)

4,41 (151) 4,73 (142) 3,21 (147) 4,18 (156) 3,95 (185) 4,50 (161) 24,98 (191) 288,340
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(6)
4,67 2,00 0,94 1,50 1,67 3,56 14,34 257,210

 E
(1)

-2,33 3,33 2,00 -0,67 0,67 3,33 6,33 213,430
 M
(1)

0,33 3,33 -2,00 3,33 1,67 -2,00 4,66 203,670
5
(1)

1,67 1,67 6,00 5,00 7,00 21,34 282,200
5A
(38)

7,43 8,04 7,49 7,79 7,18 9,26 47,19 372,130
5B
(37)

7,40 7,84 6,49 8,07 6,97 8,58 45,35 364,970
5C
(37)

6,64 7,11 5,81 6,71 5,95 9,08 41,30 352,180
5D
(36)

6,73 6,74 4,31 5,06 5,49 6,99 35,32 331,800
5E
(39)

4,61 4,44 1,94 3,82 3,88 5,45 24,14 290,590
5F
(35)

4,17 4,12 1,52 3,49 2,34 2,50 18,14 262,300
5G
(37)

3,45 4,35 2,89 5,05 3,30 4,20 23,24 279,020
5H
(28)

2,94 3,77 2,12 2,71 2,62 3,35 17,51 260,610
5I

(39)
4,14 5,05 2,32 4,44 2,83 3,49 22,27 275,520

5K
(40)

3,99 3,46 2,24 3,30 3,16 3,99 20,14 273,400
5L
(34)

4,67 5,81 3,26 3,96 4,65 4,24 26,59 295,060
5M
(39)

3,95 4,29 2,49 4,34 3,50 3,50 22,07 276,710
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU okulunda 448 16

BAYRAMPAŞA ilçesinde 448 16 1
İSTANBUL ilinde 1439 70 9 9

Genelde 46671 3028 696 217 62

DERECELER

Genelde sınava 696 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 201. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 9 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 6. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,35 0,61 35

[-] Metni yorumlar. 3 1,39 1,44 46

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,46 0,48 46

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0,76 1,13 38

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,38 0,53 38

[-] Metinle ilgili sorular sorar. 1 0,35 0,52 35

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2,44 2,25 49

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma
işlemi yapar.

4 1,98 1,38 49

[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

4 1,52 1,80 38

[-] İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma
işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.

2 0,63 1,14 32

[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,
basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

2 0,68 0,96 34

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2,93 2,53 49

[-] Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri
tartışır.

2 0,81 0,90 41

[-] Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0,37 0,51 37
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  ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(6)
4,67 2,00 0,94 1,50 1,67 3,56 14,34 257,210

Okul
(448)

5,00 (5) 5,37 (14) 3,54 (14) 4,88 (15) 4,30 (14) 5,38 (10) 28,47 (14) 302,460
İlçe
(448)

5,00 (5) 5,37 (14) 3,54 (14) 4,88 (15) 4,30 (14) 5,38 (10) 28,47 (14) 302,460
İl

(1439)
4,79 (25) 5,07 (58) 3,50 (57) 4,67 (55) 3,74 (52) 4,52 (34) 26,29 (58) 292,400

Genel
(46671)

4,41 (393) 4,73 (629) 3,21 (569) 4,18 (691) 3,95 (677) 4,50 (538) 24,98 (1412) 288,340
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
  şubesinde 6
Okulunuzda 448 16

BAYRAMPAŞA ilçesinde 448 16 1
İSTANBUL ilinde 1439 70 9 9

Genelde 46671 3028 696 217 62

DERECELER

Genelde sınava 3028 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1686. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 70 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 50. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 14. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 14. oldu
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  ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,50 0,50 50

[+] Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı
sözcükleri ayırt eder.

1 0,67 0,33 67

[-] Metni yorumlar. 3 1,33 1,50 44

[-] Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0,67 0,83 33

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,67 0,33 67

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,50 0,50 50

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

1 0,67 0,33 67

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0,67 1,33 33

[-] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,33 0,67 33

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,33 0,17 33

[+] Metinle ilgili sorular sorar. 1 0,50 0 50

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın
çok boyutluluğunu açıklar.

4 1,00 2,17 25

[-] Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir
vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.

6 2,50 2,33 42

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği
arasında ilişki kurar.

5 1,00 2,67 20

[-] Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1,50 2,00 30

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to introduce themselves and meet other
people.

4 1,33 1,50 33

[-] Students will be able to read and understand timetable for
their lessons.

4 1,33 2,00 33

[-] Students will be able to exchange simple personal information. 1 0,17 0,50 17

[-] Students will be able to read and understand picture stories,
conversations and cartoons about personal information.

1 0,17 0,50 17

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0,83 1,33 28

[-] En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma
işlemi yapar.

4 1,00 1,67 25

[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

4 1,17 1,67 29

[-] İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma
işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.

2 0,50 0,83 25

[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,
basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

2 0,33 1,00 17

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1,33 1,50 33

[-] Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 1,67 2,17 28

[+] Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak
şekilde model hazırlar.

2 1,00 0,33 50

[-] Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri
tartışır.

2 0,83 0,50 42

[-] Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0,33 0,33 33
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 E ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 E
(1)

-2,33 3,33 2,00 -0,67 0,67 3,33 6,33 213,430

Okul
(448)

5,00 (15) 5,37 (13) 3,54 (11) 4,88 (16) 4,30 (15) 5,38 (14) 28,47 (15) 302,460
İlçe
(448)

5,00 (15) 5,37 (13) 3,54 (11) 4,88 (16) 4,30 (15) 5,38 (14) 28,47 (15) 302,460
İl

(1439)
4,79 (59) 5,07 (53) 3,50 (50) 4,67 (59) 3,74 (59) 4,52 (42) 26,29 (62) 292,400

Genel
(46671)

4,41 (854) 4,73 (509) 3,21 (468) 4,18 (866) 3,95 (771) 4,50 (561) 24,98 (1755) 288,340
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
 E şubesinde 1
Okulunuzda 448 16

BAYRAMPAŞA ilçesinde 448 16 1
İSTANBUL ilinde 1439 70 9 9

Genelde 46671 3028 696 217 62

DERECELER

Genelde sınava 3028 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2414. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 70 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 62. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 15. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 15. oldu
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 E ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,57 0,43 57

[+] Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı
sözcükleri ayırt eder.

1 0,57 0,43 57

[-] Metni yorumlar. 3 1,14 1,71 38

[-] Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0,71 0,86 36

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,57 0,43 57

[-] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,43 0,57 43

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

1 0,57 0,43 57

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0,57 1,43 29

[-] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,29 0,71 29

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,29 0,29 29

[-] Metinle ilgili sorular sorar. 1 0,43 0,14 43

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın
çok boyutluluğunu açıklar.

4 1,14 2,14 29

[-] Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir
vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.

6 2,57 2,43 43

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği
arasında ilişki kurar.

5 1,29 2,57 26

[-] Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1,43 2,29 29

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to introduce themselves and meet other
people.

4 1,14 1,86 29

[-] Students will be able to read and understand timetable for
their lessons.

4 1,29 2,14 32

[-] Students will be able to exchange simple personal information. 1 0,29 0,43 29

[-] Students will be able to read and understand picture stories,
conversations and cartoons about personal information.

1 0,14 0,57 14

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0,86 1,43 29

[-] En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma
işlemi yapar.

4 0,86 2,00 21

[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

4 1,14 1,71 29

[-] İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma
işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.

2 0,57 0,86 29

[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,
basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

2 0,43 1,00 21

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1,43 1,57 36

[-] Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 1,86 2,29 31

[+] Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak
şekilde model hazırlar.

2 1,00 0,43 50

[-] Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri
tartışır.

2 0,71 0,57 36

[-] Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0,29 0,43 29
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 M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 M
(1)

0,33 3,33 -2,00 3,33 1,67 -2,00 4,66 203,670

Okul
(448)

5,00 (14) 5,37 (13) 3,54 (16) 4,88 (12) 4,30 (14) 5,38 (16) 28,47 (16) 302,460
İlçe
(448)

5,00 (14) 5,37 (13) 3,54 (16) 4,88 (12) 4,30 (14) 5,38 (16) 28,47 (16) 302,460
İl

(1439)
4,79 (58) 5,07 (53) 3,50 (62) 4,67 (42) 3,74 (52) 4,52 (64) 26,29 (64) 292,400

Genel
(46671)

4,41 (785) 4,73 (509) 3,21 (690) 4,18 (515) 3,95 (677) 4,50 (908) 24,98 (1799) 288,340
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
 M şubesinde 1
Okulunuzda 448 16

BAYRAMPAŞA ilçesinde 448 16 1
İSTANBUL ilinde 1439 70 9 9

Genelde 46671 3028 696 217 62

DERECELER

Genelde sınava 3028 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2518. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 70 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 65. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 16. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 16. oldu
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 M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,63 0,38 63

[+] Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı
sözcükleri ayırt eder.

1 0,50 0,50 50

[-] Metni yorumlar. 3 1,13 1,75 38

[-] Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0,75 0,88 38

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,50 0,50 50

[-] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,38 0,63 38

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

1 0,50 0,50 50

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0,50 1,50 25

[-] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,25 0,75 25

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,38 0,25 38

[-] Metinle ilgili sorular sorar. 1 0,38 0,25 38

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın
çok boyutluluğunu açıklar.

4 1,25 2,13 31

[-] Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir
vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.

6 2,63 2,50 44

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği
arasında ilişki kurar.

5 1,13 2,88 23

[-] Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1,38 2,50 28

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to introduce themselves and meet other
people.

4 1,25 1,88 31

[-] Students will be able to read and understand timetable for
their lessons.

4 1,50 2,00 38

[-] Students will be able to exchange simple personal information. 1 0,25 0,50 25

[-] Students will be able to read and understand picture stories,
conversations and cartoons about personal information.

1 0,13 0,63 13

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1,00 1,38 33

[-] En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma
işlemi yapar.

4 0,88 2,13 22

[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

4 1,00 2,00 25

[-] İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma
işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.

2 0,63 0,88 31

[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,
basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

2 0,50 1,00 25

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1,25 1,88 31

[-] Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 1,75 2,50 29

[+] Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak
şekilde model hazırlar.

2 1,00 0,50 50

[-] Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri
tartışır.

2 0,63 0,75 31

[-] Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0,25 0,50 25
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5 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5
(1)

1,67 1,67 6,00 5,00 7,00 21,34 282,200

Okul
(448)

5,00 (13) 5,37 (15) 3,54 (15) 4,88 (4) 4,30 (5) 5,38 (4) 28,47 (10) 302,460
İlçe
(448)

5,00 (13) 5,37 (15) 3,54 (15) 4,88 (4) 4,30 (5) 5,38 (4) 28,47 (10) 302,460
İl

(1439)
4,79 (53) 5,07 (59) 3,50 (60) 4,67 (18) 3,74 (21) 4,52 (13) 26,29 (40) 292,400

Genel
(46671)

4,41 (686) 4,73 (653) 3,21 (647) 4,18 (269) 3,95 (357) 4,50 (225) 24,98 (1031) 288,340
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
5 şubesinde 1
Okulunuzda 448 16

BAYRAMPAŞA ilçesinde 448 16 1
İSTANBUL ilinde 1439 70 9 9

Genelde 46671 3028 696 217 62

DERECELER

Genelde sınava 3028 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1196. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 70 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 30. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 7. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 7. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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5 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,67 0,33 67

[+] Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı
sözcükleri ayırt eder.

1 0,56 0,44 56

[-] Metni yorumlar. 3 1,00 1,78 33

[-] Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0,67 0,89 33

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,44 0,56 44

[-] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,33 0,56 33

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

1 0,56 0,44 56

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0,44 1,33 22

[-] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,22 0,67 22

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,33 0,22 33

[-] Metinle ilgili sorular sorar. 1 0,33 0,22 33

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın
çok boyutluluğunu açıklar.

4 1,33 2,00 33

[-] Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir
vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.

6 2,44 2,56 41

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği
arasında ilişki kurar.

5 1,00 2,56 20

[-] Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1,22 2,22 24

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to introduce themselves and meet other
people.

4 1,44 1,78 36

[-] Students will be able to read and understand timetable for
their lessons.

4 1,56 2,00 39

[-] Students will be able to exchange simple personal information. 1 0,33 0,44 33

[-] Students will be able to read and understand picture stories,
conversations and cartoons about personal information.

1 0,22 0,56 22

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1,00 1,44 33

[-] En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma
işlemi yapar.

4 1,11 1,89 28

[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

4 0,89 1,78 22

[-] İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma
işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.

2 0,67 0,89 33

[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,
basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

2 0,56 0,89 28

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1,44 1,78 36

[-] Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2,00 2,44 33

[+] Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak
şekilde model hazırlar.

2 1,00 0,56 50

[-] Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri
tartışır.

2 0,67 0,78 33

[-] Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0,22 0,56 22
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5A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5A
(38)

7,43 8,04 7,49 7,79 7,18 9,26 47,19 372,130

Okul
(448)

5,00 (1) 5,37 (1) 3,54 (1) 4,88 (2) 4,30 (1) 5,38 (1) 28,47 (1) 302,460
İlçe
(448)

5,00 (1) 5,37 (1) 3,54 (1) 4,88 (2) 4,30 (1) 5,38 (1) 28,47 (1) 302,460
İl

(1439)
4,79 (7) 5,07 (3) 3,50 (1) 4,67 (8) 3,74 (5) 4,52 (5) 26,29 (3) 292,400

Genel
(46671)

4,41 (149) 4,73 (67) 3,21 (25) 4,18 (115) 3,95 (184) 4,50 (87) 24,98 (143) 288,340
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
5A şubesinde 38

Okulunuzda 448 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 448 16 1

İSTANBUL ilinde 1439 70 9 9
Genelde 46671 3028 696 217 62

DERECELER

Genelde sınava 3028 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 187. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 70 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 4. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1. oldu
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5A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,47 0,51 47

[+] Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı
sözcükleri ayırt eder.

1 0,87 0,13 87

[+] Metni yorumlar. 3 1,66 1,04 55

[+] Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1,19 0,51 60

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,47 0,38 47

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,62 0,30 62

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

1 0,77 0,17 77

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0,91 0,83 46

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,55 0,34 55

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,38 0,45 38

[-] Metinle ilgili sorular sorar. 1 0,38 0,38 38

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın
çok boyutluluğunu açıklar.

4 2,98 0,77 74

[+] Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir
vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.

6 4,57 1,09 76

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği
arasında ilişki kurar.

5 3,57 1,02 71

[+] Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3,34 1,19 67

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to introduce themselves and meet other
people.

4 2,85 0,94 71

[+] Students will be able to read and understand timetable for
their lessons.

4 3,15 0,72 79

[+] Students will be able to exchange simple personal
information.

1 0,74 0,21 74

[+] Students will be able to read and understand picture stories,
conversations and cartoons about personal information.

1 0,64 0,26 64

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[+] En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1,83 0,87 61

[+] En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma
işlemi yapar.

4 2,64 0,77 66

[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

4 1,89 1,28 47

[-] İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma
işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.

2 0,57 1,06 29

[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,
basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

2 0,85 0,87 43

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2,62 1,04 65

[+] Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3,74 1,64 62

[+] Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak
şekilde model hazırlar.

2 1,51 0,34 76

[+] Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri
tartışır.

2 1,11 0,62 55

[-] Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0,49 0,40 49
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5B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5B
(37)

7,40 7,84 6,49 8,07 6,97 8,58 45,35 364,970

Okul
(448)

5,00 (2) 5,37 (2) 3,54 (2) 4,88 (1) 4,30 (2) 5,38 (3) 28,47 (2) 302,460
İlçe
(448)

5,00 (2) 5,37 (2) 3,54 (2) 4,88 (1) 4,30 (2) 5,38 (3) 28,47 (2) 302,460
İl

(1439)
4,79 (8) 5,07 (5) 3,50 (3) 4,67 (5) 3,74 (9) 4,52 (7) 26,29 (6) 292,400

Genel
(46671)

4,41 (152) 4,73 (81) 3,21 (64) 4,18 (93) 3,95 (197) 4,50 (121) 24,98 (176) 288,340
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
5B şubesinde 37

Okulunuzda 448 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 448 16 1

İSTANBUL ilinde 1439 70 9 9
Genelde 46671 3028 696 217 62

DERECELER

Genelde sınava 3028 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 225. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 70 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 6. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2. oldu
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5B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,43 0,55 43

[+] Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı
sözcükleri ayırt eder.

1 0,92 0,08 92

[+] Metni yorumlar. 3 1,73 1,10 58

[+] Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1,10 0,71 55

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,52 0,39 52

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,68 0,26 68

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

1 0,80 0,17 80

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0,99 0,85 49

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,65 0,29 65

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,44 0,43 44

[-] Metinle ilgili sorular sorar. 1 0,44 0,40 44

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın
çok boyutluluğunu açıklar.

4 3,13 0,73 78

[+] Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir
vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.

6 4,79 1,02 80

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği
arasında ilişki kurar.

5 3,67 1,11 73

[+] Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3,44 1,27 69

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to introduce themselves and meet other
people.

4 3,04 0,83 76

[+] Students will be able to read and understand timetable for
their lessons.

4 3,30 0,62 82

[+] Students will be able to exchange simple personal
information.

1 0,82 0,15 82

[+] Students will be able to read and understand picture stories,
conversations and cartoons about personal information.

1 0,74 0,20 74

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[+] En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2,00 0,71 67

[+] En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma
işlemi yapar.

4 2,62 0,75 65

[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

4 1,96 1,33 49

[-] İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma
işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.

2 0,63 1,08 32

[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,
basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

2 0,88 0,83 44

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2,56 1,10 64

[+] Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3,86 1,62 64

[+] Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak
şekilde model hazırlar.

2 1,56 0,32 78

[+] Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri
tartışır.

2 1,21 0,51 61

[-] Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0,45 0,42 45
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5C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5C
(37)

6,64 7,11 5,81 6,71 5,95 9,08 41,30 352,180

Okul
(448)

5,00 (4) 5,37 (3) 3,54 (3) 4,88 (3) 4,30 (3) 5,38 (2) 28,47 (3) 302,460
İlçe
(448)

5,00 (4) 5,37 (3) 3,54 (3) 4,88 (3) 4,30 (3) 5,38 (2) 28,47 (3) 302,460
İl

(1439)
4,79 (11) 5,07 (9) 3,50 (9) 4,67 (14) 3,74 (14) 4,52 (6) 26,29 (9) 292,400

Genel
(46671)

4,41 (212) 4,73 (140) 3,21 (112) 4,18 (203) 3,95 (273) 4,50 (94) 24,98 (255) 288,340
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
5C şubesinde 37

Okulunuzda 448 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 448 16 1

İSTANBUL ilinde 1439 70 9 9
Genelde 46671 3028 696 217 62

DERECELER

Genelde sınava 3028 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 297. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 70 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 9. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3. oldu
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5C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,40 0,56 40

[+] Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı
sözcükleri ayırt eder.

1 0,91 0,08 91

[+] Metni yorumlar. 3 1,69 1,12 56

[+] Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1,06 0,73 53

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,49 0,44 49

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,70 0,26 70

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

1 0,79 0,17 79

[+] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1,06 0,79 53

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,64 0,28 64

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,45 0,42 45

[-] Metinle ilgili sorular sorar. 1 0,42 0,42 42

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın
çok boyutluluğunu açıklar.

4 3,13 0,74 78

[+] Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir
vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.

6 4,74 1,07 79

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği
arasında ilişki kurar.

5 3,59 1,20 72

[+] Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3,41 1,32 68

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to introduce themselves and meet other
people.

4 2,93 0,87 73

[+] Students will be able to read and understand timetable for
their lessons.

4 3,26 0,56 82

[+] Students will be able to exchange simple personal
information.

1 0,79 0,17 79

[+] Students will be able to read and understand picture stories,
conversations and cartoons about personal information.

1 0,73 0,20 73

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[+] En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2,05 0,61 68

[+] En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma
işlemi yapar.

4 2,48 0,69 62

[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

4 1,87 1,18 47

[-] İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma
işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.

2 0,64 1,05 32

[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,
basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

2 0,76 0,83 38

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2,60 1,07 65

[+] Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4,02 1,49 67

[+] Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak
şekilde model hazırlar.

2 1,56 0,34 78

[+] Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri
tartışır.

2 1,21 0,50 61

[-] Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0,43 0,42 43
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5D ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5D
(36)

6,73 6,74 4,31 5,06 5,49 6,99 35,32 331,800

Okul
(448)

5,00 (3) 5,37 (4) 3,54 (4) 4,88 (5) 4,30 (4) 5,38 (5) 28,47 (4) 302,460
İlçe
(448)

5,00 (3) 5,37 (4) 3,54 (4) 4,88 (5) 4,30 (4) 5,38 (5) 28,47 (4) 302,460
İl

(1439)
4,79 (10) 5,07 (13) 3,50 (19) 4,67 (20) 3,74 (18) 4,52 (14) 26,29 (14) 292,400

Genel
(46671)

4,41 (203) 4,73 (173) 3,21 (239) 4,18 (353) 3,95 (311) 4,50 (226) 24,98 (435) 288,340
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
5D şubesinde 36

Okulunuzda 448 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 448 16 1

İSTANBUL ilinde 1439 70 9 9
Genelde 46671 3028 696 217 62

DERECELER

Genelde sınava 3028 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 488. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 70 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 14. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 4. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 4. oldu
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5D ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,43 0,52 43

[+] Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı
sözcükleri ayırt eder.

1 0,92 0,08 92

[+] Metni yorumlar. 3 1,66 1,14 55

[+] Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1,09 0,70 54

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,51 0,41 51

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,71 0,25 71

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

1 0,78 0,17 78

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0,98 0,87 49

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,65 0,27 65

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,45 0,43 45

[-] Metinle ilgili sorular sorar. 1 0,40 0,44 40

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın
çok boyutluluğunu açıklar.

4 3,09 0,78 77

[+] Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir
vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.

6 4,69 1,14 78

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği
arasında ilişki kurar.

5 3,43 1,29 69

[+] Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3,21 1,44 64

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to introduce themselves and meet other
people.

4 2,76 0,97 69

[+] Students will be able to read and understand timetable for
their lessons.

4 3,10 0,62 78

[+] Students will be able to exchange simple personal
information.

1 0,73 0,21 73

[+] Students will be able to read and understand picture stories,
conversations and cartoons about personal information.

1 0,71 0,20 71

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[+] En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2,00 0,61 67

[+] En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma
işlemi yapar.

4 2,36 0,71 59

[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

4 1,79 1,18 45

[-] İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma
işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.

2 0,72 0,96 36

[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,
basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

2 0,71 0,81 35

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2,49 1,13 62

[+] Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3,89 1,55 65

[+] Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak
şekilde model hazırlar.

2 1,54 0,32 77

[+] Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri
tartışır.

2 1,11 0,54 55

[-] Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0,48 0,39 48
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5E ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5E
(39)

4,61 4,44 1,94 3,82 3,88 5,45 24,14 290,590

Okul
(448)

5,00 (6) 5,37 (7) 3,54 (12) 4,88 (10) 4,30 (7) 5,38 (6) 28,47 (6) 302,460
İlçe
(448)

5,00 (6) 5,37 (7) 3,54 (12) 4,88 (10) 4,30 (7) 5,38 (6) 28,47 (6) 302,460
İl

(1439)
4,79 (26) 5,07 (38) 3,50 (51) 4,67 (33) 3,74 (27) 4,52 (21) 26,29 (29) 292,400

Genel
(46671)

4,41 (398) 4,73 (399) 3,21 (474) 4,18 (468) 3,95 (460) 4,50 (359) 24,98 (894) 288,340
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
5E şubesinde 39

Okulunuzda 448 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 448 16 1

İSTANBUL ilinde 1439 70 9 9
Genelde 46671 3028 696 217 62

DERECELER

Genelde sınava 3028 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1056. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 70 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 26. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 6. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 6. oldu
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5E ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,46 0,49 46

[+] Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı
sözcükleri ayırt eder.

1 0,86 0,14 86

[+] Metni yorumlar. 3 1,60 1,23 53

[+] Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1,08 0,73 54

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,50 0,43 50

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,67 0,30 67

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

1 0,76 0,20 76

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0,91 0,95 45

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,63 0,29 63

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,43 0,46 43

[-] Metinle ilgili sorular sorar. 1 0,38 0,47 38

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın
çok boyutluluğunu açıklar.

4 2,93 0,87 73

[+] Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir
vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.

6 4,43 1,38 74

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği
arasında ilişki kurar.

5 3,10 1,58 62

[+] Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2,96 1,67 59

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to introduce themselves and meet other
people.

4 2,61 1,09 65

[+] Students will be able to read and understand timetable for
their lessons.

4 2,93 0,77 73

[+] Students will be able to exchange simple personal
information.

1 0,68 0,25 68

[+] Students will be able to read and understand picture stories,
conversations and cartoons about personal information.

1 0,65 0,26 65

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[+] En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1,93 0,72 64

[+] En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma
işlemi yapar.

4 2,29 0,83 57

[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

4 1,70 1,39 42

[-] İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma
işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.

2 0,69 1,02 34

[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,
basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

2 0,69 0,86 35

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2,38 1,28 60

[+] Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3,71 1,77 62

[+] Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak
şekilde model hazırlar.

2 1,48 0,38 74

[+] Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri
tartışır.

2 1,07 0,60 54

[-] Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0,47 0,40 47
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5F ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5F
(35)

4,17 4,12 1,52 3,49 2,34 2,50 18,14 262,300

Okul
(448)

5,00 (7) 5,37 (10) 3,54 (13) 4,88 (11) 4,30 (13) 5,38 (15) 28,47 (12) 302,460
İlçe
(448)

5,00 (7) 5,37 (10) 3,54 (13) 4,88 (11) 4,30 (13) 5,38 (15) 28,47 (12) 302,460
İl

(1439)
4,79 (32) 5,07 (45) 3,50 (53) 4,67 (39) 3,74 (46) 4,52 (48) 26,29 (47) 292,400

Genel
(46671)

4,41 (442) 4,73 (431) 3,21 (515) 4,18 (499) 3,95 (610) 4,50 (643) 24,98 (1200) 288,340
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
5F şubesinde 35

Okulunuzda 448 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 448 16 1

İSTANBUL ilinde 1439 70 9 9
Genelde 46671 3028 696 217 62

DERECELER

Genelde sınava 3028 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1572. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 70 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 47. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 12. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 12. oldu
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5F ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,44 0,52 44

[+] Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı
sözcükleri ayırt eder.

1 0,81 0,18 81

[+] Metni yorumlar. 3 1,56 1,29 52

[+] Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1,04 0,78 52

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,51 0,44 51

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,65 0,32 65

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

1 0,74 0,23 74

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0,87 1,00 44

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,63 0,30 63

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,41 0,48 41

[-] Metinle ilgili sorular sorar. 1 0,38 0,49 38

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın
çok boyutluluğunu açıklar.

4 2,83 1,00 71

[+] Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir
vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.

6 4,26 1,58 71

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği
arasında ilişki kurar.

5 2,93 1,78 59

[+] Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2,76 1,90 55

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to introduce themselves and meet other
people.

4 2,52 1,22 63

[+] Students will be able to read and understand timetable for
their lessons.

4 2,81 0,92 70

[+] Students will be able to exchange simple personal
information.

1 0,65 0,29 65

[+] Students will be able to read and understand picture stories,
conversations and cartoons about personal information.

1 0,62 0,30 62

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[+] En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1,84 0,85 61

[+] En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma
işlemi yapar.

4 2,17 1,02 54

[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

4 1,58 1,55 40

[-] İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma
işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.

2 0,68 1,06 34

[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,
basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

2 0,71 0,89 35

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2,26 1,44 56

[+] Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3,45 2,06 58

[+] Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak
şekilde model hazırlar.

2 1,42 0,46 71

[+] Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri
tartışır.

2 1,01 0,69 50

[-] Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0,44 0,45 44
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5G ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5G
(37)

3,45 4,35 2,89 5,05 3,30 4,20 23,24 279,020

Okul
(448)

5,00 (11) 5,37 (8) 3,54 (6) 4,88 (6) 4,30 (9) 5,38 (8) 28,47 (7) 302,460
İlçe
(448)

5,00 (11) 5,37 (8) 3,54 (6) 4,88 (6) 4,30 (9) 5,38 (8) 28,47 (7) 302,460
İl

(1439)
4,79 (41) 5,07 (40) 3,50 (36) 4,67 (21) 3,74 (32) 4,52 (30) 26,29 (34) 292,400

Genel
(46671)

4,41 (514) 4,73 (408) 3,21 (380) 4,18 (354) 3,95 (516) 4,50 (477) 24,98 (940) 288,340
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
5G şubesinde 37

Okulunuzda 448 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 448 16 1

İSTANBUL ilinde 1439 70 9 9
Genelde 46671 3028 696 217 62

DERECELER

Genelde sınava 3028 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1253. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 70 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 35. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 8. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 8. oldu
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5G ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,42 0,54 42

[+] Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı
sözcükleri ayırt eder.

1 0,79 0,20 79

[+] Metni yorumlar. 3 1,51 1,32 50

[+] Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1,03 0,80 51

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,49 0,46 49

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,62 0,36 62

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

1 0,72 0,25 72

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0,83 1,06 41

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,61 0,32 61

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,43 0,49 43

[-] Metinle ilgili sorular sorar. 1 0,35 0,52 35

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın
çok boyutluluğunu açıklar.

4 2,74 1,09 69

[+] Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir
vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.

6 4,16 1,70 69

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği
arasında ilişki kurar.

5 2,87 1,86 57

[+] Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2,67 2,03 53

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to introduce themselves and meet other
people.

4 2,48 1,27 62

[+] Students will be able to read and understand timetable for
their lessons.

4 2,80 0,97 70

[+] Students will be able to exchange simple personal
information.

1 0,65 0,29 65

[+] Students will be able to read and understand picture stories,
conversations and cartoons about personal information.

1 0,62 0,31 62

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[+] En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1,78 0,93 59

[+] En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma
işlemi yapar.

4 2,13 1,13 53

[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

4 1,56 1,65 39

[-] İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma
işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.

2 0,66 1,11 33

[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,
basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

2 0,71 0,92 35

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2,19 1,50 55

[+] Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3,33 2,17 56

[+] Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak
şekilde model hazırlar.

2 1,38 0,49 69

[-] Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri
tartışır.

2 0,96 0,74 48

[-] Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0,43 0,46 43
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5H ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5H
(28)

2,94 3,77 2,12 2,71 2,62 3,35 17,51 260,610

Okul
(448)

5,00 (12) 5,37 (11) 3,54 (10) 4,88 (14) 4,30 (12) 5,38 (13) 28,47 (13) 302,460
İlçe
(448)

5,00 (12) 5,37 (11) 3,54 (10) 4,88 (14) 4,30 (12) 5,38 (13) 28,47 (13) 302,460
İl

(1439)
4,79 (47) 5,07 (47) 3,50 (49) 4,67 (47) 3,74 (40) 4,52 (40) 26,29 (50) 292,400

Genel
(46671)

4,41 (565) 4,73 (465) 3,21 (456) 4,18 (575) 3,95 (582) 4,50 (559) 24,98 (1234) 288,340
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
5H şubesinde 28

Okulunuzda 448 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 448 16 1

İSTANBUL ilinde 1439 70 9 9
Genelde 46671 3028 696 217 62

DERECELER

Genelde sınava 3028 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1606. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 70 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 49. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 13. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 13. oldu
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5H ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,39 0,57 39

[+] Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı
sözcükleri ayırt eder.

1 0,77 0,22 77

[-] Metni yorumlar. 3 1,49 1,34 50

[+] Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1,02 0,82 51

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,48 0,47 48

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,60 0,38 60

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

1 0,68 0,29 68

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0,80 1,08 40

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,60 0,33 60

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,42 0,49 42

[-] Metinle ilgili sorular sorar. 1 0,34 0,52 34

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın
çok boyutluluğunu açıklar.

4 2,67 1,17 67

[+] Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir
vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.

6 4,07 1,78 68

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği
arasında ilişki kurar.

5 2,79 1,95 56

[+] Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2,60 2,11 52

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to introduce themselves and meet other
people.

4 2,38 1,38 60

[+] Students will be able to read and understand timetable for
their lessons.

4 2,75 1,04 69

[+] Students will be able to exchange simple personal
information.

1 0,61 0,33 61

[+] Students will be able to read and understand picture stories,
conversations and cartoons about personal information.

1 0,61 0,32 61

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[+] En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1,73 0,98 58

[+] En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma
işlemi yapar.

4 2,08 1,19 52

[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

4 1,53 1,69 38

[-] İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma
işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.

2 0,65 1,11 32

[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,
basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

2 0,69 0,93 34

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2,13 1,55 53

[+] Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3,22 2,29 54

[+] Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak
şekilde model hazırlar.

2 1,38 0,50 69

[-] Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri
tartışır.

2 0,93 0,77 46

[-] Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0,42 0,47 42
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5I ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5I

(39)
4,14 5,05 2,32 4,44 2,83 3,49 22,27 275,520

Okul
(448)

5,00 (8) 5,37 (6) 3,54 (8) 4,88 (7) 4,30 (11) 5,38 (12) 28,47 (8) 302,460
İlçe
(448)

5,00 (8) 5,37 (6) 3,54 (8) 4,88 (7) 4,30 (11) 5,38 (12) 28,47 (8) 302,460
İl

(1439)
4,79 (33) 5,07 (25) 3,50 (45) 4,67 (26) 3,74 (39) 4,52 (37) 26,29 (37) 292,400

Genel
(46671)

4,41 (445) 4,73 (338) 3,21 (436) 4,18 (411) 3,95 (561) 4,50 (545) 24,98 (984) 288,340
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
5I şubesinde 39
Okulunuzda 448 16

BAYRAMPAŞA ilçesinde 448 16 1
İSTANBUL ilinde 1439 70 9 9

Genelde 46671 3028 696 217 62

DERECELER

Genelde sınava 3028 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1319. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 70 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 38. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 10. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 10. oldu
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5I ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,38 0,59 38

[+] Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı
sözcükleri ayırt eder.

1 0,77 0,22 77

[-] Metni yorumlar. 3 1,45 1,39 48

[+] Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1,01 0,83 51

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,47 0,47 47

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,59 0,39 59

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

1 0,68 0,29 68

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0,79 1,10 40

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,60 0,34 60

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,40 0,51 40

[-] Metinle ilgili sorular sorar. 1 0,35 0,52 35

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın
çok boyutluluğunu açıklar.

4 2,65 1,20 66

[+] Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir
vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.

6 4,04 1,83 67

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği
arasında ilişki kurar.

5 2,70 2,05 54

[+] Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2,55 2,17 51

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to introduce themselves and meet other
people.

4 2,35 1,43 59

[+] Students will be able to read and understand timetable for
their lessons.

4 2,73 1,07 68

[+] Students will be able to exchange simple personal
information.

1 0,62 0,33 62

[+] Students will be able to read and understand picture stories,
conversations and cartoons about personal information.

1 0,59 0,34 59

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[+] En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1,69 1,02 56

[+] En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma
işlemi yapar.

4 2,01 1,30 50

[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

4 1,53 1,71 38

[-] İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma
işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.

2 0,64 1,13 32

[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,
basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

2 0,67 0,97 33

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2,10 1,56 53

[+] Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3,10 2,38 52

[+] Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak
şekilde model hazırlar.

2 1,34 0,52 67

[-] Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri
tartışır.

2 0,87 0,82 43

[-] Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0,40 0,49 40
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5K ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5K
(40)

3,99 3,46 2,24 3,30 3,16 3,99 20,14 273,400

Okul
(448)

5,00 (9) 5,37 (12) 3,54 (9) 4,88 (13) 4,30 (10) 5,38 (9) 28,47 (11) 302,460
İlçe
(448)

5,00 (9) 5,37 (12) 3,54 (9) 4,88 (13) 4,30 (10) 5,38 (9) 28,47 (11) 302,460
İl

(1439)
4,79 (34) 5,07 (52) 3,50 (48) 4,67 (43) 3,74 (35) 4,52 (31) 26,29 (44) 292,400

Genel
(46671)

4,41 (460) 4,73 (496) 3,21 (444) 4,18 (518) 3,95 (530) 4,50 (497) 24,98 (1096) 288,340
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
5K şubesinde 40

Okulunuzda 448 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 448 16 1

İSTANBUL ilinde 1439 70 9 9
Genelde 46671 3028 696 217 62

DERECELER

Genelde sınava 3028 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1354. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 70 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 39. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 11. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 11. oldu
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5K ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,37 0,59 37

[+] Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı
sözcükleri ayırt eder.

1 0,76 0,23 76

[-] Metni yorumlar. 3 1,41 1,40 47

[+] Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1,01 0,82 51

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,46 0,47 46

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,57 0,39 57

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

1 0,67 0,29 67

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0,76 1,12 38

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,61 0,33 61

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,39 0,51 39

[-] Metinle ilgili sorular sorar. 1 0,35 0,50 35

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın
çok boyutluluğunu açıklar.

4 2,57 1,26 64

[+] Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir
vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.

6 3,93 1,91 66

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği
arasında ilişki kurar.

5 2,62 2,06 52

[-] Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2,47 2,21 49

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to introduce themselves and meet other
people.

4 2,26 1,49 57

[+] Students will be able to read and understand timetable for
their lessons.

4 2,68 1,11 67

[+] Students will be able to exchange simple personal
information.

1 0,59 0,35 59

[+] Students will be able to read and understand picture stories,
conversations and cartoons about personal information.

1 0,58 0,35 58

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[+] En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1,67 1,04 56

[-] En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma
işlemi yapar.

4 1,97 1,32 49

[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

4 1,50 1,75 37

[-] İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma
işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.

2 0,62 1,14 31

[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,
basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

2 0,67 0,95 33

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2,09 1,57 52

[+] Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3,02 2,46 50

[+] Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak
şekilde model hazırlar.

2 1,32 0,55 66

[-] Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri
tartışır.

2 0,84 0,86 42

[-] Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0,40 0,49 40
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5L ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5L
(34)

4,67 5,81 3,26 3,96 4,65 4,24 26,59 295,060

Okul
(448)

5,00 (5) 5,37 (5) 3,54 (5) 4,88 (9) 4,30 (6) 5,38 (7) 28,47 (5) 302,460
İlçe
(448)

5,00 (5) 5,37 (5) 3,54 (5) 4,88 (9) 4,30 (6) 5,38 (7) 28,47 (5) 302,460
İl

(1439)
4,79 (25) 5,07 (19) 3,50 (28) 4,67 (32) 3,74 (23) 4,52 (28) 26,29 (25) 292,400

Genel
(46671)

4,41 (393) 4,73 (264) 3,21 (343) 4,18 (455) 3,95 (387) 4,50 (473) 24,98 (784) 288,340
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
5L şubesinde 34

Okulunuzda 448 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 448 16 1

İSTANBUL ilinde 1439 70 9 9
Genelde 46671 3028 696 217 62

DERECELER

Genelde sınava 3028 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 978. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 70 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 25. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 5. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 5. oldu
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5L ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,36 0,60 36

[+] Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı
sözcükleri ayırt eder.

1 0,77 0,22 77

[-] Metni yorumlar. 3 1,42 1,41 47

[+] Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1,02 0,83 51

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,46 0,47 46

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,56 0,41 56

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

1 0,67 0,29 67

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0,76 1,13 38

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,61 0,34 61

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,38 0,53 38

[-] Metinle ilgili sorular sorar. 1 0,35 0,52 35

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın
çok boyutluluğunu açıklar.

4 2,58 1,26 65

[+] Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir
vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.

6 3,95 1,91 66

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği
arasında ilişki kurar.

5 2,61 2,10 52

[-] Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2,47 2,23 49

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to introduce themselves and meet other
people.

4 2,24 1,53 56

[+] Students will be able to read and understand timetable for
their lessons.

4 2,65 1,15 66

[+] Students will be able to exchange simple personal
information.

1 0,60 0,35 60

[+] Students will be able to read and understand picture stories,
conversations and cartoons about personal information.

1 0,57 0,36 57

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[+] En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1,65 1,08 55

[-] En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma
işlemi yapar.

4 1,99 1,35 50

[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

4 1,52 1,78 38

[-] İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma
işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.

2 0,63 1,14 32

[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,
basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

2 0,69 0,95 34

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2,06 1,61 51

[-] Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3,00 2,50 50

[+] Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak
şekilde model hazırlar.

2 1,31 0,56 66

[-] Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri
tartışır.

2 0,83 0,88 42

[-] Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0,38 0,51 38

                                            30 / 32



5M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5M
(39)

3,95 4,29 2,49 4,34 3,50 3,50 22,07 276,710

Okul
(448)

5,00 (10) 5,37 (9) 3,54 (7) 4,88 (8) 4,30 (8) 5,38 (11) 28,47 (9) 302,460
İlçe
(448)

5,00 (10) 5,37 (9) 3,54 (7) 4,88 (8) 4,30 (8) 5,38 (11) 28,47 (9) 302,460
İl

(1439)
4,79 (35) 5,07 (42) 3,50 (42) 4,67 (28) 3,74 (31) 4,52 (36) 26,29 (38) 292,400

Genel
(46671)

4,41 (464) 4,73 (414) 3,21 (419) 4,18 (420) 3,95 (496) 4,50 (544) 24,98 (995) 288,340
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
5M şubesinde 39

Okulunuzda 448 16
BAYRAMPAŞA ilçesinde 448 16 1

İSTANBUL ilinde 1439 70 9 9
Genelde 46671 3028 696 217 62

DERECELER

Genelde sınava 3028 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1293. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 70 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 37. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 9. oldu

Okulunuzda sınava 16 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 9. oldu
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5M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,35 0,61 35

[+] Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı
sözcükleri ayırt eder.

1 0,75 0,24 75

[-] Metni yorumlar. 3 1,39 1,44 46

[+] Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1,01 0,84 50

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,46 0,48 46

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,56 0,41 56

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

1 0,66 0,29 66

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0,76 1,13 38

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,61 0,34 61

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,38 0,53 38

[-] Metinle ilgili sorular sorar. 1 0,35 0,52 35

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın
çok boyutluluğunu açıklar.

4 2,54 1,30 64

[+] Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir
vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.

6 3,91 1,94 65

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği
arasında ilişki kurar.

5 2,56 2,15 51

[-] Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2,44 2,25 49

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to introduce themselves and meet other
people.

4 2,23 1,52 56

[+] Students will be able to read and understand timetable for
their lessons.

4 2,63 1,15 66

[+] Students will be able to exchange simple personal
information.

1 0,59 0,36 59

[+] Students will be able to read and understand picture stories,
conversations and cartoons about personal information.

1 0,56 0,37 56

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[+] En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1,62 1,11 54

[-] En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma
işlemi yapar.

4 1,98 1,38 49

[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

4 1,52 1,80 38

[-] İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma
işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.

2 0,63 1,14 32

[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,
basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

2 0,68 0,96 34

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2,01 1,63 50

[-] Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2,93 2,53 49

[+] Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak
şekilde model hazırlar.

2 1,30 0,56 65

[-] Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri
tartışır.

2 0,81 0,90 41

[-] Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0,37 0,51 37



KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 448 448 1439 46671

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 6,83 7,24 4,41 5,96 3,68 4,73 4,72 4,54 3,21 5,45 3,79 4,18 6,16 6,64 3,95 6,62 6,35 4,50 35,74 32,24 24,98 288,340

İl Ortalaması 7,11 6,97 4,79 6,21 3,44 5,07 4,95 4,37 3,50 5,83 3,48 4,67 5,93 6,57 3,74 6,62 6,31 4,52 36,65 31,14 26,29 292,400

İlçe Ortalaması 7,28 6,83 5,00 6,45 3,24 5,37 5,00 4,40 3,54 6,01 3,40 4,88 6,43 6,39 4,30 7,43 6,14 5,38 38,60 30,40 28,47 302,460

Okul Ortalaması 7,28 6,83 5,00 6,45 3,24 5,37 5,00 4,40 3,54 6,01 3,40 4,88 6,43 6,39 4,30 7,43 6,14 5,38 38,60 30,40 28,47 302,460

KATILIMLAR

1
İSTANBUL /
BAYRAMPAŞA
PROF.MUHARREM

5A 38 8,92 4,47 7,43 8,45 1,21 8,04 8,03 1,61 7,49 8,29 1,50 7,79 8,63 4,37 7,18 10,45 3,55 9,26 52,77 16,71 47,19 372,130

2
İSTANBUL /
BAYRAMPAŞA
PROF.MUHARREM

5B 37 9,22 5,46 7,40 8,38 1,62 7,84 7,35 2,59 6,49 8,54 1,41 8,07 8,49 4,54 6,97 9,86 3,86 8,58 51,84 19,48 45,35 364,970

3
İSTANBUL /
BAYRAMPAŞA
PROF.MUHARREM

5C 37 8,43 5,38 6,64 7,76 1,95 7,11 6,76 2,84 5,81 7,30 1,76 6,71 7,14 3,57 5,95 10,24 3,49 9,08 47,63 18,99 41,30 352,180

4
İSTANBUL /
BAYRAMPAŞA
PROF.MUHARREM

5D 36 8,50 5,31 6,73 7,50 2,28 6,74 5,44 3,42 4,31 5,94 2,67 5,06 6,81 3,94 5,49 8,42 4,28 6,99 42,61 21,90 35,32 331,800

5
İSTANBUL /
BAYRAMPAŞA
PROF.MUHARREM

5L 34 7,24 7,71 4,67 6,85 3,12 5,81 4,94 5,06 3,26 5,44 4,44 3,96 7,12 7,41 4,65 6,74 7,47 4,24 38,33 35,21 26,59 295,060

6
İSTANBUL /
BAYRAMPAŞA
PROF.MUHARREM

5E 39 7,05 7,33 4,61 5,64 3,62 4,44 3,72 5,33 1,94 5,10 3,85 3,82 6,21 6,97 3,88 7,62 6,49 5,45 35,34 33,59 24,14 290,590

7
İSTANBUL /
BAYRAMPAŞA
PROF.MUHARREM

5 1 3,00 4,00 1,67 3,00 4,00 1,67 7,00 3,00 6,00 6,00 3,00 5,00 9,00 6,00 7,00 28,00 20,00 21,34 282,200

8
İSTANBUL /
BAYRAMPAŞA
PROF.MUHARREM

5G 37 6,19 8,22 3,45 5,73 4,14 4,35 4,62 5,19 2,89 6,24 3,57 5,05 5,97 8,03 3,30 6,51 6,95 4,20 35,26 36,10 23,24 279,020

9
İSTANBUL /
BAYRAMPAŞA
PROF.MUHARREM

5M 39 6,49 7,62 3,95 5,62 3,97 4,29 4,18 5,08 2,49 5,54 3,59 4,34 5,92 7,28 3,50 5,85 7,05 3,50 33,60 34,59 22,07 276,710

10
İSTANBUL /
BAYRAMPAŞA
PROF.MUHARREM

5I 39 6,69 7,67 4,14 6,26 3,62 5,05 4,10 5,33 2,32 5,77 3,97 4,44 5,46 7,90 2,83 5,85 7,08 3,49 34,13 35,57 22,27 275,520

11
İSTANBUL /
BAYRAMPAŞA
PROF.MUHARREM

5K 40 6,28 6,85 3,99 4,93 4,40 3,46 3,80 4,68 2,24 4,70 4,20 3,30 5,45 6,88 3,16 6,40 7,23 3,99 31,56 34,24 20,14 273,400

12
İSTANBUL /
BAYRAMPAŞA
PROF.MUHARREM

5F 35 6,80 7,89 4,17 5,57 4,34 4,12 3,57 6,14 1,52 5,09 4,77 3,49 5,17 8,49 2,34 5,46 8,86 2,50 31,66 40,49 18,14 262,300

13
İSTANBUL /
BAYRAMPAŞA
PROF.MUHARREM

5H 28 5,71 8,32 2,94 5,29 4,54 3,77 4,04 5,75 2,12 4,46 5,25 2,71 5,07 7,36 2,62 5,96 7,86 3,35 30,53 39,08 17,51 260,610



KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 448 448 1439 46671

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 6,83 7,24 4,41 5,96 3,68 4,73 4,72 4,54 3,21 5,45 3,79 4,18 6,16 6,64 3,95 6,62 6,35 4,50 35,74 32,24 24,98 288,340

İl Ortalaması 7,11 6,97 4,79 6,21 3,44 5,07 4,95 4,37 3,50 5,83 3,48 4,67 5,93 6,57 3,74 6,62 6,31 4,52 36,65 31,14 26,29 292,400

İlçe Ortalaması 7,28 6,83 5,00 6,45 3,24 5,37 5,00 4,40 3,54 6,01 3,40 4,88 6,43 6,39 4,30 7,43 6,14 5,38 38,60 30,40 28,47 302,460

Okul Ortalaması 7,28 6,83 5,00 6,45 3,24 5,37 5,00 4,40 3,54 6,01 3,40 4,88 6,43 6,39 4,30 7,43 6,14 5,38 38,60 30,40 28,47 302,460

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 448 448 1439 46671

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 6,83 7,24 4,41 5,96 3,68 4,73 4,72 4,54 3,21 5,45 3,79 4,18 6,16 6,64 3,95 6,62 6,35 4,50 35,74 32,24 24,98 288,340

İl Ortalaması 7,11 6,97 4,79 6,21 3,44 5,07 4,95 4,37 3,50 5,83 3,48 4,67 5,93 6,57 3,74 6,62 6,31 4,52 36,65 31,14 26,29 292,400

İlçe Ortalaması 7,28 6,83 5,00 6,45 3,24 5,37 5,00 4,40 3,54 6,01 3,40 4,88 6,43 6,39 4,30 7,43 6,14 5,38 38,60 30,40 28,47 302,460

Okul Ortalaması 7,28 6,83 5,00 6,45 3,24 5,37 5,00 4,40 3,54 6,01 3,40 4,88 6,43 6,39 4,30 7,43 6,14 5,38 38,60 30,40 28,47 302,460

KATILIMLAR

14
İSTANBUL /
BAYRAMPAŞA
PROF.MUHARREM

 6 6,83 6,50 4,67 3,50 4,50 2,00 2,50 4,67 0,94 3,00 4,50 1,50 3,83 6,50 1,67 5,17 4,83 3,56 24,83 31,50 14,34 257,210

15
İSTANBUL /
BAYRAMPAŞA
PROF.MUHARREM

 E 1 2,00 13,00 -2,33 5,00 5,00 3,33 4,00 6,00 2,00 2,00 8,00 -0,67 4,00 10,00 0,67 6,00 8,00 3,33 23,00 50,00 6,33 213,430

16
İSTANBUL /
BAYRAMPAŞA
PROF.MUHARREM

 M 1 4,00 11,00 0,33 5,00 5,00 3,33 1,00 9,00 -2,00 5,00 5,00 3,33 5,00 10,00 1,67 2,00 12,00 -2,00 22,00 52,00 4,66 203,670
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DEN İZ   IL GIN KAR 108  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,373 288,340 3 353 353 1065 31719

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 6 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 5 3,33 22 4,67 5,00 4,41

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,00 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 2 2 1,33 13 0,94 3,54 3,21

İngilizce 10 3 2 2,33 23 1,50 4,88 4,18

Matematik 15 1 1 0,67 4 1,67 4,30 3,95

Fen 15 1 1 0,67 4 3,56 5,38 4,50

Toplam: 75 19 14 14,33 19 14,33 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCc c aACcdA   

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) bbCAcABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) dBB  c    

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG)  Aac AD   

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) a  B           

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) A a            

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 1 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 1 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 1 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 0 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 0 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 0 1 0
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 0 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
IEDİYE BEREKET 860  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
217,501 288,340 5 398 398 1217 37098

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 6 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 4,67 5,00 4,41

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,00 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 0,94 3,54 3,21

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,50 4,88 4,18

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 1,67 4,30 3,95

Fen 15 5 10 1,67 11 3,56 5,38 4,50

Toplam: 75 24 51 7,00 9 14,33 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BbccaBdcdaccBDC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) dcdcadBDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) dddCADBdba

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BbabbdDbdB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) acccbDCcbcBcddd

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) bbDCCBbdbabBabd

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 0 4 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 3 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 3 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 3 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMED BARAZAN 260  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
243,431 288,340 2 342 342 1039 31041

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 6 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 4,67 5,00 4,41

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 2,00 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 0,94 3,54 3,21

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,50 4,88 4,18

Matematik 15 6 9 3,00 20 1,67 4,30 3,95

Fen 15 8 7 5,67 38 3,56 5,38 4,50

Toplam: 75 23 52 5,67 8 14,33 28,47 24,98

Sözel (TÜR) cdccBdcdCDdAaDC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) babcBdcbdc

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) bccdbcddcc

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BdcDacadda

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BcAaCcdbCDaccdA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AbaddBbBADDdaAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 0 4 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 1 5 17

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 0 5 0
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 0 4 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 3 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SARYA OĞUZ 11  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
403,257 288,340 1 32 32 93 4076

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 6 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 2 10,33 69 4,67 5,00 4,41

Tarih 10 7 1 6,67 67 2,00 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 0,94 3,54 3,21

İngilizce 10 9 1 8,67 87 1,50 4,88 4,18

Matematik 15 12 3 11,00 73 1,67 4,30 3,95

Fen 15 10 3 9,00 60 3,56 5,38 4,50

Toplam: 75 56 12 52,00 69 14,33 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCADBBBACaAdB  

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCAd BD B

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCbDBA c

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) aADDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDAaCDCcbDBDACA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AC C BDdADaBcAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 0 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 0 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 4 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 2 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SERCAN LÖKÇE 1966  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
207,318 288,340 6 413 413 1282 39569

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 6 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 4,67 5,00 4,41

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,00 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 0,94 3,54 3,21

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,50 4,88 4,18

Matematik 15 1 14 -3,67 -24 1,67 4,30 3,95

Fen 15 7 8 4,33 29 3,56 5,38 4,50

Toplam: 75 19 56 0,33 0 14,33 28,47 24,98

Sözel (TÜR) ddcCccBBBcdbcBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) cDbcaabdBd

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) cDccaaddBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) cbaBbbbbbc

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) acdcbddabddcBcb

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AacaaCCaDBcDDab

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 0 4 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 2 4 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 0 5 0
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 0 4 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 3 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 4 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS MIRD N 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
231,381 288,340 4 374 374 1135 33801

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 6 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 4 6,67 44 4,67 5,00 4,41

Toplam: 75 8 4 6,67 9 14,33 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AAaCbaBBBACc   

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Soru No 123456789012345
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 0 0 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 0 0 0
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 0 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 0 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 0 0 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 0 0 0
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 0 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞELER HASANLI 1034  E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,433 288,340 1 404 404 1241 38093

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 1 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 -2,33 -16 -2,33 5,00 4,41

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,33 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,00 3,54 3,21

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 -0,67 4,88 4,18

Matematik 15 4 10 0,67 4 0,67 4,30 3,95

Fen 15 6 8 3,33 22 3,33 5,38 4,50

Toplam: 75 23 50 6,33 8 6,33 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BddbdcacdbddBcd

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) bcCABbcDCc

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) dBBbdcBdaD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) cAbbCccbdd

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) cc* CabACDdabab

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCba cbcaabAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 4 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 3 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 4 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 2 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÜL KÖSE 200  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
203,671 288,340 1 417 417 1308 40397

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 1 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 0,33 5,00 4,41

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,33 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 -2,00 3,54 3,21

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,33 4,88 4,18

Matematik 15 5 10 1,67 11 1,67 4,30 3,95

Fen 15 2 12 -2,00 -13 -2,00 5,38 4,50

Toplam: 75 22 52 4,67 6 4,67 28,47 24,98

Sözel (TÜR) cdBdADcccbdcDcb

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) dDbcCDCdBd

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) cDcdcaacdd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) bdBBADadcD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAddbdCaCdbDadc

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AcdbDdacbdcabc 

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 0 5 0
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 3 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 4 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 1 4 17
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ATLI 425 5

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
282,204 288,340 1 265 265 762 23039

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 1 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 4 1,67 11 1,67 5,00 4,41

Tarih 10 3 4 1,67 17 1,67 5,37 4,73

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,00 4,88 4,18

Matematik 15 6 3 5,00 33 5,00 4,30 3,95

Fen 15 9 6 7,00 47 7,00 5,38 4,50

Toplam: 75 28 20 21,33 28 21,33 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCcaad  C      

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CaCb  Bcb 

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (İNG) BdcDCADAdB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) d A CDC  D aAd 

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACcCCcDBcbaBDAa

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 0 2 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 1 3 17

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 0 0 0
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 2 2 50
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 0 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AFRA ZEYNEP ONGUN 479 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
361,544 288,340 26 105 105 263 9179

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 7 6 5,00 33 7,18 4,30 3,95

Fen 15 9 6 7,00 47 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 54 19 47,67 64 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCAadaBACDbdBDC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCbDBbDD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDABbD daDccAd 

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCaBDBAaDcbda

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 4 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 2 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET MERT AYTAÇ 745 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,865 288,340 23 91 91 233 8441

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 7 3,67 24 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 8 5 6,33 42 7,18 4,30 3,95

Fen 15 12 2 11,33 76 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 54 15 49,00 65 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) dddC D dBACccBd

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCDdABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN)  DBADDCBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DA AABbDCdbD da

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABbCDCaB BADDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 1 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 0 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 1 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 0 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ RI * AKDAA 478 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
443,027 288,340 2 8 8 20 1114

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 13 2 12,33 82 7,18 4,30 3,95

Fen 15 14 1 13,67 91 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 66 9 63,00 84 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AABCAadBBACaDBd

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBAcDCBBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAdAABbDCACDBBD

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACDCCBDBAbDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 4 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 4 0 100
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 6 0 100
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI GİZEM YAZICI 482 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
384,190 288,340 16 57 57 159 6143

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 4 2,67 18 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 8 3 7,00 47 7,18 4,30 3,95

Fen 15 15 0 15,00 100 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 55 9 52,00 69 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCA acdA      a

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCADBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAaDCADAbB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDABbDCAbDc    

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCCBDBADDBDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 0 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 2 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 6 0 100
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRE SU ÖREN 484 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
429,169 288,340 4 15 15 34 1937

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 12 2 11,33 76 7,18 4,30 3,95

Fen 15 12 2 11,33 76 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 62 9 59,00 79 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCADBBdACDAABbd

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCA BdDD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADcCADA B

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDABCD cCDdDACA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCCBDBAbaBDA 

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 1 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 4 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 1 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 0 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR DEMİRTAŞ 485 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
394,338 288,340 10 41 41 127 5002

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 6 3 5,00 50 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 8 5 6,33 42 7,18 4,30 3,95

Fen 15 14 1 13,67 91 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 56 16 50,67 68 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) cCADBdaACDbABbC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) dDCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBdADBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BdDDCADdb 

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) Bb BCDCbbD cAbA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCCBDBADDBcAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 1 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 1 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA YUNUS GÜMÜŞ 486 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
293,714 288,340 36 238 238 688 20870

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 7 8 4,33 29 7,18 4,30 3,95

Fen 15 5 10 1,67 11 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 38 37 25,67 34 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AdcCAaBcBACabBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCcCDCABd

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBADbCdBa

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ddacAaabAa

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) aACbABbDCbabBcc

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) cacbDCCBcBcbacb

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 4 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 2 2 50
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 3 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEM*  SANCAKLI 487 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
391,337 288,340 13 46 46 137 5305

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 9 4 7,67 51 7,18 4,30 3,95

Fen 15 12 3 11,00 73 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 56 16 50,67 68 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCA cBdACaAABcC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABdBDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCAcBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) aAcDCADAbB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDABbDCb DcDA c

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCCaDaADDBcAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 4 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 2 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE SAVAŞ 488 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,867 288,340 22 87 87 223 8267

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 0 6,00 40 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 9 4 7,67 51 7,18 4,30 3,95

Fen 15 10 5 8,33 56 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 52 12 48,00 64 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AABCAD         

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBdDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBADDCBBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBADDdAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) aAdAABCDCb DdB 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) bBACDCCBbadDDaD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 0 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 1 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ASLAN KORKMAZ 743 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
410,490 288,340 8 28 28 72 3394

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 10 1 9,67 64 7,18 4,30 3,95

Fen 15 11 3 10,00 67 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 61 8 58,33 78 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCADBBBcCaAd bC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCADBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDABCDCbCDB    

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCCBDB cbaDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 0 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 0 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 0 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 6 0 100
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ÇİÇEK 489 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
318,941 288,340 33 190 190 513 16059

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 8 7 5,67 38 7,18 4,30 3,95

Fen 15 7 8 4,33 29 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 43 32 32,33 43 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) abcaBaBACDAcBDC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCdBABDac

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) dBBabcBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAacCADbCd

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BcbBbDadCDBaAaA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ddaCCBbdAcbBaAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 4 0 100
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA EROĞLAN 491 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
391,046 288,340 14 48 48 139 5346

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 10 4 8,67 58 7,18 4,30 3,95

Fen 15 13 2 12,33 82 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 56 18 50,00 67 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) bAdCAacaBACDDBa

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCbCdBA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBcDDCBBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AaBBADDdAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAbAbBbDCA DdBD

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACDCCBDBcDDcD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 1 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 6 0 100
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE RE GİN KAYABAŞI 518 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
393,325 288,340 11 42 42 130 5117

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 8 7 5,67 38 7,18 4,30 3,95

Fen 15 14 1 13,67 91 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 56 19 49,67 66 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AAaCADBd*ACDbBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDdBCbCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) bDBADDbBBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ddBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) aACAABbDCddDaac

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACDCCBDBcDDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 6 0 100
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ADA KERVAN 674 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,059 288,340 28 119 119 305 10594

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 5 4 3,67 24 7,18 4,30 3,95

Fen 15 9 6 7,00 47 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 49 19 42,67 57 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AABCdDBBBACccBd

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BcCBbaCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) bDBADDCBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG)  dBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) aAa  B Dbd D B 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACDdacDBcDaBc

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 0 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA SARE KAYAN 493 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
351,045 288,340 29 120 120 310 10737

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 5 6,33 42 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 6 3 5,00 50 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 9 4 7,67 51 7,18 4,30 3,95

Fen 15 9 5 7,33 49 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 48 21 41,00 55 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AA CAaBddcC bBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDC bDdABd

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBADDddBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) bdBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAaAAabDCd DBB 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABbCDCCBbdcDDa 

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 3 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 0 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 1 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 1 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL BAŞARAN 494 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
418,316 288,340 6 21 21 51 2707

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 9 6 7,00 47 7,18 4,30 3,95

Fen 15 12 3 11,00 73 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 63 12 59,00 79 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AAdCADBBBACDDBd

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBADDCBBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAbAABCDdcbDdBa

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABdCDCCBbdADDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DEMİR    Ş 841 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
349,603 288,340 30 122 122 318 10992

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 3 5,00 33 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 4 3 3,00 20 7,18 4,30 3,95

Fen 15 11 1 10,67 71 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 48 9 45,00 60 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR)  ABC D a ACb a 

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDbBCDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) A BADDCaBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) aA   BbD c   B 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABA DC BD cDDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 1 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 0 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 1 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 0 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 0 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 0 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN SELİM ÖNALDI 497 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
436,786 288,340 3 10 10 25 1463

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 10 3 9,00 60 7,18 4,30 3,95

Fen 15 12 3 11,00 73 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 65 8 62,33 83 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCADdBBACDAABDC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDdB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCADBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) B ABbDCd DBDAdA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACbCbBcBADDBDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 0 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA ULUÖZ 499 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,447 288,340 25 101 101 255 9036

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 10 4 8,67 58 7,18 4,30 3,95

Fen 15 11 4 9,67 64 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 51 22 43,67 58 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) dCdcB BACcddBDb

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) bDCABABDbB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) dBBCADBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) aAcDCADAdc

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) B ABbDCAbDcaACA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) bCcCCBcdADDBDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 1 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT BOLA T 556 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
400,095 288,340 9 35 35 103 4377

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 9 6 7,00 47 7,18 4,30 3,95

Fen 15 13 2 12,33 82 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 60 15 55,00 73 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCAaddBACDbdBDC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCbDBbDD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDABbDCdaDccAdA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCaBDBADcBDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 4 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÇALIK 501 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
462,230 288,340 1 3 3 5 381

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 10 2 9,33 62 7,18 4,30 3,95

Fen 15 15 0 15,00 100 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 69 3 68,00 91 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) dCADBBBACDAABDC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCADBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDABbDCA D D bA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCCBDBADDBDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 0 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 6 0 100
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİA NUR BALCI 753 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
310,213 288,340 35 210 210 571 17703

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 7 8 4,33 29 7,18 4,30 3,95

Fen 15 5 4 3,67 24 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 44 25 35,67 48 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BaAbdaBAbDbABbb

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CaCABABDdc

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCbDBADa

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDdaCDdcbDdcAbA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ddDCCBbdA      

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 1 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 0 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR BACAKSIZ 512 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
341,104 288,340 32 145 145 384 12389

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 7 8 4,33 29 7,18 4,30 3,95

Fen 15 7 8 4,33 29 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 49 26 40,33 54 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) aCdDBBBAdbAABDC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) bcCABABDCc

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBdADBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAcDCADdCB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDdBCDCcdbBaddd

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AdDddcDddDDaDAd

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ORHAN 502 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
348,555 288,340 31 126 126 326 11160

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 1 2,67 18 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 2 0 2,00 20 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 7 0 7,00 47 7,18 4,30 3,95

Fen 15 12 2 11,33 76 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 42 3 41,00 55 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AAcC           

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) B C       

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBADD BB 

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DA AAB D     B 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACbCCB BbDDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 0 0 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 0 0 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 2 0 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 0 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 0 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 0 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 0 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 0 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİHAT GÜNEY 503 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
391,536 288,340 12 45 45 135 5284

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 13 2 12,33 82 7,18 4,30 3,95

Fen 15 12 3 11,00 73 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 58 16 52,67 70 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AbaCdDBcBca bBa

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDaBCDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBdDDCBBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) cAaAABCDCACDBBD

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AdACDCCBDdADDaD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 4 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 4 0 100
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN GÜLER 504 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
414,463 288,340 7 27 27 63 3043

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 3 8,00 53 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 11 4 9,67 64 7,18 4,30 3,95

Fen 15 14 1 13,67 91 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 60 12 56,00 75 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCADdBBbCDA  a 

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBdAaBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAaDdADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BbABbDCACDcDAdA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCCBDBADDBDAa

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 1 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SELEN SALKIÇ 505 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
314,546 288,340 34 201 201 543 16859

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 5 2 4,33 29 7,18 4,30 3,95

Toplam: 75 42 10 38,67 52 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AAaCbDdaBACbDBd

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCcCDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AaBADDCBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) aAaAAB D       

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 0 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 0 0 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 0 0 0
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 0 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM ŞENGÜN 507 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,932 288,340 27 115 115 299 10464

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 5 5,33 36 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 6 6 4,00 27 7,18 4,30 3,95

Fen 15 11 3 10,00 67 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 51 17 45,33 60 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR)  ddC D BdACbDBd

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBdcCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AcBADDCBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) aACbbaCD b D Ba

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACDCCBDd DbcD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 0 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 2 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEMİS ÇUHA 760 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
269,256 288,340 38 285 285 840 25601

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 2 0 2,00 20 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 3 7 0,67 7 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 7 6 5,00 33 7,18 4,30 3,95

Fen 15 7 7 4,67 31 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 31 33 20,00 27 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) dCcaacBcCccdBbd

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CbbABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CB        

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAaDd*acad

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) B dBCDCc adaAdA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDbCdcddcDB Ad

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 0 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 3 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 1 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 3 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU GÜNER 508 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
286,906 288,340 37 254 254 732 22174

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 7 2,67 18 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 6 3 5,00 50 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 5 4 3,67 37 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 8 4 6,67 44 7,18 4,30 3,95

Fen 15 6 5 4,33 29 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 33 30 23,00 31 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) aCcc BdACc Acb 

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) bDCAcABb B

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) baBdcDBbcc

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) dAcDCAD ad

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDca DCA cc ACA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCCc dca   Aa

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 2 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 1 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 2 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 0 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 0 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 2 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ EMİR GÖKTÜRK 552 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,371 288,340 21 85 85 221 8189

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 6 5,00 33 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 9 4 7,67 51 7,18 4,30 3,95

Fen 15 12 3 11,00 73 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 52 18 46,00 61 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCc BaBAaDdbBb 

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCAdABDdB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBdAcBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCAc CB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) a  BCDCACcaaACA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCCcDdcDDBDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 3 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 1 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR GÜLER 509 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
371,253 288,340 19 79 79 208 7793

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 1 11,67 78 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 6 1 5,67 57 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 7 1 6,67 67 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 9 2 8,33 56 7,18 4,30 3,95

Fen 15 9 5 7,33 49 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 47 16 41,67 56 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) A dCADBBBAC DBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) B CB aCAB 

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) bcBcaDdBBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AC BADDbA 

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) bA A B DCbCDB D

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACbCda dADDBb

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 0 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 0 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 0 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 1 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 4 0 100
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 0 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE İNAL 1905 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
386,139 288,340 15 56 56 155 5911

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 3 7,00 47 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 10 5 8,33 56 7,18 4,30 3,95

Fen 15 12 3 11,00 73 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 55 14 50,33 67 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) A dCAD BB CcaB 

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN)  aBbDDCBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACaBA DCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAaAABdDCddDaBD

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABcCcCCBDBbDDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 0 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 0 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 0 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 4 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EYMEN AKYEL 513 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
418,475 288,340 5 20 20 50 2693

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 8 7 5,67 38 7,18 4,30 3,95

Fen 15 12 3 11,00 73 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 63 12 59,00 79 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AABCADdBBACDDBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBADaCBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) aAbAAdbDCcdDaBD

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACDCCBbdADbBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 4 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHR  BEREN GÜLER 510 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,477 288,340 20 84 84 220 8174

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 2 10,33 69 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 6 6 4,00 27 7,18 4,30 3,95

Fen 15 9 6 7,00 47 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 54 16 48,67 65 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCADB B CcAABcC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCADBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) aADDCADACc

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BbdBCDbda dDA  

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACcCCBDdbDacDAa

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 0 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 0 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 2 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 0 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA PINARBAŞI 511 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
364,678 288,340 24 95 95 242 8728

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 10 5 8,33 56 7,18 4,30 3,95

Fen 15 10 5 8,33 56 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 53 22 45,67 61 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) dCADdcdACDAAabb

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) dDCABABDdc

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCADBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAcDCADACc

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDABaDbcCDcDAaA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDdCBadAbDBaAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 4 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 1 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NEHİR İLGÜN 780 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
373,583 288,340 18 72 72 195 7453

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 11 4 9,67 64 7,18 4,30 3,95

Fen 15 10 5 8,33 56 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 55 20 48,33 64 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) dCdaBaBACDcABbd

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCc

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) aBBCADBdDD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAaDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDdBbDdACDBDAdA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AdDdCBbBAbaBDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 4 0 100
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NİLYA AÇAR 1094 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
381,977 288,340 17 59 59 164 6409

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 38 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 7,43 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,04 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,49 3,54 3,21

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,79 4,88 4,18

Matematik 15 11 3 10,00 67 7,18 4,30 3,95

Fen 15 9 4 7,67 51 9,26 5,38 4,50

Toplam: 75 54 17 48,33 64 47,19 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AAaCA BBBACaDdd

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBdDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBbDDddBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AdBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DACAAaCDCcbDBB 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AaACDCba dADDB 

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 3 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 0 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH UYSAL 521 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
355,935 288,340 22 111 111 285 10027

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 7 8 4,33 29 6,97 4,30 3,95

Fen 15 8 7 5,67 38 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 53 22 45,67 61 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCAbBBcACaAABDd

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABAabCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBdADBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BcAdbDadCDcaAbA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) bCaCCacddDbBDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TUNA 523 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,327 288,340 20 103 103 258 9055

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 8 7 5,67 38 6,97 4,30 3,95

Fen 15 9 6 7,00 47 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 54 21 47,00 63 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCccddBACDbABDC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABdBDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) dBBbADBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDbBbcaAbDdcACA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AdDCbcDdbDDBDAa

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER ÖZGÜR 738 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,282 288,340 21 110 110 282 9981

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 11 4 9,67 64 6,97 4,30 3,95

Fen 15 11 4 9,67 64 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 52 23 44,33 59 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) cCccBdBcCcbbBcb

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCAaBAaD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) aADDCADAdd

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDABCDCbaDdDACb

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCdBcBbDDBDAd

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 4 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN PADAR 524 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,243 288,340 18 81 81 212 7948

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 9 6 7,00 47 6,97 4,30 3,95

Fen 15 13 2 12,33 82 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 54 21 47,00 63 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) aCbcBBBbCDcAabd

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCc

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBaADaADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) aADbCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BbcBCDdcbDBDACc

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCCBDBcDDBbAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ANDAÇ FAKİÇ 544 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
374,320 288,340 17 71 71 193 7370

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 10 5 8,33 56 6,97 4,30 3,95

Fen 15 12 3 11,00 73 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 54 21 47,00 63 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) dAdCdaBdBcCDDBb

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDdBCDdABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBAabCBBa

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBAaDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAdAbBbDCcaDBBD

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AaACDCCBcBADbBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 1 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARHAN ERSOY 739 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
429,999 288,340 4 14 14 32 1863

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 14 1 13,67 91 6,97 4,30 3,95

Fen 15 11 4 9,67 64 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 64 11 60,33 80 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) aCAaddBACDAABDC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCAaBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCADAdB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDABCDCdCDBDACA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) daDCdcDBADDBDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 4 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 4 0 100
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA KAYA 526 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
313,013 288,340 34 206 206 551 17146

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 6 4 4,67 47 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 11 4 9,67 64 6,97 4,30 3,95

Fen 15 8 7 5,67 38 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 40 35 28,33 38 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BbAacBdACaAdcca

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDdABdcDdB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) aBcbcccdDD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAccCADAba

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BbABCDCbCDcaACA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCCdbdADbaaAd

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 1 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA YILMAZ 519 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,257 288,340 28 162 162 434 13947

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 10 3 9,00 60 6,97 4,30 3,95

Fen 15 4 3 3,00 20 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 44 21 37,00 49 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) cCADcBBddDAcBcd

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) dDCABdBDdc

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCADddDD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAbDCAbACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BabBCDCACD aA A

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AdbCbB B       

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 2 2 50
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 0 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 0 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 1 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 2 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 0 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA SERİN 584 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
394,914 288,340 10 39 39 123 4935

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 8 7 5,67 38 6,97 4,30 3,95

Fen 15 13 2 12,33 82 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 58 17 52,33 70 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AAaCAcBBBAacDBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCcCDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AcBADDCaBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AbBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAacAadaCACDdBc

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACDCCBDddDDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA EVCİ 527 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
386,828 288,340 13 54 54 152 5837

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 12 3 11,00 73 6,97 4,30 3,95

Fen 15 9 6 7,00 47 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 55 20 48,33 64 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) cCAaBaaACDAABDC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) bDCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) aBBCbDcADa

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAaDCADcCB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BcABbDCACDBDAbA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) bdcCCBDBcDDBcAc

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 4 0 100
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BAHADIR ETLEÇ 899 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
448,530 288,340 2 6 6 13 860

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 11 4 9,67 64 6,97 4,30 3,95

Fen 15 14 1 13,67 91 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 66 9 63,00 84 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCADBdBACDAABDC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CaCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) dBBCADBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAaDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDABaDCAbDaDAbA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCCBDBADDBDAa

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 4 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAHAN ARAS ŞENGÖZ 528 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,665 288,340 27 161 161 433 13875

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 7 8 4,33 29 6,97 4,30 3,95

Fen 15 9 6 7,00 47 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 47 27 38,00 51 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) A aCdDdaBACDaaC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDbBCaCABd

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) daBADDCBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AdBBADDCAa

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) aACbcBaDCAbDddb

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABdCDCCcDdbbaBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA SERT 530 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
397,485 288,340 9 37 37 113 4652

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 9 6 7,00 47 6,97 4,30 3,95

Fen 15 11 4 9,67 64 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 57 18 51,00 68 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCADBBBACbAAcDC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABdBaCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCAbBADc

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAaDCADAaB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDcBbDadCDcDAbA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) bCDCCBcdADcBDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 1 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ALAKURT 561 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
345,696 288,340 25 134 134 347 11634

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 6 2,00 13 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 8 1 7,67 77 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 7 4 5,67 38 6,97 4,30 3,95

Fen 15 13 2 12,33 82 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 47 17 41,33 55 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AccCAbcd  Cc   

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDdBCDCABb

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) cDBADbCBB 

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AaBBAD CAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) bA A BaDC dDBd 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACDCCBDdADbBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 1 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 0 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 1 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 1 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA KIR 533 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
448,577 288,340 1 5 5 12 857

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 10 5 8,33 56 6,97 4,30 3,95

Fen 15 15 0 15,00 100 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 66 9 63,00 84 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AABCADdBBACDDBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBADDbBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AdBBAaDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAdAABbDCbCDaBb

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACDCCBDBADDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 1 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 6 0 100
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU TUNALI 534 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
271,424 288,340 36 282 282 827 25158

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 5 5 3,33 33 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 6 9 3,00 20 6,97 4,30 3,95

Fen 15 7 8 4,33 29 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 33 42 19,00 25 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AAaCbaBcBdCbbBd

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBbbCdBA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) dacbcbbcBa

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) daBdAbaCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) acdAABbDacCbaBa

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABdCbCaBcBcbbBc

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 0 5 0
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 1 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR AVŞAR 535 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
309,466 288,340 35 212 212 575 17839

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 3 2 2,33 16 6,97 4,30 3,95

Fen 15 7 8 4,33 29 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 43 22 35,67 48 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCcaBdBdCaAdBcC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABbCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CaBddDBADa

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) B  aCD c       

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AaDdCaDddDDabAd

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 0 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 0 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 1 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 0 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELFİN NİSA AŞÇI 536 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
336,598 288,340 26 149 149 403 13095

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 4 1 3,67 24 6,97 4,30 3,95

Fen 15 7 3 6,00 40 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 44 15 39,00 52 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AbaCADBBBAC bBd

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BbdBaDCdBA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) bcaADDCBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) aACAA          

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABdCDCCBad     

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 0 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 0 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 1 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 1 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA PINARBAŞI 537 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,677 288,340 6 23 23 53 2767

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 13 2 12,33 82 6,97 4,30 3,95

Fen 15 12 3 11,00 73 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 63 12 59,00 79 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCdbcddACDAABDb

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCAaBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDAdCDbACDBDACA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCCBDaADbBDAa

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 4 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 1 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERVAHAYAL GÜLER 496 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
386,826 288,340 14 55 55 153 5838

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 7 8 4,33 29 6,97 4,30 3,95

Fen 15 13 2 12,33 82 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 58 17 52,33 70 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AccCdDBBBAaaDBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BcCBCDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBADDCBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) bCBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) bAbAAddDCdbDdBb

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AaACDdCBDBADDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESİL KILIÇASLAN 795 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,250 288,340 24 117 117 303 10577

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 8 4 6,67 44 6,97 4,30 3,95

Fen 15 9 5 7,33 49 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 51 20 44,33 59 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) aCAcBdBbCDbABbd

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCc

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBdADBdDD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAaDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) B  aCb AbDcDACA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AaDCbaDBbDDBDb 

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 1 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 1 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN ÇARDAKLI 538 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,230 288,340 29 163 163 435 13953

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 10 5 8,33 56 6,97 4,30 3,95

Fen 15 10 5 8,33 56 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 45 30 35,00 47 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) dCbcadBcbDAAcDb

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) acCcBdBDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBdAcBdcb

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) aADDCADAaB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDABbDCddDBbAdA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AdDCbBDBADacbAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 3 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 4 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 1 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇEN GÖK 532 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,927 288,340 37 335 335 1013 30303

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 4 6 2,00 20 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 3 7 0,67 7 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 1 3 0,00 0 6,97 4,30 3,95

Fen 15 8 7 5,67 38 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 26 38 13,33 18 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) dbBCAccBcAdcaab

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) cDCBdcdcBd

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) daBbDbCBBa

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) cadBAbcCdb

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) bAad           

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACcCCBcdcDbdc

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 0 4 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 3 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 0 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 1 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM LİVA AÇIKEL 539 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,543 288,340 23 116 116 301 10528

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 8 6 6,00 40 6,97 4,30 3,95

Fen 15 8 0 8,00 53 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 50 17 44,33 59 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AAdCcDBaBACabdd

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDdBCDCdBA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBADDCaBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AdBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAdAbBaDCbbDcB 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACDCCB       

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 0 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 0 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KÜÇÜKERDEMİR 540 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
432,485 288,340 3 12 12 27 1723

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 12 3 11,00 73 6,97 4,30 3,95

Fen 15 12 3 11,00 73 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 65 10 61,67 82 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) aCADBdBACDAdBDC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCAaBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDABCDCcCDBbAaA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCCBDdcDDaDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 4 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 4 0 100
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM COŞKUNER 541 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,079 288,340 32 195 195 527 16438

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 6 4,00 27 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 7 8 4,33 29 6,97 4,30 3,95

Fen 15 9 6 7,00 47 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 44 28 34,67 46 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AbBCAccddACa   

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) cDCBCaCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBAccbBBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBaADDaAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAdAbBbDCddDcac

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACDCCababDDcb

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KERİM KAÇAN 543 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
320,979 288,340 31 184 184 499 15702

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 9 6 7,00 47 6,97 4,30 3,95

Fen 15 9 6 7,00 47 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 43 32 32,33 43 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) aCAaaBdACcAbaDb

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CabdaABbCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBdbbbBdaD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDdADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BaAdbDCbaDcDACA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AdcCCaDBcDbcDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİGAR VURAL 713 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
389,148 288,340 12 50 50 143 5544

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 10 4 8,67 58 6,97 4,30 3,95

Fen 15 11 4 9,67 64 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 57 17 51,33 68 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AdBCADdBBACbaaC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BcCBCDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AcBcDcCBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAdAAaCDCdCDcB 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACDCCBaBcDcBc

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY ERVA ERDOĞAN 545 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
415,684 288,340 7 25 25 58 2929

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 7 4 5,67 38 6,97 4,30 3,95

Fen 15 13 1 12,67 84 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 59 11 55,33 74 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCAaBBBACDAABDC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBacDBdDD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) aAaDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) B AdbDCc D D aA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCCBcBADDB AB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 1 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 0 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER EMİR YAZICI 546 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,160 288,340 8 34 34 96 4180

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 11 4 9,67 64 6,97 4,30 3,95

Fen 15 13 2 12,33 82 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 59 16 53,67 72 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCAadaBACaAABbd

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CaCABABDdB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCbDBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCADcCB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDABCDCcCDcaAaA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AaDCCBDBADbBDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 4 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 1 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 6 0 100
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR YANIK 547 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,852 288,340 19 100 100 252 8977

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 3 1 2,67 18 6,97 4,30 3,95

Fen 15 8 2 7,33 49 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 50 9 47,00 63 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AAcCdaBBBACDDBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) bDBADDaBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBAbDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAaA           

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AaACDCCdDB     

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 0 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 0 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 0 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 0 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 1 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 0 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SU ÖYKÜ YÜCEL 548 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
375,714 288,340 16 68 68 186 7189

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 8 5 6,33 42 6,97 4,30 3,95

Fen 15 12 3 11,00 73 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 56 16 50,67 68 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) cCbaBdcAdaAABDC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) bBB ADBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) B ABaD cbDdcACA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AaDCCBDBADaBDAa

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 0 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÖNGE 549 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
375,910 288,340 15 67 67 185 7162

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 9 4 7,67 51 6,97 4,30 3,95

Fen 15 7 8 4,33 29 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 55 17 49,33 66 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) aCADBBBACaAAB C

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCAcBdDD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAaDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BccB DadCD DACA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACcdCBaBcDbabAd

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 0 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 0 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA KURTULUŞ 550 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
391,762 288,340 11 44 44 134 5265

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 10 2 9,33 62 6,97 4,30 3,95

Fen 15 11 4 9,67 64 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 56 15 51,00 68 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) bA CAbBBBcCaDBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCaCABd

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AcBADcCBBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAaAABbDCA D B 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AaAaDCCBDdADbBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 0 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YEKTA CAN 553 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
424,957 288,340 5 16 16 39 2219

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 11 2 10,33 69 6,97 4,30 3,95

Fen 15 14 1 13,67 91 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 63 10 59,67 80 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) dAaCAaddBACDDBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBADbbBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DACA BCDCAdDaB 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AaACDCCBDBADDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELA ÖZTÜRK 559 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
315,642 288,340 33 198 198 536 16666

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 6 3 5,00 50 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 5 3 4,00 27 6,97 4,30 3,95

Fen 15 3 4 1,67 11 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 41 18 35,00 47 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AABCdaBBBACabcC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AbBADDbBBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AdBBAaDdA 

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) aAdAAcC C      

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AaAdcCa        

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 2 1 50
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 1 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 1 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 1 3 17
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 0 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞİMŞEK 558 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
327,599 288,340 30 173 173 459 14546

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,40 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,84 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,49 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,07 4,88 4,18

Matematik 15 8 7 5,67 38 6,97 4,30 3,95

Fen 15 2 1 1,67 11 8,58 5,38 4,50

Toplam: 75 46 17 40,33 54 45,34 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AAcCAaBdBACaaBb

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDdBCDCAcA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AcBADDCBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAadAabDCcCDcBb

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AaA            

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 0 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 0 1 0
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 0 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
*EN            * 0 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
345,042 288,340 22 136 136 352 11741

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 10 0,67 4 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 8 3 7,00 47 5,95 4,30 3,95

Fen 15 13 2 12,33 82 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 48 19 41,67 56 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AcabAacaBcCa ca

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN)  DBcD dB b

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AdBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAbAABCDdd D   

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACDCCaDBdDDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 1 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 2 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 0 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 0 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 6 0 100
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BAKİOĞLU 770 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,325 288,340 6 24 24 54 2792

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 10 4 8,67 58 5,95 4,30 3,95

Fen 15 14 1 13,67 91 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 61 13 56,67 76 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AAaCADcaBACDaBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCDCABb

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADcbDDCBBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DACAbBCDdAaDdB 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABAaDCCBDBADDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 6 0 100
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BOZKURT 609 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
330,620 288,340 29 165 165 440 14054

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 6 0 6,00 60 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 4 2 3,33 22 5,95 4,30 3,95

Fen 15 9 4 7,67 51 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 42 16 36,67 49 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCAadaBACcAcBbC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABD c

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) dBBCbaBA D

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG)  A DCADA  

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BD  C  b   D  b

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) cCDCCa d DDBbAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 0 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 0 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 0 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 0 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 1 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 0 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 0 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZALİYA JORAYEVA 585 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
267,307 288,340 34 288 288 848 25994

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 4 6 2,00 20 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 6 6 4,00 27 5,95 4,30 3,95

Fen 15 5 8 2,33 16 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 32 36 20,00 27 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) bAcCccdBBACcbca

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCcCDdABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) cac D CdBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AddaAccdAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) bACd BaD da BBc

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AdAacddc Bb aBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 3 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 2 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 4 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 1 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN GÜNEŞ 0 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
313,117 288,340 32 205 205 550 17133

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 7 3,67 24 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 7 3 6,00 40 5,95 4,30 3,95

Fen 15 7 6 5,00 33 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 42 24 34,00 45 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AAaCA cdc bbDBb

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBaDCABb

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AcdADbbBBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBAaDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAbA  bDCd D B 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AcA DCac ccDDBc

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 1 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 0 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 0 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 0 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN TEKİN 418 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
357,618 288,340 18 107 107 274 9770

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 5 4 3,67 37 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 10 2 9,33 62 5,95 4,30 3,95

Fen 15 11 4 9,67 64 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 47 24 39,00 52 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AAaCADBdBAbacab

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BcaBCadABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AadADDCdBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG)  ddBAacCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAbAAB DCd DBB 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABbCDCdBaBAaDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 0 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ EKİM 747 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
302,938 288,340 33 221 221 622 19113

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 10 -1,33 -9 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 5 9 2,00 13 5,95 4,30 3,95

Fen 15 12 3 11,00 73 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 43 27 34,00 45 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) abbcdddb D Aca 

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) C CABABDbc

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) bBBCADaADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAaDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) B dcCDbdaDcccbA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) cdDCCBDBADDBDAd

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 2 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 2 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU AŞIKÇI 481 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,019 288,340 16 90 90 231 8410

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 8 1 7,67 77 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 7 3 6,00 40 5,95 4,30 3,95

Fen 15 11 3 10,00 67 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 51 15 46,00 61 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) dCAacaBAC AAdDC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CaBCAaBA b

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADbCA ACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) B   bD A DBaAdA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCCB BdDcBaAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 0 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 0 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 0 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE AKBULUT 422 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
393,157 288,340 9 43 43 131 5141

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 7 2 6,33 42 5,95 4,30 3,95

Fen 15 13 1 12,67 84 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 57 10 53,67 72 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) dCA BBBACcAAcbb

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCc

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBaADBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BD cC    D aACA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCbB BADDBDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 1 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 0 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AYDİLEK 424 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
333,434 288,340 27 159 159 429 13605

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 5 3 4,00 40 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 6 1 5,67 38 5,95 4,30 3,95

Fen 15 8 2 7,33 49 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 39 19 32,67 44 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AABCbDcBBACaDaa

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCcCadAdb

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AD bDDbaB 

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) cdBBADDd  

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAaAA  D     B 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABdbDC B B D B 

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 2 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 2 0 50
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 0 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 0 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 2 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 0 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 0 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR VARDAR 423 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
347,412 288,340 20 127 127 332 11339

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 6 3,00 20 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 7 5 5,33 36 5,95 4,30 3,95

Fen 15 12 3 11,00 73 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 49 19 42,67 57 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) bccC c BBACab  

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCcCABd

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBbDDCBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBaAaDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAbAAB D b Dddb

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABAaDCCcDBADDaD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 0 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 1 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 6 0 100
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES CEVAHİR 576 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,724 288,340 14 83 83 217 8141

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 9 3 8,00 53 5,95 4,30 3,95

Fen 15 9 6 7,00 47 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 53 19 46,67 62 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) aCdDBaBACadABDC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CaBdAaBbDD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) aADDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) B bBCDbc D DACA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCCaadcbcBDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 0 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ENSAR KORKMAZ 477 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
375,244 288,340 12 69 69 187 7247

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 6 2 5,33 53 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 6 4 4,67 31 5,95 4,30 3,95

Fen 15 11 4 9,67 64 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 51 16 45,67 61 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AABCADBdBACD Ba

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCcCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBdDcbBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG)  aaBA DCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAab  aD c D BD

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABcCDCCdDBbbDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 0 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 1 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 6 0 100
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ALP BOZKURT 531 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
320,216 288,340 31 187 187 504 15845

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 4 4 2,67 18 5,95 4,30 3,95

Fen 15 9 5 7,33 49 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 43 24 35,00 47 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) aCbcBBBAbaAABca

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) abCABdBaCd

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCAbBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BdDDCADbCB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) B ABbbadC      

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AaDCbcaB DDBaAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 0 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 1 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 0 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM SERRA YAŞAR 817 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
224,035 288,340 36 387 387 1178 35531

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 11 -1,67 -11 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 4 6 2,00 20 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 3 5 1,33 9 5,95 4,30 3,95

Fen 15 5 4 3,67 24 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 22 38 9,33 12 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) abdcaddAbb  cDa

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) aaCbacdDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CaBacDccbb

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAbDdADcdc

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) Bb cCD  dcd    

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) Adc CB d D   Ad

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 3 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 1 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 1 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 3 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 0 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 1 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 1 3 17
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 0 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA N R ÖZDEMİR 560 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,282 288,340 25 157 157 422 13479

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 7 7 4,67 31 5,95 4,30 3,95

Fen 15 10 4 8,67 58 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 43 30 33,00 44 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AAaCdDddBACcDBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCDbddb

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) daBAccCcBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) bdBBADDdAc

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAbAABbDabdbcB 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AaACDCCBcBAbcB 

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 3 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 1 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ER 563 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
388,693 288,340 11 52 52 146 5593

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 9 4 7,67 51 5,95 4,30 3,95

Fen 15 12 3 11,00 73 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 57 15 52,00 69 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AABCb dBcAaDDBa

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) dDBADDbBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AdBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) a aAABbDCACDaB 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AaACDCCBcdADDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 1 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN BÜYÜKESKİCİ 565 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,087 288,340 28 164 164 436 13978

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 7 3,67 24 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 4 5 2,33 23 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 7 1 6,67 44 5,95 4,30 3,95

Fen 15 9 0 9,00 60 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 40 17 34,33 46 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AbcCAbdaBcCD c 

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BcbaCDCABb

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBADD BB 

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AdcdAac AD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DACA aCD  C    

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABAC CCBDB     

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 0 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 0 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 4 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 0 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 1 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 0 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 0 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 0 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FİRDEVS AKMAN 567 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,049 288,340 26 158 158 423 13511

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 2 4 0,67 4 5,95 4,30 3,95

Fen 15 12 3 11,00 73 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 45 21 38,00 51 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) cCADdBBACDdAcad

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABcCc

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBdAccbDb

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCADAaB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) ab cbD   D     

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCCBcdcDDBDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 1 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 1 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 1 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÜNLÜ 568 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
391,173 288,340 10 47 47 138 5328

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 8 5 6,33 42 5,95 4,30 3,95

Fen 15 13 2 12,33 82 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 57 16 51,67 69 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) aCAbcBBACDbABDb

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CcCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBdADBADc

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCADAdB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BD BdDCdbD aAaA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCCBDdAcDBDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 1 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KATRE AYAR 451 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,538 288,340 19 108 108 279 9931

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 8 4 6,67 44 5,95 4,30 3,95

Fen 15 11 4 9,67 64 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 49 23 41,33 55 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AAdCADdaBbCDcaC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCcaDCABd

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ccBcDDdBBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBaADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAdAABdDCd c B 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) cBACDCCBDdcDDaD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 0 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY T NSEL 570 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
372,602 288,340 13 74 74 199 7585

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 8 2 7,33 49 5,95 4,30 3,95

Fen 15 9 6 7,00 47 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 54 16 48,67 65 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) cCADBaBACDcABab

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CaCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCADBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAcDCADAbB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BD BdD  CD DAa 

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) daDCaBDacDDaDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 0 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN KAHRIMAN 572 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
241,465 288,340 35 349 349 1056 31463

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 5 10 1,67 11 5,95 4,30 3,95

Fen 15 6 9 3,00 20 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 27 48 11,00 15 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCdbadBcdcbAdDC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) aDaddbdcbc

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) bddacbBbbD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADcbADcCB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) cccBabCbaDBDdbc

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACbCbdDBcbbabAd

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 0 4 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 1 5 17

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 4 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİKAİL  KIN 586 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
440,694 288,340 2 9 9 21 1227

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 13 1 12,67 84 5,95 4,30 3,95

Fen 15 14 1 13,67 91 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 66 8 63,33 84 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCcbddBACDAABaC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCAaBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDABCDCA DBDAbA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCdBDBADDBDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 4 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 0 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA SU BİL* 573 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,381 288,340 15 88 88 227 8344

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 4 5,67 38 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 10 2 9,33 62 5,95 4,30 3,95

Fen 15 9 6 7,00 47 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 53 15 48,00 64 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AA CA BdB Ca cd

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCcCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AbBADDCBBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAbAABCDC CD a 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AaACcCbcDBADcBb

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 1 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 0 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NURBANU ÇALIK 183 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
407,553 288,340 8 30 30 83 3680

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 4 7,67 51 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 12 2 11,33 76 5,95 4,30 3,95

Fen 15 11 3 10,00 67 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 60 11 56,33 75 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AABCb cdcAC DBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBADaCBBa

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DACAABbDCb DBBD

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACDCbBDBbDaB 

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 4 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 0 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 1 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ATABEY 588 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
408,792 288,340 7 29 29 79 3569

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 12 1 11,67 78 5,95 4,30 3,95

Fen 15 10 5 8,33 56 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 59 13 54,67 73 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AAdCdDBaBACDDB 

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BbCBCDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AaBADDCBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBdADDCcD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DACAABCDCc DBB 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABcCDCCaDdADcaD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 0 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH ŞANLIYURT 1220 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
422,672 288,340 4 18 18 43 2372

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 11 4 9,67 64 5,95 4,30 3,95

Fen 15 13 2 12,33 82 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 62 13 57,67 77 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) dABCADBdBACaDBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) bDBdDDCcdC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DACAABCcdcaDBBD

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AaACDCCBDBAcDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 1 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SAMİ ÇALIK 595 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
345,292 288,340 21 135 135 350 11698

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 4 0 4,00 40 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 4 1 3,67 24 5,95 4,30 3,95

Fen 15 7 3 6,00 40 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 43 8 40,33 54 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCADBBacCDAdBD 

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) bBB AD ADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG)  A  C  A B

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) B  BbD   D     

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) dCDCCBbBcD     

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 1 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 0 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 0 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 0 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 0 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 0 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 0 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 1 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 0 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 0 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN ÇİNİCİOĞLU 591 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
320,385 288,340 30 186 186 502 15819

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 3 4 1,67 11 5,95 4,30 3,95

Fen 15 7 2 6,33 42 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 42 18 36,00 48 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AAdCc BBBcCcaBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCbCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AaaADDbdBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AdBBAcDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) aAab a     D B 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AaAC CCBcB     

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 0 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 2 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 0 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 1 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİNA CENLAN 594 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
418,156 288,340 5 22 22 52 2716

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 2 10,33 69 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 10 4 8,67 58 5,95 4,30 3,95

Fen 15 13 2 12,33 82 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 61 11 57,33 76 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR)  CAaBBBACD ABbC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) dBBCADBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAaDCADAdB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) B cBbDCAaDcDACA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCCBcBcDDBDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 6 0 100
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ATEŞ 597 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
335,880 288,340 24 153 153 408 13194

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 2 0 2,00 20 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 2 2 1,33 9 5,95 4,30 3,95

Fen 15 11 2 10,33 69 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 40 13 35,67 48 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) aCdcdBBACDAABDa

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABdBD B

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBdbaBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG)  AD       

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) B bBb          

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCCB BAD abAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 0 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 0 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 2 0 50
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 0 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 0 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 0 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR BAL 599 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
342,884 288,340 23 143 143 372 12122

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 6 7 3,67 24 5,95 4,30 3,95

Fen 15 9 6 7,00 47 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 47 26 38,33 51 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCADBdcACaAABDb

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) acdABABDdB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CaBbADBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDbADbCc

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDcabDbb DdDA c

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) dCDCCaDBcDaacAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 3 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR VANLI 864 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
164,671 288,340 37 446 446 1428 46003

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 12 -2,00 -13 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 0 2 -0,67 -7 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 1 7 -1,33 -13 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 0 5 -1,67 -11 5,95 4,30 3,95

Fen 15 2 7 -0,33 -2 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 6 42 -8,00 -11 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) aCccaddAbacc ca

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) bc        

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) adcb bd bD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) adcaadDbad

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT)  a   bbd     b 

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) Ab   cca bcdD  

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 0 1 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 3 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 4 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 4 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 3 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 0 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 1 1 17
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 1 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ SELİM TEKİN 603 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
363,980 288,340 17 97 97 247 8834

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 1 1 0,67 4 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,81 3,54 3,21

Matematik 15 10 3 9,00 60 5,95 4,30 3,95

Fen 15 15 0 15,00 100 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 44 6 42,00 56 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) B     d        

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDdB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCAcBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sayısal (MAT) BaABCDdbC  DACA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCCBDBADDBDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 3 0 0 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 0 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 0 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 0 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 6 0 100
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖZEN 774 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
445,568 288,340 1 7 7 14 1000

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 0 14,00 93 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 9 0 9,00 60 5,95 4,30 3,95

Fen 15 13 2 12,33 82 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 65 3 64,00 85 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCADB BACDAABDC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCc

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCADBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BD B  CA D DAC 

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) cCDCCBDBcDDBDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 0 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 0 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 0 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 6 0 100
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZTÜRK 779 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
433,715 288,340 3 11 11 26 1666

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 37 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 6,64 5,00 4,41

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,11 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,81 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,71 4,88 4,18

Matematik 15 9 3 8,00 53 5,95 4,30 3,95

Fen 15 14 1 13,67 91 9,08 5,38 4,50

Toplam: 75 62 10 58,67 78 41,30 28,47 24,98

Sözel (TÜR) bABCADBBBACDDBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BbCBCadABd

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBADDaBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAaAAcCD cCD B 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACDCCBDBbDDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 1 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 6 0 100
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EYMEN GÜLER 608 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,909 288,340 20 191 191 517 16262

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 9 3 8,00 53 5,49 4,30 3,95

Fen 15 12 3 11,00 73 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 42 30 32,00 43 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BbbaaBdbCabcacd

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CbbdBdBcCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) adBaAbBdcD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCADbCB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BD BbD AdD DAbA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AdDCCBDdAbDBDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 3 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 1 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYCAN ŞİRİN 610 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
430,694 288,340 3 13 13 30 1828

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 11 3 10,00 67 5,49 4,30 3,95

Fen 15 13 2 12,33 82 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 63 9 60,00 80 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCcD BBACDAABDa

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCbBABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCAcB DD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDbBCDCACD DbCb

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) bCDCCBDBADbBDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 1 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 6 0 100
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BAŞAK UĞUR 317 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
297,475 288,340 26 231 231 655 20178

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,06 4,88 4,18

Fen 15 8 7 5,67 38 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 40 20 33,33 44 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AcaCbcaBBAaaDaC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AbBdbDCBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AdBBAcDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (FEN) ABAdDCaBcBAbaab

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 0 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT  SON* 615 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,582 288,340 8 80 80 211 7898

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 9 4 7,67 51 5,49 4,30 3,95

Fen 15 12 3 11,00 73 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 51 22 43,67 58 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCbDddBACaAABbb

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) bcCAdABDdB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBdAaBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAaDCADAdc

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) Bb BCDCcbD DAbA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) baDCCBDdADDBDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 1 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT DAĞLI 613 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,297 288,340 21 194 194 523 16385

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 5 6,33 42 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 5 3 4,00 40 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 5 9 2,00 13 5,49 4,30 3,95

Fen 15 10 4 8,67 58 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 41 27 32,00 43 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AdcCADBd ACDc b

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCcCDbABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) badbDDCBB 

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AdBBADcd  

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) aAacbdCDCbdcBa 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACDCCcbdAcDB 

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 2 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 2 0 50
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 3 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 1 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE ALADAĞ 616 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
298,834 288,340 25 230 230 647 19938

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 8 6 6,00 40 5,49 4,30 3,95

Fen 15 8 7 5,67 38 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 35 38 22,33 30 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCAcBaBACccbBcb

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDdcBccDCd

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) dBBacbaADb

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAbcd *daa

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BbAcbDCd DdaACA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDdbBaacDDacAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 3 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 2 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 2 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
C BUĞRA ŞENOL 622 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
275,949 288,340 31 273 273 800 24251

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 6 9 3,00 20 5,49 4,30 3,95

Fen 15 6 9 3,00 20 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 37 38 24,33 32 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) dbccBaBACDcbBad

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDdABABcCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCcbBcDc

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) aAcbCdDAbB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BcdcCDCdaDcabCb

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ddDCbaDcdcDBbAd

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 2 2 50
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 3 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 4 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEM İLYAS BEKTAŞ 617 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
311,824 288,340 22 207 207 558 17370

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 3 2,00 13 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 5 2 4,33 43 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 8 1 7,67 51 5,49 4,30 3,95

Fen 15 8 3 7,00 47 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 35 15 30,00 40 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR)   aCbb BB      

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR)   CBdaCAB 

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADB   dBBa

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) bdBdADbCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) aACAAB D   D B 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABbCDCC  Bb cB 

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 1 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 1 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 1 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 0 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 0 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 0 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 0 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ATEŞ 529 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
349,240 288,340 11 124 124 320 11059

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 2 7,33 49 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 9 0 9,00 90 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 5 1 4,67 47 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 8 2 7,33 49 5,49 4,30 3,95

Fen 15 7 5 5,33 36 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 45 10 41,67 56 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR)  CA d BACcAAB  

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCAB BDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN)  BB ADBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BA   AD dB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) B  BbDa CD  ACA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCb  dA DacAd

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 0 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 0 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 0 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 0 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 1 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 0 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 0 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 0 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 0 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN BADE URAL 621 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
270,440 288,340 33 284 284 833 25371

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 8 1,33 9 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 4 5 2,33 23 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 6 6 4,00 27 5,49 4,30 3,95

Fen 15 8 5 6,33 42 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 30 35 18,33 24 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR)  CADa dcab bBcd

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) dadABAcaCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) dcBCdb ccD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) aA DbdaACc

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) B bBb adCDcbA A

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) A cCdBcaAbDBDA 

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 1 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 3 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 2 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 1 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 1 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 0 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 3 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZALİ POLAT 420 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
222,102 288,340 36 390 390 1193 35970

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 9 1,00 7 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 6 3 5,00 50 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 0 7 -2,33 -23 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 3 2 2,33 16 5,49 4,30 3,95

Fen 15 4 8 1,33 9 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 18 36 6,00 8 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) cdaCdcBdB accB 

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDdBCaCbB 

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) bcccacb   

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) bdcB acdb 

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) D b   bD   D   

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABb DadB  bbbab

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 0 2 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 0 4 0
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 0 2 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 0 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 0 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 0 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 0 3 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 3 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE BAĞLIBEL 626 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,053 288,340 34 292 292 854 26226

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 7 2 6,33 63 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 2 0 2,00 20 4,31 3,54 3,21

Fen 15 0 1 -0,33 -2 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 20 6 18,00 24 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AdBCADBBBc bDBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) cDdBCDCAB 

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN)   B    B  

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sayısal (FEN)              a 

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 0 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 0 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 0 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 0 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 0 0 0
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 0 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ALADAĞ 627 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,144 288,340 19 189 189 512 16037

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 5,49 4,30 3,95

Fen 15 10 5 8,33 56 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 42 33 31,00 41 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AbBCADBdBACDbBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BbCBCDdABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) cbcADcdcBa

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACcBAacdAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) abddccCbdbCbdBb

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACDdCBcBcDDac

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 0 5 0
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 4 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÇELİK 628 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
292,383 288,340 28 243 243 699 21141

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 1 0 1,00 7 5,49 4,30 3,95

Fen 15 5 8 2,33 16 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 36 23 28,33 38 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) aCADBcBACcAAdcC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) dDdABAcDCc

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBddDdbaD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAcDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) B              

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AdDCaccBbabaD  

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 0 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 0 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 1 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 1 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR TOPLU 630 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,425 288,340 18 188 188 510 15987

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 3 9,00 60 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 6 2 5,33 36 5,49 4,30 3,95

Toplam: 75 40 11 36,33 48 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCADBdBA  AABca

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABbCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) dBBaAcBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDbADAdB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDABCDdd       

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 0 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 0 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 0 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 0 0 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 0 0 0
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 0 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE TOPLU 635 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
305,862 288,340 23 217 217 605 18552

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 3 7,00 47 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 3 5 1,33 13 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 3 3 2,00 20 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 3 6 1,00 10 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 5 4 3,67 24 5,49 4,30 3,95

Fen 15 9 2 8,33 56 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 31 23 23,33 31 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) bAdC D BB CcDB 

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) acCadbC B 

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) Ac  bcCB  

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AbaBAb acb

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) D CAccdb    BB 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABcCDCCB BA c  

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 0 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 1 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 2 4 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 1 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 2 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 3 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 0 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 1 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 2 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 0 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA DERİN DİNCELİR 636 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
286,942 288,340 30 253 253 731 22166

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 5 5,33 36 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,06 4,88 4,18

Fen 15 4 1 3,67 24 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 34 12 30,00 40 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) dCA BBBbCcA dc 

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBbdDBc a

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAaDCADAdB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (FEN) AdDC    A      

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 2 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 0 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 1 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 0 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 0 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA ÇAKIR 638 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
271,611 288,340 32 281 281 826 25126

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 5 1 4,67 47 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 4 3 3,00 30 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 3 4 1,67 11 5,49 4,30 3,95

Fen 15 4 2 3,33 22 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 29 22 21,67 29 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AcdCcaBBBdCaDcb

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BcdcCDCAdA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AbBA   BB 

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) Ad Bd a AD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) c CA c  C  b d 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABA  Caa       

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 2 4 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 0 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 1 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 2 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 2 1 50
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 3 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 1 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 0 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 0 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 1 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA ÇELİK 637 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
302,473 288,340 24 222 222 624 19195

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 4,31 3,54 3,21

Matematik 15 7 3 6,00 40 5,49 4,30 3,95

Fen 15 6 5 4,33 29 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 31 23 23,33 31 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR)  CADdBBACcdAcDd

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) dcCAcdBDbB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) dBBdbDBcb 

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sayısal (MAT) dDABCDCbbD     

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AdDCbc dADaB   

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 2 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 0 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 1 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 1 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 0 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 2 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 1 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 0 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN EMİR ÇETİN 641 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,405 288,340 10 102 102 256 9044

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 8 2,33 16 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 5 3 4,00 40 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 11 2 10,33 69 5,49 4,30 3,95

Fen 15 12 2 11,33 76 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 49 19 42,67 57 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AdaCADd d abcBa

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBdDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AcBADDbBBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBaADba  

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DACAABbD AaD BD

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACDCbB dADDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 0 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 2 0 50
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 4 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 1 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 0 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA BOLAT 642 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
335,976 288,340 15 152 152 407 13178

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 7 5 5,33 36 5,49 4,30 3,95

Fen 15 8 5 6,33 42 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 46 24 38,00 51 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCAcBaBACDcbdDa

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBddcBbDD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) aAcDbADACc

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BD dCDdcC c AaA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN)  dDCCBadAbDa AB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 0 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 2 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 1 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İSLAM EREN SOY AN 643 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
255,788 288,340 35 314 314 947 28393

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 5 10 1,67 11 5,49 4,30 3,95

Fen 15 7 8 4,33 29 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 34 41 20,33 27 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) aCbacddbCDAbcca

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) dDCABcccCa

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBcacDabcc

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BcdcCDCcbccabdA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) dCDCaBcdAcbacAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345

100

0
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40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 3 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KUTUP EYMEN AYKOL 569 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
286,944 288,340 29 252 252 730 22165

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 9 2 8,33 56 5,49 4,30 3,95

Fen 15 7 8 4,33 29 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 33 36 21,00 28 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCdadddAdadbBaC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) dadABdBDCc

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) dBBabcBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) abccaA b a

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) d ABCD d D DACA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) dbcCaBcdcDDBbAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345

100

0
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40
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 3 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 3 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 2 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 0 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY RECAİ IŞIK 754 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,155 288,340 16 169 169 449 14297

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 4 7,67 51 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 5 3 4,00 40 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 5 6 3,00 20 5,49 4,30 3,95

Fen 15 8 7 5,67 38 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 45 22 37,67 50 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCcDBaaACaA BD 

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCd

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCdDBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) aAaDCAD  a

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BbA d   bDccbCA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCbBDd*DaabAa

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 2 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 2 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 2 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ EFE YILDIZ 644 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
343,927 288,340 12 139 139 363 11954

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 8 7 5,67 38 5,49 4,30 3,95

Fen 15 9 6 7,00 47 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 48 27 39,00 52 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AABCdDBaBdCaaBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BcCBCcdABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AbadbcaBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DACAcaCDacbDcBb

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AabCDCCBcdADbBa

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY ARPA 645 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
421,213 288,340 4 19 19 45 2477

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 10 3 9,00 60 5,49 4,30 3,95

Fen 15 13 2 12,33 82 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 60 13 55,67 74 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AAaCADBBBbCDDBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BbCdCDCABd

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) bDdADDCBBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) aACAAcCDC CD Ba

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACDCCcDdADDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 1 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN EDA KARAKAŞ 649 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,695 288,340 9 92 92 234 8463

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 8 3 7,00 47 5,49 4,30 3,95

Fen 15 11 3 10,00 67 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 48 22 40,67 54 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AABCdaBccACDDBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCcCDCABd

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AacdDcdcBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AbcBAcDdAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) bAbA  bDCACD B 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABbCDCCB dADDaD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345

100
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 0 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 0 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
Ö ZEHRA KALAYCIOĞLU 652 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,521 288,340 6 33 33 95 4145

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 10 3 9,00 60 5,49 4,30 3,95

Fen 15 12 3 11,00 73 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 59 13 54,67 73 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR)  ABCADBdBACcDaa

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AcBbDDbBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAbA BdDCcCD BD

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AaACcCbBDBADDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 0 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER TARIK ÇEKAL 651 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
293,213 288,340 27 241 241 694 20962

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 8 7 5,67 38 5,49 4,30 3,95

Fen 15 7 8 4,33 29 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 37 38 24,33 32 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AbcCAbdaBACacBd

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) cDbBCcbABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AaBbDcaBBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AacaAccbAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DACbbBCDacbaBBc

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AcAdDCCBbdcbaBa

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 4 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SAMİRA KONUŞKAN 660 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
342,611 288,340 13 144 144 373 12172

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 4 8 1,33 9 5,49 4,30 3,95

Fen 15 9 5 7,33 49 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 50 20 43,33 58 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCd BBBACaAcBDa

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CaCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) aBBCADBbDD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) Bc dbb ddDcaAC 

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) A DCaBcddDDBaAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 2 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 3 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 0 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ŞENEL 661 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
414,720 288,340 5 26 26 60 3018

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 11 2 10,33 69 5,49 4,30 3,95

Fen 15 10 3 9,00 60 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 59 12 55,00 73 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCADBdBACDcABDC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDbABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCADBAca

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAaDCADACa

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) B ABCD cbDBDACA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AaDCbB BA*D DAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 1 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA SENA DOĞAN 662 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
371,542 288,340 7 78 78 206 7751

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 2 10,33 69 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,74 5,37 4,73

Matematik 15 11 1 10,67 71 5,49 4,30 3,95

Fen 15 9 3 8,00 53 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 41 6 39,00 52 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AcBCA BBaACDD C

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sayısal (MAT) DACAABbD A DBB 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABA cCCcbBADD  

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 0 0 0
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 0 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 0 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 0 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 1 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVKET AYAZ AŞIK 663 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
325,023 288,340 17 177 177 475 14990

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 3 7 0,67 7 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 5 4 3,67 24 5,49 4,30 3,95

Fen 15 11 3 10,00 67 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 40 26 31,33 42 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCAaddBACcAdB b

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABdBDdB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBb cabDD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAabbccbbB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BcAdCD  Cbc    

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AbDCCa BADDBaAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 1 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 3 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 1 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 2 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 0 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 0 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZDEMİR 667 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
464,751 288,340 1 2 2 4 312

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 14 0 14,00 93 5,49 4,30 3,95

Fen 15 14 1 13,67 91 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 68 6 66,00 88 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AABCADcaBACDDBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) bDBADDCBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) bCBBAbDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DACAABCDCACDBB 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABAdDCCBDBADDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 4 0 100
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 6 0 100
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP RAVZA KARA 444 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
461,275 288,340 2 4 4 6 404

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 13 2 12,33 82 5,49 4,30 3,95

Fen 15 14 1 13,67 91 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 69 6 67,00 89 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AABCADBccACDDBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCcCDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBADDCBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DACAABCDbACDaBD

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACDCCdDBADDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 4 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 1 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 6 0 100
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA ESLEM YILDIRIM 670 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
340,940 288,340 14 147 147 387 12414

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 36 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 6,73 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,74 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,31 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,06 4,88 4,18

Matematik 15 8 7 5,67 38 5,49 4,30 3,95

Fen 15 8 6 6,00 40 6,99 5,38 4,50

Toplam: 75 48 24 40,00 53 35,31 28,47 24,98

Sözel (TÜR) aCADBdB CaAdBDb

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABcCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBd DaADb

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAcDCADAdB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDABbDbbdDcDAdc

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AdDbCB aADacbAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 1 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 2 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 4 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 0 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET GÜNGÖR 0 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
222,676 288,340 34 389 389 1189 35841

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 4 11 0,33 2 3,88 4,30 3,95

Fen 15 6 9 3,00 20 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 23 52 5,67 8 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) bABacccaBACabca

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) aDdcCcbAcA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) cDaAbabaca

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) bCaabbcbAa

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) cAbbAcbDddbccBb

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AacCbCCcDabaacD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 1 5 17

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 0 5 0
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 3 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 4 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KEREM POYRAZ 240 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
294,825 288,340 17 236 236 676 20668

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 7 8 4,33 29 3,88 4,30 3,95

Fen 15 6 9 3,00 20 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 38 37 25,67 34 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BaccBBBACcAbBcC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCdBABDCc

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) aaBdccaAca

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAcbCADbCc

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDcBaDbcCDcacaA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AabCbabdcbDBDAd

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 0 5 0
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 1 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL MUTLU 361 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
358,664 288,340 8 106 106 271 9621

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 3 9,00 60 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 6 3 5,00 33 3,88 4,30 3,95

Fen 15 9 5 7,33 49 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 50 16 44,67 60 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR)  CA BdBAbDAABDb

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) aBBdADcADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAaDCADAbB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) B  BCD cC ccA  

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AaDCCB acbDBDAd

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 1 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 1 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 0 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASLIHAN AKMAN 1042 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
221,306 288,340 35 393 393 1198 36149

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 1,94 3,54 3,21

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 3,88 4,30 3,95

Fen 15 6 9 3,00 20 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 19 43 4,67 6 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) bdBCAaBadcbDaBa

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) Bcdcaadbac

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) dbcADaC   

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sayısal (MAT) abadbabDCddcdBb

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) cBbCDdbdacbDDBb

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 0 4 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 1 5 17

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 3 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 1 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 0 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 3 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 4 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYBÜKE BİLGE BARIŞ 405 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
355,678 288,340 10 112 112 286 10060

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 12 3 11,00 73 3,88 4,30 3,95

Fen 15 11 4 9,67 64 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 46 29 36,33 48 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AABCbDBdcdCcaBd

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDbcCaCAaA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) dadcDaCdBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) cdBBAcDdAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAaAABCDCbbDBBD

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AaACDCCBDdADaaD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 2 4 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 4 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 1 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ KESER 71 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
376,219 288,340 4 66 66 184 7118

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 11 4 9,67 64 3,88 4,30 3,95

Fen 15 10 5 8,33 56 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 50 24 42,00 56 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCADBBBACDdcBcC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CaCAccdDba

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) badbcDBbD 

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDABCDCbCDacAdA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCdBcdcDDaDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 1 5 17

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 3 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 4 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 1 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN FIRAT 86 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,265 288,340 11 121 121 314 10864

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 7 2 6,33 63 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 7 7 4,67 31 3,88 4,30 3,95

Fen 15 13 2 12,33 82 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 49 24 41,00 55 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) dABCdaddBACabBd

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDdBaDCA A

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADdADDCBBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACcaAaDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) aAdc BbDCAdDdBb

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACDCCBDBbDbBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 6 0 100
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERKTUĞ 581 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
196,363 288,340 37 427 427 1350 42058

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 0 10 -3,33 -33 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 4 11 0,33 2 3,88 4,30 3,95

Fen 15 3 12 -1,00 -7 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 18 57 -1,00 -1 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) aacDacdAbDbABbb

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) bcbbacdcac

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) aBabAbaAbc

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) aAaaaAabdB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) acABCadddaBacbc

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AbaaaaaaAbbBbdd

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 0 4 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 0 6 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 2 2 50
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 3 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 3 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 0 6 0
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ÇAKIR 981 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,157 288,340 5 89 89 230 8381

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 6 6 4,00 27 3,88 4,30 3,95

Fen 15 13 1 12,67 84 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 49 21 42,00 56 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AABCADdBBbCbDcC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDbBCDCdBA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) cDBbD bada

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) dCBaADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DbbAAcbDC b  Bc

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABbCDCCB BADDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 3 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 0 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 2 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 6 0 100
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 0 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL ÇOLAK 402 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
479,355 288,340 1 1 1 1 75

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 15 0 15,00 100 3,88 4,30 3,95

Fen 15 15 0 15,00 100 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 71 4 69,67 93 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AAdCADdBBACDDBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBbDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBADbCBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DACAABCDCACDBBD

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACDCCBDBADDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 4 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 4 0 100
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 6 0 100
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ALİ TİRYAKİ 657 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,284 288,340 7 104 104 259 9060

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 9 4 7,67 51 3,88 4,30 3,95

Fen 15 10 5 8,33 56 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 50 23 42,33 56 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCAaBdBACaAAdbC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) dDCABcBDCd

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) aBBdbDBAcc

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAbDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BD BbDCdbD aACA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) cCcCCBadbDDBDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 1 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE TIRMIK 5 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,193 288,340 12 138 138 361 11911

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 8 4 6,67 44 3,88 4,30 3,95

Fen 15 8 7 5,67 38 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 46 26 37,33 50 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) cCbDcBBACDAABDa

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABbdB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) baBdbcBdbD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAaDCADdCB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) B  BbDCcdD aACA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCCacdcbDacAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 1 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KURŞU  N 414 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
230,167 288,340 33 378 378 1144 34106

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 6 9 3,00 20 3,88 4,30 3,95

Fen 15 4 11 0,33 2 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 24 51 7,00 9 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) bcBbADBcdcdacBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BcacCcdbBc

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) bcaAbbacBa

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACacbcDddb

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) adbcdcCDCdCDcBc

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AdddaCaabBAbacb

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 3 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 2 4 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 0 5 0
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 0 4 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 3 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR ŞIK 2 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
377,482 288,340 3 65 65 182 6949

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 9 5 7,33 49 3,88 4,30 3,95

Fen 15 13 2 12,33 82 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 53 21 46,00 61 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AAcCADcdBdCcDBb

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCdCbCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) bDcADDCdBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AdBBAaDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) cACAAcbDCcdD BD

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABcCDCCBDdADDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 4 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 2 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NUR GÜNGÖR 6 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,301 288,340 9 109 109 281 9977

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 10 2 9,33 62 3,88 4,30 3,95

Fen 15 9 6 7,00 47 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 50 22 42,67 57 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AABbAccacbCaDBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BaCBCDCAcA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ccBAcDCBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBADDdAa

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DACAcBCDC  DdB 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AaAbbCdBbBADDBc

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 1 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÜNER 1089 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
241,067 288,340 27 351 351 1058 31551

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 5 6,33 42 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 0 1 -0,33 -3 4,44 5,37 4,73

Matematik 15 3 8 0,33 2 3,88 4,30 3,95

Fen 15 4 6 2,00 13 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 15 20 8,33 11 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BbAbBacACD cBD 

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR)  a        

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sayısal (MAT) BbbabDCddbd    

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) bCbdbdDdA D    

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 0 0 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 0 0 0
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 0 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 1 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 2 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 3 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 0 4 0
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 1 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 0 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERCAN AKARSU 734 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,662 288,340 31 364 364 1095 32578

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 5 10 1,67 11 3,88 4,30 3,95

Fen 15 5 10 1,67 11 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 31 44 16,33 22 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AbcCbbcdddCbadb

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCDCA*d

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AbcdDcCaBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) bC*BADDdcc

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) abCAABdbCddbacc

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) bBbacCaaDcAbcdD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 2 2 50
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 3 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 3 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA ŞADE 1190 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
198,486 288,340 36 423 423 1339 41599

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 2 7 -0,33 -3 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 3,88 4,30 3,95

Fen 15 4 11 0,33 2 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 20 54 2,00 3 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) bbaadaddBddDDBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) Bcacbca Bb

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADcAabbdaC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) cCcaADadda

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) adbAbcaDbcaaaac

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) dddbaCdabaADcaD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 0 3 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 2 4 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 2 2 50
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 3 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 3 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖK DENİZ GÖKTAŞ 658 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
261,529 288,340 24 304 304 899 27187

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 1 1 0,67 7 4,44 5,37 4,73

İngilizce 10 2 1 1,67 17 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 1 0 1,00 7 3,88 4,30 3,95

Fen 15 7 2 6,33 42 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 18 12 14,00 19 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) dcBCADdaBACacda

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR)   b     B 

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (İNG)  d  A   A 

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT)            D   

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACDCCa a     

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 0 0 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 1 1 17

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 0 0 0
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 2 0 50
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 0 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 0 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 0 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 1 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMA BAŞYEMENİCİ 129 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
293,389 288,340 18 239 239 691 20926

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 3 3,00 20 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 5 2 4,33 43 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 5 2 4,33 43 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 6 3 5,00 33 3,88 4,30 3,95

Fen 15 6 4 4,67 31 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 32 15 27,00 36 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) A  C  Bdd Ca   

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) B Cc DdAB 

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN)  DBAcD BB 

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) A  aAc CAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) aAbA a D   D BD

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AaA cC B dcD B 

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 1 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 0 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 1 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 0 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 1 3 17
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 0 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN YILDIRIM 710 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
237,677 288,340 29 360 360 1086 32343

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 0 9 -3,00 -20 3,88 4,30 3,95

Fen 15 5 6 3,00 20 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 25 40 11,67 16 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) aCADBBccCcAbBca

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CcCABAaDCc

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) badCccBbbb

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAaabdcdaB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) dc ab   dcca  b

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ddDCddDcdDD    

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 3 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 3 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 4 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 2 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 2 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 1 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL DERİN ÇAKIR 369 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
311,737 288,340 15 208 208 559 17385

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 6 9 3,00 20 3,88 4,30 3,95

Fen 15 10 5 8,33 56 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 42 33 31,00 41 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) aCcaBBBACcAdcad

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) bDCABABbCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBaADBAcc

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAccdADddc

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BcAabDbAbDcaAab

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AdDCdaDBADbBaAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 4 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İLKER HARUN COŞKUN 736 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
288,536 288,340 20 250 250 724 21865

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 0 1 -0,33 -3 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 7 6 5,00 33 3,88 4,30 3,95

Fen 15 8 7 5,67 38 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 32 32 21,33 28 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AbBCADadddabDBd

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBaDdABd

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) cccdcDbaBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) d         

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) a dAAabDCbbD BD

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABAbbCCBcddbDaD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 3 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 0 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 0 0 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 2 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÖRENÇ 1000 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
237,354 288,340 30 361 361 1088 32414

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 7 6 5,00 33 3,88 4,30 3,95

Fen 15 5 9 2,00 13 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 25 47 9,33 12 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BddbcccbCcAdaaC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) bcCABAaDbc

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) bdddbcBdba

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BccDddcbdB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDdB  CcCbBadaA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AdDCaabdbcbBD c

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 2 4 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 0 4 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 2 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 4 0 100
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 1 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ARAS TAŞIN 454 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
254,589 288,340 25 317 317 957 28642

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 5 10 1,67 11 3,88 4,30 3,95

Fen 15 9 6 7,00 47 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 30 44 15,33 20 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) dddCdcBBdcabaBb

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDaBdcdAaA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AbBdaabda 

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AbBaADcdAc

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) acdAbBbDCbbadBc

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABdCaCCBDdAcDab

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 4 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 3 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA DOĞRU 466 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
263,601 288,340 23 296 296 878 26759

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 7 8 4,33 29 3,88 4,30 3,95

Fen 15 6 9 3,00 20 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 28 47 12,33 16 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCccBdBACbbcBDa

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CaCdBdcabB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) bcdCdaBbbc

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) aAbadbaddc

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BcAcbDdbCDcDAdb

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) caDCCdbddDbcbAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 2 4 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 4 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 3 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM SAGI 969 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
378,193 288,340 2 63 63 179 6866

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 9 6 7,00 47 3,88 4,30 3,95

Fen 15 11 4 9,67 64 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 55 20 48,33 64 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AABbAadBBcCDbBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCcCaCdBb

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBADaCBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) aACAAaCDCcdDcBa

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACDCCaDdAbaBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRHEN ELGANEM 401 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
190,827 288,340 38 434 434 1370 43205

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 -2,33 -16 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 2 6 0,00 0 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 3 9 0,00 0 3,88 4,30 3,95

Fen 15 4 9 1,00 7 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 17 50 0,33 0 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AbabbbdaBdaccad

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) aDbc cC ad

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) baBc DCdab

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) bdBcdDbCdc

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) adad BbDCca ac 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) Acdbaa cDc cDBc

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 1 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 1 5 17

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 4 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 3 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 1 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 0 5 0
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER EGE SEÇİK 195 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
364,422 288,340 6 96 96 244 8761

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 7 8 4,33 29 3,88 4,30 3,95

Fen 15 13 2 12,33 82 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 52 23 44,33 59 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) bdBCADBcBACaaBa

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) bDdcDDCBBa

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) cCaBAaDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAaAbcbDCcaDaBa

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACDCCBDdADDcD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RIDVAN VARDAR 3 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,833 288,340 13 156 156 418 13395

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 3 3,00 20 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 6 3 5,00 50 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 5 0 5,00 50 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 13 2 12,33 82 3,88 4,30 3,95

Fen 15 6 6 4,00 27 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 42 16 36,67 49 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR)  dAa  BACc     

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) dcC BAaDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBB  DB   

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCADAdc

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDABCDCcCDaDACA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) cCDCac dc cB AB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 2 0 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 0 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 0 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 4 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 1 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 2 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM AYTEKİN 963 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
321,149 288,340 14 182 182 496 15678

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 11 3 10,00 67 3,88 4,30 3,95

Fen 15 11 4 9,67 64 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 41 33 30,00 40 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BbAcdadcdabcBDa

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CcdbBbBaCc

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBbcDccba

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAaDCADAbd

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) B ABCDCcdDaDACA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCCBcaADbBDAa

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 3 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TA L* AMMAR BAGCI 452 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
292,244 288,340 19 244 244 701 21172

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 8 7 5,67 38 3,88 4,30 3,95

Fen 15 7 8 4,33 29 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 36 38 23,33 31 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR)  cBbADddBACaaBd

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) cDdcCDCAcd

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AcaADDacBb

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AaBBcabaAc

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAadABbDdddDBBc

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AaAdDCbBbdADbaa

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 2 4 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 3 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TURAN ÇİL 1183 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
179,355 288,340 39 440 440 1405 44859

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 3,88 4,30 3,95

Fen 15 3 12 -1,00 -7 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 15 60 -5,00 -7 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) abcDBaBdbcAcaDd

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) bDbdcAabac

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CdcadacAcb

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) dAcbacbcba

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) dacadcbcacaDcbA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AdbdbBDadbcabbd

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 3 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 1 5 17

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 4 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 3 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 4 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 0 6 0
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EREN ÇAKIR 678 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
267,219 288,340 22 289 289 849 26010

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 4 11 0,33 2 3,88 4,30 3,95

Fen 15 7 8 4,33 29 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 33 42 19,00 25 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BbdDcBccCaAABbC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CcCABABbCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) aBddcadbbc

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) dAacdADcCB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BbdcbDbcbDdaAdc

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) bCDCCacdbcaBcAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 4 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF AKHUNDOV 580 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
295,640 288,340 16 233 233 669 20520

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 2 12 -2,00 -13 3,88 4,30 3,95

Fen 15 8 7 5,67 38 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 41 33 30,00 40 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) aCAbBadACDAcBDC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) dDCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) bBBabcBcba

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAcDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) Ba abDbdbcacdab

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) bCDCbBDBcacdcAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 2 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 4 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA SAYGILAR 471 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
247,920 288,340 26 333 333 1007 30070

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 4 5 2,33 16 3,88 4,30 3,95

Fen 15 5 7 2,67 18 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 27 37 14,67 20 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) dCdDBcdAacccaDb

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) baCABABDCa

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) dBBaAc bbD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) aAaDdb dda

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) aa BCD d D a a 

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACaC d a cbaDAd

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 1 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 2 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 1 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 0 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 3 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SAĞDIÇ 915 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
238,531 288,340 28 357 357 1082 32137

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 6 2 5,33 53 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 3 6 1,00 10 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 1 10 -2,33 -16 3,88 4,30 3,95

Fen 15 8 5 6,33 42 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 25 39 12,00 16 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) A aCAbBBdcabcdd

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDdBCaC B 

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AaadD acaa

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) bbaBbacC D

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) a bdAadbb a d b

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AdAdDCCB dADad 

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 0 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 3 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 2 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 2 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 4 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 2 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 0 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TUSEM SOYSAL 1217 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,506 288,340 32 365 365 1100 32615

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 6 9 3,00 20 3,88 4,30 3,95

Fen 15 5 10 1,67 11 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 30 45 15,00 20 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) dABCcccccbaccab

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCcdDCbBA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) daacacdBBb

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) bdBBADDCAb

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DACdcaCabAbDaab

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AabCDdCaDdcccac

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 3 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 4 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YAREN ÇETİN 732 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
268,746 288,340 21 287 287 843 25720

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 39 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 5 6,33 42 4,61 5,00 4,41

Tarih 10 5 3 4,00 40 4,44 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 1,94 3,54 3,21

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,82 4,88 4,18

Matematik 15 6 6 4,00 27 3,88 4,30 3,95

Fen 15 4 9 1,00 7 5,45 5,38 4,50

Toplam: 75 30 36 18,00 24 24,14 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BCADdBBACc  ccd

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) dDC c BDCc

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) bcBdcaabac

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) cAbDCADAbd

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) B AcbDb aD aAbA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) cbcad DdADca Ad

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 1 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 0 5 0
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 2 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 0 5 0
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 0 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
* *N*P E 0 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,017 288,340 14 272 272 799 24240

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 35 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 4,17 5,00 4,41

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,12 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 1,52 3,54 3,21

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,49 4,88 4,18

Matematik 15 4 9 1,00 7 2,34 4,30 3,95

Fen 15 7 8 4,33 29 2,50 5,38 4,50

Toplam: 75 36 37 23,67 32 18,16 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AAaCcDBBBdbaccd

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDdBCadABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADdbcDbBBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AdcBAaDbAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) aAb dadDdcCb Bc

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AaAdDCbBDdcDaac

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 1 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH KEREM DOKUR 668 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,442 288,340 5 193 193 521 16350

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 35 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 3 9,00 60 4,17 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,12 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 1,52 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,49 4,88 4,18

Matematik 15 4 6 2,00 13 2,34 4,30 3,95

Fen 15 7 7 4,67 31 2,50 5,38 4,50

Toplam: 75 42 24 34,00 45 18,16 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AABCADd aACaDB 

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCaCABd

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) bcaADDCBa 

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) dCBBAaDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) a CA cdDb bDc  

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AaAbaC cDdcDDBa

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 0 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 2 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 1 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 0 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 1 4 17
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TAHA DEMİRTAŞ 462 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,613 288,340 17 300 300 892 26959

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 35 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 4,17 5,00 4,41

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,12 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 1,52 3,54 3,21

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,49 4,88 4,18

Matematik 15 6 3 5,00 33 2,34 4,30 3,95

Fen 15 8 7 5,67 38 2,50 5,38 4,50

Toplam: 75 28 41 14,33 19 18,16 28,47 24,98

Sözel (TÜR) dAaCAcadddCaDad

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BcdcCcCcab

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) dbcbcbadad

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AbBBAaDCba

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAC c bDb  D B 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACaCdBbccDDca

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 1 5 17

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 0 5 0
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 3 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 0 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ AYAZ           A 131 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
192,501 288,340 33 431 431 1361 42859

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 35 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 4,17 5,00 4,41

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 4,12 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,52 3,54 3,21

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,49 4,88 4,18

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 2,34 4,30 3,95

Fen 15 4 11 0,33 2 2,50 5,38 4,50

Toplam: 75 16 58 -3,33 -4 18,16 28,47 24,98

Sözel (TÜR) bbd*A BcBAbD*ab

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) abaBdbbccc

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) dbdcacadBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) caddbbbdcD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) adCbbadcCcbDcca

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AcAdDababcbccBb

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 0 4 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 1 5 17

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 0 5 0
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 4 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 3 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 4 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 4 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 1 5 17
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYBÜKE CANDEMİR 266 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
209,103 288,340 31 412 412 1273 39151

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 35 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 4,17 5,00 4,41

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 4,12 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 0 9 -3,00 -30 1,52 3,54 3,21

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,49 4,88 4,18

Matematik 15 6 9 3,00 20 2,34 4,30 3,95

Fen 15 4 11 0,33 2 2,50 5,38 4,50

Toplam: 75 18 56 -0,67 -1 18,16 28,47 24,98

Sözel (TÜR) dCdacBcbaDcbBaC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) dbbAdbacac

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) dacbdaacb 

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BcacbdabCc

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BacBdbCAdcabACb

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) dCbbdacBAcbaDba

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 3 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 0 6 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 0 4 0
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 0 4 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 3 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL UĞUR HIZLI 1070 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
237,042 288,340 25 363 363 1092 32485

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 35 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 4,17 5,00 4,41

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 4,12 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,52 3,54 3,21

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,49 4,88 4,18

Matematik 15 5 9 2,00 13 2,34 4,30 3,95

Fen 15 4 11 0,33 2 2,50 5,38 4,50

Toplam: 75 24 50 7,33 10 18,16 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BbccBcBACDcAcDa

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) badcBbcabd

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CadCdDabaa

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) dcDbaAacCd

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) ac cCcCdCaBDbac

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) bCcCaaDadaDabba

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 0 4 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 1 5 17

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 2 2 50
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 3 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 1 5 17
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DEMİRAY 438 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
291,196 288,340 11 246 246 707 21369

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 35 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 4,17 5,00 4,41

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,12 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 1,52 3,54 3,21

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,49 4,88 4,18

Matematik 15 6 9 3,00 20 2,34 4,30 3,95

Fen 15 3 12 -1,00 -7 2,50 5,38 4,50

Toplam: 75 39 36 27,00 36 18,16 28,47 24,98

Sözel (TÜR) dCcDdBBcCDAABDC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) dDCAdABbCc

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBbAbBcDa

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAabCADAdB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) acbaCDCAbbBacdA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AbcCacDdcbaacda

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 3 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 3 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 1 5 17
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EDA CEYLAN 977 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
219,629 288,340 29 396 396 1208 36563

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 35 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 4,17 5,00 4,41

Tarih 10 3 6 1,00 10 4,12 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 1,52 3,54 3,21

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,49 4,88 4,18

Matematik 15 4 11 0,33 2 2,34 4,30 3,95

Fen 15 5 10 1,67 11 2,50 5,38 4,50

Toplam: 75 22 52 4,67 6 18,16 28,47 24,98

Sözel (TÜR) BbAcdBBcaaAccaC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) dcCAcAccb 

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) bcaadcccac

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAccCdDdaa

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) acdBCcddbDcaAbc

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AbaCbcDBcbbacAa

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 0 5 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 0 5 0
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 2 2 50
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 3 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EDA YILDIRIM 213 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
302,282 288,340 8 224 224 629 19235

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 35 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 4,17 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,12 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 1,52 3,54 3,21

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,49 4,88 4,18

Matematik 15 8 7 5,67 38 2,34 4,30 3,95

Fen 15 6 9 3,00 20 2,50 5,38 4,50

Toplam: 75 42 33 31,00 41 18,16 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AcBCbcBdaAdcDBa

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBdDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AcacDDdBBb

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AdBBAcDdAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DcbAcabDCdaDBBD

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AdbbDCacadAbaBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA YILDIRIM 211 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
191,853 288,340 34 432 432 1364 42996

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 35 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 4,17 5,00 4,41

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,12 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,52 3,54 3,21

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,49 4,88 4,18

Matematik 15 1 14 -3,67 -24 2,34 4,30 3,95

Fen 15 4 11 0,33 2 2,50 5,38 4,50

Toplam: 75 23 52 5,67 8 18,16 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AcadbcadBcabDda

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBdcCABd

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) daBAcbdaBa

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) bdaBAbDdAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) aAbcbdbcdcbccca

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) daACbCadcabccBc

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 3 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 3 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 4 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 1 5 17
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZTUNCİL 190 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
224,163 288,340 28 386 386 1176 35494

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 35 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 4,17 5,00 4,41

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,12 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,52 3,54 3,21

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,49 4,88 4,18

Matematik 15 6 9 3,00 20 2,34 4,30 3,95

Fen 15 4 11 0,33 2 2,50 5,38 4,50

Toplam: 75 23 52 5,67 8 18,16 28,47 24,98

Sözel (TÜR) cbdcaBaACDAdaab

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) dDadBdacaB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) dBBdbDBdcc

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) cdcDbbcdac

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BcdBdaabCDdDbCb

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) bdbddBDBbabaDba

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 0 4 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 0 4 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 4 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR  KALEOĞLU 455 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
229,587 288,340 26 380 380 1146 34229

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 35 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 4,17 5,00 4,41

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,12 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,52 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,49 4,88 4,18

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 2,34 4,30 3,95

Fen 15 6 9 3,00 20 2,50 5,38 4,50

Toplam: 75 29 46 13,67 18 18,16 28,47 24,98

Sözel (TÜR) cbBCbDaccdCccBb

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) cDCBabdABb

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) bcdAbbadBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AdBBADbCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) ccacbddDCbbcdcb

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABdabdCBcdADcca

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 3 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 0 5 0
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 3 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 3 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 4 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA NUR ÇEŞME 407 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
346,380 288,340 3 132 132 343 11511

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 35 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 4,17 5,00 4,41

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,12 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 1,52 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,49 4,88 4,18

Matematik 15 8 7 5,67 38 2,34 4,30 3,95

Fen 15 11 4 9,67 64 2,50 5,38 4,50

Toplam: 75 49 26 40,33 54 18,16 28,47 24,98

Sözel (TÜR) dbADBBBcCaAAdbb

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) dcbABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CaBCccBcDb

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDbdCDbdCbaaACA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AaDCCaDBcDDBDAa

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HARUN SMİN SEVENCAN 464 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
239,873 288,340 24 355 355 1075 31837

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 35 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 4,17 5,00 4,41

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,12 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 1,52 3,54 3,21

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,49 4,88 4,18

Matematik 15 4 11 0,33 2 2,34 4,30 3,95

Fen 15 5 10 1,67 11 2,50 5,38 4,50

Toplam: 75 28 47 12,33 16 18,16 28,47 24,98

Sözel (TÜR) cABCbbaddACDDdb

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) abCcCadbBA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) cccbbaaBdb

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBaAbbCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) aAbbAdbaCbbccBc

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABAdaCadbddaDca

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 2 4 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 4 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA ÇELİK 427 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,211 288,340 2 118 118 304 10581

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 35 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 4,17 5,00 4,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,12 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 1,52 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,49 4,88 4,18

Matematik 15 7 4 5,67 38 2,34 4,30 3,95

Fen 15 10 4 8,67 58 2,50 5,38 4,50

Toplam: 75 49 21 42,00 56 18,16 28,47 24,98

Sözel (TÜR) dCAaBdaACaAdBDC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) aDCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CcBCADaAcb

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAccCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) B cBbDdA D DAb 

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCbBDdADcB Aa

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 0 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 3 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETEMİNGÜLTEKİN 0 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
248,005 288,340 19 332 332 1005 30049

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 35 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 4,17 5,00 4,41

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 4,12 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,52 3,54 3,21

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 3,49 4,88 4,18

Matematik 15 8 7 5,67 38 2,34 4,30 3,95

Fen 15 7 8 4,33 29 2,50 5,38 4,50

Toplam: 75 24 51 7,00 9 18,16 28,47 24,98

Sözel (TÜR) ccdbAbcdcACcaBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) abacbbabdA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) caBADbbaad

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) cbaadbabbb

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DACAAdbDCbdccBb

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABcCbCacDBcbDab

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 3 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 0 6 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 4 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 0 4 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ŞAŞMAZ 577 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
272,519 288,340 15 278 278 822 24942

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 35 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 4,17 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,12 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 1,52 3,54 3,21

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,49 4,88 4,18

Matematik 15 6 8 3,33 22 2,34 4,30 3,95

Fen 15 7 8 4,33 29 2,50 5,38 4,50

Toplam: 75 31 43 16,67 22 18,16 28,47 24,98

Sözel (TÜR) aCdDBaBACadbaDC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CbCABABbCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) badadcadbc

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) cdDaCbccda

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) cDA bDCcbcdbAbA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACaCbdDdAccBbAa

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 0 5 0
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 4 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 3 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 3 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 4 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 2 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 1 5 17
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED K *U R 0 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
169,806 288,340 35 445 445 1423 45725

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 35 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 4,17 5,00 4,41

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,12 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 1,52 3,54 3,21

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,49 4,88 4,18

Matematik 15 1 14 -3,67 -24 2,34 4,30 3,95

Fen 15 3 12 -1,00 -7 2,50 5,38 4,50

Toplam: 75 15 60 -5,00 -7 18,16 28,47 24,98

Sözel (TÜR) cddaBcBcbDbAaba

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) aaCAadcDaB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) aBcaccdbaa

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) adbcbADdaa

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) dbdabadbCccccac

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) d*cdadadAcaaDAd

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 2 4 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 4 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 2 2 50
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 3 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 4 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 1 5 17
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSAB BERK GÜNDÜZ 154 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
306,119 288,340 7 216 216 598 18483

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 35 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 4,17 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,12 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 1,52 3,54 3,21

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,49 4,88 4,18

Matematik 15 4 1 3,67 24 2,34 4,30 3,95

Toplam: 75 37 10 33,67 45 18,16 28,47 24,98

Sözel (TÜR) dCADB dACbAABbC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CbCABdBDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBCAcdb  

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) B ABbD         

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 0 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 1 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 2 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 0 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 0 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 0 0 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 0 0 0
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 0 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NURBANU AKBAŞ 1155 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
293,131 288,340 10 242 242 695 20974

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 35 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 2 10,33 69 4,17 5,00 4,41

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 4,12 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,52 3,54 3,21

İngilizce 10 4 5 2,33 23 3,49 4,88 4,18

Matematik 15 7 7 4,67 31 2,34 4,30 3,95

Fen 15 5 10 1,67 11 2,50 5,38 4,50

Toplam: 75 33 38 20,33 27 18,16 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AAdCA BBBACa BC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) cbaBCaddad

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AcBccbCBdd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ddBBAb dbD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) aACbdabbCd DBBD

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AdAaDCbBbdbbbac

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 3 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 1 5 17

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 1 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 2 2 50
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 2 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / PROF.MUHARREM ERGİN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK TATLI 230 5F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
270,627 288,340 16 283 283 832 25328

Puanı Hesaplanan: 448 448 1437 46452

Katılımlar: 35 448 448 1439 46671

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 9 0,00 0 4,17 5,00 4,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,12 5,37 4,73

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 1,52 3,54 3,21

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,49 4,88 4,18

Matematik 15 5 10 1,67 11 2,34 4,30 3,95

Fen 15 8 7 5,67 38 2,50 5,38 4,50

Toplam: 75 37 35 25,33 34 18,16 28,47 24,98

Sözel (TÜR) AddbbaBcBdbb   

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDdBCDCdBA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AcBbDDdBad

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBAcDdAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) aACAdaCcbdbDadc

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AadCaCCaDdcDDaD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 3 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
