
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 567 yenı formul SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 6.Sınıf KDS-6 11295 2609 289 289

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 567 yenı formul Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.44 5.56 6.59 5.25 4.19 3.86 6.62 2.91 5.65 3.18 4.90 1.55 4.39 7.15 2.01 6.50 6.73 4.25 34.39 31.45 23.90 289.202
Şube Ortalaması 10.37 4.37 8.91 6.33 3.52 5.16 8.11 1.67 7.56 6.15 3.52 4.98 7.19 6.15 5.14 9.19 4.59 7.65 47.33 23.81 39.40 349.290

1 130 - YEĞEN ASYA ECRİN 6 / A 15 0 15.00 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 14 1 13.67 14 1 13.67 71.00 4.00 69.67 480.986 7 1 1 1 1
2 252 - CEYHAN MİRAY 6 / A 15 0 15.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 11 2 10.33 13 2 12.33 67.00 6.00 65.00 454.257 84 4 3 3 2
3 204 - DOĞAN MELEKNAZ 6 / A 14 1 13.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 5 8.33 14 1 13.67 66.00 9.00 63.01 442.886 144 9 5 5 3
4 235 - GÜNDOĞDU BAHAR 6 / A 13 2 12.33 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 12 3 11.00 12 3 11.00 64.00 11.00 60.33 433.314 247 17 9 9 4
5 171 - KARİN ÖZYIL AZ 6 / A 11 4 9.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 9 5 7.33 14 1 13.67 61.00 13.00 56.67 412.400 541 32 14 14 5
6 149 - ELİFSU SEVİNÇ 6 / A 11 4 9.67 8 2 7.33 9 1 8.67 6 3 5.00 10 5 8.33 13 2 12.33 57.00 17.00 51.33 403.314 721 44 17 17 6
7 0 - BİLİR ELİF 6 / A 11 4 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 4 7.67 12 3 11.00 58.00 15.00 53.01 397.186 839 58 18 18 7
8 201 - BEYZA KAYA 6 / A 10 4 8.67 8 2 7.33 7 1 6.67 7 1 6.67 7 5 5.33 13 0 13.00 52.00 13.00 47.67 383.814 1207 98 28 28 8
9 123 - ERAY CAYNAK 6 / A 12 2 11.33 8 2 7.33 10 0 10.00 5 4 3.67 5 8 2.33 13 2 12.33 53.00 18.00 46.99 378.514 1330 107 29 29 9

10 612000 - AZRA KARA 6 / A 11 4 9.67 7 3 6.00 8 2 7.33 4 6 2.00 7 6 5.00 13 2 12.33 50.00 23.00 42.33 376.186 1381 115 31 31 10
11 165 - DİLİM İSMAİL 6 / A 12 2 11.33 5 5 3.33 10 0 10.00 5 4 3.67 6 6 4.00 11 3 10.00 49.00 20.00 42.33 369.029 1578 135 33 33 11
12 186 - SÖZER KAĞAN 6 / A 10 5 8.33 6 4 4.67 10 0 10.00 9 1 8.67 6 8 3.33 10 5 8.33 51.00 23.00 43.33 347.571 2350 252 56 56 12
13 0 - EGEMEN GÜLKAN 6 / A 9 6 7.00 6 4 4.67 9 1 8.67 6 4 4.67 8 3 7.00 9 6 7.00 47.00 24.00 39.01 345.729 2412 265 58 58 13
14 269 - ECMEL ASYA KESKİN 6 / A 10 5 8.33 4 6 2.00 8 2 7.33 4 6 2.00 8 7 5.67 10 5 8.33 44.00 31.00 33.66 343.786 2507 282 60 60 14
15 244 - DAYANAN ELİF BERFİN 6 / A 10 5 8.33 7 3 6.00 8 1 7.67 3 5 1.33 7 6 5.00 9 5 7.33 44.00 25.00 35.66 339.486 2683 313 68 68 15
16 1227 - KEREM ERYEŞİL 6 / A 10 5 8.33 7 3 6.00 9 1 8.67 6 4 4.67 6 9 3.00 9 6 7.00 47.00 28.00 37.67 332.371 2971 364 73 73 16
17 229 - KUZEY KAAN TURHAN 6 / A 13 2 12.33 6 4 4.67 8 2 7.33 5 4 3.67 6 6 4.00 5 9 2.00 43.00 27.00 34.00 327.129 3222 410 76 76 17
18 1105 - ADA EYLÜL 6 / A 11 4 9.67 7 3 6.00 7 2 6.33 5 5 3.33 5 6 3.00 7 7 4.67 42.00 27.00 33.00 321.457 3503 455 82 82 18
19 253 - SEMİH YENER 6 / A 8 5 6.33 7 3 6.00 8 2 7.33 3 7 0.67 6 7 3.67 9 5 7.33 41.00 29.00 31.33 319.029 3639 479 86 86 19
20 0 - EPÇAÇAN KEREM 6 / A 9 4 7.67 5 2 4.33 9 0 9.00 6 4 4.67 5 7 2.67 8 7 5.67 42.00 24.00 34.01 317.200 3708 493 90 90 20
21 767 - DAMLA KÜÇÜK 6 / A 10 5 8.33 4 6 2.00 9 1 8.67 5 4 3.67 6 7 3.67 3 1 2.67 37.00 24.00 29.01 304.314 4373 619 108 108 21
22 0 - YAĞMUR ALTIN 6 / A 9 6 7.00 4 6 2.00 6 3 5.00 8 2 7.33 6 8 3.33 6 9 3.00 39.00 34.00 27.66 296.643 4788 705 116 116 22
23 198 - EĞRİ DORUK 6 / A 10 5 8.33 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 8 7 5.67 3 12 -1.00 40.00 35.00 28.33 296.186 4816 714 118 118 23
24 761 - TARAKÇI YAĞIZ 6 / A 5 10 1.67 2 8 -0.67 7 3 6.00 5 5 3.33 6 9 3.00 7 2 6.33 32.00 37.00 19.66 275.229 6036 1005 143 143 24
25 987 - ALTUN BARIŞ 6 / A 9 6 7.00 5 5 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 4 11 0.33 4 11 0.33 30.00 45.00 14.99 254.243 7312 1334 181 181 25
26 1107 - ÖZTÜRK CEMRE 6 / A 7 8 4.33 3 7 0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 5 10 1.67 4 11 0.33 29.00 46.00 13.67 246.657 7764 1459 192 192 26
27 1097 - YİĞİT EROĞLU 6 / A 5 10 1.67 3 6 1.00 3 7 0.67 6 4 4.67 2 5 0.33 3 3 2.00 22.00 35.00 10.34 231.914 8705 1738 215 215 27



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 567 yenı formul SIRALI
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 567 yenı formul Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.44 5.56 6.59 5.25 4.19 3.86 6.62 2.91 5.65 3.18 4.90 1.55 4.39 7.15 2.01 6.50 6.73 4.25 34.39 31.45 23.90 289.202
Şube Ortalaması 10.48 3.96 9.16 6.40 3.48 5.24 8.08 1.68 7.52 6.00 3.32 4.89 5.44 7.16 3.05 7.60 6.48 5.44 44.00 26.08 35.30 326.085

1 343 - SARP YASEMİN ELA 6 / B 15 0 15.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 13 2 12.33 13 2 12.33 69.00 6.00 67.00 465.686 34 2 2 2 1
2 1163 - PEÇEN ÜLKÜ 6 / B 14 1 13.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 8 4 6.67 11 2 10.33 61.00 9.00 58.00 414.300 518 30 12 12 2
3 1146 - ÇİNİCİOĞL MELİS 6 / B 13 2 12.33 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 8 3 7.00 12 3 11.00 61.00 10.00 57.66 412.357 550 34 15 15 3
4 251 - MERT KERİM KARATAŞ 6 / B 12 3 11.00 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 4 8.67 10 5 8.33 59.00 15.00 54.00 397.143 846 59 19 19 4
5 249 - ŞEN YİĞİT 6 / B 12 3 11.00 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 12 3 11.00 9 6 7.00 56.00 19.00 49.66 395.229 910 64 21 21 5
6 1209 - ANADOL EMİR 6 / B 11 3 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 6 7 3.67 13 2 12.33 57.00 15.00 52.00 385.714 1166 93 27 27 6
7 1138 - BEDİR ERDEM 6 / B 12 3 11.00 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 5 10 1.67 13 2 12.33 56.00 19.00 49.66 378.086 1349 111 30 30 7
8 1180 - EŞİYOK ZEYNEPSU 6 / B 12 2 11.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 5 6 3.00 10 5 8.33 51.00 19.00 44.66 360.914 1869 178 41 41 8
9 1169 - YÜKSEL YAĞMUR 6 / B 10 5 8.33 6 4 4.67 10 0 10.00 8 2 7.33 6 9 3.00 12 3 11.00 52.00 23.00 44.33 359.029 1931 186 45 45 9

10 1127 - DORUK EGE BALCİ 6 / B 10 5 8.33 7 3 6.00 8 2 7.33 4 6 2.00 5 10 1.67 14 1 13.67 48.00 27.00 39.00 357.157 1981 195 46 46 10
11 1125 - ÖZDEN CEYLA 6 / B 12 1 11.67 5 5 3.33 9 1 8.67 8 2 7.33 6 8 3.33 9 6 7.00 49.00 23.00 41.33 353.329 2126 217 49 49 11
12 1171 - YAREN GÜNDOĞDU 6 / B 12 2 11.33 6 4 4.67 7 1 6.67 8 1 7.67 4 7 1.67 10 3 9.00 47.00 18.00 41.01 352.871 2144 222 52 52 12
13 274 - TAYYİP ERDOĞ AN 6 / B 12 3 11.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 9 1 8.67 7 8 4.33 7 8 4.33 44.00 31.00 33.66 332.343 2982 365 74 74 13
14 1129 - DİLİM EMİRALİ 6 / B 13 2 12.33 5 5 3.33 8 2 7.33 3 4 1.67 2 2 1.33 6 8 3.33 37.00 23.00 29.32 314.700 3882 528 94 94 14
15 1178 - AŞÇIĞLU Z EYNEP 6 / B 12 2 11.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 5 9 2.00 4 11 0.33 45.00 28.00 35.65 309.471 4151 581 103 103 15
16 611 - ÇALIŞKANNMEHMET AKİ 6 / B 9 3 8.00 9 1 8.67 7 3 6.00 2 7 -0.33 4 8 1.33 6 6 4.00 37.00 28.00 27.67 296.657 4782 702 115 115 16
17 1162 - ÇIPA UMUT 6 / B 11 4 9.67 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 3 4 1.67 3 11 -0.67 38.00 28.00 28.67 286.686 5328 823 128 128 17
18 1166 - YAĞMUR KAYMAK 6 / B 8 7 5.67 6 4 4.67 7 3 6.00 5 5 3.33 6 5 4.33 4 11 0.33 36.00 35.00 24.33 279.029 5792 935 138 138 18
19 1128 - SAVRAN ECRİN 6 / B 9 6 7.00 7 3 6.00 4 6 2.00 9 1 8.67 2 13 -2.33 7 8 4.33 38.00 37.00 25.67 275.243 6029 1002 142 142 19
20 697 - ÇİKAY KEREM 6 / B 9 3 8.00 4 4 2.67 6 2 5.33 0 2 -0.67 2 5 0.33 3 3 2.00 24.00 19.00 17.66 269.500 6359 1088 152 152 20
21 1149 - MEMET YAŞAR 6 / B 10 4 8.67 8 1 7.67 6 2 5.33 1 6 -1.00 5 10 1.67 1 10 -2.33 31.00 33.00 20.01 262.914 6736 1195 163 163 21
22 1173 - ÇAPKIN YUSUF ALİ 6 / B 7 7 4.67 3 7 0.67 7 3 6.00 3 6 1.00 4 11 0.33 5 9 2.00 29.00 43.00 14.67 250.957 7470 1374 187 187 22
23 1112 - ALEYNA ÇAKIR 6 / B 7 8 4.33 7 3 6.00 7 3 6.00 3 7 0.67 1 8 -1.67 4 11 0.33 29.00 40.00 15.66 235.186 8533 1697 207 207 23
24 1182 - ÇALIŞKAN ELİF EYLÜL 6 / B 9 6 7.00 4 6 2.00 7 3 6.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 2 13 -2.33 28.00 47.00 12.34 233.357 8602 1710 212 212 24
25 1143 - EREN KAYRA ERBAY 6 / B 1 14 -3.67 2 8 -0.67 8 2 7.33 1 9 -2.00 4 11 0.33 2 13 -2.33 18.00 57.00 -1.01 174.257 11172 2568 286 286 25
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 567 yenı formul Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.44 5.56 6.59 5.25 4.19 3.86 6.62 2.91 5.65 3.18 4.90 1.55 4.39 7.15 2.01 6.50 6.73 4.25 34.39 31.45 23.90 289.202
Şube Ortalaması 11.23 3.38 10.10 6.19 3.62 4.99 7.77 1.88 7.14 5.88 3.23 4.81 7.19 5.42 5.39 9.35 4.73 7.77 47.62 22.27 40.19 357.094

1 1295 - METE KAAN KOÇ 6 / C 13 2 12.33 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 11 3 10.00 15 0 15.00 65.00 9.00 61.99 448.543 114 7 4 4 1
2 1194 - ALİCAN EKSER 6 / C 14 1 13.67 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 11 4 9.67 13 2 12.33 62.00 13.00 57.67 435.257 216 14 6 6 2
3 1191 - YILMAZ AHMET CAN 6 / C 13 2 12.33 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 11 1 10.67 13 2 12.33 62.00 10.00 58.66 435.214 225 15 7 7 3
4 1249 - SARI ŞEVVAL NİSA 6 / C 13 2 12.33 8 2 7.33 9 0 9.00 6 3 5.00 11 4 9.67 14 1 13.67 61.00 12.00 57.00 434.300 229 16 8 8 4
5 1200 - AYAZ BURAK 6 / C 13 2 12.33 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 9 5 7.33 15 0 15.00 62.00 12.00 57.99 431.386 276 19 10 10 5
6 1196 - AZRA BEDİRR 6 / C 14 1 13.67 7 2 6.33 8 2 7.33 7 3 6.00 11 4 9.67 12 3 11.00 59.00 15.00 54.00 424.314 349 24 11 11 6
7 1262 - AYDEMİR NEVA 6 / C 12 3 11.00 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 11 4 9.67 12 3 11.00 57.00 18.00 51.00 408.586 607 39 16 16 7
8 1243 - AYDEMİR ÖMER 6 / C 12 3 11.00 6 4 4.67 9 1 8.67 7 3 6.00 11 4 9.67 10 5 8.33 55.00 20.00 48.34 393.343 967 71 24 24 8
9 620 - YILDIRIM EMRE 6 / C 12 3 11.00 6 4 4.67 9 1 8.67 7 3 6.00 11 4 9.67 10 5 8.33 55.00 20.00 48.34 393.343 967 71 24 24 8

10 380 - YILDIRIM HİLMİ 6 / C 12 1 11.67 8 1 7.67 10 0 10.00 6 2 5.33 4 4 2.67 11 4 9.67 51.00 12.00 47.01 370.057 1541 132 32 32 10
11 1197 - BEYZA ÖZEN 6 / C 12 3 11.00 6 4 4.67 8 2 7.33 9 1 8.67 7 6 5.00 10 5 8.33 52.00 21.00 45.00 368.557 1603 140 35 35 11
12 189 - UMREHAN YILDIRIM 6 / C 8 6 6.00 3 6 1.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 3 9.00 10 5 8.33 49.00 22.00 41.67 359.514 1906 182 44 44 12
13 1218 - MELEK ÇELİK 6 / C 13 2 12.33 7 3 6.00 3 7 0.67 8 2 7.33 11 4 9.67 4 11 0.33 46.00 29.00 36.33 347.600 2338 251 55 55 13
14 234 - ADEMMERTÖZ AA 6 / C 13 2 12.33 8 2 7.33 10 0 10.00 2 6 0.00 6 8 3.33 8 7 5.67 47.00 25.00 38.66 346.643 2380 259 57 57 14
15 194 - YILDIRIM İ *YDA 6 / C 13 2 12.33 6 4 4.67 8 2 7.33 4 5 2.33 3 7 0.67 10 5 8.33 44.00 25.00 35.66 342.357 2567 291 62 62 15
16 1214 - ŞEKER ERKUT 6 / C 11 4 9.67 5 5 3.33 7 3 6.00 3 7 0.67 5 10 1.67 12 3 11.00 43.00 32.00 32.34 341.943 2574 293 63 63 16
17 1254 - BAŞARAN YAĞMUR 6 / C 10 4 8.67 5 5 3.33 6 3 5.00 4 6 2.00 4 6 2.00 12 3 11.00 41.00 27.00 32.00 338.586 2703 316 69 69 17
18 1203 - KARLI ÇAĞAN 6 / C 12 3 11.00 4 6 2.00 5 5 3.33 10 0 10.00 8 7 5.67 5 10 1.67 44.00 31.00 33.67 326.700 3234 411 77 77 18
19 265 - ULAŞ ZEYNEP ASUDE 6 / C 13 2 12.33 5 5 3.33 9 1 8.67 5 3 4.00 5 10 1.67 6 8 3.33 43.00 29.00 33.33 321.886 3497 454 81 81 19
20 1261 - AĞCA HALE 6 / C 10 1 9.67 6 3 5.00 7 1 6.67 0 0 0.00 4 3 3.00 6 6 4.00 33.00 14.00 28.34 311.929 3989 549 96 96 20
21 1201 - TUHÇU ÇFYLJN 6 / C 9 6 7.00 5 5 3.33 8 2 7.33 7 3 6.00 6 9 3.00 6 8 3.33 41.00 33.00 29.99 299.971 4626 671 112 112 21
22 1192 - ABAYALİ 6 / C 8 6 6.00 5 4 3.67 8 2 7.33 8 2 7.33 1 0 1.00 7 7 4.67 37.00 21.00 30.00 292.871 4994 749 122 122 22
23 1259 - ZEYNEP TAŞKIRAN 6 / C 8 6 6.00 6 4 4.67 7 3 6.00 8 2 7.33 3 4 1.67 5 5 3.33 37.00 24.00 29.00 288.571 5229 804 127 127 23
24 1231 - ŞENTÜRK NEHİR 6 / C 11 4 9.67 5 5 3.33 6 4 4.67 1 7 -1.33 2 13 -2.33 7 5 5.33 32.00 38.00 19.34 281.929 5599 880 133 133 24
25 1205 - POLATCAN ECE 6 / C 8 7 5.67 6 4 4.67 3 3 2.00 1 6 -1.00 6 7 3.67 5 6 3.00 29.00 33.00 18.01 278.614 5807 940 139 139 25
26 1247 - KÜÇÜK ÖMERKUZEY 6 / C 5 10 1.67 6 4 4.67 8 1 7.67 2 8 -0.67 5 7 2.67 5 4 3.67 31.00 34.00 19.68 262.443 6748 1198 164 164 26
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.44 5.56 6.59 5.25 4.19 3.86 6.62 2.91 5.65 3.18 4.90 1.55 4.39 7.15 2.01 6.50 6.73 4.25 34.39 31.45 23.90 289.202
Şube Ortalaması 6.58 7.48 4.09 4.26 5.48 2.43 5.94 3.97 4.61 2.94 6.13 0.89 3.61 8.55 0.76 5.00 8.97 2.01 28.32 40.58 14.80 250.539

1 587 - BERAT KALKAN 6 / D 11 4 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 4 4 2.67 5 4 3.67 11 4 9.67 49.00 18.00 43.02 360.071 1878 180 42 42 1
2 595 - ALARA ÖZCAN 6 / D 11 2 10.33 6 2 5.33 9 0 9.00 8 0 8.00 4 4 2.67 10 5 8.33 48.00 13.00 43.66 353.786 2112 216 48 48 2
3 905 - EMİR TÜRKÇE 6 / D 11 4 9.67 7 3 6.00 9 1 8.67 3 7 0.67 5 5 3.33 10 5 8.33 45.00 25.00 36.67 343.800 2505 281 59 59 3
4 581 - ZEYNEP ARAS 6 / D 12 2 11.33 8 2 7.33 9 1 8.67 3 6 1.00 5 7 2.67 8 6 6.00 45.00 24.00 37.00 338.571 2710 317 70 70 4
5 1465 - YUSUF YILDIRIM 6 / D 10 5 8.33 7 3 6.00 9 1 8.67 3 7 0.67 3 12 -1.00 12 3 11.00 44.00 31.00 33.67 326.657 3251 416 78 78 5
6 1522 - ESMA ULUHATUN 6 / D 11 4 9.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 8 7 5.67 7 8 4.33 36.00 39.00 23.00 317.157 3718 494 91 91 6
7 601 - ELİF DOGAN 6 / D 8 6 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 5 4 3.67 1 6 -1.00 10 2 9.33 38.00 24.00 30.00 304.271 4388 622 109 109 7
8 1064 - YUSUF HAMZA ÖNEL 6 / D 9 5 7.33 6 4 4.67 10 0 10.00 3 7 0.67 0 0 0.00 8 7 5.67 36.00 23.00 28.34 296.200 4810 712 117 117 8
9 1620 - YİĞİT EMRE BULUT 6 / D 7 7 4.67 6 4 4.67 8 1 7.67 0 6 -2.00 4 7 1.67 8 6 6.00 33.00 31.00 22.68 285.286 5409 841 129 129 9

10 696 - HAYAL ŞİMAL KALKAN 6 / D 9 3 8.00 6 3 5.00 9 1 8.67 4 6 2.00 3 7 0.67 5 8 2.33 36.00 28.00 26.67 285.243 5416 844 130 130 10
11 175 - BARIŞ ASLAN 6 / D 5 5 3.33 8 2 7.33 9 1 8.67 2 3 1.00 1 5 -0.67 6 4 4.67 31.00 20.00 24.33 266.171 6552 1142 158 158 11
12 1066 - NİSANUR SAMAST 6 / D 9 6 7.00 3 7 0.67 8 2 7.33 3 7 0.67 6 9 3.00 3 12 -1.00 32.00 43.00 17.67 263.814 6685 1178 162 162 12
13 152 - BERKAY EVCİ 6 / D 7 8 4.33 7 3 6.00 6 4 4.67 3 7 0.67 7 8 4.33 3 12 -1.00 33.00 42.00 19.00 259.971 6928 1242 170 170 13
14 143 - FATMANUR YILMAZ 6 / D 8 5 6.33 4 4 2.67 6 4 4.67 2 3 1.00 1 6 -1.00 5 7 2.67 26.00 29.00 16.34 257.629 7075 1282 174 174 14
15 740 - CANSU ÜNSAL 6 / D 9 6 7.00 3 7 0.67 8 2 7.33 3 7 0.67 4 11 0.33 3 12 -1.00 30.00 45.00 15.00 248.557 7641 1419 190 190 15
16 1393 - SEYFETTİN ALHAMAD 6 / D 4 11 0.33 0 10 -3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 9 3.00 6 9 3.00 22.00 53.00 4.33 233.314 8635 1722 214 214 16
17 276 - ESAT GÖZTOK 6 / D 4 1 3.67 6 3 5.00 8 1 7.67 1 0 1.00 4 10 0.67 2 13 -2.33 25.00 28.00 15.68 231.014 8789 1769 217 217 17
18 1063 - HALİL ÇINAR TOPARLA 6 / D 6 7 3.67 5 4 3.67 4 6 2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 24.00 10.01 230.029 8830 1778 218 218 18
19 1688 - BEDRİYEYEALSALEH 6 / D 6 9 3.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 5 10 1.67 22.00 53.00 4.33 227.614 9026 1837 223 223 19
20 1067 - YASMİN SAMAST 6 / D 4 11 0.33 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 9 3.00 4 11 0.33 23.00 52.00 5.66 223.771 9265 1917 228 228 20
21 792 - HAYAT İBRAHİM 6 / D 3 12 -1.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 9 3.00 4 11 0.33 21.00 54.00 2.99 214.257 9804 2098 238 238 21
22 1020 - RÜMEYSA ACAR 6 / D 7 8 4.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 3 12 -1.00 18.00 57.00 -1.01 208.543 10111 2196 246 246 22
23 790 - EGE ŞE O 6 / D 5 10 1.67 7 3 6.00 5 5 3.33 0 10 -3.33 1 14 -3.67 4 11 0.33 22.00 53.00 4.33 199.029 10524 2330 255 255 23
24 1383 - EMİR CAN 6 / D 4 11 0.33 0 10 -3.33 3 7 0.67 4 6 2.00 5 10 1.67 2 13 -2.33 18.00 57.00 -0.99 197.171 10571 2337 256 256 24
25 870 - BELİNAY KÖSTEK 6 / D 3 12 -1.00 3 6 1.00 4 6 2.00 4 6 2.00 3 11 -0.67 3 11 -0.67 20.00 52.00 2.66 193.771 10722 2388 264 264 25
26 1 - S**L*I*N 6 / D 2 13 -2.33 5 5 3.33 7 3 6.00 4 6 2.00 4 11 0.33 2 13 -2.33 24.00 51.00 7.00 191.443 10807 2424 267 267 26
27 1713 - HAMİD JUONEH 6 / D 2 13 -2.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 3 12 -1.00 4 11 0.33 19.00 56.00 0.33 187.614 10918 2462 271 271 27
28 1619 - EMİN YILMAZ 6 / D 2 12 -2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 10 1.67 2 12 -2.00 15.00 58.00 -4.33 183.829 10995 2494 274 274 28
29 1423 - ZEYNEPHAMİDİ 6 / D 4 11 0.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 2 13 -2.33 2 13 -2.33 18.00 57.00 -1.00 180.014 11069 2517 276 276 29
30 744 - EMİRHAN SIGIRTA 6 / D 5 10 1.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 12 -1.00 1 14 -3.67 15.00 60.00 -5.00 180.000 11073 2519 277 277 30
31 116 - SULTAN ÖZKAN 6 / D 6 9 3.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 0 14 -4.67 2 13 -2.33 16.00 58.00 -3.33 178.100 11109 2534 280 280 31



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 567 yenı formul SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 6.Sınıf KDS-6 11295 2609 289 289

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 567 yenı formul Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.44 5.56 6.59 5.25 4.19 3.86 6.62 2.91 5.65 3.18 4.90 1.55 4.39 7.15 2.01 6.50 6.73 4.25 34.39 31.45 23.90 289.202
Şube Ortalaması 7.36 6.27 5.27 4.77 4.82 3.17 5.50 4.27 4.08 2.45 4.73 0.88 3.18 7.50 0.68 4.77 7.50 2.27 28.05 35.09 16.35 258.619

1 35 - HAMZA EY EN 6 / E 14 1 13.67 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 8 7 5.67 13 2 12.33 60.00 15.00 55.00 414.300 518 30 12 12 1
2 1621 - CEYHAN MUSHAB 6 / E 14 1 13.67 10 0 10.00 9 1 8.67 5 5 3.33 4 10 0.67 11 4 9.67 53.00 21.00 46.01 368.629 1584 138 34 34 2
3 515 - ÇELİK EREN 6 / E 11 1 10.67 8 2 7.33 10 0 10.00 7 2 6.33 5 8 2.33 10 2 9.33 51.00 15.00 45.99 361.400 1851 177 40 40 3
4 1431 - KURTULUŞ İREM 6 / E 11 4 9.67 8 2 7.33 8 2 7.33 0 7 -2.33 7 3 6.00 9 2 8.33 43.00 20.00 36.33 354.757 2086 212 47 47 4
5 1528 - BALKIR BEDİRHAN 6 / E 8 7 5.67 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 6 9 3.00 8 7 5.67 36.00 39.00 23.00 294.314 4909 734 121 121 5
6 692 - OKZ ÜMRA 6 / E 10 4 8.67 5 2 4.33 8 0 8.00 0 7 -2.33 5 4 3.67 3 7 0.67 31.00 24.00 23.01 288.629 5212 800 126 126 6
7 1472 - DEŞEN EZEL 6 / E 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 1 3 0.00 3 7 0.67 5 6 3.00 31.00 24.00 23.00 280.000 5708 911 137 137 7
8 751 - TAŞPINAR MUHAMMED 6 / E 10 5 8.33 6 4 4.67 8 2 7.33 0 0 0.00 0 0 0.00 4 5 2.33 28.00 16.00 22.66 278.057 5846 952 141 141 8
9 602 - ÇELEBİ ÇINAR 6 / E 10 5 8.33 4 6 2.00 7 3 6.00 0 0 0.00 2 10 -1.33 5 10 1.67 28.00 34.00 16.67 260.971 6846 1220 166 166 9

10 606 - OTÇU ECE 6 / E 6 8 3.33 4 4 2.67 9 1 8.67 2 7 -0.33 2 3 1.00 3 5 1.33 26.00 28.00 16.67 248.071 7679 1432 191 191 10
11 604 - ESEN FERHAT DORUK 6 / E 6 9 3.00 6 3 5.00 4 5 2.33 4 5 2.33 2 10 -1.33 6 9 3.00 28.00 41.00 14.33 240.486 8170 1590 198 198 11
12 1499 - ALPTEKİN BERRANUR 6 / E 9 5 7.33 4 6 2.00 5 4 3.67 2 8 -0.67 4 10 0.67 2 13 -2.33 26.00 46.00 10.67 239.543 8200 1596 199 199 12
13 136 - AĞCA ABOAYŞE 6 / E 6 9 3.00 4 6 2.00 7 3 6.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 5 10 1.67 22.00 29.00 12.34 236.229 8426 1667 204 204 13
14 796 - ASLAN NİSAN DURU 6 / E 8 4 6.67 4 4 2.67 5 4 3.67 0 8 -2.67 3 8 0.33 2 11 -1.67 22.00 39.00 9.00 235.700 8461 1675 205 205 14
15 80 - YALÇINKAYA ESMA 6 / E 7 7 4.67 3 7 0.67 3 7 0.67 1 4 -0.33 1 3 0.00 1 0 1.00 16.00 28.00 6.68 233.843 8570 1706 210 210 15
16 1189 - TVİNİ JURİ 6 / E 1 0 1.00 3 7 0.67 4 6 2.00 8 2 7.33 3 12 -1.00 4 11 0.33 23.00 38.00 10.33 216.171 9688 2061 236 236 16
17 942 - TÜRKMEN SARE ECRİN 6 / E 6 9 3.00 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 3 12 -1.00 22.00 53.00 4.34 210.486 9979 2150 242 242 17
18 1329 - GÖREN BURAK 6 / E 4 10 0.67 3 6 1.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 24.00 1.00 204.300 10289 2258 254 254 18
19 1689 - HAMZA BETÜL 6 / E 4 11 0.33 4 6 2.00 0 10 -3.33 2 8 -0.67 4 11 0.33 3 12 -1.00 17.00 58.00 -2.34 195.200 10693 2383 263 263 19
20 0 - VAKAS AHMED 6 / E 4 11 0.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 14.00 61.00 -6.34 189.486 10880 2451 270 270 20
21 1403 - ELİF ALHAMUT 6 / E 3 12 -1.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 1 14 -3.67 3 12 -1.00 19.00 56.00 0.32 176.157 11151 2559 285 285 21
22 1428 - CANTÜRK MERT EFE 6 / E 2 13 -2.33 3 7 0.67 0 10 -3.33 2 8 -0.67 3 12 -1.00 2 13 -2.33 12.00 63.00 -8.99 162.900 11252 2594 288 288 22



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 567 yenı formul SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 6.Sınıf KDS-6 11295 2609 289 289

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 567 yenı formul Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.44 5.56 6.59 5.25 4.19 3.86 6.62 2.91 5.65 3.18 4.90 1.55 4.39 7.15 2.01 6.50 6.73 4.25 34.39 31.45 23.90 289.202
Şube Ortalaması 7.08 7.29 4.65 3.88 5.67 1.99 4.96 4.21 3.56 3.50 5.46 1.68 2.96 9.25 -0.12 4.21 9.08 1.18 26.58 40.96 12.93 242.941

1 1353 - ÖMER FARUK ÇELİK 6 / F 13 2 12.33 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 8 7 5.67 6 9 3.00 52.00 23.00 44.33 353.329 2126 217 49 49 1
2 1545 - CHİKOFTE REİS 6 / F 13 2 12.33 8 2 7.33 10 0 10.00 6 4 4.67 7 8 4.33 6 9 3.00 50.00 25.00 41.66 343.771 2515 285 61 61 2
3 714 - ÖRGEN EYMEN 6 / F 9 5 7.33 5 5 3.33 10 0 10.00 9 1 8.67 4 5 2.33 6 5 4.33 43.00 21.00 35.99 311.371 4057 562 99 99 3
4 950 - SOSİSLİREİSŞAR 6 / F 12 2 11.33 6 3 5.00 5 5 3.33 2 0 2.00 3 6 1.00 6 7 3.67 34.00 23.00 26.33 306.186 4289 600 105 105 4
5 1367 - YAREN DAYIOĞLU 6 / F 9 4 7.67 2 8 -0.67 7 2 6.33 10 0 10.00 2 4 0.67 7 7 4.67 37.00 25.00 28.67 296.714 4773 701 114 114 5
6 757 - ESMA UMUT ŞEVKAY 6 / F 12 1 11.67 2 3 1.00 6 0 6.00 5 1 4.67 1 3 0.00 1 0 1.00 27.00 8.00 24.34 289.071 5192 795 125 125 6
7 798 - DÖNER R İS 6 / F 11 4 9.67 5 5 3.33 8 2 7.33 4 6 2.00 1 2 0.33 5 10 1.67 34.00 29.00 24.33 284.771 5444 847 131 131 7
8 1474 - UĞUR İNCEOĞLU 6 / F 7 6 5.00 8 2 7.33 9 0 9.00 4 5 2.33 5 10 1.67 6 9 3.00 39.00 32.00 28.33 281.914 5601 881 134 134 8
9 1437 - LAHMACUN REİS 6 / F 12 3 11.00 5 5 3.33 4 1 3.67 4 6 2.00 2 10 -1.33 0 0 0.00 27.00 25.00 18.67 268.114 6427 1107 155 155 9

10 672 - MELİKE AKÇA 6 / F 12 3 11.00 3 7 0.67 8 2 7.33 1 9 -2.00 4 11 0.33 2 12 -2.00 30.00 44.00 15.33 261.886 6815 1213 165 165 10
11 1311 - ALİHAN KORKUT 6 / F 8 7 5.67 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 3 12 -1.00 2 13 -2.33 32.00 43.00 17.67 235.271 8475 1680 206 206 11
12 760 - İSKENDER REİS 6 / F 6 6 4.00 4 6 2.00 8 2 7.33 0 5 -1.67 1 6 -1.00 4 11 0.33 23.00 36.00 10.99 229.971 8840 1779 219 219 12
13 1 - ÇAĞLA KURT 6 / F 5 10 1.67 3 7 0.67 2 7 -0.33 3 7 0.67 3 12 -1.00 6 9 3.00 22.00 52.00 4.68 222.414 9302 1930 229 229 13
14 1396 - ABDULKERİM HARBOAZA 6 / F 5 10 1.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 6 9 3.00 23.00 52.00 5.68 218.143 9550 2014 233 233 14
15 1335 - YAĞMUR KARACA 6 / F 4 11 0.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 1 14 -3.67 8 7 5.67 21.00 54.00 3.00 214.271 9789 2094 237 237 15
16 1028 - MİRA PELİNŞŞAHİN 6 / F 3 12 -1.00 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 25.00 50.00 8.33 210.443 10024 2167 243 243 16
17 1549 - LALE TÜRKEL 6 / F 5 10 1.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 12 -1.00 3 12 -1.00 17.00 58.00 -2.33 195.257 10651 2367 259 259 17
18 0 - A * MLU VNM D H A 6 / F 5 10 1.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 11 0.33 2 12 -2.00 16.00 58.00 -3.34 195.229 10678 2376 262 262 18
19 702 - ZEYNEP CÖMERT 6 / F 4 11 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 4 11 0.33 19.00 56.00 0.34 193.329 10749 2401 265 265 19
20 1722 - ÖMER KANAVATİ 6 / F 4 10 0.67 3 7 0.67 1 8 -1.67 0 10 -3.33 3 10 -0.33 3 11 -0.67 14.00 56.00 -4.66 191.929 10789 2416 266 266 20
21 648 - MİDYE REİS 6 / F 3 9 0.00 1 4 -0.33 1 3 0.00 3 2 2.33 0 5 -1.67 3 10 -0.33 11.00 33.00 0.00 191.429 10813 2428 268 268 21
22 1405 - HANAN ALHAMOU 6 / F 2 13 -2.33 0 10 -3.33 0 9 -3.00 2 6 0.00 3 12 -1.00 5 10 1.67 12.00 60.00 -7.99 181.471 11047 2510 275 275 22
23 1632 - NURSEL OT 6 / F 2 13 -2.33 5 5 3.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 13 -2.33 4 11 0.33 17.00 58.00 -2.33 178.114 11104 2532 279 279 23
24 0 - JUDİ MİRAY 6 / F 4 11 0.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 12 -1.00 2 13 -2.33 13.00 62.00 -7.67 176.186 11146 2557 284 284 24



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 567 yenı formul SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 6.Sınıf KDS-6 11295 2609 289 289

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 567 yenı formul Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.44 5.56 6.59 5.25 4.19 3.86 6.62 2.91 5.65 3.18 4.90 1.55 4.39 7.15 2.01 6.50 6.73 4.25 34.39 31.45 23.90 289.202
Şube Ortalaması 7.50 7.00 5.17 4.62 5.06 2.94 5.12 4.62 3.58 3.19 5.56 1.33 3.94 8.94 0.96 4.62 8.12 1.92 29.00 39.31 15.90 257.181

1 802 - NİSA NEHİR ÖZDEMİR 6 / G 10 4 8.67 6 4 4.67 10 0 10.00 5 4 3.67 5 4 3.67 12 3 11.00 48.00 19.00 41.68 359.571 1893 181 43 43 1
2 647 - BURÇİN APTİKADİR 6 / G 11 4 9.67 7 2 6.33 7 3 6.00 8 2 7.33 5 7 2.67 6 7 3.67 44.00 25.00 35.67 319.571 3595 473 85 85 2
3 367 - BAGERBAYSAL 6 / G 13 2 12.33 8 2 7.33 7 3 6.00 6 2 5.33 1 9 -2.00 8 7 5.67 43.00 25.00 34.66 318.086 3677 488 89 89 3
4 14 - HATİCE NUR AYAN 6 / G 10 3 9.00 6 3 5.00 6 3 5.00 2 4 0.67 2 5 0.33 7 5 5.33 33.00 23.00 25.33 299.014 4670 679 113 113 4
5 1296 - BARAN CAN OR* 6 / G 10 2 9.33 3 5 1.33 3 4 1.67 4 5 2.33 3 12 -1.00 7 3 6.00 30.00 31.00 19.66 289.500 5182 789 123 123 5
6 1340 - ERVA MİNA YÜKSEL 6 / G 9 5 7.33 3 7 0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 7 6 5.00 3 12 -1.00 32.00 40.00 18.66 275.214 6044 1008 144 144 6
7 639 - BEYZA NUR EŞİTER 6 / G 10 5 8.33 7 2 6.33 6 4 4.67 0 9 -3.00 5 10 1.67 3 7 0.67 31.00 37.00 18.67 272.400 6180 1045 150 150 7
8 0 - ELÇİN DENİZ KARAKUŞ 6 / G 8 6 6.00 5 5 3.33 7 3 6.00 5 4 3.67 5 7 2.67 4 10 0.67 34.00 35.00 22.34 271.943 6197 1051 151 151 8
9 345 - BERRAK ÖYKÜ GÜRBÜZ 6 / G 8 7 5.67 6 4 4.67 6 4 4.67 4 6 2.00 4 10 0.67 4 9 1.00 32.00 40.00 18.68 258.143 7002 1259 171 171 9

10 967 - KAMİL AŞKIN 6 / G 9 6 7.00 7 3 6.00 8 2 7.33 0 0 0.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 26.00 19.00 19.66 255.214 7220 1317 180 180 10
11 224 - MUHAMMED CAN GASIML 6 / G 6 9 3.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 6 9 3.00 1 13 -3.33 23.00 51.00 6.00 220.014 9441 1979 231 231 11
12 1370 - DİYAP MUHAMMED 6 / G 4 11 0.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 0 10 -3.33 5 10 1.67 5 10 1.67 16.00 59.00 -3.66 210.500 9971 2147 241 241 12
13 76 - MUSTAFA EMİR ÖZDEMİ 6 / G 5 10 1.67 3 7 0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 12 -2.00 4 11 0.33 22.00 52.00 4.67 206.671 10167 2217 248 248 13
14 1695 - HATİCE ALKADDUR 6 / G 3 12 -1.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 10 1.67 3 12 -1.00 17.00 58.00 -2.33 195.257 10651 2367 259 259 14
15 411 - SEDAT YUSUF GÜVENÇ 6 / G 1 14 -3.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 4 9 1.00 16.00 57.00 -3.01 185.671 10972 2484 272 272 15
16 1525 - ARDA HÜNER 6 / G 3 12 -1.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 3 12 -1.00 17.00 58.00 -2.32 178.129 11101 2531 278 278 16



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 567 yenı formul SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 6.Sınıf KDS-6 11295 2609 289 289

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 567 yenı formul Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.44 5.56 6.59 5.25 4.19 3.86 6.62 2.91 5.65 3.18 4.90 1.55 4.39 7.15 2.01 6.50 6.73 4.25 34.39 31.45 23.90 289.202
Şube Ortalaması 8.00 6.61 5.80 4.65 5.16 2.92 5.97 3.87 4.68 2.97 5.10 1.27 3.03 6.58 0.84 5.87 7.19 3.47 30.48 34.52 18.98 270.432

1 600 - GÜNDOĞDU ECRİN 6 / H 12 3 11.00 9 0 9.00 10 0 10.00 5 3 4.00 5 4 3.67 14 1 13.67 55.00 11.00 51.34 394.800 928 65 22 22 1
2 390 - BUĞDAYCI ÖMERAKİF 6 / H 14 1 13.67 8 2 7.33 10 0 10.00 5 5 3.33 8 4 6.67 10 5 8.33 55.00 17.00 49.33 393.343 967 71 24 24 2
3 973 - ALPER YURTSEVEN 6 / H 12 3 11.00 8 2 7.33 7 3 6.00 3 7 0.67 2 2 1.33 12 3 11.00 44.00 20.00 37.33 353.314 2132 220 51 51 3
4 1278 - TARIM ÖMER ASAF 6 / H 11 4 9.67 4 6 2.00 9 1 8.67 3 7 0.67 9 3 8.00 7 8 4.33 43.00 29.00 33.34 341.914 2581 295 65 65 4
5 590 - ALALI YAKUP 6 / H 12 1 11.67 6 4 4.67 6 4 4.67 2 1 1.67 6 4 4.67 7 6 5.00 39.00 20.00 32.35 337.671 2761 326 72 72 5
6 312 - ÜNAL ARDA EMİR 6 / H 13 2 12.33 6 4 4.67 7 3 6.00 8 2 7.33 4 11 0.33 8 7 5.67 46.00 29.00 36.33 330.457 3072 379 75 75 6
7 1312 - TAŞCI ZEYNEP 6 / H 10 5 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 3 7 0.67 4 11 0.33 11 4 9.67 41.00 34.00 29.67 320.943 3548 461 83 83 7
8 1642 - SELİM ÖRÜN 6 / H 10 3 9.00 6 4 4.67 8 0 8.00 8 2 7.33 1 2 0.33 8 4 6.67 41.00 15.00 36.00 320.000 3581 470 84 84 8
9 1088 - ÖMER FARUK DÖNMEZ 6 / H 12 3 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 1 4 -0.33 2 10 -1.33 8 6 6.00 40.00 26.00 31.34 311.929 3989 549 96 96 9

10 0 - KURT ECRİN 6 / H 10 4 8.67 6 3 5.00 9 1 8.67 5 5 3.33 4 8 1.33 7 6 5.00 41.00 27.00 32.00 310.000 4102 569 101 101 10
11 1013 - HATİCE ÖMRÜM ÖZCAN 6 / H 13 2 12.33 7 3 6.00 9 1 8.67 5 2 4.33 0 0 0.00 1 0 1.00 35.00 8.00 32.33 303.314 4455 635 111 111 11
12 28 - YAVRUCU EYMEN 6 / H 8 5 6.33 5 5 3.33 10 0 10.00 1 2 0.33 0 0 0.00 5 5 3.33 29.00 17.00 23.32 274.714 6084 1021 147 147 12
13 719 - BERATKARAGÖL 6 / H 8 7 5.67 5 5 3.33 8 2 7.33 6 4 4.67 4 11 0.33 6 9 3.00 37.00 38.00 24.33 273.329 6147 1036 148 148 13
14 741 - TAŞCI AYŞENUR 6 / H 12 3 11.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 13 -2.33 6 9 3.00 28.00 47.00 12.33 267.629 6465 1115 156 156 14
15 1055 - TUNA BURAK 6 / H 5 10 1.67 7 3 6.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 6 9 3.00 7 8 4.33 30.00 45.00 15.00 260.000 6914 1237 169 169 15
16 1343 - ÖZTÜRK BERKE 6 / H 8 7 5.67 4 6 2.00 8 2 7.33 1 4 -0.33 1 5 -0.67 5 7 2.67 27.00 31.00 16.67 256.686 7102 1286 175 175 16
17 436 - ÇEVİK SÜLEYMAN EMİR 6 / H 8 7 5.67 5 5 3.33 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 3 6 1.00 25.00 19.00 18.67 255.257 7207 1315 179 179 17
18 10800 - ZEYNEP TO UZ 6 / H 7 8 4.33 3 7 0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 7 -0.33 7 8 4.33 26.00 43.00 11.66 252.357 7412 1358 186 186 18
19 363 - ENES AVCIOĞLU 6 / H 6 9 3.00 2 8 -0.67 4 5 2.33 5 5 3.33 5 10 1.67 6 9 3.00 28.00 46.00 12.66 250.957 7470 1374 187 187 19
20 1375 - ARAS KOÇ 6 / H 7 7 4.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 6 9 3.00 5 9 2.00 23.00 50.00 6.34 250.500 7502 1382 189 189 20
21 1309 - POLATCAN EMİR 6 / H 7 8 4.33 4 6 2.00 7 3 6.00 3 7 0.67 0 0 0.00 4 11 0.33 25.00 35.00 13.33 239.014 8285 1619 201 201 21
22 1581 - KONAL EGE 6 / H 5 10 1.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 2 12 -2.00 7 8 4.33 24.00 50.00 7.33 227.614 9026 1837 223 223 22
23 1510 - ELİF ERVA İNCİLER 6 / H 5 10 1.67 3 7 0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 5 10 1.67 18.00 32.00 7.34 224.800 9166 1881 226 226 23
24 1462 - BARAN AKÇAY 6 / H 7 8 4.33 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 12 -1.00 2 8 -0.67 23.00 47.00 7.32 221.857 9384 1961 230 230 24
25 1328 - OMURTAG YAĞMUR 6 / H 5 10 1.67 3 7 0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 3 7 0.67 16.00 29.00 6.34 219.086 9504 1999 232 232 25
26 717 - KALFA FEYZA 6 / H 5 10 1.67 5 4 3.67 7 3 6.00 1 9 -2.00 1 8 -1.67 2 9 -1.00 21.00 43.00 6.67 205.243 10228 2238 250 250 26
27 1388 - MUHAMMED RIDVAN 6 / H 4 11 0.33 1 8 -1.67 6 4 4.67 4 6 2.00 6 9 3.00 1 14 -3.67 22.00 52.00 4.66 205.200 10235 2239 251 251 27
28 742 - FİDEN KIVANÇ 6 / H 2 13 -2.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 18.00 47.00 2.33 204.786 10246 2242 252 252 28
29 1442 - NEHİR USTA 6 / H 3 12 -1.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 0 10 -3.33 4 11 0.33 5 10 1.67 15.00 60.00 -5.00 197.143 10590 2340 258 258 29
30 1479 - OKUTAN ARDA ALİ 6 / H 6 9 3.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 13 -2.33 3 12 -1.00 17.00 58.00 -2.33 195.257 10651 2367 259 259 30
31 1378 - RAHAF BALALO 6 / H 1 10 -2.33 2 6 0.00 2 6 0.00 3 6 1.00 2 9 -1.00 3 8 0.33 13.00 45.00 -2.00 184.286 10986 2490 273 273 31



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 567 yenı formul SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 6.Sınıf KDS-6 11295 2609 289 289

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 567 yenı formul Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.44 5.56 6.59 5.25 4.19 3.86 6.62 2.91 5.65 3.18 4.90 1.55 4.39 7.15 2.01 6.50 6.73 4.25 34.39 31.45 23.90 289.202
Şube Ortalaması 7.16 6.96 4.84 4.68 4.92 3.04 5.72 4.08 4.36 3.32 5.68 1.43 3.28 8.32 0.51 5.76 7.88 3.13 29.92 37.84 17.31 261.071

1 623 - AZRA NUR GÜRVARDAR 6 / I 13 1 12.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 2 6.33 5 2 4.33 11 0 11.00 55.00 6.00 53.00 395.714 888 62 20 20 1
2 694 - GÖKNUR AFŞAR 6 / I 12 2 11.33 6 4 4.67 8 2 7.33 2 3 1.00 4 3 3.00 10 3 9.00 42.00 17.00 36.33 351.886 2170 228 53 53 2
3 664 - YUSUF PEKŞEN 6 / I 10 2 9.33 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 3 0 3.00 8 5 6.33 47.00 11.00 43.33 341.871 2598 299 66 66 3
4 1 - *D****M* 6 / I 9 6 7.00 8 2 7.33 8 2 7.33 4 4 2.67 2 10 -1.33 10 5 8.33 41.00 29.00 31.33 304.757 4363 616 107 107 4
5 669 - EDA ELIF MACİT 6 / I 9 6 7.00 5 5 3.33 8 2 7.33 2 8 -0.67 5 10 1.67 9 6 7.00 38.00 37.00 25.66 303.814 4419 625 110 110 5
6 208 - ELİF YAĞMUR ÇELİK 6 / I 9 6 7.00 3 7 0.67 7 3 6.00 5 5 3.33 6 9 3.00 7 8 4.33 37.00 38.00 24.33 296.171 4829 719 120 120 6
7 1604 - RAVZA AYKOL 6 / I 8 5 6.33 4 3 3.00 6 2 5.33 4 3 3.00 3 1 2.67 3 5 1.33 28.00 19.00 21.66 275.214 6044 1008 144 144 7
8 1381 - EMİR DEMİRÖZ 6 / I 7 4 5.67 4 5 2.33 5 4 3.67 3 6 1.00 2 9 -1.00 8 4 6.67 29.00 32.00 18.34 274.800 6067 1017 146 146 8
9 1349 - ERAY BAYRAMOĞLU 6 / I 6 9 3.00 6 4 4.67 4 5 2.33 4 5 2.33 5 10 1.67 8 7 5.67 33.00 40.00 19.67 272.414 6177 1044 149 149 9

10 991 - EGE DORUK AÇIKER 6 / I 8 7 5.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 5 10 1.67 5 10 1.67 30.00 45.00 15.00 260.043 6892 1229 167 167 10
11 1313 - SELİME NAZ 6 / I 7 8 4.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 0 10 -3.33 5 7 2.67 6 9 3.00 25.00 47.00 9.33 256.186 7153 1305 177 177 11
12 997 - RANA KAÇAN 6 / I 7 8 4.33 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 10 1.67 6 8 3.33 27.00 47.00 11.33 256.171 7164 1308 178 178 12
13 1350 - S EDE OFLUOĞLU 6 / I 9 2 8.33 4 2 3.33 9 1 8.67 0 7 -2.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 26.00 28.00 16.67 253.814 7326 1337 182 182 13
14 348 - YAŞAR CAMGÖZ 6 / I 5 10 1.67 6 3 5.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 7 8 4.33 5 10 1.67 29.00 45.00 14.00 252.871 7354 1342 184 184 14
15 721 - HASANOĞLU BERFİN 6 / I 8 7 5.67 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 10 -0.33 5 7 2.67 27.00 43.00 12.68 252.443 7371 1347 185 185 15
16 650 - YASİNYILDIZ 6 / I 6 8 3.33 7 3 6.00 5 4 3.67 2 5 0.33 1 7 -1.33 5 7 2.67 26.00 34.00 14.67 240.971 8122 1572 197 197 16
17 1589 - BERAT UMUT ÖZGÜL 6 / I 8 6 6.00 5 5 3.33 8 2 7.33 2 8 -0.67 0 15 -5.00 6 9 3.00 29.00 45.00 13.99 237.129 8389 1652 203 203 17
18 1463 - EMİRHAN ÇELENK 6 / I 6 8 3.33 3 6 1.00 5 5 3.33 2 7 -0.33 3 12 -1.00 5 7 2.67 24.00 45.00 9.00 234.286 8554 1704 209 209 18
19 836 - ECRİN KÖK 6 / I 8 7 5.67 10 0 10.00 7 3 6.00 3 7 0.67 0 15 -5.00 4 11 0.33 32.00 43.00 17.67 229.529 8878 1793 220 220 19
20 1002 - ÖVGÜ ECE RESSAM 6 / I 5 10 1.67 4 6 2.00 8 2 7.33 5 5 3.33 2 6 0.00 4 11 0.33 28.00 40.00 14.66 229.514 8893 1796 221 221 20
21 1624 - MUSA ÇİÇEK 6 / I 8 7 5.67 5 5 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 11 -0.67 2 13 -2.33 26.00 48.00 10.00 225.729 9110 1865 225 225 21
22 0 - * *L* * 6 / I 5 10 1.67 3 7 0.67 4 6 2.00 2 3 1.00 1 5 -0.67 3 11 -0.67 18.00 42.00 4.00 207.129 10140 2209 247 247 22
23 815 - KUL BURAK 6 / I 3 12 -1.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 8 0.33 5 10 1.67 19.00 52.00 1.67 206.671 10167 2217 248 248 23
24 723 - C MUSAB KAHYAOĞLU 6 / I 1 10 -2.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 3 11 -0.67 5 10 1.67 19.00 51.00 2.00 197.157 10578 2338 257 257 24
25 17 - MERVAMİRAY 6 / I 2 13 -2.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 12 -1.00 3 12 -1.00 13.00 62.00 -7.66 170.500 11198 2580 287 287 25



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 567 yenı formul SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 6.Sınıf KDS-6 11295 2609 289 289

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 567 yenı formul Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.44 5.56 6.59 5.25 4.19 3.86 6.62 2.91 5.65 3.18 4.90 1.55 4.39 7.15 2.01 6.50 6.73 4.25 34.39 31.45 23.90 289.202
Şube Ortalaması 7.64 6.50 5.48 4.29 5.07 2.60 5.75 3.89 4.45 3.14 5.71 1.24 3.21 8.04 0.54 5.32 8.46 2.50 29.36 37.68 16.80 260.472

1 1798 - BAHAR İLKER EYMEN 6 / K 12 2 11.33 4 1 3.67 10 0 10.00 8 1 7.67 6 4 4.67 13 1 12.67 53.00 9.00 50.01 394.314 934 66 23 23 1
2 677 - HALİLOVA HALİDE 6 / K 13 1 12.67 7 3 6.00 6 4 4.67 4 5 2.33 4 8 1.33 9 6 7.00 43.00 27.00 34.00 338.571 2710 317 70 70 2
3 0 - CRİSTİANO RONALDO 6 / K 9 5 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 5 5 3.33 8 5 6.33 41.00 26.00 32.32 318.986 3652 482 87 87 3
4 61648 - SÜLEYMAN YILDIZ 6 / K 10 3 9.00 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 4 5 2.33 6 9 3.00 44.00 23.00 36.33 313.314 3952 538 95 95 4
5 1517 - SENA CİGA 6 / K 12 3 11.00 6 4 4.67 9 1 8.67 5 5 3.33 4 8 1.33 6 9 3.00 42.00 30.00 32.00 311.414 4041 558 98 98 5
6 723 - KUŞDEMİR ELİF NİDA 6 / K 8 6 6.00 7 3 6.00 8 1 7.67 6 4 4.67 3 8 0.33 10 5 8.33 42.00 27.00 33.00 309.971 4113 570 102 102 6
7 0 - MAURO İCARDİ 6 / K 10 3 9.00 6 2 5.33 8 2 7.33 4 2 3.33 2 4 0.67 7 5 5.33 37.00 18.00 30.99 308.557 4177 584 104 104 7
8 1006 - SELEN UZUN 6 / K 10 3 9.00 5 1 4.67 9 1 8.67 3 7 0.67 2 3 1.00 6 8 3.33 35.00 23.00 27.34 296.186 4816 714 118 118 8
9 845 - CANSU DOĞAN 6 / K 10 3 9.00 5 4 3.67 7 2 6.33 0 2 -0.67 3 8 0.33 5 7 2.67 30.00 26.00 21.33 281.900 5605 883 135 135 9

10 1385 - BELİNAY GÜZEL 6 / K 9 6 7.00 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 6 9 3.00 6 9 3.00 32.00 43.00 17.67 280.957 5655 889 136 136 10
11 0 - ROBERTO CARLOS 6 / K 10 5 8.33 6 3 5.00 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.00 28.00 12.00 24.00 278.557 5820 943 140 140 11
12 146 - BERRA ECE TAŞGIN 6 / K 9 6 7.00 5 5 3.33 8 2 7.33 5 5 3.33 1 8 -1.67 6 8 3.33 34.00 34.00 22.65 269.471 6373 1092 153 153 12
13 1610 - NİSA BÜYÜK 6 / K 10 5 8.33 5 3 4.00 4 1 3.67 3 7 0.67 0 2 -0.67 4 7 1.67 26.00 25.00 17.67 265.229 6612 1161 160 160 13
14 1386 - ABOUBAKAR VİNCENT 6 / K 7 4 5.67 7 3 6.00 6 4 4.67 2 6 0.00 1 8 -1.67 6 4 4.67 29.00 29.00 19.34 264.786 6620 1164 161 161 14
15 1007 - GOMEZ MARİO 6 / K 7 8 4.33 4 6 2.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 5 6 3.00 4 9 1.00 29.00 40.00 15.66 258.071 7053 1278 173 173 15
16 671 - POYRAZGGÖKÇE 6 / K 6 9 3.00 6 4 4.67 6 2 5.33 4 6 2.00 6 9 3.00 4 11 0.33 32.00 41.00 18.33 253.314 7340 1339 183 183 16
17 1605 - AB*BAKAR 6 / K 7 8 4.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 7 8 4.33 3 12 -1.00 26.00 49.00 9.66 246.629 7784 1467 193 193 17
18 0 - ENNER VALENCİA 6 / K 8 7 5.67 6 4 4.67 8 2 7.33 3 7 0.67 2 13 -2.33 4 11 0.33 31.00 44.00 16.34 239.071 8241 1605 200 200 18
19 769 - ESRA YAMAN 6 / K 7 7 4.67 4 6 2.00 6 4 4.67 5 5 3.33 1 13 -3.33 5 9 2.00 28.00 44.00 13.34 233.371 8597 1709 211 211 19
20 1059 - ENES EFE KARAHAN 6 / K 8 7 5.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 25.00 50.00 8.33 233.329 8624 1716 213 213 20
21 314 - ABUZER JR 6 / K 5 10 1.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 4 10 0.67 6 9 3.00 21.00 53.00 3.34 227.657 8994 1831 222 222 21
22 0 - LİONEL MESSİ 6 / K 4 5 2.33 2 5 0.33 7 2 6.33 3 3 2.00 2 6 0.00 3 10 -0.33 21.00 31.00 10.66 223.800 9246 1908 227 227 22
23 1046 - KEVSER KIZGINYÜREK 6 / K 2 13 -2.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 7 8 4.33 5 10 1.67 20.00 55.00 1.67 218.114 9557 2015 234 234 23
24 1631 - MUSHAP KIZGINYÜREKC 6 / K 4 10 0.67 1 9 -2.00 0 10 -3.33 0 10 -3.33 2 13 -2.33 8 7 5.67 15.00 59.00 -4.65 210.543 9962 2143 240 240 24
25 1611 - RÜME*SA ASLAN 6 / K 5 10 1.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 1 8 -1.67 5 10 1.67 3 12 -1.00 18.00 56.00 -0.66 209.086 10048 2175 244 244 25
26 1671 - PYAREN CS UR 6 / K 4 11 0.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 6 1.00 1 11 -2.67 4 11 0.33 17.00 54.00 -1.01 189.943 10849 2439 269 269 26
27 1733 - SELİM YAHYA 6 / K 5 10 1.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 0 15 -5.00 14.00 61.00 -6.34 178.086 11113 2536 281 281 27
28 14200 - FATMA H MİDİ 6 / K 3 12 -1.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 0 15 -5.00 1 14 -3.67 9.00 66.00 -13.00 139.986 11290 2608 289 289 28



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 567 yenı formul SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 6.Sınıf KDS-6 11295 2609 289 289

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 567 yenı formul Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.44 5.56 6.59 5.25 4.19 3.86 6.62 2.91 5.65 3.18 4.90 1.55 4.39 7.15 2.01 6.50 6.73 4.25 34.39 31.45 23.90 289.202
Şube Ortalaması 8.71 5.74 6.79 4.94 4.74 3.36 6.68 2.97 5.69 3.65 5.18 1.92 3.06 7.12 0.69 5.94 7.03 3.60 32.97 32.76 22.05 278.976

1 689 - GÖNÜL ZEYNEP MERYEM 6 / L 11 4 9.67 8 1 7.67 9 1 8.67 5 4 3.67 6 5 4.33 11 3 10.00 50.00 18.00 44.01 365.729 1687 150 36 36 1
2 1356 - BEYAZ EMİR KUZEY 6 / L 14 1 13.67 8 2 7.33 9 1 8.67 3 6 1.00 5 8 2.33 10 5 8.33 49.00 23.00 41.33 363.314 1788 164 37 37 2
3 1355 - ÇINAR DORUK 6 / L 12 3 11.00 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 9 6 7.00 49.00 21.00 42.00 362.857 1803 168 38 38 3
4 1357 - KARTAL ÖMER 6 / L 13 2 12.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 5 8 2.33 10 5 8.33 52.00 21.00 44.99 362.800 1820 172 39 39 4
5 1212 - VAROL İZZET 6 / L 12 3 11.00 6 4 4.67 9 1 8.67 8 1 7.67 4 7 1.67 9 3 8.00 48.00 19.00 41.68 348.129 2307 248 54 54 5
6 1676 - ÇİÇEK ZEL A 6 / L 10 4 8.67 6 4 4.67 7 3 6.00 10 0 10.00 3 3 2.00 10 3 9.00 46.00 17.00 40.34 341.929 2577 294 64 64 6
7 1514 - YAZICI ELİF NAZ 6 / L 13 2 12.33 6 4 4.67 9 1 8.67 5 5 3.33 4 6 2.00 8 5 6.33 45.00 23.00 37.33 341.871 2598 299 66 66 7
8 117 - HASAN CAN ALANÇ 6 / L 13 2 12.33 7 3 6.00 9 1 8.67 6 4 4.67 2 9 -1.00 8 7 5.67 45.00 26.00 36.34 324.771 3336 432 79 79 8
9 1736 - EMİRHAN ERKAN 6 / L 11 3 10.00 7 3 6.00 10 0 10.00 3 4 1.67 3 3 2.00 7 5 5.33 41.00 18.00 35.00 324.271 3382 439 80 80 9

10 1389 - MEHMET ŞAKAR 6 / L 11 3 10.00 8 2 7.33 7 3 6.00 3 4 1.67 3 4 1.67 7 5 5.33 39.00 21.00 32.00 318.571 3661 483 88 88 10
11 1666 - TEKECİ SUKEYNA 6 / L 10 3 9.00 7 3 6.00 9 1 8.67 3 0 3.00 3 8 0.33 8 4 6.67 40.00 19.00 33.67 316.671 3762 505 92 92 11
12 787 - FİLİZ GEZİCİ 6 / L 11 3 10.00 5 4 3.67 9 0 9.00 2 7 -0.33 3 6 1.00 8 6 6.00 38.00 26.00 29.34 314.771 3871 526 93 93 12
13 1062 - KEREM GÜL 6 / L 8 7 5.67 7 3 6.00 8 2 7.33 2 5 0.33 4 6 2.00 10 5 8.33 39.00 28.00 29.66 310.943 4066 563 100 100 13
14 113 - AKAY EMİRHAN ÖCAL 6 / L 12 3 11.00 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 0 0 0.00 3 5 1.33 41.00 12.00 37.00 305.700 4320 607 106 106 14
15 684 - MUHAMMED EMİN EROĞL 6 / L 10 3 9.00 4 5 2.33 8 1 7.67 2 8 -0.67 3 6 1.00 5 5 3.33 32.00 28.00 22.66 289.500 5182 789 123 123 15
16 685 - DERE ZEYNEP 6 / L 10 5 8.33 9 1 8.67 9 1 8.67 4 4 2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 38.00 25.00 29.68 283.843 5501 862 132 132 16
17 209 - MUSTAFA TAHA SİKİ 6 / L 13 1 12.67 3 6 1.00 10 0 10.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 2 13 -2.33 33.00 40.00 19.67 268.129 6422 1106 154 154 17
18 853 - SENCER CANER OCAK 6 / L 8 5 6.33 5 3 4.00 5 4 3.67 2 5 0.33 2 5 0.33 5 6 3.00 27.00 28.00 17.66 266.629 6538 1137 157 157 18
19 945 - ÖZCAN AHMET 6 / L 8 7 5.67 3 7 0.67 9 1 8.67 3 7 0.67 5 6 3.00 3 8 0.33 31.00 36.00 19.01 265.729 6571 1146 159 159 19
20 1022 - RÜVEYDA ŞİDDE 6 / L 9 6 7.00 6 4 4.67 9 1 8.67 5 5 3.33 5 10 1.67 2 13 -2.33 36.00 39.00 23.01 260.043 6892 1229 167 167 20
21 193 - BAŞKAVAK MUHAM* EMİ 6 / L 9 6 7.00 3 7 0.67 6 4 4.67 9 1 8.67 2 13 -2.33 5 9 2.00 34.00 40.00 20.68 258.129 7006 1262 172 172 21
22 0 - ASAF TOPRAK DENİZ 6 / L 6 9 3.00 6 4 4.67 8 1 7.67 0 10 -3.33 4 11 0.33 7 8 4.33 31.00 43.00 16.67 256.643 7120 1295 176 176 22
23 852 - ASLISU KARDEŞ 6 / L 7 6 5.00 2 7 -0.33 4 5 2.33 3 3 2.00 3 7 0.67 4 8 1.33 23.00 36.00 11.00 245.714 7803 1473 194 194 23
24 1326 - TOLGAHAKTANBİLEN 6 / L 3 12 -1.00 2 8 -0.67 0 5 -1.67 2 4 0.67 4 4 2.67 8 4 6.67 19.00 37.00 6.67 245.271 7816 1478 195 195 24
25 1359 - YILMAZ BERENSU 6 / L 5 8 2.33 1 7 -1.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 0 0 0.00 6 4 4.67 19.00 32.00 8.33 241.900 8088 1563 196 196 25
26 1726 - OMAR ŞEH 6 / L 9 6 7.00 5 5 3.33 3 7 0.67 4 6 2.00 2 13 -2.33 4 11 0.33 27.00 48.00 11.00 237.143 8372 1646 202 202 26
27 1516 - YILDIZ EMİR CAN 6 / L 6 8 3.33 3 5 1.33 3 7 0.67 0 4 -1.33 2 5 0.33 5 8 2.33 19.00 37.00 6.66 235.186 8533 1697 207 207 27
28 1659 - KÜÇÜK TALHA 6 / L 8 6 6.00 1 9 -2.00 4 5 2.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 21.00 47.00 5.32 231.857 8719 1743 216 216 28
29 1613 - MEHMETCAN GEDİK 6 / L 3 12 -1.00 5 5 3.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 1 14 -3.67 8 7 5.67 25.00 50.00 8.33 216.186 9675 2053 235 235 29
30 1017 - NİSA NUR ÇETİN 6 / L 6 7 3.67 6 4 4.67 4 6 2.00 3 6 1.00 1 10 -2.33 3 12 -1.00 23.00 45.00 8.01 212.900 9850 2107 239 239 30
31 593 - VURAL KARTAL 6 / L 4 11 0.33 1 9 -2.00 1 8 -1.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 4 4 2.67 11.00 41.00 -2.67 209.043 10054 2177 245 245 31
32 0 - **A 6 / L 7 8 4.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 12 -1.00 0 10 -3.33 20.00 50.00 3.33 204.757 10271 2252 253 253 32
33 1391 - ÜMMÜGÜLSÜM ÜNAL 6 / L 1 14 -3.67 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 17.00 58.00 -2.34 178.057 11117 2539 282 282 33
34 1708 - ZEHRA HALLO 6 / L 3 12 -1.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 4 11 0.33 2 13 -2.33 13.00 62.00 -7.66 176.200 11138 2549 283 283 34


