
KURUMDAKİ ŞUBE ORTALAMALARI-567 yenı formul SIRALI

2020-2021 / DENEME VAKTİ / KDS-6 / 6.Sınıf KDS-6 02-06-2023
İstanbul - BAYRAMPAŞA - Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu
No Kurum Bilgisi Katılım

TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 567 yenı formul Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 6 / C - Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 26 11.23 3.38 10.10 6.19 3.62 4.99 7.77 1.88 7.14 5.88 3.23 4.81 7.19 5.42 5.39 9.35 4.73 7.77 47.62 22.27 40.19 357.094 91 3 1 1
2 6 / A - Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 27 10.37 4.37 8.91 6.33 3.52 5.16 8.11 1.67 7.56 6.15 3.52 4.98 7.19 6.15 5.14 9.19 4.59 7.65 47.33 23.81 39.40 349.290 112 4 2 2
3 6 / B - Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 25 10.48 3.96 9.16 6.40 3.48 5.24 8.08 1.68 7.52 6.00 3.32 4.89 5.44 7.16 3.05 7.60 6.48 5.44 44.00 26.08 35.30 326.085 177 9 3 3
4 6 / L - Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 34 8.71 5.74 6.79 4.94 4.74 3.36 6.68 2.97 5.69 3.65 5.18 1.92 3.06 7.12 0.69 5.94 7.03 3.60 32.97 32.76 22.05 278.976 399 41 4 4
5 6 / H - Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 31 8.00 6.61 5.80 4.65 5.16 2.92 5.97 3.87 4.68 2.97 5.10 1.27 3.03 6.58 0.84 5.87 7.19 3.47 30.48 34.52 18.98 270.432 468 61 5 5
6 6 / I - Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 25 7.16 6.96 4.84 4.68 4.92 3.04 5.72 4.08 4.36 3.32 5.68 1.43 3.28 8.32 0.51 5.76 7.88 3.13 29.92 37.84 17.31 261.071 542 75 6 6
7 6 / K - Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 28 7.64 6.50 5.48 4.29 5.07 2.60 5.75 3.89 4.45 3.14 5.71 1.24 3.21 8.04 0.54 5.32 8.46 2.50 29.36 37.68 16.80 260.472 551 78 7 7
8 6 / E - Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 22 7.36 6.27 5.27 4.77 4.82 3.17 5.50 4.27 4.08 2.45 4.73 0.88 3.18 7.50 0.68 4.77 7.50 2.27 28.05 35.09 16.35 258.619 568 83 8 8
9 6 / G - Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 16 7.50 7.00 5.17 4.62 5.06 2.94 5.12 4.62 3.58 3.19 5.56 1.33 3.94 8.94 0.96 4.62 8.12 1.92 29.00 39.31 15.90 257.181 581 89 9 9

10 6 / D - Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 31 6.58 7.48 4.09 4.26 5.48 2.43 5.94 3.97 4.61 2.94 6.13 0.89 3.61 8.55 0.76 5.00 8.97 2.01 28.32 40.58 14.80 250.539 637 102 10 10
11 6 / F - Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 24 7.08 7.29 4.65 3.88 5.67 1.99 4.96 4.21 3.56 3.50 5.46 1.68 2.96 9.25 -0.12 4.21 9.08 1.18 26.58 40.96 12.93 242.941 687 115 11 11

Genel 6.59 3.86 5.65 1.55 2.01 4.25 23.90 289.202 11295
İl 5.30 3.04 4.80 1.07 1.04 2.80 18.05 264.954 2609

İlçe 6.42 3.44 5.28 2.30 1.67 3.79 22.89 283.591 289
Kurum 6.42 3.44 5.28 2.30 1.67 3.79 22.89 283.591 289

ORTALAMALAR KATILIMLAR


