
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

KATILIMLAR

1 67 MİRAÇ CELAL ÇELİK 5D 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 17 3 16,00 20 0 20,00 80 10 76,67 458,677 1 1 1 7 105
% 0,63

2 849 ARDA BEDİR 5E 17 3 16,00 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 77 13 72,66 447,633 1 2 2 21 214
% 1,28

3 298 MEHMET TUĞRA KIRVELİ5C 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 17 2 16,33 16 4 14,67 77 12 73,00 439,865 1 3 3 27 308
% 1,84

4 385 YİĞİT ALİ GEMİCİBAŞI 5D 15 5 13,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 17 3 16,00 77 13 72,66 439,023 2 4 4 29 322
% 1,92

5 256 AHMET HURMA 5C 18 1 17,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 17 1 16,67 14 6 12,00 76 11 72,34 438,128 2 5 5 31 328
% 1,96

6 246 ZEYNEP ECE BERBER 5B 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 17 2 16,33 17 3 16,00 76 13 71,67 437,385 1 6 6 33 340
% 2,03

7 128 ZEYNEP AKCAYOL 5E 14 5 12,33 7 2 6,33 10 0 10,00 8 1 7,67 17 2 16,33 18 2 17,33 74 12 69,99 432,168 2 7 7 45 424
% 2,53

8 267 ECE YILMAZ 5C 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 16 1 15,67 15 5 13,33 74 13 69,66 429,609 3 8 8 50 469
% 2,80

9 2310 GÜNEY ARAS GÜNERİ 5G 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 2 5,33 17 3 16,00 15 5 13,33 73 15 67,99 428,209 1 9 9 54 497
% 2,96

10 273 EMİR HASAN ÖZKAN 5C 16 3 15,00 6 3 5,00 9 1 8,67 10 0 10,00 16 2 15,33 16 3 15,00 73 12 69,00 428,020 4 10 10 55 501
% 2,99

11 357 FURKAN BARTU YİĞİT 5D 15 5 13,33 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 15 5 13,33 74 16 68,66 426,811 3 11 11 59 524
% 3,13

12 2088 YİĞİT ANIL DALYAN 5C 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 17 3 16,00 16 4 14,67 74 16 68,67 425,589 5 12 12 63 556
% 3,32

13 305 METEHAN ŞAŞMAZ 5C 14 5 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 1 7,67 16 3 15,00 17 2 16,33 73 13 68,66 423,635 6 13 13 69 595
% 3,55

14 379 TUĞSEM AYVAZ 5D 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 0 9,00 16 4 14,67 16 4 14,67 74 15 69,00 421,747 4 14 14 73 631
% 3,76

15 178 METEHAN BİLGİÇ 5B 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 15 4 13,67 15 5 13,33 74 15 69,00 421,496 2 15 15 74 640
% 3,82

16 79 NİSA NUR ÖZER 5A 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 17 3 16,00 13 5 11,33 72 16 66,67 421,323 1 16 16 76 644
% 3,84

17 30 AYŞE AYÇİÇEK 5A 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 3 3 2,00 16 2 15,33 16 3 15,00 70 13 65,66 420,262 2 17 17 80 666
% 3,97

18 34 BİLGE MERCANOĞLU 5A 16 4 14,67 5 5 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 18 2 17,33 14 6 12,00 70 20 63,33 418,481 3 18 18 83 704
% 4,20

19 233 SEÇİL MERCANOĞLU 5B 15 5 13,33 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 15 5 13,33 17 3 16,00 73 17 67,33 417,005 3 19 19 89 746
% 4,45

20 334 CEYLİN KAHRAMAN 5C 15 4 13,67 7 3 6,00 9 1 8,67 7 2 6,33 16 3 15,00 16 4 14,67 70 17 64,34 416,097 7 20 20 92 763
% 4,55

21 166 AHMET TAMYÜREK 5I 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 15 5 13,33 16 4 14,67 72 18 66,01 415,347 1 21 21 95 779
% 4,65

22 20 AKIN KORAY KILIÇ 5C 19 0 19,00 8 1 7,67 10 0 10,00 10 0 10,00 12 4 10,67 13 5 11,33 72 10 68,67 413,929 8 22 22 102 820
% 4,89

23 291 HASAN ALİ KAYA 5C 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 14 6 12,00 15 5 13,33 73 17 67,34 410,695 9 23 23 114 887
% 5,29

24 40 BERK UZUNGÜN 5A 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 16 4 14,67 15 5 13,33 71 19 64,67 408,869 4 24 24 121 930
% 5,55

25 753 ABDULLAH FATİH YAĞCI5E 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 12 7 9,67 15 4 13,67 72 16 66,67 408,539 3 25 25 124 938
% 5,59

26 255 MUHAMMED BEKDAŞ 5C 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 16 4 14,67 13 7 10,67 71 19 64,67 406,404 10 26 26 134 993
% 5,92

27 1408 EYLÜL YILMAZ 5E 16 2 15,33 7 3 6,00 10 0 10,00 6 2 5,33 15 4 13,67 13 5 11,33 67 16 61,66 404,375 4 27 27 140 1040
% 6,20

28 0 ÖMER KARAKAYA 5A 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 2 6,33 15 4 13,67 14 6 12,00 69 19 62,66 402,876 5 28 28 150 1075
% 6,41

29 95 TUSEM GÜLBÜZ 5A 17 3 16,00 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 12 8 9,33 16 4 14,67 71 19 64,67 402,783 6 29 29 151 1077
% 6,42

30 55 HANZADE ERİK 5A 16 3 15,00 8 1 7,67 9 0 9,00 8 2 7,33 11 5 9,33 16 2 15,33 68 13 63,66 400,853 7 30 30 161 1128
% 6,73

31 324 ALİ EMİR KATIRCI 5D 15 3 14,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 12 6 10,00 15 4 13,67 70 15 65,01 399,478 5 31 31 168 1169
% 6,97

32 2350 ZEYNEP DURU 5G 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 14 5 12,33 15 5 13,33 68 21 60,99 398,721 2 32 32 170 1196
% 7,13

33 118 AYZA TAŞ 5B 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 12 5 10,33 17 3 16,00 69 18 63,00 397,716 4 33 33 177 1218
% 7,26
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Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190
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34 962 DAMLA ÇOBAN 5K 14 5 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 15 3 14,00 12 7 9,67 69 17 63,33 397,533 1 34 34 180 1225
% 7,31

35 138 GÖKÇEN BAYSAL 5B 13 7 10,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 1 7,67 14 5 12,33 16 4 14,67 68 20 61,34 395,490 5 35 35 187 1280
% 7,63

36 57 FARUKCAN KIRNAPCI 5A 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 2 4,33 15 3 14,00 13 7 10,67 65 20 58,33 394,314 8 36 36 193 1315
% 7,84

37 90600 BEREN KOCADERELİ 5E 14 5 12,33 7 3 6,00 10 0 10,00 7 2 6,33 11 6 9,00 18 2 17,33 67 18 60,99 393,451 5 37 37 195 1353
% 8,07

38 2105 AHMET EVREN 5L 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 16 4 14,67 12 6 10,00 65 23 57,34 393,310 1 38 38 196 1358
% 8,10

39 83 ÖMER DUMAN 5A 14 5 12,33 5 5 3,33 10 0 10,00 6 3 5,00 15 5 13,33 15 5 13,33 65 23 57,32 393,281 9 39 39 197 1361
% 8,12

40 45 ELİF BALKAN 5E 15 5 13,33 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 11 3 10,00 16 4 14,67 66 18 60,00 391,884 6 40 40 205 1408
% 8,40

41 272 EMİR FURKAN GÖKER 5C 16 2 15,33 7 1 6,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 6 7,00 16 4 14,67 67 14 62,34 389,955 11 41 41 214 1470
% 8,77

42 735 IRMAK ŞIK 5I 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 12 8 9,33 12 7 9,67 69 20 62,34 389,174 2 42 42 218 1491
% 8,89

43 364 İLHAN CAN ÇOBANCIK 5D 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 12 5 10,33 13 6 11,00 67 19 60,67 389,003 6 43 43 220 1497
% 8,93

44 315 ORHAN VELİ UZUN 5C 16 4 14,67 8 2 7,33 8 1 7,67 8 1 7,67 11 7 8,67 15 5 13,33 66 20 59,34 386,561 12 44 44 234 1581
% 9,43

45 236 UMUT TÜREN 5C 15 5 13,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 11 8 8,33 15 5 13,33 68 21 60,99 384,816 13 45 45 240 1629
% 9,72

46 292 İLKİM BEŞE 5C 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 2 6,33 13 4 11,67 12 7 9,67 65 20 58,33 384,374 14 46 46 242 1646
% 9,82

47 185 NİL KERKEZ 5B 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 15 5 13,33 12 8 9,33 64 26 55,33 384,272 6 47 47 243 1649
% 9,84

48 103 YEŞİM BAYAR 5A 15 5 13,33 5 5 3,33 8 2 7,33 8 2 7,33 13 7 10,67 15 5 13,33 64 26 55,32 383,175 10 48 48 248 1689
% 10

49 2153 MİNA AYEZ İR 5B 13 6 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 14 4 12,67 13 7 10,67 65 22 57,68 382,902 7 49 49 251 1701
% 10

50 333 BERK ALBAYRAK 5A 15 4 13,67 5 5 3,33 9 0 9,00 5 4 3,67 14 4 12,67 13 7 10,67 61 24 53,01 381,627 11 50 50 258 1745
% 10

51 371 NERGİZ KESKİN 5D 13 7 10,67 4 5 2,33 8 2 7,33 10 0 10,00 17 3 16,00 11 9 8,00 63 26 54,33 381,551 7 51 51 261 1752
% 10

52 139 HASAN SABRİ GÜLER 5D 14 6 12,00 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 14 6 12,00 12 8 9,33 66 24 58,00 380,504 8 52 52 269 1786
% 11

53 867 AYŞENAZ POLAT 5G 11 6 9,00 8 2 7,33 8 1 7,67 6 1 5,67 15 4 13,67 13 4 11,67 61 18 55,01 379,818 3 53 53 273 1811
% 11

54 365 LİZA ŞENGÖZ 5D 14 5 12,33 6 4 4,67 9 0 9,00 7 0 7,00 11 5 9,33 15 3 14,00 62 17 56,33 379,759 9 54 54 274 1815
% 11

55 263 DEFNE ARDA 5C 14 6 12,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 5 10,33 13 7 10,67 66 21 59,00 379,564 15 55 55 277 1827
% 11

56 257 ALİ GÜZLEKAYA 5C 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 12 8 9,33 15 5 13,33 64 26 55,33 379,412 16 56 56 278 1835
% 11

57 286 ENSAR ALİ GÜVEN 5A 18 2 17,33 3 7 0,67 10 0 10,00 7 3 6,00 13 6 11,00 11 9 8,00 62 27 53,00 378,424 12 57 57 284 1872
% 11

58 923 BİLGİN ORMAN 5E 14 3 13,00 14 2 13,33 17 2 16,33 45 7 42,66 376,985 7 58 58 291 1923
% 11

59 242 YAĞMUR ERDEM 5B 10 10 6,67 5 4 3,67 10 0 10,00 8 2 7,33 15 5 13,33 15 4 13,67 63 25 54,67 376,507 8 59 59 293 1936
% 12

60 101 EMİR KAAN ÇALIŞKAN 5C 13 5 11,33 6 4 4,67 10 0 10,00 7 3 6,00 12 4 10,67 14 6 12,00 62 22 54,67 375,141 17 60 60 303 1972
% 12

61 525 EYLÜL YENİCE 5C 14 6 12,00 6 3 5,00 9 0 9,00 6 3 5,00 12 5 10,33 14 5 12,33 61 22 53,66 374,738 18 61 61 304 1986
% 12

62 383 YA IZ PALA 5D 13 6 11,00 7 3 6,00 8 1 7,67 8 2 7,33 10 7 7,67 17 3 16,00 63 22 55,67 374,374 10 62 62 308 1999
% 12

63 362 HİRANUR SAYLIK 5D 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 14 2 13,33 13 7 10,67 61 25 52,66 373,401 11 63 63 313 2036
% 12

64 294 LATİF ÇATAL 5C 11 7 8,67 6 3 5,00 10 0 10,00 7 3 6,00 14 4 12,67 13 5 11,33 61 22 53,67 372,678 19 64 64 317 2058
% 12

65 59 FATİH KARADENİZ 5A 16 3 15,00 7 3 6,00 9 0 9,00 3 2 2,33 11 6 9,00 13 6 11,00 59 20 52,33 372,633 13 65 65 318 2060
% 12

66 1521 BERKE EMİR BAYER 5A 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 1 0 1,00 16 3 15,00 10 10 6,67 57 23 49,34 371,802 14 66 66 322 2102
% 13
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67 264 BUĞLEM TOKSÖZ 5C 15 4 13,67 6 4 4,67 10 0 10,00 6 3 5,00 11 7 8,67 13 5 11,33 61 23 53,34 370,415 20 67 67 335 2160
% 13

68 2072 TUĞÇE ÇEVİK 5G 12 8 9,33 6 3 5,00 10 0 10,00 9 1 8,67 15 3 14,00 10 9 7,00 62 24 54,00 369,831 4 68 68 338 2177
% 13

69 73 UMUT ÖZLÜKAN 5I 14 6 12,00 5 5 3,33 10 0 10,00 8 1 7,67 9 4 7,67 15 4 13,67 61 20 54,34 369,369 3 69 69 343 2199
% 13

70 1056 EMİRHAMZA KARLANKUŞ5G 13 6 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 0 7,00 12 6 10,00 13 7 10,67 61 23 53,34 367,237 5 70 70 352 2276
% 14

71 1052 EMİR BİCE 5G 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 7 0,67 14 6 12,00 12 8 9,33 59 31 48,66 366,519 6 71 71 355 2303
% 14

72 64 KUZEY DENİZ ÇOLAK 5A 11 9 8,00 7 3 6,00 5 5 3,33 9 1 8,67 12 8 9,33 17 3 16,00 61 29 51,33 365,685 15 72 72 361 2337
% 14

73 299 MELEK GÜNGÖRDÜ 5C 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 2 5,33 11 6 9,00 12 8 9,33 62 23 54,33 365,598 21 73 73 362 2341
% 14

74 50 ELİF SARUÇ 5A 12 8 9,33 6 4 4,67 10 0 10,00 6 4 4,67 15 4 13,67 11 9 8,00 60 29 50,34 365,235 16 74 74 364 2355
% 14

75 1973 MESUT EGE SAYIN 5K 14 5 12,33 6 2 5,33 9 0 9,00 6 3 5,00 12 2 11,33 10 7 7,67 57 19 50,66 364,236 2 75 75 371 2406
% 14

76 1976 MİNA BAŞER 5E 11 5 9,33 6 4 4,67 9 0 9,00 4 2 3,33 11 4 9,67 15 5 13,33 56 20 49,33 361,630 8 76 76 386 2534
% 15

77 192 ÖMER TAHA ESEN 5B 12 8 9,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 14 4 12,67 13 7 10,67 57 31 46,67 361,525 9 77 77 389 2542
% 15

78 360 HARUN EMRE ÇETİN 5D 11 8 8,33 7 2 6,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 6 7,00 16 4 14,67 61 22 53,67 359,997 12 78 78 402 2607
% 16

79 844 ARDA AYDIN 5I 10 10 6,67 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 14 6 12,00 14 6 12,00 59 31 48,67 359,733 4 79 79 403 2617
% 16

80 1981 MUHAMMED ALİ KABAKCI5G 13 5 11,33 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 13 5 11,33 10 6 8,00 57 25 48,66 359,637 7 80 80 406 2622
% 16

81 865 CEMRE YILMAZ 5L 12 8 9,33 6 4 4,67 10 0 10,00 7 3 6,00 14 6 12,00 11 9 8,00 60 30 50,00 359,056 2 81 81 415 2652
% 16

82 48 EFE ŞENTÜRK 5A 12 6 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 2 6,33 11 7 8,67 13 7 10,67 60 25 51,67 358,072 17 82 82 421 2698
% 16

83 22 BOĞAÇHAN ERENKOL 5I 13 5 11,33 7 2 6,33 9 0 9,00 1 1 0,67 13 5 11,33 10 5 8,33 53 18 46,99 357,951 5 83 83 423 2708
% 16

84 41 BERRA ÇINAR 5A 12 7 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 13 6 11,00 10 8 7,33 59 27 50,00 354,907 18 84 84 442 2828
% 17

85 140 YEKTA YİĞİT 5B 10 8 7,33 9 0 9,00 4 0 4,00 4 0 4,00 10 3 9,00 15 2 14,33 52 13 47,66 354,491 10 85 85 446 2849
% 17

86 125 ARLİND HYSO 5L 16 4 14,67 6 3 5,00 9 1 8,67 2 3 1,00 8 1 7,67 12 8 9,33 53 20 46,34 354,261 3 86 86 448 2862
% 17

87 96 YAĞI ZGÖKTUĞ FAKİÇ 5A 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 11 9 8,00 11 9 8,00 61 29 51,34 353,940 19 87 87 455 2884
% 17

88 1578 FATİH YETİŞ 5E 14 6 12,00 5 5 3,33 10 0 10,00 5 5 3,33 11 9 8,00 13 7 10,67 58 32 47,33 353,292 9 88 88 462 2907
% 17

89 73 MURAT EFE KAYAR 5A 14 6 12,00 8 2 7,33 4 1 3,67 13 7 10,67 12 8 9,33 51 24 43,00 352,845 20 89 89 465 2924
% 17

90 2075 URAS KAAN GELİR 5H 15 3 14,00 6 3 5,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 9 6,00 11 8 8,33 58 26 49,33 349,373 1 90 90 494 3080
% 18

91 279 EMİR ŞENOL 5C 13 7 10,67 6 2 5,33 10 0 10,00 8 0 8,00 8 8 5,33 13 4 11,67 58 21 51,00 349,241 22 91 91 496 3087
% 18

92 180 MİRAÇ YAVAŞ 5B 11 6 9,00 4 5 2,33 10 0 10,00 7 3 6,00 11 9 8,00 14 6 12,00 57 29 47,33 348,831 11 92 92 498 3102
% 19

93 39 BERAT KARADENİZ 5A 11 8 8,33 7 2 6,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 6 7,00 13 6 11,00 58 24 49,99 346,586 21 93 93 526 3213
% 19

94 311 MİRAY ECE YAZAR 5C 14 6 12,00 7 3 6,00 10 0 10,00 2 7 -0,33 11 5 9,33 10 8 7,33 54 29 44,33 346,560 23 94 94 527 3215
% 19

95 170 KAYRA MUTLU 5B 12 8 9,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 8 5,33 13 7 10,67 60 26 51,33 344,525 12 95 95 550 3312
% 20

96 901 ALPEREN PORTAKAL 5I 14 6 12,00 7 2 6,33 9 1 8,67 1 2 0,33 11 7 8,67 10 7 7,67 52 25 43,67 343,892 6 96 96 555 3341
% 20

97 0 İSMET BATIN ASLAN 5F 15 5 13,33 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 8 10 4,67 13 6 11,00 56 31 45,66 343,640 1 97 97 558 3353
% 20

98 2115 ZEYNEP ECE ŞENİL 5F 11 9 8,00 5 5 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 12 8 9,33 12 8 9,33 57 33 45,99 343,152 2 98 98 560 3370
% 20

99 34 MİNA TURAN 5A 11 8 8,33 5 5 3,33 9 1 8,67 2 2 1,33 13 2 12,33 10 8 7,33 50 26 41,32 342,682 22 99 99 566 3390
% 20
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100 327 AYAZ ALİ BİLEN 5D 10 9 7,00 5 4 3,67 9 0 9,00 2 4 0,67 15 2 14,33 9 9 6,00 50 28 40,67 342,496 13 100 100 569 3401
% 20

101 346 MİRAÇ YASER ŞEN 5C 13 7 10,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 9 6,00 11 8 8,33 59 28 49,67 342,440 24 101 101 570 3404
% 20

102 54 ERVA AKTAŞ 5A 12 6 10,00 6 4 4,67 9 1 8,67 4 5 2,33 10 8 7,33 13 6 11,00 54 30 44,00 342,016 23 102 102 574 3426
% 20

103 323 METE TUNCA 5C 13 4 11,67 6 4 4,67 10 0 10,00 7 1 6,67 8 8 5,33 11 5 9,33 55 22 47,67 341,305 25 103 103 585 3470
% 21

104 824 ALMİNA CEYHAN 5G 13 7 10,67 7 3 6,00 10 0 10,00 5 5 3,33 9 10 5,67 13 7 10,67 57 32 46,34 341,236 8 104 104 586 3475
% 21

105 11 ASLI ÖZGÜR 5B 9 11 5,33 8 2 7,33 10 0 10,00 5 5 3,33 11 8 8,33 14 6 12,00 57 32 46,32 340,796 13 105 105 593 3498
% 21

106 159 İREM SENAN 5B 14 6 12,00 5 5 3,33 10 0 10,00 6 4 4,67 11 9 8,00 10 10 6,67 56 34 44,67 340,484 14 106 106 595 3519
% 21

107 1975 MİNA AKANSU 5E 11 8 8,33 5 3 4,00 10 0 10,00 5 4 3,67 8 4 6,67 14 5 12,33 53 24 45,00 340,250 10 107 107 600 3530
% 21

108 90 SETENAY TOPALLL 5D 9 11 5,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 4 3,67 15 4 13,67 10 10 6,67 53 35 41,34 338,708 14 108 108 613 3622
% 22

109 338 EDA MERT 5D 12 8 9,33 6 4 4,67 9 0 9,00 6 3 5,00 11 8 8,33 11 9 8,00 55 32 44,33 337,818 15 109 109 620 3667
% 22

110 2430 UTKU KAHRAMAN 5D 7 7 4,67 6 3 5,00 7 0 7,00 9 1 8,67 14 4 12,67 9 8 6,33 52 23 44,34 337,575 16 110 110 624 3682
% 22

111 111 CANER UZUN 5B 14 6 12,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 8 7,33 8 11 4,33 57 30 46,99 337,246 15 111 111 627 3700
% 22

112 2054 ECRİN KOZGEÇEN 5G 12 6 10,00 4 5 2,33 7 3 6,00 4 6 2,00 10 8 7,33 14 6 12,00 51 34 39,66 336,724 9 112 112 633 3731
% 22

113 838 ALYA ŞENEL 5L 14 6 12,00 7 3 6,00 10 0 10,00 4 4 2,67 11 5 9,33 7 11 3,33 53 29 43,33 336,287 4 113 113 639 3752
% 22

114 289 FATMA KAN AR 5C 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 2 5,33 9 8 6,33 12 6 10,00 54 29 44,32 335,447 26 114 114 647 3800
% 23

115 449 MEYRA ŞEN 5E 12 7 9,67 6 2 5,33 9 0 9,00 2 6 0,00 10 5 8,33 11 7 8,67 50 27 41,00 335,149 11 115 115 650 3815
% 23

116 288 EYMEN AKPINAR 5C 14 6 12,00 6 4 4,67 10 0 10,00 3 7 0,67 10 10 6,67 11 9 8,00 54 36 42,01 335,101 27 116 116 652 3819
% 23

117 396 YAĞMUR TUNK 5B 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 9 6,00 9 9 6,00 56 30 46,00 334,939 16 117 117 653 3834
% 23

118 1050 ELİF ŞAVK 5E 13 5 11,33 7 3 6,00 10 0 10,00 5 1 4,67 9 7 6,67 9 8 6,33 53 24 45,00 334,720 12 118 118 654 3845
% 23

119 2020 ÖMER ZAHİD ÇAKIROĞLU5K 9 11 5,33 5 5 3,33 7 3 6,00 7 3 6,00 14 6 12,00 11 9 8,00 53 37 40,66 334,459 3 119 119 657 3859
% 23

120 331 AZRANUR ÇİFTCİLER 5D 16 4 14,67 4 6 2,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 8 5,33 10 10 6,67 53 33 42,00 333,047 17 120 120 676 3930
% 23

121 0 RÜZGAR ATALAY 5F 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 14 1,33 15 5 13,33 56 34 44,66 332,407 3 121 121 682 3961
% 24

122 262 CİHANGİR ÇELİK 5C 13 7 10,67 6 4 4,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 11 4,33 11 9 8,00 57 32 46,34 330,571 28 122 122 707 4062
% 24

123 1961 MELEK ABO 5K 9 11 5,33 4 6 2,00 9 1 8,67 3 7 0,67 12 5 10,33 13 7 10,67 50 37 37,67 330,141 4 123 123 715 4095
% 24

124 187 ONUR HOCAOĞLU 5B 9 11 5,33 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 10 6,67 14 6 12,00 55 35 43,33 329,704 17 124 124 720 4125
% 25

125 99 YAVUZ ÖZTÜRK 5A 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 3 5,00 7 12 3,00 11 8 8,33 56 31 45,67 329,622 24 125 125 723 4133
% 25

126 352 EMİR ÇOLAK 5D 12 8 9,33 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 3 8,00 6 2 5,33 50 20 43,33 329,281 18 126 126 730 4146
% 25

127 876 AZRA DALKILINÇ 5I 12 8 9,33 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 10 10 6,67 12 8 9,33 53 37 40,67 329,064 7 127 127 733 4162
% 25

128 320 YİĞİT YILMA Z 5C 11 8 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 1 7,67 9 9 6,00 10 9 7,00 55 30 45,00 326,963 29 128 128 760 4265
% 25

129 1280 AHMET YASİR GAYDAN5H 12 6 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 2 6,33 9 8 6,33 10 9 7,00 52 31 41,66 326,229 2 129 129 765 4308
% 26

130 321 YUSUF KÜÇÜKYAYLA 5C 16 4 14,67 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 10 5,67 6 14 1,33 55 34 43,68 325,821 30 130 130 773 4334
% 26

131 237 UMUT SAYAN 5B 10 9 7,00 7 3 6,00 10 0 10,00 5 4 3,67 12 8 9,33 9 11 5,33 53 35 41,33 325,691 18 131 131 774 4339
% 26

132 2022 ÖYKÜ TEMEL 5E 13 5 11,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 9 3,00 12 8 9,33 53 30 42,99 325,682 13 132 132 775 4340
% 26
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

KATILIMLAR

133 44 ÇINAR GÜLER 5A 10 10 6,67 9 1 8,67 10 0 10,00 4 6 2,00 9 9 6,00 12 8 9,33 54 34 42,67 324,919 25 133 133 780 4370
% 26

134 443 NECMETTİN ALİ YAVUZ5E 13 7 10,67 6 4 4,67 10 0 10,00 9 1 8,67 6 12 2,00 12 8 9,33 56 32 45,34 324,027 14 134 134 789 4422
% 26

135 2270 YUSUF ZEREY 5L 10 5 8,33 4 2 3,33 8 1 7,67 2 1 1,67 6 0 6,00 12 3 11,00 42 12 38,00 323,942 5 135 135 791 4427
% 26

136 771 ADA BALIM 5E 13 5 11,33 5 5 3,33 9 1 8,67 6 4 4,67 8 8 5,33 10 9 7,00 51 32 40,33 323,769 15 136 136 794 4434
% 26

137 0 EKİN YERLİ 5E 11 9 8,00 4 6 2,00 8 2 7,33 5 5 3,33 7 2 6,33 13 7 10,67 48 31 37,66 322,704 16 137 137 806 4498
% 27

138 134 EYMEN VARLI 5B 9 2 8,33 6 3 5,00 9 0 9,00 6 1 5,67 6 5 4,33 11 4 9,67 47 15 42,00 321,991 19 138 138 815 4542
% 27

139 1964 MELİKE ÖZTÜRK 5E 12 8 9,33 6 4 4,67 10 0 10,00 7 3 6,00 7 10 3,67 11 6 9,00 53 31 42,67 321,732 17 139 139 817 4554
% 27

140 2024 ÖZGE TUNÇ 5K 15 5 13,33 4 6 2,00 10 0 10,00 9 1 8,67 7 12 3,00 8 8 5,33 53 32 42,33 319,891 5 140 140 841 4666
% 28

141 282 ENES KILAVUZ 5C 10 9 7,00 4 6 2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 10 8 7,33 12 8 9,33 49 38 36,33 318,588 31 141 141 858 4738
% 28

142 0 ZEYNEP ELA KIRBAŞ 5B 11 9 8,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 8 10 4,67 11 7 8,67 52 34 40,67 318,581 20 142 142 859 4739
% 28

143 119 AZRA GÜLDOĞAN 5B 13 7 10,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 11 4,33 10 10 6,67 52 37 39,67 317,431 21 143 143 876 4809
% 29

144 336 DENİZ ARMEND GOLAK5H 11 9 8,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 6 13 1,67 13 7 10,67 55 34 43,67 317,311 3 144 144 878 4824
% 29

145 318 SALİH MERT DUMAN 5C 11 9 8,00 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 11 6 9,00 8 11 4,33 49 37 36,66 316,987 32 145 145 884 4843
% 29

146 940 CEREN KOCADERELİ 5E 12 8 9,33 3 6 1,00 6 4 4,67 5 5 3,33 6 5 4,33 14 6 12,00 46 34 34,66 316,838 18 146 146 888 4855
% 29

147 336 MASAL İREM KAHRAMAN5D 12 8 9,33 5 5 3,33 4 0 4,00 9 1 8,67 9 10 5,67 10 9 7,00 49 33 38,00 315,924 19 147 147 903 4905
% 29

148 120 BERAT TÜKEL 5D 12 8 9,33 6 4 4,67 9 1 8,67 4 4 2,67 10 10 6,67 9 11 5,33 50 38 37,34 315,618 20 148 148 907 4932
% 29

149 1609 FATMA BEŞKARDEŞ 5L 10 6 8,00 7 2 6,33 9 1 8,67 7 4 5,67 10 5 8,33 43 18 37,00 315,457 6 149 149 909 4938
% 29

150 222 POYRAZ CEBBAR 5B 6 9 3,00 4 3 3,00 9 0 9,00 6 2 5,33 9 4 7,67 11 4 9,67 45 22 37,67 313,578 22 150 150 935 5066
% 30

151 250 TUANA ULUÇAY 5F 14 6 12,00 6 4 4,67 10 0 10,00 6 4 4,67 6 10 2,67 9 11 5,33 51 35 39,34 311,599 4 151 151 958 5184
% 31

152 308 MİNA ZEYNEP ALKAN 5C 10 10 6,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 11 5,33 10 10 6,67 52 38 39,33 310,888 33 152 152 968 5227
% 31

153 2067 NA AVCI 5G 11 9 8,00 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 10 9 7,00 8 12 4,00 50 39 37,01 310,147 10 153 153 976 5272
% 31

154 959 ÇINAR YAŞAR 5E 9 8 6,33 5 4 3,67 6 3 5,00 5 5 3,33 8 9 5,00 13 6 11,00 46 35 34,33 309,887 19 154 154 979 5289
% 32

155 66 METE  ERTÜ K 5A 11 7 8,67 8 2 7,33 7 2 6,33 5 5 3,33 9 10 5,67 9 11 5,33 49 37 36,66 309,868 26 155 155 980 5293
% 32

156 948 ÇĞ AN EREN USLU 5F 12 8 9,33 6 4 4,67 7 2 6,33 7 3 6,00 8 12 4,00 10 10 6,67 50 39 37,00 308,625 5 156 156 992 5374
% 32

157 0 GÜLŞAH ÇETİNKAYA 5H 9 7 6,67 4 6 2,00 8 1 7,67 4 2 3,33 10 4 8,67 7 6 5,00 42 26 33,34 308,520 4 157 157 994 5378
% 32

158 2014 NİSANUR YONCALIK 5K 9 8 6,33 7 2 6,33 9 0 9,00 7 1 6,67 7 9 4,00 10 8 7,33 49 28 39,66 307,724 6 158 158 1003 5426
% 32

159 78 NEHİR TURNA 5A 10 7 7,67 7 2 6,33 9 1 8,67 9 8 6,33 9 10 5,67 44 28 34,67 307,547 27 159 159 1007 5440
% 32

160 340 ELİF HEPKOŞAR 5D 9 7 6,67 5 3 4,00 7 1 6,67 5 4 3,67 9 8 6,33 10 9 7,00 45 32 34,34 306,776 21 160 160 1018 5489
% 33

161 2042 SARE MISRA BAYKUŞ 5L 9 9 6,00 2 7 -0,33 10 0 10,00 6 4 4,67 11 7 8,67 8 10 4,67 46 37 33,68 306,523 7 161 161 1020 5504
% 33

162 783 AHMET GÜNDEN 5I 10 10 6,67 5 5 3,33 9 1 8,67 2 8 -0,67 8 11 4,33 13 7 10,67 47 42 33,00 306,100 8 162 162 1025 5530
% 33

163 254 ZEYNEP YUNUSOĞLU 5B 11 9 8,00 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 10 4,67 9 11 5,33 50 38 37,34 305,631 23 163 163 1033 5564
% 33

164 353 ESİLA IŞIK 5A 8 12 4,00 4 6 2,00 7 3 6,00 7 3 6,00 12 7 9,67 9 11 5,33 47 42 33,00 305,548 28 164 164 1035 5573
% 33

165 500 BEYZA NUR SEVİNÇHAN5E 13 7 10,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 5 14 0,33 9 11 5,33 54 35 42,33 305,333 20 165 165 1038 5584
% 33
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

KATILIMLAR

166 1181 ESİLA AKTÜRK 5E 9 11 5,33 5 5 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 13 2,67 13 7 10,67 51 39 38,00 304,852 21 166 166 1044 5620
% 34

167 993 BEREN DEMİR 5E 9 11 5,33 6 4 4,67 10 0 10,00 7 3 6,00 11 7 8,67 6 12 2,00 49 37 36,67 304,761 22 167 167 1045 5623
% 34

168 131 ELİF ÇAKAR 5B 9 10 5,67 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 9 5,00 9 9 6,00 50 34 38,67 304,496 24 168 168 1050 5646
% 34

169 208 YAĞMUR ÇELİK 5L 11 7 8,67 4 4 2,67 7 3 6,00 2 6 0,00 8 5 6,33 9 7 6,67 41 32 30,34 304,347 8 169 169 1052 5652
% 34

170 998 MUSTAFA YİĞİT ZORLU5I 8 12 4,00 4 6 2,00 8 2 7,33 5 5 3,33 11 8 8,33 10 10 6,67 46 43 31,66 302,088 9 170 170 1076 5807
% 35

171 831 ALPEREN FELEK 5G 11 7 8,67 7 2 6,33 8 1 7,67 2 6 0,00 7 9 4,00 9 7 6,67 44 32 33,34 302,012 11 171 171 1078 5812
% 35

172 0 İKRA BELİZ UÇAR 5F 14 6 12,00 4 6 2,00 9 1 8,67 1 1 0,67 8 9 5,00 6 9 3,00 42 32 31,34 301,491 6 172 172 1081 5847
% 35

173 1615 FIRAT HASAN YESUKAN5F 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 6 13 1,67 10 10 6,67 50 39 37,00 301,119 7 173 173 1084 5862
% 35

174 861 ARDA GÜRBÜZ 5K 13 5 11,33 6 4 4,67 10 0 10,00 5 4 3,67 5 5 3,33 4 4 2,67 43 22 35,67 300,865 7 174 174 1088 5882
% 35

175 1917 LİVA AKÇAY 5H 11 8 8,33 8 2 7,33 9 0 9,00 4 5 2,33 8 8 5,33 7 13 2,67 47 36 34,99 299,945 5 175 175 1104 5942
% 35

176 387 ESİLA VARLI 5D 9 8 6,33 6 3 5,00 8 2 7,33 7 2 6,33 5 7 2,67 10 5 8,33 45 27 35,99 299,269 22 176 176 1115 5989
% 36

177 328 AYLİN KAYIŞ 5D 9 8 6,33 6 3 5,00 7 2 6,33 4 4 2,67 7 8 4,33 11 9 8,00 44 34 32,66 299,001 23 177 177 1116 6002
% 36

178 913 BERKAY YILMAZ 5F 10 9 7,00 4 5 2,33 4 6 2,00 11 7 8,67 9 10 5,67 38 37 25,67 298,388 8 178 178 1125 6041
% 36

179 122 BURAK GÜMÜŞ 5B 13 7 10,67 8 2 7,33 7 3 6,00 0 2 -0,67 7 13 2,67 9 10 5,67 44 37 31,67 297,508 25 179 179 1137 6100
% 36

180 1080 ENES MALİK AKYÜZ 5K 10 10 6,67 3 7 0,67 8 2 7,33 5 5 3,33 10 10 6,67 9 11 5,33 45 45 30,00 297,033 8 180 180 1140 6130
% 37

181 62 EDA KARAMIZRAK 5A 12 6 10,00 5 4 3,67 8 2 7,33 5 0 5,00 6 7 3,67 6 7 3,67 42 26 33,34 296,861 29 181 181 1143 6144
% 37

182 2007 NİHAN ARİDİCİ 5F 12 8 9,33 4 6 2,00 8 2 7,33 5 5 3,33 8 12 4,00 9 11 5,33 46 44 31,32 296,643 9 182 182 1147 6158
% 37

183 398 MOUTAZ DABJAN 5E 8 10 4,67 3 7 0,67 6 3 5,00 9 1 8,67 6 8 3,33 12 5 10,33 44 34 32,67 295,585 23 183 183 1163 6216
% 37

184 271 EGE BORA ÜRİ 5C 10 7 7,67 5 3 4,00 7 3 6,00 3 6 1,00 8 8 5,33 8 9 5,00 41 36 29,00 293,177 34 184 184 1193 6368
% 38

185 322 ZÜMRA ÖZDEN 5C 9 11 5,33 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 9 8 6,33 9 9 6,00 43 42 28,99 292,761 35 185 185 1199 6394
% 38

186 2220 FURKANASLAN 5I 11 8 8,33 5 4 3,67 9 0 9,00 6 2 5,33 5 8 2,33 8 9 5,00 44 31 33,66 292,006 10 186 186 1215 6455
% 39

187 303 MELİSA KÜÇÜK 5C 10 10 6,67 6 4 4,67 9 1 8,67 7 1 6,67 7 13 2,67 9 11 5,33 48 40 34,68 291,587 36 187 187 1222 6484
% 39

188 1077 ENES DENİZ 5F 10 10 6,67 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 8 11 4,33 8 10 4,67 45 42 31,01 289,659 10 188 188 1249 6615
% 39

189 862 ABA BERAT GÜLER 5L 12 5 10,33 5 5 3,33 7 3 6,00 4 5 2,33 7 8 4,33 6 12 2,00 41 38 28,32 288,412 9 189 189 1266 6699
% 40

190 2003 NERGİZ ALTUNTAŞ 5E 8 11 4,33 5 4 3,67 8 2 7,33 3 5 1,33 8 7 5,67 9 9 6,00 41 38 28,33 287,647 24 190 190 1280 6747
% 40

191 1985 MUHAMMED EMİN 5K 10 10 6,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 10 10 6,67 6 14 1,33 44 46 28,67 287,133 9 191 191 1290 6780
% 40

192 2116 ZEYNEP SOYDEMİR 5L 11 4 9,67 4 1 3,67 8 1 7,67 5 2 4,33 5 8 2,33 33 16 27,67 286,845 10 192 192 1295 6799
% 41

193 259 BUĞLEM CEBECİ 5C 10 10 6,67 3 7 0,67 9 1 8,67 6 4 4,67 7 13 2,67 10 10 6,67 45 45 30,02 286,527 37 193 193 1304 6830
% 41

194 72 BENYAMİN SAS* İ 5H 10 10 6,67 5 5 3,33 2 1 1,67 14 5 12,33 31 21 24,00 285,761 6 194 194 1321 6905
% 41

195 868 AYTUĞ DEDE 5L 10 10 6,67 5 5 3,33 8 2 7,33 3 7 0,67 9 7 6,67 6 12 2,00 41 43 26,67 285,257 11 195 195 1330 6932
% 41

196 2130 ELİF ERDOĞAN 5E 10 3 9,00 5 2 4,33 9 1 8,67 3 1 2,67 3 2 2,33 6 8 3,33 36 17 30,33 284,980 25 196 196 1336 6954
% 41

197 2006 NİDA SOYKAN 5I 12 5 10,33 5 4 3,67 7 3 6,00 3 5 1,33 7 9 4,00 6 13 1,67 40 39 27,00 284,594 11 197 197 1345 6981
% 42

198 1643 HALİL KÜÇÜKCIĞA 5E 11 9 8,00 6 4 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 9 11 5,33 6 13 1,67 43 46 27,67 284,422 26 198 198 1346 6988
% 42
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

KATILIMLAR

199 1455 EYMEN CAN SAĞ 5F 4 16 -1,33 5 5 3,33 6 4 4,67 5 3 4,00 8 7 5,67 13 5 11,33 41 40 27,67 284,332 11 199 199 1348 6998
% 42

200 2021 ÖYKÜ BAYRAMOĞLU 5F 8 12 4,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 8 12 4,00 13 7 10,67 41 49 24,66 284,296 12 200 200 1350 7003
% 42

201 89 EYLÜL KIZILASLAN 5A 12 8 9,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 3 2,00 5 12 1,00 9 8 6,33 41 39 28,00 283,762 30 201 201 1360 7046
% 42

202 2047 SENA UZUN 5F 12 7 9,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 10 7 7,67 37 29 27,35 283,058 13 202 202 1384 7107
% 42

203 2081 YAĞU R FIRAT 5B 13 6 11,00 5 5 3,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 12 2,00 6 14 1,33 44 43 29,66 282,820 26 203 203 1389 7127
% 43

204 984 ECRİN ÜLKÜ ARIK 5H 11 8 8,33 3 7 0,67 9 1 8,67 2 8 -0,67 9 9 6,00 6 13 1,67 40 46 24,67 282,795 7 204 204 1390 7130
% 43

205 1037 ELA NUR BALIKÇI OĞLU5G 13 7 10,67 3 7 0,67 6 4 4,67 2 4 0,67 6 5 4,33 5 7 2,67 35 34 23,68 282,793 12 205 205 1391 7131
% 43

206 2058 ŞEVVAL UZUĞ 5I 12 8 9,33 8 2 7,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 14 1,33 7 12 3,00 45 44 30,32 281,551 12 206 206 1416 7225
% 43

207 1928 BERKAY AY EKİN 5H 6 11 2,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 5 7,33 6 9 3,00 37 29 27,33 281,163 8 207 207 1419 7246
% 43

208 243 YİĞİT TALHA URŞAR 5B 10 10 6,67 3 6 1,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 9 10 5,67 9 11 5,33 38 49 21,67 280,465 27 208 208 1430 7300
% 44

209 976 ECRİN AYDIN 5E 8 8 5,33 4 6 2,00 8 1 7,67 3 4 1,67 8 10 4,67 8 10 4,67 39 39 26,01 279,844 27 209 209 1445 7345
% 44

210 1978 MİRAY YILDIZ 5L 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 8 12 4,00 5 15 0,00 43 47 27,33 279,769 12 210 210 1446 7351
% 44

211 1081 ENES MİRAÇ FİDAN 5E 11 8 8,33 6 2 5,33 8 2 7,33 0 10 -3,33 7 12 3,00 8 11 4,33 40 45 24,99 279,766 28 211 211 1448 7353
% 44

212 522 ELİS ASLAN 5D 8 10 4,67 6 3 5,00 8 0 8,00 3 3 2,00 7 10 3,67 8 11 4,33 40 37 27,67 277,363 24 212 212 1492 7536
% 45

213 1188 ESLEM ŞENOL 5L 13 7 10,67 4 2 3,33 9 1 8,67 0 3 -1,00 3 4 1,67 4 5 2,33 33 22 25,67 277,182 13 213 213 1495 7547
% 45

214 2132 YUSUF İSLAM TUNCİL 5G 16 4 14,67 2 8 -0,67 8 2 7,33 6 4 4,67 3 17 -2,67 8 12 4,00 43 47 27,33 277,093 13 214 214 1498 7551
% 45

215 344 EFSUN ERYILMAZ 5I 8 10 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 7 9 4,00 9 9 6,00 39 43 24,67 276,661 13 215 215 1505 7582
% 45

216 313 DENİZ SONGÜL 5D 9 6 7,00 4 3 3,00 6 0 6,00 4 2 3,33 7 5 5,33 3 7 0,67 33 23 25,33 276,308 25 216 216 1513 7615
% 45

217 2070 TUĞBERK DEMİR 5H 6 8 3,33 7 2 6,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 9 2,00 7 9 4,00 43 30 33,00 276,280 9 217 217 1514 7618
% 45

218 855 ARDA FU KAN ŞANVERDİ5F 10 10 6,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 9 10 5,67 7 13 2,67 39 50 22,34 275,864 14 218 218 1517 7655
% 46

219 797 KAYRA ÜNAL 5L 8 5 6,33 3 4 1,67 6 0 6,00 2 1 1,67 8 3 7,00 2 5 0,33 29 18 23,00 275,817 14 219 219 1518 7658
% 46

220 1960 YUSUF YAVUZ 5L 7 8 4,33 4 4 2,67 6 2 5,33 1 0 1,00 7 6 5,00 7 6 5,00 32 26 23,33 275,083 15 220 220 1532 7715
% 46

221 1813 KAYRA BER T 5I 6 8 3,33 7 3 6,00 9 1 8,67 1 1 0,67 5 2 4,33 5 3 4,00 33 18 27,00 275,021 14 221 221 1533 7721
% 46

222 2119 ZÜHRE GÜLMEZ 5K 10 6 8,00 6 3 5,00 6 3 5,00 6 2 5,33 4 11 0,33 8 11 4,33 40 36 27,99 274,057 10 222 222 1542 7784
% 46

223 421 MERYEMNAZ DEMİRYÜREK5E 8 11 4,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 15 0,00 9 11 5,33 46 43 31,65 272,781 29 223 223 1580 7895
% 47

224 155 İNCİ GÜLER 5B 6 14 1,33 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 6 14 1,33 10 10 6,67 46 44 31,33 272,653 28 224 224 1586 7908
% 47

225 2015 NUJİYAN DAMGALI 5I 8 12 4,00 3 7 0,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 12 4,00 8 12 4,00 42 48 26,00 272,595 15 225 225 1588 7914
% 47

226 337 ECRİN HARMAN 5B 5 14 0,33 3 7 0,67 8 2 7,33 5 5 3,33 7 13 2,67 13 7 10,67 41 48 25,00 272,374 29 226 226 1591 7924
% 47

227 0 HASIBE NEVA CAN 5H 7 5 5,33 0 2 -0,67 2 0 2,00 6 0 6,00 9 1 8,67 0 2 -0,67 24 10 20,66 272,289 10 227 227 1595 7934
% 47

228 1958 MEHMET BER*  KOLDAŞ5F 7 13 2,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 7 13 2,67 10 10 6,67 42 48 26,01 271,591 15 228 228 1615 7994
% 48

229 965 YELİZSU DEMİREL 5H 6 5 4,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 4 15 -1,00 11 9 8,00 42 38 29,33 271,370 11 229 229 1620 8015
% 48

230 258 AZRANUR YILMAZ 5C 6 14 1,33 3 7 0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 8 11 4,33 11 9 8,00 39 50 22,33 270,353 38 230 230 1643 8098
% 48

231 2032 RAMAZAN TUNALI 5E 7 13 2,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 8 2 7,33 8 12 4,00 10 10 6,67 40 50 23,33 270,335 30 231 231 1644 8102
% 48
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

KATILIMLAR

232 2099 YUS F ULAŞ SÖNMEZ 5L 6 10 2,67 6 4 4,67 8 1 7,67 5 4 3,67 7 9 4,00 7 10 3,67 39 38 26,35 270,118 16 232 232 1652 8122
% 48

233 2048 SERDAR ÖZÇELİK 5L 11 9 8,00 7 2 6,33 7 3 6,00 7 3 6,00 5 11 1,33 3 8 0,33 40 36 27,99 269,142 17 233 233 1672 8192
% 49

234 176 MERT IŞIK 5B 8 12 4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 8 11 4,33 10 10 6,67 37 52 19,66 269,096 30 234 234 1674 8196
% 49

235 368 MEHMETHAN KARA 5D 9 8 6,33 4 6 2,00 9 1 8,67 5 4 3,67 7 6 5,00 3 12 -1,00 37 37 24,67 269,078 26 235 235 1675 8198
% 49

236 843 AMİNA  DUKAEVA 5L 9 11 5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 3 6,00 8 11 4,33 8 11 4,33 37 51 19,99 267,280 18 236 236 1704 8346
% 50

237 785 HMET MUHAMMET TATAR5K 9 8 6,33 3 4 1,67 3 5 1,33 1 9 -2,00 6 4 4,67 7 7 4,67 29 37 16,67 267,067 11 237 237 1708 8364
% 50

238 1969 MERT ÇETİN 5K 8 12 4,00 4 6 2,00 5 0 5,00 7 7 4,67 7 8 4,33 31 33 20,00 266,431 12 238 238 1724 8422
% 50

239 2083 YAĞMUR ÖZSOY 5H 5 6 3,00 1 2 0,33 7 1 6,67 8 4 6,67 5 7 2,67 26 20 19,34 266,059 12 239 239 1731 8457
% 50

240 1962 MELEK ÇAĞLAYAN 5H 7 13 2,67 3 7 0,67 7 2 6,33 5 5 3,33 10 10 6,67 6 14 1,33 38 51 21,00 264,907 13 240 240 1763 8552
% 51

241 1496 EYMEN 5I 9 11 5,33 4 6 2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 13 1,67 8 12 4,00 40 49 23,67 264,392 16 241 241 1771 8596
% 51

242 960 ÇİSEM ALTINOK 5L 8 11 4,33 5 3 4,00 5 5 3,33 4 6 2,00 8 12 4,00 7 12 3,00 37 49 20,66 263,259 19 242 242 1795 8696
% 52

243 437 YAĞMURYYAZICI 5K 8 9 5,00 6 3 5,00 6 2 5,33 6 3 5,00 5 12 1,00 7 10 3,67 38 39 25,00 263,193 13 243 243 1797 8701
% 52

244 2044 SEHER EKİCİ 5H 7 8 4,33 2 8 -0,67 8 2 7,33 6 4 4,67 2 1 1,67 9 11 5,33 34 34 22,66 263,004 14 244 244 1802 8721
% 52

245 1040 ELİF EMİNOĞLU 5F 8 12 4,00 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 6 13 1,67 10 10 6,67 38 51 21,01 262,989 16 245 245 1803 8722
% 52

246 1987 MUH*M ED ENES 5K 9 11 5,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 6 4 4,67 8 12 4,00 8 12 4,00 36 54 18,00 262,269 14 246 246 1827 8788
% 52

247 1741 H NAZ ÖLÇEK 5L 6 7 3,67 6 4 4,67 9 1 8,67 4 3 3,00 3 1 2,67 28 16 22,68 261,477 20 247 247 1846 8867
% 53

248 376 REMZİYE DERE 5D 9 10 5,67 6 3 5,00 6 4 4,67 3 5 1,33 5 11 1,33 7 10 3,67 36 43 21,67 260,754 27 248 248 1863 8936
% 53

249 27 TUĞBA NUR DURSUN 5B 9 11 5,33 3 7 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 7 13 2,67 8 12 4,00 37 53 19,33 260,535 31 249 249 1872 8962
% 53

250 1970 MERT KORKMAZ 5K 11 9 8,00 6 4 4,67 7 3 6,00 3 6 1,00 6 13 1,67 33 35 21,34 260,418 15 250 250 1875 8972
% 54

251 2008 NİSA BEŞKARDEŞ 5F 9 8 6,33 6 4 4,67 8 1 7,67 2 3 1,00 3 5 1,33 6 13 1,67 34 34 22,67 259,839 17 251 251 1888 9014
% 54

252 2071 TUĞÇE ARIBURNU 5K 4 3 3,00 7 3 6,00 5 2 4,33 9 1 8,67 1 0 1,00 6 8 3,33 32 17 26,33 259,798 16 252 252 1890 9019
% 54

253 49 ELİF SAFİYE AKSU 5A 7 10 3,67 6 4 4,67 8 2 7,33 6 0 6,00 7 9 4,00 4 15 -1,00 38 40 24,67 259,711 31 253 253 1892 9023
% 54

254 883 BARAN   FI*T 5E 10 7 7,67 6 4 4,67 9 1 8,67 2 6 0,00 3 7 0,67 4 9 1,00 34 34 22,68 259,434 31 254 254 1895 9048
% 54

255 1996 MUSTAFA BORA TUNA 5H 10 10 6,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 6 9 3,00 32 33 21,00 259,408 15 255 255 1896 9051
% 54

256 137 EYŞAN AKKAYA 5B 6 12 2,00 5 5 3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 6 13 1,67 9 11 5,33 39 48 22,99 258,823 32 256 256 1910 9100
% 54

257 891 BEDR HAN CELEBİ 5I 11 9 8,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 6 14 1,33 5 15 0,00 39 51 21,99 258,627 17 257 257 1914 9118
% 54

258 2431 ECE SELİ  ÜSTÜN 5A 9 10 5,67 4 5 2,33 4 1 3,67 6 2 5,33 3 7 0,67 8 12 4,00 34 37 21,67 258,487 32 258 258 1919 9129
% 54

259 442 BARAN SALİH 5G 7 5 5,33 3 3 2,00 5 1 4,67 3 2 2,33 5 3 4,00 23 14 18,33 258,361 14 259 259 1924 9140
% 55

260 1939 MALİK EKİN 5H 10 10 6,67 6 3 5,00 5 2 4,33 0 1 -0,33 2 5 0,33 7 9 4,00 30 30 20,00 257,884 16 260 260 1936 9176
% 55

261 391 ZEYNEP KOLAT 5D 5 12 1,00 3 6 1,00 4 4 2,67 0 7 -2,33 9 7 6,67 8 9 5,00 29 45 14,01 257,863 28 261 261 1940 9181
% 55

262 564 ELİF EYLÜL ÇAKIR 5D 2 4 0,67 4 5 2,33 8 2 7,33 8 7 5,67 5 6 3,00 27 24 19,00 257,845 29 262 262 1942 9184
% 55

263 994 ESİLA KAPÇİ 5K 12 8 9,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 12 2,00 8 12 4,00 32 56 13,32 257,827 17 263 263 1943 9185
% 55

264 1397 EYLÜL GİZEM SÖNMEZ5L 12 8 9,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 8 12 4,00 4 16 -1,33 34 56 15,33 256,863 21 264 264 1967 9272
% 55
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

KATILIMLAR

265 126 MAHİR ÇOBAN 5K 8 7 5,67 2 1 1,67 6 2 5,33 2 3 1,00 7 6 5,00 2 9 -1,00 27 28 17,67 256,297 18 265 265 1977 9323
% 56

266 2005 NEVRA TOPUZ 5G 5 15 0,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 9 11 5,33 6 14 1,33 38 52 20,66 254,627 15 266 266 2009 9497
% 57

267 2011 NİSA FIRAT 5H 9 5 7,33 3 1 2,67 8 1 7,67 3 3 2,00 0 2 -0,67 3 2 2,33 26 14 21,33 254,410 17 267 267 2015 9516
% 57

268 112 ALİ ŞİMŞEK 5B 9 11 5,33 4 6 2,00 7 3 6,00 10 0 10,00 5 15 0,00 6 14 1,33 41 49 24,66 254,407 33 268 268 2016 9517
% 57

269 3 ÇINAR KANDEMİR 5I 5 15 0,00 5 5 3,33 7 3 6,00 3 6 1,00 5 7 2,67 9 8 6,33 34 44 19,33 253,877 18 269 269 2029 9570
% 57

270 980 ECRİN SAĞLAM 5K 7 7 4,67 7 0 7,00 5 4 3,67 6 6 4,00 2 8 -0,67 27 25 18,67 253,697 19 270 270 2033 9581
% 57

271 1051 ELİF TEKECİ 5I 9 11 5,33 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 9 11 5,33 33 57 13,99 250,908 19 271 271 2099 9861
% 59

272 2009 NİSA KU U 5K 10 9 7,00 4 6 2,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 15 0,00 5 15 0,00 38 51 21,00 250,077 20 272 272 2118 9942
% 59

273 27 EMİRHAN BAYKUŞ 5I 7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 8 12 4,00 7 13 2,67 34 56 15,34 249,437 20 273 273 2134 9992
% 60

274 332 BAHRİ EFE MAKSUTOĞLU5D 6 12 2,00 3 6 1,00 5 4 3,67 8 2 7,33 5 12 1,00 8 10 4,67 35 46 19,67 248,996 30 274 274 2145 10035
% 60

275 470 DOĞA ERİŞOĞLU 5E 8 9 5,00 3 4 1,67 9 1 8,67 3 1 2,67 5 9 2,00 28 24 20,01 248,275 32 275 275 2156 10095
% 60

276 2018 ÖMER FATİH YILMAZ 5I 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 10 0 10,00 8 12 4,00 6 14 1,33 36 54 17,99 247,395 21 276 276 2178 10179
% 61

277 0 HAVİN YAĞMUR BAYİYİT5F 6 14 1,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 6 4 4,67 9 11 5,33 5 15 0,00 35 55 16,66 247,340 18 277 277 2180 10184
% 61

278 1772 İSHAK GÜN*OĞDU 5F 5 8 2,33 6 4 4,67 9 0 9,00 1 4 -0,33 2 7 -0,33 6 4 4,67 29 27 20,01 247,319 19 278 278 2181 10188
% 61

279 1557 EYMEN ŞEKER 5K 9 11 5,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 8 12 4,00 7 13 2,67 29 61 8,66 244,885 21 279 279 2234 10407
% 62

280 949 ÇAĞLAR YAZÇİÇEK 5I 8 12 4,00 3 7 0,67 8 2 7,33 6 4 4,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 37 53 19,34 244,305 22 280 280 2248 10453
% 62

281 2113 ZE* EP ADA TEKE 5E 5 14 0,33 2 6 0,00 5 4 3,67 5 4 3,67 8 11 4,33 6 10 2,67 31 49 14,67 244,161 33 281 281 2252 10474
% 62

282 107 ZEYNEP SU ERDOĞAN 5A 6 14 1,33 4 5 2,33 9 1 8,67 7 1 6,67 6 10 2,67 4 15 -1,00 36 46 20,67 243,197 33 282 282 2268 10558
% 63

283 791 AHSEN AÜŞRA NERGİZ5F 6 14 1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 8 2,33 10 6 8,00 27 52 9,66 242,755 20 283 283 2274 10598
% 63

284 2035 EREN NİŞANCI 5L 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 10 10 6,67 8 12 4,00 31 59 11,33 242,327 22 284 284 2286 10637
% 63

285 840 AMİR             Rİ 5I 8 12 4,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 6 11 2,33 6 14 1,33 32 55 13,66 241,976 23 285 285 2292 10663
% 64

286 412 KUZEY EMİR ÇAKIR 5E 4 8 1,33 3 4 1,67 6 3 5,00 1 0 1,00 2 2 1,33 6 4 4,67 22 21 15,00 241,776 34 286 286 2297 10684
% 64

287 110 ZÜMRA KIZILKAYA 5A 9 11 5,33 5 5 3,33 8 2 7,33 5 4 3,67 2 14 -2,67 6 10 2,67 35 46 19,66 241,126 34 287 287 2323 10766
% 64

288 133 ESMANUR  SÜT 5B 7 12 3,00 4 6 2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 36 53 18,34 240,504 34 288 288 2335 10822
% 65

289 157 BURAK KAHRAMAN 5G 9 11 5,33 6 4 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 34 56 15,33 240,233 16 289 289 2341 10845
% 65

290 837 ALPEREN KURU 5H 9 11 5,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 31 59 11,34 239,427 18 290 290 2361 10932
% 65

291 330 AZRA AY E KARTAL 5D 5 13 0,67 2 6 0,00 7 3 6,00 4 6 2,00 7 13 2,67 7 13 2,67 32 54 14,01 238,600 31 291 291 2382 11009
% 66

292 2034 RAVZA SARIMUSTAFAOĞL5G 8 12 4,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 31 59 11,33 237,437 17 292 292 2412 11132
% 66

293 2002 NERGIS KORUKLUOĞLU5F 12 8 9,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 28 62 7,32 237,387 21 293 293 2415 11144
% 66

294 306 ELÇİN GÜ SL 5F 10 10 6,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 11 1,33 22 34 10,66 236,951 22 294 294 2426 11187
% 67

295 287 ALİ ABDÜLKERİMOĞLU5E 5 14 0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 11 2,33 8 9 5,00 29 54 11,00 236,901 35 295 295 2428 11192
% 67

296 1881 KUZEY BERAT BİLİR 5L 4 6 2,00 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 25 25 16,66 236,481 23 296 296 2437 11231
% 67

297 2121 ZÜLFİKAR EFE ÇALKIÇ 5F 9 11 5,33 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 30 60 9,99 236,072 23 297 297 2446 11272
% 67
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

KATILIMLAR

298 182 MUSTAFACAN SÜT 5B 8 12 4,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 37 53 19,33 235,429 35 298 298 2458 11341
% 68

299 2068 TUANA BÜLBÜL 5H 4 4 2,67 6 2 5,33 9 1 8,67 2 1 1,67 1 10 -2,33 4 4 2,67 26 22 18,68 235,004 19 299 299 2466 11385
% 68

300 1828 KEREM AKTAŞ 5E 10 8 7,33 4 5 2,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 8 1,33 1 17 -4,67 30 47 14,32 234,756 36 300 300 2472 11412
% 68

301 1992 M TALHA ORHAN 5F 5 11 1,33 3 7 0,67 2 2 1,33 1 1 0,67 1 2 0,33 9 8 6,33 21 31 10,66 234,692 24 301 301 2474 11422
% 68

302 988 EDA NUR CEYLAN 5L 6 12 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 5 2,33 4 13 -0,33 10 10 6,67 29 55 10,67 234,356 24 302 302 2486 11468
% 68

303 0 AHMET YILDIRIM 5H 1 14 -3,67 4 6 2,00 7 3 6,00 8 5 6,33 5 12 1,00 25 40 11,66 233,983 20 303 303 2495 11503
% 69

304 2135 SAIİH İIHANLI 5K 6 14 1,33 5 5 3,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 6 14 1,33 31 59 11,33 233,763 22 304 304 2497 11525
% 69

305 0 A* A RAHF 5K 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 9 11 5,33 30 60 10,01 232,973 23 305 305 2514 11605
% 69

306 2131 ESRA BADEM 5H 11 9 8,00 5 5 3,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 33 57 13,99 230,117 21 306 306 2574 11878
% 71

307 1983 MUHAMETALİ 5L 3 9 0,00 6 4 4,67 7 3 6,00 1 2 0,33 7 5 5,33 2 18 -4,00 26 41 12,33 229,989 25 307 307 2577 11889
% 71

308 2123 ZÜMRA NARİN 5G 6 14 1,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 8 12 4,00 4 16 -1,33 30 60 10,00 229,956 18 308 308 2579 11895
% 71

309 2060 ŞEYMA NUR AKKAYA 5I 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 7 13 2,67 28 62 7,33 228,964 24 309 309 2610 12015
% 72

310 2090 YİĞİT ÇINAR GÜLEN 5E 7 13 2,67 4 6 2,00 3 6 1,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 28 61 7,67 228,937 37 310 310 2611 12022
% 72

311 2085 YAPRAK YILDIZ 5H 4 7 1,67 2 8 -0,67 5 4 3,67 5 5 3,33 0 6 -2,00 9 9 6,00 25 39 12,00 228,881 22 311 311 2613 12027
% 72

312 104 ENAM HAŞİŞO 5G 5 15 0,00 5 5 3,33 8 2 7,33 6 4 4,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 35 55 16,67 228,375 19 312 312 2626 12083
% 72

313 214 BURAK GÖRGEN 5K 4 16 -1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 14 0,33 9 11 5,33 31 58 11,66 228,049 24 313 313 2642 12130
% 72

314 378 SELEHATTİN YİĞİT 5D 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 8 12 4,00 7 13 2,67 25 65 3,33 227,417 32 314 314 2655 12201
% 73

315 2117 ZEYNEP GÜLÇAY 5G 8 12 4,00 0 10 -3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 4 16 -1,33 6 13 1,67 31 58 11,67 226,659 20 315 315 2672 12288
% 73

316 37 YUSUF BORAN BABAYİĞİ5H 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 9 11 5,33 28 62 7,33 226,393 23 316 316 2676 12310
% 73

317 2077 UTKU ŞEKER 5K 7 13 2,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 5 15 0,00 28 62 7,34 226,393 25 316 316 2676 12310
% 73

318 631 CANER TURAN 5E 10 10 6,67 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 28 62 7,33 226,257 38 318 318 2683 12333
% 74

319 776 AHMET DİREK 5H 2 18 -4,00 4 5 2,33 9 0 9,00 5 11 1,33 6 5 4,33 26 39 12,99 225,990 24 319 319 2694 12367
% 74

320 918 BERRE ÖZCAN 5K 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 11 9 8,00 28 62 7,34 225,384 26 320 320 2711 12452
% 74

321 394 ELİSA BAYIR 5D 8 10 4,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 14 0,33 4 14 -0,67 28 57 9,00 225,076 33 321 321 2717 12479
% 74

322 1951 MARİA MUKREŞ 5I 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 13 1,67 6 14 1,33 27 62 6,34 224,492 25 322 322 2728 12555
% 75

323 0 M OSMAN İHTİYAROĞLU5F 5 15 0,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 8 12 4,00 28 62 7,33 224,245 25 323 323 2738 12580
% 75

324 132 EMRE SAZAK 5B 4 1 3,67 2 6 0,00 3 6 1,00 2 4 0,67 0 1 -0,33 5 8 2,33 16 26 7,34 223,975 36 324 324 2747 12612
% 75

325 2250 OĞUZHAN Ö *UR T 5L 4 16 -1,33 4 5 2,33 7 3 6,00 4 6 2,00 8 11 4,33 3 17 -2,67 30 58 10,66 223,274 26 325 325 2767 12684
% 76

326 0 BERRA ATAL Y 5F 8 10 4,67 3 6 1,00 1 6 -1,00 2 4 0,67 5 12 1,00 19 38 6,34 222,995 26 326 326 2773 12712
% 76

327 1788 İZZET AYDIN 5G 4 14 -0,67 8 2 7,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 29 49 12,66 222,880 21 327 327 2780 12729
% 76

328 2066 T ZGAR ÇINAR KOZA 5G 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 8 12 4,00 3 17 -2,67 28 62 7,33 222,689 22 328 328 2784 12746
% 76

329 1952 MAYA SABUNİ 5G 3 17 -2,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 9 11 5,33 4 16 -1,33 29 61 8,66 222,335 23 329 329 2789 12778
% 76

330 410 MİKAİ  TL GR 5K 5 15 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 6 3,00 21 40 7,67 222,259 27 330 330 2793 12791
% 76
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

KATILIMLAR

331 4049 SOFYA ALİYEVA 5L 4 9 1,00 1 4 -0,33 2 6 0,00 4 3 3,00 6 8 3,33 3 11 -0,67 20 41 6,33 221,790 27 331 331 2808 12844
% 77

332 2059 ŞE *A HAŞİŞO 5L 7 12 3,00 2 8 -0,67 5 4 3,67 3 15 -2,00 8 12 4,00 25 51 8,00 221,602 28 332 332 2813 12862
% 77

333 426 KADİREYMENYUMAK 6E 6 11 2,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 14 0,33 7 13 2,67 26 60 6,00 221,570 1 333 333 2814 12864
% 77

334 1047 ELİF NAZ  ARISOY 5E 3 9 0,00 1 4 -0,33 2 4 0,67 1 4 -0,33 5 8 2,33 5 7 2,67 17 36 5,01 221,361 39 334 334 2820 12882
% 77

335 869 AZRA ARSLAN 5L 7 13 2,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 8 12 4,00 2 18 -4,00 27 63 6,00 220,151 29 335 335 2844 13017
% 78

336 85 HÜSEİNÇ ÇELİK 5L 3 17 -2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 7 12 3,00 8 12 4,00 26 63 5,00 220,111 30 336 336 2850 13026
% 78

337 359 HAMZA ABİK 5D 9 11 5,33 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 28 62 7,33 220,024 34 337 337 2852 13037
% 78

338 69 DERİN ECE KÜÇÜK 5E 8 12 4,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 6 12 2,00 27 61 6,67 219,994 40 338 338 2854 13039
% 78

339 2028 NİSA DALDAL 5L 6 10 2,67 3 3 2,00 5 4 3,67 1 7 -1,33 3 8 0,33 3 9 0,00 21 41 7,34 219,568 31 339 339 2862 13091
% 78

340 806 ALİ K YRA 5E 7 12 3,00 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 6 13 1,67 30 58 10,67 219,305 41 340 340 2868 13117
% 78

341 1069 EMİRHAN ÖZTÜRK 5I 6 14 1,33 4 6 2,00 4 4 2,67 3 4 1,67 3 16 -2,33 8 12 4,00 28 56 9,34 218,965 26 341 341 2876 13153
% 78

342 999 EFE TAMGÖZ 5F 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 26 64 4,66 217,776 27 342 342 2914 13294
% 79

343 512 ABDULKAADER BALALOU5F 7 11 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 8 2 7,33 3 17 -2,67 5 14 0,33 30 57 10,99 216,728 28 343 343 2945 13413
% 80

344 400 HABİBULLAH KILAVUZ 5K 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 13 1,67 5 12 1,00 24 62 3,34 215,936 28 344 344 2972 13513
% 81

345 1030 EĞE YAĞIZ 5G 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 26 64 4,66 215,205 24 345 345 2989 13574
% 81

346 0 YUNUS EMRE  *LDIRIM5F 6 14 1,33 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 30 60 10,00 215,100 29 346 346 2996 13592
% 81

347 764 ABDURRAHMAN YEŞİLYER5H 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 8 12 4,00 4 16 -1,33 23 67 0,67 214,797 25 347 347 3003 13624
% 81

348 1740 HAYRÜNNİSAH TİLKİ 5G 7 13 2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 27 63 6,00 214,768 25 348 348 3005 13628
% 81

349 2110 ZEHRA GÜLÇAY 5H 6 13 1,67 4 6 2,00 9 1 8,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 29 60 9,00 213,130 26 349 349 3064 13827
% 82

350 926 BİRSU GÖKÇE 5H 6 11 2,33 5 5 3,33 7 2 6,33 4 6 2,00 3 17 -2,67 4 15 -1,00 29 56 10,32 211,608 27 350 350 3098 13992
% 83

351 1999 NAZLI EL İ * KMAK 5K 10 10 6,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 4 16 -1,33 26 64 4,67 211,484 29 351 351 3103 14006
% 84

352 2078 VEYSEL KARAMAN 5F 7 13 2,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 5 15 0,00 3 17 -2,67 27 63 5,99 209,937 30 352 352 3137 14173
% 85

353 1912 LAMİYA ALŞEYİH  4 16 -1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 24 66 2,01 209,053 1 353 353 3162 14271
% 85

354 1226 ESMA BETÜL ALAS 5I 8 12 4,00 4 6 2,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 18 -4,00 6 14 1,33 27 63 6,00 209,033 27 354 354 3163 14274
% 85

355 63 MUHAMMED EMİN AYAR5L 9 11 5,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 3 16 -2,33 25 64 3,66 208,943 32 355 355 3167 14286
% 85

356 2001 NEHİR TU* A GEDIK 5F 5 15 0,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 24 66 2,00 208,679 31 356 356 3180 14321
% 85

357 1552 EYMEN ÖZTÜRK 5G 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 2 18 -4,00 25 65 3,33 208,669 26 357 357 3181 14323
% 85

358 2403 SEDANUR YILMAZ 5H 8 12 4,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 13 1,67 3 17 -2,67 22 67 -0,34 208,405 28 358 358 3186 14346
% 86

359 2023 RANA ELZ*M 5F 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 25 65 3,34 208,188 32 359 359 3194 14372
% 86

360 907 BERK MIZRAK 5L 5 12 1,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 1 6 -1,00 4 12 0,00 5 14 0,33 22 57 2,99 207,962 33 360 360 3203 14402
% 86

361 1979 MUHAMMED C*ÜNEYD 5H 8 11 4,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 6 14 1,33 26 63 4,99 207,721 29 361 361 3208 14422
% 86

362 1760 İRFAN AYDIN 5G 2 9 -1,00 1 8 -1,67 4 6 2,00 2 6 0,00 6 8 3,33 3 14 -1,67 18 51 0,99 206,707 27 362 362 3240 14529
% 87

363 1057 EMİRHAN ÇELEBİ 5I 7 13 2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 26 64 4,68 206,688 28 363 363 3242 14531
% 87
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

KATILIMLAR

364 2074 UMUT YALUK 5H 4 14 -0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 26 62 5,32 206,387 30 364 364 3250 14569
% 87

365 2076 URAS ÖZTÜRK 5F 8 9 5,00 3 17 -2,67 11 26 2,33 206,364 33 365 365 3252 14574
% 87

366 0  4 16 -1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 22 68 -0,67 205,708 2 366 366 3271 14637
% 87

367 1959 MEHMET BERDAN DALMIŞ5H 8 12 4,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 22 68 -0,66 205,437 31 367 367 3275 14663
% 87

368 2051 SONER SEPETCİ 5K 3 12 -1,00 5 3 4,00 3 4 1,67 4 5 2,33 3 13 -1,33 4 10 0,67 22 47 6,34 205,243 30 368 368 3283 14685
% 88

369 801 ALİ SİMO 5F 6 14 1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 23 67 0,67 205,107 34 369 369 3287 14704
% 88

370 178 HASA NABU 5K 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 6 0,00 2 17 -3,67 8 11 4,33 25 61 4,66 204,889 31 370 370 3294 14732
% 88

371 2045 SELİM ÇINAR BAŞARAN5K 5 14 0,33 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 16 -2,33 6 14 1,33 26 62 5,33 204,860 32 371 371 3295 14733
% 88

372 2013 NİSANUR SAĞIR 5H 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 24 66 1,99 204,147 32 372 372 3309 14788
% 88

373 951 ÇINAR BERK ALTUNER 5H 6 14 1,33 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 25 65 3,33 203,181 33 373 373 3341 14889
% 89

374 2084 YAMEN ALABRASH     A 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 7 -0,33 6 12 2,00 3 17 -2,67 21 66 -1,00 202,456 3 374 374 3362 14953
% 89

375 1980 ALİ FAYDALI 5I 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 23 67 0,67 202,383 29 375 375 3364 14960
% 89

376 971 DOĞA BEKTAŞ 5L 2 9 -1,00 3 5 1,33 2 3 1,00 3 6 1,00 1 5 -0,67 11 28 1,66 202,241 34 376 376 3370 14982
% 89

377 793 KAMAR MİRAY 5H 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 23 67 0,66 202,119 34 377 377 3376 14994
% 89

378 2109 ZEHRA BAYKUŞ 5K 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 18 -4,00 6 14 1,33 24 66 1,99 201,611 33 378 378 3384 15035
% 90

379 2012 NİSA     ÜNVER 5I 5 15 0,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 24 66 2,00 201,412 30 379 379 3394 15057
% 90

380 2000 NECDET BATIN 5G 4 16 -1,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 16 -2,33 7 13 2,67 25 64 3,68 201,183 28 380 380 3402 15079
% 90

381 1991 MUHAMMEDTALHAASSLANC5I 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 22 68 -0,68 200,965 31 381 381 3406 15102
% 90

382 21140 ZEYNEP DEĞER 5G 4 16 -1,33 1 9 -2,00 1 8 -1,67 4 6 2,00 6 13 1,67 5 15 0,00 21 67 -1,33 199,747 29 382 382 3427 15209
% 91

383 804 ALİ EMİR DEMİRER 5G 4 16 -1,33 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 1 19 -5,33 7 13 2,67 29 61 8,68 199,037 30 383 383 3449 15272
% 91

384 1098 ERV*UR  ASMAKY A 5I 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 8 12 4,00 22 68 -0,67 198,488 32 384 384 3468 15329
% 91

385 1776 İSMAİL DİZMAN 5K 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 23 67 0,66 198,051 34 385 385 3480 15374
% 92

386 2040 SAMET EYMEN KARACA5H 3 17 -2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 8 12 4,00 22 68 -0,66 197,039 35 386 386 3503 15453
% 92

387 1346 EYLÜLAYLA ÜŞTÜNBAŞ5I 6 14 1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 19 61 -1,33 196,136 33 387 387 3522 15523
% 93

388 0 YASİN CAN GÜR 5F 3 17 -2,67 4 4 2,67 1 5 -0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 4 13 -0,33 19 62 -1,67 195,363 35 388 388 3536 15584
% 93

389 2083 YASİN DEBELONİ 5L 6 13 1,67 0 10 -3,33 0 10 -3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 19 70 -4,33 194,845 35 389 389 3548 15628
% 93

390 880 AZ * KAIEIİ 5H 4 15 -1,00 2 7 -0,33 3 7 0,67 2 11 -1,67 5 10 1,67 16 50 -0,66 194,556 36 390 390 3554 15647
% 93

391 18 BURAKCAN KÖSE 5F 3 17 -2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 23 67 0,67 192,123 36 391 391 3591 15796
% 94

392 77 İNCİ TEYMUROVA 5I 4 16 -1,33 0 10 -3,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 22 68 -0,66 191,340 34 392 392 3606 15861
% 95

393 968 DİYALA ANİN 5F 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 2 18 -4,00 21 69 -2,00 190,931 37 393 393 3612 15893
% 95

394 1075 ENES DAHIR 5F 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 15 -1,00 20 69 -3,00 188,724 38 394 394 3647 16019
% 96

395 1082 ERENÇAVUŞ 5K 6 14 1,33 1 7 -1,33 1 7 -1,33 0 2 -0,67 1 14 -3,67 5 10 1,67 14 54 -4,00 187,745 35 395 395 3656 16061
% 96

396 772 AHMET K* GINYÜREK 5K 3 17 -2,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 2 18 -4,00 21 69 -2,01 186,852 36 396 396 3663 16103
% 96
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

KATILIMLAR

397 1990 MUHAMMED TAKOUT 5I 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 18 -4,00 4 16 -1,33 21 69 -1,99 186,699 35 397 397 3664 16113
% 96

398 2098 YUSUF RAHMAN ATEŞ 5H 0 20 -6,67 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 14 0,33 6 14 1,33 21 68 -1,68 186,187 37 398 398 3667 16131
% 96

399 894 BERAT FİDAN 5H 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 1 1,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 3 17 -2,67 18 65 -3,66 185,749 38 399 399 3671 16153
% 96

400 1872 KEVSER ABO 5K 9 11 5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 2 18 -4,00 20 70 -3,34 185,199 37 400 400 3675 16175
% 96

401 2030 RAHAF   YASİN 5K 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 21 69 -2,00 184,392 38 401 401 3682 16201
% 97

402 890 YEŞİLYER 5G 1 19 -5,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 20 70 -3,33 181,401 31 402 402 3712 16333
% 97

403 52 FEDİR ROZDİENİEVSKYİ5F 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 2 18 -4,00 19 71 -4,66 179,437 39 403 403 3726 16387
% 98

404 1574 EYMEN ZABUN 5L 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 7 13 2,67 19 71 -4,67 178,775 36 404 404 3729 16406
% 98

405 1974 MDFAHED 5I 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 17 -2,67 3 16 -2,33 20 69 -3,00 178,088 36 405 405 3735 16418
% 98

406 2106 YASİN AKKUŞ 5G 4 16 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 8 -1,67 3 16 -2,33 4 16 -1,33 18 70 -5,33 177,944 32 406 406 3737 16425
% 98

407 2111 ZEKERİYA ABU 5L 1 19 -5,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 16 74 -8,67 176,541 37 407 407 3745 16463
% 98

408 1994 MUHAMMET TÜRKMEN5F 2 18 -4,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 6 4 4,67 6 14 1,33 1 19 -5,33 18 72 -5,99 173,519 40 408 408 3760 16524
% 99

409 932 AA A AUB** KT  R 5K 3 17 -2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 16 -2,33 2 16 -3,33 18 69 -5,00 171,481 39 409 409 3774 16567
% 99

410 78600 A*ET  ÖRENÇ 5G 3 17 -2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 18 72 -6,00 169,803 33 410 410 3780 16589
% 99

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

SINIF:  

KATILIMLAR

1 1912 LAMİYA ALŞEYİH  4 16 -1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 24 66 2,01 209,053 1 353 353 3162 14271
% 85

2 0  4 16 -1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 22 68 -0,67 205,708 2 366 366 3271 14637
% 87

3 2084 YAMEN ALABRASH     A 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 7 -0,33 6 12 2,00 3 17 -2,67 21 66 -1,00 202,456 3 374 374 3362 14953
% 89
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5A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

SINIF: 5A

KATILIMLAR

1 79 NİSA NUR ÖZER 5A 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 17 3 16,00 13 5 11,33 72 16 66,67 421,323 1 16 16 76 644
% 3,84

2 30 AYŞE AYÇİÇEK 5A 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 3 3 2,00 16 2 15,33 16 3 15,00 70 13 65,66 420,262 2 17 17 80 666
% 3,97

3 34 BİLGE MERCANOĞLU 5A 16 4 14,67 5 5 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 18 2 17,33 14 6 12,00 70 20 63,33 418,481 3 18 18 83 704
% 4,20

4 40 BERK UZUNGÜN 5A 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 16 4 14,67 15 5 13,33 71 19 64,67 408,869 4 24 24 121 930
% 5,55

5 0 ÖMER KARAKAYA 5A 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 2 6,33 15 4 13,67 14 6 12,00 69 19 62,66 402,876 5 28 28 150 1075
% 6,41

6 95 TUSEM GÜLBÜZ 5A 17 3 16,00 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 12 8 9,33 16 4 14,67 71 19 64,67 402,783 6 29 29 151 1077
% 6,42

7 55 HANZADE ERİK 5A 16 3 15,00 8 1 7,67 9 0 9,00 8 2 7,33 11 5 9,33 16 2 15,33 68 13 63,66 400,853 7 30 30 161 1128
% 6,73

8 57 FARUKCAN KIRNAPCI 5A 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 2 4,33 15 3 14,00 13 7 10,67 65 20 58,33 394,314 8 36 36 193 1315
% 7,84

9 83 ÖMER DUMAN 5A 14 5 12,33 5 5 3,33 10 0 10,00 6 3 5,00 15 5 13,33 15 5 13,33 65 23 57,32 393,281 9 39 39 197 1361
% 8,12

10 103 YEŞİM BAYAR 5A 15 5 13,33 5 5 3,33 8 2 7,33 8 2 7,33 13 7 10,67 15 5 13,33 64 26 55,32 383,175 10 48 48 248 1689
% 10

11 333 BERK ALBAYRAK 5A 15 4 13,67 5 5 3,33 9 0 9,00 5 4 3,67 14 4 12,67 13 7 10,67 61 24 53,01 381,627 11 50 50 258 1745
% 10

12 286 ENSAR ALİ GÜVEN 5A 18 2 17,33 3 7 0,67 10 0 10,00 7 3 6,00 13 6 11,00 11 9 8,00 62 27 53,00 378,424 12 57 57 284 1872
% 11

13 59 FATİH KARADENİZ 5A 16 3 15,00 7 3 6,00 9 0 9,00 3 2 2,33 11 6 9,00 13 6 11,00 59 20 52,33 372,633 13 65 65 318 2060
% 12

14 1521 BERKE EMİR BAYER 5A 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 1 0 1,00 16 3 15,00 10 10 6,67 57 23 49,34 371,802 14 66 66 322 2102
% 13

15 64 KUZEY DENİZ ÇOLAK 5A 11 9 8,00 7 3 6,00 5 5 3,33 9 1 8,67 12 8 9,33 17 3 16,00 61 29 51,33 365,685 15 72 72 361 2337
% 14

16 50 ELİF SARUÇ 5A 12 8 9,33 6 4 4,67 10 0 10,00 6 4 4,67 15 4 13,67 11 9 8,00 60 29 50,34 365,235 16 74 74 364 2355
% 14

17 48 EFE ŞENTÜRK 5A 12 6 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 2 6,33 11 7 8,67 13 7 10,67 60 25 51,67 358,072 17 82 82 421 2698
% 16

18 41 BERRA ÇINAR 5A 12 7 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 13 6 11,00 10 8 7,33 59 27 50,00 354,907 18 84 84 442 2828
% 17

19 96 YAĞI ZGÖKTUĞ FAKİÇ 5A 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 11 9 8,00 11 9 8,00 61 29 51,34 353,940 19 87 87 455 2884
% 17

20 73 MURAT EFE KAYAR 5A 14 6 12,00 8 2 7,33 4 1 3,67 13 7 10,67 12 8 9,33 51 24 43,00 352,845 20 89 89 465 2924
% 17

21 39 BERAT KARADENİZ 5A 11 8 8,33 7 2 6,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 6 7,00 13 6 11,00 58 24 49,99 346,586 21 93 93 526 3213
% 19

22 34 MİNA TURAN 5A 11 8 8,33 5 5 3,33 9 1 8,67 2 2 1,33 13 2 12,33 10 8 7,33 50 26 41,32 342,682 22 99 99 566 3390
% 20

23 54 ERVA AKTAŞ 5A 12 6 10,00 6 4 4,67 9 1 8,67 4 5 2,33 10 8 7,33 13 6 11,00 54 30 44,00 342,016 23 102 102 574 3426
% 20

24 99 YAVUZ ÖZTÜRK 5A 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 3 5,00 7 12 3,00 11 8 8,33 56 31 45,67 329,622 24 125 125 723 4133
% 25

25 44 ÇINAR GÜLER 5A 10 10 6,67 9 1 8,67 10 0 10,00 4 6 2,00 9 9 6,00 12 8 9,33 54 34 42,67 324,919 25 133 133 780 4370
% 26

26 66 METE  ERTÜ K 5A 11 7 8,67 8 2 7,33 7 2 6,33 5 5 3,33 9 10 5,67 9 11 5,33 49 37 36,66 309,868 26 155 155 980 5293
% 32

27 78 NEHİR TURNA 5A 10 7 7,67 7 2 6,33 9 1 8,67 9 8 6,33 9 10 5,67 44 28 34,67 307,547 27 159 159 1007 5440
% 32

28 353 ESİLA IŞIK 5A 8 12 4,00 4 6 2,00 7 3 6,00 7 3 6,00 12 7 9,67 9 11 5,33 47 42 33,00 305,548 28 164 164 1035 5573
% 33

29 62 EDA KARAMIZRAK 5A 12 6 10,00 5 4 3,67 8 2 7,33 5 0 5,00 6 7 3,67 6 7 3,67 42 26 33,34 296,861 29 181 181 1143 6144
% 37

30 89 EYLÜL KIZILASLAN 5A 12 8 9,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 3 2,00 5 12 1,00 9 8 6,33 41 39 28,00 283,762 30 201 201 1360 7046
% 42

31 49 ELİF SAFİYE AKSU 5A 7 10 3,67 6 4 4,67 8 2 7,33 6 0 6,00 7 9 4,00 4 15 -1,00 38 40 24,67 259,711 31 253 253 1892 9023
% 54

32 2431 ECE SELİ  ÜSTÜN 5A 9 10 5,67 4 5 2,33 4 1 3,67 6 2 5,33 3 7 0,67 8 12 4,00 34 37 21,67 258,487 32 258 258 1919 9129
% 54

33 107 ZEYNEP SU ERDOĞAN 5A 6 14 1,33 4 5 2,33 9 1 8,67 7 1 6,67 6 10 2,67 4 15 -1,00 36 46 20,67 243,197 33 282 282 2268 10558
% 63



5A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

SINIF: 5A

KATILIMLAR

34 110 ZÜMRA KIZILKAYA 5A 9 11 5,33 5 5 3,33 8 2 7,33 5 4 3,67 2 14 -2,67 6 10 2,67 35 46 19,66 241,126 34 287 287 2323 10766
% 64
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5B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

SINIF: 5B

KATILIMLAR

1 246 ZEYNEP ECE BERBER 5B 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 17 2 16,33 17 3 16,00 76 13 71,67 437,385 1 6 6 33 340
% 2,03

2 178 METEHAN BİLGİÇ 5B 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 15 4 13,67 15 5 13,33 74 15 69,00 421,496 2 15 15 74 640
% 3,82

3 233 SEÇİL MERCANOĞLU 5B 15 5 13,33 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 15 5 13,33 17 3 16,00 73 17 67,33 417,005 3 19 19 89 746
% 4,45

4 118 AYZA TAŞ 5B 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 12 5 10,33 17 3 16,00 69 18 63,00 397,716 4 33 33 177 1218
% 7,26

5 138 GÖKÇEN BAYSAL 5B 13 7 10,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 1 7,67 14 5 12,33 16 4 14,67 68 20 61,34 395,490 5 35 35 187 1280
% 7,63

6 185 NİL KERKEZ 5B 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 15 5 13,33 12 8 9,33 64 26 55,33 384,272 6 47 47 243 1649
% 9,84

7 2153 MİNA AYEZ İR 5B 13 6 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 14 4 12,67 13 7 10,67 65 22 57,68 382,902 7 49 49 251 1701
% 10

8 242 YAĞMUR ERDEM 5B 10 10 6,67 5 4 3,67 10 0 10,00 8 2 7,33 15 5 13,33 15 4 13,67 63 25 54,67 376,507 8 59 59 293 1936
% 12

9 192 ÖMER TAHA ESEN 5B 12 8 9,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 14 4 12,67 13 7 10,67 57 31 46,67 361,525 9 77 77 389 2542
% 15

10 140 YEKTA YİĞİT 5B 10 8 7,33 9 0 9,00 4 0 4,00 4 0 4,00 10 3 9,00 15 2 14,33 52 13 47,66 354,491 10 85 85 446 2849
% 17

11 180 MİRAÇ YAVAŞ 5B 11 6 9,00 4 5 2,33 10 0 10,00 7 3 6,00 11 9 8,00 14 6 12,00 57 29 47,33 348,831 11 92 92 498 3102
% 19

12 170 KAYRA MUTLU 5B 12 8 9,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 8 5,33 13 7 10,67 60 26 51,33 344,525 12 95 95 550 3312
% 20

13 11 ASLI ÖZGÜR 5B 9 11 5,33 8 2 7,33 10 0 10,00 5 5 3,33 11 8 8,33 14 6 12,00 57 32 46,32 340,796 13 105 105 593 3498
% 21

14 159 İREM SENAN 5B 14 6 12,00 5 5 3,33 10 0 10,00 6 4 4,67 11 9 8,00 10 10 6,67 56 34 44,67 340,484 14 106 106 595 3519
% 21

15 111 CANER UZUN 5B 14 6 12,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 8 7,33 8 11 4,33 57 30 46,99 337,246 15 111 111 627 3700
% 22

16 396 YAĞMUR TUNK 5B 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 9 6,00 9 9 6,00 56 30 46,00 334,939 16 117 117 653 3834
% 23

17 187 ONUR HOCAOĞLU 5B 9 11 5,33 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 10 6,67 14 6 12,00 55 35 43,33 329,704 17 124 124 720 4125
% 25

18 237 UMUT SAYAN 5B 10 9 7,00 7 3 6,00 10 0 10,00 5 4 3,67 12 8 9,33 9 11 5,33 53 35 41,33 325,691 18 131 131 774 4339
% 26

19 134 EYMEN VARLI 5B 9 2 8,33 6 3 5,00 9 0 9,00 6 1 5,67 6 5 4,33 11 4 9,67 47 15 42,00 321,991 19 138 138 815 4542
% 27

20 0 ZEYNEP ELA KIRBAŞ 5B 11 9 8,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 8 10 4,67 11 7 8,67 52 34 40,67 318,581 20 142 142 859 4739
% 28

21 119 AZRA GÜLDOĞAN 5B 13 7 10,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 11 4,33 10 10 6,67 52 37 39,67 317,431 21 143 143 876 4809
% 29

22 222 POYRAZ CEBBAR 5B 6 9 3,00 4 3 3,00 9 0 9,00 6 2 5,33 9 4 7,67 11 4 9,67 45 22 37,67 313,578 22 150 150 935 5066
% 30

23 254 ZEYNEP YUNUSOĞLU 5B 11 9 8,00 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 10 4,67 9 11 5,33 50 38 37,34 305,631 23 163 163 1033 5564
% 33

24 131 ELİF ÇAKAR 5B 9 10 5,67 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 9 5,00 9 9 6,00 50 34 38,67 304,496 24 168 168 1050 5646
% 34

25 122 BURAK GÜMÜŞ 5B 13 7 10,67 8 2 7,33 7 3 6,00 0 2 -0,67 7 13 2,67 9 10 5,67 44 37 31,67 297,508 25 179 179 1137 6100
% 36

26 2081 YAĞU R FIRAT 5B 13 6 11,00 5 5 3,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 12 2,00 6 14 1,33 44 43 29,66 282,820 26 203 203 1389 7127
% 43

27 243 YİĞİT TALHA URŞAR 5B 10 10 6,67 3 6 1,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 9 10 5,67 9 11 5,33 38 49 21,67 280,465 27 208 208 1430 7300
% 44

28 155 İNCİ GÜLER 5B 6 14 1,33 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 6 14 1,33 10 10 6,67 46 44 31,33 272,653 28 224 224 1586 7908
% 47

29 337 ECRİN HARMAN 5B 5 14 0,33 3 7 0,67 8 2 7,33 5 5 3,33 7 13 2,67 13 7 10,67 41 48 25,00 272,374 29 226 226 1591 7924
% 47

30 176 MERT IŞIK 5B 8 12 4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 8 11 4,33 10 10 6,67 37 52 19,66 269,096 30 234 234 1674 8196
% 49

31 27 TUĞBA NUR DURSUN 5B 9 11 5,33 3 7 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 7 13 2,67 8 12 4,00 37 53 19,33 260,535 31 249 249 1872 8962
% 53

32 137 EYŞAN AKKAYA 5B 6 12 2,00 5 5 3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 6 13 1,67 9 11 5,33 39 48 22,99 258,823 32 256 256 1910 9100
% 54

33 112 ALİ ŞİMŞEK 5B 9 11 5,33 4 6 2,00 7 3 6,00 10 0 10,00 5 15 0,00 6 14 1,33 41 49 24,66 254,407 33 268 268 2016 9517
% 57



5B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

SINIF: 5B

KATILIMLAR

34 133 ESMANUR  SÜT 5B 7 12 3,00 4 6 2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 36 53 18,34 240,504 34 288 288 2335 10822
% 65

35 182 MUSTAFACAN SÜT 5B 8 12 4,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 37 53 19,33 235,429 35 298 298 2458 11341
% 68

36 132 EMRE SAZAK 5B 4 1 3,67 2 6 0,00 3 6 1,00 2 4 0,67 0 1 -0,33 5 8 2,33 16 26 7,34 223,975 36 324 324 2747 12612
% 75
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5C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

SINIF: 5C

KATILIMLAR

1 298 MEHMET TUĞRA KIRVELİ5C 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 17 2 16,33 16 4 14,67 77 12 73,00 439,865 1 3 3 27 308
% 1,84

2 256 AHMET HURMA 5C 18 1 17,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 17 1 16,67 14 6 12,00 76 11 72,34 438,128 2 5 5 31 328
% 1,96

3 267 ECE YILMAZ 5C 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 16 1 15,67 15 5 13,33 74 13 69,66 429,609 3 8 8 50 469
% 2,80

4 273 EMİR HASAN ÖZKAN 5C 16 3 15,00 6 3 5,00 9 1 8,67 10 0 10,00 16 2 15,33 16 3 15,00 73 12 69,00 428,020 4 10 10 55 501
% 2,99

5 2088 YİĞİT ANIL DALYAN 5C 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 17 3 16,00 16 4 14,67 74 16 68,67 425,589 5 12 12 63 556
% 3,32

6 305 METEHAN ŞAŞMAZ 5C 14 5 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 1 7,67 16 3 15,00 17 2 16,33 73 13 68,66 423,635 6 13 13 69 595
% 3,55

7 334 CEYLİN KAHRAMAN 5C 15 4 13,67 7 3 6,00 9 1 8,67 7 2 6,33 16 3 15,00 16 4 14,67 70 17 64,34 416,097 7 20 20 92 763
% 4,55

8 20 AKIN KORAY KILIÇ 5C 19 0 19,00 8 1 7,67 10 0 10,00 10 0 10,00 12 4 10,67 13 5 11,33 72 10 68,67 413,929 8 22 22 102 820
% 4,89

9 291 HASAN ALİ KAYA 5C 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 14 6 12,00 15 5 13,33 73 17 67,34 410,695 9 23 23 114 887
% 5,29

10 255 MUHAMMED BEKDAŞ 5C 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 16 4 14,67 13 7 10,67 71 19 64,67 406,404 10 26 26 134 993
% 5,92

11 272 EMİR FURKAN GÖKER 5C 16 2 15,33 7 1 6,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 6 7,00 16 4 14,67 67 14 62,34 389,955 11 41 41 214 1470
% 8,77

12 315 ORHAN VELİ UZUN 5C 16 4 14,67 8 2 7,33 8 1 7,67 8 1 7,67 11 7 8,67 15 5 13,33 66 20 59,34 386,561 12 44 44 234 1581
% 9,43

13 236 UMUT TÜREN 5C 15 5 13,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 11 8 8,33 15 5 13,33 68 21 60,99 384,816 13 45 45 240 1629
% 9,72

14 292 İLKİM BEŞE 5C 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 2 6,33 13 4 11,67 12 7 9,67 65 20 58,33 384,374 14 46 46 242 1646
% 9,82

15 263 DEFNE ARDA 5C 14 6 12,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 5 10,33 13 7 10,67 66 21 59,00 379,564 15 55 55 277 1827
% 11

16 257 ALİ GÜZLEKAYA 5C 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 12 8 9,33 15 5 13,33 64 26 55,33 379,412 16 56 56 278 1835
% 11

17 101 EMİR KAAN ÇALIŞKAN 5C 13 5 11,33 6 4 4,67 10 0 10,00 7 3 6,00 12 4 10,67 14 6 12,00 62 22 54,67 375,141 17 60 60 303 1972
% 12

18 525 EYLÜL YENİCE 5C 14 6 12,00 6 3 5,00 9 0 9,00 6 3 5,00 12 5 10,33 14 5 12,33 61 22 53,66 374,738 18 61 61 304 1986
% 12

19 294 LATİF ÇATAL 5C 11 7 8,67 6 3 5,00 10 0 10,00 7 3 6,00 14 4 12,67 13 5 11,33 61 22 53,67 372,678 19 64 64 317 2058
% 12

20 264 BUĞLEM TOKSÖZ 5C 15 4 13,67 6 4 4,67 10 0 10,00 6 3 5,00 11 7 8,67 13 5 11,33 61 23 53,34 370,415 20 67 67 335 2160
% 13

21 299 MELEK GÜNGÖRDÜ 5C 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 2 5,33 11 6 9,00 12 8 9,33 62 23 54,33 365,598 21 73 73 362 2341
% 14

22 279 EMİR ŞENOL 5C 13 7 10,67 6 2 5,33 10 0 10,00 8 0 8,00 8 8 5,33 13 4 11,67 58 21 51,00 349,241 22 91 91 496 3087
% 18

23 311 MİRAY ECE YAZAR 5C 14 6 12,00 7 3 6,00 10 0 10,00 2 7 -0,33 11 5 9,33 10 8 7,33 54 29 44,33 346,560 23 94 94 527 3215
% 19

24 346 MİRAÇ YASER ŞEN 5C 13 7 10,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 9 6,00 11 8 8,33 59 28 49,67 342,440 24 101 101 570 3404
% 20

25 323 METE TUNCA 5C 13 4 11,67 6 4 4,67 10 0 10,00 7 1 6,67 8 8 5,33 11 5 9,33 55 22 47,67 341,305 25 103 103 585 3470
% 21

26 289 FATMA KAN AR 5C 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 2 5,33 9 8 6,33 12 6 10,00 54 29 44,32 335,447 26 114 114 647 3800
% 23

27 288 EYMEN AKPINAR 5C 14 6 12,00 6 4 4,67 10 0 10,00 3 7 0,67 10 10 6,67 11 9 8,00 54 36 42,01 335,101 27 116 116 652 3819
% 23

28 262 CİHANGİR ÇELİK 5C 13 7 10,67 6 4 4,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 11 4,33 11 9 8,00 57 32 46,34 330,571 28 122 122 707 4062
% 24

29 320 YİĞİT YILMA Z 5C 11 8 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 1 7,67 9 9 6,00 10 9 7,00 55 30 45,00 326,963 29 128 128 760 4265
% 25

30 321 YUSUF KÜÇÜKYAYLA 5C 16 4 14,67 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 10 5,67 6 14 1,33 55 34 43,68 325,821 30 130 130 773 4334
% 26

31 282 ENES KILAVUZ 5C 10 9 7,00 4 6 2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 10 8 7,33 12 8 9,33 49 38 36,33 318,588 31 141 141 858 4738
% 28

32 318 SALİH MERT DUMAN 5C 11 9 8,00 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 11 6 9,00 8 11 4,33 49 37 36,66 316,987 32 145 145 884 4843
% 29

33 308 MİNA ZEYNEP ALKAN 5C 10 10 6,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 11 5,33 10 10 6,67 52 38 39,33 310,888 33 152 152 968 5227
% 31



5C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

SINIF: 5C

KATILIMLAR

34 271 EGE BORA ÜRİ 5C 10 7 7,67 5 3 4,00 7 3 6,00 3 6 1,00 8 8 5,33 8 9 5,00 41 36 29,00 293,177 34 184 184 1193 6368
% 38

35 322 ZÜMRA ÖZDEN 5C 9 11 5,33 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 9 8 6,33 9 9 6,00 43 42 28,99 292,761 35 185 185 1199 6394
% 38

36 303 MELİSA KÜÇÜK 5C 10 10 6,67 6 4 4,67 9 1 8,67 7 1 6,67 7 13 2,67 9 11 5,33 48 40 34,68 291,587 36 187 187 1222 6484
% 39

37 259 BUĞLEM CEBECİ 5C 10 10 6,67 3 7 0,67 9 1 8,67 6 4 4,67 7 13 2,67 10 10 6,67 45 45 30,02 286,527 37 193 193 1304 6830
% 41

38 258 AZRANUR YILMAZ 5C 6 14 1,33 3 7 0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 8 11 4,33 11 9 8,00 39 50 22,33 270,353 38 230 230 1643 8098
% 48

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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5D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

SINIF: 5D

KATILIMLAR

1 67 MİRAÇ CELAL ÇELİK 5D 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 17 3 16,00 20 0 20,00 80 10 76,67 458,677 1 1 1 7 105
% 0,63

2 385 YİĞİT ALİ GEMİCİBAŞI 5D 15 5 13,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 17 3 16,00 77 13 72,66 439,023 2 4 4 29 322
% 1,92

3 357 FURKAN BARTU YİĞİT 5D 15 5 13,33 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 15 5 13,33 74 16 68,66 426,811 3 11 11 59 524
% 3,13

4 379 TUĞSEM AYVAZ 5D 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 0 9,00 16 4 14,67 16 4 14,67 74 15 69,00 421,747 4 14 14 73 631
% 3,76

5 324 ALİ EMİR KATIRCI 5D 15 3 14,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 12 6 10,00 15 4 13,67 70 15 65,01 399,478 5 31 31 168 1169
% 6,97

6 364 İLHAN CAN ÇOBANCIK 5D 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 12 5 10,33 13 6 11,00 67 19 60,67 389,003 6 43 43 220 1497
% 8,93

7 371 NERGİZ KESKİN 5D 13 7 10,67 4 5 2,33 8 2 7,33 10 0 10,00 17 3 16,00 11 9 8,00 63 26 54,33 381,551 7 51 51 261 1752
% 10

8 139 HASAN SABRİ GÜLER 5D 14 6 12,00 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 14 6 12,00 12 8 9,33 66 24 58,00 380,504 8 52 52 269 1786
% 11

9 365 LİZA ŞENGÖZ 5D 14 5 12,33 6 4 4,67 9 0 9,00 7 0 7,00 11 5 9,33 15 3 14,00 62 17 56,33 379,759 9 54 54 274 1815
% 11

10 383 YA IZ PALA 5D 13 6 11,00 7 3 6,00 8 1 7,67 8 2 7,33 10 7 7,67 17 3 16,00 63 22 55,67 374,374 10 62 62 308 1999
% 12

11 362 HİRANUR SAYLIK 5D 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 14 2 13,33 13 7 10,67 61 25 52,66 373,401 11 63 63 313 2036
% 12

12 360 HARUN EMRE ÇETİN 5D 11 8 8,33 7 2 6,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 6 7,00 16 4 14,67 61 22 53,67 359,997 12 78 78 402 2607
% 16

13 327 AYAZ ALİ BİLEN 5D 10 9 7,00 5 4 3,67 9 0 9,00 2 4 0,67 15 2 14,33 9 9 6,00 50 28 40,67 342,496 13 100 100 569 3401
% 20

14 90 SETENAY TOPALLL 5D 9 11 5,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 4 3,67 15 4 13,67 10 10 6,67 53 35 41,34 338,708 14 108 108 613 3622
% 22

15 338 EDA MERT 5D 12 8 9,33 6 4 4,67 9 0 9,00 6 3 5,00 11 8 8,33 11 9 8,00 55 32 44,33 337,818 15 109 109 620 3667
% 22

16 2430 UTKU KAHRAMAN 5D 7 7 4,67 6 3 5,00 7 0 7,00 9 1 8,67 14 4 12,67 9 8 6,33 52 23 44,34 337,575 16 110 110 624 3682
% 22

17 331 AZRANUR ÇİFTCİLER 5D 16 4 14,67 4 6 2,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 8 5,33 10 10 6,67 53 33 42,00 333,047 17 120 120 676 3930
% 23

18 352 EMİR ÇOLAK 5D 12 8 9,33 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 3 8,00 6 2 5,33 50 20 43,33 329,281 18 126 126 730 4146
% 25

19 336 MASAL İREM KAHRAMAN5D 12 8 9,33 5 5 3,33 4 0 4,00 9 1 8,67 9 10 5,67 10 9 7,00 49 33 38,00 315,924 19 147 147 903 4905
% 29

20 120 BERAT TÜKEL 5D 12 8 9,33 6 4 4,67 9 1 8,67 4 4 2,67 10 10 6,67 9 11 5,33 50 38 37,34 315,618 20 148 148 907 4932
% 29

21 340 ELİF HEPKOŞAR 5D 9 7 6,67 5 3 4,00 7 1 6,67 5 4 3,67 9 8 6,33 10 9 7,00 45 32 34,34 306,776 21 160 160 1018 5489
% 33

22 387 ESİLA VARLI 5D 9 8 6,33 6 3 5,00 8 2 7,33 7 2 6,33 5 7 2,67 10 5 8,33 45 27 35,99 299,269 22 176 176 1115 5989
% 36

23 328 AYLİN KAYIŞ 5D 9 8 6,33 6 3 5,00 7 2 6,33 4 4 2,67 7 8 4,33 11 9 8,00 44 34 32,66 299,001 23 177 177 1116 6002
% 36

24 522 ELİS ASLAN 5D 8 10 4,67 6 3 5,00 8 0 8,00 3 3 2,00 7 10 3,67 8 11 4,33 40 37 27,67 277,363 24 212 212 1492 7536
% 45

25 313 DENİZ SONGÜL 5D 9 6 7,00 4 3 3,00 6 0 6,00 4 2 3,33 7 5 5,33 3 7 0,67 33 23 25,33 276,308 25 216 216 1513 7615
% 45

26 368 MEHMETHAN KARA 5D 9 8 6,33 4 6 2,00 9 1 8,67 5 4 3,67 7 6 5,00 3 12 -1,00 37 37 24,67 269,078 26 235 235 1675 8198
% 49

27 376 REMZİYE DERE 5D 9 10 5,67 6 3 5,00 6 4 4,67 3 5 1,33 5 11 1,33 7 10 3,67 36 43 21,67 260,754 27 248 248 1863 8936
% 53

28 391 ZEYNEP KOLAT 5D 5 12 1,00 3 6 1,00 4 4 2,67 0 7 -2,33 9 7 6,67 8 9 5,00 29 45 14,01 257,863 28 261 261 1940 9181
% 55

29 564 ELİF EYLÜL ÇAKIR 5D 2 4 0,67 4 5 2,33 8 2 7,33 8 7 5,67 5 6 3,00 27 24 19,00 257,845 29 262 262 1942 9184
% 55

30 332 BAHRİ EFE MAKSUTOĞLU5D 6 12 2,00 3 6 1,00 5 4 3,67 8 2 7,33 5 12 1,00 8 10 4,67 35 46 19,67 248,996 30 274 274 2145 10035
% 60

31 330 AZRA AY E KARTAL 5D 5 13 0,67 2 6 0,00 7 3 6,00 4 6 2,00 7 13 2,67 7 13 2,67 32 54 14,01 238,600 31 291 291 2382 11009
% 66

32 378 SELEHATTİN YİĞİT 5D 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 8 12 4,00 7 13 2,67 25 65 3,33 227,417 32 314 314 2655 12201
% 73

33 394 ELİSA BAYIR 5D 8 10 4,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 14 0,33 4 14 -0,67 28 57 9,00 225,076 33 321 321 2717 12479
% 74



5D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

SINIF: 5D

KATILIMLAR

34 359 HAMZA ABİK 5D 9 11 5,33 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 28 62 7,33 220,024 34 337 337 2852 13037
% 78
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5E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

SINIF: 5E

KATILIMLAR

1 849 ARDA BEDİR 5E 17 3 16,00 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 77 13 72,66 447,633 1 2 2 21 214
% 1,28

2 128 ZEYNEP AKCAYOL 5E 14 5 12,33 7 2 6,33 10 0 10,00 8 1 7,67 17 2 16,33 18 2 17,33 74 12 69,99 432,168 2 7 7 45 424
% 2,53

3 753 ABDULLAH FATİH YAĞCI5E 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 12 7 9,67 15 4 13,67 72 16 66,67 408,539 3 25 25 124 938
% 5,59

4 1408 EYLÜL YILMAZ 5E 16 2 15,33 7 3 6,00 10 0 10,00 6 2 5,33 15 4 13,67 13 5 11,33 67 16 61,66 404,375 4 27 27 140 1040
% 6,20

5 90600 BEREN KOCADERELİ 5E 14 5 12,33 7 3 6,00 10 0 10,00 7 2 6,33 11 6 9,00 18 2 17,33 67 18 60,99 393,451 5 37 37 195 1353
% 8,07

6 45 ELİF BALKAN 5E 15 5 13,33 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 11 3 10,00 16 4 14,67 66 18 60,00 391,884 6 40 40 205 1408
% 8,40

7 923 BİLGİN ORMAN 5E 14 3 13,00 14 2 13,33 17 2 16,33 45 7 42,66 376,985 7 58 58 291 1923
% 11

8 1976 MİNA BAŞER 5E 11 5 9,33 6 4 4,67 9 0 9,00 4 2 3,33 11 4 9,67 15 5 13,33 56 20 49,33 361,630 8 76 76 386 2534
% 15

9 1578 FATİH YETİŞ 5E 14 6 12,00 5 5 3,33 10 0 10,00 5 5 3,33 11 9 8,00 13 7 10,67 58 32 47,33 353,292 9 88 88 462 2907
% 17

10 1975 MİNA AKANSU 5E 11 8 8,33 5 3 4,00 10 0 10,00 5 4 3,67 8 4 6,67 14 5 12,33 53 24 45,00 340,250 10 107 107 600 3530
% 21

11 449 MEYRA ŞEN 5E 12 7 9,67 6 2 5,33 9 0 9,00 2 6 0,00 10 5 8,33 11 7 8,67 50 27 41,00 335,149 11 115 115 650 3815
% 23

12 1050 ELİF ŞAVK 5E 13 5 11,33 7 3 6,00 10 0 10,00 5 1 4,67 9 7 6,67 9 8 6,33 53 24 45,00 334,720 12 118 118 654 3845
% 23

13 2022 ÖYKÜ TEMEL 5E 13 5 11,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 9 3,00 12 8 9,33 53 30 42,99 325,682 13 132 132 775 4340
% 26

14 443 NECMETTİN ALİ YAVUZ5E 13 7 10,67 6 4 4,67 10 0 10,00 9 1 8,67 6 12 2,00 12 8 9,33 56 32 45,34 324,027 14 134 134 789 4422
% 26

15 771 ADA BALIM 5E 13 5 11,33 5 5 3,33 9 1 8,67 6 4 4,67 8 8 5,33 10 9 7,00 51 32 40,33 323,769 15 136 136 794 4434
% 26

16 0 EKİN YERLİ 5E 11 9 8,00 4 6 2,00 8 2 7,33 5 5 3,33 7 2 6,33 13 7 10,67 48 31 37,66 322,704 16 137 137 806 4498
% 27

17 1964 MELİKE ÖZTÜRK 5E 12 8 9,33 6 4 4,67 10 0 10,00 7 3 6,00 7 10 3,67 11 6 9,00 53 31 42,67 321,732 17 139 139 817 4554
% 27

18 940 CEREN KOCADERELİ 5E 12 8 9,33 3 6 1,00 6 4 4,67 5 5 3,33 6 5 4,33 14 6 12,00 46 34 34,66 316,838 18 146 146 888 4855
% 29

19 959 ÇINAR YAŞAR 5E 9 8 6,33 5 4 3,67 6 3 5,00 5 5 3,33 8 9 5,00 13 6 11,00 46 35 34,33 309,887 19 154 154 979 5289
% 32

20 500 BEYZA NUR SEVİNÇHAN5E 13 7 10,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 5 14 0,33 9 11 5,33 54 35 42,33 305,333 20 165 165 1038 5584
% 33

21 1181 ESİLA AKTÜRK 5E 9 11 5,33 5 5 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 13 2,67 13 7 10,67 51 39 38,00 304,852 21 166 166 1044 5620
% 34

22 993 BEREN DEMİR 5E 9 11 5,33 6 4 4,67 10 0 10,00 7 3 6,00 11 7 8,67 6 12 2,00 49 37 36,67 304,761 22 167 167 1045 5623
% 34

23 398 MOUTAZ DABJAN 5E 8 10 4,67 3 7 0,67 6 3 5,00 9 1 8,67 6 8 3,33 12 5 10,33 44 34 32,67 295,585 23 183 183 1163 6216
% 37

24 2003 NERGİZ ALTUNTAŞ 5E 8 11 4,33 5 4 3,67 8 2 7,33 3 5 1,33 8 7 5,67 9 9 6,00 41 38 28,33 287,647 24 190 190 1280 6747
% 40

25 2130 ELİF ERDOĞAN 5E 10 3 9,00 5 2 4,33 9 1 8,67 3 1 2,67 3 2 2,33 6 8 3,33 36 17 30,33 284,980 25 196 196 1336 6954
% 41

26 1643 HALİL KÜÇÜKCIĞA 5E 11 9 8,00 6 4 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 9 11 5,33 6 13 1,67 43 46 27,67 284,422 26 198 198 1346 6988
% 42

27 976 ECRİN AYDIN 5E 8 8 5,33 4 6 2,00 8 1 7,67 3 4 1,67 8 10 4,67 8 10 4,67 39 39 26,01 279,844 27 209 209 1445 7345
% 44

28 1081 ENES MİRAÇ FİDAN 5E 11 8 8,33 6 2 5,33 8 2 7,33 0 10 -3,33 7 12 3,00 8 11 4,33 40 45 24,99 279,766 28 211 211 1448 7353
% 44

29 421 MERYEMNAZ DEMİRYÜREK5E 8 11 4,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 15 0,00 9 11 5,33 46 43 31,65 272,781 29 223 223 1580 7895
% 47

30 2032 RAMAZAN TUNALI 5E 7 13 2,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 8 2 7,33 8 12 4,00 10 10 6,67 40 50 23,33 270,335 30 231 231 1644 8102
% 48

31 883 BARAN   FI*T 5E 10 7 7,67 6 4 4,67 9 1 8,67 2 6 0,00 3 7 0,67 4 9 1,00 34 34 22,68 259,434 31 254 254 1895 9048
% 54

32 470 DOĞA ERİŞOĞLU 5E 8 9 5,00 3 4 1,67 9 1 8,67 3 1 2,67 5 9 2,00 28 24 20,01 248,275 32 275 275 2156 10095
% 60

33 2113 ZE* EP ADA TEKE 5E 5 14 0,33 2 6 0,00 5 4 3,67 5 4 3,67 8 11 4,33 6 10 2,67 31 49 14,67 244,161 33 281 281 2252 10474
% 62



5E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

SINIF: 5E

KATILIMLAR

34 412 KUZEY EMİR ÇAKIR 5E 4 8 1,33 3 4 1,67 6 3 5,00 1 0 1,00 2 2 1,33 6 4 4,67 22 21 15,00 241,776 34 286 286 2297 10684
% 64

35 287 ALİ ABDÜLKERİMOĞLU5E 5 14 0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 11 2,33 8 9 5,00 29 54 11,00 236,901 35 295 295 2428 11192
% 67

36 1828 KEREM AKTAŞ 5E 10 8 7,33 4 5 2,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 8 1,33 1 17 -4,67 30 47 14,32 234,756 36 300 300 2472 11412
% 68

37 2090 YİĞİT ÇINAR GÜLEN 5E 7 13 2,67 4 6 2,00 3 6 1,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 28 61 7,67 228,937 37 310 310 2611 12022
% 72

38 631 CANER TURAN 5E 10 10 6,67 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 28 62 7,33 226,257 38 318 318 2683 12333
% 74

39 1047 ELİF NAZ  ARISOY 5E 3 9 0,00 1 4 -0,33 2 4 0,67 1 4 -0,33 5 8 2,33 5 7 2,67 17 36 5,01 221,361 39 334 334 2820 12882
% 77

40 69 DERİN ECE KÜÇÜK 5E 8 12 4,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 6 12 2,00 27 61 6,67 219,994 40 338 338 2854 13039
% 78

41 806 ALİ K YRA 5E 7 12 3,00 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 6 13 1,67 30 58 10,67 219,305 41 340 340 2868 13117
% 78
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5F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

SINIF: 5F

KATILIMLAR

1 0 İSMET BATIN ASLAN 5F 15 5 13,33 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 8 10 4,67 13 6 11,00 56 31 45,66 343,640 1 97 97 558 3353
% 20

2 2115 ZEYNEP ECE ŞENİL 5F 11 9 8,00 5 5 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 12 8 9,33 12 8 9,33 57 33 45,99 343,152 2 98 98 560 3370
% 20

3 0 RÜZGAR ATALAY 5F 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 14 1,33 15 5 13,33 56 34 44,66 332,407 3 121 121 682 3961
% 24

4 250 TUANA ULUÇAY 5F 14 6 12,00 6 4 4,67 10 0 10,00 6 4 4,67 6 10 2,67 9 11 5,33 51 35 39,34 311,599 4 151 151 958 5184
% 31

5 948 ÇĞ AN EREN USLU 5F 12 8 9,33 6 4 4,67 7 2 6,33 7 3 6,00 8 12 4,00 10 10 6,67 50 39 37,00 308,625 5 156 156 992 5374
% 32

6 0 İKRA BELİZ UÇAR 5F 14 6 12,00 4 6 2,00 9 1 8,67 1 1 0,67 8 9 5,00 6 9 3,00 42 32 31,34 301,491 6 172 172 1081 5847
% 35

7 1615 FIRAT HASAN YESUKAN5F 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 6 13 1,67 10 10 6,67 50 39 37,00 301,119 7 173 173 1084 5862
% 35

8 913 BERKAY YILMAZ 5F 10 9 7,00 4 5 2,33 4 6 2,00 11 7 8,67 9 10 5,67 38 37 25,67 298,388 8 178 178 1125 6041
% 36

9 2007 NİHAN ARİDİCİ 5F 12 8 9,33 4 6 2,00 8 2 7,33 5 5 3,33 8 12 4,00 9 11 5,33 46 44 31,32 296,643 9 182 182 1147 6158
% 37

10 1077 ENES DENİZ 5F 10 10 6,67 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 8 11 4,33 8 10 4,67 45 42 31,01 289,659 10 188 188 1249 6615
% 39

11 1455 EYMEN CAN SAĞ 5F 4 16 -1,33 5 5 3,33 6 4 4,67 5 3 4,00 8 7 5,67 13 5 11,33 41 40 27,67 284,332 11 199 199 1348 6998
% 42

12 2021 ÖYKÜ BAYRAMOĞLU 5F 8 12 4,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 8 12 4,00 13 7 10,67 41 49 24,66 284,296 12 200 200 1350 7003
% 42

13 2047 SENA UZUN 5F 12 7 9,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 10 7 7,67 37 29 27,35 283,058 13 202 202 1384 7107
% 42

14 855 ARDA FU KAN ŞANVERDİ5F 10 10 6,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 9 10 5,67 7 13 2,67 39 50 22,34 275,864 14 218 218 1517 7655
% 46

15 1958 MEHMET BER*  KOLDAŞ5F 7 13 2,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 7 13 2,67 10 10 6,67 42 48 26,01 271,591 15 228 228 1615 7994
% 48

16 1040 ELİF EMİNOĞLU 5F 8 12 4,00 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 6 13 1,67 10 10 6,67 38 51 21,01 262,989 16 245 245 1803 8722
% 52

17 2008 NİSA BEŞKARDEŞ 5F 9 8 6,33 6 4 4,67 8 1 7,67 2 3 1,00 3 5 1,33 6 13 1,67 34 34 22,67 259,839 17 251 251 1888 9014
% 54

18 0 HAVİN YAĞMUR BAYİYİT5F 6 14 1,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 6 4 4,67 9 11 5,33 5 15 0,00 35 55 16,66 247,340 18 277 277 2180 10184
% 61

19 1772 İSHAK GÜN*OĞDU 5F 5 8 2,33 6 4 4,67 9 0 9,00 1 4 -0,33 2 7 -0,33 6 4 4,67 29 27 20,01 247,319 19 278 278 2181 10188
% 61

20 791 AHSEN AÜŞRA NERGİZ5F 6 14 1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 8 2,33 10 6 8,00 27 52 9,66 242,755 20 283 283 2274 10598
% 63

21 2002 NERGIS KORUKLUOĞLU5F 12 8 9,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 28 62 7,32 237,387 21 293 293 2415 11144
% 66

22 306 ELÇİN GÜ SL 5F 10 10 6,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 11 1,33 22 34 10,66 236,951 22 294 294 2426 11187
% 67

23 2121 ZÜLFİKAR EFE ÇALKIÇ 5F 9 11 5,33 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 30 60 9,99 236,072 23 297 297 2446 11272
% 67

24 1992 M TALHA ORHAN 5F 5 11 1,33 3 7 0,67 2 2 1,33 1 1 0,67 1 2 0,33 9 8 6,33 21 31 10,66 234,692 24 301 301 2474 11422
% 68

25 0 M OSMAN İHTİYAROĞLU5F 5 15 0,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 8 12 4,00 28 62 7,33 224,245 25 323 323 2738 12580
% 75

26 0 BERRA ATAL Y 5F 8 10 4,67 3 6 1,00 1 6 -1,00 2 4 0,67 5 12 1,00 19 38 6,34 222,995 26 326 326 2773 12712
% 76

27 999 EFE TAMGÖZ 5F 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 26 64 4,66 217,776 27 342 342 2914 13294
% 79

28 512 ABDULKAADER BALALOU5F 7 11 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 8 2 7,33 3 17 -2,67 5 14 0,33 30 57 10,99 216,728 28 343 343 2945 13413
% 80

29 0 YUNUS EMRE  *LDIRIM5F 6 14 1,33 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 30 60 10,00 215,100 29 346 346 2996 13592
% 81

30 2078 VEYSEL KARAMAN 5F 7 13 2,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 5 15 0,00 3 17 -2,67 27 63 5,99 209,937 30 352 352 3137 14173
% 85

31 2001 NEHİR TU* A GEDIK 5F 5 15 0,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 24 66 2,00 208,679 31 356 356 3180 14321
% 85

32 2023 RANA ELZ*M 5F 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 25 65 3,34 208,188 32 359 359 3194 14372
% 86

33 2076 URAS ÖZTÜRK 5F 8 9 5,00 3 17 -2,67 11 26 2,33 206,364 33 365 365 3252 14574
% 87



5F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

SINIF: 5F

KATILIMLAR

34 801 ALİ SİMO 5F 6 14 1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 23 67 0,67 205,107 34 369 369 3287 14704
% 88

35 0 YASİN CAN GÜR 5F 3 17 -2,67 4 4 2,67 1 5 -0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 4 13 -0,33 19 62 -1,67 195,363 35 388 388 3536 15584
% 93

36 18 BURAKCAN KÖSE 5F 3 17 -2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 23 67 0,67 192,123 36 391 391 3591 15796
% 94

37 968 DİYALA ANİN 5F 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 2 18 -4,00 21 69 -2,00 190,931 37 393 393 3612 15893
% 95

38 1075 ENES DAHIR 5F 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 15 -1,00 20 69 -3,00 188,724 38 394 394 3647 16019
% 96

39 52 FEDİR ROZDİENİEVSKYİ5F 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 2 18 -4,00 19 71 -4,66 179,437 39 403 403 3726 16387
% 98

40 1994 MUHAMMET TÜRKMEN5F 2 18 -4,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 6 4 4,67 6 14 1,33 1 19 -5,33 18 72 -5,99 173,519 40 408 408 3760 16524
% 99
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5G SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

SINIF: 5G

KATILIMLAR

1 2310 GÜNEY ARAS GÜNERİ 5G 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 2 5,33 17 3 16,00 15 5 13,33 73 15 67,99 428,209 1 9 9 54 497
% 2,96

2 2350 ZEYNEP DURU 5G 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 14 5 12,33 15 5 13,33 68 21 60,99 398,721 2 32 32 170 1196
% 7,13

3 867 AYŞENAZ POLAT 5G 11 6 9,00 8 2 7,33 8 1 7,67 6 1 5,67 15 4 13,67 13 4 11,67 61 18 55,01 379,818 3 53 53 273 1811
% 11

4 2072 TUĞÇE ÇEVİK 5G 12 8 9,33 6 3 5,00 10 0 10,00 9 1 8,67 15 3 14,00 10 9 7,00 62 24 54,00 369,831 4 68 68 338 2177
% 13

5 1056 EMİRHAMZA KARLANKUŞ5G 13 6 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 0 7,00 12 6 10,00 13 7 10,67 61 23 53,34 367,237 5 70 70 352 2276
% 14

6 1052 EMİR BİCE 5G 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 7 0,67 14 6 12,00 12 8 9,33 59 31 48,66 366,519 6 71 71 355 2303
% 14

7 1981 MUHAMMED ALİ KABAKCI5G 13 5 11,33 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 13 5 11,33 10 6 8,00 57 25 48,66 359,637 7 80 80 406 2622
% 16

8 824 ALMİNA CEYHAN 5G 13 7 10,67 7 3 6,00 10 0 10,00 5 5 3,33 9 10 5,67 13 7 10,67 57 32 46,34 341,236 8 104 104 586 3475
% 21

9 2054 ECRİN KOZGEÇEN 5G 12 6 10,00 4 5 2,33 7 3 6,00 4 6 2,00 10 8 7,33 14 6 12,00 51 34 39,66 336,724 9 112 112 633 3731
% 22

10 2067 NA AVCI 5G 11 9 8,00 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 10 9 7,00 8 12 4,00 50 39 37,01 310,147 10 153 153 976 5272
% 31

11 831 ALPEREN FELEK 5G 11 7 8,67 7 2 6,33 8 1 7,67 2 6 0,00 7 9 4,00 9 7 6,67 44 32 33,34 302,012 11 171 171 1078 5812
% 35

12 1037 ELA NUR BALIKÇI OĞLU5G 13 7 10,67 3 7 0,67 6 4 4,67 2 4 0,67 6 5 4,33 5 7 2,67 35 34 23,68 282,793 12 205 205 1391 7131
% 43

13 2132 YUSUF İSLAM TUNCİL 5G 16 4 14,67 2 8 -0,67 8 2 7,33 6 4 4,67 3 17 -2,67 8 12 4,00 43 47 27,33 277,093 13 214 214 1498 7551
% 45

14 442 BARAN SALİH 5G 7 5 5,33 3 3 2,00 5 1 4,67 3 2 2,33 5 3 4,00 23 14 18,33 258,361 14 259 259 1924 9140
% 55

15 2005 NEVRA TOPUZ 5G 5 15 0,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 9 11 5,33 6 14 1,33 38 52 20,66 254,627 15 266 266 2009 9497
% 57

16 157 BURAK KAHRAMAN 5G 9 11 5,33 6 4 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 34 56 15,33 240,233 16 289 289 2341 10845
% 65

17 2034 RAVZA SARIMUSTAFAOĞL5G 8 12 4,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 31 59 11,33 237,437 17 292 292 2412 11132
% 66

18 2123 ZÜMRA NARİN 5G 6 14 1,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 8 12 4,00 4 16 -1,33 30 60 10,00 229,956 18 308 308 2579 11895
% 71

19 104 ENAM HAŞİŞO 5G 5 15 0,00 5 5 3,33 8 2 7,33 6 4 4,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 35 55 16,67 228,375 19 312 312 2626 12083
% 72

20 2117 ZEYNEP GÜLÇAY 5G 8 12 4,00 0 10 -3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 4 16 -1,33 6 13 1,67 31 58 11,67 226,659 20 315 315 2672 12288
% 73

21 1788 İZZET AYDIN 5G 4 14 -0,67 8 2 7,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 29 49 12,66 222,880 21 327 327 2780 12729
% 76

22 2066 T ZGAR ÇINAR KOZA 5G 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 8 12 4,00 3 17 -2,67 28 62 7,33 222,689 22 328 328 2784 12746
% 76

23 1952 MAYA SABUNİ 5G 3 17 -2,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 9 11 5,33 4 16 -1,33 29 61 8,66 222,335 23 329 329 2789 12778
% 76

24 1030 EĞE YAĞIZ 5G 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 26 64 4,66 215,205 24 345 345 2989 13574
% 81

25 1740 HAYRÜNNİSAH TİLKİ 5G 7 13 2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 27 63 6,00 214,768 25 348 348 3005 13628
% 81

26 1552 EYMEN ÖZTÜRK 5G 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 2 18 -4,00 25 65 3,33 208,669 26 357 357 3181 14323
% 85

27 1760 İRFAN AYDIN 5G 2 9 -1,00 1 8 -1,67 4 6 2,00 2 6 0,00 6 8 3,33 3 14 -1,67 18 51 0,99 206,707 27 362 362 3240 14529
% 87

28 2000 NECDET BATIN 5G 4 16 -1,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 16 -2,33 7 13 2,67 25 64 3,68 201,183 28 380 380 3402 15079
% 90

29 21140 ZEYNEP DEĞER 5G 4 16 -1,33 1 9 -2,00 1 8 -1,67 4 6 2,00 6 13 1,67 5 15 0,00 21 67 -1,33 199,747 29 382 382 3427 15209
% 91

30 804 ALİ EMİR DEMİRER 5G 4 16 -1,33 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 1 19 -5,33 7 13 2,67 29 61 8,68 199,037 30 383 383 3449 15272
% 91

31 890 YEŞİLYER 5G 1 19 -5,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 20 70 -3,33 181,401 31 402 402 3712 16333
% 97

32 2106 YASİN AKKUŞ 5G 4 16 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 8 -1,67 3 16 -2,33 4 16 -1,33 18 70 -5,33 177,944 32 406 406 3737 16425
% 98

33 78600 A*ET  ÖRENÇ 5G 3 17 -2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 18 72 -6,00 169,803 33 410 410 3780 16589
% 99



5G SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

SINIF: 5G

KATILIMLAR
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5H SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

SINIF: 5H

KATILIMLAR

1 2075 URAS KAAN GELİR 5H 15 3 14,00 6 3 5,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 9 6,00 11 8 8,33 58 26 49,33 349,373 1 90 90 494 3080
% 18

2 1280 AHMET YASİR GAYDAN5H 12 6 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 2 6,33 9 8 6,33 10 9 7,00 52 31 41,66 326,229 2 129 129 765 4308
% 26

3 336 DENİZ ARMEND GOLAK5H 11 9 8,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 6 13 1,67 13 7 10,67 55 34 43,67 317,311 3 144 144 878 4824
% 29

4 0 GÜLŞAH ÇETİNKAYA 5H 9 7 6,67 4 6 2,00 8 1 7,67 4 2 3,33 10 4 8,67 7 6 5,00 42 26 33,34 308,520 4 157 157 994 5378
% 32

5 1917 LİVA AKÇAY 5H 11 8 8,33 8 2 7,33 9 0 9,00 4 5 2,33 8 8 5,33 7 13 2,67 47 36 34,99 299,945 5 175 175 1104 5942
% 35

6 72 BENYAMİN SAS* İ 5H 10 10 6,67 5 5 3,33 2 1 1,67 14 5 12,33 31 21 24,00 285,761 6 194 194 1321 6905
% 41

7 984 ECRİN ÜLKÜ ARIK 5H 11 8 8,33 3 7 0,67 9 1 8,67 2 8 -0,67 9 9 6,00 6 13 1,67 40 46 24,67 282,795 7 204 204 1390 7130
% 43

8 1928 BERKAY AY EKİN 5H 6 11 2,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 5 7,33 6 9 3,00 37 29 27,33 281,163 8 207 207 1419 7246
% 43

9 2070 TUĞBERK DEMİR 5H 6 8 3,33 7 2 6,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 9 2,00 7 9 4,00 43 30 33,00 276,280 9 217 217 1514 7618
% 45

10 0 HASIBE NEVA CAN 5H 7 5 5,33 0 2 -0,67 2 0 2,00 6 0 6,00 9 1 8,67 0 2 -0,67 24 10 20,66 272,289 10 227 227 1595 7934
% 47

11 965 YELİZSU DEMİREL 5H 6 5 4,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 4 15 -1,00 11 9 8,00 42 38 29,33 271,370 11 229 229 1620 8015
% 48

12 2083 YAĞMUR ÖZSOY 5H 5 6 3,00 1 2 0,33 7 1 6,67 8 4 6,67 5 7 2,67 26 20 19,34 266,059 12 239 239 1731 8457
% 50

13 1962 MELEK ÇAĞLAYAN 5H 7 13 2,67 3 7 0,67 7 2 6,33 5 5 3,33 10 10 6,67 6 14 1,33 38 51 21,00 264,907 13 240 240 1763 8552
% 51

14 2044 SEHER EKİCİ 5H 7 8 4,33 2 8 -0,67 8 2 7,33 6 4 4,67 2 1 1,67 9 11 5,33 34 34 22,66 263,004 14 244 244 1802 8721
% 52

15 1996 MUSTAFA BORA TUNA 5H 10 10 6,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 6 9 3,00 32 33 21,00 259,408 15 255 255 1896 9051
% 54

16 1939 MALİK EKİN 5H 10 10 6,67 6 3 5,00 5 2 4,33 0 1 -0,33 2 5 0,33 7 9 4,00 30 30 20,00 257,884 16 260 260 1936 9176
% 55

17 2011 NİSA FIRAT 5H 9 5 7,33 3 1 2,67 8 1 7,67 3 3 2,00 0 2 -0,67 3 2 2,33 26 14 21,33 254,410 17 267 267 2015 9516
% 57

18 837 ALPEREN KURU 5H 9 11 5,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 31 59 11,34 239,427 18 290 290 2361 10932
% 65

19 2068 TUANA BÜLBÜL 5H 4 4 2,67 6 2 5,33 9 1 8,67 2 1 1,67 1 10 -2,33 4 4 2,67 26 22 18,68 235,004 19 299 299 2466 11385
% 68

20 0 AHMET YILDIRIM 5H 1 14 -3,67 4 6 2,00 7 3 6,00 8 5 6,33 5 12 1,00 25 40 11,66 233,983 20 303 303 2495 11503
% 69

21 2131 ESRA BADEM 5H 11 9 8,00 5 5 3,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 33 57 13,99 230,117 21 306 306 2574 11878
% 71

22 2085 YAPRAK YILDIZ 5H 4 7 1,67 2 8 -0,67 5 4 3,67 5 5 3,33 0 6 -2,00 9 9 6,00 25 39 12,00 228,881 22 311 311 2613 12027
% 72

23 37 YUSUF BORAN BABAYİĞİ5H 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 9 11 5,33 28 62 7,33 226,393 23 316 316 2676 12310
% 73

24 776 AHMET DİREK 5H 2 18 -4,00 4 5 2,33 9 0 9,00 5 11 1,33 6 5 4,33 26 39 12,99 225,990 24 319 319 2694 12367
% 74

25 764 ABDURRAHMAN YEŞİLYER5H 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 8 12 4,00 4 16 -1,33 23 67 0,67 214,797 25 347 347 3003 13624
% 81

26 2110 ZEHRA GÜLÇAY 5H 6 13 1,67 4 6 2,00 9 1 8,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 29 60 9,00 213,130 26 349 349 3064 13827
% 82

27 926 BİRSU GÖKÇE 5H 6 11 2,33 5 5 3,33 7 2 6,33 4 6 2,00 3 17 -2,67 4 15 -1,00 29 56 10,32 211,608 27 350 350 3098 13992
% 83

28 2403 SEDANUR YILMAZ 5H 8 12 4,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 13 1,67 3 17 -2,67 22 67 -0,34 208,405 28 358 358 3186 14346
% 86

29 1979 MUHAMMED C*ÜNEYD 5H 8 11 4,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 6 14 1,33 26 63 4,99 207,721 29 361 361 3208 14422
% 86

30 2074 UMUT YALUK 5H 4 14 -0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 26 62 5,32 206,387 30 364 364 3250 14569
% 87

31 1959 MEHMET BERDAN DALMIŞ5H 8 12 4,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 22 68 -0,66 205,437 31 367 367 3275 14663
% 87

32 2013 NİSANUR SAĞIR 5H 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 24 66 1,99 204,147 32 372 372 3309 14788
% 88

33 951 ÇINAR BERK ALTUNER 5H 6 14 1,33 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 25 65 3,33 203,181 33 373 373 3341 14889
% 89



5H SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

SINIF: 5H

KATILIMLAR

34 793 KAMAR MİRAY 5H 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 23 67 0,66 202,119 34 377 377 3376 14994
% 89

35 2040 SAMET EYMEN KARACA5H 3 17 -2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 8 12 4,00 22 68 -0,66 197,039 35 386 386 3503 15453
% 92

36 880 AZ * KAIEIİ 5H 4 15 -1,00 2 7 -0,33 3 7 0,67 2 11 -1,67 5 10 1,67 16 50 -0,66 194,556 36 390 390 3554 15647
% 93

37 2098 YUSUF RAHMAN ATEŞ 5H 0 20 -6,67 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 14 0,33 6 14 1,33 21 68 -1,68 186,187 37 398 398 3667 16131
% 96

38 894 BERAT FİDAN 5H 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 1 1,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 3 17 -2,67 18 65 -3,66 185,749 38 399 399 3671 16153
% 96
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5I SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

SINIF: 5I

KATILIMLAR

1 166 AHMET TAMYÜREK 5I 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 15 5 13,33 16 4 14,67 72 18 66,01 415,347 1 21 21 95 779
% 4,65

2 735 IRMAK ŞIK 5I 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 12 8 9,33 12 7 9,67 69 20 62,34 389,174 2 42 42 218 1491
% 8,89

3 73 UMUT ÖZLÜKAN 5I 14 6 12,00 5 5 3,33 10 0 10,00 8 1 7,67 9 4 7,67 15 4 13,67 61 20 54,34 369,369 3 69 69 343 2199
% 13

4 844 ARDA AYDIN 5I 10 10 6,67 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 14 6 12,00 14 6 12,00 59 31 48,67 359,733 4 79 79 403 2617
% 16

5 22 BOĞAÇHAN ERENKOL 5I 13 5 11,33 7 2 6,33 9 0 9,00 1 1 0,67 13 5 11,33 10 5 8,33 53 18 46,99 357,951 5 83 83 423 2708
% 16

6 901 ALPEREN PORTAKAL 5I 14 6 12,00 7 2 6,33 9 1 8,67 1 2 0,33 11 7 8,67 10 7 7,67 52 25 43,67 343,892 6 96 96 555 3341
% 20

7 876 AZRA DALKILINÇ 5I 12 8 9,33 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 10 10 6,67 12 8 9,33 53 37 40,67 329,064 7 127 127 733 4162
% 25

8 783 AHMET GÜNDEN 5I 10 10 6,67 5 5 3,33 9 1 8,67 2 8 -0,67 8 11 4,33 13 7 10,67 47 42 33,00 306,100 8 162 162 1025 5530
% 33

9 998 MUSTAFA YİĞİT ZORLU5I 8 12 4,00 4 6 2,00 8 2 7,33 5 5 3,33 11 8 8,33 10 10 6,67 46 43 31,66 302,088 9 170 170 1076 5807
% 35

10 2220 FURKANASLAN 5I 11 8 8,33 5 4 3,67 9 0 9,00 6 2 5,33 5 8 2,33 8 9 5,00 44 31 33,66 292,006 10 186 186 1215 6455
% 39

11 2006 NİDA SOYKAN 5I 12 5 10,33 5 4 3,67 7 3 6,00 3 5 1,33 7 9 4,00 6 13 1,67 40 39 27,00 284,594 11 197 197 1345 6981
% 42

12 2058 ŞEVVAL UZUĞ 5I 12 8 9,33 8 2 7,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 14 1,33 7 12 3,00 45 44 30,32 281,551 12 206 206 1416 7225
% 43

13 344 EFSUN ERYILMAZ 5I 8 10 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 7 9 4,00 9 9 6,00 39 43 24,67 276,661 13 215 215 1505 7582
% 45

14 1813 KAYRA BER T 5I 6 8 3,33 7 3 6,00 9 1 8,67 1 1 0,67 5 2 4,33 5 3 4,00 33 18 27,00 275,021 14 221 221 1533 7721
% 46

15 2015 NUJİYAN DAMGALI 5I 8 12 4,00 3 7 0,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 12 4,00 8 12 4,00 42 48 26,00 272,595 15 225 225 1588 7914
% 47

16 1496 EYMEN 5I 9 11 5,33 4 6 2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 13 1,67 8 12 4,00 40 49 23,67 264,392 16 241 241 1771 8596
% 51

17 891 BEDR HAN CELEBİ 5I 11 9 8,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 6 14 1,33 5 15 0,00 39 51 21,99 258,627 17 257 257 1914 9118
% 54

18 3 ÇINAR KANDEMİR 5I 5 15 0,00 5 5 3,33 7 3 6,00 3 6 1,00 5 7 2,67 9 8 6,33 34 44 19,33 253,877 18 269 269 2029 9570
% 57

19 1051 ELİF TEKECİ 5I 9 11 5,33 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 9 11 5,33 33 57 13,99 250,908 19 271 271 2099 9861
% 59

20 27 EMİRHAN BAYKUŞ 5I 7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 8 12 4,00 7 13 2,67 34 56 15,34 249,437 20 273 273 2134 9992
% 60

21 2018 ÖMER FATİH YILMAZ 5I 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 10 0 10,00 8 12 4,00 6 14 1,33 36 54 17,99 247,395 21 276 276 2178 10179
% 61

22 949 ÇAĞLAR YAZÇİÇEK 5I 8 12 4,00 3 7 0,67 8 2 7,33 6 4 4,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 37 53 19,34 244,305 22 280 280 2248 10453
% 62

23 840 AMİR             Rİ 5I 8 12 4,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 6 11 2,33 6 14 1,33 32 55 13,66 241,976 23 285 285 2292 10663
% 64

24 2060 ŞEYMA NUR AKKAYA 5I 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 7 13 2,67 28 62 7,33 228,964 24 309 309 2610 12015
% 72

25 1951 MARİA MUKREŞ 5I 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 13 1,67 6 14 1,33 27 62 6,34 224,492 25 322 322 2728 12555
% 75

26 1069 EMİRHAN ÖZTÜRK 5I 6 14 1,33 4 6 2,00 4 4 2,67 3 4 1,67 3 16 -2,33 8 12 4,00 28 56 9,34 218,965 26 341 341 2876 13153
% 78

27 1226 ESMA BETÜL ALAS 5I 8 12 4,00 4 6 2,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 18 -4,00 6 14 1,33 27 63 6,00 209,033 27 354 354 3163 14274
% 85

28 1057 EMİRHAN ÇELEBİ 5I 7 13 2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 26 64 4,68 206,688 28 363 363 3242 14531
% 87

29 1980 ALİ FAYDALI 5I 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 23 67 0,67 202,383 29 375 375 3364 14960
% 89

30 2012 NİSA     ÜNVER 5I 5 15 0,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 24 66 2,00 201,412 30 379 379 3394 15057
% 90

31 1991 MUHAMMEDTALHAASSLANC5I 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 22 68 -0,68 200,965 31 381 381 3406 15102
% 90

32 1098 ERV*UR  ASMAKY A 5I 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 8 12 4,00 22 68 -0,67 198,488 32 384 384 3468 15329
% 91

33 1346 EYLÜLAYLA ÜŞTÜNBAŞ5I 6 14 1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 19 61 -1,33 196,136 33 387 387 3522 15523
% 93



5I SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

SINIF: 5I

KATILIMLAR

34 77 İNCİ TEYMUROVA 5I 4 16 -1,33 0 10 -3,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 22 68 -0,66 191,340 34 392 392 3606 15861
% 95

35 1990 MUHAMMED TAKOUT 5I 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 18 -4,00 4 16 -1,33 21 69 -1,99 186,699 35 397 397 3664 16113
% 96

36 1974 MDFAHED 5I 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 17 -2,67 3 16 -2,33 20 69 -3,00 178,088 36 405 405 3735 16418
% 98
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5K SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

SINIF: 5K

KATILIMLAR

1 962 DAMLA ÇOBAN 5K 14 5 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 15 3 14,00 12 7 9,67 69 17 63,33 397,533 1 34 34 180 1225
% 7,31

2 1973 MESUT EGE SAYIN 5K 14 5 12,33 6 2 5,33 9 0 9,00 6 3 5,00 12 2 11,33 10 7 7,67 57 19 50,66 364,236 2 75 75 371 2406
% 14

3 2020 ÖMER ZAHİD ÇAKIROĞLU5K 9 11 5,33 5 5 3,33 7 3 6,00 7 3 6,00 14 6 12,00 11 9 8,00 53 37 40,66 334,459 3 119 119 657 3859
% 23

4 1961 MELEK ABO 5K 9 11 5,33 4 6 2,00 9 1 8,67 3 7 0,67 12 5 10,33 13 7 10,67 50 37 37,67 330,141 4 123 123 715 4095
% 24

5 2024 ÖZGE TUNÇ 5K 15 5 13,33 4 6 2,00 10 0 10,00 9 1 8,67 7 12 3,00 8 8 5,33 53 32 42,33 319,891 5 140 140 841 4666
% 28

6 2014 NİSANUR YONCALIK 5K 9 8 6,33 7 2 6,33 9 0 9,00 7 1 6,67 7 9 4,00 10 8 7,33 49 28 39,66 307,724 6 158 158 1003 5426
% 32

7 861 ARDA GÜRBÜZ 5K 13 5 11,33 6 4 4,67 10 0 10,00 5 4 3,67 5 5 3,33 4 4 2,67 43 22 35,67 300,865 7 174 174 1088 5882
% 35

8 1080 ENES MALİK AKYÜZ 5K 10 10 6,67 3 7 0,67 8 2 7,33 5 5 3,33 10 10 6,67 9 11 5,33 45 45 30,00 297,033 8 180 180 1140 6130
% 37

9 1985 MUHAMMED EMİN 5K 10 10 6,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 10 10 6,67 6 14 1,33 44 46 28,67 287,133 9 191 191 1290 6780
% 40

10 2119 ZÜHRE GÜLMEZ 5K 10 6 8,00 6 3 5,00 6 3 5,00 6 2 5,33 4 11 0,33 8 11 4,33 40 36 27,99 274,057 10 222 222 1542 7784
% 46

11 785 HMET MUHAMMET TATAR5K 9 8 6,33 3 4 1,67 3 5 1,33 1 9 -2,00 6 4 4,67 7 7 4,67 29 37 16,67 267,067 11 237 237 1708 8364
% 50

12 1969 MERT ÇETİN 5K 8 12 4,00 4 6 2,00 5 0 5,00 7 7 4,67 7 8 4,33 31 33 20,00 266,431 12 238 238 1724 8422
% 50

13 437 YAĞMURYYAZICI 5K 8 9 5,00 6 3 5,00 6 2 5,33 6 3 5,00 5 12 1,00 7 10 3,67 38 39 25,00 263,193 13 243 243 1797 8701
% 52

14 1987 MUH*M ED ENES 5K 9 11 5,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 6 4 4,67 8 12 4,00 8 12 4,00 36 54 18,00 262,269 14 246 246 1827 8788
% 52

15 1970 MERT KORKMAZ 5K 11 9 8,00 6 4 4,67 7 3 6,00 3 6 1,00 6 13 1,67 33 35 21,34 260,418 15 250 250 1875 8972
% 54

16 2071 TUĞÇE ARIBURNU 5K 4 3 3,00 7 3 6,00 5 2 4,33 9 1 8,67 1 0 1,00 6 8 3,33 32 17 26,33 259,798 16 252 252 1890 9019
% 54

17 994 ESİLA KAPÇİ 5K 12 8 9,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 12 2,00 8 12 4,00 32 56 13,32 257,827 17 263 263 1943 9185
% 55

18 126 MAHİR ÇOBAN 5K 8 7 5,67 2 1 1,67 6 2 5,33 2 3 1,00 7 6 5,00 2 9 -1,00 27 28 17,67 256,297 18 265 265 1977 9323
% 56

19 980 ECRİN SAĞLAM 5K 7 7 4,67 7 0 7,00 5 4 3,67 6 6 4,00 2 8 -0,67 27 25 18,67 253,697 19 270 270 2033 9581
% 57

20 2009 NİSA KU U 5K 10 9 7,00 4 6 2,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 15 0,00 5 15 0,00 38 51 21,00 250,077 20 272 272 2118 9942
% 59

21 1557 EYMEN ŞEKER 5K 9 11 5,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 8 12 4,00 7 13 2,67 29 61 8,66 244,885 21 279 279 2234 10407
% 62

22 2135 SAIİH İIHANLI 5K 6 14 1,33 5 5 3,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 6 14 1,33 31 59 11,33 233,763 22 304 304 2497 11525
% 69

23 0 A* A RAHF 5K 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 9 11 5,33 30 60 10,01 232,973 23 305 305 2514 11605
% 69

24 214 BURAK GÖRGEN 5K 4 16 -1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 14 0,33 9 11 5,33 31 58 11,66 228,049 24 313 313 2642 12130
% 72

25 2077 UTKU ŞEKER 5K 7 13 2,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 5 15 0,00 28 62 7,34 226,393 25 316 316 2676 12310
% 73

26 918 BERRE ÖZCAN 5K 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 11 9 8,00 28 62 7,34 225,384 26 320 320 2711 12452
% 74

27 410 MİKAİ  TL GR 5K 5 15 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 6 3,00 21 40 7,67 222,259 27 330 330 2793 12791
% 76

28 400 HABİBULLAH KILAVUZ 5K 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 13 1,67 5 12 1,00 24 62 3,34 215,936 28 344 344 2972 13513
% 81

29 1999 NAZLI EL İ * KMAK 5K 10 10 6,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 4 16 -1,33 26 64 4,67 211,484 29 351 351 3103 14006
% 84

30 2051 SONER SEPETCİ 5K 3 12 -1,00 5 3 4,00 3 4 1,67 4 5 2,33 3 13 -1,33 4 10 0,67 22 47 6,34 205,243 30 368 368 3283 14685
% 88

31 178 HASA NABU 5K 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 6 0,00 2 17 -3,67 8 11 4,33 25 61 4,66 204,889 31 370 370 3294 14732
% 88

32 2045 SELİM ÇINAR BAŞARAN5K 5 14 0,33 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 16 -2,33 6 14 1,33 26 62 5,33 204,860 32 371 371 3295 14733
% 88

33 2109 ZEHRA BAYKUŞ 5K 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 18 -4,00 6 14 1,33 24 66 1,99 201,611 33 378 378 3384 15035
% 90



5K SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

SINIF: 5K

KATILIMLAR

34 1776 İSMAİL DİZMAN 5K 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 23 67 0,66 198,051 34 385 385 3480 15374
% 92

35 1082 ERENÇAVUŞ 5K 6 14 1,33 1 7 -1,33 1 7 -1,33 0 2 -0,67 1 14 -3,67 5 10 1,67 14 54 -4,00 187,745 35 395 395 3656 16061
% 96

36 772 AHMET K* GINYÜREK 5K 3 17 -2,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 2 18 -4,00 21 69 -2,01 186,852 36 396 396 3663 16103
% 96

37 1872 KEVSER ABO 5K 9 11 5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 2 18 -4,00 20 70 -3,34 185,199 37 400 400 3675 16175
% 96

38 2030 RAHAF   YASİN 5K 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 21 69 -2,00 184,392 38 401 401 3682 16201
% 97

39 932 AA A AUB** KT  R 5K 3 17 -2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 16 -2,33 2 16 -3,33 18 69 -5,00 171,481 39 409 409 3774 16567
% 99
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5L SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

SINIF: 5L

KATILIMLAR

1 2105 AHMET EVREN 5L 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 16 4 14,67 12 6 10,00 65 23 57,34 393,310 1 38 38 196 1358
% 8,10

2 865 CEMRE YILMAZ 5L 12 8 9,33 6 4 4,67 10 0 10,00 7 3 6,00 14 6 12,00 11 9 8,00 60 30 50,00 359,056 2 81 81 415 2652
% 16

3 125 ARLİND HYSO 5L 16 4 14,67 6 3 5,00 9 1 8,67 2 3 1,00 8 1 7,67 12 8 9,33 53 20 46,34 354,261 3 86 86 448 2862
% 17

4 838 ALYA ŞENEL 5L 14 6 12,00 7 3 6,00 10 0 10,00 4 4 2,67 11 5 9,33 7 11 3,33 53 29 43,33 336,287 4 113 113 639 3752
% 22

5 2270 YUSUF ZEREY 5L 10 5 8,33 4 2 3,33 8 1 7,67 2 1 1,67 6 0 6,00 12 3 11,00 42 12 38,00 323,942 5 135 135 791 4427
% 26

6 1609 FATMA BEŞKARDEŞ 5L 10 6 8,00 7 2 6,33 9 1 8,67 7 4 5,67 10 5 8,33 43 18 37,00 315,457 6 149 149 909 4938
% 29

7 2042 SARE MISRA BAYKUŞ 5L 9 9 6,00 2 7 -0,33 10 0 10,00 6 4 4,67 11 7 8,67 8 10 4,67 46 37 33,68 306,523 7 161 161 1020 5504
% 33

8 208 YAĞMUR ÇELİK 5L 11 7 8,67 4 4 2,67 7 3 6,00 2 6 0,00 8 5 6,33 9 7 6,67 41 32 30,34 304,347 8 169 169 1052 5652
% 34

9 862 ABA BERAT GÜLER 5L 12 5 10,33 5 5 3,33 7 3 6,00 4 5 2,33 7 8 4,33 6 12 2,00 41 38 28,32 288,412 9 189 189 1266 6699
% 40

10 2116 ZEYNEP SOYDEMİR 5L 11 4 9,67 4 1 3,67 8 1 7,67 5 2 4,33 5 8 2,33 33 16 27,67 286,845 10 192 192 1295 6799
% 41

11 868 AYTUĞ DEDE 5L 10 10 6,67 5 5 3,33 8 2 7,33 3 7 0,67 9 7 6,67 6 12 2,00 41 43 26,67 285,257 11 195 195 1330 6932
% 41

12 1978 MİRAY YILDIZ 5L 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 8 12 4,00 5 15 0,00 43 47 27,33 279,769 12 210 210 1446 7351
% 44

13 1188 ESLEM ŞENOL 5L 13 7 10,67 4 2 3,33 9 1 8,67 0 3 -1,00 3 4 1,67 4 5 2,33 33 22 25,67 277,182 13 213 213 1495 7547
% 45

14 797 KAYRA ÜNAL 5L 8 5 6,33 3 4 1,67 6 0 6,00 2 1 1,67 8 3 7,00 2 5 0,33 29 18 23,00 275,817 14 219 219 1518 7658
% 46

15 1960 YUSUF YAVUZ 5L 7 8 4,33 4 4 2,67 6 2 5,33 1 0 1,00 7 6 5,00 7 6 5,00 32 26 23,33 275,083 15 220 220 1532 7715
% 46

16 2099 YUS F ULAŞ SÖNMEZ 5L 6 10 2,67 6 4 4,67 8 1 7,67 5 4 3,67 7 9 4,00 7 10 3,67 39 38 26,35 270,118 16 232 232 1652 8122
% 48

17 2048 SERDAR ÖZÇELİK 5L 11 9 8,00 7 2 6,33 7 3 6,00 7 3 6,00 5 11 1,33 3 8 0,33 40 36 27,99 269,142 17 233 233 1672 8192
% 49

18 843 AMİNA  DUKAEVA 5L 9 11 5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 3 6,00 8 11 4,33 8 11 4,33 37 51 19,99 267,280 18 236 236 1704 8346
% 50

19 960 ÇİSEM ALTINOK 5L 8 11 4,33 5 3 4,00 5 5 3,33 4 6 2,00 8 12 4,00 7 12 3,00 37 49 20,66 263,259 19 242 242 1795 8696
% 52

20 1741 H NAZ ÖLÇEK 5L 6 7 3,67 6 4 4,67 9 1 8,67 4 3 3,00 3 1 2,67 28 16 22,68 261,477 20 247 247 1846 8867
% 53

21 1397 EYLÜL GİZEM SÖNMEZ5L 12 8 9,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 8 12 4,00 4 16 -1,33 34 56 15,33 256,863 21 264 264 1967 9272
% 55

22 2035 EREN NİŞANCI 5L 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 10 10 6,67 8 12 4,00 31 59 11,33 242,327 22 284 284 2286 10637
% 63

23 1881 KUZEY BERAT BİLİR 5L 4 6 2,00 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 25 25 16,66 236,481 23 296 296 2437 11231
% 67

24 988 EDA NUR CEYLAN 5L 6 12 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 5 2,33 4 13 -0,33 10 10 6,67 29 55 10,67 234,356 24 302 302 2486 11468
% 68

25 1983 MUHAMETALİ 5L 3 9 0,00 6 4 4,67 7 3 6,00 1 2 0,33 7 5 5,33 2 18 -4,00 26 41 12,33 229,989 25 307 307 2577 11889
% 71

26 2250 OĞUZHAN Ö *UR T 5L 4 16 -1,33 4 5 2,33 7 3 6,00 4 6 2,00 8 11 4,33 3 17 -2,67 30 58 10,66 223,274 26 325 325 2767 12684
% 76

27 4049 SOFYA ALİYEVA 5L 4 9 1,00 1 4 -0,33 2 6 0,00 4 3 3,00 6 8 3,33 3 11 -0,67 20 41 6,33 221,790 27 331 331 2808 12844
% 77

28 2059 ŞE *A HAŞİŞO 5L 7 12 3,00 2 8 -0,67 5 4 3,67 3 15 -2,00 8 12 4,00 25 51 8,00 221,602 28 332 332 2813 12862
% 77

29 869 AZRA ARSLAN 5L 7 13 2,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 8 12 4,00 2 18 -4,00 27 63 6,00 220,151 29 335 335 2844 13017
% 78

30 85 HÜSEİNÇ ÇELİK 5L 3 17 -2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 7 12 3,00 8 12 4,00 26 63 5,00 220,111 30 336 336 2850 13026
% 78

31 2028 NİSA DALDAL 5L 6 10 2,67 3 3 2,00 5 4 3,67 1 7 -1,33 3 8 0,33 3 9 0,00 21 41 7,34 219,568 31 339 339 2862 13091
% 78

32 63 MUHAMMED EMİN AYAR5L 9 11 5,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 3 16 -2,33 25 64 3,66 208,943 32 355 355 3167 14286
% 85

33 907 BERK MIZRAK 5L 5 12 1,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 1 6 -1,00 4 12 0,00 5 14 0,33 22 57 2,99 207,962 33 360 360 3203 14402
% 86



5L SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

SINIF: 5L

KATILIMLAR

34 971 DOĞA BEKTAŞ 5L 2 9 -1,00 3 5 1,33 2 3 1,00 3 6 1,00 1 5 -0,67 11 28 1,66 202,241 34 376 376 3370 14982
% 89

35 2083 YASİN DEBELONİ 5L 6 13 1,67 0 10 -3,33 0 10 -3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 19 70 -4,33 194,845 35 389 389 3548 15628
% 93

36 1574 EYMEN ZABUN 5L 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 7 13 2,67 19 71 -4,67 178,775 36 404 404 3729 16406
% 98

37 2111 ZEKERİYA ABU 5L 1 19 -5,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 16 74 -8,67 176,541 37 407 407 3745 16463
% 98
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6E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI410 410 3831 16766

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,73 5 5 3,02 6 3 5,06 4 4 2,87 8 9 4,53 8 10 4,83 39 40 26,04 279,580

Okul Ortalaması 10 9 6,45 5 5 3,30 7 3 5,76 5 4 3,42 8 9 4,90 9 10 5,50 42 39 29,33 290,190

SINIF: 6E

KATILIMLAR

1 426 KADİREYMENYUMAK 6E 6 11 2,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 14 0,33 7 13 2,67 26 60 6,00 221,570 1 333 333 2814 12864
% 77
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  ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(3)
-0,44 0,67 -2,00 -0,11 2,00 0,00 0,12 205,740

Okul
(410)

6,45 (13) 3,30 (12) 5,76 (13) 3,42 (13) 4,90 (10) 5,50 (13) 29,33 (13) 290,190
İlçe
(410)

6,45 (13) 3,30 (12) 5,76 (13) 3,42 (13) 4,90 (10) 5,50 (13) 29,33 (13) 290,190
İl

(3831)
5,16 (166) 2,67 (139) 4,89 (158) 2,54 (139) 3,83 (118) 3,95 (160) 23,04 (180) 268,700

Genel
(16766)

5,73 (595) 3,02 (399) 5,06 (517) 2,87 (449) 4,53 (453) 4,83 (571) 26,04 (838) 279,580
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
  şubesinde 3
Okulunuzda 410 13

BAYRAMPAŞA ilçesinde 410 13 1
İSTANBUL ilinde 3831 194 30 6

Genelde 16766 1027 234 68 35

DERECELER

Genelde sınava 1027 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 922. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 194 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 180. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 13 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 13. oldu

Okulunuzda sınava 13 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 13. oldu
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  ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

2 1,33 0,67 67

[-] Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0,33 0,67 33

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0 1,00 0

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 0 4,00 0

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0,33 0,67 33

[-] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1,00 0

[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,33 0,67 33

[-] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,33 0,67 33

[+] Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0,67 0,33 67

[+] Metni yorumlar. 1 0,67 0,33 67

[-] Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0,33 1,67 17

[-] Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz
yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

1 0 1,00 0

[-] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,33 0,67 33

[-] Sayıları doğru yazar. 1 0 1,00 0

[-] Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1,00 0

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması
için hizmet veren kurumları ilişkilendirir.

1 0,33 0,67 33

[-] Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal
hayatlarına etkisini analiz eder.

1 0 1,00 0

[+] Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim,
dağıtım ve tüketim ağını analiz eder.

1 0,67 0,33 67

[-] Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak
gelişen meslekleri tanır.

1 0,33 0,67 33

[-] Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve
eserleri tanıtır.

1 0,33 0,67 33

[-] Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini
belirler.

1 0,33 0,67 33

[-] Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle
açıklar.

1 0,33 0,67 33

[-] Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0,33 0,67 33

[-] Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz
eder.

1 0,33 0,67 33

[-] Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal
edildiği durumlara örnekler verir.

1 0 1,00 0

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve
her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.

1 0,33 0,67 33

[-] Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 0 2,00 0

[-] Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar
sergilemeye özen gösterir.

2 0,33 1,67 17

[-] İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1,00 0

[-] Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen
gösterir.

1 0 1,00 0

[-] Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 0,33 1,67 17

[-] Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1,00 0

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to understand simple, oral texts about
hobbies, likes/dislikes and abilities.

2 0,67 1,33 33

[-] Students will be able to understand specific information in
short, oral texts about daily routines.

1 0 0,67 0

[-] Students will be able to understand short and simple texts
about illnesses, needs and feelings.

2 0,67 1,33 33

[-] Students will be able to understand simple requests for
permission and their responses.

2 0 2,00 0

[+] Students will be able to talk about people   s likes and dislikes
concerning movies and movie characters.

2 1,00 1,00 50

[-] Students will be able to use basic greeting and leave-taking
expressions.

1 0 1,00 0

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[+] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

1 0,67 0,33 67

[-] Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2,00 0

[+] Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0,67 0,33 67

[+] Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini
değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur.

1 0,67 0,33 67

[-] Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları
karşılaştırır.

1 0 1,00 0

[-] Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 0,67 1,00 33

[-] Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların
bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar.

1 0,33 0,67 33

[-] Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı
bulur.

3 0,67 2,33 22

[+] Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve
ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine
dönüştürür.

1 0,67 0,33 67

[-] Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim
şeklinde ifade eder.

2 0 2,00 0

[-] Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0,33 0,33 33

[-] Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim
kullanarak ifade eder.

1 0,33 0,67 33

[-] Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme
çizer.

1 0,33 0,67 33

[+] 90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları
oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı
olduğunu belirler.

1 0,67 0,33 67

[-] Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş
doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.

1 0,33 0,67 33

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın
çizimleri ile gösterir.

2 0,33 1,67 17

[-] Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler
yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır.

1 0,33 0,67 33

[-] Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil
eden bir model hazırlar.

1 0,33 0,67 33

[-] Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik
yeni fikirler üretir.

2 0 2,00 0

[-] Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını
gözlemleyerek çizimle gösterir.

2 0,67 1,33 33

[+] Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma,
kaynama noktalarını belirler.

2 1,00 1,00 50

[-] Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi
arasındaki ilişkiyi açıklar.

1 0 1,00 0

[-] Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli
tasarlar.

1 0,33 0,67 33

[-] Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini
deneyerek keşfeder.

1 0,33 0,67 33

[-] Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1,00 0

[-] Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı
deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.

1 0 1,00 0

[-] Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0,33 0,67 33

[-] Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek
keşfeder.

2 0,67 1,33 33

[-] Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre
sınıflandırır.

2 0,67 1,33 33
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5A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5A
(34)

10,57 5,35 8,10 5,09 9,10 8,96 47,17 349,800

Okul
(410)

6,45 (2) 3,30 (2) 5,76 (2) 3,42 (4) 4,90 (2) 5,50 (2) 29,33 (2) 290,190
İlçe
(410)

6,45 (2) 3,30 (2) 5,76 (2) 3,42 (4) 4,90 (2) 5,50 (2) 29,33 (2) 290,190
İl

(3831)
5,16 (6) 2,67 (7) 4,89 (5) 2,54 (7) 3,83 (5) 3,95 (8) 23,04 (3) 268,700

Genel
(16766)

5,73 (51) 3,02 (46) 5,06 (45) 2,87 (83) 4,53 (64) 4,83 (84) 26,04 (63) 279,580
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
5A şubesinde 34

Okulunuzda 410 13
BAYRAMPAŞA ilçesinde 410 13 1

İSTANBUL ilinde 3831 194 30 6
Genelde 16766 1027 234 68 35

DERECELER

Genelde sınava 1027 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 68. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 194 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 4. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 13 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2. oldu

Okulunuzda sınava 13 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2. oldu
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5A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

2 1,46 0,49 73

[+] Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0,95 0,05 95

[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,70 0,27 70

[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2,05 1,76 51

[+] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0,59 0,38 59

[-] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,35 0,65 35

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,54 0,43 54

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,65 0,35 65

[+] Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0,76 0,22 76

[+] Metni yorumlar. 1 0,70 0,27 70

[+] Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1,03 0,92 51

[-] Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz
yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

1 0,41 0,54 41

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,68 0,32 68

[+] Sayıları doğru yazar. 1 0,68 0,24 68

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,57 0,41 57

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması
için hizmet veren kurumları ilişkilendirir.

1 0,43 0,57 43

[+] Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal
hayatlarına etkisini analiz eder.

1 0,65 0,35 65

[+] Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim,
dağıtım ve tüketim ağını analiz eder.

1 0,81 0,19 81

[+] Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı
olarak gelişen meslekleri tanır.

1 0,59 0,35 59

[-] Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve
eserleri tanıtır.

1 0,49 0,49 49

[+] Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini
belirler.

1 0,92 0,08 92

[+] Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle
açıklar.

1 0,86 0,14 86

[-] Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0,08 0,84 8

[+] Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz
eder.

1 0,65 0,35 65

[+] Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal
edildiği durumlara örnekler verir.

1 0,70 0,30 70

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve
her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.

1 0,86 0,08 86

[+] Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1,43 0,49 72

[+] Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar
sergilemeye özen gösterir.

2 1,65 0,30 82

[+] İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0,54 0,32 54

[+] Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen
gösterir.

1 0,84 0,16 84

[+] Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1,65 0,30 82

[+] Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0,89 0,11 89

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to understand simple, oral texts about
hobbies, likes/dislikes and abilities.

2 0,89 0,70 45

[+] Students will be able to understand specific information in
short, oral texts about daily routines.

1 0,73 0,11 73

[+] Students will be able to understand short and simple texts
about illnesses, needs and feelings.

2 1,03 0,49 51

[+] Students will be able to understand simple requests for
permission and their responses.

2 1,14 0,46 57

[+] Students will be able to talk about people   s likes and dislikes
concerning movies and movie characters.

2 1,08 0,57 54

[+] Students will be able to use basic greeting and leave-taking
expressions.

1 0,65 0,22 65

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

1 0,46 0,32 46

[+] Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1,27 0,41 64

[+] Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0,65 0,32 65

[-] Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini
değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur.

1 0,30 0,32 30

[+] Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları
karşılaştırır.

1 0,70 0,27 70

[+] Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1,05 0,81 53

[-] Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların
bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar.

1 0,46 0,38 46

[-] Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı
bulur.

3 1,19 1,38 40

[+] Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve
ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine
dönüştürür.

1 0,84 0,11 84

[+] Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim
şeklinde ifade eder.

2 1,19 0,70 59

[+] Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0,68 0,27 68

[+] Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim
kullanarak ifade eder.

1 0,84 0,16 84

[+] Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme
çizer.

1 0,51 0,46 51

[-] 90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları
oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı
olduğunu belirler.

1 0,43 0,54 43

[-] Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş
doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.

1 0,32 0,65 32

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın
çizimleri ile gösterir.

2 1,19 0,78 59

[+] Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik
deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır.

1 0,84 0,14 84

[+] Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil
eden bir model hazırlar.

1 0,81 0,19 81

[+] Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik
yeni fikirler üretir.

2 1,08 0,73 54

[-] Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını
gözlemleyerek çizimle gösterir.

2 0,70 1,24 35

[+] Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma,
kaynama noktalarını belirler.

2 1,05 0,78 53

[-] Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi
arasındaki ilişkiyi açıklar.

1 0,38 0,62 38

[+] Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli
tasarlar.

1 0,76 0,22 76

[+] Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini
deneyerek keşfeder.

1 0,62 0,35 62

[-] Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0,43 0,46 43

[-] Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı
deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.

1 0,27 0,70 27

[+] Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0,65 0,35 65

[+] Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu
deneyerek keşfeder.

2 1,08 0,78 54

[+] Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre
sınıflandırır.

2 1,11 0,86 55
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5B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5B
(36)

7,98 4,76 7,60 5,50 6,61 8,34 40,79 323,930

Okul
(410)

6,45 (4) 3,30 (3) 5,76 (3) 3,42 (2) 4,90 (4) 5,50 (3) 29,33 (3) 290,190
İlçe
(410)

6,45 (4) 3,30 (3) 5,76 (3) 3,42 (2) 4,90 (4) 5,50 (3) 29,33 (3) 290,190
İl

(3831)
5,16 (17) 2,67 (10) 4,89 (11) 2,54 (4) 3,83 (18) 3,95 (11) 23,04 (9) 268,700

Genel
(16766)

5,73 (149) 3,02 (72) 5,06 (69) 2,87 (63) 4,53 (158) 4,83 (107) 26,04 (132) 279,580
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
5B şubesinde 36

Okulunuzda 410 13
BAYRAMPAŞA ilçesinde 410 13 1

İSTANBUL ilinde 3831 194 30 6
Genelde 16766 1027 234 68 35

DERECELER

Genelde sınava 1027 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 143. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 194 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 10. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 13 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 4. oldu

Okulunuzda sınava 13 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 4. oldu
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5B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

2 1,34 0,55 67

[+] Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0,84 0,15 84

[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,67 0,30 67

[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2,04 1,77 51

[+] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0,53 0,42 53

[-] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,34 0,63 34

[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,40 0,58 40

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,66 0,33 66

[+] Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0,74 0,23 74

[+] Metni yorumlar. 1 0,62 0,34 62

[+] Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1,01 0,85 51

[-] Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz
yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

1 0,34 0,63 34

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,62 0,36 62

[+] Sayıları doğru yazar. 1 0,64 0,27 64

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,62 0,30 62

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması
için hizmet veren kurumları ilişkilendirir.

1 0,34 0,64 34

[+] Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal
hayatlarına etkisini analiz eder.

1 0,66 0,33 66

[+] Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim,
dağıtım ve tüketim ağını analiz eder.

1 0,74 0,25 74

[+] Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı
olarak gelişen meslekleri tanır.

1 0,63 0,30 63

[+] Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve
eserleri tanıtır.

1 0,58 0,41 58

[+] Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini
belirler.

1 0,90 0,08 90

[+] Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle
açıklar.

1 0,86 0,12 86

[-] Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0,05 0,89 5

[+] Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz
eder.

1 0,63 0,36 63

[+] Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal
edildiği durumlara örnekler verir.

1 0,70 0,30 70

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve
her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.

1 0,86 0,08 86

[+] Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1,49 0,45 75

[+] Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar
sergilemeye özen gösterir.

2 1,67 0,29 84

[+] İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0,60 0,30 60

[+] Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen
gösterir.

1 0,88 0,11 88

[+] Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1,60 0,36 80

[+] Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0,89 0,10 89

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand simple, oral texts about
hobbies, likes/dislikes and abilities.

2 1,05 0,66 53

[+] Students will be able to understand specific information in
short, oral texts about daily routines.

1 0,67 0,22 67

[+] Students will be able to understand short and simple texts
about illnesses, needs and feelings.

2 1,07 0,60 53

[+] Students will be able to understand simple requests for
permission and their responses.

2 1,36 0,37 68

[+] Students will be able to talk about people   s likes and dislikes
concerning movies and movie characters.

2 1,10 0,64 55

[+] Students will be able to use basic greeting and leave-taking
expressions.

1 0,73 0,19 73

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

1 0,38 0,41 38

[+] Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1,19 0,49 60

[+] Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0,55 0,41 55

[-] Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini
değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur.

1 0,25 0,45 25

[+] Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları
karşılaştırır.

1 0,66 0,30 66

[+] Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1,05 0,81 53

[-] Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların
bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar.

1 0,44 0,42 44

[-] Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı
bulur.

3 1,15 1,40 38

[+] Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve
ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine
dönüştürür.

1 0,78 0,16 78

[+] Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim
şeklinde ifade eder.

2 1,11 0,74 55

[+] Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0,63 0,30 63

[+] Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim
kullanarak ifade eder.

1 0,79 0,19 79

[+] Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme
çizer.

1 0,52 0,44 52

[-] 90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları
oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı
olduğunu belirler.

1 0,47 0,51 47

[-] Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş
doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.

1 0,21 0,75 21

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın
çizimleri ile gösterir.

2 1,18 0,78 59

[+] Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik
deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır.

1 0,86 0,11 86

[+] Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil
eden bir model hazırlar.

1 0,90 0,10 90

[+] Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik
yeni fikirler üretir.

2 1,07 0,79 53

[-] Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını
gözlemleyerek çizimle gösterir.

2 0,75 1,19 38

[-] Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma,
kaynama noktalarını belirler.

2 0,92 0,93 46

[-] Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi
arasındaki ilişkiyi açıklar.

1 0,44 0,55 44

[+] Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli
tasarlar.

1 0,77 0,22 77

[+] Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini
deneyerek keşfeder.

1 0,56 0,41 56

[-] Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0,44 0,44 44

[-] Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı
deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.

1 0,32 0,62 32

[+] Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0,60 0,36 60

[+] Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu
deneyerek keşfeder.

2 1,11 0,79 55

[+] Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre
sınıflandırır.

2 1,10 0,89 55
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5C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5C
(38)

11,58 5,70 8,86 6,52 9,26 10,25 52,17 363,410

Okul
(410)

6,45 (1) 3,30 (1) 5,76 (1) 3,42 (1) 4,90 (1) 5,50 (1) 29,33 (1) 290,190
İlçe
(410)

6,45 (1) 3,30 (1) 5,76 (1) 3,42 (1) 4,90 (1) 5,50 (1) 29,33 (1) 290,190
İl

(3831)
5,16 (3) 2,67 (4) 4,89 (3) 2,54 (2) 3,83 (4) 3,95 (5) 23,04 (2) 268,700

Genel
(16766)

5,73 (32) 3,02 (29) 5,06 (18) 2,87 (28) 4,53 (60) 4,83 (53) 26,04 (40) 279,580
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
5C şubesinde 38

Okulunuzda 410 13
BAYRAMPAŞA ilçesinde 410 13 1

İSTANBUL ilinde 3831 194 30 6
Genelde 16766 1027 234 68 35

DERECELER

Genelde sınava 1027 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 47. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 194 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 13 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1. oldu

Okulunuzda sınava 13 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1. oldu
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5C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

2 1,44 0,48 72

[+] Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0,87 0,12 87

[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,68 0,28 68

[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2,17 1,62 54

[+] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0,58 0,40 58

[-] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,33 0,65 33

[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,41 0,58 41

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,71 0,27 71

[+] Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0,75 0,23 75

[+] Metni yorumlar. 1 0,68 0,29 68

[+] Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1,12 0,78 56

[-] Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz
yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

1 0,38 0,59 38

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,61 0,34 61

[+] Sayıları doğru yazar. 1 0,69 0,24 69

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,71 0,23 71

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması
için hizmet veren kurumları ilişkilendirir.

1 0,32 0,65 32

[+] Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal
hayatlarına etkisini analiz eder.

1 0,75 0,24 75

[+] Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim,
dağıtım ve tüketim ağını analiz eder.

1 0,77 0,22 77

[+] Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı
olarak gelişen meslekleri tanır.

1 0,67 0,28 67

[+] Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve
eserleri tanıtır.

1 0,55 0,43 55

[+] Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini
belirler.

1 0,91 0,08 91

[+] Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle
açıklar.

1 0,88 0,11 88

[-] Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0,05 0,88 5

[+] Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz
eder.

1 0,68 0,30 68

[+] Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal
edildiği durumlara örnekler verir.

1 0,72 0,27 72

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve
her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.

1 0,88 0,08 88

[+] Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1,61 0,35 81

[+] Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar
sergilemeye özen gösterir.

2 1,73 0,24 86

[+] İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0,65 0,27 65

[+] Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen
gösterir.

1 0,88 0,11 88

[+] Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1,71 0,26 86

[+] Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0,92 0,07 92

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand simple, oral texts about
hobbies, likes/dislikes and abilities.

2 1,14 0,66 57

[+] Students will be able to understand specific information in
short, oral texts about daily routines.

1 0,73 0,20 73

[+] Students will be able to understand short and simple texts
about illnesses, needs and feelings.

2 1,14 0,57 57

[+] Students will be able to understand simple requests for
permission and their responses.

2 1,46 0,32 73

[+] Students will be able to talk about people   s likes and dislikes
concerning movies and movie characters.

2 1,19 0,60 59

[+] Students will be able to use basic greeting and leave-taking
expressions.

1 0,77 0,18 77

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

1 0,40 0,41 40

[+] Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1,26 0,45 63

[+] Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0,51 0,44 51

[-] Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini
değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur.

1 0,30 0,40 30

[+] Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları
karşılaştırır.

1 0,68 0,29 68

[+] Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1,16 0,74 58

[+] Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki
rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar.

1 0,50 0,38 50

[-] Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı
bulur.

3 1,04 1,40 35

[+] Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve
ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine
dönüştürür.

1 0,77 0,18 77

[+] Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim
şeklinde ifade eder.

2 1,15 0,69 58

[+] Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0,62 0,31 62

[+] Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim
kullanarak ifade eder.

1 0,80 0,19 80

[+] Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme
çizer.

1 0,63 0,33 63

[+] 90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları
oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı
olduğunu belirler.

1 0,58 0,40 58

[-] Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş
doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.

1 0,21 0,77 21

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın
çizimleri ile gösterir.

2 1,31 0,65 65

[+] Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik
deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır.

1 0,87 0,10 87

[+] Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil
eden bir model hazırlar.

1 0,91 0,09 91

[+] Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik
yeni fikirler üretir.

2 1,06 0,78 53

[-] Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını
gözlemleyerek çizimle gösterir.

2 0,70 1,25 35

[+] Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma,
kaynama noktalarını belirler.

2 1,00 0,86 50

[+] Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi
arasındaki ilişkiyi açıklar.

1 0,50 0,48 50

[+] Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli
tasarlar.

1 0,83 0,16 83

[+] Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini
deneyerek keşfeder.

1 0,61 0,36 61

[-] Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0,50 0,41 50

[-] Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı
deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.

1 0,33 0,59 33

[+] Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0,68 0,28 68

[+] Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu
deneyerek keşfeder.

2 1,08 0,83 54

[+] Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre
sınıflandırır.

2 1,14 0,85 57
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5D ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5D
(34)

8,16 4,02 7,07 5,14 8,04 7,68 40,11 326,450

Okul
(410)

6,45 (3) 3,30 (4) 5,76 (4) 3,42 (3) 4,90 (3) 5,50 (4) 29,33 (4) 290,190
İlçe
(410)

6,45 (3) 3,30 (4) 5,76 (4) 3,42 (3) 4,90 (3) 5,50 (4) 29,33 (4) 290,190
İl

(3831)
5,16 (15) 2,67 (21) 4,89 (17) 2,54 (6) 3,83 (8) 3,95 (16) 23,04 (10) 268,700

Genel
(16766)

5,73 (142) 3,02 (129) 5,06 (107) 2,87 (79) 4,53 (95) 4,83 (134) 26,04 (138) 279,580
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
5D şubesinde 34

Okulunuzda 410 13
BAYRAMPAŞA ilçesinde 410 13 1

İSTANBUL ilinde 3831 194 30 6
Genelde 16766 1027 234 68 35

DERECELER

Genelde sınava 1027 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 135. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 194 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 8. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 13 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3. oldu

Okulunuzda sınava 13 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3. oldu
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5D ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

2 1,38 0,52 69

[+] Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0,86 0,12 86

[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,65 0,30 65

[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2,09 1,65 52

[+] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0,53 0,43 53

[-] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,34 0,64 34

[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,43 0,56 43

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,69 0,28 69

[+] Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0,70 0,28 70

[+] Metni yorumlar. 1 0,67 0,27 67

[+] Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1,12 0,75 56

[-] Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz
yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

1 0,37 0,59 37

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,66 0,30 66

[+] Sayıları doğru yazar. 1 0,67 0,26 67

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,68 0,26 68

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması
için hizmet veren kurumları ilişkilendirir.

1 0,32 0,66 32

[+] Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal
hayatlarına etkisini analiz eder.

1 0,74 0,26 74

[+] Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim,
dağıtım ve tüketim ağını analiz eder.

1 0,72 0,27 72

[+] Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı
olarak gelişen meslekleri tanır.

1 0,64 0,28 64

[+] Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve
eserleri tanıtır.

1 0,51 0,45 51

[+] Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini
belirler.

1 0,88 0,11 88

[+] Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle
açıklar.

1 0,88 0,11 88

[-] Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0,04 0,87 4

[+] Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz
eder.

1 0,66 0,33 66

[+] Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal
edildiği durumlara örnekler verir.

1 0,71 0,28 71

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve
her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.

1 0,86 0,10 86

[+] Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1,63 0,32 81

[+] Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar
sergilemeye özen gösterir.

2 1,70 0,25 85

[+] İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0,59 0,32 59

[+] Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen
gösterir.

1 0,88 0,10 88

[+] Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1,68 0,25 84

[+] Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0,87 0,11 87

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand simple, oral texts about
hobbies, likes/dislikes and abilities.

2 1,13 0,68 57

[+] Students will be able to understand specific information in
short, oral texts about daily routines.

1 0,70 0,23 70

[+] Students will be able to understand short and simple texts
about illnesses, needs and feelings.

2 1,12 0,57 56

[+] Students will be able to understand simple requests for
permission and their responses.

2 1,39 0,35 70

[+] Students will be able to talk about people   s likes and dislikes
concerning movies and movie characters.

2 1,21 0,58 61

[+] Students will be able to use basic greeting and leave-taking
expressions.

1 0,78 0,17 78

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

1 0,38 0,40 38

[+] Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1,25 0,43 62

[+] Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0,54 0,41 54

[-] Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini
değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur.

1 0,30 0,38 30

[+] Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları
karşılaştırır.

1 0,72 0,26 72

[+] Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1,14 0,77 57

[-] Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların
bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar.

1 0,48 0,37 48

[-] Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı
bulur.

3 1,03 1,40 34

[+] Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve
ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine
dönüştürür.

1 0,76 0,18 76

[+] Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim
şeklinde ifade eder.

2 1,15 0,67 58

[+] Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0,60 0,32 60

[+] Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim
kullanarak ifade eder.

1 0,81 0,19 81

[+] Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme
çizer.

1 0,63 0,33 63

[+] 90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları
oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı
olduğunu belirler.

1 0,54 0,42 54

[-] Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş
doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.

1 0,23 0,74 23

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın
çizimleri ile gösterir.

2 1,30 0,62 65

[+] Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik
deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır.

1 0,85 0,13 85

[+] Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil
eden bir model hazırlar.

1 0,90 0,10 90

[+] Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik
yeni fikirler üretir.

2 1,05 0,78 52

[-] Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını
gözlemleyerek çizimle gösterir.

2 0,68 1,28 34

[-] Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma,
kaynama noktalarını belirler.

2 0,99 0,82 50

[-] Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi
arasındaki ilişkiyi açıklar.

1 0,49 0,49 49

[+] Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli
tasarlar.

1 0,82 0,15 82

[+] Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini
deneyerek keşfeder.

1 0,59 0,36 59

[-] Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0,49 0,39 49

[-] Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı
deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.

1 0,32 0,60 32

[+] Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0,63 0,31 63

[+] Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu
deneyerek keşfeder.

2 1,01 0,87 50

[+] Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre
sınıflandırır.

2 1,12 0,83 56
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5E ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5E
(41)

7,88 3,57 6,83 3,75 5,11 7,44 34,58 306,740

Okul
(410)

6,45 (5) 3,30 (5) 5,76 (5) 3,42 (5) 4,90 (5) 5,50 (5) 29,33 (5) 290,190
İlçe
(410)

6,45 (5) 3,30 (5) 5,76 (5) 3,42 (5) 4,90 (5) 5,50 (5) 29,33 (5) 290,190
İl

(3831)
5,16 (20) 2,67 (29) 4,89 (21) 2,54 (26) 3,83 (35) 3,95 (17) 23,04 (20) 268,700

Genel
(16766)

5,73 (155) 3,02 (163) 5,06 (122) 2,87 (155) 4,53 (234) 4,83 (144) 26,04 (204) 279,580
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
5E şubesinde 41

Okulunuzda 410 13
BAYRAMPAŞA ilçesinde 410 13 1

İSTANBUL ilinde 3831 194 30 6
Genelde 16766 1027 234 68 35

DERECELER

Genelde sınava 1027 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 217. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 194 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 20. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 13 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 5. oldu

Okulunuzda sınava 13 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 5. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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5E ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

2 1,35 0,52 68

[+] Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0,83 0,15 83

[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,65 0,31 65

[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2,06 1,63 52

[+] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0,53 0,41 53

[-] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,33 0,65 33

[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,42 0,56 42

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,70 0,26 70

[+] Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0,67 0,31 67

[+] Metni yorumlar. 1 0,67 0,28 67

[+] Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1,04 0,82 52

[-] Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz
yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

1 0,34 0,58 34

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,62 0,34 62

[+] Sayıları doğru yazar. 1 0,63 0,30 63

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,66 0,27 66

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması
için hizmet veren kurumları ilişkilendirir.

1 0,32 0,65 32

[+] Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal
hayatlarına etkisini analiz eder.

1 0,68 0,30 68

[+] Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim,
dağıtım ve tüketim ağını analiz eder.

1 0,67 0,32 67

[+] Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı
olarak gelişen meslekleri tanır.

1 0,59 0,30 59

[-] Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve
eserleri tanıtır.

1 0,48 0,46 48

[+] Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini
belirler.

1 0,87 0,12 87

[+] Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle
açıklar.

1 0,84 0,13 84

[-] Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0,05 0,85 5

[+] Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz
eder.

1 0,67 0,31 67

[+] Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal
edildiği durumlara örnekler verir.

1 0,68 0,30 68

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve
her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.

1 0,85 0,12 85

[+] Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1,63 0,32 81

[+] Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar
sergilemeye özen gösterir.

2 1,67 0,27 84

[+] İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0,60 0,31 60

[+] Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen
gösterir.

1 0,86 0,12 86

[+] Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1,62 0,28 81

[+] Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0,82 0,15 82

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand simple, oral texts about
hobbies, likes/dislikes and abilities.

2 1,05 0,74 52

[+] Students will be able to understand specific information in
short, oral texts about daily routines.

1 0,66 0,27 66

[+] Students will be able to understand short and simple texts
about illnesses, needs and feelings.

2 1,04 0,65 52

[+] Students will be able to understand simple requests for
permission and their responses.

2 1,38 0,35 69

[+] Students will be able to talk about people   s likes and dislikes
concerning movies and movie characters.

2 1,15 0,62 57

[+] Students will be able to use basic greeting and leave-taking
expressions.

1 0,75 0,18 75

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

1 0,37 0,39 37

[+] Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1,17 0,48 59

[+] Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0,52 0,42 52

[-] Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini
değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur.

1 0,28 0,38 28

[+] Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları
karşılaştırır.

1 0,63 0,32 63

[+] Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1,09 0,79 54

[-] Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların
bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar.

1 0,41 0,42 41

[-] Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı
bulur.

3 0,97 1,38 32

[+] Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve
ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine
dönüştürür.

1 0,68 0,22 68

[+] Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim
şeklinde ifade eder.

2 1,08 0,66 54

[+] Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0,59 0,32 59

[+] Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim
kullanarak ifade eder.

1 0,77 0,19 77

[+] Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme
çizer.

1 0,63 0,31 63

[+] 90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları
oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı
olduğunu belirler.

1 0,53 0,41 53

[-] Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş
doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.

1 0,22 0,73 22

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın
çizimleri ile gösterir.

2 1,25 0,64 62

[+] Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik
deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır.

1 0,83 0,13 83

[+] Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil
eden bir model hazırlar.

1 0,91 0,09 91

[+] Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik
yeni fikirler üretir.

2 1,04 0,76 52

[-] Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını
gözlemleyerek çizimle gösterir.

2 0,65 1,30 33

[-] Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma,
kaynama noktalarını belirler.

2 0,96 0,81 48

[-] Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi
arasındaki ilişkiyi açıklar.

1 0,46 0,52 46

[+] Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli
tasarlar.

1 0,81 0,16 81

[+] Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini
deneyerek keşfeder.

1 0,55 0,38 55

[-] Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0,47 0,38 47

[-] Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı
deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.

1 0,32 0,61 32

[+] Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0,60 0,34 60

[+] Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu
deneyerek keşfeder.

2 1,02 0,85 51

[+] Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre
sınıflandırır.

2 1,13 0,83 56
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5F ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5F
(40)

4,12 1,68 3,45 2,05 1,89 3,37 16,56 249,660

Okul
(410)

6,45 (10) 3,30 (11) 5,76 (11) 3,42 (9) 4,90 (11) 5,50 (8) 29,33 (10) 290,190
İlçe
(410)

6,45 (10) 3,30 (11) 5,76 (11) 3,42 (9) 4,90 (11) 5,50 (8) 29,33 (10) 290,190
İl

(3831)
5,16 (109) 2,67 (115) 4,89 (121) 2,54 (83) 3,83 (123) 3,95 (84) 23,04 (128) 268,700

Genel
(16766)

5,73 (392) 3,02 (335) 5,06 (368) 2,87 (282) 4,53 (462) 4,83 (375) 26,04 (586) 279,580
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
5F şubesinde 40

Okulunuzda 410 13
BAYRAMPAŞA ilçesinde 410 13 1

İSTANBUL ilinde 3831 194 30 6
Genelde 16766 1027 234 68 35

DERECELER

Genelde sınava 1027 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 630. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 194 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 130. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 13 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 10. oldu

Okulunuzda sınava 13 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 10. oldu
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5F ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

2 1,26 0,62 63

[+] Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0,77 0,21 77

[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,63 0,33 63

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1,96 1,76 49

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0,48 0,47 48

[-] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,31 0,67 31

[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,40 0,59 40

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,69 0,28 69

[+] Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0,62 0,35 62

[+] Metni yorumlar. 1 0,64 0,31 64

[-] Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1,00 0,88 50

[-] Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz
yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

1 0,34 0,59 34

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,58 0,38 58

[+] Sayıları doğru yazar. 1 0,58 0,35 58

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,62 0,31 62

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması
için hizmet veren kurumları ilişkilendirir.

1 0,31 0,66 31

[+] Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal
hayatlarına etkisini analiz eder.

1 0,64 0,33 64

[+] Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim,
dağıtım ve tüketim ağını analiz eder.

1 0,62 0,37 62

[+] Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı
olarak gelişen meslekleri tanır.

1 0,56 0,33 56

[-] Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve
eserleri tanıtır.

1 0,46 0,49 46

[+] Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini
belirler.

1 0,79 0,19 79

[+] Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle
açıklar.

1 0,77 0,20 77

[-] Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0,06 0,85 6

[+] Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz
eder.

1 0,62 0,36 62

[+] Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal
edildiği durumlara örnekler verir.

1 0,64 0,34 64

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve
her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.

1 0,81 0,15 81

[+] Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1,51 0,42 75

[+] Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar
sergilemeye özen gösterir.

2 1,56 0,38 78

[+] İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0,55 0,35 55

[+] Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen
gösterir.

1 0,81 0,17 81

[+] Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1,52 0,38 76

[+] Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0,75 0,22 75

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to understand simple, oral texts about
hobbies, likes/dislikes and abilities.

2 0,98 0,79 49

[+] Students will be able to understand specific information in
short, oral texts about daily routines.

1 0,61 0,31 61

[-] Students will be able to understand short and simple texts
about illnesses, needs and feelings.

2 0,99 0,70 50

[+] Students will be able to understand simple requests for
permission and their responses.

2 1,31 0,43 65

[+] Students will be able to talk about people   s likes and dislikes
concerning movies and movie characters.

2 1,04 0,69 52

[+] Students will be able to use basic greeting and leave-taking
expressions.

1 0,68 0,24 68

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

1 0,33 0,45 33

[+] Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1,08 0,60 54

[-] Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0,46 0,48 46

[-] Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini
değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur.

1 0,26 0,42 26

[+] Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları
karşılaştırır.

1 0,56 0,38 56

[+] Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1,03 0,83 51

[-] Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların
bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar.

1 0,38 0,45 38

[-] Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı
bulur.

3 0,93 1,46 31

[+] Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve
ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine
dönüştürür.

1 0,62 0,27 62

[-] Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim
şeklinde ifade eder.

2 0,99 0,73 50

[+] Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0,54 0,38 54

[+] Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim
kullanarak ifade eder.

1 0,72 0,23 72

[+] Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme
çizer.

1 0,60 0,33 60

[-] 90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları
oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı
olduğunu belirler.

1 0,49 0,44 49

[-] Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş
doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.

1 0,23 0,71 23

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın
çizimleri ile gösterir.

2 1,16 0,70 58

[+] Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik
deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır.

1 0,77 0,18 77

[+] Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil
eden bir model hazırlar.

1 0,88 0,11 88

[-] Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik
yeni fikirler üretir.

2 0,94 0,86 47

[-] Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını
gözlemleyerek çizimle gösterir.

2 0,62 1,32 31

[-] Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma,
kaynama noktalarını belirler.

2 0,92 0,85 46

[-] Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi
arasındaki ilişkiyi açıklar.

1 0,42 0,56 42

[+] Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli
tasarlar.

1 0,77 0,19 77

[+] Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini
deneyerek keşfeder.

1 0,52 0,42 52

[-] Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0,44 0,39 44

[-] Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı
deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.

1 0,31 0,62 31

[+] Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0,56 0,37 56

[-] Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek
keşfeder.

2 0,94 0,92 47

[+] Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre
sınıflandırır.

2 1,05 0,88 52

                                            14 / 26



5G ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5G
(33)

4,66 2,85 5,02 2,40 4,02 3,49 22,44 267,820

Okul
(410)

6,45 (8) 3,30 (6) 5,76 (6) 3,42 (7) 4,90 (7) 5,50 (7) 29,33 (6) 290,190
İlçe
(410)

6,45 (8) 3,30 (6) 5,76 (6) 3,42 (7) 4,90 (7) 5,50 (7) 29,33 (6) 290,190
İl

(3831)
5,16 (88) 2,67 (63) 4,89 (67) 2,54 (72) 3,83 (61) 3,95 (80) 23,04 (79) 268,700

Genel
(16766)

5,73 (350) 3,02 (228) 5,06 (247) 2,87 (258) 4,53 (301) 4,83 (365) 26,04 (434) 279,580
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
5G şubesinde 33

Okulunuzda 410 13
BAYRAMPAŞA ilçesinde 410 13 1

İSTANBUL ilinde 3831 194 30 6
Genelde 16766 1027 234 68 35

DERECELER

Genelde sınava 1027 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 468. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 194 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 81. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 13 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 6. oldu

Okulunuzda sınava 13 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 6. oldu
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5G ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

2 1,20 0,68 60

[+] Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0,75 0,24 75

[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,61 0,34 61

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1,88 1,83 47

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0,47 0,49 47

[-] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,29 0,68 29

[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,41 0,58 41

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,68 0,30 68

[+] Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0,60 0,36 60

[+] Metni yorumlar. 1 0,61 0,34 61

[-] Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0,97 0,91 48

[-] Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz
yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

1 0,34 0,60 34

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,58 0,39 58

[+] Sayıları doğru yazar. 1 0,57 0,37 57

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,59 0,33 59

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması
için hizmet veren kurumları ilişkilendirir.

1 0,30 0,67 30

[+] Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal
hayatlarına etkisini analiz eder.

1 0,62 0,35 62

[+] Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim,
dağıtım ve tüketim ağını analiz eder.

1 0,61 0,38 61

[+] Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı
olarak gelişen meslekleri tanır.

1 0,54 0,36 54

[-] Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve
eserleri tanıtır.

1 0,45 0,51 45

[+] Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini
belirler.

1 0,77 0,21 77

[+] Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle
açıklar.

1 0,75 0,22 75

[-] Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0,09 0,83 9

[+] Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz
eder.

1 0,61 0,36 61

[+] Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal
edildiği durumlara örnekler verir.

1 0,61 0,37 61

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve
her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.

1 0,79 0,18 79

[+] Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1,46 0,48 73

[+] Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar
sergilemeye özen gösterir.

2 1,53 0,41 76

[+] İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0,54 0,37 54

[+] Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen
gösterir.

1 0,78 0,19 78

[+] Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1,51 0,39 76

[+] Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0,73 0,24 73

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to understand simple, oral texts about
hobbies, likes/dislikes and abilities.

2 0,95 0,83 47

[+] Students will be able to understand specific information in
short, oral texts about daily routines.

1 0,60 0,32 60

[-] Students will be able to understand short and simple texts
about illnesses, needs and feelings.

2 0,95 0,75 47

[+] Students will be able to understand simple requests for
permission and their responses.

2 1,25 0,50 63

[+] Students will be able to talk about people   s likes and dislikes
concerning movies and movie characters.

2 1,01 0,74 51

[+] Students will be able to use basic greeting and leave-taking
expressions.

1 0,64 0,27 64

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

1 0,33 0,46 33

[+] Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1,07 0,64 53

[-] Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0,44 0,50 44

[-] Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini
değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur.

1 0,27 0,42 27

[+] Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları
karşılaştırır.

1 0,54 0,39 54

[-] Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1,00 0,86 50

[-] Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların
bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar.

1 0,36 0,47 36

[-] Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı
bulur.

3 0,92 1,51 31

[+] Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve
ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine
dönüştürür.

1 0,61 0,28 61

[-] Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim
şeklinde ifade eder.

2 0,95 0,78 47

[+] Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0,53 0,37 53

[+] Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim
kullanarak ifade eder.

1 0,69 0,26 69

[+] Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme
çizer.

1 0,59 0,35 59

[-] 90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları
oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı
olduğunu belirler.

1 0,46 0,46 46

[-] Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş
doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.

1 0,24 0,70 24

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın
çizimleri ile gösterir.

2 1,11 0,75 56

[+] Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik
deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır.

1 0,74 0,21 74

[+] Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil
eden bir model hazırlar.

1 0,86 0,13 86

[-] Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik
yeni fikirler üretir.

2 0,89 0,92 45

[-] Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını
gözlemleyerek çizimle gösterir.

2 0,61 1,33 31

[-] Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma,
kaynama noktalarını belirler.

2 0,86 0,90 43

[-] Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi
arasındaki ilişkiyi açıklar.

1 0,41 0,57 41

[+] Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli
tasarlar.

1 0,74 0,22 74

[+] Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini
deneyerek keşfeder.

1 0,51 0,44 51

[-] Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0,43 0,41 43

[-] Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı
deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.

1 0,31 0,62 31

[+] Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0,54 0,37 54

[-] Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek
keşfeder.

2 0,89 0,97 45

[+] Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre
sınıflandırır.

2 1,00 0,92 50

                                            16 / 26



5H ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5H
(38)

3,17 2,25 4,75 1,39 1,88 2,46 15,90 244,660

Okul
(410)

6,45 (11) 3,30 (8) 5,76 (8) 3,42 (11) 4,90 (12) 5,50 (12) 29,33 (11) 290,190
İlçe
(410)

6,45 (11) 3,30 (8) 5,76 (8) 3,42 (11) 4,90 (12) 5,50 (12) 29,33 (11) 290,190
İl

(3831)
5,16 (136) 2,67 (91) 4,89 (77) 2,54 (112) 3,83 (124) 3,95 (111) 23,04 (135) 268,700

Genel
(16766)

5,73 (457) 3,02 (282) 5,06 (268) 2,87 (343) 4,53 (463) 4,83 (437) 26,04 (609) 279,580
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
5H şubesinde 38

Okulunuzda 410 13
BAYRAMPAŞA ilçesinde 410 13 1

İSTANBUL ilinde 3831 194 30 6
Genelde 16766 1027 234 68 35

DERECELER

Genelde sınava 1027 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 676. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 194 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 142. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 13 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 11. oldu

Okulunuzda sınava 13 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 11. oldu
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5H ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

2 1,14 0,73 57

[+] Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0,71 0,27 71

[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,59 0,37 59

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1,79 1,90 45

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0,43 0,52 43

[-] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,29 0,68 29

[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,39 0,60 39

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,68 0,30 68

[+] Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0,58 0,38 58

[+] Metni yorumlar. 1 0,59 0,34 59

[-] Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0,92 0,92 46

[-] Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz
yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

1 0,32 0,61 32

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,54 0,41 54

[+] Sayıları doğru yazar. 1 0,55 0,38 55

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,57 0,34 57

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması
için hizmet veren kurumları ilişkilendirir.

1 0,32 0,65 32

[+] Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal
hayatlarına etkisini analiz eder.

1 0,59 0,37 59

[+] Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim,
dağıtım ve tüketim ağını analiz eder.

1 0,58 0,40 58

[+] Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı
olarak gelişen meslekleri tanır.

1 0,53 0,38 53

[-] Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve
eserleri tanıtır.

1 0,42 0,54 42

[+] Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini
belirler.

1 0,76 0,21 76

[+] Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle
açıklar.

1 0,72 0,25 72

[-] Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0,09 0,81 9

[+] Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz
eder.

1 0,58 0,39 58

[+] Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal
edildiği durumlara örnekler verir.

1 0,59 0,38 59

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve
her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.

1 0,77 0,19 77

[+] Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1,43 0,49 72

[+] Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar
sergilemeye özen gösterir.

2 1,49 0,43 75

[+] İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0,53 0,37 53

[+] Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen
gösterir.

1 0,77 0,20 77

[+] Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1,44 0,45 72

[+] Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0,70 0,25 70

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to understand simple, oral texts about
hobbies, likes/dislikes and abilities.

2 0,90 0,85 45

[+] Students will be able to understand specific information in
short, oral texts about daily routines.

1 0,56 0,35 56

[-] Students will be able to understand short and simple texts
about illnesses, needs and feelings.

2 0,91 0,76 45

[+] Students will be able to understand simple requests for
permission and their responses.

2 1,19 0,53 60

[-] Students will be able to talk about people   s likes and dislikes
concerning movies and movie characters.

2 0,94 0,77 47

[+] Students will be able to use basic greeting and leave-taking
expressions.

1 0,59 0,31 59

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

1 0,32 0,47 32

[+] Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1,02 0,68 51

[-] Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0,43 0,51 43

[-] Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini
değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur.

1 0,27 0,41 27

[+] Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları
karşılaştırır.

1 0,52 0,41 52

[-] Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 0,92 0,92 46

[-] Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların
bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar.

1 0,32 0,49 32

[-] Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı
bulur.

3 0,88 1,53 29

[+] Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve
ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine
dönüştürür.

1 0,58 0,30 58

[-] Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim
şeklinde ifade eder.

2 0,91 0,80 45

[-] Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0,49 0,39 49

[+] Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim
kullanarak ifade eder.

1 0,67 0,27 67

[+] Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme
çizer.

1 0,54 0,38 54

[-] 90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları
oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı
olduğunu belirler.

1 0,44 0,47 44

[-] Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş
doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.

1 0,23 0,71 23

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın
çizimleri ile gösterir.

2 1,04 0,80 52

[+] Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik
deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır.

1 0,70 0,25 70

[+] Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil
eden bir model hazırlar.

1 0,84 0,15 84

[-] Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik
yeni fikirler üretir.

2 0,83 0,96 42

[-] Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını
gözlemleyerek çizimle gösterir.

2 0,59 1,33 29

[-] Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma,
kaynama noktalarını belirler.

2 0,82 0,92 41

[-] Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi
arasındaki ilişkiyi açıklar.

1 0,40 0,56 40

[+] Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli
tasarlar.

1 0,70 0,24 70

[-] Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini
deneyerek keşfeder.

1 0,47 0,46 47

[-] Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0,38 0,44 38

[-] Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı
deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.

1 0,30 0,62 30

[+] Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0,51 0,39 51

[-] Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek
keşfeder.

2 0,85 0,99 42

[-] Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre
sınıflandırır.

2 0,98 0,93 49
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5I ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5I

(36)
4,91 2,56 4,31 2,59 2,88 4,12 21,37 264,160

Okul
(410)

6,45 (6) 3,30 (7) 5,76 (9) 3,42 (6) 4,90 (8) 5,50 (6) 29,33 (7) 290,190
İlçe
(410)

6,45 (6) 3,30 (7) 5,76 (9) 3,42 (6) 4,90 (8) 5,50 (6) 29,33 (7) 290,190
İl

(3831)
5,16 (78) 2,67 (76) 4,89 (90) 2,54 (62) 3,83 (88) 3,95 (62) 23,04 (84) 268,700

Genel
(16766)

5,73 (332) 3,02 (252) 5,06 (300) 2,87 (241) 4,53 (385) 4,83 (319) 26,04 (461) 279,580
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
5I şubesinde 36
Okulunuzda 410 13

BAYRAMPAŞA ilçesinde 410 13 1
İSTANBUL ilinde 3831 194 30 6

Genelde 16766 1027 234 68 35

DERECELER

Genelde sınava 1027 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 497. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 194 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 87. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 13 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 7. oldu

Okulunuzda sınava 13 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 7. oldu
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5I ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

2 1,11 0,77 56

[+] Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0,70 0,28 70

[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,59 0,37 59

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1,77 1,95 44

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0,43 0,53 43

[-] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,29 0,69 29

[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,38 0,61 38

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,66 0,32 66

[+] Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0,57 0,39 57

[+] Metni yorumlar. 1 0,59 0,35 59

[-] Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0,89 0,95 45

[-] Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz
yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

1 0,32 0,61 32

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,54 0,41 54

[+] Sayıları doğru yazar. 1 0,51 0,42 51

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,56 0,35 56

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması
için hizmet veren kurumları ilişkilendirir.

1 0,31 0,65 31

[+] Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal
hayatlarına etkisini analiz eder.

1 0,57 0,39 57

[+] Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim,
dağıtım ve tüketim ağını analiz eder.

1 0,58 0,41 58

[+] Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı
olarak gelişen meslekleri tanır.

1 0,52 0,39 52

[-] Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve
eserleri tanıtır.

1 0,42 0,54 42

[+] Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini
belirler.

1 0,73 0,24 73

[+] Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle
açıklar.

1 0,71 0,27 71

[-] Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0,11 0,81 11

[+] Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz
eder.

1 0,55 0,42 55

[+] Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal
edildiği durumlara örnekler verir.

1 0,58 0,39 58

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve
her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.

1 0,76 0,20 76

[+] Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1,38 0,54 69

[+] Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar
sergilemeye özen gösterir.

2 1,48 0,45 74

[+] İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0,51 0,39 51

[+] Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen
gösterir.

1 0,74 0,23 74

[+] Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1,41 0,49 70

[+] Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0,69 0,27 69

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to understand simple, oral texts about
hobbies, likes/dislikes and abilities.

2 0,88 0,88 44

[+] Students will be able to understand specific information in
short, oral texts about daily routines.

1 0,54 0,37 54

[-] Students will be able to understand short and simple texts
about illnesses, needs and feelings.

2 0,90 0,79 45

[+] Students will be able to understand simple requests for
permission and their responses.

2 1,17 0,56 58

[-] Students will be able to talk about people   s likes and dislikes
concerning movies and movie characters.

2 0,92 0,80 46

[+] Students will be able to use basic greeting and leave-taking
expressions.

1 0,59 0,31 59

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

1 0,31 0,50 31

[-] Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0,99 0,72 50

[-] Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0,41 0,53 41

[-] Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini
değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur.

1 0,27 0,43 27

[-] Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları
karşılaştırır.

1 0,49 0,44 49

[-] Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 0,92 0,92 46

[-] Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların
bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar.

1 0,30 0,52 30

[-] Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı
bulur.

3 0,88 1,56 29

[+] Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve
ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine
dönüştürür.

1 0,55 0,33 55

[-] Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim
şeklinde ifade eder.

2 0,88 0,83 44

[-] Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0,48 0,41 48

[+] Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim
kullanarak ifade eder.

1 0,66 0,28 66

[+] Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme
çizer.

1 0,53 0,39 53

[-] 90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları
oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı
olduğunu belirler.

1 0,44 0,47 44

[-] Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş
doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.

1 0,22 0,71 22

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın
çizimleri ile gösterir.

2 1,02 0,82 51

[+] Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik
deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır.

1 0,69 0,26 69

[+] Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil
eden bir model hazırlar.

1 0,83 0,16 83

[-] Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik
yeni fikirler üretir.

2 0,81 0,99 41

[-] Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını
gözlemleyerek çizimle gösterir.

2 0,59 1,34 29

[-] Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma,
kaynama noktalarını belirler.

2 0,81 0,94 40

[-] Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi
arasındaki ilişkiyi açıklar.

1 0,39 0,57 39

[+] Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli
tasarlar.

1 0,68 0,27 68

[-] Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini
deneyerek keşfeder.

1 0,47 0,47 47

[-] Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0,39 0,44 39

[-] Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı
deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.

1 0,29 0,63 29

[+] Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0,50 0,40 50

[-] Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek
keşfeder.

2 0,82 1,02 41

[-] Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre
sınıflandırır.

2 0,95 0,95 48
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5K ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5K
(39)

4,24 2,05 3,67 2,21 2,26 2,73 17,16 250,810

Okul
(410)

6,45 (9) 3,30 (10) 5,76 (10) 3,42 (8) 4,90 (9) 5,50 (9) 29,33 (9) 290,190
İlçe
(410)

6,45 (9) 3,30 (10) 5,76 (10) 3,42 (8) 4,90 (9) 5,50 (9) 29,33 (9) 290,190
İl

(3831)
5,16 (106) 2,67 (100) 4,89 (111) 2,54 (79) 3,83 (110) 3,95 (102) 23,04 (123) 268,700

Genel
(16766)

5,73 (382) 3,02 (301) 5,06 (350) 2,87 (272) 4,53 (434) 4,83 (419) 26,04 (571) 279,580
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
5K şubesinde 39

Okulunuzda 410 13
BAYRAMPAŞA ilçesinde 410 13 1

İSTANBUL ilinde 3831 194 30 6
Genelde 16766 1027 234 68 35

DERECELER

Genelde sınava 1027 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 620. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 194 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 127. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 13 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 9. oldu

Okulunuzda sınava 13 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 9. oldu
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5K ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

2 1,09 0,78 54

[+] Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0,70 0,28 70

[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,58 0,39 58

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1,71 2,00 43

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0,41 0,54 41

[-] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,28 0,69 28

[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,35 0,63 35

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,66 0,31 66

[+] Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0,57 0,39 57

[+] Metni yorumlar. 1 0,58 0,35 58

[-] Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0,87 0,98 44

[-] Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz
yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

1 0,31 0,63 31

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,53 0,43 53

[+] Sayıları doğru yazar. 1 0,51 0,42 51

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,55 0,37 55

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması
için hizmet veren kurumları ilişkilendirir.

1 0,32 0,65 32

[+] Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal
hayatlarına etkisini analiz eder.

1 0,56 0,40 56

[+] Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim,
dağıtım ve tüketim ağını analiz eder.

1 0,55 0,43 55

[+] Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı
olarak gelişen meslekleri tanır.

1 0,50 0,41 50

[-] Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve
eserleri tanıtır.

1 0,43 0,53 43

[+] Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini
belirler.

1 0,70 0,27 70

[+] Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle
açıklar.

1 0,69 0,28 69

[-] Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0,11 0,80 11

[+] Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz
eder.

1 0,54 0,44 54

[+] Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal
edildiği durumlara örnekler verir.

1 0,56 0,41 56

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve
her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.

1 0,74 0,22 74

[+] Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1,35 0,57 67

[+] Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar
sergilemeye özen gösterir.

2 1,45 0,47 73

[-] İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0,49 0,41 49

[+] Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen
gösterir.

1 0,72 0,24 72

[+] Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1,37 0,53 68

[+] Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0,67 0,29 67

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to understand simple, oral texts about
hobbies, likes/dislikes and abilities.

2 0,87 0,89 43

[+] Students will be able to understand specific information in
short, oral texts about daily routines.

1 0,52 0,39 52

[-] Students will be able to understand short and simple texts
about illnesses, needs and feelings.

2 0,88 0,81 44

[+] Students will be able to understand simple requests for
permission and their responses.

2 1,14 0,59 57

[-] Students will be able to talk about people   s likes and dislikes
concerning movies and movie characters.

2 0,87 0,84 44

[+] Students will be able to use basic greeting and leave-taking
expressions.

1 0,60 0,31 60

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

1 0,29 0,52 29

[-] Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0,96 0,74 48

[-] Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0,39 0,55 39

[-] Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini
değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur.

1 0,26 0,44 26

[-] Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları
karşılaştırır.

1 0,47 0,47 47

[-] Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 0,89 0,93 45

[-] Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların
bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar.

1 0,30 0,52 30

[-] Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı
bulur.

3 0,85 1,58 28

[+] Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve
ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine
dönüştürür.

1 0,52 0,34 52

[-] Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim
şeklinde ifade eder.

2 0,85 0,84 43

[-] Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0,45 0,43 45

[+] Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim
kullanarak ifade eder.

1 0,66 0,29 66

[+] Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme
çizer.

1 0,51 0,41 51

[-] 90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları
oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı
olduğunu belirler.

1 0,45 0,47 45

[-] Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş
doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.

1 0,22 0,71 22

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın
çizimleri ile gösterir.

2 0,98 0,85 49

[+] Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik
deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır.

1 0,67 0,27 67

[+] Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil
eden bir model hazırlar.

1 0,81 0,18 81

[-] Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik
yeni fikirler üretir.

2 0,78 1,02 39

[-] Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını
gözlemleyerek çizimle gösterir.

2 0,58 1,33 29

[-] Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma,
kaynama noktalarını belirler.

2 0,78 0,95 39

[-] Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi
arasındaki ilişkiyi açıklar.

1 0,37 0,59 37

[+] Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli
tasarlar.

1 0,65 0,29 65

[-] Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini
deneyerek keşfeder.

1 0,45 0,48 45

[-] Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0,37 0,45 37

[-] Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı
deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.

1 0,30 0,62 30

[-] Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0,48 0,41 48

[-] Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek
keşfeder.

2 0,80 1,04 40

[-] Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre
sınıflandırır.

2 0,94 0,97 47
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5L ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5L
(37)

4,72 2,16 4,80 1,66 4,03 2,52 19,89 261,860

Okul
(410)

6,45 (7) 3,30 (9) 5,76 (7) 3,42 (10) 4,90 (6) 5,50 (11) 29,33 (8) 290,190
İlçe
(410)

6,45 (7) 3,30 (9) 5,76 (7) 3,42 (10) 4,90 (6) 5,50 (11) 29,33 (8) 290,190
İl

(3831)
5,16 (86) 2,67 (94) 4,89 (75) 2,54 (99) 3,83 (60) 3,95 (110) 23,04 (98) 268,700

Genel
(16766)

5,73 (347) 3,02 (290) 5,06 (265) 2,87 (317) 4,53 (300) 4,83 (434) 26,04 (494) 279,580
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
5L şubesinde 37

Okulunuzda 410 13
BAYRAMPAŞA ilçesinde 410 13 1

İSTANBUL ilinde 3831 194 30 6
Genelde 16766 1027 234 68 35

DERECELER

Genelde sınava 1027 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 511. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 194 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 94. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 13 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 8. oldu

Okulunuzda sınava 13 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 8. oldu
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5L ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

2 1,08 0,79 54

[+] Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0,69 0,29 69

[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,56 0,40 56

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1,68 2,00 42

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0,41 0,54 41

[-] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,28 0,69 28

[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,33 0,65 33

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,65 0,32 65

[+] Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0,57 0,38 57

[+] Metni yorumlar. 1 0,56 0,36 56

[-] Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0,86 0,97 43

[-] Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz
yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

1 0,31 0,61 31

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,51 0,43 51

[+] Sayıları doğru yazar. 1 0,51 0,41 51

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,53 0,38 53

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması
için hizmet veren kurumları ilişkilendirir.

1 0,31 0,64 31

[+] Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal
hayatlarına etkisini analiz eder.

1 0,55 0,40 55

[+] Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim,
dağıtım ve tüketim ağını analiz eder.

1 0,56 0,43 56

[-] Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak
gelişen meslekleri tanır.

1 0,48 0,42 48

[-] Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve
eserleri tanıtır.

1 0,42 0,54 42

[+] Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini
belirler.

1 0,70 0,27 70

[+] Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle
açıklar.

1 0,67 0,29 67

[-] Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0,10 0,79 10

[+] Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz
eder.

1 0,52 0,45 52

[+] Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal
edildiği durumlara örnekler verir.

1 0,54 0,42 54

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve
her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.

1 0,73 0,23 73

[+] Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1,33 0,59 66

[+] Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar
sergilemeye özen gösterir.

2 1,44 0,49 72

[-] İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0,47 0,43 47

[+] Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen
gösterir.

1 0,71 0,25 71

[+] Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1,36 0,54 68

[+] Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0,67 0,29 67

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to understand simple, oral texts about
hobbies, likes/dislikes and abilities.

2 0,83 0,89 42

[-] Students will be able to understand specific information in
short, oral texts about daily routines.

1 0,49 0,41 49

[-] Students will be able to understand short and simple texts
about illnesses, needs and feelings.

2 0,85 0,83 43

[+] Students will be able to understand simple requests for
permission and their responses.

2 1,11 0,59 55

[-] Students will be able to talk about people   s likes and dislikes
concerning movies and movie characters.

2 0,84 0,84 42

[+] Students will be able to use basic greeting and leave-taking
expressions.

1 0,58 0,31 58

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

1 0,30 0,51 30

[-] Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0,93 0,76 47

[-] Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0,39 0,56 39

[-] Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini
değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur.

1 0,26 0,43 26

[-] Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları
karşılaştırır.

1 0,46 0,47 46

[-] Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 0,90 0,90 45

[-] Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların
bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar.

1 0,29 0,52 29

[-] Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı
bulur.

3 0,84 1,56 28

[-] Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve
ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine
dönüştürür.

1 0,50 0,35 50

[-] Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim
şeklinde ifade eder.

2 0,84 0,83 42

[-] Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0,43 0,44 43

[+] Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim
kullanarak ifade eder.

1 0,65 0,28 65

[+] Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme
çizer.

1 0,50 0,40 50

[-] 90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları
oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı
olduğunu belirler.

1 0,45 0,46 45

[-] Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş
doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.

1 0,22 0,71 22

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın
çizimleri ile gösterir.

2 0,94 0,87 47

[+] Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik
deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır.

1 0,65 0,29 65

[+] Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil
eden bir model hazırlar.

1 0,80 0,19 80

[-] Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik
yeni fikirler üretir.

2 0,76 1,01 38

[-] Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını
gözlemleyerek çizimle gösterir.

2 0,57 1,32 29

[-] Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma,
kaynama noktalarını belirler.

2 0,76 0,96 38

[-] Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi
arasındaki ilişkiyi açıklar.

1 0,35 0,61 35

[+] Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli
tasarlar.

1 0,62 0,30 62

[-] Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini
deneyerek keşfeder.

1 0,43 0,50 43

[-] Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0,36 0,45 36

[-] Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı
deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.

1 0,30 0,60 30

[-] Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0,46 0,42 46

[-] Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek
keşfeder.

2 0,77 1,04 38

[-] Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre
sınıflandırır.

2 0,91 0,98 46
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6E ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
6E
(1)

2,33 -0,67 0,67 0,67 0,33 2,67 6,00 221,570

Okul
(410)

6,45 (12) 3,30 (13) 5,76 (12) 3,42 (12) 4,90 (13) 5,50 (10) 29,33 (12) 290,190
İlçe
(410)

6,45 (12) 3,30 (13) 5,76 (12) 3,42 (12) 4,90 (13) 5,50 (10) 29,33 (12) 290,190
İl

(3831)
5,16 (155) 2,67 (146) 4,89 (152) 2,54 (131) 3,83 (146) 3,95 (105) 23,04 (176) 268,700

Genel
(16766)

5,73 (509) 3,02 (440) 5,06 (494) 2,87 (403) 4,53 (554) 4,83 (423) 26,04 (790) 279,580
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
6E şubesinde 1

Okulunuzda 410 13
BAYRAMPAŞA ilçesinde 410 13 1

İSTANBUL ilinde 3831 194 30 6
Genelde 16766 1027 234 68 35

DERECELER

Genelde sınava 1027 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 848. oldu

İSTANBUL ilinde sınava 194 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 173. oldu

BAYRAMPAŞA ilçesinde sınava 13 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 12. oldu

Okulunuzda sınava 13 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 12. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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6E ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

2 1,08 0,79 54

[+] Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0,69 0,29 69

[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,56 0,40 56

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1,68 2,00 42

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0,41 0,54 41

[-] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,28 0,69 28

[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,33 0,65 33

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,65 0,32 65

[+] Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0,57 0,38 57

[+] Metni yorumlar. 1 0,56 0,36 56

[-] Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0,85 0,97 43

[-] Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz
yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

1 0,31 0,61 31

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,51 0,43 51

[+] Sayıları doğru yazar. 1 0,51 0,41 51

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,53 0,38 53

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması
için hizmet veren kurumları ilişkilendirir.

1 0,31 0,64 31

[+] Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal
hayatlarına etkisini analiz eder.

1 0,55 0,40 55

[+] Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim,
dağıtım ve tüketim ağını analiz eder.

1 0,55 0,43 55

[-] Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak
gelişen meslekleri tanır.

1 0,48 0,42 48

[-] Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve
eserleri tanıtır.

1 0,42 0,54 42

[+] Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini
belirler.

1 0,70 0,27 70

[+] Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle
açıklar.

1 0,67 0,29 67

[-] Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0,10 0,79 10

[+] Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz
eder.

1 0,52 0,45 52

[+] Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal
edildiği durumlara örnekler verir.

1 0,54 0,42 54

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve
her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.

1 0,73 0,23 73

[+] Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1,33 0,59 66

[+] Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar
sergilemeye özen gösterir.

2 1,44 0,50 72

[-] İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0,47 0,43 47

[+] Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen
gösterir.

1 0,71 0,25 71

[+] Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1,36 0,54 68

[+] Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0,67 0,30 67

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to understand simple, oral texts about
hobbies, likes/dislikes and abilities.

2 0,83 0,89 42

[-] Students will be able to understand specific information in
short, oral texts about daily routines.

1 0,49 0,41 49

[-] Students will be able to understand short and simple texts
about illnesses, needs and feelings.

2 0,85 0,83 43

[+] Students will be able to understand simple requests for
permission and their responses.

2 1,11 0,59 55

[-] Students will be able to talk about people   s likes and dislikes
concerning movies and movie characters.

2 0,84 0,85 42

[+] Students will be able to use basic greeting and leave-taking
expressions.

1 0,59 0,31 59

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

1 0,30 0,50 30

[-] Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0,93 0,77 46

[-] Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0,39 0,56 39

[-] Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini
değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur.

1 0,26 0,43 26

[-] Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları
karşılaştırır.

1 0,46 0,47 46

[-] Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 0,90 0,90 45

[-] Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların
bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar.

1 0,29 0,52 29

[-] Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı
bulur.

3 0,84 1,57 28

[-] Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve
ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine
dönüştürür.

1 0,50 0,35 50

[-] Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim
şeklinde ifade eder.

2 0,84 0,83 42

[-] Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0,43 0,44 43

[+] Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim
kullanarak ifade eder.

1 0,65 0,28 65

[+] Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme
çizer.

1 0,50 0,40 50

[-] 90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları
oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı
olduğunu belirler.

1 0,45 0,46 45

[-] Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş
doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.

1 0,22 0,71 22

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın
çizimleri ile gösterir.

2 0,94 0,87 47

[+] Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik
deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır.

1 0,65 0,29 65

[+] Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil
eden bir model hazırlar.

1 0,80 0,19 80

[-] Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik
yeni fikirler üretir.

2 0,76 1,01 38

[-] Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını
gözlemleyerek çizimle gösterir.

2 0,58 1,32 29

[-] Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma,
kaynama noktalarını belirler.

2 0,76 0,96 38

[-] Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi
arasındaki ilişkiyi açıklar.

1 0,35 0,60 35

[+] Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli
tasarlar.

1 0,62 0,30 62

[-] Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini
deneyerek keşfeder.

1 0,42 0,50 42

[-] Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0,36 0,45 36

[-] Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı
deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.

1 0,30 0,60 30

[-] Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0,46 0,42 46

[-] Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek
keşfeder.

2 0,76 1,05 38

[-] Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre
sınıflandırır.

2 0,91 0,98 46



KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI 410 410 3831 16766

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 8,80 9,20 5,73 4,55 4,58 3,02 6,13 3,22 5,06 4,29 4,26 2,87 7,54 9,03 4,53 8,02 9,57 4,83 39,33 39,86 26,04 279,580

İl Ortalaması 8,43 9,81 5,16 4,30 4,90 2,67 6,03 3,42 4,89 4,07 4,59 2,54 7,08 9,74 3,83 7,40 10,34 3,95 37,31 42,80 23,04 268,700

İlçe Ortalaması 9,52 9,23 6,45 4,85 4,65 3,30 6,70 2,83 5,76 4,71 3,87 3,42 7,96 9,19 4,90 8,68 9,54 5,50 42,42 39,31 29,33 290,190

Okul Ortalaması 9,52 9,23 6,45 4,85 4,65 3,30 6,70 2,83 5,76 4,71 3,87 3,42 7,96 9,19 4,90 8,68 9,54 5,50 42,42 39,31 29,33 290,190

KATILIMLAR

1
İSTANBUL /
BAYRAMPAŞA
Prof.Muharrem Ergin

5C 38 13,55 5,92 11,58 6,71 3,03 5,70 9,13 0,82 8,86 7,26 2,24 6,52 11,45 6,55 9,26 12,50 6,74 10,25 60,60 25,30 52,17 363,410

2
İSTANBUL /
BAYRAMPAŞA
Prof.Muharrem Ergin

5A 34 12,76 6,59 10,57 6,47 3,35 5,35 8,47 1,12 8,10 5,79 2,12 5,09 11,29 6,59 9,10 11,50 7,62 8,96 56,28 27,39 47,17 349,800

3
İSTANBUL /
BAYRAMPAŞA
Prof.Muharrem Ergin

5D 34 10,71 7,65 8,16 5,38 4,09 4,02 7,62 1,65 7,07 6,06 2,76 5,14 10,35 6,94 8,04 10,29 7,85 7,68 50,41 30,94 40,11 326,450

4
İSTANBUL /
BAYRAMPAŞA
Prof.Muharrem Ergin

5B 36 10,69 8,14 7,98 6,00 3,72 4,76 8,14 1,61 7,60 6,44 2,83 5,50 9,44 8,50 6,61 11,06 8,14 8,34 51,77 32,94 40,79 323,930

5
İSTANBUL /
BAYRAMPAŞA
Prof.Muharrem Ergin

5E 41 10,51 7,90 7,88 4,95 4,15 3,57 7,49 1,98 6,83 4,95 3,61 3,75 7,78 8,02 5,11 10,12 8,05 7,44 45,80 33,71 34,58 306,740

6
İSTANBUL /
BAYRAMPAŞA
Prof.Muharrem Ergin

5G 33 8,27 10,85 4,66 4,58 5,18 2,85 6,21 3,58 5,02 4,09 5,09 2,40 7,61 10,76 4,02 7,30 11,45 3,49 38,06 46,91 22,44 267,820

7
İSTANBUL /
BAYRAMPAŞA
Prof.Muharrem Ergin

5I 36 8,58 11,03 4,91 4,39 5,50 2,56 5,64 3,97 4,31 4,22 4,89 2,59 6,78 11,69 2,88 7,86 11,22 4,12 37,47 48,30 21,37 264,160

8
İSTANBUL /
BAYRAMPAŞA
Prof.Muharrem Ergin

5L 37 7,86 9,43 4,72 3,81 4,95 2,16 6,00 3,59 4,80 3,05 4,19 1,66 6,84 8,43 4,03 6,00 10,43 2,52 33,56 41,02 19,89 261,860

9
İSTANBUL /
BAYRAMPAŞA
Prof.Muharrem Ergin

5K 39 7,87 10,90 4,24 3,90 5,54 2,05 5,10 4,31 3,67 3,82 4,82 2,21 5,92 11,00 2,26 6,41 11,03 2,73 33,02 47,60 17,16 250,810

10
İSTANBUL /
BAYRAMPAŞA
Prof.Muharrem Ergin

5F 40 7,95 11,48 4,12 3,68 5,98 1,68 4,93 4,43 3,45 3,65 4,80 2,05 5,73 11,50 1,89 7,03 10,98 3,37 32,97 49,17 16,56 249,660

11
İSTANBUL /
BAYRAMPAŞA
Prof.Muharrem Ergin

5H 38 6,79 10,84 3,17 4,00 5,26 2,25 5,82 3,21 4,75 2,95 4,68 1,39 5,34 10,39 1,88 6,08 10,84 2,46 30,98 45,22 15,90 244,660

12
İSTANBUL /
BAYRAMPAŞA
Prof.Muharrem Ergin

6E 1 6,00 11,00 2,33 2,00 8,00 -0,67 3,00 7,00 0,67 3,00 7,00 0,67 5,00 14,00 0,33 7,00 13,00 2,67 26,00 60,00 6,00 221,570

13
İSTANBUL /
BAYRAMPAŞA
Prof.Muharrem Ergin

 3 4,67 15,33 -0,44 3,00 7,00 0,67 1,00 9,00 -2,00 2,33 7,33 -0,11 6,33 13,00 2,00 5,00 15,00 0,00 22,33 66,66 0,12 205,740



KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI 410 410 3831 16766

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 8,80 9,20 5,73 4,55 4,58 3,02 6,13 3,22 5,06 4,29 4,26 2,87 7,54 9,03 4,53 8,02 9,57 4,83 39,33 39,86 26,04 279,580

İl Ortalaması 8,43 9,81 5,16 4,30 4,90 2,67 6,03 3,42 4,89 4,07 4,59 2,54 7,08 9,74 3,83 7,40 10,34 3,95 37,31 42,80 23,04 268,700

İlçe Ortalaması 9,52 9,23 6,45 4,85 4,65 3,30 6,70 2,83 5,76 4,71 3,87 3,42 7,96 9,19 4,90 8,68 9,54 5,50 42,42 39,31 29,33 290,190

Okul Ortalaması 9,52 9,23 6,45 4,85 4,65 3,30 6,70 2,83 5,76 4,71 3,87 3,42 7,96 9,19 4,90 8,68 9,54 5,50 42,42 39,31 29,33 290,190

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI 410 410 3831 16766

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 8,80 9,20 5,73 4,55 4,58 3,02 6,13 3,22 5,06 4,29 4,26 2,87 7,54 9,03 4,53 8,02 9,57 4,83 39,33 39,86 26,04 279,580

İl Ortalaması 8,43 9,81 5,16 4,30 4,90 2,67 6,03 3,42 4,89 4,07 4,59 2,54 7,08 9,74 3,83 7,40 10,34 3,95 37,31 42,80 23,04 268,700

İlçe Ortalaması 9,52 9,23 6,45 4,85 4,65 3,30 6,70 2,83 5,76 4,71 3,87 3,42 7,96 9,19 4,90 8,68 9,54 5,50 42,42 39,31 29,33 290,190

Okul Ortalaması 9,52 9,23 6,45 4,85 4,65 3,30 6,70 2,83 5,76 4,71 3,87 3,42 7,96 9,19 4,90 8,68 9,54 5,50 42,42 39,31 29,33 290,190

KATILIMLAR



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
205,708 279,580 2 366 366 3271 14637

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 3 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 -0,44 6,45 5,73

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 0,67 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 -2,00 5,76 5,06

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 -0,11 3,42 2,87

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,00 4,90 4,53

Fen 20 7 13 2,67 13 0,00 5,50 4,83

Toplam: 90 22 68 -0,67 -1 0,11 29,33 26,03

Sözel (TÜR) badcbabadcbdcDcaaBCA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DbaCbdabba

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) bcddcAbdad

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) aaCdCbcbbb

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DaDbcbBaDcCbdacadabB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DcABdccAdaCcdCbBdbcb

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 0 2 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1 1 50
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 0 2 0
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 0 2 0
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 0 2 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 3 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 0 2 0
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 0 2 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 0 2 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 2 0 100
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
LAMİYA ALŞEYİH 1912  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
209,053 279,580 1 353 353 3162 14271

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 3 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 -0,44 6,45 5,73

Tarih 10 4 6 2,00 20 0,67 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 -2,00 5,76 5,06

İngilizce 10 3 7 0,67 7 -0,11 3,42 2,87

Matematik 20 7 13 2,67 13 2,00 4,90 4,53

Fen 20 5 15 0,00 0 0,00 5,50 4,83

Toplam: 90 24 66 2,00 2 0,11 29,33 26,03

Sözel (TÜR) abcdabcdAbcdabcDaBCd

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) abCdABcdAb

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) abcdabCdab

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) abCdabcDAb

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) aBcDabcdabCdaBcDAbCd

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) abcdAbcdaBCdAbCdabcd

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 1 0 100
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 0 2 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 0 2 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 0 2 0
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 0 2 0
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 2 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 0 2 0
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 0 2 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 0 2 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAMEN ALABRASH     A 2084  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
202,456 279,580 3 374 374 3362 14953

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 3 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 -0,44 6,45 5,73

Tarih 10 3 7 0,67 7 0,67 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 -2,00 5,76 5,06

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 -0,11 3,42 2,87

Matematik 20 6 12 2,00 10 2,00 4,90 4,53

Fen 20 3 17 -2,67 -13 0,00 5,50 4,83

Toplam: 90 21 66 -1,00 -1 0,11 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CdBdaacBdbdCdabcaBbA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCbabcDcba

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) abcdcbabCd

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) abCdCbabc 

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) acDbadBaDcacBdBDcb  

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) aDdadbDbacdacbdcbabC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 1 1 50
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 0 2 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 0 2 0
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 0 2 0
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 0 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 2 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 0 2 0
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 0 2 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE AYÇİÇEK 30 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
420,262 279,580 2 17 17 80 666

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 3 3 2,00 20 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 16 2 15,33 77 9,10 4,90 4,53

Fen 20 16 3 15,00 75 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 70 13 65,67 73 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) dCBBCcDBAbACBcADbBCA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCCCABDAAD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADACCCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) Caa    aAD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DBDDDABCDA AB dDACdB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DD BbDDABdCdACCBCDAC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 1 0 100
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 0 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 0 1 0
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 0 1 0
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 2 1 67
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 2 0 100
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KARADENİZ 39 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
346,586 279,580 21 93 93 526 3213

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 7 2 6,33 63 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 9 6 7,00 35 9,10 4,90 4,53

Fen 20 13 6 11,00 55 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 58 24 50,00 56 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAAdBbAbbaCACbBB cc

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) bDD CCAcDA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCADABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADdCCACABc

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT)   D  AaBaDA CBDccaDd

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDABcCaACCBd dCDbABd

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 0 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 0 0
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 2 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 0 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 2 0 100
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 0 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERK ALBAYRAK 333 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
381,627 279,580 11 50 50 258 1745

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 5 4 3,67 37 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 14 4 12,67 63 9,10 4,90 4,53

Fen 20 13 7 10,67 53 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 61 24 53,00 59 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) C BBdDDBAAACaDADCdCd

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCdCAcDcca

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADACCC 

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) aCCA AccdD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DaDcDA CDA ABaBDdCCB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DDdBbcDABdaBAbCBCDbC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 0 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 0 2 0
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 0 1 0
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 2 1 67
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERK UZUNGÜN 40 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
408,869 279,580 4 24 24 121 930

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 16 4 14,67 73 9,10 4,90 4,53

Fen 20 15 5 13,33 67 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 71 19 64,67 72 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CCBdbaDBAAACBDADaBbd

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCCCAcDAAb

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) aABADACCCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) CCCACABDbD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DBDcDABCDAaABBBDdCbB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DDABADDABBCBAaCdCbcb

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 2 1 67
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE EMİR BAYER 1521 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
371,802 279,580 14 66 66 322 2102

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 1 0 1,00 10 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 16 3 15,00 75 9,10 4,90 4,53

Fen 20 10 10 6,67 33 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 57 23 49,33 55 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CdBBacDBAbACaDADCBCd

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCdCAdDAAb

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADAaCCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG)      A    

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DBDcDA CDACABBBDdCCa

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DDABbaDABdCaAaaBbadb

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 0 0 0
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 0 0 0
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 1 0 50
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 0 0 0
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 2 1 67
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÇINAR 41 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
354,907 279,580 18 84 84 442 2828

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 13 6 11,00 55 9,10 4,90 4,53

Fen 20 10 8 7,33 37 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 59 27 50,00 56 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) dCBB bDBAAAaacAcCaCA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DaCCAcDAcD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) bABADACCCb

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) CCCACABDdD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DcDbDA CaAaABcdDACCB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) aDABAcDAddCdA Cd Ddb

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 2 1 67
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 0 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE MERCANOĞLU 34 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
418,481 279,580 3 18 18 83 704

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,10 4,90 4,53

Fen 20 14 6 12,00 60 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 70 20 63,33 70 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAACcDADbBCACaBBaDD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) cbDbdCAdDA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCADbBADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADCCaAdABD

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) BCDACABBBDACCBDBccDA

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDAdBCdAbCdCDACDDcBb

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 3 0 100
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR GÜLER 44 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,919 279,580 25 133 133 780 4370

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 9 9 6,00 30 9,10 4,90 4,53

Fen 20 12 8 9,33 47 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 54 34 42,67 47 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) dCBBabadAAACcDAabcdA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCCCAcDAAD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADACCCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) aaCbCAcDbc

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DcccD d bACABBdDdabB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DbcBdDDABcbaACCBCabC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 1 1 50
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 2 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SELİ  ÜSTÜN 2431 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
258,487 279,580 32 258 258 1919 9129

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 4 5 2,33 23 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 4 1 3,67 37 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 6 2 5,33 53 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 3 7 0,67 3 9,10 4,90 4,53

Fen 20 8 12 4,00 20 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 34 37 21,67 24 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CCc aabBAAcbBDAabBbc

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) c aCAdacAD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DAaAD     

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) CdCACABc  

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) aacaDAc Dc       d  

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DcdBAcDABddccdaBCbcb

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 0 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1 0 50
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 1 0 50
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 0 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 0 1 0
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 1 1 50
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 1 0
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 0 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 0 2 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EDA KARAMIZRAK 62 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
296,861 279,580 29 181 181 1143 6144

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 5 4 3,67 37 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 5 0 5,00 50 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 6 7 3,67 18 9,10 4,90 4,53

Fen 20 6 7 3,67 18 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 42 26 33,33 37 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAAaBDAabcCACaaB  D

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) cDDbdCb DA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCAbAdADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADCC A    

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) BC A Ad  cd  aDaacD 

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) caA d BA Cd   Cc dBc

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 0 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 0 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1 1 50
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 0 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 0 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 1 0 50
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 0 0 0
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 0 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 1 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 0 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 0 1 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 0 0 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 0 0
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 0 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ŞENTÜRK 48 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
358,072 279,580 17 82 82 421 2698

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 7 2 6,33 63 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 11 7 8,67 43 9,10 4,90 4,53

Fen 20 13 7 10,67 53 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 60 25 51,67 57 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BA AdaDADbBCA CBBbba

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) ADDdCCAcDA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCdDABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADCCbAC Bb

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) dCDAbAaBd caCBDBDDa 

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDABBCaACCdCDcCacAdd

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 1 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 1 0 50
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 2 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 0 2 0
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 2 0 100
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SAFİYE AKSU 49 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
259,711 279,580 31 253 253 1892 9023

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 10 3,67 18 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 6 0 6,00 60 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 7 9 4,00 20 9,10 4,90 4,53

Fen 20 4 15 -1,00 -5 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 38 40 24,67 27 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR)  AcACabAaddCACdc  bb

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) cDcCCCAdcA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCcbABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG)  DCCC  AB 

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) c a  ABBdDbCdBDdcac 

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) caccdCabCddbacdDa Bc

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 0 0 0
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 0 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 0 0
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 2 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 0 2 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 0 2 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 2 0 100
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SARUÇ 50 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
365,235 279,580 16 74 74 364 2355

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 15 4 13,67 68 9,10 4,90 4,53

Fen 20 11 9 8,00 40 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 60 29 50,33 56 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAACacADCBdbCadBaaD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) cDDCaCAcaA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCADABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADCbdACdBa

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) BCDA ABdcDACCBDBccDA

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDAddCBbCCdCcbCaDdBd

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 0 2 0
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 2 1 67
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 2 0 100
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENSAR ALİ GÜVEN 286 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
378,424 279,580 12 57 57 284 1872

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 3 7 0,67 7 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 13 6 11,00 55 9,10 4,90 4,53

Fen 20 11 9 8,00 40 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 62 27 53,00 59 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAACBDADCaCACCBBaDD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) bDcbdCAdab

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCADABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADdCdACABc

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) BCDA AdacDAaCaDBaDDA

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDABcdBbadBCDcCDccBc

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 2 1 67
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA AKTAŞ 54 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
342,016 279,580 23 102 102 574 3426

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 4 5 2,33 23 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 10 8 7,33 37 9,10 4,90 4,53

Fen 20 13 6 11,00 55 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 54 30 44,00 49 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) dAAACa ADbBC CbBBbbD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) cbDCaCAcDA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCaADABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADddaACbd 

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT)  bDb caBBDbaCBDccDDA

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDAaBCBACbd DAbDDdBc

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 1 1 50
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 0 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 0 2 0
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 0 2 0
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 2 1 67
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 2 0 100
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA IŞIK 353 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
305,548 279,580 28 164 164 1035 5573

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 4 6 2,00 20 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 12 7 9,67 48 9,10 4,90 4,53

Fen 20 9 11 5,33 27 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 47 42 33,00 37 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) dCaabacBAAAda*AabBCc

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) cCaCAdaccD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) bABADACdCd

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) bCdACABcAD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) D DDccBCDAbAaBaDAaCa

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DDdBcbDABcdcAaaBbcdC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 2 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 0 2 0
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 0 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL KIZILASLAN 89 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
283,762 279,580 30 201 201 1360 7046

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 3 3 2,00 20 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 5 12 1,00 5 9,10 4,90 4,53

Fen 20 9 8 6,33 32 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 41 39 28,00 31 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) dbBBdaDBAAAdaDADbBCd

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCdCAdaAAa

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) ccdcDACCCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) baaA    AD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DBbbDccda  dBd Ddaba

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) aDABbcDcBa dAaCB  dC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 1 1 50
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1 1 50
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 0 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 0 1 0
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 0 1 0
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 0 1 0
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 1 0
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 2 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 0 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 1 0
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 0 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FARUKCAN KIRNAPCI 57 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
394,314 279,580 8 36 36 193 1315

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 5 2 4,33 43 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 15 3 14,00 70 9,10 4,90 4,53

Fen 20 13 7 10,67 53 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 65 20 58,33 65 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAACaDADbBCAdCBBabD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) ADDCCCAdDd

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CaCADABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) AaCCdA   D

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) B DACAaB DdCCBDBDDDd

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDABBdBACadCbAbDDdBb

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 0 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 1 0 50
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 0 1 0
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 2 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH KARADENİZ 59 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
372,633 279,580 13 65 65 318 2060

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 3 2 2,33 23 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 11 6 9,00 45 9,10 4,90 4,53

Fen 20 13 6 11,00 55 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 59 20 52,33 58 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CbB CDDBAAACBDADbaCA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCdCAdDbAD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADACCC 

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG)  CCd  B b 

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DcDDD BCcAbAacdDA  B

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN)  DABdDDAcBCBACadCbcC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 0 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 0 1 0
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 0 0 0
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 1 0 50
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 1 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 0 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 2 0 100
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HANZADE ERİK 55 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
400,853 279,580 7 30 30 161 1128

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 8 1 7,67 77 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 11 5 9,33 47 9,10 4,90 4,53

Fen 20 16 2 15,33 77 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 68 13 63,67 71 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) C BBCDbBAAACaDADaBCA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DC CAcDAAD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADAC CA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) dCCACABDbD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DB  Dd CDAdAa BDdaCB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DDA ADDABBCcACC CDcC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 0 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1 0 50
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 2 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 0 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 0 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 2 0 100
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY DENİZ ÇOLAK 64 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
365,685 279,580 15 72 72 361 2337

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 12 8 9,33 47 9,10 4,90 4,53

Fen 20 17 3 16,00 80 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 61 29 51,33 57 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CCcdbbbBAAACccADbaCA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DddCAcDAAD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DAdcbACCbd

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) CCCACABDbD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) bBDDDAdCDAadadBDACba

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DDABADDABBbBACCdCaAC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 0 2 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1 1 50
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 0 2 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 3 0 100
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
METE  ERTÜ K 66 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
309,868 279,580 26 155 155 980 5293

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 9 10 5,67 28 9,10 4,90 4,53

Fen 20 9 11 5,33 27 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 49 37 36,67 41 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) aAAAaaDADb CACaaB bD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) cDDCCCAcDA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCa aABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADdCdcCbdD

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) B DdddaBBDAaCaaccaDA

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDAdcacAdCcCDcbbaABb

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 1 1 50
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 0 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 1 1 50
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 0 2 0
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 1 0
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 3 0 100
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA TURAN 34 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
342,682 279,580 22 99 99 566 3390

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 2 2 1,33 13 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 13 2 12,33 62 9,10 4,90 4,53

Fen 20 10 8 7,33 37 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 50 26 41,33 46 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) dCBBbaDBAAAbBbA*bc A

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCdCAdcAbb

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DAdADACCCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG)   bA    bD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DBaDD  CDA ABd D CCB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DDABbcDAddbcACad  AC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1 1 50
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 0 1 0
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 0 0 0
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 0 0 0
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 0 1 0
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 0 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 0 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT EFE KAYAR 73 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,845 279,580 20 89 89 465 2924

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 4 1 3,67 37 8,10 5,76 5,06

Matematik 20 13 7 10,67 53 9,10 4,90 4,53

Fen 20 12 8 9,33 47 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 51 24 43,00 48 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CbcBbDDBAAACaDADbBCd

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCCCAcDAcD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) cABAD     

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sayısal (MAT) DBccDAaCDACABccDdaCB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DDdBcDDAcdaBACCBCbba

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 1 0 50
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 0 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1 0 50
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 0 0 0
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 0 0 0
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 0 0 0
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 0 0 0
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 2 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TURNA 78 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
307,547 279,580 27 159 159 1007 5440

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 7 2 6,33 63 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,10 5,76 5,06

Matematik 20 9 8 6,33 32 9,10 4,90 4,53

Fen 20 9 10 5,67 28 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 44 28 34,67 39 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) dbBddb BAA  BDADacCA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DdCCA DbAD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADACaCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sayısal (MAT) DBcDadcCab Aa  DdCCB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) acAddDDAdB abCCdCacC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1 2 25
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 0 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 0 0 0
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 0 0 0
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 0 0 0
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 0 0 0
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 2 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 0 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR ÖZER 79 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
421,323 279,580 1 16 16 76 644

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 17 3 16,00 80 9,10 4,90 4,53

Fen 20 13 5 11,33 57 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 72 16 66,67 74 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAACBDAabBCACCBBbDD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) bDDCCCbBcA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCbDABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADCCCACbBD

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) BCcACABaBDACCBDBDaDA

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) cDABdbdA CB DACDDdBA

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 1 0 100
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 1 1 50
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 3 0 100
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 0 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 1 0
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER DUMAN 83 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
393,281 279,580 9 39 39 197 1361

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 6 3 5,00 50 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 15 5 13,33 67 9,10 4,90 4,53

Fen 20 15 5 13,33 67 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 65 23 57,33 64 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAdACacADCBdACbBB DD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) cbDCdaAdDA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCADABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADCCaAd Ba

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) BCDACAaaBDAaCBDBcDaA

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDABdCBACCdCDdCDDcBd

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 1 0 50
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 3 0 100
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 0 2 0
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 2 0 100
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER KARAKAYA 0 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,876 279,580 5 28 28 150 1075

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 7 2 6,33 63 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 15 4 13,67 68 9,10 4,90 4,53

Fen 20 14 6 12,00 60 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 69 19 62,67 70 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CCBBdDDBAAACccAadBCA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCCCAdDAcD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADACCCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) CC cCABbAD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DBDcDd CDbCABBdDACCB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DDdBdDDAcBCBAdCdCDcC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 0 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 2 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TUSEM GÜLBÜZ 95 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,783 279,580 6 29 29 151 1077

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 12 8 9,33 47 9,10 4,90 4,53

Fen 20 16 4 14,67 73 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 71 19 64,67 72 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAACBDADdBCACCBBbDa

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) AbDaCCAabA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCADABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADCCCACABD

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) BCbAdAdBdDdCCBDdaaDA

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDAdcdBACCdCDACDDABA

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 2 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞI ZGÖKTUĞ FAKİÇ 96 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
353,940 279,580 19 87 87 455 2884

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 11 9 8,00 40 9,10 4,90 4,53

Fen 20 11 9 8,00 40 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 61 29 51,33 57 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAdAacDADaBCACbBBCDa

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) cDDCdCAdDA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCdDABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) bDCCCACABD

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) BCDAaABdBDdadaDcDcDd

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDcBdCdAdCBCDdbDacBd

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 2 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ ÖZTÜRK 99 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,622 279,580 24 125 125 723 4133

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 6 3 5,00 50 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 7 12 3,00 15 9,10 4,90 4,53

Fen 20 11 8 8,33 42 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 56 31 45,67 51 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CdcBCaDBAbACBbADbBCA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCCCAcDAAD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DAdADACCCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) dCCA ABcbD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DcDcbddCcbCddBcD Cbc

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) aDABAbDAccCd bCdCDdC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1 1 50
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 0 2 0
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 0 1 0
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 0 2 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 2 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YEŞİM BAYAR 103 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
383,175 279,580 10 48 48 248 1689

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 13 7 10,67 53 9,10 4,90 4,53

Fen 20 15 5 13,33 67 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 64 26 55,33 61 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CCBBbDDBAAAbBcAabBCA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DddCAdaAAa

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADACCac

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) CCaAaABDAD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DBcaDbBCDAaAaBBaACbB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DDdBdDDABBCBAbaBaDAC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 1 1 50
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 0 2 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 2 1 67
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 2 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SU ERDOĞAN 107 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
243,197 279,580 33 282 282 2268 10558

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 4 5 2,33 23 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 7 1 6,67 67 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 6 10 2,67 13 9,10 4,90 4,53

Fen 20 4 15 -1,00 -5 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 36 46 20,67 23 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CdBaabbdAcAdcbADdddd

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) cbCCd cAcD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADACCCb

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) CCCA AB bD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) Ddcac c a  dBBdDbCdB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) Da BccaccdCabCddbacd

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 0 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 0 1 0
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 0 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 0 0
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 2 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 0 2 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 0 2 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 2 0 100
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA KIZILKAYA 110 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
241,126 279,580 34 287 287 2323 10766

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 34 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 10,57 6,45 5,73

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,35 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,10 5,76 5,06

İngilizce 10 5 4 3,67 37 5,09 3,42 2,87

Matematik 20 2 14 -2,67 -13 9,10 4,90 4,53

Fen 20 6 10 2,67 13 8,96 5,50 4,83

Toplam: 90 35 46 19,67 22 47,17 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAACabbDbBaACaccaab

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) cDcbCCAcDb

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCAacBADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADbdddC BD

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) dda  bB dcc dBbacccb

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) c bacCdAb  CaAC ccBc

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 0 1 0
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 1 0
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 3 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 0 1 0
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 0 2 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ŞİMŞEK 112 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
254,407 279,580 33 268 268 2016 9517

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 5 15 0,00 0 6,61 4,90 4,53

Fen 20 6 14 1,33 7 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 41 49 24,67 27 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) adAAddDdDaaCAdCBcaDc

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) cbcdCCAcbA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCdaABADd

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADCCCACABD

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) abbcaddBdaAbacDcDbaA

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) caABabdAbaBacdbbcABb

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1 1 50
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 0 2 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 2 1 67
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 0 2 0
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 0 2 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI ÖZGÜR 11 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
340,796 279,580 13 105 105 593 3498

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 11 8 8,33 42 6,61 4,90 4,53

Fen 20 14 6 12,00 60 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 57 32 46,33 51 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) ddBcbcDdAAAddcADbBCb

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCCCAdDcAD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADACCCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) baaACABDba

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DBDbbAdCD bABddDdbCB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DDdBADDABcCBbdCBCabC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 1 1 50
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 2 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 0 2 0
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYZA TAŞ 118 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
397,716 279,580 4 33 33 177 1218

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 12 5 10,33 52 6,61 4,90 4,53

Fen 20 17 3 16,00 80 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 69 18 63,00 70 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAAaacADbdCACCBBbDD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) ADDCCCAdDA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCdDABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADdCCACABb

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT)   cA dBBBDAaCBDBcbDA

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDABBCBACCBdDcCDDABd

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 3 0 100
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 2 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 2 0 100
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA GÜLDOĞAN 119 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,431 279,580 21 143 143 876 4809

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 8 11 4,33 22 6,61 4,90 4,53

Fen 20 10 10 6,67 33 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 52 37 39,67 44 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAbACBDADCcCAabcBbaD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) AcDCCCAcaA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCbcABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) bDCCacCABa

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) dCaAddaBcaACd DaDcbA

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) cDAddbdbaCBCDAaDDdBc

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 0 2 0
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 0 2 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 2 1 67
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK GÜMÜŞ 122 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
297,508 279,580 25 179 179 1137 6100

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 7 13 2,67 13 6,61 4,90 4,53

Fen 20 9 10 5,67 28 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 44 37 31,67 35 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) aCBBbDDdAdACBcADbBCc

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCCCAdDAbD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) cAdADACdCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) ab        

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DccbDccbDAdAaddbddCB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) acdBADDAdddaACCBdbd 

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1 1 50
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 0 0 0
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 0 1 0
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 0 1 0
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 0 0 0
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 3 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 0 2 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CANER UZUN 111 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
337,246 279,580 15 111 111 627 3700

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 10 8 7,33 37 6,61 4,90 4,53

Fen 20 8 11 4,33 22 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 57 30 47,00 52 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAbAdBDAabBCACbBBaDD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) cDDCbCAdDA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCADABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADCCaACcBD

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) cCDACABBdDdCbacBcb  

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) c ABdCdcabaCcbCDDdBc

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 1 1 50
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 2 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 0 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN HARMAN 337 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
272,374 279,580 29 226 226 1591 7924

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 7 13 2,67 13 6,61 4,90 4,53

Fen 20 13 7 10,67 53 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 41 48 25,00 28 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) bdcc bbBdAbacbADbBbc

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) bbaCAcaccD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADACdCb

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) bCCAdAccAa

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) aBDcbbBdbcadBcaDbCdB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DcABcDDAddCBAbadCDAC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1 2 25
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 0 2 0
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 3 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÇAKAR 131 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
304,496 279,580 24 168 168 1050 5646

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 8 9 5,00 25 6,61 4,90 4,53

Fen 20 9 9 6,00 30 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 50 34 38,67 43 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAACacAabaCddbaBa D

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) cDcCCCAdaA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCAaABAbA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADCCCACABD

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) a a  AdccDACdaDdDaDA

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) cDAcdadA Cad AbDDdBA

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 1 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 0 0
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 0 2 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 2 1 67
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 0 2 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 1 0
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 0 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE SAZAK 132 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
223,975 279,580 36 324 324 2747 12612

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 1 3,67 18 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 2 6 0,00 0 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 2 4 0,67 7 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 0 1 -0,33 -2 6,61 4,90 4,53

Fen 20 5 8 2,33 12 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 16 26 7,33 8 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CaBBC               

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) c CaAdbb b

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) a ddDdCCab

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) aC Ad   bc

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT)   c                 

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN)   dBbDDA dacAb  a c 

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 0 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1 0 25
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 0 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 0 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 0 2 0
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 0 2 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 0 1 0
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 0 2 0
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 1 0 50
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 0 0 0
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 0 0
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 0 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 0 0 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 0 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 0 0 0
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 0 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 0 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 0 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR  SÜT 133 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,504 279,580 34 288 288 2335 10822

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 12 3,00 15 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 6,61 4,90 4,53

Fen 20 8 12 4,00 20 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 36 53 18,33 20 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR)  bccadbAaCBCcCdaaCbD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) cDaCCbAdbc

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CdCADAdADc

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADaCacCdBD

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) ddcAdAcBcccadaaabcDb

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) cDAcdbdACdcaDbaDbAdA

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 0 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 0 2 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 1 1 50
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 0 2 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 3 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 0 2 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 0 2 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN VARLI 134 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
321,991 279,580 19 138 138 815 4542

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 2 8,33 42 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 6 3 5,00 50 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 6 1 5,67 57 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 6 5 4,33 22 6,61 4,90 4,53

Fen 20 11 4 9,67 48 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 47 15 42,00 47 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR)  AAA  cADdBCA C     

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) cDD CCAcDb

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCC DABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) AD CCAC d 

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT)   DA Aa  D  daDcDc  

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDAccC A CB D CDc Bd

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 0 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 0 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 0 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 0 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 0 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 0 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 1 0 50
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 0 2 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 0 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 0 0 0
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 0 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYŞAN AKKAYA 137 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
258,823 279,580 32 256 256 1910 9100

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 12 2,00 10 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 6 13 1,67 8 6,61 4,90 4,53

Fen 20 9 11 5,33 27 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 39 48 23,00 26 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CbcBdaD cdAaBbcDbdb 

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DbCCAcbAcb

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADdCCCd

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) CbdbaABcAD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DacbDdc bcabBdaDbaCB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DcABdbaABdCacaaBdbAC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1 1 50
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 1 1 50
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 1 0
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 3 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 0 2 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇEN BAYSAL 138 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
395,490 279,580 5 35 35 187 1280

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 8 1 7,67 77 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 14 5 12,33 62 6,61 4,90 4,53

Fen 20 16 4 14,67 73 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 68 20 61,33 68 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CdBBdbDBAAACacADbBCd

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) cCCCAdDAcD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADACCCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) CCCACABbA 

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) bcDDDd CDACAaBdDACCB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DDdBdDDABBdBACCBCDcC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 2 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 2 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ GÜLER 155 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
272,653 279,580 28 224 224 1586 7908

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 6 14 1,33 7 6,61 4,90 4,53

Fen 20 10 10 6,67 33 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 46 44 31,33 35 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CdBdbDDccdcaacbDbaCb

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) aCCCAdDAcD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADACCCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) dCCAaAcDAD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) bcDaacBbccdABaBDcdba

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) acAccDDABcCdAaadCbAC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 0 2 0
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 2 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 0 2 0
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İREM SENAN 159 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
340,484 279,580 14 106 106 595 3519

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 11 9 8,00 40 6,61 4,90 4,53

Fen 20 10 10 6,67 33 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 56 34 44,67 50 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAAaaDADdBCAdbBBCDc

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) bDDCdCcdcA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCADABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) bDCddACABa

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) dCDACcBadDcCbBDBcccA

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) cDABBaBAabcCccaDbABb

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 0 2 0
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 1 1 50
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 2 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 0 2 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA MUTLU 170 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,525 279,580 12 95 95 550 3312

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 8 8 5,33 27 6,61 4,90 4,53

Fen 20 13 7 10,67 53 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 60 26 51,33 57 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAAbacADbBCACbBBbcb

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) dDDCCCAdDb

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCADABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADCCCACABD

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT)  C  CAaB bdbCBDBcacd

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDABBdBACaBCDcbDccBd

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 0 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 2 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 0 2 0
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 2 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERT IŞIK 176 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
269,096 279,580 30 234 234 1674 8196

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 8 11 4,33 22 6,61 4,90 4,53

Fen 20 10 10 6,67 33 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 37 52 19,67 22 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAcdcbADCdbAdaacbcD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) dcDaCCcdbA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) dCCd*bcdbb

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) caaCaACAdD

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) cC*AdbacBbd CaDBDcDb

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDAdaCBACbdaDAbbcdBc

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 1 1 50
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 0 2 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 0 2 0
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 2 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 0 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 0 2 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 2 0 100
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN BİLGİÇ 178 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
421,496 279,580 2 15 15 74 640

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 15 4 13,67 68 6,61 4,90 4,53

Fen 20 15 5 13,33 67 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 74 15 69,00 77 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAACBcADaBCACbBBCDD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) ADDadCAcDA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCADABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADCCCACABD

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT)  CDAaABaBDAbCBDBDaDA

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDABBbBACaBCDbCDDbBd

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 3 0 100
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 2 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA AYEZ İR 2153 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
382,902 279,580 7 49 49 251 1701

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 14 4 12,67 63 6,61 4,90 4,53

Fen 20 13 7 10,67 53 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 65 22 57,67 64 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAACacADdcCACCBBdc 

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) cbDCCCAdDA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCADAdADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADCCaACABD

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) BCDAaAdB DACbBDBDcD 

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDAadCdAbCBCaAbaDABA

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1 1 50
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 0 2 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 0 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ YAVAŞ 180 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
348,831 279,580 11 92 92 498 3102

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 4 5 2,33 23 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 11 9 8,00 40 6,61 4,90 4,53

Fen 20 14 6 12,00 60 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 57 29 47,33 53 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAbACBDAaaBCddCd C  

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) cb bdCAcDA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCADABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADdCCACAdb

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) BCccdABcBDAaCBDcDcad

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDABcCdAbCBCDcCaDABd

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 1 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 0 0 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 2 1 67
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 0 2 0
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFACAN SÜT 182 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
235,429 279,580 35 298 298 2458 11341

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 5 15 0,00 0 6,61 4,90 4,53

Fen 20 3 17 -2,67 -13 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 37 53 19,33 21 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAcAaBDcabcCdCbddbDa

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) cDDCbCAcDA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) bCCADAdADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADdCCAbAab

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) dbabdbBdBacCCacaDccb

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) caAcBddcdaadccCacdad

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1 1 50
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 0 2 0
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 2 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 0 2 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 0 2 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NİL KERKEZ 185 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
384,272 279,580 6 47 47 243 1649

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 15 5 13,33 67 6,61 4,90 4,53

Fen 20 12 8 9,33 47 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 64 26 55,33 61 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAACBbADdBdACbcBCDD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) cDDCCCAcDb

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCADABdDA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADCCbAbAcc

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) BCDACABBaDcCCaDBDbDd

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDABdbBAbaBCDcCDDcdc

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 1 1 50
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 0 2 0
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 3 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER TAHA ESEN 192 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
361,525 279,580 9 77 77 389 2542

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 14 4 12,67 63 6,61 4,90 4,53

Fen 20 13 7 10,67 53 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 57 31 46,67 52 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CbBabDDBAAACdbdDbBdA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCaCAdDAdb

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABbDdCCCd

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) CCdcaABcbD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DBc DABCDACABadD aCB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DcABdDDABcbdAaCBCcAC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 1 1 50
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1 1 50
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 0 2 0
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 1 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR HOCAOĞLU 187 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,704 279,580 17 124 124 720 4125

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 10 10 6,67 33 6,61 4,90 4,53

Fen 20 14 6 12,00 60 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 55 35 43,33 48 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) ddBBbcDBAAbdccADdcCb

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCCCAcDAca

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADACdad

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) CCCAaABDAb

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DacbDdcCDAaABadDAabB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DDABdDDAdBbBcbCBCDcC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 1 1 50
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 2 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 2 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ CEBBAR 222 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
313,578 279,580 22 150 150 935 5066

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 9 3,00 15 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 4 3 3,00 30 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 6 2 5,33 53 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 9 4 7,67 38 6,61 4,90 4,53

Fen 20 11 4 9,67 48 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 45 22 37,67 42 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BdAACacAad dc acB   

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) b D Ca cDA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN)  CCADABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) AcCCaA AB 

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT)  CaA ABa D CCBD cb  

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDABBCcA dB   Cc ABb

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 0 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 0 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 0 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 0 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 0 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 0 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 0 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 0 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 0 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 0 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 2 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 0 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 0 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEÇİL MERCANOĞLU 233 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,005 279,580 3 19 19 89 746

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 15 5 13,33 67 6,61 4,90 4,53

Fen 20 17 3 16,00 80 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 73 17 67,33 75 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CCBBCDDBAAAbccADaaCA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) aCdCAdDAbD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADACCCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) CCCACABDAD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DBDbDABCDAaAaBBDdbCB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DDABbDDABcCBAbCBCDAC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 2 1 67
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA NUR DURSUN 27 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
260,535 279,580 31 249 249 1872 8962

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 7 13 2,67 13 6,61 4,90 4,53

Fen 20 8 12 4,00 20 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 37 53 19,33 21 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAACacAababAdbacCbD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) AbadaCAdbc

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) ddacbABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) AcbCaAdAcD

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) adaddbcBBDdaCBDdcacA

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) cDAadCBAdddbacbcDABd

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 1 1 50
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 0 2 0
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 0 2 0
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 2 1 67
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 0 2 0
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 0 2 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT SAYAN 237 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
325,691 279,580 18 131 131 774 4339

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 5 4 3,67 37 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 12 8 9,33 47 6,61 4,90 4,53

Fen 20 9 11 5,33 27 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 53 35 41,33 46 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAdCacAaaBCbCdcBb D

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) ADDCaCAcaA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCADABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) AcdCdc ABD

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) caDcdABBBDACCaDBcaDb

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) cDAccCBAbadCcdCDadBb

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 0 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 0 1 0
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 2 1 67
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 0 2 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ERDEM 242 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
376,507 279,580 8 59 59 293 1936

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 5 4 3,67 37 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 15 5 13,33 67 6,61 4,90 4,53

Fen 20 15 4 13,67 68 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 63 25 54,67 61 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CCBBCDDabcAbccAabaCb

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) cCb AdDAcD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADACCCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) CCaACcBDAD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DBDbDABCDAaAaBBDdbCB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DDABbDDABcCBAbCBCD a

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 1 1 50
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 2 1 67
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TUNK 396 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,939 279,580 16 117 117 653 3834

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 9 9 6,00 30 6,61 4,90 4,53

Fen 20 9 9 6,00 30 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 56 30 46,00 51 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CbBdbbDBAAACaDADdBCA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DbCCABDAcD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABcDACCCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) CadACABDbD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DBcaDdBaab dB BDbCCa

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DDdBdDDAdcCcA add dC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 1 0 100
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 1 1 50
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 1 1 50
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 2 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 0 2 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 0 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 0 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞU R FIRAT 2081 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
282,820 279,580 26 203 203 1389 7127

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 6 12 2,00 10 6,61 4,90 4,53

Fen 20 6 14 1,33 7 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 44 43 29,67 33 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BcAACBbADCcCAda BCDb

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) cDDCCCdcab

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCAadBADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) AbdCCAbABa

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) cbcc AdcdacC BaBacDA

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) cDAcdbacaddCbdCbcABc

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 0 2 0
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 2 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 0 2 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YEKTA YİĞİT 140 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
354,491 279,580 10 85 85 446 2849

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 9 0 9,00 90 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 4 0 4,00 40 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 4 0 4,00 40 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 10 3 9,00 45 6,61 4,90 4,53

Fen 20 15 2 14,33 72 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 52 13 47,67 53 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) abB acDBAdAacDAa BCA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCCCA DAAD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABA      

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) C  A    AD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DBaaD B DA AB d  C B

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DDABADDAccCBA C CD C

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 0 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1 0 50
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 1 0 50
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 0 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1 0 50
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 0 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 0 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 0 0 0
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 0 0 0
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 0 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 1 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 0 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT TALHA URŞAR 243 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
280,465 279,580 27 208 208 1430 7300

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 3 6 1,00 10 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 9 10 5,67 28 6,61 4,90 4,53

Fen 20 9 11 5,33 27 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 38 49 21,67 24 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CdBBaDDdAbcCcDdDdBad

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) aabCAa ccD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) aAddcACbCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG)  adAdcabAb

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DBDcDdcCbAdddcBDda B

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) bcAccDDABcdBdCCddaAb

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 1 1 50
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1 1 50
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 0 1 0
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 0 2 0
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 0 2 0
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 0 1 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 2 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ECE BERBER 246 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
437,385 279,580 1 6 6 33 340

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 17 2 16,33 82 6,61 4,90 4,53

Fen 20 17 3 16,00 80 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 76 13 71,67 80 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CCBBdDDBAAACBcADCBdd

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCCCAcDAcD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADdCCCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) CCCACABDbD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DB DDABCDAaABdBDACCB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) aDABADDABBCBAaCBCDAb

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1 1 50
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 3 0 100
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 0 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 2 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELA KIRBAŞ 0 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
318,581 279,580 20 142 142 859 4739

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 8 10 4,67 23 6,61 4,90 4,53

Fen 20 11 7 8,67 43 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 52 34 40,67 45 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) aCcBdaaBdAAbBcADCcCA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCCCAdDAAc

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DAdADACCCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) CCdcCABbba

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) caDcbAabaAC cBdDACd 

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DDdBAaDAdcCdAaCBb A 

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1 1 50
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 0 2 0
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 0 2 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 2 1 67
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 0 2 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 0 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YUNUSOĞLU 254 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
305,631 279,580 23 163 163 1033 5564

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 36 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 7,98 6,45 5,73

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,76 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,60 5,76 5,06

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,50 3,42 2,87

Matematik 20 8 10 4,67 23 6,61 4,90 4,53

Fen 20 9 11 5,33 27 8,34 5,50 4,83

Toplam: 90 50 38 37,33 41 40,80 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CadcdDDBAbACBcAabaCA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCCCcdccAD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABcDACCCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) bCCAdABDAa

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DccDD aCc acBBdDAabc

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) bDdBdcDAcdCBAbCaabAb

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 1 1 50
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 0 2 0
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 1 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 0 2 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET HURMA 256 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
438,128 279,580 2 5 5 31 328

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 17 1 16,67 83 9,26 4,90 4,53

Fen 20 14 6 12,00 60 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 76 11 72,33 80 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BA ACBbADCBCACCBBCDD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) cDDCCCAcDA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCADABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADCCdACABD

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) BCDACABB DACCBDB bDA

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDAcdddACCdCDACDDdBA

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 2 0 67
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 0 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN KORAY KILIÇ 20 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
413,929 279,580 8 22 22 102 820

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 0 19,00 95 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 8 1 7,67 77 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 12 4 10,67 53 9,26 4,90 4,53

Fen 20 13 5 11,33 57 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 72 10 68,67 76 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAACBDA CBCACCBBCDD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) bDDCCCA DA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCADABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADCCCACABD

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT)  CDA ABBcD bCBDBaaD 

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDAB bdACCB aACDDbBb

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 0 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 1 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 0 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 0 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ GÜZLEKAYA 257 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
379,412 279,580 16 56 56 278 1835

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 12 8 9,33 47 9,26 4,90 4,53

Fen 20 15 5 13,33 67 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 64 26 55,33 61 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CCdBdDDBAAACaDADaBCc

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCaCAaDAcD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADACCCb

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) dCaACbBDbD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DBacDAcCcdCABBdDdbCB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DDABADDAccbBAbCdCDAC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 1 1 50
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 2 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AZRANUR YILMAZ 258 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
270,353 279,580 38 230 230 1643 8098

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 3 7 0,67 7 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 4 6 2,00 20 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 8 11 4,33 22 9,26 4,90 4,53

Fen 20 11 9 8,00 40 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 39 50 22,33 25 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) aAbAacbADbBCddbaabbc

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) cDaCbaAdbd

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) bCCAcABdDA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) AabaCAdbcD

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) dCaAC BBdbdCddaBDbbc

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDAccbBAaddCbbCDDcBA

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 1 1 50
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 0 2 0
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 0 2 0
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 3 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞLEM CEBECİ 259 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
286,527 279,580 37 193 193 1304 6830

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 3 7 0,67 7 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 7 13 2,67 13 9,26 4,90 4,53

Fen 20 10 10 6,67 33 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 45 45 30,00 33 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAAaBcADbaCAdddcbbD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) cDbdaaAcaA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCADABdDA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) dDCCCdaABa

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) BbbcaABdBcdabaDBDacd

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) bcABdCaAadBCbcCDDcBc

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 1 1 50
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 0 2 0
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 2 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 0 2 0
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞLEM TOKSÖZ 264 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,415 279,580 20 67 67 335 2160

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 6 3 5,00 50 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 11 7 8,67 43 9,26 4,90 4,53

Fen 20 13 5 11,33 57 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 61 23 53,33 59 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAACaDAaaBbAC BBCDD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) cDDCaCcdDA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCADABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADCCdc ABa

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) a DA AdBcDdCCBDBacDd

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDAcBdBACCd DbC cABA

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 0 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 3 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN KAHRAMAN 334 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
416,097 279,580 7 20 20 92 763

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 16 3 15,00 75 9,26 4,90 4,53

Fen 20 16 4 14,67 73 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 70 17 64,33 71 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BA AaaDADCBCACaBBaDD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) ADDCbCAcDc

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCADABbDA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADCCbA ABc

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) BCDACABBBc aCBDBDDDd

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDAdBCBACCBaDbCDDABd

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 1 1 50
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 0 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 1 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 0 2 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 2 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 2 0 100
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CİHANGİR ÇELİK 262 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
330,571 279,580 28 122 122 707 4062

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 8 11 4,33 22 9,26 4,90 4,53

Fen 20 11 9 8,00 40 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 57 32 46,33 51 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CCBBbaDBAAAaccADbaCA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DbdCAcDAAb

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADACCCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) CCCACABaAD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DBDcDAabab baBdDdbCc

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) abABcDDABBbBAbCdaacC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 2 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE ARDA 263 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
379,564 279,580 15 55 55 277 1827

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 12 5 10,33 52 9,26 4,90 4,53

Fen 20 13 7 10,67 53 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 66 21 59,00 66 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) ddBBaaDBAAACaDADbBCA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCaCAdDAcD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADACCCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) CCCACABDAD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DcDcD cCDA daBBD CCB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) aDdBADDABcCBAaCdCbbC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 0 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ECE YILMAZ 267 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
429,609 279,580 3 8 8 50 469

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 16 1 15,67 78 9,26 4,90 4,53

Fen 20 15 5 13,33 67 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 74 13 69,67 77 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CCBBCDDBAAACccADaBCA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DaCCAaDAAD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADACCCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) bdCACABDAD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DBDDD  CDACABB DACbB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DDdBADDABdddAdCBCDAC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 1 1 50
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 0 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EGE BORA ÜRİ 271 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
293,177 279,580 34 184 184 1193 6368

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 5 3 4,00 40 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 3 6 1,00 10 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 8 8 5,33 27 9,26 4,90 4,53

Fen 20 8 9 5,00 25 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 41 36 29,00 32 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) dd   cDdAAACccADbBCA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCdCA D cc

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DdBADACaCb

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) dCCbC dabb

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DcDaDcaCadCbBBc  C  

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DDA AcDccdCBA  ddbcb

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 0 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 0 2 0
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 1 0 50
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 0 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 2 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 0 2 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 0 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR FURKAN GÖKER 272 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
389,955 279,580 11 41 41 214 1470

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 7 1 6,67 67 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 9 6 7,00 35 9,26 4,90 4,53

Fen 20 16 4 14,67 73 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 67 14 62,33 69 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CCBB DD AbACBcADCBCA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DC CAcDA D

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADACCCb

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) CCCACABDAD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DBDcDd  D aAB BD bba

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DDcBADDABBaBACCdCDAb

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 0 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 0 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 0 0
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 1 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR HASAN ÖZKAN 273 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
428,020 279,580 4 10 10 55 501

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 6 3 5,00 50 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 16 2 15,33 77 9,26 4,90 4,53

Fen 20 16 3 15,00 75 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 73 12 69,00 77 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CCcB DDBAAbCaDADCBCA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCCdA aAcD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADAdCCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) CCCACABDAD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DBDDDABC A ABBcDdCCB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DDABbDDABBCBACCd DcC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 0 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 0 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 2 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 0 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 2 0 100
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR KAAN ÇALIŞKAN 101 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
375,141 279,580 17 60 60 303 1972

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 12 4 10,67 53 9,26 4,90 4,53

Fen 20 14 6 12,00 60 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 62 22 54,67 61 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAbCBDADCaCcdC B bD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) bDDCdCAaDd

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCADABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) bDbCCACcBD

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) BCDA ABB DdaCcaBDD  

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDAccCaACCdCDACDDdBb

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 1 1 50
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 1 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 0 1 0
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 2 0 100
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ŞENOL 279 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
349,241 279,580 22 91 91 496 3087

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 6 2 5,33 53 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 8 0 8,00 80 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 8 8 5,33 27 9,26 4,90 4,53

Fen 20 13 4 11,67 58 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 58 21 51,00 57 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAAaabAabBCACdBBbDD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR)  DDbCCAd A

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCADABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADCCCA AB 

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) cdDA AdB DddbBDBcb  

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDABcC AaCBC  CDDdBc

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 0 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 0 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 0 2 0
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 1 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 0 1 0
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 0 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KILAVUZ 282 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
318,588 279,580 31 141 141 858 4738

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 4 6 2,00 20 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 10 8 7,33 37 9,26 4,90 4,53

Fen 20 12 8 9,33 47 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 49 38 36,33 40 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAAbaDbaCBdACacd Dc

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) dDbdaCAaDb

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCdDbBAcA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) AbaCCACAdc

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) BCDAadB  DdaCcaBDcaA

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDAacCBACCdbaACDcdBb

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 1 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 0 2 0
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 0 2 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 2 0 100
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL YENİCE 525 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
374,738 279,580 18 61 61 304 1986

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 6 3 5,00 50 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 6 3 5,00 50 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 12 5 10,33 52 9,26 4,90 4,53

Fen 20 14 5 12,33 62 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 61 22 53,67 60 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAdCcbADbBCACbBBCbD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) AaD aCAcDA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCC DABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) bDCdaA ABD

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) aCbACABB D abBDBDbD 

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDABaCcACaBCDcCDD Bb

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 0 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 0 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 0 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 1 1 50
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 0 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 2 0 100
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN AKPINAR 288 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
335,101 279,580 27 116 116 652 3819

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 3 7 0,67 7 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 10 10 6,67 33 9,26 4,90 4,53

Fen 20 11 9 8,00 40 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 54 36 42,00 47 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) bCBBdDDBAAACBcbDdaCA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DdCCAdDdcD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADACCCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) dCCdCdaaba

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DaDcDcdCaAdbdBBbAbCB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) aDcBcDDABcaBAbCBaaAb

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 0 2 0
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 1 1 50
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 2 1 67
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA KAN AR 289 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
335,447 279,580 26 114 114 647 3800

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 6 2 5,33 53 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 9 8 6,33 32 9,26 4,90 4,53

Fen 20 12 6 10,00 50 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 54 29 44,33 49 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAACabADaBdACdcBbaD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) ADcbCCAdDA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCbDAdADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADdCdA  BD

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT)   abdABB DACbcDcDaDb

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) cDA dCBACaBCD CcDdBc

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1 1 50
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 0 1 0
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 1 0 50
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 1 0
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 1 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 0 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 2 0 100
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ALİ KAYA 291 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
410,695 279,580 9 23 23 114 887

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 14 6 12,00 60 9,26 4,90 4,53

Fen 20 15 5 13,33 67 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 73 17 67,33 75 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAACabADaBdACCBBCDD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) ADDCCCAcDA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCADABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADCCCACAcD

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) aCcACAdaBDdaCBDBDDDA

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDABdCdACCdCDACDDbBb

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 2 1 67
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 2 0 100
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İLKİM BEŞE 292 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
384,374 279,580 14 46 46 242 1646

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 13 4 11,67 58 9,26 4,90 4,53

Fen 20 12 7 9,67 48 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 65 20 58,33 65 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CCBBacbBAdACBDADaBCA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCCCAdDAbD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADACCCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) bCCA ABaAD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DBDcDdBC A ABB DcbCB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DDcBbcDABdCBAbCdCD a

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 0 1 0
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 0 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 2 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
LATİF ÇATAL 294 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
372,678 279,580 19 64 64 317 2058

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 6 3 5,00 50 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 14 4 12,67 63 9,26 4,90 4,53

Fen 20 13 5 11,33 57 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 61 22 53,67 60 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) d cd DDdAdACBDADbBdA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCCCA cccD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADACCCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) dCaACABcAD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) D DDDdBCDACAaBBD aCa

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) D ABdcDABd cACCBCbAC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 0 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 1 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 0 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 0 1 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 0 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET TUĞRA KIRVELİ 298 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
439,865 279,580 1 3 3 27 308

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 17 2 16,33 82 9,26 4,90 4,53

Fen 20 16 4 14,67 73 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 77 12 73,00 81 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CbBBaDDBAAAaBDADCBCA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCaCAcDAAD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADACCCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) CCCACdBDAD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DBDaDABCDA ABdBDACCB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DDABbDDAdcCBACCBCDcC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 1 1 50
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 3 0 100
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 2 0 100
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK GÜNGÖRDÜ 299 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
365,598 279,580 21 73 73 362 2341

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 6 2 5,33 53 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 11 6 9,00 45 9,26 4,90 4,53

Fen 20 12 8 9,33 47 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 62 23 54,33 60 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAAaBDADaBCcdaBBCaD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) ADDCCCAaDA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCADABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) bD CdA ABD

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT)   DA AaBBDdCCacBDcDd

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDABdCBAaCdaDbCccdBA

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 0 0 0
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 2 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA KÜÇÜK 303 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
291,587 279,580 36 187 187 1222 6484

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 7 1 6,67 67 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 7 13 2,67 13 9,26 4,90 4,53

Fen 20 9 11 5,33 27 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 48 40 34,67 39 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CbcBabcdAAAdabADdBCA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCdCAcbAcD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADAaCCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) CCCACA  dD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DBDbDbcCbbabadcbdaCB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) bDcBcDcAdcCcACadabAC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 0 1 0
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 0 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 3 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 1 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 0 2 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 2 0 100
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
METE TUNCA 323 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
341,305 279,580 25 103 103 585 3470

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 7 1 6,67 67 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 8 8 5,33 27 9,26 4,90 4,53

Fen 20 11 5 9,33 47 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 55 22 47,67 53 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR)  d B cDBAAACdbADCBCA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) cCdCAaDAcD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADACCCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG)  CCACA bAD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) bBDca d DAbABcdD  bB

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) D dBccDABdCBACaB D  

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 1 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 0 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 0 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 1 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 0 1 0
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 0 1 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 0 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 2 0 100
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN ŞAŞMAZ 305 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
423,635 279,580 6 13 13 69 595

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 8 1 7,67 77 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 16 3 15,00 75 9,26 4,90 4,53

Fen 20 17 2 16,33 82 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 73 13 68,67 76 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAbACBbAabBCACbBB DD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) ADDCCCAcDb

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCADABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADCCbAC BD

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) aCDA ABBdDACCBDBDbDA

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDABBCBAdCdCDACDD BA

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 1 0 50
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 1 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 2 1 67
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 2 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA ZEYNEP ALKAN 308 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
310,888 279,580 33 152 152 968 5227

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 9 11 5,33 27 9,26 4,90 4,53

Fen 20 10 10 6,67 33 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 52 38 39,33 44 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAAAacDADbaddCCcddbD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) ADDCdCAdDA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCAaAdcDA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) ADCCCAbABc

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) cCaACAacBDbbCBbBabbd

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) cDABdbBAbadaDcCDDdBc

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 1 1 50
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 1 1 50
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 2 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 0 2 0
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 0 2 0
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ YASER ŞEN 346 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
342,440 279,580 24 101 101 570 3404

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 9 9 6,00 30 9,26 4,90 4,53

Fen 20 11 8 8,33 42 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 59 28 49,67 55 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CCcBbDDBAAAdabADbcCA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DbCCABDAcD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADACCCd

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) CCaACABDAD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DBaaDdBCaAbbBd D Cba

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) abcBdD ABcCBACaddDAC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 1 0 100
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 1 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 2 0 100
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 1 1 50
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 1 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 2 0 100
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY ECE YAZAR 311 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
346,560 279,580 23 94 94 527 3215

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 11 5 9,33 47 9,26 4,90 4,53

Fen 20 10 8 7,33 37 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 54 29 44,33 49 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CCaBCDDBAdACacdDbBCA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCdCAdDAcD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADACCCA

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) bCCbb caba

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) bBDDD B acCAB  DdCCa

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) bDdBdbDAdBCBA Cd bcC

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 0 2 0
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 0 2 0
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 1 0 50
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 1 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 1 0
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 1 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 0 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED BEKDAŞ 255 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
406,404 279,580 10 26 26 134 993

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 16 4 14,67 73 9,26 4,90 4,53

Fen 20 13 7 10,67 53 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 71 19 64,67 72 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BAdAaacAaCBCACCBBCDD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) cDDCCCAcDA

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CCCADABADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) bDCCCACABD

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) BCbACABBdDdCCBDBDcDA

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) DDbBdbBACCBaDdCDDAad

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 2 0 100
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 2 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 1 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 1 1 50
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ORHAN VELİ UZUN 315 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
386,561 279,580 12 44 44 234 1581

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 8 1 7,67 77 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 11 7 8,67 43 9,26 4,90 4,53

Fen 20 15 5 13,33 67 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 66 20 59,33 66 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) CaBBabDBAAACaDADCBCA

Cevap Anh. B CCBBCDDBAAACBDADCBCA

Sözel (TAR) DCCCAdDAcD

Cevap Anh. B DCCCABDAAD

Sözel (DİN) DABADACaC 

Cevap Anh. B DABADACCCA

Sözel (İNG) CCCACA cAD

Cevap Anh. B CCCACABDAD

Sayısal (MAT) DcDcDdB cAdABdBDdCC 

Cevap Anh. B DBDDDABCDACABBBDACCB

Sayısal (FEN) DDdBbDDAaBCBACCBCDdb

Cevap Anh. B DDABADDABBCBACCBCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 0 0 0
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 1 0 50
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 1 2 33
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 2 0 100
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 0 1 0
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 2 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 1 1 50
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 2 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 2 0 100
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF MOZAİK YAYINLARI 5. DENEME SINAVI

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH MERT DUMAN 318 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
316,987 279,580 32 145 145 884 4843

Puanı Hesaplanan: 410 410 3802 16682

Katılımlar: 38 410 410 3831 16766

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 11,58 6,45 5,73

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,70 3,30 3,02

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,86 5,76 5,06

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,52 3,42 2,87

Matematik 20 11 6 9,00 45 9,26 4,90 4,53

Fen 20 8 11 4,33 22 10,25 5,50 4,83

Toplam: 90 49 37 36,67 41 52,18 29,33 26,03

Sözel (TÜR) BcAACaaADbdCAbCBdbaD

Cevap Anh. A BAAACBDADCBCACCBBCDD

Sözel (TAR) cDDCaCAdDc

Cevap Anh. A ADDCCCABDA

Sözel (DİN) CdCADcBADA

Cevap Anh. A CCCADABADA

Sözel (İNG) dDaCaAbAdD

Cevap Anh. A ADCCCACABD

Sayısal (MAT) B acCABBdbd C DBDDDd

Cevap Anh. A BCDACABBBDACCBDBDDDA

Sayısal (FEN) cDAdaCBbaad cbCDDdBc

Cevap Anh. A DDABBCBACCBCDACDDABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Bir işin işlem basamaklarını yazar. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 2 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah   ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 2 2 0 100
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 1 1 0 100
Hz. Lokman   ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 2 2 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 2 1 1 50
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 2 0 2 0
Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. 2 2 0 100
Students will be able to talk about people   s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 2 0 2 0
Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 1 0
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 1 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2 2 0 100
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 3 0 3 0
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 2 1 0 50
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 1 0 0 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 1 1 0 100
90°   lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 2 1 1 50
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 2 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 2 0 2 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 2 1 1 50
Ay   ın evreleri ile Ay   ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
