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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 12.41 5.77 10.49 6.00 2.86 5.05 7.14 2.24 6.40 5.46 2.30 4.69 6.29 4.45 4.81 10.29 6.34 8.18 47.59 23.94 39.61 321.720

Okul Ortalaması 12.46 5.86 10.50 6.24 2.81 5.30 7.13 2.13 6.42 6.09 2.08 5.39 6.68 4.18 5.29 10.81 6.97 8.49 49.40 24.03 41.39 326.810

1 1164 - YAĞIZ BOZKURT AKSU 8 / B 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 19 1 18.67 20 0 20.00 86.00 4.00 84.68 483.641 138 44 1 1

2 1590 - MUSTAFA CEYHAN 8 / C 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 19 1 18.67 18 2 17.33 86.00 4.00 84.67 478.417 250 63 2 2

3 1011 - ELİF MİNEL TOROS 8 / A 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 19 1 18.67 19 1 18.67 86.00 4.00 84.67 478.149 260 70 3 3

4 707 - AHMET KEREM ÖNALDI 8 / A 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 18 2 17.33 19 1 18.67 86.00 4.00 84.67 476.809 283 77 4 4

5 919 - DURU ORHAN 8 / A 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 20 0 20.00 17 2 16.33 84.00 5.00 82.34 476.579 295 79 5 5

6 68 - AHMET FATİH KAN 8 / A 18 1 17.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 19 1 18.67 20 0 20.00 83.00 6.00 81.01 475.736 322 89 6 6

7 1211 - SEMİH K CANBAY 8 / D 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 17 3 16.00 20 0 20.00 86.00 4.00 84.67 475.213 327 90 7 7

8 1481 - BEYZA KALAYCI 8 / A 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 18 1 17.67 18 2 17.33 85.00 4.00 83.67 473.517 368 105 8 8

9 1266 - TAHA YUSUF GÜLER 8 / D 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 20 0 20.00 18 2 17.33 82.00 8.00 79.34 467.871 500 140 9 9

10 1219 - ZEYNEP KAYIŞ 8 / B 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 17 1 16.67 17 3 16.00 83.00 5.00 81.34 466.888 527 152 10 10

11 1032 - İLKER DEYİRMENCİ 8 / A 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 17 3 16.00 19 1 18.67 83.00 7.00 80.68 465.637 554 162 11 11

12 1215 - M ENES IRMA 8 / D 20 0 20.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 16 2 15.33 18 2 17.33 83.00 5.00 81.33 464.977 591 170 12 12

13 1145 - UTKU TUNCA 8 / B 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 17 3 16.00 18 2 17.33 83.00 7.00 80.67 462.940 645 184 13 13

14 1569 - ÖMER FARUK SEVGİ 8 / D 20 0 20.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 18 2 17.33 16 4 14.67 82.00 8.00 79.34 462.541 650 186 14 14

15 1187 - YUSUF EFE ACAR 8 / B 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 18 2 17.33 18 2 17.33 82.00 8.00 79.33 462.369 658 189 15 15

16 1193 - GÖKSU TUNCER 8 / C 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 17 3 16.00 18 2 17.33 82.00 8.00 79.34 460.679 702 204 16 16

17 206 - ECRIN KILIÇ 8 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 16 3 15.00 19 1 18.67 82.00 7.00 79.67 457.772 791 223 17 17

18 1342 - EREN GÖKDEMİR 8 / E 19 1 18.67 10 0 10.00 9 0 9.00 10 0 10.00 17 2 16.33 16 3 15.00 81.00 6.00 79.00 456.630 820 229 18 18

19 734 - SELMAN İLHANLI 8 / E 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 17 3 16.00 19 1 18.67 81.00 9.00 78.01 455.623 841 232 19 19

20 705 - EYMEN BOLUR 8 / E 19 1 18.67 10 0 10.00 9 0 9.00 9 1 8.67 16 2 15.33 17 3 16.00 80.00 7.00 77.67 453.435 905 243 20 20

21 1279 - YUSUF İNCE 8 / A 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 17 3 16.00 16 4 14.67 81.00 9.00 78.01 453.231 909 244 21 21

22 1027 - ELİF NİHAL VİDİNLİ 8 / A 19 1 18.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 16 2 15.33 18 2 17.33 79.00 9.00 76.00 452.989 916 247 22 22
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Genel Ortalama 12.41 5.77 10.49 6.00 2.86 5.05 7.14 2.24 6.40 5.46 2.30 4.69 6.29 4.45 4.81 10.29 6.34 8.18 47.59 23.94 39.61 321.720

Okul Ortalaması 12.46 5.86 10.50 6.24 2.81 5.30 7.13 2.13 6.42 6.09 2.08 5.39 6.68 4.18 5.29 10.81 6.97 8.49 49.40 24.03 41.39 326.810

23 1920 - EFE TOKTAŞ 8 / D 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 17 3 16.00 19 1 18.67 80.00 10.00 76.67 452.812 919 249 23 23

24 698 - ESMA YILDIRIM 8 / H 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 14 2 13.33 19 1 18.67 80.00 6.00 78.01 452.554 927 250 24 24

25 1625 - EBRAR KÜRTÜNCÜ 8 / C 19 1 18.67 6 4 4.67 10 0 10.00 10 0 10.00 16 2 15.33 18 2 17.33 79.00 9.00 76.00 452.457 932 252 25 25

26 1089 - ARDA GELEŞ 8 / B 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 16 2 15.33 18 2 17.33 79.00 9.00 75.99 450.559 975 260 26 26

27 897 - CEYLİN DEMİR 8 / A 16 4 14.67 8 1 7.67 10 0 10.00 10 0 10.00 16 3 15.00 19 1 18.67 79.00 9.00 76.01 445.598 1138 292 27 27

28 693 - KEREM GÜNAL 8 / B 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 13 1 12.67 16 3 15.00 76.00 7.00 73.68 436.140 1413 333 28 28

29 1321 - MERT ÇALIK 8 / D 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 16 3 15.00 13 7 10.67 77.00 12.00 73.01 433.398 1489 347 29 29

30 141 - YİĞİT TÜRKYILMAZ 8 / L 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 13 3 12.00 16 3 15.00 76.00 9.00 73.00 433.108 1501 350 30 30

31 1126 - NİSA BAYRAK 8 / B 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 12 2 11.33 18 2 17.33 76.00 8.00 73.33 432.969 1504 351 31 31

32 541 - ALP İSA GÖLTAŞI 8 / H 19 1 18.67 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 13 2 12.33 17 3 16.00 74.00 11.00 70.33 430.691 1571 362 32 32

33 1679 - BELİNAY YÜKSEL 8 / E 16 4 14.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 14 3 13.00 17 3 16.00 76.00 11.00 72.34 428.118 1628 369 33 33

34 75 - ELANUR YÜKSEL 8 / D 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 15 4 13.67 15 5 13.33 75.00 14.00 70.33 427.492 1652 371 34 34

35 1104 - ESMA NUR GÜNEŞ 8 / B 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 16 1 15.67 12 8 9.33 75.00 12.00 71.00 426.497 1693 379 35 35

36 1094 - ECRİN KAÇAN 8 / B 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 16 3 15.00 14 6 12.00 75.00 14.00 70.34 426.044 1707 380 36 36

37 1293 - NAZ ÖZTÜRK 8 / A 19 1 18.67 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 11 1 10.67 16 1 15.67 72.00 7.00 69.68 423.614 1771 390 37 37

38 628 - NAZLI ÖRNEK 8 / H 18 2 17.33 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 12 2 11.33 17 2 16.33 71.00 12.00 66.99 420.059 1866 408 38 38

39 1435 - MUHAMMED ENES DAKAK8 / L 19 1 18.67 10 0 10.00 9 0 9.00 8 1 7.67 12 3 11.00 14 4 12.67 72.00 9.00 69.01 418.397 1916 416 39 39

40 1093 - DOĞAN MİRAÇ KILIÇ 8 / B 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 11 5 9.33 15 5 13.33 75.00 11.00 71.33 417.851 1935 422 40 40

41 1682 - BELİNAY AKSOY 8 / G 16 3 15.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 12 5 10.33 17 2 16.33 74.00 11.00 70.33 417.543 1945 423 41 41

42 1085 - YAĞIZ EFE K 8 / B 19 1 18.67 9 0 9.00 10 0 10.00 8 2 7.33 11 4 9.67 15 2 14.33 72.00 9.00 69.00 417.412 1953 425 42 42

43 1150 - EREN ORHAN 8 / C 15 4 13.67 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 14 3 13.00 17 3 16.00 72.00 14.00 67.34 417.018 1967 427 43 43

44 1100 - ENSAR ABİK 8 / B 20 0 20.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 3 9.00 14 6 12.00 73.00 10.00 69.67 414.106 2045 443 44 44

45 1264 - RUMEYSA HAMİDOĞLU 8 / D 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 4 8.67 17 2 16.33 72.00 11.00 68.33 413.558 2058 445 45 45
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Genel Ortalama 12.41 5.77 10.49 6.00 2.86 5.05 7.14 2.24 6.40 5.46 2.30 4.69 6.29 4.45 4.81 10.29 6.34 8.18 47.59 23.94 39.61 321.720

Okul Ortalaması 12.46 5.86 10.50 6.24 2.81 5.30 7.13 2.13 6.42 6.09 2.08 5.39 6.68 4.18 5.29 10.81 6.97 8.49 49.40 24.03 41.39 326.810

46 1228 - CEREN DOĞAN 8 / I 18 2 17.33 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 11 2 10.33 15 5 13.33 72.00 11.00 68.32 412.719 2086 453 46 46

47 754 - ARDA TOZKOPARAN 8 / A 19 1 18.67 8 2 7.33 8 1 7.67 10 0 10.00 10 2 9.33 15 3 14.00 70.00 9.00 67.00 411.563 2118 457 47 47

48 1250 - HİRA ALAKURT 8 / D 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 4 8.67 16 4 14.67 73.00 11.00 69.34 409.162 2192 467 48 48

49 1674 - TUANA TAK 8 / G 18 2 17.33 6 4 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 11 2 10.33 16 4 14.67 68.00 15.00 63.00 406.623 2261 481 49 49

50 219 - MUHAMMED ARDA MIDIK 8 / I 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 7 3 6.00 17 3 16.00 69.00 11.00 65.34 403.019 2344 493 50 50

51 1253 - MEHMET MERT ÖZGÜR 8 / D 17 3 16.00 8 2 7.33 9 0 9.00 10 0 10.00 10 0 10.00 14 4 12.67 68.00 9.00 65.00 401.773 2384 497 51 51

52 1456 - KAYRA BÖLÜKBAŞI 8 / D 16 4 14.67 6 4 4.67 5 5 3.33 4 5 2.33 15 1 14.67 16 4 14.67 62.00 23.00 54.34 400.937 2406 503 52 52

53 1229 - FATMA NUR DİKBAŞ 8 / G 18 2 17.33 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 10 4 8.67 14 4 12.67 69.00 13.00 64.67 400.415 2427 508 53 53

54 1572 - MELEKNUR UÇAR 8 / F 17 3 16.00 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 8 5 6.33 17 2 16.33 70.00 12.00 65.99 399.032 2469 514 54 54

55 1859 - EYMEN ÇALIŞKAN 8 / C 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 7 7.67 14 4 12.67 70.00 15.00 65.01 394.867 2609 535 55 55

56 1338 - MEHMET ALİ KARATAŞ 8 / I 16 2 15.33 5 0 5.00 7 3 6.00 9 1 8.67 12 1 11.67 13 3 12.00 62.00 10.00 58.67 393.575 2651 540 56 56

57 355 - SÜMEYYE ALTAN 8 / K 16 4 14.67 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 13 5 11.33 11 8 8.33 68.00 19.00 61.66 389.546 2804 567 57 57

58 1412 - ÖMER FARUK KOLAT 8 / D 13 4 11.67 6 2 5.33 6 0 6.00 9 0 9.00 12 2 11.33 16 4 14.67 62.00 12.00 58.00 388.603 2841 575 58 58

59 1467 - ALİ ERTAŞ 8 / F 16 2 15.33 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 11 5 9.33 13 7 10.67 67.00 17.00 61.33 387.916 2869 580 59 59

60 460 - ENES KAYRA GÜLLÜ 8 / F 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 8 6.33 15 4 13.67 68.00 18.00 62.00 386.929 2909 586 60 60

61 21 - TUĞRUL PELİSTER 8 / D 15 4 13.67 6 4 4.67 7 3 6.00 8 2 7.33 13 6 11.00 15 5 13.33 64.00 24.00 56.00 386.135 2939 589 61 61

62 0 - KAYRA DEMİR 8 / L 15 5 13.33 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 9 3 8.00 15 5 13.33 67.00 15.00 61.99 385.969 2949 592 62 62

63 1598 - YAKUP KUL 8 / H 17 3 16.00 7 3 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 6 1 5.67 18 2 17.33 62.00 15.00 57.00 384.038 3023 606 63 63

64 1297 - MEHMETERDEM TOPLU 8 / I 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 9 9 6.00 17 3 16.00 65.00 23.00 57.33 383.660 3032 607 64 64

65 1034 - KADİR BUĞRA REYHANLI 8 / A 16 4 14.67 6 4 4.67 8 2 7.33 10 0 10.00 12 6 10.00 13 6 11.00 65.00 22.00 57.67 382.780 3063 617 65 65

66 1049 - YUSUF UMUT BARUTCU 8 / A 17 2 16.33 6 4 4.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 2 6.33 15 5 13.33 64.00 14.00 59.33 382.170 3080 620 66 66

67 1559 - CEYLİN AKAR 8 / K 15 5 13.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 4 8.67 13 7 10.67 67.00 17.00 61.34 381.954 3089 623 67 67

68 270 - TUANA KAHVECİ 8 / D 19 1 18.67 9 0 9.00 10 0 10.00 5 5 3.33 9 3 8.00 11 8 8.33 63.00 17.00 57.33 381.029 3117 625 68 68
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Genel Ortalama 12.41 5.77 10.49 6.00 2.86 5.05 7.14 2.24 6.40 5.46 2.30 4.69 6.29 4.45 4.81 10.29 6.34 8.18 47.59 23.94 39.61 321.720

Okul Ortalaması 12.46 5.86 10.50 6.24 2.81 5.30 7.13 2.13 6.42 6.09 2.08 5.39 6.68 4.18 5.29 10.81 6.97 8.49 49.40 24.03 41.39 326.810

69 1041 - İLKER TÜLEK 8 / A 17 3 16.00 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 13 6 11.00 62.00 17.00 56.34 380.122 3144 627 69 69

70 1470 - KAYRA KAYACI 8 / H 16 3 15.00 8 2 7.33 9 1 8.67 0 0 0.00 9 1 8.67 15 4 13.67 57.00 11.00 53.34 379.495 3167 632 70 70

71 462 - HASAN EFE ÇİFTÇİ 8 / K 17 3 16.00 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 12 5 10.33 10 10 6.67 65.00 22.00 57.67 378.768 3189 638 71 71

72 1551 - ELİF NAZ ÇETİN 8 / B 14 5 12.33 10 0 10.00 7 3 6.00 8 2 7.33 12 2 11.33 12 7 9.67 63.00 19.00 56.66 378.578 3190 639 72 72

73 613 - MİRAÇ DEMİRKAN 8 / K 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 7 7.67 13 7 10.67 66.00 21.00 59.02 377.625 3225 644 73 73

74 52 - ÖZLEM BADEM 8 / C 18 1 17.67 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 4 2 3.33 15 5 13.33 64.00 11.00 60.33 377.484 3234 645 74 74

75 659 - SİNEM UÇAN 8 / L 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 7 4 5.67 13 7 10.67 66.00 15.00 61.01 377.268 3247 649 75 75

76 1339 - HAKAN KÜÇÜK 8 / K 10 10 6.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 14 6 12.00 15 5 13.33 66.00 24.00 58.00 377.201 3251 650 76 76

77 1860 - MERT HARUN ASLANTÜRK8 / I 18 1 17.67 7 3 6.00 9 1 8.67 6 1 5.67 5 3 4.00 16 4 14.67 61.00 13.00 56.68 376.836 3261 653 77 77

78 505 - EZEL ORAK 8 / E 15 4 13.67 6 4 4.67 9 1 8.67 6 2 5.33 10 3 9.00 14 5 12.33 60.00 19.00 53.67 374.174 3354 666 78 78

79 1225 - YUNUS BODUR 8 / H 14 6 12.00 5 5 3.33 9 1 8.67 9 1 8.67 12 5 10.33 13 5 11.33 62.00 23.00 54.33 373.076 3387 673 79 79

80 238 - YUSUF ÖLMEZ 8 / A 4 16 -1.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 17 3 16.00 16 4 14.67 65.00 25.00 56.68 372.837 3394 675 80 80

81 1563 - SEMİH YAZICI 8 / K 16 3 15.00 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 13 7 10.67 10 10 6.67 63.00 26.00 54.34 372.263 3420 676 81 81

82 23 - AHMET ALTIN AS 8 / K 15 5 13.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 10 8 7.33 13 6 11.00 65.00 22.00 57.66 372.205 3426 678 82 82

83 1754 - KENAN EFE ÖZTEPE 8 / H 17 2 16.33 10 0 10.00 9 0 9.00 8 0 8.00 6 2 5.33 12 6 10.00 62.00 10.00 58.66 372.104 3431 679 83 83

84 530 - ELİF İREM YILDIRIM 8 / D 14 4 12.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 6 4 4.67 15 5 13.33 65.00 13.00 60.67 371.617 3453 683 84 84

85 1567 - SAİME ECRİN ŞEKER 8 / D 18 2 17.33 6 4 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 9 7 6.67 13 7 10.67 62.00 24.00 54.00 371.611 3454 684 85 85

86 1300 - EREN NURİ BALCI 8 / K 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 8 7 5.67 14 6 12.00 63.00 22.00 55.67 371.516 3456 685 86 86

87 407 - YUSUF BERK DOĞAN 8 / G 17 0 17.00 10 0 10.00 9 0 9.00 0 0 0.00 7 0 7.00 11 3 10.00 54.00 3.00 53.00 370.900 3482 691 87 87

88 655 - TUNAY OL UNER 8 / D 14 4 12.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 0 9.00 8 1 7.67 13 5 11.33 61.00 13.00 56.67 370.350 3499 693 88 88

89 1491 - SALİH ALTUNBEY 8 / D 12 8 9.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 11 5 9.33 14 6 12.00 64.00 22.00 56.66 370.105 3512 695 89 89

90 404 - MEHMET TUNA BAŞ 8 / D 16 4 14.67 5 4 3.67 9 1 8.67 10 0 10.00 5 3 4.00 16 3 15.00 61.00 15.00 56.01 368.658 3572 710 90 90

91 1289 - ECRİN KARACAN 8 / E 16 4 14.67 7 3 6.00 9 1 8.67 7 2 6.33 7 1 6.67 13 5 11.33 59.00 16.00 53.67 366.851 3650 722 91 91
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Genel Ortalama 12.41 5.77 10.49 6.00 2.86 5.05 7.14 2.24 6.40 5.46 2.30 4.69 6.29 4.45 4.81 10.29 6.34 8.18 47.59 23.94 39.61 321.720

Okul Ortalaması 12.46 5.86 10.50 6.24 2.81 5.30 7.13 2.13 6.42 6.09 2.08 5.39 6.68 4.18 5.29 10.81 6.97 8.49 49.40 24.03 41.39 326.810

92 1795 - ATEŞ ASLAN 8 / C 17 3 16.00 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 3 8.00 10 10 6.67 62.00 20.00 55.34 366.818 3652 723 92 92

93 1223 - AZRA ÇAKIR 8 / D 14 5 12.33 7 3 6.00 9 1 8.67 9 0 9.00 7 2 6.33 14 3 13.00 60.00 14.00 55.33 366.243 3666 725 93 93

94 388 - PEMBENUR YAYLA 8 / K 14 6 12.00 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 10 8 7.33 14 6 12.00 63.00 25.00 54.66 366.179 3668 727 94 94

95 1139 - EMİR ARDA GÜL 8 / G 13 7 10.67 9 1 8.67 10 0 10.00 5 5 3.33 10 4 8.67 14 6 12.00 61.00 23.00 53.34 366.097 3676 729 95 95

96 1079 - ALİ EYMEN 8 / A 17 3 16.00 10 0 10.00 9 0 9.00 8 0 8.00 4 3 3.00 13 4 11.67 61.00 10.00 57.67 365.579 3699 732 96 96

97 1673 - KAYRA DEMİREL 8 / H 18 2 17.33 9 0 9.00 10 0 10.00 7 2 6.33 2 1 1.67 14 4 12.67 60.00 9.00 57.00 365.344 3708 735 97 97

98 1647 - MUHAMED MİRAY 8 / K 15 5 13.33 8 2 7.33 7 3 6.00 8 1 7.67 13 7 10.67 10 9 7.00 61.00 27.00 52.00 365.069 3715 737 98 98

99 1752 - HAMZA GÜNDOĞDU 8 / G 15 5 13.33 10 0 10.00 10 0 10.00 0 1 -0.33 5 4 3.67 16 1 15.67 56.00 11.00 52.34 362.454 3818 754 99 99

100 535 - HAZAL UĞUR 8 / C 18 2 17.33 9 1 8.67 9 0 9.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 10 5.67 61.00 17.00 55.34 361.877 3836 759 100 100

101 1239 - SAMİ KADİR AYAN 8 / C 14 6 12.00 9 1 8.67 10 0 10.00 6 4 4.67 11 5 9.33 11 9 8.00 61.00 25.00 52.67 361.728 3841 760 101 101

102 1302 - CAN KARA 8 / F 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 10 6.67 11 8 8.33 63.00 26.00 54.34 361.655 3844 761 102 102

103 1365 - ELİF YAZGAÇ 8 / D 10 9 7.00 9 0 9.00 8 2 7.33 8 2 7.33 11 4 9.67 14 4 12.67 60.00 21.00 53.00 361.218 3855 764 103 103

104 1318 - BEDRİYE EVCİN 8 / F 15 5 13.33 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 6 5 4.33 14 4 12.67 61.00 18.00 54.99 360.738 3880 768 104 104

105 148 - KÜBRA BADEM 8 / C 16 3 15.00 4 3 3.00 8 2 7.33 7 2 6.33 9 2 8.33 11 6 9.00 55.00 18.00 48.99 359.973 3910 773 105 105

106 1134 - OSMAN EMİR KESKİN 8 / B 15 5 13.33 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 4 6 2.00 15 4 13.67 62.00 17.00 56.33 357.560 3987 786 106 106

107 205 - EYMEN KIRIM LUFFY 8 / K 11 9 8.00 9 1 8.67 9 1 8.67 6 4 4.67 13 7 10.67 12 7 9.67 60.00 29.00 50.35 356.612 4033 795 107 107

108 549 - YUSUF ERDOĞDU 8 / B 15 4 13.67 4 5 2.33 8 2 7.33 9 0 9.00 7 0 7.00 12 5 10.33 55.00 16.00 49.66 355.989 4062 796 108 108

109 1115 - ZEHRA EREN 8 / B 16 3 15.00 8 1 7.67 9 1 8.67 10 0 10.00 6 7 3.67 12 7 9.67 61.00 19.00 54.68 355.807 4071 799 109 109

110 1265 - ÖMERRHAMİDOĞLU 8 / D 14 6 12.00 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 8 7 5.67 12 7 9.67 61.00 23.00 53.34 353.429 4166 813 110 110

111 58 - ARDA KALKAN 8 / G 12 8 9.33 9 1 8.67 10 0 10.00 6 4 4.67 10 5 8.33 12 7 9.67 59.00 25.00 50.67 352.594 4189 816 111 111

112 1883 - SAMET ALTAY KIDİL 8 / K 17 3 16.00 6 4 4.67 9 1 8.67 7 3 6.00 6 7 3.67 13 7 10.67 58.00 25.00 49.68 352.007 4217 819 112 112

113 1240 - NASUH ÇATALBAŞ 8 / F 14 1 13.67 9 1 8.67 10 0 10.00 3 0 3.00 5 1 4.67 12 5 10.33 53.00 8.00 50.34 351.523 4228 821 113 113

114 1174 - NUR BİLİCİ 8 / I 15 4 13.67 6 3 5.00 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 12 8 9.33 56.00 22.00 48.67 349.973 4298 829 114 114
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 12.41 5.77 10.49 6.00 2.86 5.05 7.14 2.24 6.40 5.46 2.30 4.69 6.29 4.45 4.81 10.29 6.34 8.18 47.59 23.94 39.61 321.720

Okul Ortalaması 12.46 5.86 10.50 6.24 2.81 5.30 7.13 2.13 6.42 6.09 2.08 5.39 6.68 4.18 5.29 10.81 6.97 8.49 49.40 24.03 41.39 326.810

115 181 - CANSU DİZMAN 8 / L 15 3 14.00 5 4 3.67 7 0 7.00 0 2 -0.67 5 4 3.67 17 3 16.00 49.00 16.00 43.67 349.284 4329 835 115 115

116 261 - AHMET EFE DEMİR 8 / I 12 6 10.00 1 0 1.00 6 4 4.67 5 3 4.00 11 3 10.00 14 6 12.00 49.00 22.00 41.67 348.139 4384 844 116 116

117 1065 - RIZA AKSU 8 / A 15 3 14.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 1 6 -1.00 15 3 14.00 59.00 14.00 54.34 346.845 4435 849 117 117

118 1878 - BETÜL ÖZTEKİN 8 / F 16 4 14.67 5 5 3.33 10 0 10.00 10 0 10.00 5 5 3.33 12 8 9.33 58.00 22.00 50.66 346.045 4481 858 118 118

119 1255 - UTKU BÜYÜKARSLAN 8 / H 15 5 13.33 9 1 8.67 9 1 8.67 4 6 2.00 8 3 7.00 10 10 6.67 55.00 26.00 46.34 344.311 4550 871 119 119

120 335 - FURKAN EFE KKLCN 8 / G 15 5 13.33 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 4 1 3.67 13 5 11.33 54.00 19.00 47.66 343.886 4572 877 120 120

121 1651 - AZRA HASAY 8 / D 10 7 7.67 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 9 5 7.33 13 6 11.00 56.00 24.00 48.00 343.331 4594 879 121 121

122 0 - ERKUT KÖYLÜBAY 8 / B 15 2 14.33 8 2 7.33 9 1 8.67 0 0 0.00 5 0 5.00 12 8 9.33 49.00 13.00 44.66 342.841 4618 883 122 122

123 1217 - MERVE KAYA 8 / I 14 3 13.00 7 1 6.67 4 1 3.67 8 1 7.67 6 1 5.67 11 5 9.33 50.00 12.00 46.01 342.754 4621 884 123 123

124 1183 - İLKER YILDIZ 8 / C 14 4 12.67 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 0 7.00 8 8 5.33 54.00 17.00 48.34 341.978 4650 886 124 124

125 1728 - TÜRKALP KÖSE 8 / L 16 4 14.67 7 3 6.00 9 1 8.67 3 0 3.00 2 2 1.33 14 4 12.67 51.00 14.00 46.34 340.648 4703 898 125 125

126 1155 - VOLKAN BAŞDAŞ 8 / A 14 6 12.00 9 1 8.67 9 1 8.67 6 0 6.00 5 1 4.67 11 8 8.33 54.00 17.00 48.34 339.849 4739 905 126 126

127 1241 - MİRAY ÇAVDAR 8 / C 16 4 14.67 7 1 6.67 5 1 4.67 6 0 6.00 5 2 4.33 11 7 8.67 50.00 15.00 45.01 339.454 4761 907 127 127

128 1284 - MİRAÇ UZUNPINAR 8 / F 12 5 10.33 8 1 7.67 10 0 10.00 6 2 5.33 8 7 5.67 11 7 8.67 55.00 22.00 47.67 338.950 4790 913 128 128

129 1634 - İREM GÜVENÇ 8 / L 15 5 13.33 6 4 4.67 8 2 7.33 9 1 8.67 10 7 7.67 8 12 4.00 56.00 31.00 45.67 338.242 4827 921 129 129

130 710 - BAHAR MURADOVA 8 / F 15 5 13.33 5 5 3.33 9 1 8.67 9 1 8.67 5 5 3.33 12 8 9.33 55.00 25.00 46.66 336.563 4907 928 130 130

131 1273 - YUNUS EMRE SEVİNÇ 8 / K 14 6 12.00 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 8 11 4.33 12 8 9.33 57.00 32.00 46.33 336.543 4910 930 131 131

132 392 - YAĞIZ ÇAPAN 8 / I 14 6 12.00 5 5 3.33 5 5 3.33 7 3 6.00 3 3 2.00 17 3 16.00 51.00 25.00 42.66 336.455 4913 932 132 132

133 135 - BETÜL YILMAZ 8 / L 13 7 10.67 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 4 6.67 9 11 5.33 56.00 26.00 47.33 335.473 4962 941 133 133

134 969 - ECE KÖSE 8 / A 14 6 12.00 6 4 4.67 8 2 7.33 10 0 10.00 7 7 4.67 11 9 8.00 56.00 28.00 46.67 335.150 4975 943 134 134

135 0 - RAYEN KASSAB 8 / K 11 9 8.00 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 11 9 8.00 12 8 9.33 55.00 35.00 43.33 334.921 4983 945 135 135

136 1755 - TAHA YASİN AKYOL 8 / H 14 6 12.00 9 1 8.67 9 1 8.67 4 6 2.00 8 5 6.33 9 8 6.33 53.00 27.00 44.00 334.583 5003 950 136 136

137 290 - HİRA YAZICI 8 / L 10 10 6.67 5 4 3.67 7 3 6.00 10 0 10.00 10 4 8.67 11 8 8.33 53.00 29.00 43.34 331.123 5169 982 137 137
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Genel Ortalama 12.41 5.77 10.49 6.00 2.86 5.05 7.14 2.24 6.40 5.46 2.30 4.69 6.29 4.45 4.81 10.29 6.34 8.18 47.59 23.94 39.61 321.720

Okul Ortalaması 12.46 5.86 10.50 6.24 2.81 5.30 7.13 2.13 6.42 6.09 2.08 5.39 6.68 4.18 5.29 10.81 6.97 8.49 49.40 24.03 41.39 326.810

138 1199 - KAYRA ÜSTÜN 8 / C 16 4 14.67 8 1 7.67 8 0 8.00 8 1 7.67 4 5 2.33 9 8 6.33 53.00 19.00 46.67 330.962 5178 983 138 138

139 217 - EFET AHİR BAYRAKCI 8 / K 11 9 8.00 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 9 6 7.00 10 10 6.67 54.00 31.00 43.67 327.246 5350 1007 139 139

140 1658 - BERKE YİĞİT UYUR 8 / H 18 2 17.33 6 1 5.67 7 1 6.67 4 1 3.67 2 5 0.33 11 9 8.00 48.00 19.00 41.67 325.854 5411 1017 140 140

141 373 - EZEL HAVVA ÇAVUŞ 8 / G 12 8 9.33 8 2 7.33 9 1 8.67 6 0 6.00 5 1 4.67 11 9 8.00 51.00 21.00 44.00 325.803 5415 1019 141 141

142 1119 - MEHMETHAN NALBANTOGLU8 / B 11 6 9.00 6 3 5.00 2 6 0.00 6 1 5.67 6 3 5.00 14 3 13.00 45.00 22.00 37.67 325.205 5443 1022 142 142

143 643 - SALİH HAŞİM KAYALI 8 / E 13 6 11.00 7 3 6.00 9 1 8.67 3 4 1.67 6 6 4.00 12 8 9.33 50.00 28.00 40.67 325.065 5450 1023 143 143

144 184 - NUR SALİH 8 / F 12 6 10.00 3 1 2.67 7 3 6.00 10 0 10.00 4 3 3.00 12 3 11.00 48.00 16.00 42.67 324.406 5482 1030 144 144

145 226 - ÇAĞAN ÖSMEN 8 / I 14 6 12.00 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 2 4 0.67 14 6 12.00 51.00 25.00 42.67 324.350 5489 1032 145 145

146 720 - ENSAR YARDIM 8 / F 13 1 12.67 8 2 7.33 9 1 8.67 0 0 0.00 6 3 5.00 7 4 5.67 43.00 11.00 39.34 322.825 5573 1047 146 146

147 1330 - EMİR YILMAZ 8 / F 15 4 13.67 8 2 7.33 7 2 6.33 5 3 4.00 3 2 2.33 10 9 7.00 48.00 22.00 40.66 320.585 5693 1065 147 147

148 531 - BERİL ULUTAY 8 / F 13 5 11.33 3 1 2.67 7 3 6.00 10 0 10.00 3 1 2.67 10 3 9.00 46.00 13.00 41.67 320.576 5694 1066 148 148

149 196 - DENİZ GÖKTAŞ 8 / I 13 3 12.00 9 0 9.00 10 0 10.00 5 2 4.33 0 0 0.00 10 3 9.00 47.00 8.00 44.33 319.795 5737 1074 149 149

150 1148 - SUDE GÜNEY 8 / D 17 3 16.00 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 3 1 2.67 11 9 8.00 45.00 29.00 35.33 319.738 5738 1075 150 150

151 1221 - ZEYNEP S ÇAKIR 8 / B 14 4 12.67 4 2 3.33 9 1 8.67 4 0 4.00 4 2 3.33 10 8 7.33 45.00 17.00 39.33 319.584 5744 1076 151 151

152 1407 - RANA YAREN KOYN 8 / L 15 5 13.33 7 2 6.33 7 3 6.00 1 3 0.00 4 5 2.33 12 8 9.33 46.00 26.00 37.32 319.519 5750 1077 152 152

153 1167 - MEHMET EMİN YILDIZHAN8 / C 11 6 9.00 5 0 5.00 9 1 8.67 1 2 0.33 5 2 4.33 12 5 10.33 43.00 16.00 37.66 318.772 5793 1081 153 153

154 1109 - HASAN AKKOYUN 8 / F 12 6 10.00 7 2 6.33 7 3 6.00 6 4 4.67 3 2 2.33 13 7 10.67 48.00 24.00 40.00 318.495 5812 1084 154 154

155 223 - KAYRA BOYU 8 / H 13 7 10.67 10 0 10.00 6 4 4.67 3 7 0.67 6 5 4.33 10 8 7.33 48.00 31.00 37.67 316.895 5900 1099 155 155

156 1577 - FURKANARDA DOĞAN 8 / I 12 6 10.00 4 1 3.67 9 1 8.67 10 0 10.00 3 1 2.67 9 4 7.67 47.00 13.00 42.68 316.807 5906 1100 156 156

157 19 - AHMET BUĞRA KARATEPE 8 / L 9 6 7.00 2 3 1.00 7 2 6.33 8 0 8.00 5 1 4.67 12 3 11.00 43.00 15.00 38.00 315.444 5978 1114 157 157

158 414 - MAHMUTS AMİ EKİNCİ 8 / D 14 6 12.00 3 2 2.33 3 2 2.33 5 5 3.33 8 3 7.00 7 4 5.67 40.00 22.00 32.66 315.229 5986 1115 158 158

159 168 - BOZAN FAYDALI 8 / K 8 12 4.00 10 0 10.00 7 3 6.00 7 3 6.00 8 7 5.67 12 8 9.33 52.00 33.00 41.00 315.104 5996 1117 159 159

160 1172 - RAHMAN EGE BALOTA 8 / C 12 8 9.33 6 4 4.67 7 3 6.00 8 1 7.67 8 7 5.67 9 11 5.33 50.00 34.00 38.67 314.002 6046 1125 160 160
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Genel Ortalama 12.41 5.77 10.49 6.00 2.86 5.05 7.14 2.24 6.40 5.46 2.30 4.69 6.29 4.45 4.81 10.29 6.34 8.18 47.59 23.94 39.61 321.720

Okul Ortalaması 12.46 5.86 10.50 6.24 2.81 5.30 7.13 2.13 6.42 6.09 2.08 5.39 6.68 4.18 5.29 10.81 6.97 8.49 49.40 24.03 41.39 326.810

161 1662 - BERFU ELA UYUR 8 / L 14 4 12.67 6 4 4.67 7 1 6.67 9 1 8.67 5 10 1.67 9 10 5.67 50.00 30.00 40.02 311.325 6158 1138 161 161

162 1650 - MİKAEL VAROL 8 / L 13 4 11.67 3 4 1.67 7 1 6.67 1 4 -0.33 5 5 3.33 11 5 9.33 40.00 23.00 32.34 310.201 6228 1152 162 162

163 0 - FEHMİ 8 / K 11 6 9.00 6 3 5.00 8 2 7.33 7 3 6.00 7 6 5.00 9 11 5.33 48.00 31.00 37.66 309.782 6245 1153 163 163

164 1316 - ELA TOSUN 8 / L 10 7 7.67 0 0 0.00 6 2 5.33 10 0 10.00 5 2 4.33 10 2 9.33 41.00 13.00 36.66 309.712 6248 1155 164 164

165 1347 - ATAKAN YILMAZ 8 / F 12 5 10.33 7 3 6.00 7 3 6.00 6 4 4.67 2 3 1.00 12 7 9.67 46.00 25.00 37.67 308.971 6287 1162 165 165

166 1934 - BANU ATMACA 8 / C 11 3 10.00 9 1 8.67 9 0 9.00 10 0 10.00 0 1 -0.33 9 7 6.67 48.00 12.00 44.01 307.968 6346 1173 166 166

167 1133 - BARİŞ KÖSE 8 / L 7 6 5.00 6 1 5.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 3 7.00 8 11 4.33 47.00 23.00 39.34 307.771 6360 1176 167 167

168 540 - MEHMET ASAF ÖZDEMİR 8 / C 12 7 9.67 6 4 4.67 7 3 6.00 8 2 7.33 3 0 3.00 10 10 6.67 46.00 26.00 37.34 306.693 6412 1184 168 168

169 1287 - YAĞMUR ŞANLIOĞLU 8 / E 11 5 9.33 7 1 6.67 4 6 2.00 4 3 3.00 7 3 6.00 8 7 5.67 41.00 25.00 32.67 306.672 6413 1185 169 169

170 1242 - YAVUZ KUŞ 8 / C 12 6 10.00 5 1 4.67 6 4 4.67 3 3 2.00 6 3 5.00 8 5 6.33 40.00 22.00 32.67 306.266 6427 1187 170 170

171 695 - BEDİRHAN BOZKURT 8 / E 12 6 10.00 8 0 8.00 7 3 6.00 4 3 3.00 0 2 -0.67 13 7 10.67 44.00 21.00 37.00 304.296 6545 1204 171 171

172 5 - ABDULLAH EMİR COŞKUN 8 / F 11 9 8.00 6 4 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 1 3 0.00 15 5 13.33 44.00 30.00 34.00 302.127 6650 1222 172 172

173 445 - YUNUS EMRE SEVİNÇHAN 8 / F 10 8 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 2 1 1.67 1 1 0.67 13 5 11.33 42.00 19.00 35.66 301.951 6661 1225 173 173

174 0 - AHMET MELİH BOSTANCI 8 / A 7 11 3.33 5 5 3.33 10 0 10.00 6 3 5.00 7 8 4.33 12 7 9.67 47.00 34.00 35.66 300.477 6736 1237 174 174

175 218 - EFE YÖNEY J 8 / H 12 5 10.33 4 0 4.00 7 2 6.33 3 2 2.33 4 2 3.33 9 9 6.00 39.00 20.00 32.32 300.260 6742 1239 175 175

176 599 - MERVE SARIMAN 8 / L 14 5 12.33 1 4 -0.33 7 1 6.67 9 1 8.67 4 5 2.33 8 11 4.33 43.00 27.00 34.00 299.275 6782 1244 176 176

177 200 - İREM ORTAKCI 8 / A 16 3 15.00 5 5 3.33 10 0 10.00 8 2 7.33 1 5 -0.67 7 13 2.67 47.00 28.00 37.66 299.085 6796 1247 177 177

178 663 - SUDE NAZ ÜNAL 8 / H 10 5 8.33 5 2 4.33 5 2 4.33 8 0 8.00 3 2 2.33 8 2 7.33 39.00 13.00 34.65 298.180 6859 1257 178 178

179 151 - AHMET ÖZYURT 8 / F 11 4 9.67 7 3 6.00 7 2 6.33 4 3 3.00 5 7 2.67 8 9 5.00 42.00 28.00 32.67 295.357 6995 1275 179 179

180 678 - YUSUF KOCAKAYA 8 / E 11 8 8.33 4 3 3.00 7 2 6.33 3 3 2.00 2 2 1.33 12 7 9.67 39.00 25.00 30.66 293.944 7065 1283 180 180

181 38 - ARDA BİÇE 8 / G 8 11 4.33 5 4 3.67 6 4 4.67 10 0 10.00 7 0 7.00 7 11 3.33 43.00 30.00 33.00 293.053 7107 1292 181 181

182 1534 - EYMEN KÖPRÜLÜ 8 / F 11 3 10.00 3 7 0.67 7 3 6.00 5 5 3.33 1 5 -0.67 13 6 11.00 40.00 29.00 30.33 292.818 7117 1293 182 182

183 458 - KEREM KOÇ 8 / E 9 11 5.33 7 3 6.00 9 1 8.67 3 0 3.00 3 2 2.33 11 9 8.00 42.00 26.00 33.33 291.843 7160 1299 183 183
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 12.41 5.77 10.49 6.00 2.86 5.05 7.14 2.24 6.40 5.46 2.30 4.69 6.29 4.45 4.81 10.29 6.34 8.18 47.59 23.94 39.61 321.720

Okul Ortalaması 12.46 5.86 10.50 6.24 2.81 5.30 7.13 2.13 6.42 6.09 2.08 5.39 6.68 4.18 5.29 10.81 6.97 8.49 49.40 24.03 41.39 326.810

184 627 - NAZLI NERGİZ TABAK 8 / K 13 7 10.67 6 4 4.67 6 4 4.67 9 1 8.67 0 0 0.00 9 11 5.33 43.00 27.00 34.01 290.684 7216 1310 184 184

185 1000 - ECRİN ÜZÜM 8 / A 13 5 11.33 7 3 6.00 6 4 4.67 1 5 -0.67 4 12 0.00 10 7 7.67 41.00 36.00 29.00 290.300 7230 1313 185 185

186 0 - ESİN KAY ŞÇI 8 / F 13 5 11.33 2 7 -0.33 4 2 3.33 7 1 6.67 0 0 0.00 11 8 8.33 37.00 23.00 29.33 290.080 7243 1316 186 186

187 1531 - ERDOĞAN YILDIZ 8 / L 10 9 7.00 6 4 4.67 5 3 4.00 9 1 8.67 5 3 4.00 8 12 4.00 43.00 32.00 32.34 289.911 7251 1318 187 187

188 534 - NİSANUR YANKU 8 / F 11 4 9.67 4 1 3.67 6 0 6.00 5 0 5.00 3 2 2.33 6 5 4.33 35.00 12.00 31.00 289.457 7277 1322 188 188

189 1627 - YUSUF GÜL 8 / L 12 6 10.00 8 1 7.67 6 1 5.67 3 0 3.00 2 3 1.00 6 4 4.67 37.00 15.00 32.01 289.124 7298 1323 189 189

190 227 - NİSA ÇİL 8 / G 8 7 5.67 4 6 2.00 4 1 3.67 7 3 6.00 2 1 1.67 13 7 10.67 38.00 25.00 29.68 288.614 7319 1325 190 190

191 1553 - MEHMET ÖLMEZ 8 / C 6 8 3.33 4 6 2.00 9 1 8.67 8 2 7.33 9 5 7.33 7 13 2.67 43.00 35.00 31.33 288.117 7343 1328 191 191

192 899 - DORUK SELİM KURUOGLU 8 / A 11 9 8.00 2 7 -0.33 8 2 7.33 10 0 10.00 1 0 1.00 10 10 6.67 42.00 28.00 32.67 287.646 7374 1336 192 192

193 1235 - ZEYNEP UR 8 / A 11 9 8.00 6 3 5.00 7 3 6.00 10 0 10.00 1 3 0.00 8 7 5.67 43.00 25.00 34.67 286.379 7436 1343 193 193

194 350 - MEHMET ALİ TATAR 8 / K 12 8 9.33 5 5 3.33 9 1 8.67 8 2 7.33 6 11 2.33 6 14 1.33 46.00 41.00 32.32 284.453 7532 1357 194 194

195 644 - SAMET EFE DALGIÇ 8 / I 11 8 8.33 2 6 0.00 5 3 4.00 7 3 6.00 4 8 1.33 10 8 7.33 39.00 36.00 26.99 281.925 7671 1376 195 195

196 1450 - HALİL TURAN 8 / D 9 11 5.33 2 2 1.33 7 2 6.33 0 0 0.00 3 3 2.00 12 6 10.00 33.00 24.00 24.99 280.742 7730 1387 196 196

197 1210 - KEREM ÇOBAN 8 / L 10 6 8.00 6 3 5.00 7 1 6.67 0 0 0.00 0 5 -1.67 12 6 10.00 35.00 21.00 28.00 280.356 7745 1389 197 197

198 567 - SUDEN TUA A YILMAZ 8 / H 15 3 14.00 5 5 3.33 3 7 0.67 3 6 1.00 2 6 0.00 8 11 4.33 36.00 38.00 23.33 279.254 7809 1395 198 198

199 1336 - HİRA NAS SANCAKLI 8 / L 5 14 0.33 7 3 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 7 5 5.33 10 10 6.67 41.00 40.00 27.66 278.078 7869 1404 199 199

200 722 - MUHAMMED SALGAR 8 / E 12 8 9.33 6 4 4.67 8 2 7.33 2 4 0.67 2 6 0.00 9 11 5.33 39.00 35.00 27.33 277.980 7878 1407 200 200

201 329 - BASEL TÜRKMENOĞLU 8 / E 13 7 10.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 2 6 0.00 2 10 -1.33 12 7 9.67 37.00 42.00 23.01 277.608 7899 1412 201 201

202 645 - CEREN GÜL 8 / G 10 10 6.67 3 6 1.00 6 3 5.00 7 3 6.00 4 0 4.00 6 8 3.33 36.00 30.00 26.00 277.234 7920 1417 202 202

203 1354 - MUHAMMED SEMİH TUNCEL8 / E 9 11 5.33 7 3 6.00 8 2 7.33 6 1 5.67 0 0 0.00 10 10 6.67 40.00 27.00 31.00 277.232 7921 1418 203 203

204 342 - GÖKHAN YALÇIN 8 / H 6 13 1.67 6 2 5.33 7 2 6.33 8 2 7.33 1 1 0.67 12 7 9.67 40.00 27.00 31.00 276.925 7934 1421 204 204

205 154 - MERVE ÜZEL 8 / L 11 8 8.33 5 5 3.33 6 4 4.67 1 0 1.00 6 3 5.00 5 12 1.00 34.00 32.00 23.33 276.120 7982 1425 205 205

206 1575 - BÜNYAMİN YEŞİLYER 8 / L 11 4 9.67 3 4 1.67 5 3 4.00 7 0 7.00 2 12 -2.00 9 6 7.00 37.00 29.00 27.34 274.119 8087 1439 206 206
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Genel Ortalama 12.41 5.77 10.49 6.00 2.86 5.05 7.14 2.24 6.40 5.46 2.30 4.69 6.29 4.45 4.81 10.29 6.34 8.18 47.59 23.94 39.61 321.720

Okul Ortalaması 12.46 5.86 10.50 6.24 2.81 5.30 7.13 2.13 6.42 6.09 2.08 5.39 6.68 4.18 5.29 10.81 6.97 8.49 49.40 24.03 41.39 326.810

207 1157 - NİL KEVSER TAPAR 8 / C 11 8 8.33 4 2 3.33 8 2 7.33 0 0 0.00 3 5 1.33 7 8 4.33 33.00 25.00 24.65 273.480 8125 1445 207 207

208 453 - FERDİ H *İN 8 / G 8 10 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 1 6 -1.00 8 5 6.33 41.00 27.00 31.99 273.384 8129 1446 208 208

209 1319 - ÖMER EMİN SANCAK 8 / F 11 9 8.00 5 5 3.33 7 3 6.00 3 7 0.67 0 0 0.00 10 10 6.67 36.00 34.00 24.67 273.078 8149 1448 209 209

210 687 - ZEYNEP BALATA 8 / H 10 8 7.33 4 5 2.33 7 2 6.33 2 8 -0.67 1 4 -0.33 11 7 8.67 35.00 34.00 23.66 272.999 8153 1449 210 210

211 521 - ZEHRANUR TOKA 8 / F 9 8 6.33 6 4 4.67 4 5 2.33 8 0 8.00 1 9 -2.00 11 6 9.00 39.00 32.00 28.33 272.554 8180 1450 211 211

212 469 - IRMAK YAMAN 8 / L 11 4 9.67 0 0 0.00 10 0 10.00 3 7 0.67 5 5 3.33 3 10 -0.33 32.00 26.00 23.34 270.814 8266 1461 212 212

213 472 - EYLÜL GÖRÜCÜ 8 / H 9 7 6.67 4 4 2.67 7 3 6.00 4 3 3.00 3 3 2.00 7 9 4.00 34.00 29.00 24.34 270.119 8305 1467 213 213

214 758 - KERIM 8 / K 12 8 9.33 2 7 -0.33 4 6 2.00 8 2 7.33 3 7 0.67 8 11 4.33 37.00 41.00 23.33 269.492 8335 1472 214 214

215 1120 - ARDA ÖZKADAM 8 / C 12 7 9.67 2 4 0.67 2 1 1.67 7 3 6.00 2 10 -1.33 8 5 6.33 33.00 30.00 23.01 267.662 8424 1485 215 215

216 1426 - UMUT KARTAL 8 / L 12 8 9.33 10 0 10.00 7 3 6.00 8 2 7.33 0 0 0.00 3 17 -2.67 40.00 30.00 29.99 265.703 8518 1501 216 216

217 1636 - KIVANÇ EGE ŞİŞMAN 8 / L 9 11 5.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 8 3 7.00 6 14 1.33 33.00 48.00 16.99 265.469 8530 1502 217 217

218 508 - NİSA NACİR 8 / K 13 7 10.67 7 3 6.00 7 3 6.00 3 7 0.67 0 0 0.00 1 2 0.33 31.00 22.00 23.67 264.839 8558 1507 218 218

219 570 - İSMAİL KARAKOÇ 8 / G 5 6 3.00 7 3 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 6 2 5.33 4 16 -1.33 37.00 32.00 26.34 264.640 8574 1509 219 219

220 1568 - RÜYA ATICIOĞLU 8 / E 12 8 9.33 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 6 14 1.33 7 13 2.67 37.00 53.00 19.33 262.650 8680 1523 220 220

221 8 - ADEM UĞUR 8 / K 9 11 5.33 6 4 4.67 5 5 3.33 2 3 1.00 1 3 0.00 10 9 7.00 33.00 35.00 21.33 262.254 8701 1527 221 221

222 1649 - MUSTAFA ABU 8 / G 5 13 0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 2 2 1.33 12 8 9.33 6 14 1.33 33.00 49.00 16.66 262.113 8709 1528 222 222

223 1691 - MEDİNE DUMAN 8 / H 10 10 6.67 2 3 1.00 7 2 6.33 5 5 3.33 3 4 1.67 7 13 2.67 34.00 37.00 21.67 261.631 8727 1531 223 223

224 1198 - YUSUF SADİ ULUTAŞ 8 / A 8 12 4.00 4 6 2.00 8 2 7.33 0 0 0.00 1 0 1.00 10 10 6.67 31.00 30.00 21.00 261.240 8750 1533 224 224

225 164 - BİLAL DOĞAN 8 / E 12 8 9.33 3 7 0.67 4 6 2.00 1 2 0.33 2 3 1.00 8 12 4.00 30.00 38.00 17.33 261.188 8751 1534 225 225

226 625 - EREN IŞIK 8 / E 8 6 6.00 3 7 0.67 8 2 7.33 1 2 0.33 2 1 1.67 4 3 3.00 26.00 21.00 19.00 256.845 8947 1553 226 226

227 1290 - KADİR GÜL 8 / G 8 12 4.00 1 9 -2.00 1 5 -0.67 10 0 10.00 8 6 6.00 4 11 0.33 32.00 43.00 17.66 256.482 8966 1555 227 227

228 0 - ONUR KATIRCI 8 / B 7 9 4.00 10 0 10.00 1 6 -1.00 2 3 1.00 1 0 1.00 7 8 4.33 28.00 26.00 19.33 254.321 9065 1574 228 228

229 571 - BÜŞRA CAN 8 / I 9 9 6.00 5 5 3.33 6 4 4.67 1 0 1.00 0 2 -0.67 8 9 5.00 29.00 29.00 19.33 254.050 9080 1578 229 229
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Genel Ortalama 12.41 5.77 10.49 6.00 2.86 5.05 7.14 2.24 6.40 5.46 2.30 4.69 6.29 4.45 4.81 10.29 6.34 8.18 47.59 23.94 39.61 321.720

Okul Ortalaması 12.46 5.86 10.50 6.24 2.81 5.30 7.13 2.13 6.42 6.09 2.08 5.39 6.68 4.18 5.29 10.81 6.97 8.49 49.40 24.03 41.39 326.810

230 553 - İREMSU SARIAYDIN 8 / I 7 9 4.00 5 3 4.00 5 3 4.00 2 3 1.00 0 2 -0.67 9 6 7.00 28.00 26.00 19.33 253.717 9094 1579 230 230

231 1445 - ELİF KÜÇÜK 8 / C 9 11 5.33 6 4 4.67 6 4 4.67 5 4 3.67 2 2 1.33 2 3 1.00 30.00 28.00 20.67 252.854 9138 1583 231 231

232 579 - AHMET DEMİRPOLAT 8 / I 12 8 9.33 2 8 -0.67 10 0 10.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 6 14 1.33 37.00 53.00 19.33 251.590 9191 1591 232 232

233 1406 - DORUK YAZI 8 / I 12 5 10.33 6 4 4.67 7 2 6.33 7 3 6.00 1 10 -2.33 2 11 -1.67 35.00 35.00 23.33 250.858 9233 1598 233 233

234 1764 - TALHA ÇOBAN 8 / F 4 7 1.67 4 0 4.00 4 3 3.00 0 0 0.00 1 1 0.67 8 1 7.67 21.00 12.00 17.01 250.475 9251 1601 234 234

235 1580 - CANAN KÜÇÜKOĞLU 8 / G 8 11 4.33 4 6 2.00 2 1 1.67 7 3 6.00 0 2 -0.67 9 11 5.33 30.00 34.00 18.66 248.764 9333 1611 235 235

236 1918 - ECRİN BEREN DURDU 8 / I 11 9 8.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 4 6 2.00 2 3 1.00 2 7 -0.33 28.00 36.00 16.00 246.873 9425 1622 236 236

237 295 - SAMET KORUKLUOĞLU 8 / E 6 4 4.67 3 2 2.33 5 2 4.33 0 0 0.00 3 1 2.67 5 12 1.00 22.00 21.00 15.00 246.551 9446 1624 237 237

238 0 - YİĞİT DURAK 8 / E 7 4 5.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 17 -2.67 13 7 10.67 29.00 52.00 11.67 244.908 9517 1638 238 238

239 0 - ALPER ÖNDER 8 / B 0 0 0.00 10 0 10.00 0 0 0.00 9 1 8.67 0 0 0.00 7 10 3.67 26.00 11.00 22.34 244.584 9533 1640 239 239

240 615 - BİLAL YÖNEY 8 / L 12 7 9.67 0 10 -3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 28.00 51.00 11.00 244.579 9534 1641 240 240

241 0 - KAYRA CEMAL SEKBAN 8 / B 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 5 2 4.33 0 0 0.00 12 8 9.33 24.00 23.00 16.32 244.397 9546 1642 241 241

242 1400 - YUNU SEMRE ŞE N 8 / K 5 15 0.00 4 6 2.00 6 4 4.67 5 5 3.33 6 14 1.33 9 11 5.33 35.00 55.00 16.66 242.772 9626 1651 242 242

243 213 - HANİFE TEKİNER 8 / L 6 12 2.00 3 4 1.67 2 7 -0.33 9 1 8.67 3 8 0.33 8 11 4.33 31.00 43.00 16.67 240.888 9707 1664 243 243

244 1323 - EGEMEN BAYRAKTAR 8 / G 6 6 4.00 6 4 4.67 4 6 2.00 10 0 10.00 2 6 0.00 2 8 -0.67 30.00 30.00 20.00 239.927 9745 1671 244 244

245 1607 - ENES TAYAR 8 / L 6 12 2.00 5 5 3.33 10 0 10.00 0 4 -1.33 2 1 1.67 3 7 0.67 26.00 29.00 16.34 239.461 9757 1672 245 245

246 433 - GÖKTUĞ GÜDÜCÜ 8 / G 2 3 1.00 3 7 0.67 6 1 5.67 6 3 5.00 1 0 1.00 4 3 3.00 22.00 17.00 16.34 238.245 9802 1681 246 246

247 1244 - CRİSTİNA İUNUSOVA 8 / F 3 5 1.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 2 0 2.00 2 2 1.33 8 11 4.33 23.00 30.00 12.99 237.458 9835 1686 247 247

248 1298 - MUHAMMED HASAN 8 / F 8 7 5.67 4 3 3.00 8 1 7.67 0 0 0.00 0 5 -1.67 5 11 1.33 25.00 27.00 16.00 237.290 9841 1687 248 248

249 46 - EMİR TAHA DURMAZ 8 / L 8 7 5.67 0 0 0.00 3 7 0.67 0 0 0.00 4 9 1.00 5 8 2.33 20.00 31.00 9.67 236.773 9869 1688 249 249

250 1220 - KAYRA ŞEN 8 / C 10 10 6.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 5 9 2.00 5 15 0.00 28.00 56.00 9.34 236.751 9870 1689 250 250

251 1256 - KEREM DİRİK 8 / E 3 10 -0.33 4 3 3.00 6 3 5.00 0 1 -0.33 0 2 -0.67 10 8 7.33 23.00 27.00 14.00 235.956 9893 1691 251 251

252 231 - ELANUR DEMİR 8 / K 13 5 11.33 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 16 -1.33 18.00 30.00 8.00 235.666 9910 1693 252 252
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Genel Ortalama 12.41 5.77 10.49 6.00 2.86 5.05 7.14 2.24 6.40 5.46 2.30 4.69 6.29 4.45 4.81 10.29 6.34 8.18 47.59 23.94 39.61 321.720

Okul Ortalaması 12.46 5.86 10.50 6.24 2.81 5.30 7.13 2.13 6.42 6.09 2.08 5.39 6.68 4.18 5.29 10.81 6.97 8.49 49.40 24.03 41.39 326.810

253 296 - ECRİN CAN 8 / C 6 12 2.00 7 1 6.67 6 4 4.67 0 4 -1.33 1 9 -2.00 8 9 5.00 28.00 39.00 15.01 234.450 9959 1698 253 253

254 86 - BEGÜM KIYAK 8 / H 5 9 2.00 4 6 2.00 9 0 9.00 4 6 2.00 4 16 -1.33 7 13 2.67 33.00 50.00 16.34 233.062 10023 1710 254 254

255 479 - İREM SU BOSTAN 8 / E 8 10 4.67 4 5 2.33 4 5 2.33 0 0 0.00 1 4 -0.33 6 12 2.00 23.00 36.00 11.00 232.151 10058 1714 255 255

256 544 - SADETTİN İBACİ 8 / E 8 11 4.33 3 7 0.67 3 6 1.00 0 10 -3.33 5 15 0.00 8 11 4.33 27.00 60.00 7.00 230.819 10103 1718 256 256

257 431 - ŞEHMUS AKPINAR 8 / K 8 12 4.00 7 2 6.33 1 9 -2.00 8 2 7.33 5 15 0.00 4 16 -1.33 33.00 56.00 14.33 229.668 10158 1729 257 257

258 0 - CEREN KALYONCU 8 / E 5 14 0.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 7 13 2.67 7 13 2.67 26.00 53.00 8.34 229.255 10174 1733 258 258

259 649 - SEMİH EREL 8 / H 10 10 6.67 7 3 6.00 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 15 0.00 29.00 51.00 12.01 229.157 10180 1735 259 259

260 1573 - NURSEN YEŞİLYER 8 / H 4 11 0.33 1 7 -1.33 6 2 5.33 3 7 0.67 8 8 5.33 2 12 -2.00 24.00 47.00 8.33 227.676 10242 1743 260 260

261 522 - MUHATEZ ELHÜSEYİN 8 / E 3 17 -2.67 4 6 2.00 5 5 3.33 5 4 3.67 4 16 -1.33 11 9 8.00 32.00 57.00 13.00 227.436 10257 1744 261 261

262 215 - DÖNE TEKİNER 8 / L 9 10 5.67 5 3 4.00 4 6 2.00 0 0 0.00 1 1 0.67 3 16 -2.33 22.00 36.00 10.01 227.375 10259 1745 262 262

263 1873 - RAME OSMAN 8 / K 4 16 -1.33 5 5 3.33 6 4 4.67 3 5 1.33 5 15 0.00 8 12 4.00 31.00 57.00 12.00 225.541 10329 1758 263 263

264 1675 - RUKAYA HABİB ALKHOULY8 / K 4 16 -1.33 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 5 15 0.00 8 12 4.00 31.00 59.00 11.33 224.268 10393 1765 264 264

265 341 - FURKAN TUĞRAL 8 / C 4 12 0.00 4 6 2.00 9 1 8.67 2 4 0.67 3 3 2.00 3 15 -2.00 25.00 41.00 11.34 221.744 10505 1780 265 265

266 88 - İS AİLENES ÖZCAN 8 / L 8 11 4.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 9 0.00 4 10 0.67 23.00 52.00 5.67 221.372 10519 1781 266 266

267 31 - ALİ SADİ DEMİRDÖĞEN 8 / G 7 13 2.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 2 8 -0.67 9 11 5.33 3 17 -2.67 24.00 66.00 2.00 221.191 10528 1783 267 267

268 461 - TUANA MENİZ 8 / G 5 6 3.00 1 0 1.00 6 2 5.33 3 6 1.00 0 0 0.00 0 3 -1.00 15.00 17.00 9.33 220.361 10561 1790 268 268

269 1511 - ÖMER ŞAHİNÖCER 8 / H 3 9 0.00 1 9 -2.00 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 9 3.00 17.00 30.00 7.00 217.700 10670 1805 269 269

270 172 - ANIL OK 8 / H 6 14 1.33 8 2 7.33 6 4 4.67 3 7 0.67 0 1 -0.33 3 16 -2.33 26.00 44.00 11.34 217.087 10693 1809 270 270

271 1333 - TAHA BAĞATUR 8 / L 7 11 3.33 3 4 1.67 7 3 6.00 0 5 -1.67 1 5 -0.67 2 9 -1.00 20.00 37.00 7.66 216.705 10709 1812 271 271

272 0 - EYMEN ŞAHAN 8 / F 6 14 1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 2 7 -0.33 3 17 -2.67 9 11 5.33 27.00 62.00 6.33 216.069 10729 1816 272 272

273 674 - YUSUF AYÇİÇEK 8 / L 7 11 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 2 -0.67 6 14 1.33 21.00 49.00 4.66 215.697 10743 1820 273 273

274 1762 - AHMET ENES ÇOBAN 8 / H 6 5 4.33 1 5 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 10.00 3.66 215.681 10744 1821 274 274

275 1377 - ANIL BÜLBÜL 8 / G 2 13 -2.33 4 4 2.67 0 5 -1.67 0 4 -1.33 2 1 1.67 7 8 4.33 15.00 35.00 3.34 215.089 10766 1822 275 275
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Genel Ortalama 12.41 5.77 10.49 6.00 2.86 5.05 7.14 2.24 6.40 5.46 2.30 4.69 6.29 4.45 4.81 10.29 6.34 8.18 47.59 23.94 39.61 321.720

Okul Ortalaması 12.46 5.86 10.50 6.24 2.81 5.30 7.13 2.13 6.42 6.09 2.08 5.39 6.68 4.18 5.29 10.81 6.97 8.49 49.40 24.03 41.39 326.810

276 22 - AHMET HARUN NERGİZ 8 / H 5 1 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 -0.67 0 0 0.00 5.00 3.00 4.00 214.930 10771 1823 276 276

277 297 - MELEK GÜLER 8 / L 6 12 2.00 2 7 -0.33 6 3 5.00 2 4 0.67 1 7 -1.33 5 12 1.00 22.00 45.00 7.01 213.894 10820 1834 277 277

278 277 - HASAN ARDA AKBAŞ 8 / F 7 12 3.00 4 6 2.00 6 2 5.33 2 8 -0.67 0 2 -0.67 3 16 -2.33 22.00 46.00 6.66 211.452 10915 1844 278 278

279 1345 - EYÜP ENSAR OYNAK 8 / F 7 12 3.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 5 15 0.00 19.00 50.00 2.33 211.294 10919 1846 279 279

280 569 - HATİCE CANTÜRK 8 / K 4 6 2.00 2 0 2.00 7 1 6.67 0 0 0.00 0 3 -1.00 3 15 -2.00 16.00 25.00 7.67 210.439 10953 1852 280 280

281 555 - MAHMOD BALALO 8 / Ğ 7 5 5.33 0 6 -2.00 2 5 0.33 2 5 0.33 0 6 -2.00 2 5 0.33 13.00 32.00 2.32 209.664 10981 1856 281 281

282 1206 - FURKAN ERDEM HÜNER 8 / H 4 7 1.67 1 1 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5.00 8.00 2.34 207.719 11069 1867 282 282

283 1600 - SILA ŞI 8 / H 5 15 0.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 14 1.33 5 15 0.00 24.00 66.00 1.99 207.706 11072 1868 283 283

284 374 - MUHAMMED ABBA S 8 / H 2 9 -1.00 1 3 0.00 5 0 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 8 0.33 11.00 20.00 4.33 205.821 11163 1880 284 284

285 74 - NAZ IRMAK GENÇ 8 / L 7 13 2.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 5 13 0.67 2 18 -4.00 23.00 65.00 1.34 201.962 11323 1904 285 285

286 384 - ALİFUAT İPER 8 / E 0 2 -0.67 1 1 0.67 2 0 2.00 0 2 -0.67 0 2 -0.67 0 2 -0.67 3.00 9.00 -0.01 195.226 11545 1940 286 286

287 0 - Z ES L* H*O 8 / I 6 14 1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 5 15 0.00 19.00 71.00 -4.68 186.360 11789 1971 287 287

288 153 - KEREM ÖZKURT 8 / I 6 14 1.33 2 8 -0.67 4 4 2.67 4 4 2.67 1 16 -4.33 3 15 -2.00 20.00 61.00 -0.33 183.908 11837 1978 288 288

289 616 - KEREMAP HLEVAN 8 / H 3 17 -2.67 0 9 -3.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 1 3 0.00 6.00 47.00 -9.67 177.787 11901 1989 289 289


