
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 6.SINIF KURUMSAL 5-EK 4153 625 347 347

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 7.36 6.41 5.22 5.55 3.77 4.30 5.68 3.59 4.48 4.80 3.66 3.58 5.96 6.11 3.93 6.20 7.01 3.86 35.55 30.55 25.37 295.977

Şube Ortalaması 6.00 9.00 3.00 4.00 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 15.00 5.00 219.900

1 1329 - BURAKGÖREN 6 / 0 6 9 3.00 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 15.00 5.00 219.900 3526 521 298 298



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 7.36 6.41 5.22 5.55 3.77 4.30 5.68 3.59 4.48 4.80 3.66 3.58 5.96 6.11 3.93 6.20 7.01 3.86 35.55 30.55 25.37 295.977

Şube Ortalaması 9.03 5.44 7.22 6.71 2.91 5.73 6.65 3.29 5.55 6.65 2.91 5.68 9.09 4.94 7.44 7.26 6.59 5.07 45.38 26.09 36.69 342.294

1 377 - METE ÜSTÜN 6 / A 14 1 13.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 15 0 15.00 13 2 12.33 70.00 5.00 68.34 475.217 15 2 1 1

2 130 - ASYA ECRİN YEĞEN 6 / A 13 2 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 15 0 15.00 14 1 13.67 70.00 5.00 68.34 474.949 17 3 2 2

3 204 - MELEKNAZ DOĞAN 6 / A 15 0 15.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 15 0 15.00 11 4 9.67 70.00 5.00 68.34 473.355 20 5 4 4

4 252 - MİRAY CEYHAN 6 / A 14 1 13.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 13 2 12.33 10 5 8.33 64.00 11.00 60.33 437.449 131 12 8 8

5 142 - ELİF BİLİR 6 / A 13 2 12.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 14 1 13.67 10 5 8.33 63.00 12.00 59.00 435.861 135 13 9 9

6 235 - BAHAR GÜNDOĞDU 6 / A 11 4 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 13 2 12.33 10 5 8.33 61.00 14.00 56.34 419.473 235 24 19 19

7 123 - ERAY CAYNAK 6 / A 12 3 11.00 10 0 10.00 10 0 10.00 7 3 6.00 8 6 6.00 11 4 9.67 58.00 16.00 52.67 397.015 420 50 34 34

8 149 - ELİF SU SEVİNÇ 6 / A 11 4 9.67 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 11 4 9.67 9 6 7.00 57.00 18.00 51.01 393.775 454 53 36 36

9 1106 - DİLA ÇİÇEK 6 / A 11 4 9.67 6 4 4.67 7 3 6.00 9 1 8.67 13 2 12.33 8 7 5.67 54.00 21.00 47.01 388.961 508 64 43 43

10 201 - BEYZA KAYA 6 / A 13 2 12.33 7 3 6.00 7 3 6.00 5 3 4.00 11 4 9.67 9 6 7.00 52.00 21.00 45.00 386.537 540 66 45 45

11 1105 - ADA EYLÜL GÖK 6 / A 11 4 9.67 5 2 4.33 8 2 7.33 7 3 6.00 10 3 9.00 8 4 6.67 49.00 18.00 43.00 371.279 728 83 54 54

12 165 - İSMAİL DİLİM 6 / A 10 5 8.33 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 9 5 7.33 8 5 6.33 52.00 20.00 45.33 368.233 765 86 56 56

13 0 - KAĞAN SÖZER 6 / A 11 4 9.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 6 7 3.67 10 5 8.33 53.00 20.00 46.34 365.359 805 93 59 59

14 171 - KARİN ÖZYILMAZ 6 / A 10 5 8.33 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 8 7 5.67 10 4 8.67 50.00 24.00 42.00 358.712 878 98 62 62

15 612 - AZRA KARA 6 / A 8 6 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 8 3 7.00 8 7 5.67 48.00 22.00 40.67 350.516 991 109 69 69

16 136 - ALMİNA DEDE 6 / A 9 6 7.00 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 11 2 10.33 4 8 1.33 47.00 23.00 39.32 350.316 993 111 71 71

17 147 - EGEMEN GÜLKAN 6 / A 10 5 8.33 7 3 6.00 4 6 2.00 8 2 7.33 10 5 8.33 7 8 4.33 46.00 29.00 36.32 344.210 1084 121 78 78

18 269 - ECMEL ASYA KESKİN 6 / A 7 8 4.33 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 10 5 8.33 8 7 5.67 47.00 28.00 37.66 343.037 1098 122 79 79

19 0 - KUZEY KAAN TURHAN 6 / A 9 6 7.00 8 2 7.33 4 6 2.00 8 2 7.33 11 4 9.67 5 10 1.67 45.00 30.00 35.00 337.618 1196 135 87 87

20 179 - KEREM EPÇAÇAN 6 / A 9 5 7.33 3 3 2.00 8 2 7.33 9 1 8.67 9 5 7.33 5 8 2.33 43.00 24.00 34.99 329.648 1336 156 101 101

21 1227 - KEREM ERYEŞİ L 6 / A 7 8 4.33 9 1 8.67 7 3 6.00 6 4 4.67 6 9 3.00 9 6 7.00 44.00 31.00 33.67 319.334 1489 181 116 116

22 316 - ÖMER AVCI 6 / A 7 7 4.67 7 3 6.00 9 1 8.67 4 6 2.00 7 6 5.00 7 8 4.33 41.00 31.00 30.67 314.376 1577 190 121 121



23 253 - SEMİH YENER 6 / A 9 5 7.33 6 3 5.00 5 5 3.33 5 5 3.33 8 6 6.00 5 10 1.67 38.00 34.00 26.66 306.584 1725 215 137 137

24 163 - HAMZA ÇELİK 6 / A 9 1 8.67 7 2 6.33 3 7 0.67 3 7 0.67 7 3 6.00 4 10 0.67 33.00 30.00 23.01 300.003 1846 235 152 152

25 1097 - YİĞİT EROĞLU 6 / A 6 5 4.33 6 2 5.33 8 2 7.33 8 1 7.67 4 4 2.67 3 0 3.00 35.00 14.00 30.33 299.192 1860 239 155 155

26 767 - DAMLA KÜÇÜK 6 / A 8 7 5.67 5 5 3.33 3 7 0.67 6 4 4.67 7 8 4.33 4 4 2.67 33.00 35.00 21.34 284.517 2124 274 176 176

27 1469 - YAĞ UR ALTIN 6 / A 6 7 3.67 3 7 0.67 3 6 1.00 9 1 8.67 8 7 5.67 5 10 1.67 34.00 38.00 21.35 279.533 2226 288 185 185

28 225 - KAYRA BERK YEDEK 6 / A 4 10 0.67 4 5 2.33 6 4 4.67 0 0 0.00 9 6 7.00 5 4 3.67 28.00 29.00 18.34 279.163 2234 290 187 187

29 244 - ELİF DA AN* 6 / A 8 5 6.33 4 5 2.33 7 2 6.33 6 2 5.33 3 9 0.00 5 8 2.33 33.00 31.00 22.65 274.111 2331 310 197 197

30 987 - BARIŞ ALTUN 6 / A 4 11 0.33 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 9 6 7.00 5 10 1.67 32.00 43.00 17.66 271.981 2386 317 201 201

31 761 - YAĞIZ TARAKÇI 6 / A 6 9 3.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 7 8 4.33 6 9 3.00 26.00 49.00 9.66 251.971 2802 393 238 238

32 198 - DORUK EĞRİ 6 / A 4 11 0.33 8 2 7.33 0 10 -3.33 3 7 0.67 5 8 2.33 4 11 0.33 24.00 49.00 7.66 230.489 3296 474 271 271

33 1107 - CEMRE ÖZTÜRK 6 / A 4 11 0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 4 11 0.33 5 10 1.67 24.00 51.00 7.00 223.320 3455 509 290 290

34 1315 - MERT PINARBAŞI 6 / A 4 11 0.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 5 10 1.67 2 13 -2.33 19.00 56.00 0.34 201.891 3842 573 323 323
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 7.36 6.41 5.22 5.55 3.77 4.30 5.68 3.59 4.48 4.80 3.66 3.58 5.96 6.11 3.93 6.20 7.01 3.86 35.55 30.55 25.37 295.977

Şube Ortalaması 8.19 6.42 6.05 6.23 3.71 4.99 6.68 3.13 5.64 6.23 3.10 5.19 6.71 5.87 4.75 7.81 6.58 5.61 41.84 28.81 32.24 320.781

1 343 - YASEMİN ELA SARP 6 / B 13 2 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 15 0 15.00 14 1 13.67 70.00 5.00 68.34 474.949 17 3 2 2

2 1146 - MELİ ÇİNİCİOĞLU 6 / B 12 3 11.00 7 3 6.00 8 1 7.67 9 1 8.67 11 2 10.33 15 0 15.00 62.00 10.00 58.67 433.796 150 16 12 12

3 251 - MERT KERİM KARATAŞ 6 / B 12 3 11.00 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 13 2 12.33 10 5 8.33 61.00 14.00 56.33 423.044 213 19 15 15

4 1163 - ÜLKÜ PEÇEN 6 / B 13 2 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 2 8.33 11 3 10.00 61.00 9.00 58.00 418.950 237 25 20 20

5 1209 - EMİR ANADOL 6 / B 12 3 11.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 5 7.33 11 4 9.67 60.00 14.00 55.34 406.611 322 37 25 25

6 1138 - ERDEM BEDİR 6 / B 12 3 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 13 2 12.33 7 8 4.33 58.00 17.00 52.33 403.838 357 38 26 26

7 1169 - YAĞMUR YÜKSEL 6 / B 9 6 7.00 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 11 4 9.67 9 6 7.00 54.00 21.00 47.00 379.743 620 73 49 49

8 1125 - CEYLA ÖZDEN 6 / B 12 3 11.00 5 5 3.33 7 3 6.00 8 2 7.33 7 4 5.67 10 5 8.33 49.00 22.00 41.66 361.988 843 95 61 61

9 1180 - ZEYNEPSU EŞİYOK 6 / B 12 3 11.00 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 5 4 3.67 5 10 1.67 49.00 20.00 42.34 346.703 1044 117 74 74

10 1127 - DORUK EGE BALCİ 6 / B 6 9 3.00 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 8 7 5.67 12 3 11.00 46.00 29.00 36.34 337.629 1195 134 86 86

11 1162 - UMUT ÇIPA 6 / B 9 6 7.00 8 1 7.67 9 1 8.67 8 1 7.67 4 3 3.00 8 6 6.00 46.00 18.00 40.01 337.425 1199 137 89 89

12 1113 - ALİ EMİR KUR T 6 / B 7 8 4.33 9 1 8.67 10 0 10.00 5 4 3.67 6 5 4.33 9 6 7.00 46.00 24.00 38.00 335.448 1235 143 93 93

13 697 - KEREM ÇİKAY 6 / B 9 3 8.00 8 2 7.33 8 0 8.00 3 5 1.33 3 6 1.00 10 3 9.00 41.00 19.00 34.66 328.617 1355 161 104 104

14 1171 - YAREN GÜNDOĞDU 6 / B 8 5 6.33 6 4 4.67 6 3 5.00 6 3 5.00 4 3 3.00 8 4 6.67 38.00 22.00 30.67 313.709 1584 192 123 123

15 249 - YİĞİT ALİ ŞEN 6 / B 5 10 1.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 8 2 7.33 11 4 9.67 8 7 5.67 38.00 37.00 25.67 306.968 1711 210 133 133

16 1178 - ZEYNEP A *IOĞLU 6 / B 4 9 1.00 5 5 3.33 5 5 3.33 8 2 7.33 10 4 8.67 6 9 3.00 38.00 34.00 26.66 301.461 1816 230 148 148

17 1128 - ECRİN SAVRAN 6 / B 10 5 8.33 6 4 4.67 5 5 3.33 9 1 8.67 3 12 -1.00 7 8 4.33 40.00 35.00 28.33 292.377 1991 254 164 164

18 1184 - ELİF KARAKAŞ 6 / B 7 6 5.00 6 4 4.67 5 3 4.00 5 4 3.67 3 8 0.33 9 4 7.67 35.00 29.00 25.34 291.212 2014 257 166 166

19 1173 - YUSUF ALİ ÇAPKIN 6 / B 7 8 4.33 4 6 2.00 5 5 3.33 1 5 -0.67 7 7 4.67 8 7 5.67 32.00 38.00 19.33 286.070 2093 266 171 171

20 274 - EYMEN EFE AKARSU 6 / B 8 7 5.67 4 6 2.00 7 3 6.00 5 5 3.33 6 9 3.00 6 9 3.00 36.00 39.00 23.00 285.609 2104 268 173 173

21 1149 - MEMET YAŞA 6 / B 5 10 1.67 6 4 4.67 4 6 2.00 6 4 4.67 7 8 4.33 7 8 4.33 35.00 40.00 21.67 280.531 2201 283 182 182

22 1166 - YAĞMUR KAYMAK 6 / B 7 8 4.33 7 3 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 3 8 0.33 6 9 3.00 37.00 34.00 25.66 279.967 2217 286 184 184



23 1112 - ALEYNA ÇAKIR 6 / B 6 9 3.00 4 6 2.00 9 1 8.67 5 5 3.33 5 6 3.00 4 7 1.67 33.00 34.00 21.67 274.017 2333 311 198 198

24 1161 - SERCAN BALCI 6 / B 5 8 2.33 5 5 3.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 10 4 8.67 4 11 0.33 29.00 43.00 14.66 273.579 2341 313 199 199

25 611 - MEHMET AKİF ÇALIK AN 6 / B 3 11 -0.67 8 2 7.33 6 4 4.67 6 2 5.33 4 7 1.67 7 6 5.00 34.00 32.00 23.33 273.096 2352 314 200 200

26 1129 - EMİR ALİ DİLİM 6 / B 5 10 1.67 6 4 4.67 4 6 2.00 6 2 5.33 6 8 3.33 6 8 3.33 33.00 38.00 20.33 271.551 2403 319 202 202

27 1114 - ALMİNA CANDAN 6 / B 8 7 5.67 6 4 4.67 4 6 2.00 5 5 3.33 1 6 -1.00 6 9 3.00 30.00 37.00 17.67 259.752 2640 366 224 224

28 1143 - EREN KAYRA ERBAY 6 / B 8 7 5.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 4 4.67 6 9 3.00 4 11 0.33 30.00 45.00 15.00 258.131 2670 372 227 227

29 1177 - ZEHRA NİL COŞKUN 6 / B 9 6 7.00 6 4 4.67 7 3 6.00 1 2 0.33 2 10 -1.33 3 11 -0.67 28.00 36.00 16.00 251.974 2801 392 237 237

30 1123 - CEMRE ŞAHİN 6 / B 6 9 3.00 3 6 1.00 3 7 0.67 5 5 3.33 3 11 -0.67 5 8 2.33 25.00 46.00 9.66 232.001 3259 464 267 267

31 1182 - ELİF EYLÜL ÇALIŞKAN 6 / B 5 10 1.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 7 8 4.33 23.00 52.00 5.66 223.451 3453 508 289 289
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 7.36 6.41 5.22 5.55 3.77 4.30 5.68 3.59 4.48 4.80 3.66 3.58 5.96 6.11 3.93 6.20 7.01 3.86 35.55 30.55 25.37 295.977

Şube Ortalaması 9.79 4.62 8.25 7.41 2.41 6.61 7.76 2.07 7.07 6.79 2.79 5.86 8.90 4.41 7.42 7.76 6.45 5.61 48.41 22.76 40.83 356.365

1 1194 - ALİCAN EKSER 6 / C 13 2 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 15 0 15.00 14 1 13.67 68.00 7.00 65.67 468.811 28 7 5 5

2 1295 - METE KAAN KOÇ 6 / C 14 1 13.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 13 2 12.33 10 5 8.33 66.00 9.00 63.00 444.391 105 11 7 7

3 1200 - BURAK AYAZ 6 / C 14 1 13.67 9 1 8.67 9 1 8.67 6 3 5.00 12 3 11.00 10 4 8.67 60.00 13.00 55.68 424.749 202 18 14 14

4 1494 - BEGÜM MİNEL ALTUNTAŞ 6 / C 14 1 13.67 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 13 2 12.33 9 6 7.00 60.00 15.00 55.00 421.061 227 21 17 17

5 1191 - AHMET CAN YILMAZ 6 / C 12 2 11.33 7 3 6.00 10 0 10.00 8 2 7.33 12 2 11.33 11 4 9.67 60.00 13.00 55.66 420.540 230 22 18 18

6 0 - UMUT HAMZA DALD * 6 / C 9 6 7.00 9 1 8.67 10 0 10.00 6 4 4.67 12 3 11.00 13 2 12.33 59.00 16.00 53.67 412.668 282 31 21 21

7 1249 - ŞEVVAL NİSA SARI 6 / C 10 4 8.67 7 3 6.00 8 1 7.67 8 1 7.67 12 1 11.67 12 2 11.33 57.00 12.00 53.01 412.102 285 32 22 22

8 194 - İLAYDA YILDIRIM 6 / C 11 4 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 12 2 11.33 8 7 5.67 57.00 17.00 51.34 399.023 403 47 31 31

9 1243 - ÖMER ATLAS 6 / C 11 4 9.67 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 12 2 11.33 7 8 4.33 55.00 19.00 48.66 389.107 501 62 41 41

10 1260 - ALİ KEMAL VANLI 6 / C 11 4 9.67 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 12 2 11.33 7 8 4.33 55.00 19.00 48.66 389.107 501 62 41 41

11 1262 - NEVA ZÜLAL AYDEMİR 6 / C 11 4 9.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 12 2 11.33 7 8 4.33 54.00 20.00 47.32 385.623 546 67 46 46

12 620 - EMRE YILDIRIM 6 / C 11 4 9.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 12 2 11.33 7 8 4.33 54.00 20.00 47.32 385.623 546 67 46 46

13 1216 - ESMA NUR KAYA 6 / C 10 5 8.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 11 2 10.33 7 6 5.00 52.00 19.00 45.65 376.540 664 77 51 51

14 1218 - MELEK ÇELİK 6 / C 9 6 7.00 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 13 2 12.33 6 9 3.00 51.00 24.00 43.00 369.856 743 85 55 55

15 1208 - ELİN SHOJAEİ 6 / C 12 3 11.00 8 2 7.33 5 5 3.33 8 2 7.33 11 4 9.67 6 9 3.00 50.00 25.00 41.66 365.861 795 90 58 58

16 380 - HİLMİ YIIDIRI M 6 / C 9 3 8.00 10 0 10.00 8 1 7.67 7 2 6.33 5 7 2.67 8 4 6.67 47.00 17.00 41.34 344.703 1077 120 77 77

17 1214 - ERKUT ŞEKER 6 / C 10 5 8.33 6 4 4.67 4 6 2.00 4 6 2.00 11 4 9.67 7 8 4.33 42.00 33.00 31.00 337.465 1198 136 88 88

18 1259 - ZEYNEP TAŞKIRAN 6 / C 7 6 5.00 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 7 2 6.33 8 7 5.67 45.00 22.00 37.66 337.246 1201 138 90 90

19 1197 - BEYZA ÖZEN 6 / C 10 5 8.33 6 4 4.67 9 1 8.67 6 4 4.67 6 9 3.00 8 7 5.67 45.00 30.00 35.01 327.491 1377 165 107 107

20 189 - UMREHAN YILDIRIM 6 / C 6 9 3.00 7 3 6.00 10 0 10.00 4 6 2.00 9 4 7.67 6 9 3.00 42.00 31.00 31.67 319.486 1487 179 115 115

21 1201 - CEYLİN TUĞCU 6 / C 8 7 5.67 6 4 4.67 5 5 3.33 7 3 6.00 4 8 1.33 10 4 8.67 40.00 31.00 29.67 307.579 1700 208 132 132

22 0 - NEHİR ŞENTÜRK 6 / C 12 3 11.00 7 3 6.00 8 2 7.33 4 4 2.67 5 7 2.67 2 8 -0.67 38.00 27.00 29.00 305.969 1739 218 139 139



23 1203 - ÇAĞAN MERT KARLI 6 / C 10 5 8.33 3 7 0.67 4 6 2.00 9 1 8.67 5 10 1.67 9 6 7.00 40.00 35.00 28.34 304.820 1766 221 141 141

24 0 - AZRA BEDİR 6 / C 9 4 7.67 7 1 6.67 7 3 6.00 5 5 3.33 5 8 2.33 5 9 2.00 38.00 30.00 28.00 300.166 1843 234 151 151

25 1192 - ALİ ABAY 6 / C 9 6 7.00 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 0 2 -0.67 8 7 5.67 38.00 24.00 30.00 299.529 1853 238 154 154

26 1247 - ÖMERKUZEY KÜÇÜK 6 / C 4 11 0.33 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 6 9 3.00 7 8 4.33 41.00 34.00 29.66 294.637 1944 246 161 161

27 1261 - HALE AĞCA 6 / C 4 3 3.00 5 2 4.33 6 1 5.67 7 1 6.67 5 4 3.67 2 4 0.67 29.00 15.00 24.01 279.040 2238 291 188 188

28 234 - ADEMMERT ÖZ 6 / C 8 7 5.67 8 2 7.33 7 3 6.00 0 5 -1.67 3 12 -1.00 5 10 1.67 31.00 39.00 18.00 261.881 2605 357 220 220

29 1205 - ECE POLATCAN 6 / C 6 9 3.00 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 3 11 -0.67 6 9 3.00 30.00 44.00 15.33 249.513 2862 403 242 242



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 6.SINIF KURUMSAL 5-EK 4153 625 347 347

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 7.36 6.41 5.22 5.55 3.77 4.30 5.68 3.59 4.48 4.80 3.66 3.58 5.96 6.11 3.93 6.20 7.01 3.86 35.55 30.55 25.37 295.977

Şube Ortalaması 7.46 6.89 5.16 5.57 4.09 4.21 4.66 4.86 3.04 5.11 4.26 3.70 5.34 7.00 3.01 4.97 8.20 2.24 33.11 35.29 21.35 279.288

1 174 - ZEYNEB ŞURA KABAKÇI 6 / D 12 3 11.00 10 0 10.00 5 5 3.33 6 4 4.67 11 4 9.67 11 4 9.67 55.00 20.00 48.34 398.299 410 48 32 32

2 1399 - ZENFİRA ALİYEVA 6 / D 9 3 8.00 10 0 10.00 5 5 3.33 8 2 7.33 12 1 11.67 10 5 8.33 54.00 16.00 48.66 395.089 440 52 35 35

3 106 - CAN KLFT 6 / D 10 5 8.33 10 0 10.00 5 5 3.33 6 4 4.67 12 1 11.67 10 5 8.33 53.00 20.00 46.33 391.320 485 59 39 39

4 581 - ZEYN P ARAS 6 / D 8 4 6.67 7 2 6.33 6 3 5.00 7 1 6.67 9 6 7.00 8 5 6.33 45.00 21.00 38.00 345.131 1066 118 75 75

5 587 - VİNCENT ABOUBAKAR B 6 / D 12 3 11.00 7 3 6.00 7 2 6.33 7 3 6.00 4 6 2.00 7 4 5.67 44.00 21.00 37.00 334.673 1249 146 95 95

6 202 - ECE ÖZTEPE 6 / D 9 3 8.00 9 1 8.67 5 5 3.33 8 2 7.33 6 2 5.33 5 5 3.33 42.00 18.00 35.99 331.960 1300 153 98 98

7 175 - MBAPPE KRL 6 / D 8 7 5.67 10 0 10.00 4 5 2.33 7 3 6.00 7 5 5.33 8 7 5.67 44.00 27.00 35.00 330.136 1330 155 100 100

8 152 - BERKAY EVCİ 6 / D 9 5 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 8 2 7.33 8 6 6.00 5 8 2.33 44.00 27.00 34.99 328.197 1365 163 105 105

9 1620 - YİĞİT EMRE BULUT 6 / D 9 4 7.67 9 0 9.00 6 4 4.67 7 1 6.67 5 5 3.33 6 4 4.67 42.00 18.00 36.01 327.960 1372 164 106 106

10 143 - FATMANUR YILMAZ 6 / D 10 5 8.33 10 0 10.00 5 5 3.33 6 4 4.67 8 1 7.67 2 12 -2.00 41.00 27.00 32.00 321.635 1448 172 111 111

11 1465 - YUSUF YILDIRIM 6 / D 10 5 8.33 9 1 8.67 3 7 0.67 5 5 3.33 6 9 3.00 8 7 5.67 41.00 34.00 29.67 315.611 1555 187 118 118

12 1685 - DURU BAYDOĞAN 6 / D 9 4 7.67 9 0 9.00 6 4 4.67 7 3 6.00 3 0 3.00 3 3 2.00 37.00 14.00 32.34 312.691 1607 197 125 125

13 595 - ALARA ÖZCAN 6 / D 8 7 5.67 3 5 1.33 4 6 2.00 8 1 7.67 9 4 7.67 4 5 2.33 36.00 28.00 26.67 306.017 1737 217 138 138

14 1064 - YUSUF HAMZA ÖNEL 6 / D 8 7 5.67 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 0 0 0.00 8 7 5.67 39.00 21.00 32.01 305.303 1754 220 140 140

15 696 - HAYAL ŞİMAL KALKAN 6 / D 7 7 4.67 7 3 6.00 6 4 4.67 6 4 4.67 5 9 2.00 7 4 5.67 38.00 31.00 27.68 297.946 1884 241 157 157

16 905 - EMİR TÜRKÇE 6 / D 9 6 7.00 8 2 7.33 6 4 4.67 6 4 4.67 7 8 4.33 3 11 -0.67 39.00 35.00 27.33 297.738 1888 242 158 158

17 790 - MAURO İCARDİ 6 / D 9 6 7.00 9 1 8.67 5 5 3.33 4 6 2.00 4 11 0.33 6 9 3.00 37.00 38.00 24.33 286.115 2091 265 170 170

18 601 - ELİF DOGAN 6 / D 12 2 11.33 6 4 4.67 7 3 6.00 3 4 1.67 3 10 -0.33 3 9 0.00 34.00 32.00 23.34 283.820 2139 276 178 178

19 744 - EMİRHAN SIGIRTA 6 / D 4 9 1.00 5 5 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 8 6 6.00 7 7 4.67 32.00 39.00 19.00 279.372 2231 289 186 186

20 276 - ESAT GOZTOK 6 / D 11 4 9.67 5 5 3.33 2 3 1.00 2 3 1.00 4 9 1.00 5 6 3.00 29.00 30.00 19.00 279.006 2240 292 189 189

21 740 - CANSU ÜNSAL 6 / D 10 5 8.33 4 6 2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 6 9 3.00 4 11 0.33 32.00 43.00 17.66 274.638 2321 305 194 194

22 1066 - NİSANUR SAMAST 6 / D 10 5 8.33 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 5 10 1.67 3 12 -1.00 31.00 44.00 16.34 263.619 2566 349 215 215



23 0 - HALİL ÇINAR TOPARLAK 6 / D 4 7 1.67 3 5 1.33 3 2 2.33 6 3 5.00 0 0 0.00 5 6 3.00 21.00 23.00 13.33 241.264 3052 435 258 258

24 0 - ESMA ULUHATUN 6 / D 6 9 3.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 6 4 4.67 2 9 -1.00 5 8 2.33 27.00 42.00 13.00 238.324 3129 443 260 260

25 727 - ARMAĞAN ÇORT 6 / D 5 10 1.67 4 5 2.33 3 7 0.67 4 6 2.00 5 10 1.67 5 10 1.67 26.00 48.00 10.01 237.549 3144 448 261 261

26 870 - BELİNAY KÖSTEK 6 / D 7 7 4.67 1 8 -1.67 4 6 2.00 7 2 6.33 4 11 0.33 3 11 -0.67 26.00 45.00 10.99 233.865 3216 457 266 266

27 1 - E NEPHAMİD İ 6 / D 6 9 3.00 1 6 -1.00 2 4 0.67 2 1 1.67 4 4 2.67 1 5 -0.67 16.00 29.00 6.34 228.753 3330 484 277 277

28 792 - HAYAT İBRAH İ M 6 / D 4 11 0.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 4 4.67 7 8 4.33 2 13 -2.33 24.00 51.00 7.00 225.319 3412 495 282 282

29 1619 - EMİN YILMAZ 6 / D 5 10 1.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 5 10 1.67 4 11 0.33 23.00 52.00 5.68 224.045 3440 505 287 287

30 1383 - EMİR CAN 6 / D 4 11 0.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 5 10 1.67 3 12 -1.00 22.00 53.00 4.33 213.595 3638 543 306 306

31 1688 - BEDRİYE ALSALEH 6 / D 5 10 1.67 2 8 -0.67 10 0 10.00 3 7 0.67 1 14 -3.67 2 13 -2.33 23.00 52.00 5.67 201.475 3850 576 324 324

32 116 - SULT*N ÖZKAN 6 / D 4 11 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 2 13 -2.33 19.00 56.00 0.34 192.951 3972 592 331 331

33 1020 - RÜMEYSA ACAR 6 / D 3 12 -1.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 5 10 1.67 17.00 58.00 -2.33 186.956 4030 602 336 336

34 0 - KARİM BENEMA 6 / D 2 13 -2.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 4 11 0.33 3 11 -0.67 16.00 58.00 -3.34 184.805 4045 604 338 338

35 1067 - YASMİN SAMAST 6 / D 3 12 -1.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 11 -0.67 1 14 -3.67 10.00 64.00 -11.34 159.899 4142 622 346 346



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 6.SINIF KURUMSAL 5-EK 4153 625 347 347

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 7.36 6.41 5.22 5.55 3.77 4.30 5.68 3.59 4.48 4.80 3.66 3.58 5.96 6.11 3.93 6.20 7.01 3.86 35.55 30.55 25.37 295.977

Şube Ortalaması 6.59 7.44 4.11 4.41 4.75 2.82 5.38 4.09 4.01 3.47 4.31 2.03 3.84 7.00 1.51 5.31 7.28 2.89 29.00 34.88 17.38 263.756

1 35 - EYMEN HAMZA 6 / E 13 2 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 11 4 9.67 12 3 11.00 61.00 14.00 56.33 422.398 219 20 16 16

2 1621 - M MUSHAB CEYHAN 6 / E 11 4 9.67 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 6 7 3.67 11 4 9.67 55.00 18.00 49.01 376.053 672 78 52 52

3 942 - SARE ECRİN TÜRKMEN 6 / E 6 9 3.00 4 6 2.00 9 1 8.67 5 5 3.33 9 6 7.00 8 7 5.67 41.00 34.00 29.67 315.217 1562 189 120 120

4 1431 - İREM KURTULUŞ 6 / E 7 5 5.33 6 1 5.67 8 2 7.33 5 2 4.33 6 5 4.33 5 6 3.00 37.00 21.00 29.99 307.826 1694 205 130 130

5 1272 - EBRAR KIRAÇ 6 / E 7 8 4.33 7 3 6.00 8 2 7.33 4 5 2.33 9 2 8.33 2 8 -0.67 37.00 28.00 27.65 306.768 1717 213 136 136

6 515 - EREN ÇELİK 6 / E 9 6 7.00 4 6 2.00 6 4 4.67 5 1 4.67 4 1 3.67 7 6 5.00 35.00 24.00 27.01 303.968 1772 222 142 142

7 604 - DORUK FERHAT ESEN 6 / E 11 4 9.67 5 4 3.67 3 7 0.67 4 6 2.00 6 8 3.33 7 7 4.67 36.00 36.00 24.01 302.163 1801 228 146 146

8 607 - AYBÜKE KABAKCI 6 / E 10 5 8.33 3 7 0.67 7 2 6.33 4 4 2.67 4 5 2.33 7 6 5.00 35.00 29.00 25.33 298.906 1866 240 156 156

9 1452 - KÜBRANUR TUĞRAL 6 / E 8 5 6.33 1 2 0.33 4 2 3.33 3 1 2.67 3 6 1.00 10 1 9.67 29.00 17.00 23.33 294.021 1957 248 162 162

10 602 - ÇINAR ÇELEBİ 6 / E 8 7 5.67 7 2 6.33 4 6 2.00 0 0 0.00 9 6 7.00 2 6 0.00 30.00 27.00 21.00 290.806 2019 258 167 167

11 1472 - EZEL DEŞEN 6 / E 6 3 5.00 5 4 3.67 7 2 6.33 3 1 2.67 2 3 1.00 6 5 4.33 29.00 18.00 23.00 281.226 2193 282 181 181

12 80 - ESMA YALÇINKAYA 6 / E 8 6 6.00 3 6 1.00 6 4 4.67 5 2 4.33 1 3 0.00 7 6 5.00 30.00 27.00 21.00 274.402 2324 307 195 195

13 929 - EMİR KISMETLİ 6 / E 11 4 9.67 6 4 4.67 3 7 0.67 2 7 -0.33 1 5 -0.67 5 3 4.00 28.00 30.00 18.01 274.188 2330 309 196 196

14 1536 - ESMA KU IŞ 6 / E 8 5 6.33 4 5 2.33 6 4 4.67 4 3 3.00 2 2 1.33 3 6 1.00 27.00 25.00 18.66 266.864 2510 342 211 211

15 1222 - BERAT SEZER 6 / E 8 7 5.67 3 3 2.00 4 3 3.00 5 3 4.00 4 8 1.33 4 8 1.33 28.00 32.00 17.33 261.948 2602 356 219 219

16 214 - YAĞMUR URA L 6 / E 7 8 4.33 7 3 6.00 7 3 6.00 6 4 4.67 2 13 -2.33 5 9 2.00 34.00 40.00 20.67 258.177 2669 371 226 226

17 749 - ELİF BAHÇECİ 6 / E 4 9 1.00 4 5 2.33 5 5 3.33 5 4 3.67 3 8 0.33 7 6 5.00 28.00 37.00 15.66 251.869 2803 394 239 239

18 796 - NİSAN DURU ASLN 6 / E 7 6 5.00 5 4 3.67 6 3 5.00 2 7 -0.33 2 8 -0.67 4 7 1.67 26.00 35.00 14.34 250.112 2849 399 241 241

19 1189 - JURİ TVİNİ 6 / E 7 8 4.33 5 4 3.67 8 2 7.33 8 2 7.33 2 12 -2.00 3 12 -1.00 33.00 40.00 19.66 248.612 2878 406 243 243

20 1021 - ECRİN PURCU 6 / E 6 9 3.00 3 7 0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 11 0.33 7 7 4.67 27.00 47.00 11.33 246.290 2931 416 247 247

21 212 - VAKAS AHMED 6 / E 5 10 1.67 3 7 0.67 10 0 10.00 0 10 -3.33 3 12 -1.00 7 8 4.33 28.00 47.00 12.34 242.817 3011 424 252 252

22 692 - ZÜMRA OK 6 / E 7 6 5.00 5 4 3.67 4 4 2.67 2 6 0.00 3 8 0.33 3 10 -0.33 24.00 38.00 11.34 241.514 3050 434 257 257



23 606 - ASLIHAN ECE OT* 6 / E 4 8 1.33 4 4 2.67 5 3 4.00 1 3 0.00 2 5 0.33 4 6 2.00 20.00 29.00 10.33 235.308 3192 454 265 265

24 1362 - AYŞEABOAĞCA 6 / E 4 11 0.33 7 3 6.00 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 5 10 1.67 19.00 31.00 8.67 228.208 3344 487 278 278

25 1363 - MEHDİ EFE BADAN 6 / E 3 12 -1.00 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 11 0.33 6 9 3.00 24.00 51.00 7.00 221.857 3481 513 292 292

26 1015 - ÇINAR ER OĞAN 6 / E 7 8 4.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 32.00 2.32 215.326 3604 534 302 302

27 1528 - BEDİRHAN BALKIR 6 / E 3 8 0.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 8 0.33 4 11 0.33 20.00 47.00 4.33 213.832 3634 540 304 304

28 1053 - YUSUF YEDİER 6 / E 4 7 1.67 4 4 2.67 4 3 3.00 0 0 0.00 2 13 -2.33 4 11 0.33 18.00 38.00 5.34 211.363 3683 548 308 308

29 1428 - MERT EFE CANTÜRK 6 / E 3 12 -1.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 7 8 4.33 2 13 -2.33 20.00 55.00 1.67 209.871 3707 552 310 310

30 700 - İLKER YASİN ERÜNSAL 6 / E 5 10 1.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 12 -1.00 5 10 1.67 21.00 54.00 3.00 208.682 3732 553 311 311

31 1689 - BETÜL HAMZA 6 / E 3 12 -1.00 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 19.00 56.00 0.33 199.714 3877 582 327 327

32 1403 - ELİF ALHAMUT 6 / E 1 14 -3.67 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 13 -2.33 5 10 1.67 16.00 59.00 -3.66 179.895 4084 613 340 340



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 6.SINIF KURUMSAL 5-EK 4153 625 347 347

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 7.36 6.41 5.22 5.55 3.77 4.30 5.68 3.59 4.48 4.80 3.66 3.58 5.96 6.11 3.93 6.20 7.01 3.86 35.55 30.55 25.37 295.977

Şube Ortalaması 6.20 7.50 3.70 4.53 4.60 3.00 4.67 4.63 3.12 4.20 4.93 2.56 5.03 7.50 2.53 5.53 8.37 2.74 30.17 37.53 17.65 266.356

1 623 - AZRA NUR GÜRVARDAR 6 / F 13 2 12.33 10 0 10.00 9 0 9.00 8 2 7.33 11 2 10.33 12 3 11.00 63.00 9.00 59.99 434.425 148 15 11 11

2 714 - EYMEN ÖRGEN 6 / F 11 4 9.67 8 2 7.33 4 5 2.33 8 2 7.33 10 3 9.00 8 6 6.00 49.00 22.00 41.66 366.624 785 88 57 57

3 1353 - ÖMER FARUK ÇELİK 6 / F 10 5 8.33 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 10 5 8.33 7 8 4.33 49.00 26.00 40.32 354.610 937 103 66 66

4 1545 - FATİH TERİM 6 / F 10 5 8.33 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 9 6 7.00 6 9 3.00 48.00 27.00 38.99 344.768 1074 119 76 76

5 1311 - ALİ HAN KORKUT 6 / F 10 5 8.33 6 4 4.67 8 2 7.33 2 5 0.33 6 8 3.33 8 5 6.33 40.00 29.00 30.32 320.211 1477 178 114 114

6 1437 - ECRİN KORKUDAN 6 / F 9 6 7.00 8 1 7.67 5 5 3.33 5 4 3.67 6 2 5.33 6 9 3.00 39.00 27.00 30.00 315.555 1558 188 119 119

7 1474 - UĞUR İNCEOĞLU 6 / F 11 3 10.00 7 3 6.00 7 2 6.33 6 4 4.67 4 10 0.67 6 9 3.00 41.00 31.00 30.67 307.584 1699 207 131 131

8 66 - ARDA TURAN 6 / F 10 5 8.33 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 5 10 1.67 6 9 3.00 40.00 35.00 28.33 301.598 1812 229 147 147

9 798 - 6 / F 6 9 3.00 6 3 5.00 6 4 4.67 8 2 7.33 8 7 5.67 5 10 1.67 39.00 35.00 27.34 295.803 1927 245 160 160

10 99 - HACININ ÖZEL ŞALGAMI 6 / F 8 7 5.67 7 3 6.00 8 2 7.33 1 5 -0.67 3 6 1.00 7 8 4.33 34.00 31.00 23.66 287.052 2077 264 169 169

11 1366 - MUHAMMED AYDOĞAN 6 / F 6 6 4.00 6 4 4.67 8 2 7.33 3 4 1.67 3 7 0.67 8 6 6.00 34.00 29.00 24.34 285.627 2102 267 172 172

12 1632 - NURSEL OT 6 / F 7 8 4.33 5 5 3.33 5 5 3.33 9 1 8.67 5 10 1.67 7 8 4.33 38.00 37.00 25.66 285.177 2110 270 174 174

13 809 - POYRAZ NUR 6 / F 4 11 0.33 3 7 0.67 8 2 7.33 4 6 2.00 8 7 5.67 8 7 5.67 35.00 40.00 21.67 284.953 2117 272 175 175

14 950 - KÜBRA TAŞPINAR 6 / F 8 6 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 3 4 1.67 4 7 1.67 6 8 3.33 33.00 33.00 22.00 282.269 2171 278 179 179

15 757 - ESMA UMU ŞEVKAY 6 / F 8 2 7.33 2 2 1.33 2 3 1.00 7 1 6.67 2 2 1.33 4 2 3.33 25.00 12.00 20.99 276.947 2279 298 191 191

16 1367 - YAREN DAYIOĞLU 6 / F 7 6 5.00 3 7 0.67 3 7 0.67 9 1 8.67 1 3 0.00 6 7 3.67 29.00 31.00 18.68 261.040 2621 361 222 222

17 1507 - ECRİN TUANA 6 / F 6 9 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 0 10 -3.33 7 8 4.33 5 10 1.67 28.00 47.00 12.34 258.011 2672 373 228 228

18 702 - ZEYNEP CÖMERT 6 / F 5 10 1.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 7 8 4.33 6 9 3.00 28.00 47.00 12.33 256.924 2694 376 230 230

19 1335 - YAĞMUR KARACA Y 6 / F 4 11 0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 6 9 3.00 6 9 3.00 25.00 50.00 8.33 239.451 3097 440 259 259

20 1283 - ECRİN KELEBEK 6 / F 9 6 7.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 5 10 1.67 3 12 -1.00 22.00 53.00 4.34 231.225 3273 467 268 268

21 1612 - EREN ÜZGÜLBAŞ 6 / F 3 5 1.33 3 2 2.33 0 3 -1.00 1 1 0.67 1 0 1.00 3 1 2.67 11.00 12.00 7.00 229.563 3310 479 273 273

22 1458 - EMİR AYDOĞAN 6 / F 2 9 -1.00 3 4 1.67 1 3 0.00 4 4 2.67 2 4 0.67 5 5 3.33 17.00 29.00 7.34 224.354 3433 502 286 286



23 0 - MİRA PELİN ŞAHİN 6 / F 3 12 -1.00 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 7 8 4.33 1 14 -3.67 23.00 52.00 5.66 220.096 3521 520 297 297

24 1549 - LALE TÜRKEL 6 / F 5 10 1.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 12 -1.00 5 10 1.67 23.00 52.00 5.67 216.425 3588 530 300 300

25 648 - İSMAİL HAMZA GED 6 / F 0 0 0.00 0 0 0.00 7 3 6.00 5 5 3.33 3 12 -1.00 2 12 -2.00 17.00 32.00 6.33 207.460 3753 557 314 314

26 1501 - ÇAĞLA KURT 6 / F 1 14 -3.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 5 9 2.00 6 9 3.00 19.00 55.00 0.67 205.133 3789 565 317 317

27 1405 - HANAN AL *MOUD 6 / F 4 11 0.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 12 -1.00 4 11 0.33 16.00 59.00 -3.67 189.178 4011 595 333 333

28 1690 - CUDİ MİRAY 6 / F 2 13 -2.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 3 12 -1.00 17.00 58.00 -2.33 182.950 4062 610 339 339

29 614 - EMİR KILIÇ HAMSİ 6 / F 3 11 -0.67 0 10 -3.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 13 -2.33 4 11 0.33 12.00 62.00 -8.67 168.625 4129 620 344 344

30 1352 - AYŞENUR TETİK 6 / F 1 14 -3.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 13 -2.33 3 12 -1.00 11.00 64.00 -10.34 157.052 4147 623 347 347



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 6.SINIF KURUMSAL 5-EK 4153 625 347 347

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 7.36 6.41 5.22 5.55 3.77 4.30 5.68 3.59 4.48 4.80 3.66 3.58 5.96 6.11 3.93 6.20 7.01 3.86 35.55 30.55 25.37 295.977

Şube Ortalaması 7.13 7.55 4.61 4.74 4.90 3.11 4.26 5.29 2.49 4.58 4.77 2.99 4.77 8.97 1.78 5.71 8.81 2.77 31.19 40.29 17.76 265.995

1 799 - AHMET EMİRHAN GÖREN 6 / G 14 1 13.67 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 13 2 12.33 12 3 11.00 66.00 9.00 63.00 450.661 80 9 6 6

2 967 - KAMİL AŞ IN A 6 / G 11 4 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 6 9 3.00 8 7 5.67 50.00 25.00 41.68 348.049 1016 113 72 72

3 802 - NİSA NEHİR ÖZDEMİR 6 / G 7 8 4.33 9 1 8.67 5 1 4.67 6 4 4.67 7 3 6.00 10 5 8.33 44.00 22.00 36.67 339.261 1162 132 85 85

4 367 - BAGER BAYSAL 6 / G 8 6 6.00 8 2 7.33 1 8 -1.67 7 2 6.33 9 5 7.33 9 5 7.33 42.00 28.00 32.65 333.274 1274 151 96 96

5 345 - BERRAK ÖYKÜ GÜRBÜZ 6 / G 9 6 7.00 6 3 5.00 7 3 6.00 10 0 10.00 7 5 5.33 5 7 2.67 44.00 24.00 36.00 325.929 1399 168 108 108

6 647 - BURÇİN APTİKADİR 6 / G 11 4 9.67 10 0 10.00 8 2 7.33 7 2 6.33 4 9 1.00 5 9 2.00 45.00 26.00 36.33 320.967 1461 175 112 112

7 634 - GÜVEN GÜMÜŞ 6 / G 9 6 7.00 5 5 3.33 4 6 2.00 6 4 4.67 6 9 3.00 10 4 8.67 40.00 34.00 28.67 313.512 1589 194 124 124

8 1440 - HAT CE NUR AYAN 6 / G 9 2 8.33 5 2 4.33 6 2 5.33 5 3 4.00 4 1 3.67 5 7 2.67 34.00 17.00 28.33 306.867 1714 212 135 135

9 224 - MUHAMMED CAN GASIMLI 6 / G 5 10 1.67 8 2 7.33 7 2 6.33 3 7 0.67 3 10 -0.33 11 4 9.67 37.00 35.00 25.34 288.505 2058 261 168 168

10 1561 - NARİN CAYMAZ 6 / G 8 6 6.00 5 4 3.67 6 4 4.67 3 3 2.00 5 10 1.67 7 8 4.33 34.00 35.00 22.34 284.156 2130 275 177 177

11 712 - NİSA YÜKSEL 6 / G 11 4 9.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 7 3 6.00 5 10 1.67 5 10 1.67 32.00 43.00 17.67 270.965 2417 321 203 203

12 711 - KAĞAN DOĞAN 6 / G 10 5 8.33 7 2 6.33 3 3 2.00 1 0 1.00 4 11 0.33 4 11 0.33 29.00 32.00 18.32 268.107 2486 336 208 208

13 1296 - BARAN CAN ORAN 6 / G 6 9 3.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 6 8 3.33 8 7 5.67 30.00 44.00 15.34 267.811 2491 337 209 209

14 1340 - ERVA MİNA YÜKSEL 6 / G 7 7 4.67 3 7 0.67 4 6 2.00 8 2 7.33 6 9 3.00 4 11 0.33 32.00 42.00 18.00 262.637 2583 352 216 216

15 624 - MERT DAKAK 6 / G 8 7 5.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 6 8 3.33 5 10 1.67 28.00 46.00 12.67 257.676 2678 374 229 229

16 1038 - SÜMEYYE AKSA BAĞCI 6 / G 10 5 8.33 4 4 2.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 10 -1.33 5 9 2.00 28.00 41.00 14.34 254.720 2738 385 235 235

17 1509 - ELÇİNDENİZ KAR KUŞ 6 / G 5 10 1.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 5 7 2.67 5 10 1.67 29.00 43.00 14.68 251.991 2800 391 236 236

18 1371 - AHSEN *DIN 6 / G 9 4 7.67 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 11 0.33 4 11 0.33 28.00 45.00 13.00 250.591 2837 397 240 240

19 639 - BEYZA NUR EŞİTER 6 / G 6 9 3.00 5 5 3.33 5 5 3.33 5 3 4.00 2 11 -1.67 5 6 3.00 28.00 39.00 14.99 244.229 2982 421 250 250

20 1525 - ARDA HÜ ER 6 / G 6 8 3.33 6 2 5.33 5 5 3.33 3 7 0.67 3 12 -1.00 5 10 1.67 28.00 44.00 13.33 242.821 3010 423 251 251

21 1695 - HATİCE ALKADDUR 6 / G 6 9 3.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 6 9 3.00 4 11 0.33 26.00 49.00 9.67 241.867 3038 429 254 254

22 1317 - BEİ NAY AKBABA 6 / G 7 8 4.33 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 2 13 -2.33 6 9 3.00 27.00 48.00 11.00 235.337 3190 453 264 264



23 966 - EZGİSU ÖCAL 6 / G 7 8 4.33 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 3 12 -1.00 4 11 0.33 26.00 49.00 9.66 231.036 3281 471 269 269

24 1370 - DİYAP MUHAMMED 6 / G 6 9 3.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 5 10 1.67 4 11 0.33 23.00 52.00 5.66 224.389 3432 501 285 285

25 1504 - ECRİN DURU ERGÜNEN 6 / G 6 9 3.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 5 10 1.67 23.00 52.00 5.67 220.412 3513 518 296 296

26 1555 - EFE UYSAL 6 / G 3 12 -1.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 11 0.33 6 9 3.00 21.00 54.00 2.99 213.831 3635 541 305 305

27 1337 - ALİ BERA KİRKİT 6 / G 5 10 1.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 5 2.33 2 13 -2.33 17.00 52.00 -0.33 206.281 3770 560 315 315

28 411 - SEDAT YUSUF GÜVENÇ 6 / G 4 11 0.33 1 8 -1.67 4 5 2.33 2 8 -0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 19.00 54.00 0.98 204.825 3798 566 318 318

29 766 - HAFSA EVİN 6 / G 1 14 -3.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 5 5 3.33 5 10 1.67 5 9 2.00 19.00 55.00 0.67 200.182 3862 578 325 325

30 1116 - EFSA NUR KÖPRÜLÜ 6 / G 5 10 1.67 3 7 0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 2 13 -2.33 20.00 55.00 1.68 196.595 3915 587 329 329

31 76 - MUS AFA EMİR ÖZDEMİR 6 / G 2 13 -2.33 4 6 2.00 2 7 -0.33 4 5 2.33 3 12 -1.00 3 12 -1.00 18.00 55.00 -0.33 188.351 4018 599 335 335



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 6.SINIF KURUMSAL 5-EK 4153 625 347 347

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 7.36 6.41 5.22 5.55 3.77 4.30 5.68 3.59 4.48 4.80 3.66 3.58 5.96 6.11 3.93 6.20 7.01 3.86 35.55 30.55 25.37 295.977

Şube Ortalaması 7.32 7.06 4.97 5.00 4.59 3.47 5.03 4.41 3.56 4.44 4.12 3.07 6.18 7.12 3.80 6.15 7.53 3.64 34.12 34.82 22.51 287.253

1 0 - BERAT ŞAHİN 6 / H 12 3 11.00 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 12 3 11.00 9 6 7.00 59.00 16.00 53.67 409.345 307 34 23 23

2 1278 - ÖMER ASAF TARIM 6 / H 11 4 9.67 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 11 4 9.67 11 4 9.67 59.00 16.00 53.68 408.592 311 35 24 24

3 973 - ALPER YURTSEVEN 6 / H 12 3 11.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 11 4 9.67 9 6 7.00 58.00 17.00 52.34 402.828 364 40 27 27

4 742 - KIVANÇ FİDEN 6 / H 11 4 9.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 10 5 8.33 11 4 9.67 56.00 19.00 49.66 392.253 474 55 38 38

5 312 - ARDA EMİR ÜNAL 6 / H 12 3 11.00 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 9 4 7.67 11 4 9.67 55.00 18.00 49.00 391.218 487 60 40 40

6 390 - ÖMERAKİF * ĞDAYCI 6 / H 12 3 11.00 10 0 10.00 10 0 10.00 6 4 4.67 7 7 4.67 11 4 9.67 56.00 18.00 50.01 386.641 539 65 44 44

7 1013 - HATİCE ÖMRÜM ÖZCAN 6 / H 15 0 15.00 8 1 7.67 8 2 7.33 7 3 6.00 7 5 5.33 8 4 6.67 53.00 15.00 48.00 384.730 557 69 48 48

8 600 - ECRİN GÜNDO DU 6 / H 11 4 9.67 5 5 3.33 7 3 6.00 7 3 6.00 9 0 9.00 10 5 8.33 49.00 20.00 42.33 372.391 716 82 53 53

9 590 - YAKUP ALALI 6 / H 11 3 10.00 7 2 6.33 4 3 3.00 1 0 1.00 9 4 7.67 10 5 8.33 42.00 17.00 36.33 357.128 909 101 64 64

10 1088 - ÖMER FARUK DÖNMEZ 6 / H 9 5 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 0 5 -1.67 8 4 6.67 9 5 7.33 44.00 21.00 37.00 350.467 992 110 70 70

11 1055 - BURAK TUNA 6 / H 8 7 5.67 5 5 3.33 8 2 7.33 4 6 2.00 11 4 9.67 8 7 5.67 44.00 31.00 33.67 340.965 1135 127 83 83

12 803 - NİSANUR SEVİNÇ 6 / H 9 6 7.00 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 9 6 7.00 7 7 4.67 40.00 34.00 28.67 320.314 1473 177 113 113

13 1506 - ECRİN KURT 6 / H 8 7 5.67 7 2 6.33 7 2 6.33 8 2 7.33 5 7 2.67 7 6 5.00 42.00 26.00 33.33 314.110 1580 191 122 122

14 1670 - SÜMEYRA ULUOCAK 6 / H 9 6 7.00 6 4 4.67 5 5 3.33 8 2 7.33 6 9 3.00 7 7 4.67 41.00 33.00 30.00 308.176 1685 203 128 128

15 1312 - ZEYNEP TAŞCI 6 / H 4 11 0.33 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 6 9 3.00 8 7 5.67 40.00 35.00 28.33 292.126 1994 255 165 165

16 265 - ASUDE ZEYNEP ULAŞ 6 / H 6 9 3.00 7 3 6.00 6 4 4.67 5 3 4.00 4 11 0.33 6 8 3.33 34.00 38.00 21.33 268.541 2476 334 206 206

17 1510 - ELİF ER A İNCİLER 6 / H 6 9 3.00 0 10 -3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 7 8 4.33 9 6 7.00 29.00 46.00 13.66 268.375 2481 335 207 207

18 1309 - EMİR POLATCAN 6 / H 4 9 1.00 4 6 2.00 4 6 2.00 6 3 5.00 7 6 5.00 5 8 2.33 30.00 38.00 17.33 265.185 2535 345 213 213

19 28 - YUSUF EYMEN YAVRUCU 6 / H 5 10 1.67 5 4 3.67 2 4 0.67 1 0 1.00 7 6 5.00 2 1 1.67 22.00 25.00 13.68 258.749 2657 369 225 225

20 1581 - EGE KONAL 6 / H 5 10 1.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 5 10 1.67 6 9 3.00 28.00 47.00 12.34 244.838 2966 418 248 248

21 1328 - YAĞMUR OMURTAG 6 / H 9 6 7.00 3 6 1.00 3 5 1.33 0 0 0.00 0 2 -0.67 5 9 2.00 20.00 28.00 10.66 244.372 2977 420 249 249

22 717 - FEYZA KALFA 6 / H 4 10 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 6 4 4.67 6 9 3.00 4 11 0.33 28.00 46.00 12.67 242.374 3022 426 253 253



23 719 - BERAT KARAGÖL 6 / H 4 11 0.33 4 6 2.00 3 7 0.67 7 3 6.00 7 8 4.33 3 12 -1.00 28.00 47.00 12.33 241.707 3042 430 255 255

24 716 - ZEHRANUR GÜL 6 / H 2 1 1.67 1 1 0.67 1 1 0.67 0 0 0.00 6 9 3.00 0 0 0.00 10.00 12.00 6.01 228.934 3325 483 276 276

25 363 - ENES AVCIOGLU 6 / H 6 9 3.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 6 9 3.00 4 11 0.33 22.00 53.00 4.33 227.182 3366 490 280 280

26 1343 - BERKE ÖZTÜRK 6 / H 7 8 4.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 7 -1.33 2 5 0.33 4 8 1.33 19.00 43.00 4.66 224.990 3419 498 283 283

27 1388 - RIDVAN MUHAMMED 6 / H 4 11 0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 5 5 3.33 3 12 -1.00 5 10 1.67 25.00 50.00 8.33 220.926 3504 517 295 295

28 0 - BARAN AKÇAY 6 / H 5 10 1.67 3 7 0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 3 12 -1.00 4 11 0.33 23.00 52.00 5.67 213.879 3632 539 303 303

29 436 - SÜLEYMAN EMİR ÇEVİK 6 / H 2 13 -2.33 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 4 10 0.67 20.00 54.00 2.01 207.952 3741 555 313 313

30 1442 - NEHİR USTA 6 / H 8 7 5.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 1 14 -3.67 20.00 55.00 1.66 204.649 3804 569 320 320

31 741 - AYŞENUR TAŞCI 6 / H 6 9 3.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 0 5 -1.67 5 10 1.67 16.00 49.00 -0.33 203.871 3817 570 321 321

32 1375 - ARAS KOÇ 6 / H 6 9 3.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 4 11 0.33 2 13 -2.33 18.00 57.00 -0.99 200.154 3863 579 326 326

33 1378 - RAHAF BALALOU 6 / H 3 8 0.33 2 7 -0.33 4 5 2.33 2 7 -0.33 3 9 0.00 2 11 -1.67 16.00 47.00 0.33 198.477 3890 585 328 328

34 0 - ARDA ALİ OKUTAN 6 / H 3 12 -1.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 2 13 -2.33 14.00 61.00 -6.33 170.162 4128 619 343 343



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 7.36 6.41 5.22 5.55 3.77 4.30 5.68 3.59 4.48 4.80 3.66 3.58 5.96 6.11 3.93 6.20 7.01 3.86 35.55 30.55 25.37 295.977

Şube Ortalaması 6.34 7.83 3.74 5.10 4.31 3.67 4.48 4.10 3.12 4.79 2.86 3.84 4.41 6.14 2.37 5.41 7.24 3.00 30.55 32.48 19.72 271.201

1 768 - OĞUZ KOÇ K 6 / I 9 6 7.00 10 0 10.00 1 0 1.00 6 4 4.67 8 5 6.33 11 4 9.67 45.00 19.00 38.67 354.069 943 105 67 67

2 640 - İPEK ÇERKEZOĞLU 6 / I 9 6 7.00 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 6 8 3.33 49.00 20.00 42.33 352.744 960 107 68 68

3 1646 - SERDAR ALTAN 6 / I 11 2 10.33 8 0 8.00 6 2 5.33 5 1 4.67 4 3 3.00 8 4 6.67 42.00 12.00 38.00 342.364 1107 124 81 81

4 694 - GGÖKNUR AFŞARR 6 / I 11 4 9.67 8 2 7.33 4 4 2.67 4 0 4.00 7 5 5.33 8 5 6.33 42.00 20.00 35.33 341.047 1133 126 82 82

5 1364 - HASAN TÜRKMENOĞLU 6 / I 10 4 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 8 1 7.67 9 3 8.00 3 8 0.33 44.00 22.00 36.67 336.974 1208 139 91 91

6 664 - YUSUF PEKŞEN 6 / I 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 2 1 1.67 8 5 6.33 44.00 12.00 40.00 330.572 1320 154 99 99

7 1381 - EMİR DEMİRÖZ 6 / I 8 7 5.67 7 3 6.00 6 4 4.67 4 5 2.33 5 3 4.00 8 2 7.33 38.00 24.00 30.00 317.036 1525 185 117 117

8 348 - YAŞAR CAMGÖZ 6 / I 11 4 9.67 7 3 6.00 7 3 6.00 4 1 3.67 6 8 3.33 5 10 1.67 40.00 29.00 30.34 312.618 1608 198 126 126

9 0 - AE*****MM 6 / I 8 7 5.67 8 2 7.33 7 3 6.00 5 2 4.33 4 6 2.00 7 8 4.33 39.00 28.00 29.66 303.251 1784 225 145 145

10 1512 - EYLÜL ELVİN BERBER 6 / I 4 11 0.33 4 6 2.00 7 3 6.00 7 3 6.00 9 6 7.00 8 7 5.67 39.00 36.00 27.00 301.066 1818 232 150 150

11 1350 - SEVDE OFLUOĞLU 6 / I 10 4 8.67 5 2 4.33 6 3 5.00 4 0 4.00 0 0 0.00 2 1 1.67 27.00 10.00 23.67 281.821 2182 280 180 180

12 208 - ELİF YAĞMUR ÇELİK 6 / I 9 6 7.00 6 4 4.67 6 4 4.67 7 3 6.00 4 11 0.33 5 10 1.67 37.00 38.00 24.34 280.014 2215 285 183 183

13 721 - BERFİN HASANOĞLU 6 / I 6 9 3.00 4 6 2.00 3 4 1.67 8 2 7.33 6 9 3.00 7 8 4.33 34.00 38.00 21.33 275.787 2300 301 192 192

14 1430 - ELİF DİZMAN 6 / I 5 10 1.67 5 5 3.33 5 5 3.33 4 1 3.67 6 5 4.33 5 10 1.67 30.00 36.00 18.00 266.133 2521 343 212 212

15 723 - MUSAB KAHYAOĞLU 6 / I 7 7 4.67 6 4 4.67 0 0 0.00 7 2 6.33 2 4 0.67 5 8 2.33 27.00 25.00 18.67 262.523 2587 353 217 217

16 669 - EDA ELİF MACİT 6 / I 7 8 4.33 7 3 6.00 7 3 6.00 4 6 2.00 1 14 -3.67 8 7 5.67 34.00 41.00 20.33 261.580 2610 359 221 221

17 1624 - MUSA ÇİÇEK 6 / I 8 7 5.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 7 8 4.33 4 11 0.33 29.00 46.00 13.66 260.505 2632 363 223 223

18 836 - ECRİN KÖK 6 / I 3 12 -1.00 3 7 0.67 4 6 2.00 6 1 5.67 6 9 3.00 8 7 5.67 30.00 42.00 16.01 256.698 2700 380 232 232

19 1002 - ÖVGÜ ECE RESSAM 6 / I 7 8 4.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 1 1 0.67 5 9 2.00 25.00 36.00 13.00 247.436 2906 412 245 245

20 1604 - RAVZA AYKOL 6 / I 3 7 0.67 2 6 0.00 5 2 4.33 6 2 5.33 0 0 0.00 5 4 3.67 21.00 21.00 14.00 241.582 3047 432 256 256

21 1379 - BUĞRA BATĞİ 6 / I 3 12 -1.00 3 7 0.67 4 6 2.00 0 0 0.00 4 5 2.33 5 5 3.33 19.00 35.00 7.33 230.942 3285 473 270 270

22 1463 - EMİRHAN ÇELENK 6 / I 1 6 -1.00 3 2 2.33 3 7 0.67 4 3 3.00 5 10 1.67 5 8 2.33 21.00 36.00 9.00 229.970 3306 477 272 272



23 1589 - BERAT U MUTÖZGÜL 6 / I 7 8 4.33 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 12 -1.00 5 10 1.67 24.00 51.00 7.00 229.066 3319 482 275 275

24 991 - EGE DORUKAÇIKER 6 / I 2 13 -2.33 7 3 6.00 0 9 -3.00 1 1 0.67 7 8 4.33 2 5 0.33 19.00 39.00 6.00 226.588 3378 491 281 281

25 1349 - ERAY BAYRAMOĞLU 6 / I 3 12 -1.00 3 7 0.67 4 6 2.00 8 2 7.33 5 10 1.67 3 12 -1.00 26.00 49.00 9.67 222.289 3474 512 291 291

26 997 - RANA KAÇAN 6 / I 7 7 4.67 1 4 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 11.00 4.34 220.992 3497 516 294 294

27 815 - BURAK KUL 6 / I 4 11 0.33 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 9 0.00 4 11 0.33 22.00 50.00 5.33 215.775 3597 532 301 301

28 1700 - MERV MİRAY 6 / I 3 12 -1.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 5 10 1.67 3 12 -1.00 16.00 59.00 -3.66 191.225 3994 593 332 332

29 1058 - E İRAD L DİRİK 6 / I 1 14 -3.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 1 11 -2.67 4 11 0.33 15.00 57.00 -4.01 172.150 4121 618 342 342



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 7.36 6.41 5.22 5.55 3.77 4.30 5.68 3.59 4.48 4.80 3.66 3.58 5.96 6.11 3.93 6.20 7.01 3.86 35.55 30.55 25.37 295.977

Şube Ortalaması 6.89 7.00 4.56 5.29 4.25 3.87 5.82 3.79 4.56 4.75 4.04 3.41 5.54 7.00 3.20 5.29 8.29 2.52 33.57 34.36 22.12 281.249

1 724 - AHMET GÜNEY EFE 6 / K 12 1 11.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 6 7.00 57.00 11.00 53.35 401.660 375 42 29 29

2 1798 - İLKER EYMEN BAHAR 6 / K 13 2 12.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 4 5.67 9 4 7.67 58.00 11.00 54.34 397.692 413 49 33 33

3 1427 - MUHAMMED EMİR ESER 6 / K 7 8 4.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 12 3 11.00 9 3 8.00 57.00 15.00 52.00 392.491 471 54 37 37

4 195 - BORAN ÖZDEMİR 6 / K 6 9 3.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 5 8.33 8 7 5.67 52.00 23.00 44.34 356.412 916 102 65 65

5 146 - BERRA ECE TAŞGIN 6 / K 9 6 7.00 6 4 4.67 9 1 8.67 7 3 6.00 9 3 8.00 7 8 4.33 47.00 25.00 38.67 346.870 1038 116 73 73

6 1517 - KEVSER SENA CİGA 6 / K 10 5 8.33 6 4 4.67 9 1 8.67 7 3 6.00 7 4 5.67 7 8 4.33 46.00 25.00 37.67 339.607 1154 130 84 84

7 677 - HALİDE HALİLOVA 6 / K 8 7 5.67 7 3 6.00 10 0 10.00 6 4 4.67 9 6 7.00 6 8 3.33 46.00 28.00 36.67 334.974 1244 145 94 94

8 773 - BERAT ŞENYUVA 6 / K 10 2 9.33 5 4 3.67 8 2 7.33 7 3 6.00 6 3 5.00 6 6 4.00 42.00 20.00 35.33 332.552 1287 152 97 97

9 725 - ELİF NİDA KUŞDEMİR 6 / K 7 8 4.33 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 7 5 5.33 8 7 5.67 45.00 27.00 35.99 329.095 1349 160 103 103

10 1648 - S LEYMA ILDIZ 6 / K 8 7 5.67 3 7 0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 6 4 4.67 10 5 8.33 37.00 33.00 26.00 308.481 1681 202 127 127

11 314 - SEMIH TALHA TERZI 6 / K 8 2 7.33 1 4 -0.33 9 1 8.67 6 4 4.67 7 6 5.00 4 3 3.00 35.00 20.00 28.34 307.876 1691 204 129 129

12 1006 - SELEN UNUN 6 / K 9 6 7.00 7 3 6.00 5 5 3.33 6 4 4.67 5 7 2.67 7 8 4.33 39.00 33.00 28.00 303.269 1783 224 144 144

13 845 - CANSU D* AN 6 / K 7 4 5.67 5 5 3.33 5 4 3.67 2 2 1.33 7 4 5.67 5 7 2.67 31.00 26.00 22.34 293.409 1969 252 163 163

14 1606 - HAMZA ŞAHİN 6 / K 4 6 2.00 7 3 6.00 5 4 3.67 0 0 0.00 5 0 5.00 5 6 3.00 26.00 19.00 19.67 278.842 2245 293 190 190

15 1007 - YAĞIZ BATIN BAŞER 6 / K 4 11 0.33 8 2 7.33 1 9 -2.00 2 7 -0.33 8 5 6.33 6 9 3.00 29.00 43.00 14.66 267.162 2504 340 210 210

16 769 - ESRA YAMAN 6 / K 7 6 5.00 3 6 1.00 5 5 3.33 6 4 4.67 4 9 1.00 6 9 3.00 31.00 39.00 18.00 263.698 2565 348 214 214

17 1653 - TAHA BATĞİ 6 / K 8 5 6.33 3 6 1.00 3 6 1.00 5 5 3.33 5 9 2.00 5 9 2.00 29.00 40.00 15.66 262.511 2588 354 218 218

18 846 - YAĞIZ ALİ SAĞLIK 6 / K 7 8 4.33 4 6 2.00 6 4 4.67 7 3 6.00 5 10 1.67 3 12 -1.00 32.00 43.00 17.67 255.479 2721 383 234 234

19 1386 - İSMAİL DİKBAŞ 6 / K 5 7 2.67 8 2 7.33 3 7 0.67 4 3 3.00 4 5 2.33 1 8 -1.67 25.00 32.00 14.33 247.547 2903 411 244 244

20 671 - YÜKSELPO YRAZ GÖKÇE 6 / K 7 7 4.67 5 4 3.67 3 4 1.67 0 0 0.00 2 12 -2.00 5 8 2.33 22.00 35.00 10.34 235.819 3179 452 263 263

21 1631 - MUSHAP KIZGINYÜREK 6 / K 5 10 1.67 7 3 6.00 8 2 7.33 0 10 -3.33 3 12 -1.00 3 12 -1.00 26.00 49.00 9.67 227.347 3362 489 279 279

22 1464 - ARDA ENES GÜREL 6 / K 5 6 3.00 2 4 0.67 2 3 1.00 4 2 3.33 4 7 1.67 0 9 -3.00 17.00 31.00 6.67 221.489 3485 514 293 293



23 1385 - BELİNAY GÜZEL 6 / K 5 10 1.67 5 5 3.33 6 4 4.67 7 3 6.00 2 13 -2.33 2 13 -2.33 27.00 48.00 11.01 217.649 3564 525 299 299

24 1733 - YAHYA SELİM 6 / K 5 10 1.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 5 10 1.67 20.00 55.00 1.67 213.077 3645 545 307 307

25 0 - FATMA HAMİDİ 6 / K 4 11 0.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 20.00 55.00 1.66 206.089 3778 562 316 316

26 1671 - YAREN CESUR 6 / K 3 12 -1.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 8 0.33 4 10 0.67 14.00 56.00 -4.67 188.687 4015 598 334 334

27 1059 - ENES EFE KARAHAN 6 / K 5 10 1.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 14 -3.67 3 12 -1.00 15.00 60.00 -5.00 177.466 4098 614 341 341

28 1605 - ERDEM SE VIM 6 / K 5 10 1.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 0 15 -5.00 1 14 -3.67 15.00 60.00 -5.01 167.709 4130 621 345 345



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 6.SINIF KURUMSAL 5-EK 4153 625 347 347

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 7.36 6.41 5.22 5.55 3.77 4.30 5.68 3.59 4.48 4.80 3.66 3.58 5.96 6.11 3.93 6.20 7.01 3.86 35.55 30.55 25.37 295.977

Şube Ortalaması 8.09 6.09 6.06 5.76 3.88 4.46 5.79 3.82 4.52 4.85 3.82 3.58 5.12 6.33 3.01 5.73 7.85 3.11 35.33 31.79 24.74 291.787

1 1357 - ÖMER FARUK KARTAL 6 / L 13 2 12.33 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 14 1 13.67 9 6 7.00 63.00 12.00 59.00 434.939 141 14 10 10

2 1212 - EMİR İZZET VAROL 6 / L 13 2 12.33 10 0 10.00 10 0 10.00 7 3 6.00 12 2 11.33 10 3 9.00 62.00 10.00 58.66 431.165 164 17 13 13

3 1356 - EMİR KUZEY BEYAZ 6 / L 15 0 15.00 10 0 10.00 7 3 6.00 7 3 6.00 12 2 11.33 5 9 2.00 56.00 17.00 50.33 401.814 374 41 28 28

4 1355 - DORUK ÇINAR 6 / L 11 4 9.67 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 13 2 12.33 8 7 5.67 57.00 18.00 51.00 400.937 379 43 30 30

5 689 - ZEYNEP MERYEM GÖNÜL 6 / L 12 3 11.00 4 6 2.00 8 2 7.33 6 2 5.33 10 3 9.00 10 5 8.33 50.00 21.00 42.99 376.903 657 76 50 50

6 117 - MUHAMMED HASAN CAN 6 / L 12 3 11.00 7 3 6.00 5 5 3.33 9 1 8.67 9 4 7.67 8 7 5.67 50.00 23.00 42.34 365.099 808 94 60 60

7 1666 - SUKEYNA TEKECİ 6 / L 11 4 9.67 7 3 6.00 10 0 10.00 5 3 4.00 5 4 3.67 10 4 8.67 48.00 18.00 42.01 357.150 908 100 63 63

8 209 - MUSTAFA TAHA SEK İ 6 / L 2 0 2.00 10 0 10.00 9 1 8.67 5 1 4.67 4 0 4.00 12 3 11.00 42.00 5.00 40.34 342.982 1100 123 80 80

9 1514 - ELİF NAZ YAZICI 6 / L 10 5 8.33 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 3 6 1.00 8 7 5.67 48.00 21.00 41.00 336.668 1216 141 92 92

10 1676 - ZELDA ÇİÇEK 6 / L 9 4 7.67 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 4 9 1.00 9 5 7.33 46.00 24.00 38.00 329.436 1341 158 102 102

11 1736 - EMİRHAN ERKAN 6 / L 12 1 11.67 7 3 6.00 5 5 3.33 6 3 5.00 3 1 2.67 7 8 4.33 40.00 21.00 33.00 325.878 1400 169 109 109

12 787 - FİLİZ GEZİCİ 6 / L 12 3 11.00 5 5 3.33 7 3 6.00 6 1 5.67 5 10 1.67 8 7 5.67 43.00 29.00 33.34 323.498 1428 171 110 110

13 1389 - MEHMET ŞAKAR 6 / L 10 5 8.33 7 3 6.00 6 3 5.00 3 3 2.00 2 5 0.33 9 6 7.00 37.00 25.00 28.66 306.965 1712 211 134 134

14 113 - AKAY EMİRHAN ÖCAL 6 / L 10 4 8.67 6 4 4.67 4 4 2.67 0 0 0.00 5 1 4.67 5 5 3.33 30.00 18.00 24.01 303.305 1782 223 143 143

15 685 - ZEYNEP DERE 6 / L 8 7 5.67 9 1 8.67 6 3 5.00 6 4 4.67 8 3 7.00 1 12 -3.00 38.00 30.00 28.01 301.232 1817 231 149 149

16 1062 - KEREM GÜL 6 / L 7 8 4.33 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 4 6 2.00 6 7 3.67 40.00 28.00 30.66 299.983 1848 236 153 153

17 684 - MUHAMMED EMİN EROĞLU6 / L 10 5 8.33 8 2 7.33 7 3 6.00 1 9 -2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 34.00 31.00 23.66 296.079 1919 244 159 159

18 193 - MUHAME**EEMİN BAŞ*VAK6 / L 6 9 3.00 4 6 2.00 5 3 4.00 7 2 6.33 5 10 1.67 7 6 5.00 34.00 36.00 22.00 275.146 2311 303 193 193

19 945 - AHMET ÖZCAN 6 / L 8 7 5.67 5 5 3.33 6 4 4.67 5 4 3.67 4 7 1.67 4 9 1.00 32.00 36.00 20.01 269.974 2438 326 204 204

20 1022 - RÜVEYDA ŞİDDE 6 / L 10 5 8.33 6 4 4.67 8 2 7.33 5 4 3.67 3 12 -1.00 3 12 -1.00 35.00 39.00 22.00 268.792 2465 331 205 205

21 853 - SENCER CANER OCAK 6 / L 4 9 1.00 4 5 2.33 8 2 7.33 6 0 6.00 1 1 0.67 5 8 2.33 28.00 25.00 19.66 256.886 2695 377 231 231

22 730 - MİNEL İYİBAK 6 / L 7 8 4.33 7 2 6.33 4 6 2.00 4 4 2.67 2 7 -0.33 4 6 2.00 28.00 33.00 17.00 256.334 2705 382 233 233



23 778 - ASAF T PRAK DENİZ 6 / L 8 6 6.00 6 4 4.67 5 5 3.33 5 5 3.33 3 12 -1.00 3 12 -1.00 30.00 44.00 15.33 246.761 2918 415 246 246

24 1359 - BERENSU YILMAZ 6 / L 9 6 7.00 1 7 -1.33 0 7 -2.33 2 8 -0.67 4 7 1.67 4 9 1.00 20.00 44.00 5.34 235.831 3178 451 262 262

25 737 - SUDEN POLATCAN 6 / L 7 7 4.67 6 2 5.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 3 12 -1.00 2 13 -2.33 25.00 47.00 9.34 229.263 3316 481 274 274

26 852 - ASLISU KARDEŞ 6 / L 6 9 3.00 2 6 0.00 3 6 1.00 3 5 1.33 4 7 1.67 2 9 -1.00 20.00 42.00 6.00 224.546 3429 500 284 284

27 1613 - MEHMETCAN GEDİK 6 / L 5 9 2.00 2 7 -0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 5 8 2.33 22.00 49.00 5.67 223.924 3445 507 288 288

28 153 - TOLGA HAKTAN BİLEN 6 / L 4 11 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 10 -0.33 5 8 2.33 20.00 51.00 2.99 210.437 3696 551 309 309

29 1659 - TALHA KÜÇÜK 6 / L 3 12 -1.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 11 0.33 4 10 0.67 21.00 53.00 3.33 208.287 3739 554 312 312

30 1708 - ZEHRA HALLO 6 / L 6 9 3.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 11 0.33 2 13 -2.33 19.00 56.00 0.33 204.786 3800 567 319 319

31 1017 - NİSA NUR ÇETİN 6 / L 1 14 -3.67 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 2 10 -1.33 6 7 3.67 20.00 50.00 3.34 203.493 3819 571 322 322

32 593 - VURAL CİHAN KARTAL 6 / L 4 11 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 3 12 -1.00 2 13 -2.33 20.00 55.00 1.67 195.611 3930 588 330 330

33 1516 - EMİR CAN YILDIZ 6 / L 2 9 -1.00 0 7 -2.33 0 7 -2.33 1 2 0.33 1 6 -1.00 4 7 1.67 8.00 38.00 -4.66 184.860 4044 603 337 337


