
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5.SINIF KURUMSAL 5-EK 4334 808 408 408

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 6.72 7.17 4.34 5.62 3.91 4.32 5.98 3.42 4.84 4.10 4.30 2.67 5.42 6.76 3.16 5.64 8.05 2.96 33.48 33.59 22.28 282.477

Şube Ortalaması 8.00 5.00 6.33 7.00 3.00 6.00 6.00 4.00 4.67 4.00 6.00 2.00 4.00 10.00 0.67 3.00 12.00 -1.00 32.00 40.00 18.67 262.679

1 984 - ECRİN ÜLKÜ ARIK 5 / 0 8 5 6.33 7 3 6.00 6 4 4.67 4 6 2.00 4 10 0.67 3 12 -1.00 32.00 40.00 18.67 262.679 2377 422 267 267



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5.SINIF KURUMSAL 5-EK 4334 808 408 408

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 6.72 7.17 4.34 5.62 3.91 4.32 5.98 3.42 4.84 4.10 4.30 2.67 5.42 6.76 3.16 5.64 8.05 2.96 33.48 33.59 22.28 282.477

Şube Ortalaması 9.42 4.91 7.79 7.85 2.09 7.15 7.79 1.91 7.15 5.85 1.97 5.19 8.12 3.52 6.95 9.21 5.09 7.52 48.24 19.48 41.75 360.453

1 2324 - ÖMER KARAKAYA 5 / A 13 1 12.67 10 0 10.00 8 1 7.67 8 2 7.33 12 3 11.00 11 3 10.00 62.00 10.00 58.67 431.951 99 16 10 10

2 45 - DERİN HANZADE ÖZKAN 5 / A 13 1 12.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 0 9.00 11 3 10.00 11 4 9.67 62.00 10.00 58.68 426.749 116 22 14 14

3 70 - MİRAY KUL 5 / A 11 4 9.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 11 4 9.67 12 3 11.00 62.00 13.00 57.67 418.292 165 29 16 16

4 1521 - BERKE EMİR BAYER 5 / A 12 3 11.00 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 12 1 11.67 10 5 8.33 59.00 14.00 54.33 415.732 178 33 20 20

5 43 - BİLGE MERCANOĞLU 5 / A 12 3 11.00 9 1 8.67 7 3 6.00 6 3 5.00 12 2 11.33 11 4 9.67 57.00 16.00 51.67 411.672 205 42 27 27

6 83 - ÖMER DUMAN 5 / A 11 2 10.33 8 2 7.33 8 2 7.33 6 1 5.67 9 5 7.33 13 2 12.33 55.00 14.00 50.32 398.205 316 52 36 36

7 95 - TUSEM GÜLBÜZ 5 / A 12 3 11.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 7 3 6.00 10 5 8.33 58.00 12.00 54.00 395.128 342 56 40 40

8 40 - BERK UZUNGÜN 5 / A 10 5 8.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 11 1 10.67 10 5 8.33 55.00 17.00 49.33 394.321 346 58 42 42

9 79 - NİSA NUR ÖZER 5 / A 7 7 4.67 9 1 8.67 7 3 6.00 6 3 5.00 11 2 10.33 14 1 13.67 54.00 17.00 48.34 394.121 349 59 43 43

10 48 - EFE ŞENTÜRK 5 / A 9 5 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 5 4 3.67 11 3 10.00 10 5 8.33 53.00 19.00 46.67 384.961 426 73 53 53

11 44 - ÇINAR GÜLER 5 / A 11 4 9.67 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 12 3 11.00 9 6 7.00 51.00 24.00 43.00 380.010 465 79 56 56

12 99 - 5 / A 10 4 8.67 8 2 7.33 9 0 9.00 5 1 4.67 9 4 7.67 10 3 9.00 51.00 14.00 46.34 379.732 468 80 57 57

13 57 - FARUKCAN KIRNAPCI 5 / A 12 1 11.67 8 2 7.33 8 1 7.67 2 1 1.67 9 2 8.33 8 4 6.67 47.00 11.00 43.34 377.717 494 87 64 64

14 64 - KUZEY DENİZ ÇOLA 5 / A 10 5 8.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 5 8.33 8 7 5.67 54.00 21.00 47.00 374.119 527 92 68 68

15 30 - AYŞE BERRA AYÇİÇEK 5 / A 10 4 8.67 8 1 7.67 9 1 8.67 4 3 3.00 7 1 6.67 10 4 8.67 48.00 14.00 43.35 369.235 582 103 76 76

16 50 - ELİF SARUÇ 5 / A 7 8 4.33 5 5 3.33 9 1 8.67 6 1 5.67 10 3 9.00 12 2 11.33 49.00 20.00 42.33 367.075 601 109 82 82

17 73 - MURAT EFE KAYAR 5 / A 8 7 5.67 9 1 8.67 8 2 7.33 6 0 6.00 10 4 8.67 9 5 7.33 50.00 19.00 43.67 366.121 614 112 84 84

18 286 - ENSAR ALİ GÜVEN 5 / A 7 7 4.67 9 1 8.67 7 3 6.00 6 3 5.00 11 1 10.67 8 7 5.67 48.00 22.00 40.68 360.093 682 122 92 92

19 59 - FATİH KARADENİZ 5 / A 10 4 8.67 8 2 7.33 4 2 3.33 0 0 0.00 8 4 6.67 12 3 11.00 42.00 15.00 37.00 358.850 698 125 95 95

20 96 - YAĞIZ GÖKTUĞ FAKİÇ 5 / A 9 6 7.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 2 6.33 6 7 3.67 11 4 9.67 51.00 21.00 44.01 358.046 712 126 96 96

21 103 - YEŞİM BAYAR 5 / A 10 5 8.33 8 2 7.33 8 2 7.33 6 2 5.33 6 2 5.33 9 5 7.33 47.00 18.00 40.98 354.025 753 135 101 101

22 333 - BERK ALBAYRAK 5 / A 8 6 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 9 5 7.33 11 4 9.67 47.00 26.00 38.33 353.490 758 136 102 102



23 105 - YUSUF BUĞRA ZORLU 5 / A 10 5 8.33 6 4 4.67 4 6 2.00 7 1 6.67 10 5 8.33 9 6 7.00 46.00 27.00 37.00 351.048 788 141 105 105

24 78 - NEHİR TURNA 5 / A 9 6 7.00 9 1 8.67 7 3 6.00 7 1 6.67 6 4 4.67 9 5 7.33 47.00 20.00 40.34 347.054 832 146 108 108

25 41 - BERRA ÇINAR 5 / A 8 6 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 5 3 4.00 8 7 5.67 44.00 23.00 36.34 327.255 1109 198 138 138

26 34 - MİNA TURAN 5 / A 8 6 6.00 7 3 6.00 7 2 6.33 4 5 2.33 8 2 7.33 6 8 3.33 40.00 26.00 31.32 324.217 1161 210 145 145

27 54 - ERVA AKTAŞ 5 / A 9 5 7.33 6 3 5.00 7 3 6.00 0 0 0.00 5 4 3.67 8 4 6.67 35.00 19.00 28.67 315.852 1298 231 159 159

28 61 - FATMA ECE ATILGAN 5 / A 7 8 4.33 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 5 4 3.67 8 7 5.67 40.00 29.00 30.34 308.295 1417 250 167 167

29 107 - ZEYNEP SU ERDOĞAN 5 / A 9 6 7.00 6 4 4.67 7 2 6.33 6 4 4.67 6 7 3.67 5 9 2.00 39.00 32.00 28.34 302.527 1518 267 179 179

30 66 - METEH N * TÜRK 5 / A 7 7 4.67 9 1 8.67 5 5 3.33 5 4 3.67 4 8 1.33 8 7 5.67 38.00 32.00 27.34 296.319 1632 290 194 194

31 89 - EYLÜL KIZILASLAN 5 / A 9 5 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 7 1 6.67 2 4 0.67 3 8 0.33 37.00 22.00 29.66 293.477 1685 302 202 202

32 62 - EDA KARAMIZRAK 5 / A 7 6 5.00 7 3 6.00 10 0 10.00 2 1 1.67 1 1 0.67 6 7 3.67 33.00 18.00 27.01 290.641 1731 307 204 204

33 110 - ZÜMRA KIZILKAYA 5 / A 6 7 3.67 8 2 7.33 7 2 6.33 3 2 2.33 2 6 0.00 5 9 2.00 31.00 28.00 21.66 268.624 2222 398 254 254
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 6.72 7.17 4.34 5.62 3.91 4.32 5.98 3.42 4.84 4.10 4.30 2.67 5.42 6.76 3.16 5.64 8.05 2.96 33.48 33.59 22.28 282.477

Şube Ortalaması 8.46 6.08 6.44 6.82 3.10 5.79 7.26 2.51 6.42 5.67 3.18 4.61 7.97 5.08 6.28 7.64 7.05 5.29 43.82 27.00 34.82 333.180

1 246 - ZEYNEP ECE BERBER 5 / B 14 1 13.67 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 12 3 11.00 12 3 11.00 65.00 10.00 61.67 441.348 66 11 6 6

2 242 - YAĞMUR ERDEM 5 / B 11 4 9.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 1 7.67 13 2 12.33 13 2 12.33 64.00 10.00 60.67 439.330 71 12 7 7

3 233 - SEÇİL MR CANOĞLU 5 / B 11 4 9.67 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 12 3 11.00 12 3 11.00 61.00 14.00 56.33 420.666 147 25 15 15

4 178 - METEHAN BİLGİÇ 5 / B 12 3 11.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 11 4 9.67 11 4 9.67 61.00 14.00 56.34 417.104 171 31 18 18

5 2153 - MİNA AYEZİR 5 / B 11 4 9.67 9 1 8.67 5 4 3.67 9 1 8.67 10 1 9.67 13 2 12.33 57.00 13.00 52.68 409.045 225 45 30 30

6 192 - ÖMER TAHA ESEN 5 / B 9 5 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 7 1 6.67 12 3 11.00 11 4 9.67 57.00 15.00 52.00 402.363 278 50 34 34

7 118 - AYZA TAŞ 5 / B 12 3 11.00 6 4 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 10 1 9.67 11 4 9.67 55.00 16.00 49.67 398.562 312 51 35 35

8 187 - ONUR HOCAOĞLU 5 / B 11 4 9.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 11 4 9.67 10 5 8.33 55.00 20.00 48.33 391.335 370 65 47 47

9 114 - ASLI NUR ÖZGÜR 5 / B 11 4 9.67 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 11 2 10.33 9 6 7.00 54.00 19.00 47.66 388.380 392 67 48 48

10 170 - KAYRA MUTLU 5 / B 13 2 12.33 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 9 4 7.67 9 6 7.00 54.00 19.00 47.67 384.277 432 74 54 54

11 185 - NİL KERKEZ 5 / B 11 4 9.67 6 4 4.67 9 1 8.67 5 5 3.33 11 2 10.33 9 6 7.00 51.00 22.00 43.67 379.608 473 83 60 60

12 140 - YEKTA YİĞİT 5 / B 8 5 6.33 6 4 4.67 9 1 8.67 3 1 2.67 13 0 13.00 9 6 7.00 48.00 17.00 42.34 378.076 489 85 62 62

13 245 - YUSUF KUTAY EŞİYOK 5 / B 12 3 11.00 7 3 6.00 7 3 6.00 5 2 4.33 11 4 9.67 8 7 5.67 50.00 22.00 42.67 374.961 518 91 67 67

14 396 - YAĞMUR TUNK 5 / B 9 6 7.00 4 6 2.00 8 2 7.33 7 3 6.00 10 0 10.00 10 5 8.33 48.00 22.00 40.66 365.243 625 113 85 85

15 138 - GÖKÇEN B BAYSAL 5 / B 8 7 5.67 9 1 8.67 9 1 8.67 4 6 2.00 11 3 10.00 8 7 5.67 49.00 25.00 40.68 361.849 662 120 90 90

16 180 - MİRAÇ YAVAŞ 5 / B 9 6 7.00 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 10 4 8.67 9 6 7.00 49.00 25.00 40.67 360.484 676 121 91 91

17 111 - CANER UZUN 5 / B 12 3 11.00 6 4 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 3 7.00 7 8 4.33 49.00 22.00 41.66 359.046 695 124 94 94

18 237 - UMUT SAYAN 5 / B 9 6 7.00 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 11 4 9.67 6 8 3.33 48.00 26.00 39.33 352.429 769 138 103 103

19 119 - AZRA ZEYNEP GÜLDOĞAN 5 / B 9 6 7.00 6 4 4.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 10 4 8.67 8 7 5.67 43.00 31.00 32.67 339.962 923 166 118 118

20 325 - ALİ TAHMAZ 5 / B 9 5 7.33 7 2 6.33 7 3 6.00 0 0 0.00 7 2 6.33 9 5 7.33 39.00 17.00 33.32 338.107 945 172 122 122

21 122 - BURAK AZİZ GÜMÜŞ 5 / B 11 4 9.67 6 4 4.67 8 2 7.33 0 0 0.00 9 6 7.00 6 9 3.00 40.00 25.00 31.67 332.150 1024 181 126 126

22 159 - İREM SENAN 5 / B 8 7 5.67 6 4 4.67 8 2 7.33 4 5 2.33 7 5 5.33 9 6 7.00 42.00 29.00 32.33 326.324 1125 203 142 142



23 254 - ZEYNEP YUNUSOĞLU 5 / B 5 10 1.67 9 1 8.67 6 4 4.67 7 3 6.00 8 2 7.33 8 7 5.67 43.00 27.00 34.01 325.163 1148 206 143 143

24 248 - ZEYNEP ELA KIRBAŞ 5 / B 10 5 8.33 5 5 3.33 8 2 7.33 5 5 3.33 7 6 5.00 7 8 4.33 42.00 31.00 31.65 323.011 1183 214 149 149

25 131 - ELİF ÇAKAR 5 / B 8 7 5.67 5 5 3.33 8 2 7.33 7 3 6.00 7 5 5.33 7 7 4.67 42.00 29.00 32.33 319.293 1245 225 156 156

26 134 - EYMEN *RLI 5 / B 6 5 4.33 6 2 5.33 8 1 7.67 5 0 5.00 5 3 4.00 5 6 3.00 35.00 17.00 29.33 302.450 1520 268 180 180

27 176 - MERT IŞIK 5 / B 6 9 3.00 9 1 8.67 3 7 0.67 5 4 3.67 9 4 7.67 5 10 1.67 37.00 35.00 25.35 300.326 1564 281 186 186

28 112 - A İ YİĞİT ŞİMŞEK 5 / B 7 8 4.33 5 5 3.33 7 3 6.00 5 4 3.67 7 8 4.33 6 9 3.00 37.00 37.00 24.66 291.562 1714 305 203 203

29 155 - İNCİ GÜLER 5 / B 8 6 6.00 5 5 3.33 6 4 4.67 8 2 7.33 6 9 3.00 5 10 1.67 38.00 36.00 26.00 289.574 1755 311 207 207

30 2081 - YAĞMUR FIRAT 5 / B 6 9 3.00 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 3 12 -1.00 8 6 6.00 38.00 36.00 26.00 281.098 1931 347 227 227

31 182 - MUSTAFACAN SÜT 5 / B 6 9 3.00 6 4 4.67 8 2 7.33 3 7 0.67 6 9 3.00 6 9 3.00 35.00 40.00 21.67 278.941 1978 353 231 231

32 243 - YİĞİT TALHA URŞAR 5 / B 9 5 7.33 7 3 6.00 3 7 0.67 4 6 2.00 6 7 3.67 2 13 -2.33 31.00 41.00 17.34 268.394 2232 403 257 257

33 27 - TUĞBA NUR DURSUN 5 / B 5 10 1.67 5 5 3.33 9 1 8.67 5 5 3.33 5 10 1.67 5 10 1.67 34.00 41.00 20.34 263.909 2350 420 265 265

34 222 - POYRAZ TOPRAK CEBBAR 5 / B 5 8 2.33 6 4 4.67 5 4 3.67 5 4 3.67 1 9 -2.00 6 5 4.33 28.00 34.00 16.67 249.261 2708 481 293 293

35 132 - EMRE SAZAK 5 / B 2 8 -0.67 8 2 7.33 3 1 2.67 3 3 2.00 2 3 1.00 5 10 1.67 23.00 27.00 14.00 242.365 2882 515 305 305

36 137 - EYŞAN AKKAYA 5 / B 5 9 2.00 4 6 2.00 8 2 7.33 6 4 4.67 2 11 -1.67 4 11 0.33 29.00 43.00 14.66 235.397 3055 547 319 319

37 133 - ESMANUR SÜT 5 / B 5 10 1.67 7 3 6.00 5 5 3.33 4 6 2.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 28.00 47.00 12.33 235.321 3059 549 321 321

38 337 - ECRİN HARMAN 5 / B 4 11 0.33 8 2 7.33 5 5 3.33 4 6 2.00 2 13 -2.33 5 10 1.67 28.00 47.00 12.33 229.467 3231 581 334 334

39 1952 - MAYA SABUNİ 5 / B 3 12 -1.00 6 4 4.67 3 7 0.67 6 4 4.67 2 12 -2.00 2 13 -2.33 22.00 52.00 4.68 197.840 3973 725 383 383
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 6.72 7.17 4.34 5.62 3.91 4.32 5.98 3.42 4.84 4.10 4.30 2.67 5.42 6.76 3.16 5.64 8.05 2.96 33.48 33.59 22.28 282.477

Şube Ortalaması 10.67 4.17 9.28 7.83 2.14 7.12 8.33 1.64 7.79 6.67 2.31 5.90 8.72 4.00 7.39 8.83 5.97 6.84 51.06 20.22 44.31 369.944

1 256 - AHMET HURMA 5 / C 14 1 13.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 13 1 12.67 12 3 11.00 68.00 6.00 66.01 458.777 30 5 1 1

2 298 - MEHMET TUĞRA KIRVELİ 5 / C 14 1 13.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 13 0 13.00 11 4 9.67 64.00 9.00 61.01 444.303 55 8 3 3

3 267 - ECE YILMAZ 5 / C 14 1 13.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 12 1 11.67 11 4 9.67 65.00 8.00 62.35 443.135 60 10 5 5

4 273 - EMİR HASAN ÖZKAN 5 / C 13 2 12.33 8 2 7.33 10 0 10.00 9 0 9.00 10 2 9.33 13 2 12.33 63.00 8.00 60.32 432.807 95 15 9 9

5 291 - HASAN ALİ KAYA 5 / C 11 4 9.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 0 9.00 13 1 12.67 11 4 9.67 63.00 10.00 59.68 431.593 100 17 11 11

6 292 - İLKİM BEŞE 5 / C 14 1 13.67 9 1 8.67 10 0 10.00 8 1 7.67 9 2 8.33 12 3 11.00 62.00 8.00 59.34 428.546 112 20 13 13

7 20 - AKIN KORAY KILIÇ 5 / C 13 1 12.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 1 6.67 11 0 11.00 10 5 8.33 57.00 11.00 53.33 414.489 184 34 21 21

8 525 - EYLÜL YENİCE 5 / C 13 2 12.33 8 2 7.33 10 0 10.00 8 1 7.67 10 4 8.67 11 4 9.67 60.00 13.00 55.67 414.349 186 36 23 23

9 236 - UMUT TÜREN 5 / C 14 1 13.67 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 11 4 9.67 11 4 9.67 59.00 16.00 53.68 414.190 187 37 24 24

10 334 - CEYLİN KAHRAMAN 5 / C 14 1 13.67 7 3 6.00 8 2 7.33 7 2 6.33 10 4 8.67 12 3 11.00 58.00 15.00 53.00 413.153 192 39 25 25

11 2088 - YİĞİT ANIL DALYAN 5 / C 11 4 9.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 0 9.00 12 3 11.00 9 6 7.00 60.00 14.00 55.34 410.291 217 43 28 28

12 305 - METEHAN ŞAŞMAZ 5 / C 10 5 8.33 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 11 2 10.33 11 4 9.67 59.00 14.00 54.33 408.782 229 47 32 32

13 255 - MUHAMMED BEKDAŞ 5 / C 10 5 8.33 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 11 3 10.00 12 3 11.00 56.00 18.00 49.99 397.769 321 54 38 38

14 320 - YİĞİT YILMA Z 5 / C 13 2 12.33 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 11 3 10.00 9 6 7.00 54.00 20.00 47.33 392.451 362 63 46 46

15 257 - ALİ GÜZLEKAYA 5 / C 9 6 7.00 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 11 4 9.67 12 3 11.00 53.00 22.00 45.66 385.461 421 71 51 51

16 315 - ORHAN ELİ UZUN 5 / C 11 4 9.67 8 2 7.33 8 2 7.33 6 3 5.00 9 3 8.00 10 5 8.33 52.00 19.00 45.66 379.649 471 82 59 59

17 289 - FATMA KANTAR 5 / C 10 5 8.33 8 2 7.33 8 2 7.33 3 6 1.00 9 1 8.67 10 4 8.67 48.00 20.00 41.33 370.767 567 97 71 71

18 262 - CİHANGİR ÇELİK 5 / C 13 2 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 7 5 5.33 7 8 4.33 53.00 19.00 46.66 369.891 575 100 73 73

19 279 - EMİR ŞENOL 5 / C 11 4 9.67 7 2 6.33 8 1 7.67 4 0 4.00 9 6 7.00 10 5 8.33 49.00 18.00 43.00 369.833 578 102 75 75

20 311 - MİRAY ECE YAZAR 5 / C 10 4 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 6 2 5.33 10 2 9.33 7 6 5.00 49.00 18.00 43.00 367.965 594 107 80 80

21 101 - EMİR KAAN ÇALIŞKAN 5 / C 11 4 9.67 8 2 7.33 7 3 6.00 6 2 5.33 8 2 7.33 9 6 7.00 49.00 19.00 42.66 366.980 603 110 83 83

22 294 - LATİF ÇATAL 5 / C 9 4 7.67 7 3 6.00 8 2 7.33 6 1 5.67 11 2 10.33 7 8 4.33 48.00 20.00 41.33 363.246 646 117 88 88



23 263 - DEFNE ARDA 5 / C 11 4 9.67 8 2 7.33 7 3 6.00 8 1 7.67 5 8 2.33 11 4 9.67 50.00 22.00 42.67 354.675 744 133 100 100

24 264 - BUĞLEM TOKSÖ Z 5 / C 10 5 8.33 6 4 4.67 8 2 7.33 5 3 4.00 10 4 8.67 7 8 4.33 46.00 26.00 37.33 349.523 806 143 106 106

25 299 - MELEK GÜNGÖRDÜ 5 / C 9 6 7.00 10 0 10.00 10 0 10.00 5 2 4.33 6 4 4.67 8 7 5.67 48.00 19.00 41.67 349.161 810 145 107 107

26 321 - YUSUF KÜÇÜKYAYLA 5 / C 12 3 11.00 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 6 6.00 4 11 0.33 49.00 25.00 40.66 346.846 835 148 109 109

27 346 - MİRAÇ YASER ŞEN 5 / C 7 8 4.33 6 4 4.67 9 1 8.67 7 3 6.00 9 3 8.00 8 7 5.67 46.00 26.00 37.34 340.351 915 165 117 117

28 323 - METE TUNCA 5 / C 8 6 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 6 5 4.33 9 4 7.67 46.00 22.00 38.66 339.346 930 169 120 120

29 308 - MİNA ZEYEP ALKAN 5 / C 8 7 5.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 5 4 3.67 7 8 4.33 44.00 25.00 35.66 322.395 1195 218 152 152

30 259 - BUĞLEM CEBECİ 5 / C 10 5 8.33 6 4 4.67 9 1 8.67 3 7 0.67 7 8 4.33 5 10 1.67 40.00 35.00 28.34 309.205 1401 247 165 165

31 288 - EYMEN AKPINAR 5 / C 8 7 5.67 8 2 7.33 8 2 7.33 4 5 2.33 5 9 2.00 7 8 4.33 40.00 33.00 28.99 302.709 1513 266 178 178

32 322 - ZÜMRA AMİNE ÖZDEN 5 / C 10 5 8.33 7 3 6.00 7 3 6.00 3 6 1.00 5 7 2.67 5 10 1.67 37.00 34.00 25.67 297.152 1623 288 192 192

33 303 - MELİSA KÜÇÜK 5 / C 9 6 7.00 7 3 6.00 10 0 10.00 3 3 2.00 3 10 -0.33 5 10 1.67 37.00 32.00 26.34 285.901 1827 324 215 215

34 258 - AZRANUR YILMAZ 5 / C 5 10 1.67 7 3 6.00 6 4 4.67 4 6 2.00 7 5 5.33 6 9 3.00 35.00 37.00 22.67 285.805 1829 325 216 216

35 271 - EGE BORA ÜRİ 5 / C 9 5 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 3 5 1.33 3 11 -0.67 5 8 2.33 36.00 33.00 24.98 284.025 1868 335 221 221

36 318 - SALİH MERT DUMA N 5 / C 6 9 3.00 5 5 3.33 8 2 7.33 8 2 7.33 4 5 2.33 4 11 0.33 35.00 34.00 23.65 272.474 2127 379 246 246



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5.SINIF KURUMSAL 5-EK 4334 808 408 408

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 6.72 7.17 4.34 5.62 3.91 4.32 5.98 3.42 4.84 4.10 4.30 2.67 5.42 6.76 3.16 5.64 8.05 2.96 33.48 33.59 22.28 282.477

Şube Ortalaması 8.71 5.13 7.00 7.21 2.50 6.38 6.97 2.47 6.15 5.16 2.61 4.29 7.03 5.26 5.27 7.24 7.16 4.85 42.32 25.13 33.94 328.362

1 67 - MİRAÇ CELAL ÇELİK 5 / D 13 2 12.33 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 13 2 12.33 12 3 11.00 66.00 9.00 62.99 447.023 49 7 2 2

2 379 - TUĞSEM AYVAZ 5 / D 14 1 13.67 8 2 7.33 10 0 10.00 7 2 6.33 13 2 12.33 10 5 8.33 62.00 12.00 57.99 433.165 93 14 8 8

3 520 - TAYHANTUNA SALCI 5 / D 15 0 15.00 8 2 7.33 10 0 10.00 6 0 6.00 9 4 7.67 13 2 12.33 61.00 8.00 58.33 429.728 107 19 12 12

4 324 - ALİ EMİR KATIRCI 5 / D 13 2 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 1 7.67 9 2 8.33 11 4 9.67 58.00 12.00 54.00 409.321 222 44 29 29

5 385 - YİĞİT ALİ GEMİCİBAŞI 5 / D 13 1 12.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 4 7.67 10 5 8.33 59.00 13.00 54.67 405.721 253 49 33 33

6 372 - ÖMER FARUK ŞEREF 5 / D 13 2 12.33 8 2 7.33 8 2 7.33 5 1 4.67 9 3 8.00 11 4 9.67 54.00 14.00 49.33 397.521 326 55 39 39

7 357 - FURKAN BARTU YİĞİT 5 / D 7 3 6.00 10 0 10.00 5 1 4.67 10 0 10.00 11 4 9.67 12 3 11.00 55.00 11.00 51.34 394.928 343 57 41 41

8 139 - HASAN SABRİ GÜLER 5 / D 14 1 13.67 6 4 4.67 8 2 7.33 9 1 8.67 10 5 8.33 9 6 7.00 56.00 19.00 49.67 394.004 350 60 44 44

9 365 - LİZA ŞENGÖZ 5 / D 10 5 8.33 9 1 8.67 8 2 7.33 6 1 5.67 11 2 10.33 9 6 7.00 53.00 17.00 47.33 386.106 411 70 50 50

10 371 - NERGİZ KESKİN 5 / D 9 6 7.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 5 7.33 9 6 7.00 54.00 20.00 47.34 371.939 550 95 70 70

11 360 - HARUN EMRE ÇETİN 5 / D 11 2 10.33 7 3 6.00 9 1 8.67 6 2 5.33 9 5 7.33 8 6 6.00 50.00 19.00 43.66 368.667 588 105 78 78

12 364 - İLHAN CAN ÇOBANCIK 5 / D 9 4 7.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 5 3 4.00 10 4 8.67 51.00 14.00 46.34 362.465 655 118 89 89

13 120 - BERAT TÜKEL 5 / D 8 6 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 6 1 5.67 11 3 10.00 6 9 3.00 47.00 23.00 39.33 351.355 786 139 104 104

14 338 - EDA MERT 5 / D 8 5 6.33 7 3 6.00 6 4 4.67 7 2 6.33 7 5 5.33 11 4 9.67 46.00 23.00 38.33 346.382 845 151 111 111

15 313 - DENİZ SONGÜL 5 / D 9 5 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 4 3 3.00 7 3 6.00 6 5 4.33 44.00 18.00 37.99 341.993 892 161 115 115

16 362 - HİRANUR SAYLIK 5 / D 8 6 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 4 6 2.00 10 1 9.67 5 10 1.67 43.00 27.00 34.00 336.116 974 174 124 124

17 383 - YAĞIZ PALA 5 / D 8 7 5.67 6 4 4.67 6 4 4.67 8 2 7.33 7 7 4.67 10 5 8.33 45.00 29.00 35.34 331.565 1038 184 128 128

18 368 - MEHMETHAN KARA 5 / D 9 6 7.00 6 4 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 9 5 7.33 7 8 4.33 43.00 31.00 32.67 329.924 1067 190 132 132

19 387 - ESILA VARLI 5 / D 9 5 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 4 4 2.67 4 1 3.67 8 5 6.33 41.00 19.00 34.67 329.504 1075 191 133 133

20 340 - ELİFHPKOŞAR 5 / D 8 5 6.33 7 3 6.00 7 3 6.00 4 4 2.67 6 6 4.00 9 6 7.00 41.00 27.00 32.00 322.791 1189 215 150 150

21 352 - EMİR ÇOLK 5 / D 9 6 7.00 8 2 7.33 8 2 7.33 3 2 2.33 6 5 4.33 7 8 4.33 41.00 25.00 32.65 322.474 1194 217 151 151

22 331 - AZRANUR ÇİFTCİLER 5 / D 10 5 8.33 9 1 8.67 6 4 4.67 3 7 0.67 7 8 4.33 7 8 4.33 42.00 33.00 31.00 322.375 1196 219 153 153



23 366 - MASAL İREM KAHRAMAN 5 / D 8 7 5.67 8 2 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 6 9 3.00 8 7 5.67 44.00 31.00 33.67 317.623 1269 227 157 157

24 327 - AYAZ ALİ BİLEN 5 / D 10 4 8.67 4 5 2.33 9 1 8.67 2 2 1.33 5 6 3.00 7 7 4.67 37.00 25.00 28.67 311.123 1368 238 161 161

25 391 - ZEYMEP KOLAT 5 / D 9 5 7.33 8 2 7.33 5 4 3.67 2 5 0.33 8 3 7.00 4 10 0.67 36.00 29.00 26.33 309.525 1388 246 164 164

26 522 - ELİS ASLAN 5 / D 12 2 11.33 6 3 5.00 4 6 2.00 3 1 2.67 5 5 3.33 5 9 2.00 35.00 26.00 26.33 306.605 1442 254 169 169

27 2430 - UTKU KAHRAMAN 5 / D 9 6 7.00 8 1 7.67 2 0 2.00 5 0 5.00 7 2 6.33 3 10 -0.33 34.00 19.00 27.67 305.572 1460 258 173 173

28 332 - BAHRİ EFE MAKSUTOĞLU 5 / D 7 6 5.00 7 3 6.00 7 1 6.67 8 2 7.33 6 8 3.33 5 9 2.00 40.00 29.00 30.33 301.216 1544 276 183 183

29 90 - SETENAY TOPAL 5 / D 6 9 3.00 8 2 7.33 7 2 6.33 0 0 0.00 8 6 6.00 6 9 3.00 35.00 28.00 25.66 300.115 1572 283 188 188

30 375 - ÖZGÜR YAŞAR 5 / D 7 5 5.33 8 2 7.33 7 3 6.00 5 2 4.33 3 3 2.00 2 10 -1.33 32.00 25.00 23.66 276.183 2039 363 236 236

31 376 - REMZİYE DERE 5 / D 8 7 5.67 6 4 4.67 7 3 6.00 2 4 0.67 5 10 1.67 5 10 1.67 33.00 38.00 20.35 274.333 2085 374 242 242

32 328 - AYLİN KAYIŞ 5 / D 6 7 3.67 6 3 5.00 8 1 7.67 3 5 1.33 2 8 -0.67 5 9 2.00 30.00 33.00 19.00 259.465 2444 435 271 271

33 564 - ELİF EYLÜL ÇAKIR 5 / D 1 4 -0.33 6 3 5.00 7 1 6.67 0 0 0.00 2 2 1.33 6 6 4.00 22.00 16.00 16.67 256.005 2542 452 278 278

34 0 - MUHAMMED EFEKA BA 5 / D 7 8 4.33 8 2 7.33 6 3 5.00 3 7 0.67 2 12 -2.00 5 10 1.67 31.00 42.00 17.00 251.863 2647 471 287 287

35 378 - SELEHATTİN 5 / D 6 9 3.00 5 5 3.33 8 2 7.33 5 5 3.33 3 12 -1.00 5 10 1.67 32.00 43.00 17.66 251.190 2666 476 290 290

36 394 - ELİSA BAYIR 5 / D 5 10 1.67 6 4 4.67 4 5 2.33 3 7 0.67 7 8 4.33 3 12 -1.00 28.00 46.00 12.67 249.404 2704 480 292 292

37 330 - AZRA AYŞE KARTAL 5 / D 2 7 -0.33 0 4 -1.33 3 7 0.67 1 4 -0.33 4 9 1.00 2 11 -1.67 12.00 42.00 -1.99 193.959 4045 743 391 391

38 359 - HAMZA ABİK 5 / D 1 14 -3.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 12 -1.00 4 11 0.33 15.00 60.00 -5.01 178.494 4235 779 399 399
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 6.72 7.17 4.34 5.62 3.91 4.32 5.98 3.42 4.84 4.10 4.30 2.67 5.42 6.76 3.16 5.64 8.05 2.96 33.48 33.59 22.28 282.477

Şube Ortalaması 8.21 6.07 6.19 6.69 3.14 5.64 6.83 2.98 5.84 5.50 3.74 4.25 6.05 6.83 3.77 6.86 7.62 4.32 40.14 30.38 30.02 310.455

1 849 - ARDA BEDİR 5 / E 13 2 12.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 12 3 11.00 12 3 11.00 66.00 9.00 63.00 443.591 58 9 4 4

2 128 - ZEYNEP AKCAYOL 5 / E 12 2 11.33 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 10 2 9.33 11 4 9.67 58.00 13.00 53.67 408.963 226 46 31 31

3 753 - ABDULLAH FATİH YAĞCI 5 / E 9 6 7.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 1 7.67 13 1 12.67 9 6 7.00 55.00 18.00 49.00 393.541 354 62 45 45

4 1408 - EYLÜL YILMAZ 5 / E 12 3 11.00 6 4 4.67 9 1 8.67 7 2 6.33 9 2 8.33 10 5 8.33 53.00 17.00 47.33 386.244 408 69 49 49

5 923 - BİLGİN ORMAN 5 / E 10 5 8.33 8 2 7.33 8 2 7.33 6 2 5.33 10 1 9.67 10 4 8.67 52.00 16.00 46.66 385.227 423 72 52 52

6 1964 - ME İKE TÜR 5 / E 14 1 13.67 10 0 10.00 10 0 10.00 7 3 6.00 6 7 3.67 9 6 7.00 56.00 17.00 50.34 384.035 434 75 55 55

7 443 - NECMETTİN ALİ YAVUZ 5 / E 10 5 8.33 6 4 4.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 6 7.00 11 4 9.67 54.00 21.00 47.00 375.867 506 88 65 65

8 0 - BEREN K *ADERELİ 5 / E 9 6 7.00 9 1 8.67 7 2 6.33 9 1 8.67 9 2 8.33 8 4 6.67 51.00 16.00 45.67 370.170 571 98 72 72

9 1975 - MİNA AKANSU 5 / E 11 3 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 7 1 6.67 2 7 -0.33 14 1 13.67 51.00 15.00 46.01 364.142 635 115 87 87

10 415 - ELİF BALAN 5 / E 11 4 9.67 8 2 7.33 10 0 10.00 4 6 2.00 7 5 5.33 9 6 7.00 49.00 23.00 41.33 359.120 694 123 93 93

11 1081 - ENES MİRAÇ FİDAN 5 / E 11 3 10.00 5 5 3.33 6 3 5.00 4 5 2.33 10 3 9.00 7 8 4.33 43.00 27.00 33.99 346.002 852 153 112 112

12 1181 - ESİLA AKTÜRK 5 / E 10 5 8.33 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 7 8 4.33 8 7 5.67 48.00 27.00 38.99 342.095 891 160 114 114

13 500 - BEYZA N URSE İNÇHAN 5 / E 8 7 5.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 4 11 0.33 12 3 11.00 50.00 25.00 41.67 339.202 933 170 121 121

14 0 - MEYRA ŞEN 5 / E 11 3 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 5 3 4.00 7 4 5.67 3 10 -0.33 43.00 23.00 35.34 330.200 1061 187 130 130

15 959 - ÇINAR YAŞAR 5 / E 6 7 3.67 3 7 0.67 9 0 9.00 5 3 4.00 6 6 4.00 13 2 12.33 42.00 25.00 33.67 329.277 1079 192 134 134

16 1577 - FATİH YETİŞ 5 / E 10 5 8.33 8 2 7.33 7 3 6.00 5 5 3.33 8 7 5.67 6 9 3.00 44.00 31.00 33.66 329.054 1083 193 135 135

17 1643 - HALİL KÜÇÜ CIĞA 5 / E 11 4 9.67 6 4 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 9 6 7.00 5 10 1.67 42.00 33.00 31.01 326.707 1115 199 139 139

18 2022 - ÖYKÜ TEMEL 5 / E 7 5 5.33 8 2 7.33 7 2 6.33 7 2 6.33 8 3 7.00 5 8 2.33 42.00 22.00 34.65 326.511 1121 201 141 141

19 2120 - ZÜLAL ŞANCI 5 / E 11 3 10.00 8 2 7.33 7 3 6.00 1 9 -2.00 5 10 1.67 7 7 4.67 39.00 34.00 27.67 310.558 1374 241 163 163

20 2002 - NERGİZ ALTUNTAŞ 5 / E 6 8 3.33 7 3 6.00 6 4 4.67 3 4 1.67 8 7 5.67 8 7 5.67 38.00 33.00 27.01 306.934 1434 251 168 168

21 771 - ADA BALIM 5 / E 6 9 3.00 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 6 9 3.00 7 8 4.33 43.00 32.00 32.33 306.388 1446 255 170 170

22 1976 - MİNA BAŞER 5 / E 8 7 5.67 8 2 7.33 10 0 10.00 2 4 0.67 3 6 1.00 7 8 4.33 38.00 27.00 29.00 300.531 1559 278 185 185



23 1050 - OLİF ŞAVK 5 / E 8 6 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 5 8 2.33 4 9 1.00 40.00 30.00 30.00 299.353 1585 285 189 189

24 629 - DERİN ECE KÜCÜK 5 / E 9 6 7.00 6 4 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 8 6 6.00 3 12 -1.00 37.00 37.00 24.67 296.343 1631 289 193 193

25 2032 - RAMAZAN TUNALI 5 / E 6 9 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 9 1 8.67 8 7 5.67 6 9 3.00 39.00 36.00 27.01 295.768 1642 293 197 197

26 993 - BEREN DEMİR 5 / E 6 9 3.00 6 4 4.67 6 4 4.67 5 5 3.33 6 6 4.00 8 7 5.67 37.00 35.00 25.34 295.160 1653 297 200 200

27 2100 - ZAFER EM SOYSAL 5 / E 6 5 4.33 7 3 6.00 6 3 5.00 6 4 4.67 4 1 3.67 4 8 1.33 33.00 24.00 25.00 287.362 1800 316 208 208

28 2113 - ZE EP ADA TEKE 5 / E 8 6 6.00 5 5 3.33 6 4 4.67 6 4 4.67 5 9 2.00 6 8 3.33 36.00 36.00 24.00 285.924 1826 323 214 214

29 0 - EKİN YERLİ 5 / E 7 8 4.33 7 3 6.00 6 4 4.67 6 4 4.67 2 7 -0.33 8 7 5.67 36.00 33.00 25.01 282.834 1900 341 224 224

30 412 - KUZEZ 5 / E 3 7 0.67 4 5 2.33 8 2 7.33 6 3 5.00 5 4 3.67 7 6 5.00 33.00 27.00 24.00 282.750 1903 342 225 225

31 421 - MERYEM NAZ DEMİRYÜREK5 / E 10 5 8.33 7 3 6.00 6 4 4.67 3 7 0.67 4 11 0.33 5 10 1.67 35.00 40.00 21.67 279.462 1965 352 230 230

32 470 - DOĞA 5 / E 7 8 4.33 9 1 8.67 7 3 6.00 6 4 4.67 4 11 0.33 4 11 0.33 37.00 38.00 24.33 273.833 2100 377 245 245

33 1828 - KEREM CEMAL AKTAŞ 5 / E 7 7 4.67 4 6 2.00 7 3 6.00 5 5 3.33 4 11 0.33 7 8 4.33 34.00 40.00 20.66 271.408 2149 383 247 247

34 426 - KADİREYMENY MAK 5 / E 10 5 8.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 7 2 6.33 6 9 3.00 4 11 0.33 32.00 42.00 17.99 270.897 2160 386 249 249

35 398 - MOUTAZ DABJAN 5 / E 7 7 4.67 6 4 4.67 5 4 3.67 6 2 5.33 6 9 3.00 3 12 -1.00 33.00 38.00 20.34 268.594 2225 399 255 255

36 213 - ELİF ERDOĞAN 5 / E 7 4 5.67 5 0 5.00 5 4 3.67 2 1 1.67 2 4 0.67 4 10 0.67 25.00 23.00 17.35 260.932 2408 427 269 269

37 976 - ECRİN YDIN 5 / E 4 10 0.67 6 4 4.67 6 3 5.00 4 4 2.67 5 10 1.67 6 9 3.00 31.00 40.00 17.68 258.218 2475 437 272 272

38 0 - YİĞİT ÇINAR GÜLEN 5 / E 8 7 5.67 7 3 6.00 6 4 4.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 5 10 1.67 31.00 44.00 16.35 251.532 2654 474 288 288

39 287 - ALİSALİM ABDÜLKERİMOĞ 5 / E 2 12 -2.00 7 2 6.33 5 5 3.33 7 3 6.00 4 11 0.33 4 11 0.33 29.00 44.00 14.32 233.014 3128 562 325 325

40 806 - ALİ KAYRA 5 / E 5 10 1.67 6 4 4.67 5 5 3.33 3 7 0.67 1 14 -3.67 4 10 0.67 24.00 50.00 7.34 213.119 3635 658 356 356

41 890 - BAVER *ŞİLYER 5 / E 4 11 0.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 5 10 1.67 3 12 -1.00 17.00 58.00 -2.33 199.480 3932 719 380 380

42 0 - ELİF NAZ ARISO Y 5 / E 5 10 1.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 0 10 -3.33 0 10 -3.33 2 10 -1.33 10.00 57.00 -8.99 168.747 4301 799 407 407
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 6.72 7.17 4.34 5.62 3.91 4.32 5.98 3.42 4.84 4.10 4.30 2.67 5.42 6.76 3.16 5.64 8.05 2.96 33.48 33.59 22.28 282.477

Şube Ortalaması 6.34 8.24 3.60 4.68 5.16 2.97 4.68 4.97 3.03 3.50 4.89 1.87 4.29 8.79 1.36 5.05 9.21 1.98 28.55 41.26 14.80 253.914

1 1784 - İSMET BATIN ASLAN 5 / F 11 4 9.67 6 4 4.67 6 3 5.00 6 2 5.33 10 2 9.33 9 6 7.00 48.00 21.00 41.00 368.266 593 106 79 79

2 1615 - FIRAT HASAN YESUKAN 5 / F 8 7 5.67 7 3 6.00 9 1 8.67 4 6 2.00 10 5 8.33 10 5 8.33 48.00 27.00 39.00 356.390 730 128 97 97

3 3 - İKRA YAMAN NM 5 / F 9 6 7.00 8 2 7.33 8 2 7.33 7 2 6.33 7 3 6.00 9 4 7.67 48.00 19.00 41.66 355.190 739 132 99 99

4 1040 - ELİF EMİNOĞLU 5 / F 9 6 7.00 6 4 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 10 5 8.33 9 6 7.00 45.00 30.00 35.00 345.857 854 154 113 113

5 2115 - ZEYNEP ECE ŞENİL 5 / F 7 8 4.33 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 11 3 10.00 7 8 4.33 44.00 30.00 33.99 337.097 958 173 123 123

6 250 - TUANA ULUÇAY 5 / F 9 5 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 4 5 2.33 5 7 2.67 8 6 6.00 42.00 27.00 33.00 321.539 1214 221 154 154

7 1772 - İSHAK GÜNDO ĞU 5 / F 7 4 5.67 9 1 8.67 10 0 10.00 0 4 -1.33 3 3 2.00 6 6 4.00 35.00 18.00 29.01 304.732 1473 260 174 174

8 1957 - MEDİNE NUR SAKIMAN 5 / F 6 5 4.33 7 3 6.00 8 2 7.33 0 0 0.00 4 8 1.33 9 5 7.33 34.00 23.00 26.32 297.508 1616 287 191 191

9 1455 - EYMEN CAN SAĞ 5 / F 7 5 5.33 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 7 8 4.33 37.00 30.00 26.99 285.650 1833 327 217 217

10 855 - ARDA FURKAN ŞANVERDİ 5 / F 10 5 8.33 6 4 4.67 8 2 7.33 4 6 2.00 3 8 0.33 5 10 1.67 36.00 35.00 24.33 285.181 1846 329 218 218

11 913 - BERKAY YILMAZ 5 / F 11 4 9.67 8 2 7.33 2 7 -0.33 5 4 3.67 3 11 -0.67 6 8 3.33 35.00 36.00 23.00 284.287 1861 333 219 219

12 1742 - İKRA BELİZ UÇAR 5 / F 9 6 7.00 5 5 3.33 7 3 6.00 1 4 -0.33 3 3 2.00 6 9 3.00 31.00 30.00 21.00 282.597 1905 343 226 226

13 1077 - ENES DENİZ 5 / F 8 7 5.67 4 6 2.00 7 3 6.00 6 4 4.67 2 10 -1.33 5 10 1.67 32.00 40.00 18.68 257.190 2503 443 275 275

14 948 - ÇAĞAN EREN USLU 5 / F 8 7 5.67 6 4 4.67 3 7 0.67 4 6 2.00 4 11 0.33 5 10 1.67 30.00 45.00 15.01 255.363 2560 455 281 281

15 2007 - NİHAN ARİDİCİ 5 / F 6 9 3.00 7 3 6.00 5 5 3.33 6 3 5.00 1 14 -3.67 8 7 5.67 33.00 41.00 19.33 254.387 2592 460 283 283

16 306 - ELÇİN GÜS L 5 / F 7 7 4.67 6 4 4.67 4 6 2.00 0 0 0.00 5 10 1.67 4 10 0.67 26.00 37.00 13.68 253.393 2610 462 284 284

17 2047 - SENA UZUN 5 / F 7 8 4.33 6 4 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 1 7 -1.33 5 10 1.67 30.00 38.00 17.34 253.295 2612 463 285 285

18 1958 - MEHMET BERAT KOLDAŞ 5 / F 8 7 5.67 3 7 0.67 7 3 6.00 6 4 4.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 31.00 44.00 16.34 249.217 2710 483 294 294

19 2008 - NİSA BEŞKAR DŞ 5 / F 8 7 5.67 6 4 4.67 7 3 6.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 3 12 -1.00 30.00 45.00 15.01 246.832 2763 493 297 297

20 1992 - M TALHA ORHAN 5 / F 4 11 0.33 6 4 4.67 5 5 3.33 0 0 0.00 0 2 -0.67 6 8 3.33 21.00 30.00 10.99 234.851 3068 552 322 322

21 2432 - YASİN CAN GÜR 5 / F 6 9 3.00 2 7 -0.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 10 1.67 5 10 1.67 24.00 50.00 7.34 232.602 3148 571 330 330

22 18 - BURAKCAN KÖSE 5 / F 7 8 4.33 4 6 2.00 4 6 2.00 4 5 2.33 4 11 0.33 2 13 -2.33 25.00 49.00 8.66 227.440 3282 590 336 336



23 2076 - URAS ÖZTÜRK 5 / F 6 7 3.67 4 1 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 4 11 0.33 0 2 -0.67 14.00 21.00 7.00 226.791 3298 592 337 337

24 764 - ABDULKADER BALALO 5 / F 5 9 2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 5 9 2.00 5 10 1.67 22.00 51.00 5.01 226.598 3302 593 338 338

25 999 - EFE TAMGÖZ 5 / F 6 9 3.00 5 5 3.33 3 7 0.67 6 4 4.67 4 11 0.33 2 13 -2.33 26.00 49.00 9.67 226.268 3310 595 339 339

26 1075 - ENES DAHIR 5 / F 3 12 -1.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 6 9 3.00 5 10 1.67 23.00 52.00 5.67 224.413 3356 603 341 341

27 2121 - ZÜLFİKAR EFE ÇALKIÇ 5 / F 8 7 5.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 5 10 1.67 22.00 53.00 4.34 223.767 3379 607 344 344

28 280 - BERRA ATALAY 5 / F 3 12 -1.00 3 7 0.67 4 5 2.33 5 3 4.00 2 7 -0.33 5 6 3.00 22.00 40.00 8.67 222.887 3402 611 345 345

29 2023 - RANA ELZAM 5 / F 3 12 -1.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 10 1.67 6 9 3.00 23.00 52.00 5.67 222.687 3405 612 346 346

30 2078 - VEYSEL KARAMAN 5 / F 7 8 4.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 11 0.33 1 13 -3.33 22.00 52.00 4.66 214.141 3608 651 354 354

31 0 - DİYALA ANİN 5 / F 3 12 -1.00 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 22.00 53.00 4.33 211.438 3684 674 362 362

32 1800 - KADİR BEŞKARDEŞ 5 / F 7 8 4.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 3 12 -1.00 20.00 55.00 1.66 208.510 3745 683 367 367

33 1989 - M OSMAN İHTİYAROĞLU 5 / F 4 11 0.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 19.00 56.00 0.33 198.777 3945 720 381 381

34 0 - ALİ SİMO 5 / F 2 13 -2.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 11 0.33 3 12 -1.00 20.00 55.00 1.66 197.181 3990 728 386 386

35 1724 - HAVİN YAĞMUR BAYİYİT 5 / F 2 13 -2.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 3 12 -1.00 19.00 56.00 0.34 195.345 4022 737 389 389

36 20020 - NERGİS KORUKLUOĞLU 5 / F 4 11 0.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 2 13 -2.33 18.00 57.00 -1.00 194.119 4042 741 390 390

37 0 - NEHİR TUANA GEDİK 5 / F 2 13 -2.33 0 10 -3.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 7 8 4.33 3 12 -1.00 14.00 61.00 -6.33 190.806 4104 757 393 393

38 1270 - FEDOR ROZDİENİEVSKYİ 5 / F 4 11 0.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 1 8 -1.67 2 13 -2.33 3 12 -1.00 14.00 60.00 -6.00 176.139 4256 787 402 402



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5.SINIF KURUMSAL 5-EK 4334 808 408 408

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 6.72 7.17 4.34 5.62 3.91 4.32 5.98 3.42 4.84 4.10 4.30 2.67 5.42 6.76 3.16 5.64 8.05 2.96 33.48 33.59 22.28 282.477

Şube Ortalaması 6.81 7.90 4.17 5.97 3.74 4.72 6.29 3.68 5.06 4.35 4.16 2.97 5.97 7.81 3.37 5.26 9.16 2.20 34.65 36.45 22.49 281.829

1 2350 - ZEYNEP DURU 5 / G 11 4 9.67 10 0 10.00 10 0 10.00 7 1 6.67 10 2 9.33 12 3 11.00 60.00 10.00 56.67 417.403 169 30 17 17

2 55 - A B * M M Ü 5 / G 9 5 7.33 8 1 7.67 9 1 8.67 8 1 7.67 12 1 11.67 12 3 11.00 58.00 12.00 54.01 411.762 204 41 26 26

3 867 - AYŞENAZ POLAT 5 / G 11 2 10.33 8 1 7.67 8 2 7.33 7 0 7.00 10 4 8.67 8 7 5.67 52.00 16.00 46.67 379.653 470 81 58 58

4 2054 - ECRIN KOZGEÇEN 5 / G 10 5 8.33 9 1 8.67 8 2 7.33 7 2 6.33 10 5 8.33 8 7 5.67 52.00 22.00 44.66 369.841 577 101 74 74

5 824 - ALMİNA CEYHAN 5 / G 9 6 7.00 8 2 7.33 10 0 10.00 2 1 1.67 9 0 9.00 9 5 7.33 47.00 14.00 42.33 368.682 587 104 77 77

6 2072 - TUĞÇE ÇEVİK 5 / G 8 7 5.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 11 2 10.33 6 9 3.00 52.00 21.00 45.00 364.264 632 114 86 86

7 1052 - EMİR BİCE 5 / G 9 6 7.00 8 2 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 9 5 7.33 4 8 1.33 44.00 27.00 34.99 331.858 1028 183 127 127

8 975 - DOĞA ÖZTÜRK 5 / G 6 8 3.33 9 1 8.67 8 2 7.33 4 2 3.33 7 2 6.33 8 6 6.00 42.00 21.00 34.99 330.226 1060 186 129 129

9 2067 - TU AVCI 5 / G 7 8 4.33 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 7 7 4.67 9 6 7.00 46.00 28.00 36.66 330.055 1065 189 131 131

10 309 - YUSUF ZİYA 5 / G 8 6 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 8 7 5.67 44.00 25.00 35.66 324.147 1163 211 146 146

11 157 - BURAK KAHRAMAN 5 / G 10 5 8.33 8 2 7.33 8 2 7.33 0 0 0.00 6 9 3.00 5 10 1.67 37.00 28.00 27.66 304.381 1478 261 175 175

12 2005 - NEVRA TOPUZ 5 / G 8 7 5.67 5 5 3.33 7 3 6.00 3 7 0.67 9 6 7.00 5 10 1.67 37.00 38.00 24.34 301.361 1540 275 182 182

13 1037 - ELANUR BALIKÇIOĞLU 5 / G 12 3 11.00 7 3 6.00 8 2 7.33 5 5 3.33 5 9 2.00 1 8 -1.67 38.00 30.00 27.99 298.903 1594 286 190 190

14 1074 - ENAM HAŞİŞO 5 / G 7 8 4.33 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 8 7 5.67 7 8 4.33 34.00 41.00 20.33 287.323 1802 317 209 209

15 2132 - YUSUF İSLAM TUNCİL 5 / G 9 6 7.00 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 1 14 -3.67 7 8 4.33 38.00 37.00 25.66 275.700 2047 365 238 238

16 831 - ALPEREN FELEK 5 / G 5 8 2.33 5 4 3.67 5 5 3.33 0 6 -2.00 7 4 5.67 6 8 3.33 28.00 35.00 16.33 274.123 2090 375 243 243

17 2117 - ZEYNEP GÜLÇAY 5 / G 7 8 4.33 8 2 7.33 5 5 3.33 3 6 1.00 6 9 3.00 3 11 -0.67 32.00 41.00 18.32 266.651 2272 409 261 261

18 1788 - İZZET AYDIN 5 / G 6 9 3.00 9 1 8.67 7 3 6.00 4 5 2.33 3 9 0.00 3 12 -1.00 32.00 39.00 19.00 255.003 2571 457 282 282

19 2123 - ZÜMRA MELEK NARİN 5 / G 6 9 3.00 8 2 7.33 6 4 4.67 5 5 3.33 4 11 0.33 2 13 -2.33 31.00 44.00 16.33 245.588 2793 500 301 301

20 2034 - RAVZA SARIMUSTAFAOĞLU5 / G 6 9 3.00 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 6 9 3.00 4 11 0.33 27.00 48.00 11.00 245.325 2801 502 302 302

21 828 - ALMİRA SEVEN 5 / G 4 11 0.33 5 5 3.33 4 6 2.00 5 5 3.33 6 9 3.00 3 12 -1.00 27.00 48.00 10.99 235.968 3042 544 316 316

22 2065 - TARIK HAVVA 5 / G 6 8 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 10 0.67 4 11 0.33 24.00 49.00 7.66 230.277 3210 577 332 332



23 786 - AHMET ÖRENÇ 5 / G 4 11 0.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 5 10 1.67 4 11 0.33 24.00 51.00 6.99 222.639 3407 613 347 347

24 898 - BEREN AKSU 5 / G 5 10 1.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 7 8 4.33 23.00 52.00 5.67 220.022 3479 624 349 349

25 804 - ALİ EMİR DEMİRER 5 / G 4 11 0.33 6 4 4.67 8 2 7.33 4 6 2.00 3 12 -1.00 1 14 -3.67 26.00 49.00 9.66 215.837 3561 644 351 351

26 1740 - HAYRÜNNİSAH TİLKİ 5 / G 5 9 2.00 3 6 1.00 3 6 1.00 0 0 0.00 3 12 -1.00 4 9 1.00 18.00 42.00 4.00 213.600 3625 655 355 355

27 2066 - TOYGAR ÇINAR KOZAR 5 / G 1 14 -3.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 6 9 3.00 4 11 0.33 21.00 54.00 2.99 208.497 3746 684 368 368

28 2106 - YASİN AKKUŞ 5 / G 6 9 3.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 4 9 1.00 20.00 53.00 2.34 206.225 3801 691 369 369

29 1030 - EGE YAĞIZ 5 / G 5 10 1.67 5 5 3.33 7 3 6.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 0 15 -5.00 23.00 52.00 5.67 206.146 3803 693 370 370

30 2114 - ZEYNEP DEĞER 5 / G 4 11 0.33 3 7 0.67 0 10 -3.33 4 6 2.00 4 11 0.33 3 11 -0.67 18.00 56.00 -0.67 197.735 3976 726 384 384

31 117 - İRFAN AYDIN 5 / G 3 12 -1.00 1 4 -0.33 10 0 10.00 1 7 -1.33 2 11 -1.67 2 13 -2.33 19.00 47.00 3.34 197.512 3981 727 385 385



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5.SINIF KURUMSAL 5-EK 4334 808 408 408

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 6.72 7.17 4.34 5.62 3.91 4.32 5.98 3.42 4.84 4.10 4.30 2.67 5.42 6.76 3.16 5.64 8.05 2.96 33.48 33.59 22.28 282.477

Şube Ortalaması 5.74 7.32 3.30 5.24 4.38 3.78 6.29 2.91 5.32 3.00 4.24 1.59 4.18 6.65 1.96 4.44 8.74 1.53 28.88 34.24 17.47 261.708

1 2075 - URAS KAAN GE 5 / H 10 4 8.67 7 3 6.00 7 2 6.33 7 1 6.67 10 3 9.00 9 5 7.33 50.00 18.00 44.00 373.132 536 93 69 69

2 1928 - BERK A TEKİN 5 / H 11 3 10.00 7 3 6.00 10 0 10.00 0 0 0.00 4 3 3.00 7 7 4.67 39.00 16.00 33.67 328.815 1087 195 136 136

3 1280 - AHMET YASİR GAYDAN 5 / H 8 7 5.67 10 0 10.00 7 3 6.00 1 0 1.00 7 3 6.00 7 8 4.33 40.00 21.00 33.00 327.534 1104 196 137 137

4 336 - DENİ ARMEND GOLAK 5 / H 9 6 7.00 7 3 6.00 10 0 10.00 4 5 2.33 4 5 2.33 8 7 5.67 42.00 26.00 33.33 319.989 1236 223 155 155

5 2070 - BERK DEMİR 5 / H 6 6 4.00 7 2 6.33 8 2 7.33 9 1 8.67 6 3 5.00 5 6 3.00 41.00 20.00 34.33 316.055 1293 229 158 158

6 72 - BENYAMİN SASANİ 5 / H 6 8 3.33 8 2 7.33 10 0 10.00 0 0 0.00 4 7 1.67 9 5 7.33 37.00 22.00 29.66 305.579 1459 257 172 172

7 1939 - MALİK EKİN 5 / H 7 8 4.33 7 3 6.00 8 2 7.33 2 2 1.33 5 3 4.00 6 9 3.00 35.00 27.00 25.99 296.169 1634 291 195 195

8 781 - AHMET YILDIRIM 5 / H 6 1 5.67 6 4 4.67 3 0 3.00 0 0 0.00 7 7 4.67 4 4 2.67 26.00 16.00 20.68 287.093 1804 318 210 210

9 2074 - UMUT YALUK 5 / H 4 11 0.33 6 4 4.67 8 2 7.33 4 6 2.00 8 7 5.67 5 10 1.67 35.00 40.00 21.67 278.553 1990 354 232 232

10 926 - BİRSU GÖK E 5 / H 7 7 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 5 4 3.67 4 7 1.67 4 11 0.33 35.00 34.00 23.67 277.317 2016 358 233 233

11 1962 - MELEK ÇAĞLAYAN 5 / H 8 7 5.67 3 7 0.67 6 4 4.67 5 5 3.33 8 7 5.67 3 12 -1.00 33.00 42.00 19.01 275.780 2045 364 237 237

12 2110 - ZEHRA GÜLÇAY 5 / H 5 10 1.67 6 4 4.67 10 0 10.00 5 5 3.33 5 10 1.67 5 10 1.67 36.00 39.00 23.01 271.253 2151 384 248 248

13 2200 - HASİBE NEVA CAN 5 / H 8 1 7.67 3 3 2.00 5 3 4.00 0 0 0.00 4 2 3.33 0 2 -0.67 20.00 11.00 16.33 268.548 2228 402 256 256

14 1917 - LİVA AKÇAY 5 / H 7 7 4.67 6 4 4.67 10 0 10.00 4 5 2.33 1 8 -1.67 5 8 2.33 33.00 32.00 22.33 266.951 2264 407 259 259

15 2040 - SAMET EYMEN KARACA 5 / H 6 9 3.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 5 10 1.67 9 6 7.00 28.00 47.00 12.34 256.425 2528 447 277 277

16 1996 - MUSTAFA BORA RUNA 5 / H 5 10 1.67 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 2 12 -2.00 5 5 3.33 33.00 36.00 21.00 255.835 2547 453 279 279

17 2068 - TUANA * LBÜL 5 / H 4 4 2.67 6 2 5.33 6 2 5.33 2 0 2.00 2 4 0.67 3 5 1.33 23.00 17.00 17.33 255.735 2551 454 280 280

18 2044 - SEHER EKİCİ 5 / H 6 7 3.67 7 3 6.00 4 6 2.00 6 3 5.00 0 0 0.00 4 11 0.33 27.00 30.00 17.00 251.334 2661 475 289 289

19 2011 - NİSA FIRAT 5 / H 5 2 4.33 5 3 4.00 4 5 2.33 3 3 2.00 0 0 0.00 3 3 2.00 20.00 16.00 14.66 251.009 2678 478 291 291

20 2085 - YAPRAK YILDIZ 5 / H 7 6 5.00 6 3 5.00 2 3 1.00 5 5 3.33 0 0 0.00 4 11 0.33 24.00 28.00 14.66 248.745 2717 484 295 295

21 2131 - ESRA BADEM 5 / H 8 7 5.67 7 3 6.00 8 2 7.33 3 7 0.67 3 12 -1.00 2 13 -2.33 31.00 44.00 16.34 248.162 2732 488 296 296

22 1965 - YELİZSU DEMİREL 5 / H 3 7 0.67 9 1 8.67 5 1 4.67 2 6 0.00 3 3 2.00 2 11 -1.67 24.00 29.00 14.34 244.519 2823 505 303 303



23 2098 - YUSUF RAHMAN ATEŞ 5 / H 3 12 -1.00 6 4 4.67 10 0 10.00 4 6 2.00 4 11 0.33 4 11 0.33 31.00 44.00 16.33 242.242 2886 517 306 306

24 83700 - ALPE EN KURU 5 / H 3 12 -1.00 5 5 3.33 10 0 10.00 6 4 4.67 5 10 1.67 2 13 -2.33 31.00 44.00 16.34 239.498 2954 530 310 310

25 37 - YUSUF BORAN BABAYİĞİT 5 / H 4 11 0.33 3 7 0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 6 9 3.00 26.00 49.00 9.67 237.482 3004 538 312 312

26 0 - AHMET DİREK 5 / H 4 5 2.33 9 1 8.67 3 2 2.33 0 1 -0.33 3 2 2.33 0 13 -4.33 19.00 24.00 11.00 235.521 3051 545 317 317

27 0 - BERAT FİDAN 5 / H 5 10 1.67 1 9 -2.00 10 0 10.00 3 7 0.67 2 13 -2.33 7 8 4.33 28.00 47.00 12.34 235.360 3056 548 320 320

28 1576 - EYÜP YUSUF İPEK 5 / H 0 1 -0.33 4 4 2.67 10 0 10.00 0 0 0.00 2 3 1.00 1 6 -1.00 17.00 14.00 12.34 233.492 3110 559 323 323

29 951 - ÇINAR BERK ALTUNER 5 / H 8 7 5.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 9 3.00 3 12 -1.00 23.00 52.00 5.67 233.347 3115 561 324 324

30 2013 - NİSANUR SAĞIR 5 / H 6 9 3.00 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 6 9 3.00 2 13 -2.33 22.00 53.00 4.34 224.158 3363 604 342 342

31 793 - KAMAR MİRAY 5 / H 5 10 1.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 22.00 53.00 4.33 212.520 3650 664 358 358

32 0 - 5 / H 4 11 0.33 2 7 -0.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 6 9 3.00 19.00 55.00 0.66 210.266 3713 679 365 365

33 0 - 5 / H 2 13 -2.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 5 10 1.67 5 10 1.67 17.00 58.00 -2.32 199.791 3925 718 379 379

34 1959 - MEHMET BERDAN DALMIŞ5 / H 5 10 1.67 0 10 -3.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 15.00 60.00 -5.00 189.864 4120 764 395 395



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5.SINIF KURUMSAL 5-EK 4334 808 408 408

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 6.72 7.17 4.34 5.62 3.91 4.32 5.98 3.42 4.84 4.10 4.30 2.67 5.42 6.76 3.16 5.64 8.05 2.96 33.48 33.59 22.28 282.477

Şube Ortalaması 5.39 9.11 2.35 4.61 5.22 2.87 5.58 3.89 4.29 3.31 5.56 1.45 4.97 8.67 2.08 5.61 8.83 2.67 29.47 41.28 15.71 257.514

1 166 - AHMET TAMYÜREK 5 / I 12 3 11.00 9 1 8.67 7 3 6.00 8 1 7.67 9 6 7.00 12 3 11.00 57.00 17.00 51.34 397.883 319 53 37 37

2 1735 - IRMAK ŞIK 5 / I 11 4 9.67 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 7 5 5.33 12 3 11.00 53.00 19.00 46.67 377.805 493 86 63 63

3 2073 - UMUT ÖZLÜKAN 5 / I 7 8 4.33 6 4 4.67 10 0 10.00 8 0 8.00 5 4 3.67 11 4 9.67 47.00 20.00 40.34 340.695 908 162 116 116

4 876 - AZRA DALKILINÇ 5 / I 10 5 8.33 5 5 3.33 7 3 6.00 4 6 2.00 9 6 7.00 8 7 5.67 43.00 32.00 32.33 334.523 1000 176 125 125

5 1998 - YİĞIT ZORLU 5 / I 9 6 7.00 4 6 2.00 7 3 6.00 4 6 2.00 8 5 6.33 9 6 7.00 41.00 32.00 30.33 326.514 1120 200 140 140

6 891 - BEDİRHAN ÇELEBİ 5 / I 6 9 3.00 6 4 4.67 6 4 4.67 3 7 0.67 8 7 5.67 10 5 8.33 39.00 36.00 27.01 311.496 1364 237 160 160

7 844 - ARDA AYDIN 5 / I 4 11 0.33 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 7 8 4.33 10 5 8.33 42.00 33.00 30.99 310.752 1373 240 162 162

8 783 - AHMET GÜNDEN 5 / I 5 9 2.00 7 3 6.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 9 5 7.33 8 7 5.67 37.00 36.00 25.00 305.631 1458 256 171 171

9 2 - ÇINAR KANDEMİR 5 / I 9 6 7.00 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 2 7 -0.33 7 8 4.33 37.00 32.00 26.33 289.732 1751 310 206 206

10 2220 - FURKAN*L AN 5 / I 5 6 3.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 2 5.33 3 9 0.00 6 6 4.00 37.00 26.00 28.33 286.559 1813 321 212 212

11 2112 - ZELİHA YALÇIN 5 / I 5 9 2.00 7 3 6.00 6 3 5.00 4 4 2.67 5 7 2.67 8 7 5.67 35.00 33.00 24.01 286.141 1819 322 213 213

12 949 - ÇAĞLAR YASİN YAZÇİÇEK 5 / I 7 8 4.33 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 7 7 4.67 6 9 3.00 34.00 40.00 20.67 284.076 1867 334 220 220

13 2201 - BOĞAÇHAN B ERENKOL 5 / I 8 4 6.67 4 6 2.00 7 2 6.33 0 0 0.00 5 8 2.33 6 7 3.67 30.00 27.00 21.00 283.636 1877 338 223 223

14 1111 - ELİF TEKECİ 5 / I 7 8 4.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 8 7 5.67 7 8 4.33 32.00 43.00 17.66 280.777 1941 348 228 228

15 344 - EFSUN ERYILMAZ 5 / I 5 10 1.67 7 3 6.00 10 0 10.00 1 7 -1.33 3 9 0.00 9 6 7.00 35.00 35.00 23.34 280.089 1952 349 229 229

16 1496 - EYMEN EFEG ÜLER 5 / I 5 10 1.67 8 2 7.33 8 2 7.33 5 3 4.00 5 8 2.33 5 10 1.67 36.00 35.00 24.33 277.193 2019 359 234 234

17 2058 - ŞEVVAL UZUĞ 5 / I 8 6 6.00 6 4 4.67 6 3 5.00 3 5 1.33 6 9 3.00 4 11 0.33 33.00 38.00 20.33 276.288 2034 360 235 235

18 1909 - KÜBRA TOKMAK 5 / I 7 8 4.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 7 8 4.33 8 7 5.67 31.00 44.00 16.33 275.577 2054 366 239 239

19 2006 - NİDA SOYKAN 5 / I 6 9 3.00 6 4 4.67 9 1 8.67 4 6 2.00 3 7 0.67 5 9 2.00 33.00 36.00 21.01 267.071 2261 405 258 258

20 2015 - NUJİYAN DAMGALI 5 / I 7 8 4.33 5 5 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 6 8 3.33 3 10 -0.33 29.00 43.00 14.66 257.835 2485 439 273 273

21 901 - ALPEREN PORTAKAL 5 / I 8 7 5.67 3 5 1.33 7 3 6.00 1 0 1.00 4 10 0.67 2 10 -1.33 25.00 35.00 13.34 246.007 2781 497 300 300

22 199 - MUHAMMEDTAK *T 5 / I 4 11 0.33 2 8 -0.67 7 3 6.00 4 6 2.00 6 9 3.00 3 12 -1.00 26.00 49.00 9.66 232.108 3164 573 331 331



23 1813 - KAYRA BERAT ÇEKİN 5 / I 3 4 1.67 2 4 0.67 3 2 2.33 1 0 1.00 2 5 0.33 3 5 1.33 14.00 20.00 7.33 225.749 3328 599 340 340

24 127 - EMİRHAN BAYKUŞ 5 / I 1 14 -3.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 7 7 4.67 5 10 1.67 22.00 52.00 4.66 223.927 3375 606 343 343

25 0 - A AZM KZR A İL 5 / I 6 9 3.00 3 7 0.67 1 8 -1.67 0 10 -3.33 5 9 2.00 4 11 0.33 19.00 54.00 1.00 218.126 3526 637 350 350

26 1991 - MUHA MEDTALHAARSLANCA5 / I 2 13 -2.33 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 7 8 4.33 3 12 -1.00 20.00 55.00 1.67 212.008 3665 666 359 359

27 1980 - ALİ FAYDALI 5 / I 6 9 3.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 12 -1.00 2 12 -2.00 20.00 54.00 2.00 204.698 3839 699 372 372

28 1036 - ELA AYDIN 5 / I 1 14 -3.67 7 3 6.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 3 12 -1.00 23.00 52.00 5.66 204.111 3847 700 373 373

29 2012 - NİSA ÜNVER 5 / I 5 10 1.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 11 0.33 2 13 -2.33 18.00 57.00 -1.00 198.538 3956 722 382 382

30 1057 - EMİRHAN ÇELEBİ 5 / I 1 14 -3.67 3 7 0.67 8 2 7.33 3 7 0.67 4 11 0.33 2 13 -2.33 21.00 54.00 3.00 196.521 3998 730 387 387

31 2060 - ŞEYMA NUR AKKAYA 5 / I 4 11 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 13 -2.33 5 10 1.67 19.00 56.00 0.33 195.867 4014 732 388 388

32 1951 - M RİAMUKREŞ 5 / I 1 14 -3.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 3 11 -0.67 17.00 57.00 -2.00 191.767 4081 755 392 392

33 1346 - EYLÜL AYLA ÜSTÜNBAŞ 5 / I 4 11 0.33 2 8 -0.67 0 0 0.00 3 7 0.67 2 13 -2.33 2 13 -2.33 13.00 52.00 -4.33 176.949 4250 785 401 401

34 1069 - EMİRHAN ÖZTÜRK 5 / I 0 15 -5.00 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 2 13 -2.33 3 12 -1.00 17.00 58.00 -2.33 173.087 4277 792 403 403

35 1088 - ERVANURASMAKAYA 5 / I 2 13 -2.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 15 -5.00 5 10 1.67 15.00 60.00 -5.00 169.481 4297 798 406 406

36 2084 - YAMEN AL *BRASH 5 / I 3 12 -1.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 14 -3.67 1 14 -3.67 11.00 64.00 -10.34 151.297 4332 807 408 408



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5.SINIF KURUMSAL 5-EK 4334 808 408 408

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 6.72 7.17 4.34 5.62 3.91 4.32 5.98 3.42 4.84 4.10 4.30 2.67 5.42 6.76 3.16 5.64 8.05 2.96 33.48 33.59 22.28 282.477

Şube Ortalaması 4.00 11.00 0.33 5.00 5.00 3.33 7.00 3.00 6.00 3.00 7.00 0.67 2.00 13.00 -2.33 3.00 11.00 -0.67 24.00 50.00 7.33 211.619

1 1983 - MUHAMMET ALİ KARAGÖL5 / J 4 11 0.33 5 5 3.33 7 3 6.00 3 7 0.67 2 13 -2.33 3 11 -0.67 24.00 50.00 7.33 211.619 3677 670 360 360



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 5.SINIF KURUMSAL 5-EK 4334 808 408 408

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 6.72 7.17 4.34 5.62 3.91 4.32 5.98 3.42 4.84 4.10 4.30 2.67 5.42 6.76 3.16 5.64 8.05 2.96 33.48 33.59 22.28 282.477

Şube Ortalaması 6.08 8.03 3.40 5.15 4.65 3.60 5.33 4.25 3.91 3.23 4.22 1.82 4.58 7.40 2.11 4.88 8.05 2.19 29.23 36.60 17.02 262.303

1 962 - DAMLA ÇOBAN 5 / K 12 3 11.00 8 2 7.33 8 1 7.67 8 2 7.33 11 1 10.67 11 3 10.00 58.00 12.00 54.00 414.445 185 35 22 22

2 2024 - ÖZGE TUNÇ 5 / K 11 4 9.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 4 6.67 9 5 7.33 54.00 17.00 48.34 378.259 488 84 61 61

3 861 - ARDA GÜRBÜZ 5 / K 11 1 10.67 9 1 8.67 8 2 7.33 5 0 5.00 2 1 1.67 10 2 9.33 45.00 7.00 42.67 356.021 733 130 98 98

4 1973 - MESUT EGE SAYIN 5 / K 13 1 12.67 10 0 10.00 9 1 8.67 2 4 0.67 5 5 3.33 6 8 3.33 45.00 19.00 38.67 346.730 838 149 110 110

5 2020 - ÖMER ZAHİD ÇAKIROĞLU 5 / K 7 8 4.33 9 1 8.67 8 2 7.33 5 5 3.33 8 5 6.33 9 6 7.00 46.00 27.00 36.99 339.426 928 168 119 119

6 126 - MAHİR ÇOBAN 5 / K 10 3 9.00 4 5 2.33 8 0 8.00 0 2 -0.67 6 4 4.67 7 2 6.33 35.00 16.00 29.66 324.088 1167 212 147 147

7 1961 - MELEK ABO 5 / K 6 8 3.33 8 2 7.33 9 1 8.67 4 6 2.00 4 7 1.67 8 6 6.00 39.00 30.00 29.00 300.136 1571 282 187 187

8 2014 - NİSANUR YONCALIK 5 / K 7 7 4.67 7 2 6.33 7 3 6.00 5 4 3.67 4 9 1.00 8 6 6.00 38.00 31.00 27.67 296.046 1637 292 196 196

9 1969 - MERT ÇETİN 5 / K 7 8 4.33 6 4 4.67 5 5 3.33 3 2 2.33 6 4 4.67 6 4 4.67 33.00 27.00 24.00 295.313 1650 295 199 199

10 1045 - ELİF GEBEŞ 5 / K 8 3 7.00 6 1 5.67 7 1 6.67 0 2 -0.67 5 1 4.67 2 5 0.33 28.00 13.00 23.67 293.916 1673 300 201 201

11 437 - YAĞMUR YAZICI 5 / K 7 5 5.33 7 3 6.00 7 1 6.67 7 0 7.00 4 8 1.33 4 6 2.00 36.00 23.00 28.33 290.507 1734 308 205 205

12 1719 - HATİCE ARI 5 / K 8 7 5.67 6 4 4.67 7 3 6.00 0 0 0.00 6 5 4.33 3 7 0.67 30.00 26.00 21.34 283.921 1871 336 222 222

13 2104 - BURAK GÖRGEN 5 / K 7 8 4.33 5 5 3.33 7 3 6.00 4 6 2.00 3 12 -1.00 9 6 7.00 35.00 40.00 21.66 275.308 2064 370 241 241

14 410 - MİKAİL TALGAR 5 / K 4 11 0.33 6 4 4.67 7 3 6.00 0 0 0.00 6 6 4.00 4 1 3.67 27.00 25.00 18.67 270.409 2172 388 251 251

15 1970 - MERT KORKMAZ 5 / K 5 8 2.33 8 2 7.33 6 4 4.67 1 4 -0.33 3 3 2.00 6 9 3.00 29.00 30.00 19.00 268.790 2215 396 253 253

16 918 - BERRE NUR ÖZCAN 5 / K 7 8 4.33 4 6 2.00 4 6 2.00 5 5 3.33 6 8 3.33 5 10 1.67 31.00 43.00 16.66 264.840 2321 416 263 263

17 1985 - MUHAMMED EMİN 5 / K 5 10 1.67 6 4 4.67 7 3 6.00 0 3 -1.00 7 8 4.33 2 3 1.00 27.00 31.00 16.67 264.606 2328 417 264 264

18 994 - ESİLA KAPÇİ 5 / K 9 6 7.00 8 2 7.33 5 5 3.33 4 6 2.00 5 8 2.33 1 14 -3.67 32.00 41.00 18.32 263.814 2351 421 266 266

19 2009 - NİSA KUZU 5 / K 7 8 4.33 5 5 3.33 6 4 4.67 2 3 1.00 2 4 0.67 6 9 3.00 28.00 33.00 17.00 261.536 2397 425 268 268

20 785 - AHMET MUHAMMET TATAR5 / K 7 8 4.33 3 7 0.67 8 2 7.33 1 9 -2.00 6 6 4.00 3 9 0.00 28.00 41.00 14.33 260.552 2422 430 270 270

21 1999 - NAZLI EL * *KMAK 5 / K 11 4 9.67 8 2 7.33 6 4 4.67 6 4 4.67 1 12 -3.00 1 12 -3.00 33.00 38.00 20.34 257.288 2498 442 274 274

22 2077 - UTKU ŞEKER 5 / K 4 11 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 9 6 7.00 5 10 1.67 26.00 49.00 9.67 252.011 2638 468 286 286



23 980 - ECRİN SAĞLAM 5 / K 7 6 5.00 6 3 5.00 6 4 4.67 0 1 -0.33 2 7 -0.33 2 7 -0.33 23.00 28.00 13.68 246.083 2779 496 299 299

24 2071 - TUĞÇE ARIBURNU 5 / K 1 3 0.00 7 2 6.33 0 0 0.00 9 1 8.67 0 0 0.00 3 6 1.00 20.00 12.00 16.00 240.197 2933 525 307 307

25 2119 - ZÜHRE GÜLMEZ 5 / K 5 9 2.00 7 3 6.00 5 5 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 10 0.67 27.00 41.00 13.33 238.587 2973 536 311 311

26 400 - M HABİBULLAH KILAVUZ 5 / K 4 11 0.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 6 8 3.33 6 9 3.00 24.00 50.00 7.32 237.080 3016 539 313 313

27 2135 - SAIİH İIHANLI 5 / K 1 13 -3.33 6 4 4.67 6 4 4.67 2 7 -0.33 3 8 0.33 8 7 5.67 26.00 43.00 11.68 236.803 3024 541 314 314

28 1654 - HAMZA ALMAHMUOD 5 / K 11 4 9.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 1 12 -3.00 5 10 1.67 25.00 48.00 9.01 235.506 3052 546 318 318

29 0 - ERENÇAVUŞ 5 / K 4 11 0.33 1 8 -1.67 2 8 -0.67 4 4 2.67 7 8 4.33 5 10 1.67 23.00 49.00 6.66 232.935 3132 565 327 327

30 2450 - SELİM ÇINAR BAŞARAN 5 / K 4 11 0.33 4 6 2.00 3 7 0.67 6 4 4.67 5 10 1.67 4 11 0.33 26.00 49.00 9.67 229.604 3226 580 333 333

31 1557 - EYMEN ŞEKER 5 / K 4 11 0.33 4 6 2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 5 10 1.67 21.00 54.00 3.00 214.522 3592 650 353 353

32 2030 - RAHAF YASİN 5 / K 6 9 3.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 3 12 -1.00 21.00 54.00 3.00 212.653 3647 662 357 357

33 2051 - SONER SEPETCİ 5 / K 3 8 0.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 9 1.00 3 7 0.67 18.00 46.00 2.67 211.505 3680 672 361 361

34 1872 - KEVSER ABO 5 / K 4 11 0.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 9 3.00 2 13 -2.33 20.00 55.00 1.66 210.383 3708 677 363 363

35 1616 - GÖKMEN ÇETİNKAYA 5 / K 5 10 1.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 12 -1.00 3 12 -1.00 22.00 53.00 4.34 210.288 3709 678 364 364

36 2095 - YUSUF SARIHAN 5 / K 2 13 -2.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 1 -0.33 6 9 3.00 3 12 -1.00 17.00 49.00 0.67 205.347 3826 698 371 371

37 0 - UURAKTAHAKAN*AR 5 / K 4 11 0.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 4 11 0.33 2 11 -1.67 20.00 53.00 2.32 204.005 3852 702 375 375

38 1987 - MUHAMMED ENES 5 / K 3 12 -1.00 3 7 0.67 3 7 0.67 7 3 6.00 3 12 -1.00 3 12 -1.00 22.00 53.00 4.34 200.685 3905 712 378 378

39 2109 - ZEHRABBAYKUŞ 5 / K 1 14 -3.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 3 12 -1.00 6 9 3.00 15.00 50.00 -1.67 190.652 4106 758 394 394

40 0 - AHM ET EBU BEKİ R 5 / K 1 14 -3.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 3 12 -1.00 3 11 -0.67 16.00 58.00 -3.34 177.336 4244 781 400 400
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 6.72 7.17 4.34 5.62 3.91 4.32 5.98 3.42 4.84 4.10 4.30 2.67 5.42 6.76 3.16 5.64 8.05 2.96 33.48 33.59 22.28 282.477

Şube Ortalaması 6.33 7.33 3.89 5.13 4.33 3.68 5.64 3.56 4.45 2.54 3.79 1.27 3.79 7.44 1.32 4.67 8.95 1.68 28.10 35.41 16.30 258.298

1 865 - CEMRE YILMAZ 5 / L 13 2 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 7 1 6.67 9 1 8.67 11 4 9.67 59.00 9.00 56.01 416.235 176 32 19 19

2 210 - AHMET EVRENKAYA 5 / L 11 4 9.67 8 2 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 10 5 8.33 9 6 7.00 52.00 23.00 44.33 375.722 509 89 66 66

3 838 - ALYA ŞENEL 5 / L 13 2 12.33 6 4 4.67 8 2 7.33 7 1 6.67 7 2 6.33 8 6 6.00 49.00 17.00 43.33 367.606 598 108 81 81

4 1188 - ESLEM ŞENOL 5 / L 11 4 9.67 7 3 6.00 7 3 6.00 1 1 0.67 4 5 2.33 9 6 7.00 39.00 22.00 31.67 324.803 1153 208 144 144

5 125 - ARLİND HYSO 5 / L 9 6 7.00 9 1 8.67 9 1 8.67 1 2 0.33 6 3 5.00 6 9 3.00 40.00 22.00 32.67 323.745 1171 213 148 148

6 2270 - YUSUF ZEREY 5 / L 10 3 9.00 5 3 4.00 7 1 6.67 1 2 0.33 1 2 0.33 9 4 7.67 33.00 15.00 28.00 308.331 1415 249 166 166

7 1839 - KEREM KILIÇ 5 / L 8 7 5.67 8 2 7.33 10 0 10.00 0 0 0.00 1 4 -0.33 9 6 7.00 36.00 19.00 29.67 303.492 1494 263 176 176

8 1609 - FATMA BEŞKARDEŞ 5 / L 9 5 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 4 1 3.67 1 4 -0.33 6 5 4.33 37.00 18.00 31.00 303.161 1500 264 177 177

9 819 - ALİ YİĞİT TOTUŞ 5 / L 10 5 8.33 4 6 2.00 3 2 2.33 6 4 4.67 3 4 1.67 9 6 7.00 35.00 27.00 26.00 301.535 1536 273 181 181

10 1978 - MİRAY YILDIZ 5 / L 9 6 7.00 7 3 6.00 9 1 8.67 3 7 0.67 7 8 4.33 4 11 0.33 39.00 36.00 27.00 300.781 1553 277 184 184

11 2116 - ZEY EP SOYDEMİR 5 / L 8 5 6.33 9 0 9.00 6 1 5.67 0 0 0.00 3 0 3.00 4 7 1.67 30.00 13.00 25.67 295.508 1648 294 198 198

12 2250 - OĞUZHAN ÖZKURT 5 / L 8 7 5.67 6 4 4.67 3 7 0.67 0 0 0.00 6 8 3.33 8 7 5.67 31.00 33.00 20.01 286.763 1808 319 211 211

13 2080 - YAĞMUR ÇELİK 5 / L 7 7 4.67 6 3 5.00 6 3 5.00 3 5 1.33 5 3 4.00 3 9 0.00 30.00 30.00 20.00 275.309 2063 369 240 240

14 1741 - H NAZ ÖLÇEK 5 / L 8 5 6.33 6 1 5.67 8 1 7.67 3 1 2.67 1 1 0.67 1 4 -0.33 27.00 13.00 22.68 273.877 2099 376 244 244

15 868 - AYTUĞ DEDE 5 / L 9 4 7.67 6 4 4.67 6 4 4.67 1 7 -1.33 3 10 -0.33 6 9 3.00 31.00 38.00 18.35 270.660 2166 387 250 250

16 2042 - SARE MISRA BAYKUŞ 5 / L 8 6 6.00 5 5 3.33 7 0 7.00 0 0 0.00 4 5 2.33 3 9 0.00 27.00 25.00 18.66 269.571 2196 393 252 252

17 862 - ATA BERAT GÜLER 5 / L 6 7 3.67 5 5 3.33 7 2 6.33 1 1 0.67 4 6 2.00 4 5 2.33 27.00 26.00 18.33 266.789 2271 408 260 260

18 203 - RAMA *N TALHA YİĞİT 5 / L 4 5 2.33 3 5 1.33 7 2 6.33 2 2 1.33 5 6 3.00 6 8 3.33 27.00 28.00 17.65 266.311 2281 410 262 262

19 907 - BERK MIZRAK 5 / L 5 10 1.67 5 5 3.33 6 4 4.67 7 3 6.00 6 8 3.33 3 12 -1.00 32.00 42.00 18.00 256.462 2526 446 276 276

20 869 - AZRA ARSLAN 5 / L 5 10 1.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 9 6 7.00 27.00 48.00 11.01 246.288 2775 494 298 298

21 960 - ÇİSEM ALTINOK 5 / L 3 9 0.00 7 2 6.33 4 4 2.67 3 7 0.67 4 10 0.67 6 9 3.00 27.00 41.00 13.34 244.025 2839 510 304 304

22 2099 - YUSUF ULAŞS ÖNMEZ 5 / L 7 6 5.00 6 4 4.67 6 4 4.67 3 5 1.33 2 9 -1.00 2 10 -1.33 26.00 38.00 13.34 240.060 2936 526 308 308



23 2050 - SONAY ALYAY ILDIRIM 5 / L 6 6 4.00 4 5 2.33 2 6 0.00 4 6 2.00 6 8 3.33 2 12 -2.00 24.00 43.00 9.66 239.871 2942 528 309 309

24 843 - AMİNA DUKAEVA 5 / L 6 9 3.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 10 1.67 5 10 1.67 25.00 50.00 8.33 236.676 3027 542 315 315

25 1960 - YUSUF YAVUZ 5 / L 4 7 1.67 4 3 3.00 7 2 6.33 0 0 0.00 2 6 0.00 3 9 0.00 20.00 27.00 11.00 233.007 3130 563 326 326

26 1881 - KUZEY BERAT BİLİR 5 / L 2 13 -2.33 6 4 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 2 9 -1.00 5 10 1.67 29.00 42.00 15.01 232.705 3143 568 328 328

27 2035 - EREN NİŞANCI 5 / L 3 12 -1.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 7 7 4.67 6 9 3.00 20.00 44.00 5.34 232.629 3145 569 329 329

28 2049 - SOFYA ALİYEVA 5 / L 4 7 1.67 4 6 2.00 3 6 1.00 4 2 3.33 3 11 -0.67 5 9 2.00 23.00 41.00 9.33 228.023 3265 587 335 335

29 797 - KA Y* ÜNAL 5 / L 5 4 3.67 5 3 4.00 3 5 1.33 2 1 1.67 1 7 -1.33 2 10 -1.33 18.00 30.00 8.01 221.948 3426 615 348 348

30 2028 - R NİSA DALDAL 5 / L 6 6 4.00 4 5 2.33 7 3 6.00 1 5 -0.67 1 11 -2.67 1 9 -2.00 20.00 39.00 6.99 215.331 3572 645 352 352

31 2063 - TAHAYÜKSEL 5 / L 1 6 -1.00 4 2 3.33 3 1 2.67 0 0 0.00 3 10 -0.33 3 9 0.00 14.00 28.00 4.67 209.985 3719 681 366 366

32 971 - DOĞA BEKTAŞ 5 / L 5 10 1.67 4 6 2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 11 -0.67 1 14 -3.67 21.00 53.00 3.33 204.050 3850 701 374 374

33 1574 - EYMEN ZABUN 5 / L 7 8 4.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 17.00 58.00 -2.34 202.765 3869 707 376 376

34 1397 - EYLÜL GİZEM SÖNMEZ 5 / L 4 11 0.33 4 6 2.00 5 5 3.33 7 3 6.00 1 14 -3.67 3 12 -1.00 24.00 51.00 6.99 202.223 3877 708 377 377

35 63 - MUHAMMED EMİN AYAR 5 / L 2 13 -2.33 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 17.00 58.00 -2.33 189.606 4126 765 396 396

36 988 - EDA NUR CEYLAN 5 / L 3 12 -1.00 5 5 3.33 4 6 2.00 1 8 -1.67 1 13 -3.33 3 11 -0.67 17.00 55.00 -1.34 184.488 4192 772 397 397

37 2059 - ŞEYMA HAŞİŞO 5 / L 2 13 -2.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 4 11 0.33 1 14 -3.67 17.00 58.00 -2.34 182.503 4210 774 398 398

38 2111 - ZEKERİYA ABU 5 / L 5 10 1.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 0 15 -5.00 14.00 61.00 -6.33 170.696 4289 794 404 404

39 2087 - YASİN DEBELONİ 5 / L 1 14 -3.67 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 1 14 -3.67 15.00 60.00 -5.01 170.096 4293 795 405 405


