
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 2022-23 6.SINIF D.SINAVI-2 56170 2377 324 324

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.66 8.17 7.93 6.41 3.16 5.36 4.39 4.92 2.75 4.17 4.59 2.64 7.93 9.16 4.88 10.00 8.56 7.15 43.56 38.56 30.71 234.199

İl Ortalaması 10.24 8.37 7.46 6.33 3.16 5.28 4.14 5.04 2.46 3.86 4.82 2.25 7.04 9.91 3.74 8.96 9.29 5.86 40.57 40.60 27.04 215.839
Okul Ortalaması 11.64 7.41 9.17 6.94 2.76 6.02 4.52 4.86 2.90 4.83 4.21 3.43 8.23 8.63 5.35 10.66 8.15 7.94 46.82 36.03 34.81 251.393

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 130 - ASYA ECRİN YEĞEN 6 / A 20 0 20.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 20 0 20.00 20 0 20.00 88.00 2.00 87.34 496.059 21 1 1 1
2 35 - EYMEN HAMZA 6 / E 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 20 0 20.00 20 0 20.00 87.00 3.00 86.01 488.178 98 2 2 2
3 377 - METE ÜSTÜN 6 / A 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 20 0 20.00 19 1 18.67 86.00 4.00 84.68 480.296 260 3 3 3
4 1194 - ALİCAN EKSER 6 / C 20 0 20.00 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 20 0 20.00 19 1 18.67 83.00 7.00 80.67 480.267 286 4 4 4
5 343 - YASEMİN ELA SARP 6 / B 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 17 3 16.00 19 1 18.67 85.00 5.00 83.34 466.444 740 11 5 5
6 623 - AZRA NUR GÜRVARDAR 6 / F 20 0 20.00 10 0 10.00 8 2 7.33 7 3 6.00 18 2 17.33 19 1 18.67 82.00 8.00 79.33 466.415 766 12 6 6
7 252 - MİRAY CEYHAN 6 / A 19 1 18.67 10 0 10.00 8 1 7.67 9 1 8.67 19 1 18.67 18 2 17.33 83.00 6.00 81.01 462.993 892 14 7 7
8 204 - MELEKNAZ DOĞAN 6 / A 20 0 20.00 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 20 0 20.00 16 4 14.67 83.00 7.00 80.67 462.489 927 16 8 8
9 799 - AHMET EMİRHAN GÖREN 6 / G 19 1 18.67 10 0 10.00 6 3 5.00 5 5 3.33 18 2 17.33 20 0 20.00 78.00 11.00 74.33 459.007 1113 20 9 9

10 1249 - ŞEVVAL NİSA SARI 6 / C 19 1 18.67 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 19 1 18.67 17 3 16.00 82.00 8.00 79.34 454.607 1342 24 10 10
11 1200 - BURAK AYAZ 6 / C 19 1 18.67 9 1 8.67 7 2 6.33 8 2 7.33 16 3 15.00 19 1 18.67 78.00 10.00 74.67 443.244 1997 36 11 11
12 235 - BAHAR GÜNDOĞDU 6 / A 19 1 18.67 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 20 0 20.00 15 5 13.33 79.00 11.00 75.34 442.726 2035 38 12 12
13 1191 - AHMET CAN YILMAZ 6 / C 16 3 15.00 10 0 10.00 7 3 6.00 6 4 4.67 18 0 18.00 19 1 18.67 76.00 11.00 72.34 436.815 2435 46 13 13
14 390 - ÖMER AKİF BUĞDA*I 6 / H 18 2 17.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 17 1 16.67 18 2 17.33 77.00 11.00 73.32 436.756 2500 47 14 14
15 123 - ERAY CAYNAK 6 / A 17 2 16.33 9 1 8.67 7 2 6.33 7 3 6.00 17 3 16.00 19 1 18.67 76.00 12.00 72.00 433.333 2672 51 15 15
16 1138 - ERDEM BEDİR 6 / B 18 2 17.33 10 0 10.00 5 5 3.33 10 0 10.00 15 4 13.67 19 1 18.67 77.00 12.00 73.00 428.904 2971 59 16 16
17 600 - ECRİN GÜNDOĞDU 6 / H 20 0 20.00 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 12 5 10.33 19 1 18.67 78.00 9.00 75.00 428.889 2988 60 17 17
18 1262 - NEVA ZÜLAL AYDEMİR 6 / C 19 1 18.67 10 0 10.00 6 3 5.00 7 3 6.00 15 4 13.67 18 2 17.33 75.00 13.00 70.67 425.452 3181 66 18 18
19 689 - ZEYNEP MERYEM GÖNÜL 6 / L 17 3 16.00 9 1 8.67 8 2 7.33 8 1 7.67 16 1 15.67 18 2 17.33 76.00 10.00 72.67 425.437 3188 67 19 19
20 1427 - MUHAMMED EMİR ESER 6 / K 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 17 3 16.00 19 1 18.67 76.00 14.00 71.34 424.978 3217 69 20 20
21 1163 - ÜLKÜ NEHİR PEÇEN 6 / B 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 12 5 10.33 19 1 18.67 79.00 8.00 76.34 424.963 3231 70 21 21
22 1146 - MELİS ÇİNİCİOĞLU 6 / B 18 2 17.33 10 0 10.00 7 3 6.00 9 1 8.67 15 4 13.67 18 2 17.33 77.00 12.00 73.00 422.948 3420 77 22 22
23 1088 - ÖMER FARUK DÖNMEZ 6 / H 17 3 16.00 9 1 8.67 8 2 7.33 4 3 3.00 18 2 17.33 17 3 16.00 73.00 14.00 68.33 420.474 3615 80 23 23
24 142 - ELİF BİLİR 6 / A 17 3 16.00 7 2 6.33 7 3 6.00 10 0 10.00 17 3 16.00 17 3 16.00 75.00 14.00 70.33 417.526 3802 84 24 24
25 201 - BEYZA KAYA 6 / A 18 2 17.33 8 2 7.33 6 4 4.67 6 4 4.67 18 2 17.33 16 4 14.67 72.00 18.00 66.00 417.022 3872 85 25 25
26 1169 - YAĞMUR YÜKSEL 6 / B 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 18 2 17.33 15 5 13.33 77.00 13.00 72.66 415.022 4037 86 26 26
27 1212 - EMİR İZZET VAROL 6 / L 17 3 16.00 10 0 10.00 7 3 6.00 8 2 7.33 17 3 16.00 16 4 14.67 75.00 15.00 70.00 411.126 4296 90 27 27
28 251 - MERT KERİM KARATAŞ 6 / B 18 2 17.33 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 16 4 14.67 16 4 14.67 75.00 15.00 70.00 411.126 4296 90 27 27
29 106 - YİĞİT CAN KALAFAT 6 / D 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 17 3 16.00 17 3 16.00 74.00 16.00 68.67 409.156 4448 94 29 29
30 1209 - EMİR ANADOL 6 / B 14 6 12.00 10 0 10.00 9 1 8.67 5 5 3.33 18 2 17.33 18 2 17.33 74.00 16.00 68.66 409.096 4523 95 30 30
31 165 - İSMAİL DİLİM 6 / A 16 3 15.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 13 6 11.00 20 0 20.00 74.00 14.00 69.34 407.170 4640 97 31 31
32 209 - MUSTAFA TAHA SEKİ 6 / L 15 0 15.00 10 0 10.00 9 1 8.67 5 2 4.33 11 1 10.67 19 1 18.67 69.00 5.00 67.34 396.830 5620 129 32 32
33 1257 - ZEHRA VATAN 6 / C 16 4 14.67 8 2 7.33 4 5 2.33 9 1 8.67 14 6 12.00 19 1 18.67 70.00 19.00 63.67 395.837 5654 131 33 33
34 380 - HİLMİ YILDIRIM 6 / C 18 2 17.33 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 11 4 9.67 18 2 17.33 70.00 15.00 65.00 393.319 5922 139 34 34
35 1571 - BERAT ŞAHİN 6 / H 18 1 17.67 8 1 7.67 7 2 6.33 8 2 7.33 10 7 7.67 19 1 18.67 70.00 14.00 65.34 392.400 5988 145 35 35
36 1357 - ÖMER FARUK KARTAL 6 / L 15 5 13.33 10 0 10.00 6 4 4.67 7 3 6.00 16 4 14.67 17 3 16.00 71.00 19.00 64.67 391.363 6104 148 36 36
37 1494 - BEGÜM ALTUNTAŞ 6 / C 17 3 16.00 8 2 7.33 6 4 4.67 9 1 8.67 19 1 18.67 12 8 9.33 71.00 19.00 64.67 391.363 6104 148 36 36
38 1106 - DİLA ÇİÇEK 6 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 5 5 3.33 6 4 4.67 17 3 16.00 15 5 13.33 68.00 22.00 60.66 391.333 6149 151 38 38
39 1180 - ZEYNEPSU EŞİYOK 6 / B 18 2 17.33 10 0 10.00 7 2 6.33 8 1 7.67 15 2 14.33 13 7 10.67 71.00 14.00 66.33 386.400 6581 160 39 39
40 171 - KARİN ÖZYILMAZ 6 / A 18 2 17.33 8 2 7.33 5 5 3.33 7 3 6.00 14 6 12.00 16 4 14.67 68.00 22.00 60.66 385.422 6696 164 40 40
41 973 - ALPER YURTSEVEN 6 / H 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 13 5 11.33 17 3 16.00 69.00 19.00 62.66 379.496 7277 181 41 41
42 0 - YİĞİT EMRE BULUT 6 / D 18 2 17.33 9 1 8.67 6 3 5.00 8 2 7.33 14 3 13.00 13 5 11.33 68.00 16.00 62.66 377.985 7391 186 42 42
43 1216 - ESMA N R KAYA 6 / C 18 2 17.33 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 11 5 9.33 16 4 14.67 68.00 18.00 62.00 375.541 7640 194 43 43
44 149 - ELİF SU SEVİNÇ 6 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 14 6 12.00 13 7 10.67 70.00 20.00 63.33 371.600 8063 202 44 44
45 677 - HALİDE HALİLOVA 6 / K 13 7 10.67 8 2 7.33 3 7 0.67 9 1 8.67 17 3 16.00 16 4 14.67 66.00 24.00 58.01 369.674 8221 205 45 45
46 967 - KAMİL AŞKIN 6 / G 15 5 13.33 10 0 10.00 9 1 8.67 5 5 3.33 11 9 8.00 19 1 18.67 69.00 21.00 62.00 369.630 8279 207 46 46
47 229 - KUZEY KAAN TURHAN 6 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 13 4 11.67 14 5 12.33 68.00 18.00 62.00 369.630 8279 207 46 46
48 202 - ECE ÖZTEPE 6 / D 18 2 17.33 9 1 8.67 6 4 4.67 9 1 8.67 13 5 11.33 13 6 11.00 68.00 19.00 61.67 367.630 8516 215 48 48
49 694 - GÖKNUR AFŞAR 6 / I 17 2 16.33 7 2 6.33 6 3 5.00 5 2 4.33 17 2 16.33 11 9 8.00 63.00 20.00 56.32 364.148 8852 227 49 49
50 1375 - ARAS KOÇ 6 / H 17 3 16.00 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 12 6 10.00 15 5 13.33 67.00 21.00 60.00 363.689 8936 229 50 50
51 1278 - ÖMER ASAF TARIM 6 / H 16 4 14.67 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 12 7 9.67 16 4 14.67 67.00 22.00 59.68 361.793 9079 232 51 51
52 152 - BERKAY EVCİ 6 / D 18 2 17.33 7 3 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 13 5 11.33 13 7 10.67 66.00 22.00 58.67 361.719 9161 233 52 52
53 1243 - ÖMER ATLAS AYDEMİR 6 / C 15 5 13.33 8 2 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 14 4 12.67 15 5 13.33 66.00 22.00 58.66 361.704 9180 234 53 53
54 1514 - ELİF NAZ YAZICI 6 / L 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 10 5 8.33 14 6 12.00 68.00 17.00 62.33 359.719 9402 244 54 54
55 587 - BERAT KALKAN 6 / D 18 2 17.33 7 3 6.00 7 2 6.33 6 2 5.33 11 6 9.00 14 3 13.00 63.00 18.00 56.99 359.230 9436 245 55 55
56 117 - MUHAMMED HASAN CAN 6 / L 16 4 14.67 9 1 8.67 7 3 6.00 6 4 4.67 17 3 16.00 11 9 8.00 66.00 24.00 58.01 357.807 9511 248 56 56
57 1399 - ZENFİRA ALİYEVA 6 / D 18 1 17.67 9 1 8.67 5 3 4.00 6 3 5.00 13 5 11.33 12 7 9.67 63.00 20.00 56.34 355.333 9819 256 57 57
58 194 - İLAYDA Y LDIRIM 6 / C 14 6 12.00 9 1 8.67 6 2 5.33 6 3 5.00 14 3 13.00 15 5 13.33 64.00 20.00 57.33 355.289 9836 257 58 58
59 724 - AHMET GÜNEY EFE 6 / K 19 1 18.67 7 3 6.00 6 3 5.00 8 2 7.33 14 4 12.67 10 9 7.00 64.00 22.00 56.67 354.356 9867 259 59 59
60 1621 - M MUSHAB CEYHAN 6 / E 16 4 14.67 10 0 10.00 7 3 6.00 7 3 6.00 14 6 12.00 13 7 10.67 67.00 23.00 59.34 353.867 9917 260 60 60
61 612 - AZRA KARA 6 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 6 3 5.00 6 4 4.67 11 4 9.67 16 4 14.67 63.00 21.00 56.01 350.400 10297 278 61 61
62 714 - EYMEN ÖRGEN 6 / F 14 6 12.00 7 3 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 13 7 10.67 16 4 14.67 64.00 26.00 55.34 347.941 10587 284 62 62
63 742 - KIVANÇ Fİ EN 6 / H 17 3 16.00 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 11 7 8.67 14 6 12.00 65.00 23.00 57.33 347.911 10617 285 63 63
64 1356 - EMİR KUZEY BEYAZ 6 / L 17 3 16.00 6 4 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 11 7 8.67 15 5 13.33 61.00 27.00 52.01 345.941 10837 289 64 64
65 620 - EMRE YILDIRIM 6 / C 13 7 10.67 8 2 7.33 5 5 3.33 6 4 4.67 14 6 12.00 16 4 14.67 62.00 28.00 52.67 343.985 11028 295 65 65
66 1355 - DORUK BATIN ÇINAR 6 / L 18 2 17.33 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 7 7 4.67 15 5 13.33 65.00 19.00 58.67 343.941 11078 298 66 66
67 1013 - HATİCE ÖMRÜM ÖZCAN 6 / H 15 5 13.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 9 4 7.67 15 3 14.00 64.00 17.00 58.34 341.985 11272 306 67 67
68 1252 - UMUT HAMZA DALDAL 6 / C 14 4 12.67 10 0 10.00 6 4 4.67 6 4 4.67 10 8 7.33 17 3 16.00 63.00 23.00 55.34 341.985 11272 306 67 67
69 581 - ZEYNEP ARAS 6 / D 17 3 16.00 9 1 8.67 6 4 4.67 7 3 6.00 13 5 11.33 11 8 8.33 63.00 24.00 55.00 339.970 11560 315 69 69
70 640 - İPEK ÇERKEZOĞLU 6 / I 15 5 13.33 8 2 7.33 5 5 3.33 6 4 4.67 12 6 10.00 14 3 13.00 60.00 25.00 51.66 338.000 11766 321 70 70
71 647 - BURÇİN APTİKADİR 6 / G 16 3 15.00 9 1 8.67 6 4 4.67 8 2 7.33 13 4 11.67 11 9 8.00 63.00 23.00 55.34 336.074 11894 326 71 71
72 684 - M EMİN EROĞLU 6 / L 18 2 17.33 9 1 8.67 7 3 6.00 3 3 2.00 10 5 8.33 12 8 9.33 59.00 22.00 51.66 332.044 12492 349 72 72
73 664 - YUSUF PEKŞEN 6 / I 13 4 11.67 10 0 10.00 6 4 4.67 10 0 10.00 5 0 5.00 17 3 16.00 61.00 11.00 57.34 330.148 12612 353 73 73
74 1465 - YUSUF YILDIRIM 6 / D 17 3 16.00 7 3 6.00 3 7 0.67 6 4 4.67 13 7 10.67 12 8 9.33 58.00 32.00 47.34 330.133 12636 355 74 74
75 0 - SENA CİGA 6 / K 18 2 17.33 9 1 8.67 5 5 3.33 5 5 3.33 11 5 9.33 11 8 8.33 59.00 26.00 50.32 330.059 12705 360 75 75
76 1666 - SUKEYNA TEKECİ 6 / L 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 2 3 1.00 8 4 6.67 12 8 9.33 59.00 18.00 53.00 326.652 13020 373 76 76
77 147 - EGEMEN GÜLKAN 6 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 3 7 0.67 6 4 4.67 11 6 9.00 13 7 10.67 58.00 29.00 48.35 324.252 13298 385 77 77
78 595 - ALARA BEYZA ÖZCAN 6 / D 16 4 14.67 10 0 10.00 5 5 3.33 6 4 4.67 13 7 10.67 11 9 8.00 61.00 29.00 51.34 324.237 13308 387 78 78
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79 244 - ELİF BERFİN DAYANAN 6 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 4 6 2.00 5 5 3.33 12 8 9.33 16 4 14.67 58.00 32.00 47.33 324.207 13345 389 79 79
80 189 - UMREHAN YILDIRIM 6 / C 13 7 10.67 8 2 7.33 4 6 2.00 4 6 2.00 16 1 15.67 11 8 8.33 56.00 30.00 46.00 322.237 13575 396 80 80
81 1254 - YAĞMUR BAŞARA 6 / C 16 4 14.67 8 2 7.33 5 5 3.33 5 5 3.33 8 6 6.00 15 5 13.33 57.00 27.00 47.99 322.207 13614 397 81 81
82 711 - KAĞAN DOĞAN 6 / G 11 2 10.33 6 4 4.67 3 7 0.67 3 6 1.00 14 6 12.00 15 5 13.33 52.00 30.00 42.00 320.711 13763 404 82 82
83 1431 - İREM KURTULUŞ 6 / E 14 4 12.67 8 2 7.33 7 1 6.67 1 2 0.33 12 4 10.67 12 6 10.00 54.00 19.00 47.67 318.800 13973 409 83 83
84 345 - BERRAK ÖYKÜ GÜRBÜZ 6 / G 16 4 14.67 9 1 8.67 5 5 3.33 6 4 4.67 8 10 4.67 15 5 13.33 59.00 29.00 49.34 318.296 14042 411 84 84
85 1105 - ADA EYLÜL 6 / A 16 4 14.67 7 2 6.33 3 5 1.33 9 1 8.67 11 7 8.67 12 8 9.33 58.00 27.00 49.00 317.793 14177 420 85 85
86 269 - ECMEL KESKİN 6 / A 13 6 11.00 8 2 7.33 3 7 0.67 9 1 8.67 13 7 10.67 13 7 10.67 59.00 30.00 49.01 316.341 14287 425 86 86
87 1670 - SÜMEYRA ULUO AK 6 / H 13 5 11.33 8 2 7.33 6 4 4.67 7 3 6.00 11 7 8.67 14 6 12.00 59.00 27.00 50.00 316.296 14328 427 87 87
88 1127 - DORUK EGE BALCİ 6 / B 12 8 9.33 7 3 6.00 3 7 0.67 7 3 6.00 10 10 6.67 18 2 17.33 57.00 33.00 46.00 316.281 14359 429 88 88
89 1162 - UMUT ÇİPA 6 / B 14 6 12.00 6 3 5.00 7 3 6.00 3 5 1.33 10 6 8.00 15 5 13.33 55.00 28.00 45.66 315.778 14439 433 89 89
90 1311 - ALİ HAN KORKUT 6 / F 15 3 14.00 8 1 7.67 6 2 5.33 5 2 4.33 11 3 10.00 10 7 7.67 55.00 18.00 49.00 313.348 14696 447 90 90
91 276 - ESAT GOZTOK 6 / D 14 6 12.00 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 12 8 9.33 12 7 9.67 60.00 29.00 50.33 312.341 14826 451 91 91
92 1125 - CEYLA ÖZDEN 6 / B 14 6 12.00 6 4 4.67 7 3 6.00 9 1 8.67 8 9 5.00 15 4 13.67 59.00 27.00 50.01 310.400 15026 459 92 92
93 253 - SEMİH YENER 6 / A 13 7 10.67 6 4 4.67 5 5 3.33 5 5 3.33 11 7 8.67 15 5 13.33 55.00 33.00 44.00 310.385 15038 461 93 93
94 1064 - YUSUF HA M* ÖNEL 6 / D 15 4 13.67 10 0 10.00 10 0 10.00 7 3 6.00 3 4 1.67 15 5 13.33 60.00 16.00 54.67 308.415 15278 466 94 94
95 274 - EYMEN EFE AKARSU 6 / B 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 11 8 8.33 10 8 7.33 59.00 28.00 49.66 308.370 15349 468 95 95
96 1642 - SELİM ÖRÜN 6 / H 15 5 13.33 4 6 2.00 6 4 4.67 8 2 7.33 8 11 4.33 15 4 13.67 56.00 32.00 45.33 306.400 15548 474 96 96
97 136 - ALMİNA DEDE 6 / A 17 3 16.00 7 3 6.00 6 3 5.00 7 3 6.00 11 5 9.33 7 6 5.00 55.00 23.00 47.33 304.919 15696 478 97 97
98 1129 - EMİRALİ DİLİM 6 / B 14 6 12.00 7 3 6.00 3 6 1.00 8 2 7.33 9 11 5.33 15 5 13.33 56.00 33.00 44.99 302.919 15969 488 98 98
99 759 - UBEYDULLAH EREN 6 / F 13 6 11.00 8 0 8.00 5 5 3.33 2 2 1.33 10 10 6.67 15 5 13.33 53.00 28.00 43.66 302.459 16044 492 99 99

100 1386 - İSMAİL DİKB* 6 / K 14 4 12.67 7 3 6.00 5 4 3.67 4 6 2.00 8 6 6.00 14 5 12.33 52.00 28.00 42.67 300.993 16206 500 100 100
101 249 - YİĞİT ALİ ŞEN 6 / B 11 9 8.00 8 2 7.33 7 3 6.00 6 4 4.67 11 9 8.00 15 5 13.33 58.00 32.00 47.33 300.474 16304 506 101 101
102 987 - BARIŞ ALTUN 6 / A 14 6 12.00 9 1 8.67 3 7 0.67 4 6 2.00 10 10 6.67 14 6 12.00 54.00 36.00 42.01 298.548 16472 512 102 102
103 905 - EMİR TÜRKÇE 6 / D 16 4 14.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 13 7 10.67 10 8 7.33 49.00 39.00 36.00 298.533 16496 514 103 103
104 163 - HAMZA ÇELİK 6 / A 13 7 10.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 8 11 4.33 17 3 16.00 52.00 37.00 39.66 296.533 16794 522 104 104
105 790 - EGE ŞENOL 6 / D 14 6 12.00 7 3 6.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 13 6 11.00 11 8 8.33 51.00 37.00 38.66 296.519 16824 524 105 105
106 1510 - ELİF ERVA İNCİLER 6 / H 11 9 8.00 6 4 4.67 3 7 0.67 6 4 4.67 10 4 8.67 15 4 13.67 51.00 32.00 40.35 294.622 16983 534 106 106
107 146 - BERRA ECE TAŞGIN 6 / K 16 4 14.67 7 3 6.00 5 5 3.33 6 4 4.67 9 3 8.00 10 10 6.67 53.00 29.00 43.34 294.607 16987 535 107 107
108 929 - EMİR KISMETLİ 6 / E 16 3 15.00 6 4 4.67 5 5 3.33 6 4 4.67 5 15 0.00 16 4 14.67 54.00 35.00 42.34 294.593 16996 536 108 108
109 787 - FİLİZ GEZİCİ 6 / L 17 3 16.00 7 3 6.00 6 4 4.67 2 2 1.33 8 5 6.33 10 8 7.33 50.00 25.00 41.66 293.541 17172 545 109 109
110 1260 - ALİ KEMAL VANLI 6 / C 13 7 10.67 10 0 10.00 6 4 4.67 4 6 2.00 9 6 7.00 13 7 10.67 55.00 30.00 45.01 292.637 17246 547 110 110
111 1261 - HALE AĞCA 6 / C 12 2 11.33 6 1 5.67 3 2 2.33 6 0 6.00 4 2 3.33 15 2 14.33 46.00 9.00 42.99 292.533 17361 551 111 111
112 697 - KEREM TAHA 6 / B 13 4 11.67 7 3 6.00 6 3 5.00 2 6 0.00 8 9 5.00 14 4 12.67 50.00 29.00 40.34 290.163 17626 560 112 112
113 1343 - BERKE ÖZTÜRK 6 / H 18 2 17.33 6 2 5.33 6 4 4.67 7 3 6.00 10 10 6.67 8 12 4.00 55.00 33.00 44.00 289.630 17675 562 113 113
114 1545 - İREM SU TANİŞİK 6 / F 13 6 11.00 9 1 8.67 6 4 4.67 6 4 4.67 10 9 7.00 12 8 9.33 56.00 32.00 45.34 288.637 17804 572 114 114
115 1166 - YAĞMUR KAYMAK 6 / B 15 5 13.33 7 3 6.00 5 5 3.33 5 5 3.33 9 9 6.00 12 8 9.33 53.00 35.00 41.32 288.593 17877 576 115 115
116 768 - OĞUZ KOÇAK 6 / I 14 5 12.33 5 3 4.00 3 3 2.00 1 0 1.00 6 10 2.67 16 4 14.67 45.00 25.00 36.67 286.193 18166 586 116 116
117 1062 - KEREM GÜL 6 / L 17 3 16.00 9 1 8.67 3 7 0.67 5 5 3.33 4 10 0.67 13 7 10.67 51.00 33.00 40.01 280.785 18842 605 117 117
118 1440 - HATİCE NUR AYAN 6 / G 15 4 13.67 7 2 6.33 5 4 3.67 5 4 3.67 5 3 4.00 11 5 9.33 48.00 22.00 40.67 280.252 18980 610 118 118
119 712 - NİSA YÜKSEL 6 / G 14 6 12.00 8 2 7.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 8 12 4.00 14 6 12.00 50.00 40.00 36.66 278.756 19162 614 119 119
120 634 - GÜVEN GÜMÜŞ 6 / G 12 8 9.33 8 2 7.33 5 5 3.33 4 6 2.00 6 10 2.67 16 3 15.00 51.00 34.00 39.66 278.756 19162 614 119 119
121 1437 - ECRİN KORKUDAN 6 / F 14 6 12.00 7 0 7.00 6 4 4.67 4 6 2.00 8 12 4.00 13 7 10.67 52.00 35.00 40.34 278.296 19231 620 121 121
122 1214 - ERKUT ŞEKER 6 / C 11 9 8.00 9 1 8.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 11 9 8.00 14 6 12.00 49.00 41.00 35.34 276.800 19404 629 122 122
123 1173 - YUSUF ALİ ÇAPKIN 6 / B 11 9 8.00 10 0 10.00 5 5 3.33 7 3 6.00 9 8 6.33 13 7 10.67 55.00 32.00 44.33 276.785 19436 631 123 123
124 175 - BARIŞ ASLAN 6 / D 7 9 4.00 8 2 7.33 6 4 4.67 2 1 1.67 9 4 7.67 16 4 14.67 48.00 24.00 40.01 276.341 19502 635 124 124
125 1 - ADS*EUU* 6 / I 10 8 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 3 1 2.67 6 8 3.33 15 5 13.33 54.00 22.00 46.66 275.748 19560 639 125 125
126 1646 - SERDAR ALTAN 6 / I 14 6 12.00 7 3 6.00 7 3 6.00 4 5 2.33 8 6 6.00 10 6 8.00 50.00 29.00 40.33 275.304 19584 640 126 126
127 601 - ELİF DOGAN 6 / D 15 5 13.33 10 0 10.00 9 1 8.67 5 5 3.33 8 12 4.00 10 10 6.67 57.00 33.00 46.00 274.815 19669 643 127 127
128 0 - YAĞIZ BATIN BAŞER 6 / K 13 7 10.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 6 2 5.33 11 4 9.67 9 9 6.00 49.00 32.00 38.33 273.852 19766 650 128 128
129 802 - NİSA NEHİR ÖZDEMİR 6 / G 14 5 12.33 7 3 6.00 3 6 1.00 4 5 2.33 5 7 2.67 14 6 12.00 47.00 32.00 36.33 273.822 19784 653 129 129
130 870 - BELİNAY KÖSTEK 6 / D 12 7 9.67 10 0 10.00 5 4 3.67 4 6 2.00 10 6 8.00 10 7 7.67 51.00 30.00 41.01 273.378 19810 654 130 130
131 1178 - ZEYNEP AŞÇIOĞLU 6 / B 13 7 10.67 7 3 6.00 2 7 -0.33 10 0 10.00 10 10 6.67 11 9 8.00 53.00 36.00 41.01 273.378 19810 654 130 130
132 1087 - ERDEM BİRER 6 / C 7 10 3.67 7 3 6.00 3 4 1.67 5 4 3.67 9 3 8.00 16 4 14.67 47.00 28.00 37.68 272.889 19880 658 132 132
133 179 - KEREM EPÇAÇAN 6 / A 8 6 6.00 5 2 4.33 3 1 2.67 1 7 -1.33 16 4 14.67 9 7 6.67 42.00 27.00 33.01 270.415 20290 668 133 133
134 1259 - ZEYNEP TAŞKIRAN 6 / C 12 7 9.67 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 6 8 3.33 12 7 9.67 54.00 28.00 44.67 266.933 20715 682 134 134
135 1296 - BARAN CAN OR* 6 / G 15 5 13.33 8 2 7.33 3 7 0.67 4 6 2.00 9 10 5.67 10 10 6.67 49.00 40.00 35.67 266.933 20715 682 134 134
136 1112 - AL YNA ÇAKIR 6 / B 12 8 9.33 8 2 7.33 6 4 4.67 4 3 3.00 8 4 6.67 11 8 8.33 49.00 29.00 39.33 266.400 20849 688 136 136
137 228 - MİRNA RAKİK 6 / I 13 4 11.67 8 2 7.33 5 3 4.00 5 5 3.33 3 4 1.67 13 7 10.67 47.00 25.00 38.67 264.000 21135 701 137 137
138 1208 - ELİN SHOJAEİ 6 / C 13 6 11.00 7 3 6.00 5 5 3.33 4 6 2.00 10 9 7.00 10 10 6.67 49.00 39.00 36.00 262.978 21254 710 138 138
139 1218 - MELE ÇELİK 6 / C 9 5 7.33 8 2 7.33 2 3 1.00 5 5 3.33 8 5 6.33 13 7 10.67 45.00 27.00 35.99 261.452 21503 720 139 139
140 1114 - ALMİNA CANDAN 6 / B 12 8 9.33 8 2 7.33 6 4 4.67 4 6 2.00 8 7 5.67 11 7 8.67 49.00 34.00 37.67 261.007 21544 728 140 140
141 1143 - EREN ERBAY 6 / B 8 12 4.00 6 4 4.67 0 0 0.00 5 4 3.67 11 7 8.67 14 5 12.33 44.00 32.00 33.34 260.504 21679 730 141 141
142 1177 - ZEHRA NİL COŞKUN 6 / B 15 3 14.00 8 2 7.33 7 1 6.67 3 2 2.33 3 4 1.67 10 8 7.33 46.00 20.00 39.33 260.489 21684 731 142 142
143 1175 - YUSUF TEMEL 6 / B 11 3 10.00 5 0 5.00 5 1 4.67 5 1 4.67 6 2 5.33 9 3 8.00 41.00 10.00 37.67 259.496 21784 736 143 143
144 1631 - MUHAMMET MUS HAP 6 / K 14 6 12.00 8 2 7.33 5 5 3.33 6 4 4.67 7 12 3.00 11 9 8.00 51.00 38.00 38.33 259.007 21868 740 144 144
145 685 - ZEYNEP DERE 6 / L 12 8 9.33 9 1 8.67 5 4 3.67 3 7 0.67 7 1 6.67 10 8 7.33 46.00 29.00 36.34 257.526 22035 746 145 145
146 1203 - ÇAĞAN MERT K* LI 6 / C 10 8 7.33 6 4 4.67 6 4 4.67 7 3 6.00 8 7 5.67 12 7 9.67 49.00 33.00 38.01 257.067 22073 748 146 146
147 1247 - ÖMER KUZEY KÜÇÜK 6 / C 11 4 9.67 7 0 7.00 5 4 3.67 7 3 6.00 6 8 3.33 10 2 9.33 46.00 21.00 39.00 257.022 22155 750 147 147
148 769 - ESRA YAMAN 6 / K 9 11 5.33 6 4 4.67 4 6 2.00 7 3 6.00 10 9 7.00 13 7 10.67 49.00 40.00 35.67 255.067 22407 759 148 148
149 1201 - CEYLİN TUĞCU 6 / C 11 9 8.00 7 3 6.00 4 6 2.00 8 2 7.33 9 8 6.33 11 9 8.00 50.00 37.00 37.66 255.037 22457 762 149 149
150 950 - KÜBRA TAŞPI AR 6 / F 15 3 14.00 8 1 7.67 5 4 3.67 1 5 -0.67 8 7 5.67 6 7 3.67 43.00 27.00 34.01 254.119 22532 771 150 150
151 1472 - EZEL DEŞEN 6 / E 13 3 12.00 8 0 8.00 5 2 4.33 1 0 1.00 4 1 3.67 8 3 7.00 39.00 9.00 36.00 254.089 22540 772 151 151
152 730 - MİNEL İYİBAK 6 / L 12 8 9.33 9 1 8.67 5 4 3.67 3 7 0.67 7 1 6.67 9 7 6.67 45.00 28.00 35.68 253.615 22586 773 152 152
153 348 - YAŞAR CAMGÖZ 6 / I 13 7 10.67 10 0 10.00 8 2 7.33 3 6 1.00 6 14 1.33 12 8 9.33 52.00 37.00 39.66 253.556 22616 776 153 153
154 1736 - EMİRHAN ERKAN 6 / L 15 3 14.00 8 2 7.33 6 4 4.67 4 4 2.67 2 0 2.00 9 9 6.00 44.00 22.00 36.67 252.104 22839 793 154 154
155 942 - SARE ECRİN TÜRKMEN 6 / E 14 6 12.00 9 1 8.67 3 7 0.67 4 6 2.00 10 10 6.67 8 12 4.00 48.00 42.00 34.01 251.141 22946 795 155 155
156 1389 - MEHMET ŞAKAR 6 / L 15 3 14.00 10 0 10.00 5 5 3.33 5 5 3.33 6 12 2.00 9 11 5.33 50.00 36.00 37.99 251.081 23033 799 156 156
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Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.66 8.17 7.93 6.41 3.16 5.36 4.39 4.92 2.75 4.17 4.59 2.64 7.93 9.16 4.88 10.00 8.56 7.15 43.56 38.56 30.71 234.199

İl Ortalaması 10.24 8.37 7.46 6.33 3.16 5.28 4.14 5.04 2.46 3.86 4.82 2.25 7.04 9.91 3.74 8.96 9.29 5.86 40.57 40.60 27.04 215.839
Okul Ortalaması 11.64 7.41 9.17 6.94 2.76 6.02 4.52 4.86 2.90 4.83 4.21 3.43 8.23 8.63 5.35 10.66 8.15 7.94 46.82 36.03 34.81 251.393

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
157 1483 - HALİLCAN POLAT 6 / I 11 9 8.00 7 3 6.00 6 4 4.67 0 0 0.00 6 14 1.33 15 5 13.33 45.00 35.00 33.33 250.089 23146 801 157 157
158 1367 - YAREN D* IOĞLU 6 / F 13 7 10.67 7 3 6.00 4 6 2.00 9 1 8.67 2 4 0.67 12 7 9.67 47.00 28.00 37.68 249.200 23226 806 158 158
159 611 - MEHMET AKİF ÇALIŞAN 6 / B 10 8 7.33 8 2 7.33 3 6 1.00 3 5 1.33 8 10 4.67 13 7 10.67 45.00 38.00 32.33 248.652 23391 809 159 159
160 1002 - ÖVGÜ ECE RESSAM 6 / I 13 7 10.67 9 1 8.67 3 7 0.67 6 4 4.67 5 11 1.33 12 8 9.33 48.00 38.00 35.34 247.156 23589 818 160 160
161 1383 - EMİR CAN 6 / D 16 4 14.67 8 2 7.33 3 7 0.67 7 3 6.00 9 11 5.33 6 14 1.33 49.00 41.00 35.33 247.141 23607 820 161 161
162 700 - İLKER YASİN ERÜNSAL 6 / E 15 5 13.33 6 4 4.67 7 3 6.00 5 5 3.33 10 10 6.67 6 14 1.33 49.00 41.00 35.33 247.141 23607 820 161 161
163 602 - ÇINAR ÇELEBİ 6 / E 10 10 6.67 7 3 6.00 8 2 7.33 0 0 0.00 14 6 12.00 5 7 2.67 44.00 28.00 34.67 246.207 23721 827 163 163
164 1006 - SELEN UZUN 0 / K 6 14 1.33 9 1 8.67 5 4 3.67 5 4 3.67 8 10 4.67 16 4 14.67 49.00 37.00 36.68 246.207 23721 827 163 163
165 648 - İSMAİL GEDİKLİ 6 / F 10 6 8.00 7 1 6.67 2 7 -0.33 2 5 0.33 6 10 2.67 14 5 12.33 41.00 34.00 29.67 246.178 23732 829 165 165
166 0 - ALİ ABAY 6 / C 15 4 13.67 5 5 3.33 3 6 1.00 6 4 4.67 0 0 0.00 11 7 8.67 40.00 26.00 31.34 245.719 23767 832 166 166
167 606 - ASLIHAN ECE OTÇU 6 / E 10 8 7.33 6 2 5.33 6 2 5.33 0 4 -1.33 8 2 7.33 9 5 7.33 39.00 23.00 31.32 244.133 24058 849 167 167
168 794 - ELBER ERSOY 6 / E 12 8 9.33 9 1 8.67 3 6 1.00 7 3 6.00 9 11 5.33 9 10 5.67 49.00 39.00 36.00 243.689 24084 853 168 168
169 1381 - EMİR DEMİRÖZ 6 / I 6 14 1.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 12 8 9.33 13 7 10.67 47.00 43.00 32.66 243.185 24201 860 169 169
170 1171 - AREN GÜNDOĞDU 6 / B 10 9 7.00 7 3 6.00 4 5 2.33 4 5 2.33 5 4 3.67 13 7 10.67 43.00 33.00 32.00 242.252 24288 863 170 170
171 1128 - ECRİN SAVRAN 6 / B 17 3 16.00 7 3 6.00 5 5 3.33 7 3 6.00 7 13 2.67 6 14 1.33 49.00 41.00 35.33 241.230 24458 869 171 171
172 1364 - HASAN TÜRKMENOĞLU 6 / I 11 7 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 6 2 5.33 7 6 5.00 8 9 5.00 48.00 28.00 38.66 240.252 24615 875 172 172
173 1227 - KEREM ERYEŞİL 6 / A 13 7 10.67 9 1 8.67 4 6 2.00 8 2 7.33 9 11 5.33 7 13 2.67 50.00 40.00 36.67 237.304 25068 894 173 173
174 767 - DAMLA KÜÇÜK 6 / A 14 6 12.00 7 3 6.00 0 10 -3.33 6 4 4.67 8 12 4.00 9 11 5.33 44.00 46.00 28.67 237.274 25129 898 174 174
175 1161 - SERCAN BALCI 6 / B 8 12 4.00 7 3 6.00 4 6 2.00 8 2 7.33 13 5 11.33 8 12 4.00 48.00 40.00 34.66 237.259 25161 902 175 175
176 1313 - SELİME NAZ 6 / I 7 13 2.67 8 2 7.33 5 4 3.67 10 0 10.00 6 13 1.67 15 5 13.33 51.00 37.00 38.67 235.822 25286 910 176 176
177 28 - YUSUF EYMEN YAVRUCU 6 / H 12 6 10.00 7 3 6.00 4 6 2.00 1 0 1.00 4 8 1.33 11 5 9.33 39.00 28.00 29.66 235.763 25327 913 177 177
178 214 - YAĞMUR URAL 6 / E 16 4 14.67 9 1 8.67 7 3 6.00 3 7 0.67 7 12 3.00 6 14 1.33 48.00 41.00 34.34 235.319 25377 916 178 178
179 1196 - AZRA BEDİR 6 / C 10 10 6.67 7 2 6.33 6 4 4.67 8 2 7.33 6 8 3.33 11 9 8.00 48.00 35.00 36.33 233.822 25597 928 179 179
180 1097 - YİĞİT EROĞLU 6 / A 11 7 8.67 7 3 6.00 4 6 2.00 9 1 8.67 4 4 2.67 7 0 7.00 42.00 21.00 35.01 233.378 25637 932 180 180
181 1458 - EMİR AYDOĞAN 6 / F 10 4 8.67 5 1 4.67 1 6 -1.00 2 6 0.00 8 5 6.33 8 5 6.33 34.00 27.00 25.00 231.837 25934 949 181 181
182 590 - YAKUP ALALI 6 / H 16 4 14.67 8 2 7.33 4 6 2.00 0 2 -0.67 7 13 2.67 7 13 2.67 42.00 40.00 28.67 231.407 25967 950 182 182
183 650 - YASİNYILDIZ 6 / I 10 5 8.33 6 2 5.33 3 7 0.67 6 3 5.00 5 8 2.33 11 7 8.67 41.00 32.00 30.33 230.844 26171 960 183 183
184 225 - KAYRA BERK YEDEK 0 / 0 9 11 5.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 13 7 10.67 8 12 4.00 43.00 47.00 27.33 229.378 26369 969 184 184
185 945 - AHMET ÖZCAN 6 / L 10 7 7.67 8 2 7.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 10 2 9.33 5 9 2.00 41.00 32.00 30.33 229.378 26369 969 184 184
186 846 - YAĞIZ ALİ SAĞLIK 6 / K 9 11 5.33 8 2 7.33 2 8 -0.67 7 3 6.00 9 11 5.33 11 9 8.00 46.00 44.00 31.32 229.333 26443 974 186 186
187 721 - BERFİN HASANOĞLU 6 / I 10 10 6.67 8 2 7.33 7 3 6.00 4 6 2.00 7 12 3.00 11 9 8.00 47.00 42.00 33.00 227.422 26629 979 187 187
188 836 - ECRİN KÖK 6 / I 8 11 4.33 7 3 6.00 1 9 -2.00 6 3 5.00 8 8 5.33 11 5 9.33 41.00 39.00 27.99 225.867 26903 987 188 188
189 997 - RANA *ÇAN 6 / I 14 6 12.00 4 6 2.00 3 7 0.67 7 3 6.00 4 15 -1.00 11 9 8.00 43.00 46.00 27.67 225.437 26974 990 189 189
190 669 - EDA EL F MACİT 6 / I 15 5 13.33 7 3 6.00 4 6 2.00 4 6 2.00 3 17 -2.67 11 9 8.00 44.00 46.00 28.66 225.393 27053 993 190 190
191 852 - ASLISU KARDEŞ 6 / L 11 6 9.00 5 2 4.33 3 5 1.33 2 6 0.00 9 9 6.00 8 10 4.67 38.00 38.00 25.33 224.948 27102 994 191 191
192 1231 - NEHİR ŞENTÜRK 6 / C 11 9 8.00 7 3 6.00 3 7 0.67 4 6 2.00 9 10 5.67 8 9 5.00 42.00 44.00 27.34 223.481 27244 998 192 192
193 143 - FATMANUR YILMAZ 6 / D 11 7 8.67 7 3 6.00 5 5 3.33 4 6 2.00 6 8 3.33 9 9 6.00 42.00 38.00 29.33 223.452 27303 1000 193 193
194 1312 - ZEYNEP TAŞCI 0 / 0 14 6 12.00 8 2 7.33 5 5 3.33 5 5 3.33 6 14 1.33 8 12 4.00 46.00 44.00 31.32 223.422 27364 1002 194 194
195 607 - AYBÜKE KABAKCI 6 / E 11 8 8.33 9 1 8.67 6 4 4.67 3 4 1.67 3 6 1.00 9 7 6.67 41.00 30.00 31.01 217.052 28362 1037 195 195
196 798 - EYÜP EMİR ORAN 6 / F 10 5 8.33 6 3 5.00 2 7 -0.33 5 5 3.33 1 4 -0.33 12 8 9.33 36.00 32.00 25.33 214.548 28745 1054 196 196
197 853 - SENCER CANER OCAK 6 / L 6 8 3.33 8 2 7.33 4 5 2.33 4 5 2.33 6 7 3.67 11 5 9.33 39.00 32.00 28.32 214.533 28756 1056 197 197
198 1693 - MEHMETCAN GEDİK 5 / L 10 10 6.67 9 1 8.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 4 16 -1.33 13 7 10.67 44.00 46.00 28.68 213.644 28822 1057 198 198
199 1509 - ELÇİN DENİZ KARAKUŞ 6 / G 11 9 8.00 3 7 0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 9 10 5.67 8 12 4.00 40.00 49.00 23.67 213.600 28862 1063 199 199
200 845 - CANSUDOGAN 6 / K 11 8 8.33 8 2 7.33 6 3 5.00 2 8 -0.67 7 9 4.00 7 10 3.67 41.00 40.00 27.66 212.089 29107 1071 200 200
201 1067 - YASMİN SAMAST 6 / D 12 8 9.33 8 2 7.33 5 5 3.33 3 7 0.67 7 13 2.67 8 12 4.00 43.00 47.00 27.33 211.600 29200 1076 201 201
202 773 - BERAT ŞENYUVA 6 / K 9 5 7.33 8 1 7.67 3 2 2.33 4 5 2.33 6 6 4.00 7 8 4.33 37.00 27.00 27.99 211.067 29306 1081 202 202
203 723 - MUSAB KAHYAOĞLU 6 / I 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 3 6.00 4 2 3.33 15 4 13.67 26.00 9.00 23.00 209.630 29477 1086 203 203
204 1328 - YAĞMUR OMURTAG 6 / H 8 10 4.67 5 2 4.33 3 4 1.67 0 0 0.00 2 2 1.33 12 4 10.67 30.00 22.00 22.67 207.674 29760 1103 204 204
205 740 - CANSU ÜNSAL 6 / D 11 9 8.00 7 3 6.00 4 6 2.00 5 5 3.33 6 12 2.00 9 11 5.33 42.00 46.00 26.66 207.630 29857 1111 205 205
206 757 - ESMA UMUT ŞEVKAY 6 / F 10 1 9.67 6 1 5.67 1 1 0.67 5 4 3.67 2 2 1.33 7 8 4.33 31.00 17.00 25.34 205.674 30116 1124 206 206
207 1022 - RÜVEYDA ŞİDDE 6 / L 9 9 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 5 5 3.33 12 8 9.33 4 16 -1.33 44.00 44.00 29.33 205.674 30116 1124 206 206
208 0 - AYA K Ş*L* * LA 6 / D 13 6 11.00 7 3 6.00 4 6 2.00 6 4 4.67 4 8 1.33 6 11 2.33 40.00 38.00 27.33 205.644 30186 1127 208 208
209 762 - ENES ÖMER AKMAN 6 / G 9 11 5.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 14 1.33 12 8 9.33 40.00 50.00 23.32 205.615 30209 1128 209 209
210 1452 - KÜBRANUR TUĞRAL 6 / E 9 10 5.67 8 0 8.00 3 4 1.67 0 1 -0.33 3 3 2.00 9 4 7.67 32.00 22.00 24.68 204.741 30246 1130 210 210
211 3113 - NEFES ASLAN 6 / E 10 6 8.00 5 3 4.00 1 0 1.00 0 0 0.00 1 3 0.00 11 8 8.33 28.00 20.00 21.33 204.178 30349 1133 211 211
212 991 - EGE DORUK AÇIKER 6 / I 5 1 4.67 8 2 7.33 0 1 -0.33 7 3 6.00 2 6 0.00 12 8 9.33 34.00 21.00 27.00 202.222 30655 1147 212 212
213 1107 - CEMRE TZTÜRK 6 / A 12 8 9.33 8 2 7.33 5 5 3.33 5 5 3.33 4 16 -1.33 9 10 5.67 43.00 46.00 27.66 201.733 30743 1154 213 213
214 1648 - SÜLEYMAN YILDZ 6 / K 9 11 5.33 8 2 7.33 7 3 6.00 4 6 2.00 5 15 0.00 11 9 8.00 44.00 46.00 28.66 201.704 30810 1157 214 214
215 224 - MUHAMMED GASIMLI 6 / G 9 11 5.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 12 8 9.33 38.00 52.00 20.66 201.674 30841 1160 215 215
216 1581 - EGE KONAL 6 / H 9 11 5.33 5 5 3.33 5 5 3.33 5 5 3.33 5 15 0.00 12 8 9.33 41.00 49.00 24.65 201.674 30841 1160 215 215
217 1038 - SÜMEYYE AKSA BAĞCI 6 / G 10 10 6.67 7 3 6.00 4 5 2.33 4 4 2.67 6 10 2.67 8 10 4.67 39.00 42.00 25.01 199.319 31183 1176 217 217
218 1474 - UĞUR İNCEOĞLU 6 / F 9 10 5.67 6 3 5.00 5 5 3.33 5 4 3.67 6 12 2.00 9 9 6.00 40.00 43.00 25.67 198.785 31242 1179 218 218
219 796 - NİSAN DURU ASLAN 6 / E 11 5 9.33 7 3 6.00 6 3 5.00 2 7 -0.33 5 6 3.00 6 14 1.33 37.00 38.00 24.33 196.756 31631 1194 219 219
220 1506 - ECRİN KURT 6 / H 10 10 6.67 7 3 6.00 4 5 2.33 5 5 3.33 6 7 3.67 7 12 3.00 39.00 42.00 25.00 196.326 31650 1195 220 220
221 719 - BERAT KARAGÖL 6 / H 14 6 12.00 5 5 3.33 4 6 2.00 7 3 6.00 4 16 -1.33 7 13 2.67 41.00 49.00 24.67 195.837 31691 1197 221 221
222 1366 - MUHAMMED AYDOĞAN 6 / F 6 9 3.00 6 3 5.00 1 5 -0.67 3 3 2.00 5 9 2.00 12 8 9.33 33.00 37.00 20.66 194.296 32024 1220 222 222
223 1350 - SEVDE OFLU ĞLU 6 / I 13 6 11.00 8 2 7.33 4 6 2.00 3 4 1.67 0 3 -1.00 4 3 3.00 32.00 24.00 24.00 193.333 32238 1233 223 223
224 1063 - HALİL ÇINAR TOPARLA 6 / D 8 10 4.67 3 5 1.33 1 9 -2.00 6 4 4.67 2 4 0.67 11 5 9.33 31.00 37.00 18.67 192.859 32262 1234 224 224
225 778 - ASAF TOPRA DENİZ 6 / L 11 9 8.00 7 3 6.00 3 7 0.67 3 2 2.33 7 13 2.67 7 13 2.67 38.00 47.00 22.34 192.385 32317 1236 225 225
226 1499 - BERRANUR ALPTEKİN 6 / E 11 6 9.00 6 4 4.67 2 7 -0.33 7 3 6.00 4 11 0.33 7 10 3.67 37.00 41.00 23.34 192.356 32335 1237 226 226
227 1561 - NARİN CAYMA Z 6 / G 9 7 6.67 5 1 4.67 6 2 5.33 0 1 -0.33 3 12 -1.00 8 2 7.33 31.00 25.00 22.67 191.363 32589 1251 227 227
228 1309 - EMİRPPOLATCAN 0 / 0 11 9 8.00 6 3 5.00 3 6 1.00 3 7 0.67 8 12 4.00 6 13 1.67 37.00 50.00 20.34 190.889 32630 1252 228 228
229 316 - ÖMER AVCI 6 / A 7 13 2.67 6 4 4.67 3 7 0.67 8 2 7.33 8 12 4.00 9 11 5.33 41.00 49.00 24.67 189.881 32783 1261 229 229
230 1053 - YUSUF YEDİER 6 / E 6 14 1.33 7 3 6.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 8 12 4.00 11 9 8.00 37.00 53.00 19.33 187.881 33160 1281 230 230
231 1428 - MERT EFE CANTÜRK 6 / E 12 8 9.33 8 2 7.33 5 5 3.33 3 7 0.67 6 14 1.33 6 14 1.33 40.00 50.00 23.32 187.837 33228 1284 231 231
232 741 - AYŞENUR TAŞCI 6 / H 11 9 8.00 7 3 6.00 3 7 0.67 6 4 4.67 8 10 4.67 4 15 -1.00 39.00 48.00 23.01 185.956 33408 1290 232 232
233 717 - FEYZA K* FA 6 / H 11 8 8.33 6 4 4.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 13 -1.33 9 10 5.67 36.00 48.00 20.00 185.941 33428 1292 233 233
234 1371 - AHSEN AYDIN 6 / G 7 13 2.67 7 3 6.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 8 3.33 9 6 7.00 34.00 45.00 19.00 185.926 33469 1294 234 234
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Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.66 8.17 7.93 6.41 3.16 5.36 4.39 4.92 2.75 4.17 4.59 2.64 7.93 9.16 4.88 10.00 8.56 7.15 43.56 38.56 30.71 234.199

İl Ortalaması 10.24 8.37 7.46 6.33 3.16 5.28 4.14 5.04 2.46 3.86 4.82 2.25 7.04 9.91 3.74 8.96 9.29 5.86 40.57 40.60 27.04 215.839
Okul Ortalaması 11.64 7.41 9.17 6.94 2.76 6.02 4.52 4.86 2.90 4.83 4.21 3.43 8.23 8.63 5.35 10.66 8.15 7.94 46.82 36.03 34.81 251.393

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
235 0 - SUDEN POLATCAN 6 / L 9 9 6.00 7 1 6.67 5 3 4.00 3 7 0.67 5 14 0.33 8 9 5.00 37.00 43.00 22.67 183.941 33825 1317 235 235
236 1522 - BERAT KOÇYİĞİT 6 / F 10 10 6.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 8 11 4.33 37.00 52.00 19.66 183.926 33854 1318 236 236
237 639 - BEYZA NUR EŞİTER 6 / G 10 9 7.00 7 3 6.00 4 6 2.00 6 4 4.67 2 15 -3.00 10 10 6.67 39.00 47.00 23.34 182.000 34083 1329 237 237
238 1066 - NİSANUR SAMAST 6 / D 9 11 5.33 8 2 7.33 6 4 4.67 3 7 0.67 5 15 0.00 9 11 5.33 40.00 50.00 23.33 181.941 34225 1335 238 238
239 716 - ZEHRANUR GÜL 6 / H 9 3 8.00 7 2 6.33 2 3 1.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 9 7 6.67 32.00 40.00 18.66 180.978 34319 1337 239 239
240 515 - EREN ÇELİK 0 / 0 9 10 5.67 7 3 6.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 6 13 1.67 7 10 3.67 37.00 48.00 21.01 180.059 34409 1343 240 240
241 1054 - DENİZ YUSUF ÖZDEMİR 6 / F 13 7 10.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 6 0.00 5 15 0.00 7 13 2.67 32.00 56.00 13.34 179.052 34673 1351 241 241
242 1532 - ESMA ULUHATUN 6 / D 9 11 5.33 5 5 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 8 12 4.00 7 13 2.67 35.00 55.00 16.66 178.015 34850 1363 242 242
243 1351 - İLKNUR YILMAZ 6 / K 6 9 3.00 4 6 2.00 0 6 -2.00 4 3 3.00 7 9 4.00 8 9 5.00 29.00 42.00 15.00 175.556 35355 1388 243 243
244 1353 - ÖMER FARUK ÇELİK 6 / F 8 12 4.00 9 1 8.67 6 4 4.67 0 0 0.00 5 9 2.00 6 8 3.33 34.00 34.00 22.67 175.052 35411 1392 244 244
245 1182 - ELİF EYLÜL ÇALIŞKAN 6 / B 11 9 8.00 6 4 4.67 3 7 0.67 4 6 2.00 2 18 -4.00 10 10 6.67 36.00 54.00 18.01 174.104 35506 1397 245 245
246 369 - BİLAL ŞILTAK 6 / K 8 12 4.00 7 3 6.00 0 10 -3.33 2 8 -0.67 7 13 2.67 9 11 5.33 33.00 57.00 14.00 174.074 35577 1401 246 246
247 624 - MERT DAKAK 6 / G 9 11 5.33 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 4 14 -0.67 10 10 6.67 33.00 55.00 14.67 172.089 35950 1420 247 247
248 966 - EZGİSU ÖCAL 6 / G 14 6 12.00 6 4 4.67 4 6 2.00 4 6 2.00 2 16 -3.33 5 12 1.00 35.00 50.00 18.34 170.148 36225 1429 248 248
249 0 - * *A 6 / 0 7 13 2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 11 9 8.00 6 14 1.33 31.00 59.00 11.33 170.119 36294 1434 249 249
250 744 - EMİRHAN SIGIRTA 6 / D 10 9 7.00 7 3 6.00 0 10 -3.33 3 5 1.33 3 12 -1.00 8 10 4.67 31.00 49.00 14.67 169.156 36433 1440 250 250
251 692 - ZÜMRA OK 6 / E 8 11 4.33 8 1 7.67 5 4 3.67 5 3 4.00 3 12 -1.00 7 9 4.00 36.00 40.00 22.67 166.163 36961 1472 251 251
252 108 - ZEYNEP TOPUZ 6 / H 11 9 8.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 9 0.00 5 11 1.33 32.00 46.00 16.66 166.148 36997 1473 252 252
253 1659 - TALHA KÜÇÜK 6 / L 6 12 2.00 5 5 3.33 2 7 -0.33 2 7 -0.33 7 9 4.00 8 12 4.00 30.00 52.00 12.67 163.215 37454 1497 253 253
254 1340 - ERVA MİNA YÜKSEL 6 / G 7 13 2.67 8 2 7.33 5 5 3.33 7 1 6.67 3 17 -2.67 9 8 6.33 39.00 46.00 23.66 163.185 37475 1500 254 254
255 0 - MELİKE AKÇA 6 / F 10 10 6.67 6 4 4.67 7 3 6.00 6 4 4.67 3 17 -2.67 7 13 2.67 39.00 51.00 22.01 162.252 37590 1504 255 255
256 1405 - HANAN ALHAMOUD 6 / F 8 12 4.00 0 10 -3.33 3 7 0.67 0 10 -3.33 7 13 2.67 9 11 5.33 27.00 63.00 6.01 162.237 37613 1506 256 256
257 1512 - EYLÜL ELVİN BERBER 6 / I 8 12 4.00 7 3 6.00 3 7 0.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 9 11 5.33 34.00 51.00 17.00 162.207 37687 1511 257 257
258 1205 - ECE POLATCAN 6 / C 6 14 1.33 5 4 3.67 5 5 3.33 7 3 6.00 4 3 3.00 6 10 2.67 33.00 39.00 20.00 160.741 37890 1521 258 258
259 0 - BER* UMUT ÖZGÜL 6 / I 10 10 6.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 8 12 4.00 31.00 59.00 11.34 158.311 38297 1547 259 259
260 1283 - ECRİN KELEBEK 6 / F 5 14 0.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 10 10 6.67 7 13 2.67 29.00 60.00 9.00 156.311 38706 1559 260 260
261 0 - ELİF ALHAM 6 / E 7 13 2.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 14 1.33 8 12 4.00 32.00 58.00 12.66 154.311 39176 1580 261 261
262 13 - AYŞEABOAĞCA 0 / 0 5 10 1.67 6 4 4.67 3 7 0.67 3 0 3.00 6 14 1.33 8 12 4.00 31.00 47.00 15.34 153.837 39283 1589 262 262
263 1733 - YAHYA SELİM 6 / K 6 14 1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 7 13 2.67 8 12 4.00 29.00 61.00 8.67 148.400 40259 1637 263 263
264 134 - ERAY BAYRAMOĞLU 6 / I 5 15 0.00 6 4 4.67 3 7 0.67 7 3 6.00 6 14 1.33 8 12 4.00 35.00 55.00 16.67 148.385 40308 1644 264 264
265 76 - MUSTAFAEMİRÖZDEMİR 6 / G 5 15 0.00 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 5 15 0.00 9 11 5.33 33.00 57.00 14.00 144.430 41109 1685 265 265
266 1189 - JURİ TVİNİ 6 / E 5 15 0.00 8 2 7.33 4 3 3.00 8 2 7.33 5 15 0.00 7 12 3.00 37.00 49.00 20.66 143.941 41222 1691 266 266
267 1671 - YAREN CESUR 6 / K 9 11 5.33 5 5 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 12 1.00 5 15 0.00 29.00 58.00 9.66 142.444 41520 1705 267 267
268 1555 - EFE UYSAL 6 / G 5 15 0.00 5 5 3.33 3 7 0.67 4 6 2.00 7 13 2.67 7 13 2.67 31.00 59.00 11.34 140.533 41792 1714 268 268
269 436 - SÜLEYM * EMİR ÇEVİK 0 / 0 5 15 0.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 8 12 4.00 7 13 2.67 28.00 62.00 7.33 140.504 41864 1720 269 269
270 1604 - RAVZA AYKOL 6 / I 10 6 8.00 6 2 5.33 2 6 0.00 3 4 1.67 1 7 -1.33 3 14 -1.67 25.00 39.00 12.00 140.000 42066 1729 270 270
271 1059 - ENES EFE KARAHAN 6 / K 7 12 3.00 6 4 4.67 3 7 0.67 5 3 4.00 1 3 0.00 6 14 1.33 28.00 43.00 13.67 139.496 42126 1731 271 271
272 766 - EKİM HAFSA EVİN 6 / G 7 13 2.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 6 3 5.00 6 14 1.33 5 15 0.00 33.00 56.00 14.33 139.007 42177 1733 272 272
273 1632 - NURSEL OT 6 / F 10 10 6.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 5 15 0.00 30.00 60.00 10.00 138.548 42253 1738 273 273
274 1507 - TUANA YAYLI 6 / F 10 10 6.67 7 3 6.00 4 6 2.00 4 6 2.00 2 18 -4.00 6 14 1.33 33.00 57.00 14.00 138.519 42340 1742 274 274
275 1624 - MUSA ÇİÇEK 6 / I 9 11 5.33 6 4 4.67 4 6 2.00 7 3 6.00 5 15 0.00 3 15 -2.00 34.00 54.00 16.00 138.504 42392 1747 275 275
276 761 - YAĞIZ TARAKÇI 6 / A 6 14 1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 4 16 -1.33 9 11 5.33 30.00 60.00 10.00 138.504 42392 1747 275 275
277 298 - NAİLYİĞİTPEHLİVANLA 6 / K 6 13 1.67 6 4 4.67 2 7 -0.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 8 11 4.33 28.00 49.00 11.67 135.067 43060 1777 277 277
278 0 - ELİF DİZM* 6 / I 6 11 2.33 6 3 5.00 2 4 0.67 4 6 2.00 3 10 -0.33 6 13 1.67 27.00 47.00 11.34 133.111 43467 1795 278 278
279 1058 - EMİRADİL DİRİK 6 / I 10 10 6.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 4 16 -1.33 4 16 -1.33 28.00 62.00 7.34 128.696 44456 1837 279 279
280 80 - ESMA YAL INKAYA 6 / E 3 0 3.00 5 2 4.33 0 2 -0.67 0 1 -0.33 2 1 1.67 0 2 -0.67 10.00 8.00 7.33 128.637 44602 1848 280 280
281 0 - MEHDİ EFE BADAN 6 / E 8 12 4.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 30.00 60.00 10.00 126.681 44991 1872 281 281
282 749 - ELİFMEDİNEBAHÇECİ 6 / E 8 11 4.33 8 2 7.33 4 6 2.00 4 6 2.00 4 16 -1.33 3 13 -1.33 31.00 54.00 13.00 126.681 44991 1872 281 281
283 1420 - FATMA HAMİDİ 6 / K 6 14 1.33 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 14 1.33 6 14 1.33 27.00 63.00 5.99 126.607 45220 1882 283 283
284 1017 - NİSA NUR ÇETİN 6 / L 5 14 0.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 1 8 -1.67 7 10 3.67 5 15 0.00 24.00 61.00 3.66 123.200 45847 1909 284 284
285 0 - ** 6 / I 4 16 -1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 6 14 1.33 7 13 2.67 27.00 63.00 6.00 120.756 46412 1940 285 285
286 1463 - EMİRHAN ÇELENK 6 / I 6 12 2.00 7 3 6.00 1 9 -2.00 0 2 -0.67 1 17 -4.67 9 11 5.33 24.00 54.00 5.99 120.696 46597 1946 286 286
287 0 - CUDİ MİRAY 6 / F 6 14 1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 7 13 2.67 5 15 0.00 23.00 67.00 0.67 118.770 46893 1957 287 287
288 8 - ZRE AHLL AH O 6 / L 6 14 1.33 1 8 -1.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 8 12 4.00 4 16 -1.33 22.00 67.00 -0.34 117.274 47216 1972 288 288
289 142 - ZEYNEPHAMİDİ 6 / D 5 15 0.00 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 7 13 2.67 28.00 62.00 7.34 116.830 47270 1976 289 289
290 593 - VURALCİHANKARTAL 6 / L 7 12 3.00 6 3 5.00 2 7 -0.33 2 8 -0.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 26.00 61.00 5.67 115.822 47602 1999 290 290
291 1601 - EMİR YAŞAR YILMAZ 6 / I 6 14 1.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 18 -4.00 8 12 4.00 27.00 63.00 6.00 114.800 47930 2010 291 291
292 1021 - ECRİN ŞENGÜL PURCU 6 / E 9 11 5.33 6 4 4.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 1 19 -5.33 27.00 63.00 6.00 114.800 47930 2010 291 291
293 1359 - BERENSU YILMAZ 6 / L 7 10 3.67 4 5 2.33 1 8 -1.67 1 8 -1.67 1 9 -2.00 4 9 1.00 18.00 49.00 1.66 114.326 48062 2021 293 293
294 1516 - EMİR CAN YILDIZ 6 / L 7 9 4.00 3 5 1.33 3 4 1.67 1 3 0.00 3 6 1.00 1 15 -4.00 18.00 42.00 4.00 110.370 48945 2057 294 294
295 0 - *A M*İ 6 / D 5 15 0.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 16 -1.33 7 13 2.67 24.00 66.00 2.00 108.919 49113 2069 295 295
296 1379 - BUĞRA BATĞİ 6 / I 5 15 0.00 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 15 -1.00 7 13 2.67 23.00 66.00 1.01 108.919 49113 2069 295 295
297 1619 - MUHAMMED YILMAZ 0 / D 6 14 1.33 6 4 4.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 18 -4.00 7 13 2.67 27.00 63.00 6.00 108.889 49190 2072 297 297
298 1337 - ALİ BERA KİRKİT 6 / G 7 13 2.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 4 16 -1.33 26.00 64.00 4.68 106.978 49527 2084 298 298
299 1549 - LALE TÜRKEL 6 / F 7 13 2.67 6 4 4.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 18 -4.00 6 14 1.33 26.00 64.00 4.67 106.919 49608 2089 299 299
300 1525 - ARDA HÜNER 6 / G 7 13 2.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 3 17 -2.67 5 15 0.00 26.00 64.00 4.67 106.919 49608 2089 299 299
301 1462 - BARAN AKÇAY 6 / H 6 14 1.33 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 6 14 1.33 26.00 64.00 4.66 106.859 49772 2106 301 301
302 1123 - CEMRE ŞAHİN 6 / B 8 12 4.00 4 5 2.33 1 9 -2.00 2 5 0.33 4 15 -1.00 3 16 -2.33 22.00 62.00 1.33 104.948 49978 2112 302 302
303 14 - ARDA ALİ OKUT* 6 / H 4 16 -1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 7 13 2.67 24.00 66.00 2.01 103.022 50325 2128 303 303
304 727 - ARMAĞAN ÇORT 6 / D 6 13 1.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 3 15 -2.00 24.00 63.00 3.00 102.978 50382 2133 304 304
305 1442 - NEHİR USTA 6 / H 5 15 0.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 36.00 2.00 102.963 50430 2136 305 305
306 0 - BURAK GÖREN 6 / E 6 14 1.33 3 7 0.67 0 4 -1.33 0 0 0.00 3 12 -1.00 0 0 0.00 12.00 37.00 -0.33 100.978 50924 2163 306 306
307 1370 - DİYAP MUHMED 6 / G 5 13 0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 17 -2.67 6 14 1.33 24.00 64.00 2.67 100.978 50924 2163 306 306
308 1382 - FATMA ASAB 6 / I 6 14 1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 16 -1.33 4 16 -1.33 24.00 66.00 2.00 97.052 51583 2194 308 308
309 1352 - AYŞENUF TETİK 6 / F 2 18 -4.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 6 14 1.33 7 13 2.67 20.00 70.00 -3.33 95.067 51993 2215 309 309
310 0 - A M*ME*LVA 0 / 0 2 18 -4.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 15 -1.00 8 12 4.00 22.00 67.00 -0.33 95.067 51993 2215 309 309
311 1388 - RIDVAN MUHAMMED 6 / H 5 15 0.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 14 0.33 4 16 -1.33 21.00 68.00 -1.67 93.081 52378 2230 311 311
312 1391 - ÜMMÜGÜLSÜM ÜNAL 6 / L 3 17 -2.67 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 4 16 -1.33 25.00 65.00 3.33 93.067 52423 2234 312 312
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.66 8.17 7.93 6.41 3.16 5.36 4.39 4.92 2.75 4.17 4.59 2.64 7.93 9.16 4.88 10.00 8.56 7.15 43.56 38.56 30.71 234.199

İl Ortalaması 10.24 8.37 7.46 6.33 3.16 5.28 4.14 5.04 2.46 3.86 4.82 2.25 7.04 9.91 3.74 8.96 9.29 5.86 40.57 40.60 27.04 215.839
Okul Ortalaması 11.64 7.41 9.17 6.94 2.76 6.02 4.52 4.86 2.90 4.83 4.21 3.43 8.23 8.63 5.35 10.66 8.15 7.94 46.82 36.03 34.81 251.393
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
313 3 - YAĞMUR KARACA 6 / F 2 18 -4.00 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 5 15 0.00 24.00 66.00 2.00 91.096 52763 2253 313 313
314 363 - ENES AVCIOĞLU 6 / H 5 15 0.00 6 4 4.67 4 6 2.00 4 6 2.00 2 18 -4.00 5 15 0.00 26.00 64.00 4.67 89.141 53034 2266 314 314
315 1501 - ÇAĞLA KURT 6 / F 4 16 -1.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 4 16 -1.33 5 15 0.00 22.00 68.00 -0.66 87.200 53293 2278 315 315
316 172 - OMAR KANAVATİ V 6 / F 8 12 4.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 2 18 -4.00 22.00 68.00 -0.67 87.141 53388 2282 316 316
317 1396 - ABDULKERİM HARBOAZA 6 / F 3 17 -2.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 5 15 0.00 6 14 1.33 18.00 72.00 -6.01 85.141 53679 2292 317 317
318 1611 - RÜMEYSA ASLAN 6 / K 1 11 -2.67 2 6 0.00 1 4 -0.33 1 5 -0.67 6 9 3.00 2 14 -2.67 13.00 49.00 -3.34 84.652 53708 2294 318 318
319 1605 - ERDEM SEVİM 6 / K 2 18 -4.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 7 13 2.67 18.00 72.00 -5.99 79.304 54275 2312 319 319
320 1015 - ÇINAR E * ĞAN 6 / E 3 17 -2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 4 16 -1.33 4 16 -1.33 22.00 68.00 -0.66 75.333 54664 2324 320 320
321 1317 - BELİ*A YARENAKBABA 6 / G 4 16 -1.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 2 18 -4.00 4 15 -1.00 20.00 69.00 -3.00 67.422 55320 2347 321 321
322 1424 - ALİKERİMAYTEMİZ 6 / K 4 16 -1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 19 -5.33 6 14 1.33 17.00 73.00 -7.33 65.452 55432 2350 322 322
323 702 - ZEYNEP CÖMERT 6 / F 4 16 -1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 3 17 -2.67 18.00 72.00 -6.01 61.452 55662 2359 323 323
324 212 - VAKAS AHMED 6 / E 4 16 -1.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 2 18 -4.00 16.00 74.00 -8.66 57.570 55774 2364 324 324


