
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 22-23 Paraf Yayınları 5. Sınıf Deneme-1 2743 980 434 434

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 7.99 6.48 5.83 6.74 2.92 5.77 5.84 3.50 4.68 4.61 4.34 3.16 7.65 5.48 5.82 8.69 5.52 6.85 41.53 28.24 32.12 317.474
Şube Ortalaması 6.00 6.50 3.83 6.50 3.50 5.33 4.50 4.00 3.17 5.00 3.00 4.00 3.00 4.50 1.50 5.50 2.00 4.83 30.50 23.50 22.67 270.401

1 771 - A DA BALIM 0 / 0 9 6 7.00 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 6 9 3.00 11 4 9.67 50.00 25.00 41.67 345.451 1112 317 180 180 1
2 0 - 0 / 0 3 7 0.67 4 6 2.00 2 5 0.33 2 4 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 22.00 3.67 195.351 2545 888 392 392 2
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 7.99 6.48 5.83 6.74 2.92 5.77 5.84 3.50 4.68 4.61 4.34 3.16 7.65 5.48 5.82 8.69 5.52 6.85 41.53 28.24 32.12 317.474
Şube Ortalaması 6.00 8.00 3.33 3.25 6.75 1.00 3.00 4.50 1.50 3.25 6.50 1.08 2.75 0.75 2.50 2.75 1.00 2.42 21.00 27.50 11.83 237.040

1 1976 - MİNA BAŞER 0 / E 12 3 11.00 9 1 8.67 6 4 4.67 5 4 3.67 11 3 10.00 11 4 9.67 54.00 19.00 47.67 390.777 588 153 90 90 1
2 0 - 0 / E 6 6 4.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 23.00 1.33 198.258 2517 878 391 391 2
3 0 - 0 / E 3 11 -0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 30.00 4.00 192.565 2568 894 395 395 3
4 0 - 0 / E 3 12 -1.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 38.00 -5.67 166.558 2697 954 425 425 4
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 7.99 6.48 5.83 6.74 2.92 5.77 5.84 3.50 4.68 4.61 4.34 3.16 7.65 5.48 5.82 8.69 5.52 6.85 41.53 28.24 32.12 317.474
Şube Ortalaması 6.00 9.00 3.00 9.00 1.00 8.67 3.00 7.00 0.67 4.00 6.00 2.00 7.00 8.00 4.33 10.00 5.00 8.33 39.00 36.00 27.00 296.482

1 2047 - SENA UZUN 0 / F 6 9 3.00 9 1 8.67 3 7 0.67 4 6 2.00 7 8 4.33 10 5 8.33 39.00 36.00 27.00 296.482 1651 501 257 257 1
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 7.99 6.48 5.83 6.74 2.92 5.77 5.84 3.50 4.68 4.61 4.34 3.16 7.65 5.48 5.82 8.69 5.52 6.85 41.53 28.24 32.12 317.474
Şube Ortalaması 8.00 7.00 5.67 8.00 2.00 7.33 5.00 2.00 4.33 2.00 8.00 -0.67 9.00 6.00 7.00 9.00 5.00 7.33 41.00 30.00 31.00 318.574

1 125 - ARLİND HYSO 0 / L 8 7 5.67 8 2 7.33 5 2 4.33 2 8 -0.67 9 6 7.00 9 5 7.33 41.00 30.00 31.00 318.574 1413 416 229 229 1
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 7.99 6.48 5.83 6.74 2.92 5.77 5.84 3.50 4.68 4.61 4.34 3.16 7.65 5.48 5.82 8.69 5.52 6.85 41.53 28.24 32.12 317.474
Şube Ortalaması 7.78 5.78 5.85 6.22 2.67 5.33 6.67 2.11 5.96 4.89 2.00 4.22 6.89 5.33 5.11 8.44 4.56 6.93 40.89 22.44 33.41 319.172

1 128 - ZEYNEP AKCAYOL 5 / 0 10 5 8.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 0 9.00 9 4 7.67 12 3 11.00 57.00 15.00 52.00 392.100 574 147 88 88 1
2 883 - BARAN FIRAT 5 / 0 9 6 7.00 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 9 3 8.00 10 4 8.67 52.00 19.00 45.67 366.651 857 225 132 132 2
3 1784 - İSMET BATINASLAN 5 / 0 9 5 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 5 4 3.67 9 4 7.67 11 4 9.67 51.00 20.00 44.33 365.893 864 228 135 135 3
4 1081 - ENES FİDAN 5 / 0 9 4 7.67 8 2 7.33 7 3 6.00 7 1 6.67 5 7 2.67 12 2 11.33 48.00 19.00 41.67 350.851 1049 291 164 164 4
5 376 - REMZİYE DERE 5 / 0 12 3 11.00 8 2 7.33 7 3 6.00 0 4 -1.33 9 5 7.33 9 6 7.00 45.00 23.00 37.33 349.449 1062 295 167 167 5
6 948 - ÇAĞAN EREN USLU 5 / 0 7 8 4.33 6 4 4.67 10 0 10.00 6 4 4.67 6 9 3.00 7 8 4.33 42.00 33.00 31.00 296.082 1656 504 258 258 6
7 0 - RAMAZAN TUNALI 5 / 0 7 8 4.33 6 4 4.67 3 7 0.67 9 1 8.67 6 9 3.00 8 7 5.67 39.00 36.00 27.00 289.326 1728 537 268 268 7
8 1740 - HAYRÜNNİSAHTİLKİ 5 / 0 5 10 1.67 3 6 1.00 6 2 5.33 1 1 0.67 7 7 4.67 6 6 4.00 28.00 32.00 17.33 257.002 2025 654 309 309 8
9 1760 - İRFAN AYDIN 5 / 0 2 3 1.00 0 1 -0.33 1 0 1.00 0 0 0.00 2 0 2.00 1 1 0.67 6.00 5.00 4.33 205.193 2457 847 377 377 9
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 7.99 6.48 5.83 6.74 2.92 5.77 5.84 3.50 4.68 4.61 4.34 3.16 7.65 5.48 5.82 8.69 5.52 6.85 41.53 28.24 32.12 317.474
Şube Ortalaması 10.50 3.97 9.18 8.34 1.16 7.96 6.87 1.63 6.32 5.66 3.21 4.59 9.16 3.39 8.03 10.63 3.55 9.45 51.16 16.92 45.52 374.300

1 0 - BİLGE MERCANOĞLU 5 / A 13 2 12.33 10 0 10.00 10 0 10.00 7 3 6.00 13 2 12.33 15 0 15.00 68.00 7.00 65.67 461.798 36 6 4 4 1
2 45 - DERİN ÖZKAN 5 / A 13 1 12.67 10 0 10.00 9 0 9.00 10 0 10.00 11 2 10.33 13 1 12.67 66.00 4.00 64.67 448.451 84 19 10 10 2
3 0 - ÖMER KARAKAYA 5 / A 12 3 11.00 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 14 1 13.67 14 1 13.67 65.00 10.00 61.67 447.860 85 20 11 11 3
4 55 - HANZADE ERİK 5 / A 13 1 12.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 1 7.67 10 2 9.33 13 2 12.33 63.00 7.00 60.67 434.433 181 40 23 23 4
5 22733104732 - ÖMER DUMAN 5 / A 11 4 9.67 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 12 3 11.00 14 1 13.67 64.00 11.00 60.33 433.602 192 44 26 26 5
6 96 - YAĞIZ FAKİÇ 5 / A 13 2 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 12 3 11.00 11 4 9.67 62.00 13.00 57.67 423.042 282 69 38 38 6
7 0 - YEŞİM BAYA 5 / A 13 2 12.33 10 0 10.00 7 3 6.00 8 2 7.33 10 4 8.67 13 2 12.33 61.00 13.00 56.67 421.307 297 74 42 42 7
8 79 - NİSA NUR ÖZER 5 / A 13 2 12.33 6 4 4.67 9 0 9.00 7 3 6.00 12 3 11.00 12 3 11.00 59.00 15.00 54.00 417.091 329 82 46 46 8
9 57 - FARUKCAN KIRNAPCI 5 / A 11 4 9.67 9 1 8.67 7 3 6.00 6 4 4.67 11 4 9.67 14 1 13.67 58.00 17.00 52.33 409.237 396 107 63 63 9

10 63991420622 - AYŞE BERRA AYÇİÇEK5 / A 11 3 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 2 3 1.00 10 3 9.00 14 1 13.67 56.00 11.00 52.33 408.293 414 112 68 68 10
11 95 - TUSEM GÜLBÜZ 5 / A 13 2 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 6 6.00 11 4 9.67 60.00 14.00 55.33 403.484 455 122 73 73 11
12 0 - ELİF SARUÇ 5 / A 11 4 9.67 10 0 10.00 9 1 8.67 6 4 4.67 12 2 11.33 10 4 8.67 58.00 15.00 53.00 401.935 467 125 75 75 12
13 11601168464 - BERK UZUNGÜN 5 / A 10 5 8.33 9 1 8.67 8 2 7.33 5 5 3.33 11 4 9.67 13 2 12.33 56.00 19.00 49.67 395.007 543 138 81 81 13
14 44 - ÇINAR GÜLER 5 / A 11 4 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 5 4 3.67 10 4 8.67 12 3 11.00 56.00 17.00 50.33 394.128 555 142 85 85 14
15 70 - MİRAY KUL 5 / A 11 4 9.67 10 0 10.00 9 1 8.67 6 4 4.67 11 3 10.00 10 5 8.33 57.00 17.00 51.33 393.084 567 144 86 86 15
16 0 - ENSAR ALİ GÜVEN 5 / A 10 5 8.33 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 8 6 6.00 11 4 9.67 57.00 17.00 51.33 382.258 677 173 103 103 16
17 333 - BERK ALBAYRAK 5 / A 9 6 7.00 8 2 7.33 7 2 6.33 6 2 5.33 10 4 8.67 13 2 12.33 53.00 18.00 47.00 381.774 679 174 104 104 17
18 9900000099 - YAVUZ ÖZTÜRK 5 / A 12 3 11.00 9 1 8.67 8 2 7.33 6 4 4.67 7 5 5.33 11 3 10.00 53.00 18.00 47.00 377.291 734 189 110 110 18
19 64 - KUZEY DENİZÇOLAK 5 / A 9 6 7.00 9 1 8.67 3 4 1.67 9 1 8.67 9 4 7.67 13 2 12.33 52.00 18.00 46.00 376.526 744 193 112 112 19
20 78 - NEHİR TURNA 5 / A 10 5 8.33 8 2 7.33 6 3 5.00 7 3 6.00 9 3 8.00 12 3 11.00 52.00 19.00 45.67 376.507 745 194 113 113 20
21 59 - FATİH KARADENİZ 5 / A 9 6 7.00 8 2 7.33 3 2 2.33 3 7 0.67 12 3 11.00 13 2 12.33 48.00 22.00 40.67 371.607 792 205 120 120 21
22 48 - EFE ŞBNTÜRK 5 / A 10 5 8.33 8 2 7.33 9 0 9.00 7 3 6.00 10 4 8.67 9 5 7.33 53.00 19.00 46.67 371.007 801 207 122 122 22
23 66 - METEHANTÜRKERTÜRK 5 / A 11 3 10.00 9 1 8.67 4 4 2.67 2 6 0.00 9 3 8.00 12 2 11.33 47.00 19.00 40.67 368.933 828 216 126 126 23
24 61 - BE R* ÇINAR 5 / A 11 4 9.67 9 1 8.67 5 5 3.33 7 3 6.00 9 6 7.00 10 5 8.33 51.00 24.00 43.00 363.300 889 233 137 137 24
25 105 - YUSUF BUĞRAZORL U 5 / A 10 5 8.33 6 3 5.00 5 0 5.00 5 5 3.33 9 4 7.67 12 3 11.00 47.00 20.00 40.33 361.758 911 236 138 138 25
26 89 - EYLÜL KIZILASLAN 5 / A 9 6 7.00 7 3 6.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 11 4 9.67 11 4 9.67 48.00 27.00 39.00 356.518 984 266 150 150 26
27 34 - MİNA TURAN 5 / A 10 2 9.33 9 0 9.00 5 2 4.33 4 1 3.67 7 1 6.67 9 6 7.00 44.00 12.00 40.00 350.100 1056 292 165 165 27
28 73 - MURAT EFE KAYAR 5 / A 10 2 9.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 1 9.67 12 3 11.00 32.00 6.00 30.00 343.000 1136 327 185 185 28
29 0 - ECE SELİN ÜSTÜN 5 / A 14 1 13.67 2 1 1.67 10 0 10.00 10 0 10.00 1 0 1.00 4 1 3.67 41.00 3.00 40.00 337.544 1198 346 194 194 29
30 39 - BERAT KARADENİZ 5 / A 8 7 5.67 8 2 7.33 8 2 7.33 4 5 2.33 9 1 8.67 7 5 5.33 44.00 22.00 36.67 332.425 1253 360 199 199 30
31 0 - FATMA ECE ATILGAN 5 / A 10 3 9.00 8 2 7.33 0 0 0.00 5 3 4.00 9 2 8.33 7 8 4.33 39.00 18.00 33.00 328.256 1297 372 204 204 31
32 54 - ERVA AKTAŞ 5 / A 12 3 11.00 10 0 10.00 6 3 5.00 7 3 6.00 5 5 3.33 5 8 2.33 45.00 22.00 37.67 326.898 1319 381 211 211 32
33 62 - EDA KARAMIZRAK 5 / A 9 2 8.33 9 1 8.67 6 1 5.67 3 3 2.00 5 2 4.33 7 3 6.00 39.00 12.00 35.00 325.382 1331 388 215 215 33
34 49 - ELİF S AKSU 5 / A 10 2 9.33 10 0 10.00 8 2 7.33 2 3 1.00 7 1 6.67 4 7 1.67 41.00 15.00 36.00 325.309 1332 389 216 216 34
35 107 - ZEYNEP SU ER OĞAN 5 / A 9 6 7.00 7 3 6.00 6 3 5.00 5 3 4.00 7 6 5.00 8 7 5.67 42.00 28.00 32.67 316.651 1442 428 236 236 35
36 0 - ALİ EREN AK 5 / A 5 9 2.00 9 1 8.67 0 1 -0.33 2 5 0.33 6 4 4.67 11 3 10.00 33.00 23.00 25.33 294.893 1664 509 259 259 36
37 110 - ZÜMRA ASEL KIZILKAY 5 / A 7 8 4.33 8 2 7.33 6 4 4.67 4 6 2.00 6 5 4.33 6 8 3.33 37.00 33.00 26.00 283.947 1762 550 271 271 37
38 353 - ESİLA IŞIK 5 / A 6 9 3.00 8 2 7.33 5 5 3.33 4 6 2.00 6 9 3.00 8 7 5.67 37.00 38.00 24.33 278.767 1814 569 281 281 38
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 7.99 6.48 5.83 6.74 2.92 5.77 5.84 3.50 4.68 4.61 4.34 3.16 7.65 5.48 5.82 8.69 5.52 6.85 41.53 28.24 32.12 317.474
Şube Ortalaması 9.36 5.03 7.68 7.95 1.79 7.35 7.18 2.28 6.42 5.92 3.56 4.74 8.54 3.97 7.21 10.97 3.64 9.76 49.92 20.28 43.16 362.802

1 246 - ZEYNEP ECE BERBER 5 / B 13 2 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 12 3 11.00 14 1 13.67 67.00 8.00 64.33 451.184 67 13 7 7 1
2 178 - METEHAN BİLGİÇ 5 / B 11 4 9.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 14 1 13.67 12 3 11.00 65.00 10.00 61.67 437.086 169 38 22 22 2
3 233 - SEÇİL MERCANOĞLU 5 / B 11 4 9.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 13 2 12.33 13 2 12.33 63.00 12.00 59.00 430.091 214 47 28 28 3
4 170 - KAYRA MUTLU 5 / B 14 0 14.00 9 1 8.67 7 2 6.33 8 2 7.33 7 3 6.00 15 0 15.00 60.00 8.00 57.33 427.558 238 54 31 31 4
5 242 - YAĞMUR ELA ERDEM 5 / B 11 4 9.67 10 0 10.00 10 0 10.00 7 3 6.00 13 2 12.33 12 3 11.00 63.00 12.00 59.00 426.500 251 58 33 33 5
6 245 - YUSUF KUTAYEŞİYOK 5 / B 10 5 8.33 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 13 2 12.33 13 2 12.33 62.00 13.00 57.67 422.989 286 71 40 40 6
7 2153 - MİNA AYEZİR 5 / B 9 6 7.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 12 2 11.33 13 2 12.33 63.00 11.00 59.33 421.040 300 75 43 43 7
8 185 - NİL KERKEZ 5 / B 14 1 13.67 9 1 8.67 6 3 5.00 6 3 5.00 10 3 9.00 12 2 11.33 57.00 13.00 52.67 412.742 368 98 57 57 8
9 140 - YEKTA YİĞİT 5 / B 11 3 10.00 7 2 6.33 9 0 9.00 5 3 4.00 11 2 10.33 13 1 12.67 56.00 11.00 52.33 409.158 397 108 64 64 9

10 118 - AYZA TAŞ 5 / B 12 3 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 11 4 9.67 12 3 11.00 59.00 16.00 53.67 409.025 404 110 66 66 10
11 130 - MİRAÇ YAVAŞ 5 / B 10 5 8.33 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 10 5 8.33 15 0 15.00 58.00 17.00 52.33 405.540 426 116 70 70 11
12 192 - ÖMER TAHA ESEN 5 / B 10 4 8.67 7 2 6.33 8 2 7.33 4 4 2.67 11 2 10.33 13 1 12.67 53.00 15.00 48.00 394.309 553 141 84 84 12
13 187 - ONU AKIN HOCAOĞLU 5 / B 10 5 8.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 11 4 9.67 11 4 9.67 56.00 19.00 49.67 387.825 624 160 96 96 13
14 131 - ELİF ÇAKAR 5 / B 10 5 8.33 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 7 2 6.33 13 2 12.33 53.00 16.00 47.67 380.763 694 178 106 106 14
15 114 - ASLI NUR ÖZGÜR 5 / B 10 5 8.33 7 3 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 10 4 8.67 12 3 11.00 51.00 23.00 43.33 372.258 783 203 118 118 15
16 111 - CANER UZUN 5 / B 11 4 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 5 5 3.33 8 6 6.00 11 4 9.67 53.00 21.00 46.00 372.044 788 204 119 119 16
17 138 - GÖKÇEN B BAYSAL 5 / B 10 4 8.67 8 2 7.33 6 3 5.00 9 1 8.67 8 4 6.67 11 4 9.67 52.00 18.00 46.00 371.153 797 206 121 121 17
18 248 - Y NEP A KIRBAŞ Ş 5 / B 10 5 8.33 8 2 7.33 7 3 6.00 6 4 4.67 8 1 7.67 11 3 10.00 50.00 18.00 44.00 368.600 831 217 127 127 18
19 396 - YAĞMUR TUNK 5 / B 6 8 3.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 0 9.00 8 2 7.33 11 3 10.00 53.00 14.00 48.33 365.440 868 231 136 136 19
20 134 - EYMEN VARLI 5 / B 6 2 5.33 9 1 8.67 7 2 6.33 6 1 5.67 10 3 9.00 10 5 8.33 48.00 14.00 43.33 357.840 965 257 145 145 20
21 254 - ZEYNEP YUNUSOĞLU 5 / B 11 4 9.67 8 2 7.33 7 3 6.00 5 4 3.67 5 4 3.67 12 3 11.00 48.00 20.00 41.33 357.202 974 261 147 147 21
22 0 - POYRAZ CEBBAR 5 / B 9 2 8.33 10 0 10.00 6 1 5.67 4 3 3.00 8 0 8.00 8 3 7.00 45.00 9.00 42.00 356.191 990 268 151 151 22
23 112 - ALİ YİĞİT ŞİMŞEK 5 / B 8 7 5.67 9 1 8.67 8 2 7.33 5 5 3.33 9 6 7.00 11 4 9.67 50.00 25.00 41.67 352.660 1029 281 157 157 23
24 159 - İREM SENAN 5 / B 8 7 5.67 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 8 1 7.67 10 5 8.33 49.00 20.00 42.33 352.593 1033 283 159 159 24
25 237 - UMUT SAYAN 5 / B 8 5 6.33 10 0 10.00 6 3 5.00 5 5 3.33 9 4 7.67 10 4 8.67 48.00 21.00 41.00 351.809 1040 287 161 161 25
26 119 - AZRA ZEYNEPGÜLDOĞAN 5 / B 8 7 5.67 9 1 8.67 6 4 4.67 6 4 4.67 9 2 8.33 10 5 8.33 48.00 23.00 40.33 349.175 1079 303 171 171 26
27 0 - BEREN KOCADERELİ 5 / B 9 6 7.00 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 6 2 5.33 11 4 9.67 47.00 21.00 40.00 347.400 1092 308 175 175 27
28 176 - MERT IŞIK 5 / B 7 7 4.67 5 5 3.33 6 1 5.67 7 1 6.67 8 3 7.00 12 2 11.33 45.00 19.00 38.67 346.642 1095 310 177 177 28
29 122 - BURAK GÜMÜŞ 5 / B 12 3 11.00 7 3 6.00 9 1 8.67 2 7 -0.33 4 5 2.33 11 3 10.00 45.00 22.00 37.67 344.933 1116 319 181 181 29
30 325 - ALİ TAHM* 5 / B 9 6 7.00 9 1 8.67 5 3 4.00 5 3 4.00 6 4 4.67 11 4 9.67 45.00 21.00 38.00 340.444 1169 338 190 190 30
31 137 - EYŞAN AKKAYA 5 / B 7 8 4.33 7 3 6.00 6 4 4.67 7 3 6.00 10 5 8.33 9 6 7.00 46.00 29.00 36.33 331.540 1266 362 200 200 31
32 243 - YİĞİT TALHAURŞAR 5 / B 7 8 4.33 6 4 4.67 4 6 2.00 3 7 0.67 11 4 9.67 10 5 8.33 41.00 34.00 29.67 321.433 1381 403 224 224 32
33 27 - TUĞBA NUR DURSUN 5 / B 9 6 7.00 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 8 7 5.67 6 9 3.00 43.00 32.00 32.33 310.393 1513 458 245 245 33
34 155 - İNCİ GÜLER 5 / B 9 5 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 11 4 9.67 40.00 34.00 28.67 305.307 1563 475 248 248 34
35 132 - EMRE SAZAK 5 / B 9 4 7.67 2 1 1.67 5 0 5.00 4 4 2.67 5 3 4.00 7 6 5.00 32.00 18.00 26.00 296.635 1647 500 256 256 35
36 2081 - YAĞMUR FIRAT 5 / B 4 9 1.00 10 0 10.00 6 4 4.67 3 7 0.67 5 9 2.00 11 4 9.67 39.00 33.00 28.00 291.035 1709 531 265 265 36
37 182 - MUSTAFA CANSÜT 5 / B 7 8 4.33 6 3 5.00 6 4 4.67 4 6 2.00 6 9 3.00 7 8 4.33 36.00 38.00 23.33 276.140 1829 576 285 285 37
38 337 - EC HARMAN 5 / B 6 9 3.00 9 1 8.67 4 4 2.67 1 9 -2.00 3 6 1.00 9 5 7.33 32.00 34.00 20.67 268.333 1919 608 297 297 38
39 133 - ESMAN R SÜT 5 / B 9 6 7.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 13 -2.33 5 10 1.67 26.00 49.00 9.67 226.260 2280 775 353 353 39



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 22-23 Paraf Yayınları 5. Sınıf Deneme-1 2743 980 434 434

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 7.99 6.48 5.83 6.74 2.92 5.77 5.84 3.50 4.68 4.61 4.34 3.16 7.65 5.48 5.82 8.69 5.52 6.85 41.53 28.24 32.12 317.474
Şube Ortalaması 11.49 3.43 10.34 8.73 1.11 8.36 7.92 1.76 7.33 7.03 2.41 6.23 10.65 3.16 9.59 11.54 3.30 10.44 57.35 15.16 52.30 402.000

1 298 - MEHMET KIRVELİ 5 / C 14 1 13.67 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 14 1 13.67 15 0 15.00 69.00 6.00 67.00 472.518 13 2 1 1 1
2 2088 - YİĞİT ANIL DALYAN 5 / C 13 2 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 15 0 15.00 13 2 12.33 70.00 5.00 68.33 468.740 27 4 3 3 2
3 236 - UMUT TÜR EN 5 / C 11 4 9.67 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 14 1 13.67 14 1 13.67 67.00 8.00 64.33 451.211 64 11 6 6 3
4 292 - İLKİM BEŞE 5 / C 12 3 11.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 13 2 12.33 14 1 13.67 67.00 8.00 64.33 451.184 67 13 7 7 4
5 20 - AKIN KORAY KILIÇ 5 / C 14 1 13.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 2 6.33 12 2 11.33 13 1 12.67 65.00 7.00 62.67 448.651 82 17 9 9 5
6 273 - EMİR HASAN ÖZKAN 5 / C 14 1 13.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 0 8.00 12 1 11.67 12 3 11.00 65.00 6.00 63.00 445.944 100 22 12 12 6
7 0 - CİH NGİR ÇELİK 5 / C 13 2 12.33 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 12 3 11.00 14 1 13.67 65.00 10.00 61.67 444.216 111 24 14 14 7
8 291 - HASAN ALİ KAYA 5 / C 12 3 11.00 9 1 8.67 8 2 7.33 8 1 7.67 13 2 12.33 14 1 13.67 64.00 10.00 60.67 441.642 126 29 19 19 8
9 255 - MUHAMMED BEKDAŞ 5 / C 13 2 12.33 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 13 2 12.33 12 3 11.00 64.00 11.00 60.33 437.114 166 37 21 21 9

10 334 - CEYLİN KAHRAMAN 5 / C 12 3 11.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 11 4 9.67 13 2 12.33 64.00 11.00 60.33 429.984 218 48 29 29 10
11 272 - EMİRFURKAN GÖKER 5 / C 11 4 9.67 10 0 10.00 8 2 7.33 8 1 7.67 11 1 10.67 14 1 13.67 62.00 9.00 59.00 429.253 225 49 30 30 11
12 315 - ORHAN VELİ UZUN 5 / C 13 2 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 12 2 11.33 12 3 11.00 61.00 13.00 56.67 424.898 263 63 36 36 12
13 323 - METE TUNCA 5 / C 13 1 12.67 10 0 10.00 9 0 9.00 7 2 6.33 10 3 9.00 12 2 11.33 61.00 8.00 58.33 424.758 271 66 37 37 13
14 299 - MELEK GÜNGÖRDÜ 5 / C 13 2 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 6 4 4.67 11 2 10.33 12 3 11.00 59.00 14.00 54.33 416.140 336 85 48 48 14
15 256 - AHMET HURMA 5 / C 12 3 11.00 9 1 8.67 9 1 8.67 6 4 4.67 11 4 9.67 13 2 12.33 60.00 15.00 55.00 416.126 337 86 49 49 15
16 307 - METEHAN ŞAŞMAZ 5 / C 12 3 11.00 8 2 7.33 10 0 10.00 6 4 4.67 11 4 9.67 13 2 12.33 60.00 15.00 55.00 416.100 339 87 50 50 16
17 267 - ECE YILMAZ 5 / C 12 3 11.00 8 2 7.33 10 0 10.00 9 0 9.00 11 3 10.00 11 4 9.67 61.00 12.00 57.00 415.009 353 93 53 53 17
18 263 - DEFNE ARDA 5 / C 12 3 11.00 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 11 1 10.67 11 4 9.67 60.00 12.00 56.00 414.244 358 94 54 54 18
19 289 - FATMA KANTAR 5 / C 13 2 12.33 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 10 2 9.33 11 4 9.67 60.00 12.00 56.00 414.191 360 95 55 55 19
20 257 - ALİ GÜZLEKAYA 5 / C 12 3 11.00 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 10 5 8.33 12 3 11.00 61.00 14.00 56.33 412.349 379 102 60 60 20
21 525 - EYLÜL YENİCE 5 / C 12 3 11.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 4 7.67 12 3 11.00 61.00 12.00 57.00 412.335 381 104 62 62 21
22 279 - EM İR ŞENOL 5 / C 11 4 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 5 4 3.67 11 2 10.33 11 4 9.67 56.00 16.00 50.67 395.877 536 136 80 80 22
23 294 - LATİF ÇATAL 5 / C 10 5 8.33 7 1 6.67 8 1 7.67 7 1 6.67 10 2 9.33 12 3 11.00 54.00 13.00 49.67 390.524 593 154 91 91 23
24 311 - MİRAY ECE YAZAR 5 / C 12 3 11.00 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 10 4 8.67 10 5 8.33 56.00 18.00 50.00 389.600 602 155 92 92 24
25 346 - MİRAÇ YASERŞEN 5 / C 11 4 9.67 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 5 7.33 10 4 8.67 56.00 17.00 50.33 384.193 659 166 98 98 25
26 271 - EGE BORA ÜRİ 5 / C 14 1 13.67 10 0 10.00 8 2 7.33 3 6 1.00 7 5 5.33 11 4 9.67 53.00 18.00 47.00 383.609 662 167 99 99 26
27 264 - BUĞLEM TOKSÖZ 5 / C 10 5 8.33 9 1 8.67 6 4 4.67 5 5 3.33 12 3 11.00 11 4 9.67 53.00 22.00 45.67 381.042 685 176 105 105 27
28 0 - EMİR KAAN ÇALIŞKAN 5 / C 11 4 9.67 5 1 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 11 2 10.33 9 5 7.33 52.00 16.00 46.67 379.107 717 185 108 108 28
29 308 - MİNA ZEYNEPALKAN 5 / C 10 5 8.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 10 3 9.00 10 5 8.33 54.00 19.00 47.67 377.198 739 190 111 111 29
30 288 - EYMEN AKP NAR 5 / C 11 4 9.67 10 0 10.00 7 3 6.00 5 5 3.33 10 4 8.67 9 6 7.00 52.00 22.00 44.67 368.560 832 218 128 128 30
31 321 - YUSUF K * *YAYLA 5 / C 9 6 7.00 9 1 8.67 6 4 4.67 10 0 10.00 6 8 3.33 12 3 11.00 52.00 22.00 44.67 357.733 966 258 146 146 31
32 303 - MELİSA KÜÇÜK 5 / C 9 6 7.00 7 3 6.00 1 1 0.67 0 0 0.00 11 3 10.00 13 2 12.33 41.00 15.00 36.00 356.791 982 265 149 149 32
33 320 - YİĞİT YILMAZ 5 / C 9 6 7.00 8 2 7.33 6 4 4.67 7 3 6.00 10 5 8.33 9 6 7.00 49.00 26.00 40.33 349.149 1080 304 172 172 33
34 259 - BUĞLEM CEBECİ 5 / C 13 2 12.33 7 3 6.00 5 5 3.33 6 4 4.67 8 7 5.67 8 7 5.67 47.00 28.00 37.67 345.851 1100 313 179 179 34
35 318 - SALİH MERT DUMAN 5 / C 7 6 5.00 6 4 4.67 6 3 5.00 4 6 2.00 9 4 7.67 10 5 8.33 42.00 28.00 32.67 325.642 1329 386 213 213 35
36 258 - AZRANUR YILMAZ 5 / C 8 7 5.67 9 1 8.67 6 4 4.67 6 4 4.67 8 6 6.00 8 7 5.67 45.00 29.00 35.33 322.728 1367 399 221 221 36
37 322 - ZÜMRA AMİNEÖZDEN 5 / C 7 8 4.33 7 3 6.00 2 7 -0.33 5 5 3.33 6 5 4.33 7 6 5.00 34.00 34.00 22.67 279.798 1794 563 277 277 37
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 7.99 6.48 5.83 6.74 2.92 5.77 5.84 3.50 4.68 4.61 4.34 3.16 7.65 5.48 5.82 8.69 5.52 6.85 41.53 28.24 32.12 317.474
Şube Ortalaması 8.73 5.73 6.82 8.05 1.81 7.45 6.73 2.76 5.81 6.00 3.22 4.93 8.46 4.62 6.92 10.92 3.70 9.68 48.89 21.84 41.61 355.430

1 67 - MİRAÇ CELALÇELİK 5 / D 13 2 12.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 14 1 13.67 14 1 13.67 71.00 4.00 69.67 472.251 16 3 2 2 1
2 357 - FURKAN YİĞİT 5 / D 12 3 11.00 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 13 2 12.33 15 0 15.00 66.00 9.00 63.00 451.265 63 10 5 5 2
3 520 - TAYHAN TUNASALCI 5 / D 13 2 12.33 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 12 3 11.00 14 1 13.67 65.00 10.00 61.67 444.242 105 23 13 13 3
4 379 - TUĞSE M AYVAZ 5 / D 10 5 8.33 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 15 0 15.00 13 2 12.33 66.00 9.00 63.00 444.082 117 27 17 17 4
5 365 - LİZA ŞENGÖZ 5 / D 9 6 7.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 0 9.00 12 1 11.67 15 0 15.00 64.00 8.00 61.33 434.393 184 42 24 24 5
6 139 - HASAN SABRİGÜLER 5 / D 10 5 8.33 10 0 10.00 8 2 7.33 7 3 6.00 13 2 12.33 14 1 13.67 62.00 13.00 57.67 426.607 247 57 32 32 6
7 372 - ÖMER FARUK ŞEREF 5 / D 11 3 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 7 0 7.00 10 2 9.33 14 1 13.67 60.00 8.00 57.33 422.158 296 73 41 41 7
8 364 - İLHAN CAN ÇOBANCIK 5 / D 10 2 9.33 9 1 8.67 8 1 7.67 9 1 8.67 11 3 10.00 13 2 12.33 60.00 10.00 56.67 416.824 331 83 47 47 8
9 324 - ALİ EMİR KATIRCI 5 / D 14 1 13.67 10 0 10.00 8 1 7.67 7 0 7.00 5 5 3.33 13 2 12.33 57.00 9.00 54.00 403.591 453 121 72 72 9

10 366 - MASAL İREM KAHRAMAN 5 / D 13 2 12.33 9 1 8.67 5 5 3.33 9 1 8.67 8 7 5.67 13 2 12.33 57.00 18.00 51.00 398.491 508 130 78 78 10
11 371 - NERGİZ KESKİN 5 / D 10 4 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 9 3 8.00 13 2 12.33 56.00 15.00 51.00 394.874 547 139 82 82 11
12 120 - BERAT TÜKEL 5 / D 9 6 7.00 9 1 8.67 7 3 6.00 6 4 4.67 11 2 10.33 13 2 12.33 55.00 18.00 49.00 391.482 575 148 89 89 12
13 360 - HARUN EMRE ÇETİN 5 / D 9 6 7.00 10 0 10.00 8 2 7.33 8 0 8.00 10 5 8.33 12 3 11.00 57.00 16.00 51.67 389.407 608 158 95 95 13
14 385 - YİĞİ TALİ GEMİCİBAŞ 5 / D 9 6 7.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 12 3 11.00 10 5 8.33 56.00 19.00 49.67 384.207 658 165 97 97 14
15 522 - ELİS ASLAN 5 / D 8 6 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 8 1 7.67 9 2 8.33 13 2 12.33 54.00 15.00 49.00 383.382 666 168 100 100 15
16 331 - AZRANUR ÇİFTCİLER 5 / D 8 7 5.67 9 1 8.67 9 1 8.67 7 0 7.00 9 4 7.67 13 2 12.33 55.00 15.00 50.00 383.335 668 170 101 101 16
17 352 - EMİR ÇOLAK 5 / D 9 6 7.00 7 3 6.00 7 2 6.33 3 6 1.00 9 4 7.67 15 0 15.00 50.00 21.00 43.00 375.909 750 195 114 114 17
18 383 - YAĞIZ PALA 5 / D 8 7 5.67 8 1 7.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 6 7.00 12 3 11.00 55.00 19.00 48.67 374.477 763 198 116 116 18
19 327 - AY* ALİ BİLEN 5 / D 10 5 8.33 9 1 8.67 8 2 7.33 3 7 0.67 12 3 11.00 10 5 8.33 52.00 23.00 44.33 373.940 769 199 117 117 19
20 0 - HAMZA BOZDEMİR 5 / D 10 2 9.33 9 1 8.67 3 1 2.67 5 1 4.67 6 3 5.00 11 3 10.00 44.00 11.00 40.33 354.575 1008 273 154 154 20
21 338 - EDA MERT 5 / D 7 8 4.33 6 3 5.00 6 3 5.00 4 5 2.33 10 4 8.67 12 3 11.00 45.00 26.00 36.33 343.258 1133 325 184 184 21
22 0 - HİRANUR SAYLIK 5 / D 7 6 5.00 7 3 6.00 9 1 8.67 3 7 0.67 8 5 6.33 12 3 11.00 46.00 25.00 37.67 342.233 1146 331 187 187 22
23 387 - ZEYNEP VARLI 5 / D 9 5 7.33 8 2 7.33 8 1 7.67 5 5 3.33 6 6 4.00 10 5 8.33 46.00 24.00 38.00 335.856 1211 347 195 195 23
24 340 - ELİF HEPKOŞ* 5 / D 9 2 8.33 10 0 10.00 7 1 6.67 7 2 6.33 3 4 1.67 8 6 6.00 44.00 15.00 39.00 328.600 1294 371 203 203 24
25 564 - ELİF EYLÜL ÇAKIR 5 / D 9 5 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 1 2 0.33 5 4 3.67 11 3 10.00 40.00 20.00 33.33 327.358 1317 380 210 210 25
26 313 - DENİZ SONGÜL 5 / D 7 6 5.00 6 2 5.33 5 3 4.00 6 3 5.00 9 2 8.33 7 2 6.33 40.00 18.00 34.00 325.456 1330 387 214 214 26
27 0 - MUHAMMED KABA 5 / D 10 5 8.33 6 4 4.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 7 8 4.33 9 6 7.00 42.00 33.00 31.00 317.656 1425 422 232 232 27
28 368 - MEHMETHAN KARA 5 / D 7 8 4.33 8 2 7.33 4 6 2.00 6 4 4.67 9 6 7.00 9 6 7.00 43.00 32.00 32.33 317.549 1427 423 233 233 28
29 75 - ÖZGÜR YAŞAR 5 / D 8 7 5.67 8 1 7.67 6 1 5.67 5 4 3.67 9 3 8.00 5 8 2.33 41.00 24.00 33.00 313.026 1482 443 239 239 29
30 332 - BAHRİ EFE MAKSUTOĞL 5 / D 6 8 3.33 6 4 4.67 7 3 6.00 8 2 7.33 6 6 4.00 5 7 2.67 38.00 30.00 28.00 283.800 1763 551 272 272 30
31 90 - SETENAY TOPAL 5 / D 3 12 -1.00 6 4 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 5 6 3.00 11 4 9.67 37.00 34.00 25.67 282.277 1777 558 276 276 31
32 378 - SE LHA*TİN YİĞİTGÜ 5 / D 3 12 -1.00 9 1 8.67 3 7 0.67 3 7 0.67 5 10 1.67 13 2 12.33 36.00 39.00 23.00 278.926 1809 567 279 279 32
33 328 - AYLİN KAYIŞ 5 / D 6 9 3.00 5 5 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 7 2.67 8 7 5.67 31.00 41.00 17.33 259.676 1999 643 306 306 33
34 394 - ELİSA BAYIR 5 / D 6 9 3.00 6 4 4.67 5 5 3.33 3 7 0.67 5 10 1.67 7 8 4.33 32.00 43.00 17.67 254.242 2049 668 312 312 34
35 330 - AZRA AYŞE KARTAL 5 / D 6 9 3.00 5 5 3.33 4 5 2.33 5 5 3.33 3 8 0.33 7 8 4.33 30.00 40.00 16.67 247.972 2097 688 316 316 35
36 391 - ZEYNEP KOLAT 5 / D 5 10 1.67 6 4 4.67 4 6 2.00 4 6 2.00 5 10 1.67 6 9 3.00 30.00 45.00 15.00 240.144 2162 720 328 328 36
37 35 - HAMZA ABİK 5 / D 10 5 8.33 4 6 2.00 0 10 -3.33 4 6 2.00 4 11 0.33 4 11 0.33 26.00 49.00 9.67 233.389 2225 752 342 342 37
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 7.99 6.48 5.83 6.74 2.92 5.77 5.84 3.50 4.68 4.61 4.34 3.16 7.65 5.48 5.82 8.69 5.52 6.85 41.53 28.24 32.12 317.474
Şube Ortalaması 8.78 5.95 6.80 7.57 2.05 6.88 6.24 3.24 5.16 6.32 3.49 5.16 8.08 5.27 6.32 10.11 4.49 8.61 47.11 24.49 38.95 343.948

1 753 - FATİH YAĞCI 5 / E 13 2 12.33 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 13 2 12.33 13 2 12.33 65.00 10.00 61.67 444.163 113 25 15 15 1
2 1964 - MELİKE ÖZTÜRK 5 / E 14 1 13.67 10 0 10.00 9 1 8.67 6 4 4.67 11 4 9.67 13 2 12.33 63.00 12.00 59.00 433.735 188 43 25 25 2
3 415 - ELİF BALKAN 5 / E 14 1 13.67 10 0 10.00 8 2 7.33 6 4 4.67 8 5 6.33 13 2 12.33 59.00 14.00 54.33 412.549 372 99 58 58 3
4 849 - ARDA BEDİR 5 / E 9 6 7.00 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 12 3 11.00 13 2 12.33 61.00 14.00 56.33 412.349 379 102 60 60 4
5 421 - MERYE MNAZ DEMİRYÜR 5 / E 12 3 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 10 5 8.33 14 1 13.67 58.00 17.00 52.33 409.158 397 108 64 64 5
6 443 - NECMETTİN YAVUZ 5 / E 8 7 5.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 5 8.33 15 0 15.00 61.00 14.00 56.33 408.784 412 111 67 67 6
7 0 - EYLÜL YILMAZ 5 / E 11 3 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 11 2 10.33 12 3 11.00 58.00 14.00 53.33 407.249 417 114 69 69 7
8 1975 - MİNA AKANSU 5 / E 12 3 11.00 9 1 8.67 7 3 6.00 6 4 4.67 8 3 7.00 14 1 13.67 56.00 15.00 51.00 402.135 462 123 74 74 8
9 1578 - FATİH ŞYETİŞ 5 / E 10 5 8.33 10 0 10.00 9 0 9.00 8 2 7.33 11 4 9.67 11 4 9.67 59.00 15.00 54.00 399.109 499 129 77 77 9

10 0 - BEYZA NUR SEVİNÇHAN 5 / E 12 3 11.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 6 9 3.00 12 3 11.00 60.00 15.00 55.00 394.500 551 140 83 83 10
11 0 - ÖYKÜ TEMEL 5 / E 9 6 7.00 8 2 7.33 5 5 3.33 9 1 8.67 10 0 10.00 12 3 11.00 53.00 17.00 47.33 382.658 672 171 102 102 11
12 993 - BEREN DEMİR 5 / E 10 5 8.33 10 0 10.00 7 3 6.00 8 2 7.33 10 5 8.33 10 3 9.00 55.00 18.00 49.00 380.656 700 180 107 107 12
13 923 - BİLGİN ORMAN 5 / E 8 6 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 3 7.00 13 2 12.33 53.00 17.00 47.33 375.423 757 196 115 115 13
14 1643 - HALİL KÜÇÜKCIĞA 5 / E 8 7 5.67 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 10 3 9.00 12 3 11.00 51.00 22.00 43.67 366.851 855 224 131 131 14
15 398 - MOUTAZ DABJAN 5 / E 9 6 7.00 6 4 4.67 8 2 7.33 10 0 10.00 8 7 5.67 12 3 11.00 53.00 22.00 45.67 366.651 857 225 132 132 15
16 2120 - ZÜLAL ŞANCI 5 / E 11 3 10.00 10 0 10.00 6 4 4.67 4 5 2.33 7 1 6.67 10 5 8.33 48.00 18.00 42.00 360.700 920 240 139 139 16
17 1828 - KEREM AKTAŞ 5 / E 12 2 11.33 7 2 6.33 7 1 6.67 4 5 2.33 6 2 5.33 10 3 9.00 46.00 15.00 41.00 359.856 936 248 141 141 17
18 1050 - ELİF ŞAVK 5 / E 12 2 11.33 10 0 10.00 7 3 6.00 6 4 4.67 7 5 5.33 8 5 6.33 50.00 19.00 43.67 359.589 946 253 144 144 18
19 2003 - NERGİZ ALTUNTAŞ 5 / E 10 5 8.33 5 5 3.33 6 4 4.67 5 5 3.33 8 7 5.67 13 2 12.33 47.00 28.00 37.67 353.007 1018 277 156 156 19
20 0 - ESİLA AKTÜRK 5 / E 10 5 8.33 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 9 6 7.00 9 6 7.00 50.00 25.00 41.67 352.607 1032 282 158 158 20
21 449 - MEYRA ŞEN 5 / E 10 5 8.33 9 1 8.67 5 3 4.00 5 3 4.00 6 4 4.67 11 3 10.00 46.00 19.00 39.67 349.242 1075 301 170 170 21
22 0 - 5 / E 8 7 5.67 8 2 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 8 5 6.33 11 4 9.67 49.00 24.00 41.00 349.109 1084 305 173 173 22
23 31498812714 - DOĞA ERİŞOĞLU 5 / E 9 6 7.00 9 1 8.67 5 5 3.33 6 4 4.67 6 9 3.00 10 5 8.33 45.00 30.00 35.00 324.491 1350 397 220 220 23
24 2100 - ZAFER EMİR SOYSAL 5 / E 7 6 5.00 9 1 8.67 6 2 5.33 7 3 6.00 6 4 4.67 8 4 6.67 43.00 20.00 36.33 322.602 1370 401 222 222 24
25 629 - DERİN ECE KÜCÜK 5 / E 7 8 4.33 7 3 6.00 5 5 3.33 5 5 3.33 10 5 8.33 9 6 7.00 43.00 32.00 32.33 321.114 1386 404 225 225 25
26 0 - ELİF ERDOĞAN 5 / E 6 8 3.33 10 0 10.00 5 5 3.33 7 3 6.00 8 3 7.00 8 6 6.00 44.00 25.00 35.67 320.807 1394 409 228 228 26
27 976 - ECRİN AYDIN 5 / E 7 7 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 5 5 3.33 8 7 5.67 9 6 7.00 43.00 31.00 32.67 315.760 1445 429 237 237 27
28 959 - ÇINAR YAŞAR 5 / E 7 7 4.67 7 2 6.33 5 4 3.67 5 3 4.00 6 5 4.33 9 4 7.67 39.00 25.00 30.67 308.751 1528 463 247 247 28
29 27 - ALİ ABDÜLKERİM 5 / E 8 7 5.67 6 4 4.67 3 7 0.67 6 4 4.67 6 9 3.00 10 4 8.67 39.00 35.00 27.33 301.928 1600 482 249 249 29
30 412 - KUZE EMİRÇAKIR 5 / E 8 7 5.67 5 5 3.33 7 3 6.00 5 5 3.33 7 8 4.33 7 8 4.33 39.00 36.00 27.00 292.865 1686 521 263 263 30
31 940 - CEREN KOCADERELİ 5 / E 4 11 0.33 5 5 3.33 5 5 3.33 6 4 4.67 9 4 7.67 6 9 3.00 35.00 38.00 22.33 271.758 1883 595 291 291 31
32 426 - KAD İREY*N YUMAK 5 / E 6 9 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 2 6.33 7 6 5.00 7 7 4.67 27.00 24.00 19.00 267.609 1928 613 299 299 32
33 2113 - ZEYNEP ADA TEKE 5 / E 6 9 3.00 5 5 3.33 4 6 2.00 5 5 3.33 5 10 1.67 8 7 5.67 33.00 42.00 19.00 261.318 1982 637 304 304 33
34 1242 - YİĞİTÇINAR GÜLEN 5 / E 6 9 3.00 7 3 6.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 10 1.67 7 8 4.33 30.00 45.00 15.00 247.300 2104 690 317 317 34
35 1047 - ELİF NAZ ARISOY 5 / E 5 10 1.67 0 8 -2.67 5 5 3.33 4 6 2.00 8 6 6.00 5 10 1.67 27.00 45.00 12.00 240.418 2154 717 327 327 35
36 0 - ALİ KAYRA KONYA 5 / E 5 10 1.67 5 5 3.33 3 6 1.00 4 6 2.00 7 8 4.33 4 11 0.33 28.00 46.00 12.67 234.007 2218 750 341 341 36
37 631 - CANER TURANTURAN 5 / E 2 13 -2.33 8 2 7.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 11 0.33 6 9 3.00 27.00 48.00 11.00 215.274 2388 819 368 368 37
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 7.99 6.48 5.83 6.74 2.92 5.77 5.84 3.50 4.68 4.61 4.34 3.16 7.65 5.48 5.82 8.69 5.52 6.85 41.53 28.24 32.12 317.474
Şube Ortalaması 5.71 8.37 2.92 5.47 4.05 4.12 4.34 4.63 2.80 3.68 5.61 1.82 5.84 7.03 3.50 7.16 6.71 4.92 32.21 36.39 20.08 266.828

1 1615 - FIRAT YESUKAN 5 / F 11 4 9.67 9 1 8.67 10 0 10.00 5 5 3.33 10 5 8.33 15 0 15.00 60.00 15.00 55.00 416.100 339 87 50 50 1
2 2115 - ZEYNEP ECE ŞENİL 5 / F 9 6 7.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 5 8.33 15 0 15.00 62.00 13.00 57.67 415.833 349 91 52 52 2
3 855 - ARDA FURKANŞANVERDİ 5 / F 9 6 7.00 8 2 7.33 6 4 4.67 4 6 2.00 10 3 9.00 14 1 13.67 51.00 22.00 43.67 377.651 725 186 109 109 3
4 1957 - MEDİNE NUR SARIMAN 5 / F 9 5 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 8 6 6.00 12 3 11.00 50.00 23.00 42.33 359.723 939 250 142 142 4
5 2037 - RÜZGAR ATALAY 5 / F 9 6 7.00 8 2 7.33 8 1 7.67 5 5 3.33 7 4 5.67 11 4 9.67 48.00 22.00 40.67 350.060 1057 293 166 166 5
6 1001 - NİHAN ARİDİCİ 5 / F 9 6 7.00 10 0 10.00 4 6 2.00 7 3 6.00 8 7 5.67 10 5 8.33 48.00 27.00 39.00 342.100 1151 333 188 188 6
7 250 - TUANA ULUÇAY 5 / F 10 4 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 3 7 0.67 9 3 8.00 8 6 6.00 45.00 25.00 36.67 340.551 1167 337 189 189 7
8 1742 - İKRA BELİZ UÇAR 5 / F 8 7 5.67 9 1 8.67 4 6 2.00 5 5 3.33 11 4 9.67 9 6 7.00 46.00 29.00 36.33 338.802 1184 340 191 191 8
9 791 - AHSEN BÜŞRA 5 / F 6 9 3.00 8 2 7.33 4 6 2.00 5 5 3.33 8 6 6.00 13 2 12.33 44.00 30.00 34.00 329.965 1281 367 202 202 9

10 913 - BERKAY YILMAZ 5 / F 10 5 8.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 0 6 -2.00 11 4 9.67 10 5 8.33 38.00 33.00 27.00 325.291 1333 390 217 217 10
11 1077 - ENES DENİZ 5 / F 7 8 4.33 6 4 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 8 7 5.67 11 4 9.67 44.00 31.00 33.67 324.677 1344 395 219 219 11
12 1772 - İSHAK GÜNDOĞDU 5 / F 9 3 8.00 7 3 6.00 6 2 5.33 4 1 3.67 6 1 5.67 7 6 5.00 39.00 16.00 33.67 321.951 1378 402 223 223 12
13 1455 - EYMEN CAN SAĞ 5 / F 4 9 1.00 10 0 10.00 6 4 4.67 4 6 2.00 7 3 6.00 10 3 9.00 41.00 25.00 32.67 312.142 1489 448 242 242 13
14 1230 - ESMA KINIŞ 5 / F 8 7 5.67 9 1 8.67 3 7 0.67 5 5 3.33 3 12 -1.00 12 3 11.00 40.00 35.00 28.33 299.993 1622 492 253 253 14
15 1958 - MEHMET KOLDAŞ 5 / F 9 6 7.00 6 4 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 6 9 3.00 7 8 4.33 39.00 36.00 27.00 292.891 1684 520 262 262 15
16 1040 - ELİF EMİNOĞLU 5 / F 4 10 0.67 6 4 4.67 5 5 3.33 5 5 3.33 8 7 5.67 10 5 8.33 38.00 36.00 26.00 291.209 1704 528 264 264 16
17 44104392692 - M OSMAN İHTİYAROĞLU5 / F 6 9 3.00 5 5 3.33 0 0 0.00 4 6 2.00 8 7 5.67 10 5 8.33 33.00 32.00 22.33 287.958 1736 540 269 269 17
18 306 - ELÇİN GÜSAL 5 / F 8 6 6.00 5 3 4.00 3 7 0.67 3 4 1.67 7 8 4.33 6 9 3.00 32.00 37.00 19.67 271.133 1888 598 292 292 18
19 2022 - ÖYKÜ BAYRAMOĞIU 5 / F 4 11 0.33 5 5 3.33 3 7 0.67 5 5 3.33 7 8 4.33 9 6 7.00 33.00 42.00 19.00 264.856 1950 623 301 301 19
20 2008 - NİSA BEŞKARDEŞ 5 / F 8 7 5.67 6 4 4.67 6 4 4.67 3 7 0.67 5 8 2.33 3 11 -0.67 31.00 41.00 17.33 248.875 2093 686 315 315 20
21 0 - DİYALA ANİN 5 / F 4 11 0.33 6 4 4.67 6 4 4.67 3 7 0.67 7 8 4.33 5 10 1.67 31.00 44.00 16.33 243.575 2136 708 323 323 21
22 0 - VEYSEL KARAMAN 5 / F 6 8 3.33 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 10 -3.33 3 3 2.00 8 4 6.67 19.00 33.00 8.00 237.200 2181 732 333 333 22
23 746 - ABDULKADER BAL AOU 5 / F 1 14 -3.67 4 6 2.00 5 5 3.33 8 2 7.33 6 9 3.00 7 8 4.33 31.00 44.00 16.33 236.314 2200 742 337 337 23
24 280 - BERRA ATALAY 5 / F 7 5 5.33 1 4 -0.33 4 1 3.67 3 2 2.33 4 5 2.33 2 9 -1.00 21.00 26.00 12.33 234.040 2217 749 340 340 24
25 18 - BURAKCAN KÖSEE 5 / F 5 10 1.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 6 9 3.00 6 9 3.00 26.00 49.00 9.67 229.851 2254 765 348 348 25
26 1075 - ENES DAHIR 5 / F 4 8 1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 6 9 3.00 4 11 0.33 23.00 49.00 6.67 213.924 2391 821 369 369 26
27 2076 - URAS ÖZTÜRK 5 / F 3 9 0.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 5 9 2.00 4 11 0.33 23.00 48.00 7.00 208.465 2441 840 375 375 27
28 2092 - YUNUS EMRE YIIDIRIM 5 / F 3 12 -1.00 6 4 4.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 11 0.33 4 11 0.33 25.00 50.00 8.33 204.740 2466 852 379 379 28
29 2121 - ZEFE CALKIÇ 5 / F 4 11 0.33 3 7 0.67 4 6 2.00 0 10 -3.33 5 10 1.67 5 10 1.67 21.00 54.00 3.00 201.735 2475 856 381 381 29
30 19922 - M TALHA ORHAN 5 / F 1 13 -3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 2 3.33 5 10 1.67 20.00 45.00 5.00 201.509 2492 866 387 387 30
31 0 - ALİ Sİ MO 5 / F 4 11 0.33 3 7 0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 2 13 -2.33 4 11 0.33 23.00 52.00 5.67 194.233 2559 891 393 393 31
32 2002 - NERGİS KORUKLUOĞLU 5 / F 1 14 -3.67 5 5 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 6 9 3.00 3 12 -1.00 23.00 52.00 5.67 194.207 2560 892 394 394 32
33 1724 - HAVİNYAĞMURBAYİYİT 5 / F 4 11 0.33 3 7 0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 2 13 -2.33 3 12 -1.00 21.00 54.00 3.00 183.700 2623 918 409 409 33
34 0 - 5 / F 0 1 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 1.00 -0.33 182.251 2627 921 411 411 34
35 2033 - RANA ELZA M 5 / F 4 10 0.67 5 4 3.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 2 13 -2.33 19.00 54.00 1.00 179.444 2648 931 414 414 35
36 2001 - NEHİR TUANAGEDİK 5 / F 5 10 1.67 2 8 -0.67 1 8 -1.67 3 7 0.67 1 14 -3.67 5 10 1.67 17.00 57.00 -2.00 177.909 2651 932 415 415 36
37 2432 - YAS İN CANNGÜR 5 / F 3 12 -1.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 14 -3.67 3 12 -1.00 15.00 60.00 -5.00 155.665 2728 970 431 431 37
38 1800 - KADİR BEŞKARDEŞ 5 / F 1 14 -3.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 0 10 -3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 4.00 41.00 -9.67 148.949 2735 976 433 433 38
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 7.99 6.48 5.83 6.74 2.92 5.77 5.84 3.50 4.68 4.61 4.34 3.16 7.65 5.48 5.82 8.69 5.52 6.85 41.53 28.24 32.12 317.474
Şube Ortalaması 7.27 6.95 4.96 5.97 3.70 4.74 5.30 3.89 4.00 3.41 4.27 1.98 6.70 6.35 4.59 7.27 6.57 5.08 35.92 31.73 25.34 289.372

1 2350 - ZEYNEP DURU 5 / G 14 1 13.67 9 1 8.67 8 1 7.67 6 2 5.33 10 3 9.00 14 1 13.67 61.00 9.00 58.00 432.944 201 46 27 27 1
2 2072 - TUĞÇE ÇEVİK 5 / G 12 3 11.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 12 1 11.67 11 4 9.67 63.00 10.00 59.67 426.486 253 59 34 34 2
3 2310 - GÜNEY GÜNERİ 5 / G 11 4 9.67 10 0 10.00 8 2 7.33 6 4 4.67 14 1 13.67 12 2 11.33 61.00 13.00 56.67 424.951 261 62 35 35 3
4 1056 - EMİR HAMZA KARLANKU 5 / G 10 4 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 8 0 8.00 11 1 10.67 12 3 11.00 61.00 8.00 58.33 417.602 327 80 45 45 4
5 867 - AYŞENAZ POLAT 5 / G 11 3 10.00 9 1 8.67 9 0 9.00 8 2 7.33 10 1 9.67 12 2 11.33 59.00 9.00 56.00 413.300 366 97 56 56 5
6 157 - BURAK KAHRAMAN 5 / G 12 3 11.00 10 0 10.00 8 2 7.33 0 0 0.00 11 2 10.33 12 3 11.00 53.00 10.00 49.67 400.407 480 126 76 76 6
7 1052 - EMİR BİCE 5 / G 11 4 9.67 9 1 8.67 5 5 3.33 7 3 6.00 9 6 7.00 11 4 9.67 52.00 23.00 44.33 370.402 808 210 123 123 7
8 1981 - MUHAMMED KABAKCI 5 / G 9 5 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 9 3 8.00 12 3 11.00 51.00 20.00 44.33 370.323 813 211 124 124 8
9 2054 - SÜMEYYE KOZGEÇEN 5 / G 11 4 9.67 8 2 7.33 9 0 9.00 3 7 0.67 10 4 8.67 10 5 8.33 51.00 22.00 43.67 369.551 824 215 125 125 9

10 831 - ALPEREN FELEK 5 / G 9 6 7.00 7 3 6.00 9 1 8.67 4 6 2.00 11 4 9.67 11 4 9.67 51.00 24.00 43.00 366.944 849 222 130 130 10
11 1037 - ELANUR BALIKÇIOĞLU 5 / G 12 3 11.00 10 0 10.00 8 2 7.33 6 4 4.67 7 8 4.33 10 5 8.33 53.00 22.00 45.67 366.598 859 227 134 134 11
12 309 - YUSUF Z İYAATEŞ 5 / G 10 5 8.33 10 0 10.00 5 5 3.33 7 3 6.00 9 6 7.00 10 5 8.33 51.00 24.00 43.00 359.656 943 251 143 143 12
13 975 - DOĞA ÖZTÜRK 5 / G 10 3 9.00 5 3 4.00 6 1 5.67 1 0 1.00 8 1 7.67 11 3 10.00 41.00 11.00 37.33 353.093 1016 276 155 155 13
14 2067 - T U A N A A V C I 5 / G 11 4 9.67 9 0 9.00 7 2 6.33 1 6 -1.00 9 6 7.00 7 5 5.33 44.00 23.00 36.33 337.858 1195 344 193 193 14
15 804 - ALİ EMİ R DEMİRER 5 / G 6 9 3.00 7 3 6.00 5 5 3.33 7 3 6.00 10 5 8.33 10 5 8.33 45.00 30.00 35.00 328.056 1307 376 206 206 15
16 824 - ALMİNA CEYHAN 5 / G 8 5 6.33 7 3 6.00 7 2 6.33 3 1 2.67 5 5 3.33 6 5 4.33 36.00 21.00 29.00 297.147 1645 499 255 255 16
17 2132 - YUSUF İSLAMTUNCİL 5 / G 5 10 1.67 6 4 4.67 5 5 3.33 4 6 2.00 5 10 1.67 12 3 11.00 37.00 38.00 24.33 286.002 1748 546 270 270 17
18 2111 - ZEYNEP GÜLÇAY 5 / G 5 5 3.33 6 1 5.67 5 3 4.00 6 0 6.00 2 4 0.67 6 2 5.33 30.00 15.00 25.00 274.191 1858 587 289 289 18
19 442 - BARAN SALİHBBTUR 5 / G 8 7 5.67 3 7 0.67 7 2 6.33 1 3 0.00 3 7 0.67 8 5 6.33 30.00 31.00 19.67 269.351 1904 604 295 295 19
20 1074 - ENAM HAŞİŞO 5 / G 5 10 1.67 3 7 0.67 7 3 6.00 4 6 2.00 7 6 5.00 7 8 4.33 33.00 40.00 19.67 264.842 1952 625 303 303 20
21 2005 - NEVRA P TOPUZ 5 / G 9 6 7.00 6 4 4.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 9 1.00 4 10 0.67 29.00 43.00 14.67 245.551 2120 698 318 318 21
22 304 - ALİ KAAN ÖZDOĞRU 5 / G 8 7 5.67 6 4 4.67 4 5 2.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 5 9 2.00 27.00 41.00 13.33 241.202 2150 715 325 325 22
23 1552 - EAY M E N Ö Z T Ü R 5 / G 6 9 3.00 4 6 2.00 5 5 3.33 5 5 3.33 7 8 4.33 3 12 -1.00 30.00 45.00 15.00 240.065 2165 723 329 329 23
24 1749 - İLKER YI YILMAZ 5 / G 3 7 0.67 6 4 4.67 2 6 0.00 0 0 0.00 6 1 5.67 2 1 1.67 19.00 19.00 12.67 238.595 2175 729 331 331 24
25 1788 - İZZET AYDIN 5 / G 6 9 3.00 6 4 4.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 7 8 4.33 5 10 1.67 27.00 48.00 11.00 236.926 2185 734 334 334 25
26 0 - ARDA ŞENTÜRK 5 / G 8 3 7.00 5 3 4.00 3 1 2.67 0 0 0.00 0 2 -0.67 2 5 0.33 18.00 14.00 13.33 236.640 2193 738 335 335 26
27 890 - BAV R YEŞİLYER 5 / G 4 5 2.33 3 5 1.33 2 4 0.67 0 3 -1.00 7 8 4.33 5 10 1.67 21.00 35.00 9.33 230.749 2250 762 346 346 27
28 0 - ZEYNEP DEĞER 5 / G 5 9 2.00 6 4 4.67 2 7 -0.33 2 8 -0.67 9 6 7.00 2 12 -2.00 26.00 46.00 10.67 230.642 2253 764 347 347 28
29 828 - ALMİRA SEVEN 5 / G 5 10 1.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 2 2.33 6 9 3.00 5 10 1.67 24.00 46.00 8.67 223.660 2301 781 354 354 29
30 2000 - NECDETBATINBİLİCİ 5 / G 1 14 -3.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 4 6 2.00 9 6 7.00 4 11 0.33 21.00 54.00 3.00 201.682 2479 859 382 382 30
31 2106 - YASİN AKKUŞ 5 / G 5 10 1.67 2 6 0.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 9 3.00 2 12 -2.00 21.00 51.00 4.00 201.609 2481 860 383 383 31
32 2034 - RAVZA SARIMUSTAFA 5 / G 1 14 -3.67 5 5 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 5 10 1.67 20.00 55.00 1.67 183.807 2620 915 406 406 32
33 831 - TOYGAR KOZAR 5 / G 2 13 -2.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 1 14 -3.67 7 8 4.33 20.00 55.00 1.67 183.807 2620 915 406 406 32
34 1030 - EĞE YAĞIZ 5 / G 3 12 -1.00 5 5 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 3 12 -1.00 19.00 56.00 0.33 176.758 2660 936 416 416 34
35 0 - SARA 5 / G 5 10 1.67 2 8 -0.67 0 5 -1.67 0 0 0.00 1 14 -3.67 5 10 1.67 13.00 47.00 -2.67 176.167 2662 938 417 417 35
36 786 - AHMET ÖRNÇ 5 / G 5 10 1.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 1 14 -3.67 3 12 -1.00 18.00 57.00 -1.00 173.326 2676 945 420 420 36
37 2123 - ZÜMRA MELEKNARİN 5 / G 3 11 -0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 0 8 -2.67 2 13 -2.33 3 12 -1.00 13.00 59.00 -6.67 155.858 2725 967 429 429 37
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 7.99 6.48 5.83 6.74 2.92 5.77 5.84 3.50 4.68 4.61 4.34 3.16 7.65 5.48 5.82 8.69 5.52 6.85 41.53 28.24 32.12 317.474
Şube Ortalaması 6.36 7.36 3.91 5.75 3.78 4.49 5.47 4.00 4.14 3.64 4.75 2.06 5.42 6.97 3.09 7.03 6.83 4.75 33.67 33.69 22.43 274.062

1 1630 - GÜLŞAH ELA ÇETİNKAY 5 / H 14 1 13.67 9 1 8.67 10 0 10.00 8 0 8.00 8 4 6.67 11 1 10.67 60.00 7.00 57.67 417.695 325 79 44 44 1
2 336 - DENİZ A GOLAK 5 / H 11 4 9.67 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 11 2 10.33 13 2 12.33 59.00 14.00 54.33 412.549 372 99 58 58 2
3 1280 - AHMET YASİRGAYDAN 5 / H 8 6 6.00 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 11 2 10.33 12 3 11.00 58.00 14.00 53.33 396.449 532 134 79 79 3
4 2075 - URAS KAAN GELİR 5 / H 11 1 10.67 9 0 9.00 6 1 5.67 8 0 8.00 8 3 7.00 11 3 10.00 53.00 8.00 50.33 389.593 605 157 94 94 4
5 2070 - TUĞBERK DEM R 5 / H 7 7 4.67 8 2 7.33 10 0 10.00 5 2 4.33 6 4 4.67 11 2 10.33 47.00 17.00 41.33 344.567 1118 320 182 182 5
6 1928 - BERKAY AYTEKİN 5 / H 7 8 4.33 9 1 8.67 5 2 4.33 3 5 1.33 9 6 7.00 11 4 9.67 44.00 26.00 35.33 332.558 1250 359 198 198 6
7 72 - BENYAMİN SASANİ 5 / H 10 5 8.33 9 1 8.67 6 4 4.67 6 2 5.33 0 0 0.00 11 4 9.67 42.00 16.00 36.67 327.942 1312 377 207 207 7
8 2110 - ZEHRA GÜLÇAY 5 / H 7 7 4.67 7 3 6.00 9 1 8.67 6 4 4.67 10 5 8.33 7 8 4.33 46.00 28.00 36.67 326.133 1325 384 212 212 8
9 1917 - LİVA AKÇAY 5 / H 7 8 4.33 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 6 9 3.00 9 6 7.00 46.00 29.00 36.33 317.149 1436 425 235 235 9

10 2044 - SEHER EKİCİ 5 / H 8 7 5.67 7 3 6.00 6 4 4.67 7 3 6.00 4 5 2.33 10 5 8.33 42.00 27.00 33.00 313.891 1474 439 238 238 10
11 1576 - EYÜP YUSUF İPEK 5 / H 7 6 5.00 6 0 6.00 4 1 3.67 0 0 0.00 5 3 4.00 10 5 8.33 32.00 15.00 27.00 300.991 1606 484 250 250 11
12 2 - NİSA NUR FIRAT 5 / H 9 4 7.67 7 3 6.00 8 1 7.67 1 2 0.33 3 1 2.67 6 5 4.33 34.00 16.00 28.67 298.151 1637 496 254 254 12
13 1962 - MELEK ÇAĞLAYAN 5 / H 5 10 1.67 7 3 6.00 8 2 7.33 4 5 2.33 9 3 8.00 6 8 3.33 39.00 31.00 28.67 293.616 1673 514 261 261 13
14 880 - AZRA KALELİ 5 / H 6 9 3.00 8 2 7.33 6 4 4.67 6 4 4.67 6 8 3.33 8 7 5.67 40.00 34.00 28.67 290.942 1710 532 266 266 14
15 984 - ECRİNÜLKÜ ARIK 5 / H 6 9 3.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 10 5 8.33 8 7 5.67 34.00 41.00 20.33 282.758 1764 552 273 273 15
16 37 - YUSUF BORA BABAYİĞİ 5 / H 5 10 1.67 6 4 4.67 6 4 4.67 0 10 -3.33 7 8 4.33 11 4 9.67 35.00 40.00 21.67 282.677 1766 553 274 274 16
17 1939 - MALİK EKİN 5 / H 8 7 5.67 6 4 4.67 3 7 0.67 3 7 0.67 5 10 1.67 9 6 7.00 34.00 41.00 20.33 275.628 1832 578 286 286 17
18 776 - AHMET DİREK 5 / H 6 3 5.00 7 2 6.33 5 4 3.67 0 0 0.00 4 4 2.67 5 4 3.67 27.00 17.00 21.33 270.102 1895 601 293 293 18
19 1996 - MUSTAFA B TUNA 5 / H 5 10 1.67 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 9 6 7.00 6 9 3.00 34.00 41.00 20.33 268.393 1911 606 296 296 19
20 2083 - YAĞMUR ÖZSOY 5 / H 6 3 5.00 9 1 8.67 6 1 5.67 3 4 1.67 1 3 0.00 3 1 2.67 28.00 13.00 23.67 266.277 1939 616 300 300 20
21 764 - ABDURRAHMANYESİLYER 5 / H 6 9 3.00 1 8 -1.67 3 7 0.67 5 5 3.33 9 6 7.00 6 9 3.00 30.00 44.00 15.33 258.958 2007 645 307 307 21
22 781 - AHMET EYMENYILDIRIM 5 / H 0 1 -0.33 4 0 4.00 7 3 6.00 4 5 2.33 8 4 6.67 4 8 1.33 27.00 21.00 20.00 256.709 2027 655 310 310 22
23 1979 - MUHAMMED CÜNEY 5 / H 8 6 6.00 5 5 3.33 6 4 4.67 3 4 1.67 6 9 3.00 2 13 -2.33 30.00 41.00 16.33 244.493 2125 700 319 319 23
24 951 - ÇINAR BERK ALTUNER 5 / H 6 9 3.00 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 7 8 4.33 5 10 1.67 29.00 46.00 13.67 243.816 2131 705 321 321 24
25 2098 - YUSUFRR ATEŞ 5 / H 6 9 3.00 5 5 3.33 5 5 3.33 1 0 1.00 3 10 -0.33 6 6 4.00 26.00 35.00 14.33 239.267 2169 727 330 330 25
26 1965 - YELİZSU DEMİREL 5 / H 4 11 0.33 9 1 8.67 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 4 11 0.33 31.00 39.00 18.00 234.391 2210 745 338 338 26
27 2074 - UMUT YALUK 5 / H 1 14 -3.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 9 3.00 9 6 7.00 27.00 48.00 11.00 229.665 2259 768 349 349 27
28 68 - TUANA BÜLBÜL 5 / H 3 4 1.67 5 2 4.33 6 1 5.67 3 5 1.33 2 6 0.00 3 6 1.00 22.00 24.00 14.00 227.609 2271 772 351 351 28
29 837 - ALPEREN KURU 5 / H 6 9 3.00 2 7 -0.33 7 3 6.00 1 9 -2.00 5 10 1.67 4 11 0.33 25.00 49.00 8.67 220.042 2343 801 363 363 29
30 2013 - NİSANUR SAĞIR 5 / H 8 7 5.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 1 14 -3.67 5 10 1.67 24.00 51.00 7.00 212.109 2404 828 371 371 30
31 1 - MUSTAFA BALBEY 5 / H 9 6 7.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 1 14 -3.67 3 12 -1.00 22.00 53.00 4.33 201.549 2486 862 385 385 31
32 0 - HAVVANUR YOLDAŞ 5 / H 6 8 3.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 6 1.00 2 13 -2.33 5 9 2.00 20.00 52.00 2.67 199.042 2512 876 389 389 32
33 793 - KAMAR MİRAR 5 / H 5 10 1.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 2 8 -0.67 3 12 -1.00 6 9 3.00 18.00 57.00 -1.00 191.309 2571 896 397 397 33
34 2043 - SEDANUR YILMAZ 5 / H 4 11 0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 12 -1.00 3 12 -1.00 19.00 56.00 0.33 180.349 2643 930 413 413 34
35 2040 - SAMETEYMEN KARACA 5 / H 3 12 -1.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 12 -1.00 5 10 1.67 15.00 60.00 -5.00 170.109 2684 949 421 421 35
36 894 - BERAT FİDAN 5 / H 1 14 -3.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 1 14 -3.67 5 10 1.67 13.00 62.00 -7.67 148.749 2736 977 434 434 36
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 7.99 6.48 5.83 6.74 2.92 5.77 5.84 3.50 4.68 4.61 4.34 3.16 7.65 5.48 5.82 8.69 5.52 6.85 41.53 28.24 32.12 317.474
Şube Ortalaması 6.21 8.13 3.50 5.51 4.23 4.10 4.18 5.15 2.46 3.23 5.72 1.32 6.18 7.41 3.71 6.03 7.92 3.38 31.33 38.56 18.48 260.633

1 166 - AHMET TAMYÜREK 5 / I 13 2 12.33 10 0 10.00 8 2 7.33 5 5 3.33 12 2 11.33 15 0 15.00 63.00 11.00 59.33 442.614 120 28 18 18 1
2 2073 - UMUT YAĞIZ ÖZLÜKAN 5 / I 11 3 10.00 10 0 10.00 8 1 7.67 5 2 4.33 9 3 8.00 11 3 10.00 54.00 12.00 50.00 389.600 602 155 92 92 2
3 2201 - BOĞAÇHAN ERENKOL 5 / I 8 7 5.67 9 1 8.67 6 3 5.00 2 4 0.67 11 1 10.67 12 2 11.33 48.00 18.00 42.00 367.935 838 220 129 129 3
4 783 - AHMET GÜNDEN 5 / I 10 5 8.33 6 4 4.67 3 7 0.67 3 7 0.67 10 5 8.33 14 1 13.67 46.00 29.00 36.33 360.375 927 244 140 140 4
5 1998 - YİĞİT ZORLU 5 / I 10 5 8.33 8 2 7.33 6 4 4.67 4 6 2.00 11 3 10.00 9 6 7.00 48.00 26.00 39.33 354.649 1005 272 153 153 5
6 891 - BEDİRH A N ÇELEBİ 5 / I 10 5 8.33 10 0 10.00 7 3 6.00 4 6 2.00 8 7 5.67 10 4 8.67 49.00 25.00 40.67 350.951 1047 290 163 163 6
7 2058 - ŞEVVAL UZUĞ 5 / I 8 7 5.67 7 3 6.00 4 6 2.00 8 2 7.33 9 6 7.00 11 4 9.67 47.00 28.00 37.67 342.260 1144 330 186 186 7
8 876 - AZRA DALKILINÇ 5 / I 9 6 7.00 8 2 7.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 9 6 7.00 9 6 7.00 43.00 32.00 32.33 324.758 1340 392 218 218 8
9 2220 - FURKANBUĞRAASLAN 5 / I 9 3 8.00 9 0 9.00 5 1 4.67 3 2 2.33 7 2 6.33 5 4 3.67 38.00 12.00 34.00 321.000 1389 406 226 226 9

10 2112 - ZELİHA YALÇIN 5 / I 6 6 4.00 7 2 6.33 3 1 2.67 2 1 1.67 7 1 6.67 9 2 8.33 34.00 13.00 29.67 312.442 1485 446 240 240 10
11 844 - ARDA AYDIN 5 / I 9 5 7.33 7 3 6.00 5 5 3.33 4 4 2.67 5 8 2.33 10 4 8.67 40.00 29.00 30.33 312.349 1486 447 241 241 11
12 344 - EFSU N ERYILMAZ 5 / I 11 3 10.00 7 3 6.00 7 2 6.33 3 5 1.33 4 9 1.00 8 5 6.33 40.00 27.00 31.00 311.365 1496 452 243 243 12
13 1496 - EYMEN EFE GÜLER 5 / I 7 7 4.67 7 3 6.00 5 5 3.33 5 5 3.33 8 4 6.67 8 6 6.00 40.00 30.00 30.00 308.818 1526 462 246 246 13
14 2006 - NİDA SOYKAN 5 / I 8 7 5.67 8 2 7.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 9 6 7.00 38.00 37.00 25.67 289.460 1724 535 267 267 14
15 949 - ÇAĞLAR YAZÇİÇEK 5 / I 6 9 3.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 7 8 4.33 9 6 7.00 35.00 40.00 21.67 279.007 1805 565 278 278 15
16 127 - EMİRHAN BAYKUŞ 5 / I 8 7 5.67 5 5 3.33 1 8 -1.67 3 7 0.67 10 4 8.67 5 10 1.67 32.00 41.00 18.33 274.911 1851 585 288 288 16
17 1909 - KÜBRA TOKMAK 5 / I 5 9 2.00 5 5 3.33 3 5 1.33 2 8 -0.67 8 4 6.67 5 5 3.33 28.00 36.00 16.00 257.974 2011 648 308 308 17
18 1051 - ELİF TEKECİ 5 / I 6 9 3.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 11 4 9.67 5 10 1.67 28.00 47.00 12.33 254.802 2037 662 311 311 18
19 2015 - NUJİYAN DAMGALI 5 / I 5 10 1.67 6 4 4.67 5 5 3.33 4 5 2.33 7 8 4.33 4 11 0.33 31.00 43.00 16.67 244.407 2126 701 320 320 19
20 2057 - ŞEBNEM YILMAZ 5 / I 4 11 0.33 3 7 0.67 4 6 2.00 6 4 4.67 7 8 4.33 5 10 1.67 29.00 46.00 13.67 236.633 2194 739 336 336 20
21 2012 - NİSA Ü VE ÜNVER 5 / I 2 5 0.33 5 5 3.33 2 7 -0.33 3 7 0.67 5 10 1.67 8 7 5.67 25.00 41.00 11.33 234.193 2211 746 339 339 21
22 2018 - ÖMER FATIH YILMAZ 5 / I 1 14 -3.67 5 5 3.33 4 6 2.00 10 0 10.00 5 10 1.67 6 8 3.33 31.00 43.00 16.67 230.907 2248 761 345 345 22
23 1226 - ESMA BETÜL ALAS 5 / I 5 10 1.67 10 0 10.00 4 6 2.00 0 8 -2.67 6 9 3.00 3 12 -1.00 28.00 45.00 13.00 227.709 2270 771 350 350 23
24 2065 - TARIK HAVVA 5 / I 4 11 0.33 4 6 2.00 5 5 3.33 6 3 5.00 7 7 4.67 2 12 -2.00 28.00 44.00 13.33 226.758 2276 773 352 352 24
25 1990 - MUHAMMED TAKOUT 5 / I 3 12 -1.00 5 5 3.33 0 10 -3.33 2 8 -0.67 9 6 7.00 5 10 1.67 24.00 51.00 7.00 222.909 2312 786 357 357 25
26 1813 - KAYRABERA ÇEKİN 5 / I 5 8 2.33 4 2 3.33 4 1 3.67 0 0 0.00 0 4 -1.33 4 4 2.67 17.00 19.00 10.67 221.651 2330 794 358 358 26
27 901 - AIPEREN PORTAKAL 5 / I 3 10 -0.33 5 4 3.67 5 4 3.67 5 5 3.33 6 9 3.00 3 12 -1.00 27.00 44.00 12.33 220.593 2338 799 362 362 27
28 1057 - EMİRHAN ÇELEBİ 5 / I 8 6 6.00 4 6 2.00 5 5 3.33 0 10 -3.33 4 10 0.67 3 12 -1.00 24.00 49.00 7.67 219.251 2351 804 364 364 28
29 116 - ERVAN R ASMAKAYA 5 / I 9 6 7.00 3 7 0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 2 9 -1.00 1 13 -3.33 25.00 45.00 10.00 217.209 2373 810 366 366 29
30 77 - İNCİ TEYMUROVA 5 / I 5 9 2.00 5 5 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 8 2.33 2 12 -2.00 24.00 47.00 8.33 211.923 2410 830 372 372 30
31 19800 - ALİ FADALI 5 / I 3 11 -0.67 2 6 0.00 2 7 -0.33 2 8 -0.67 6 8 3.33 5 10 1.67 20.00 50.00 3.33 204.349 2469 854 380 380 31
32 1069 - EMİRHAN ÖZTÜR K 5 / I 6 9 3.00 5 5 3.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 12 -1.00 4 11 0.33 22.00 53.00 4.33 201.549 2486 862 385 385 32
33 1952 - MAYA SABUNİ 5 / I 4 11 0.33 1 9 -2.00 3 6 1.00 2 8 -0.67 6 9 3.00 3 12 -1.00 19.00 55.00 0.67 192.007 2570 895 396 396 33
34 1232 - ES MA N UR S *AS L 5 / I 3 12 -1.00 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 22.00 53.00 4.33 190.749 2585 902 400 400 34
35 2060 - ŞEYMA AKKAYA 5 / I 3 12 -1.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 3 11 -0.67 2 11 -1.67 18.00 54.00 0.00 174.956 2668 940 419 419 35
36 2084 - YAMEN ALABRASH 5 / I 5 10 1.67 4 6 2.00 3 7 0.67 1 8 -1.67 1 14 -3.67 1 9 -2.00 15.00 54.00 -3.00 165.400 2702 957 426 426 36
37 1991 - TALHA ARSLANCA 5 / I 3 12 -1.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 6 0.00 3 12 -1.00 1 14 -3.67 15.00 58.00 -4.33 157.407 2724 966 428 428 37
38 1951 - MARİA A MUKREŞ 5 / I 4 11 0.33 1 8 -1.67 4 6 2.00 2 7 -0.33 0 15 -5.00 3 11 -0.67 14.00 58.00 -5.33 155.698 2726 968 430 430 38
39 1346 - EYLÜL AYLA ÜŞTÜNBAŞ 5 / I 3 12 -1.00 2 8 -0.67 1 8 -1.67 3 7 0.67 2 11 -1.67 2 13 -2.33 13.00 59.00 -6.67 153.158 2729 971 432 432 39
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 7.99 6.48 5.83 6.74 2.92 5.77 5.84 3.50 4.68 4.61 4.34 3.16 7.65 5.48 5.82 8.69 5.52 6.85 41.53 28.24 32.12 317.474
Şube Ortalaması 6.79 7.51 4.29 5.60 4.16 4.22 4.37 4.42 2.90 3.58 5.28 1.82 5.12 7.77 2.53 5.65 7.74 3.07 31.12 36.88 18.82 259.624

1 962 - DAMLA ÇOBAN 5 / K 15 0 15.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 11 2 10.33 12 3 11.00 64.00 9.00 61.00 440.691 136 31 20 20 1
2 1973 - MESUT EGE SAYIN 5 / K 11 2 10.33 9 1 8.67 10 0 10.00 4 4 2.67 12 2 11.33 10 2 9.33 56.00 11.00 52.33 403.731 448 119 71 71 2
3 2020 - ÖMERZ AHİT ÇAKIROĞL 5 / K 11 4 9.67 8 2 7.33 7 3 6.00 5 5 3.33 4 4 2.67 12 3 11.00 47.00 21.00 40.00 351.018 1045 289 162 162 3
4 1969 - MER T ÇET 5 / K 11 4 9.67 8 2 7.33 6 4 4.67 5 5 3.33 8 7 5.67 10 5 8.33 48.00 27.00 39.00 349.309 1068 298 168 168 4
5 861 - ARDA GÜRBÜZ 5 / K 10 3 9.00 8 2 7.33 9 1 8.67 5 4 3.67 5 2 4.33 9 4 7.67 46.00 16.00 40.67 346.442 1097 311 178 178 5
6 1985 - EMİN KARABULUT 5 / K 11 4 9.67 9 1 8.67 5 5 3.33 4 6 2.00 8 7 5.67 9 6 7.00 46.00 29.00 36.33 338.802 1184 340 191 191 6
7 1045 - ELİF GEBEŞ 5 / K 9 5 7.33 10 0 10.00 2 1 1.67 2 1 1.67 8 1 7.67 9 6 7.00 40.00 14.00 35.33 335.284 1212 348 196 196 7
8 1719 - HATİCE ARI 5 / K 11 4 9.67 8 2 7.33 5 5 3.33 0 0 0.00 8 7 5.67 9 6 7.00 41.00 24.00 33.00 330.118 1277 366 201 201 8
9 1961 - MEIEK I ABO AĞCA 5 / K 11 4 9.67 6 4 4.67 7 3 6.00 6 4 4.67 5 6 3.00 9 6 7.00 44.00 27.00 35.00 328.135 1302 375 205 205 9

10 2024 - ÖZGE TUNÇ 5 / K 12 3 11.00 8 2 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 4 6 2.00 44.00 21.00 37.00 327.909 1313 378 208 208 10
11 2014 - NİSANUR YONCALIK 5 / K 9 5 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 4 6 2.00 7 7 4.67 7 6 5.00 46.00 25.00 37.67 327.842 1314 379 209 209 11
12 0 - TUĞÇE ARIBURNU 5 / K 8 7 5.67 7 3 6.00 5 5 3.33 9 1 8.67 7 8 4.33 9 6 7.00 45.00 30.00 35.00 320.900 1391 407 227 227 12
13 994 - ESİLA KAPÇİ 5 / K 10 5 8.33 9 1 8.67 5 5 3.33 5 5 3.33 5 9 2.00 9 5 7.33 43.00 30.00 33.00 317.456 1429 424 234 234 13
14 1080 - ENES MALİKAKYÜZ 5 / K 7 8 4.33 7 3 6.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 8 5 6.33 11 4 9.67 39.00 34.00 27.67 310.807 1500 454 244 244 14
15 2119 - ZÜHRE GÜLMEZ 5 / K 8 7 5.67 8 2 7.33 3 7 0.67 5 5 3.33 5 7 2.67 9 6 7.00 38.00 34.00 26.67 294.760 1666 511 260 260 15
16 4 - MİKAİL TALGAR 5 / K 10 2 9.33 4 6 2.00 1 0 1.00 3 0 3.00 7 5 5.33 4 9 1.00 29.00 22.00 21.67 282.598 1769 555 275 275 16
17 2104 - BURAK GÖRGEN 5 / K 7 8 4.33 5 5 3.33 5 5 3.33 5 5 3.33 6 9 3.00 8 7 5.67 36.00 39.00 23.00 278.874 1812 568 280 280 17
18 437 - YAĞMUR Y YA *CI C 5 / K 7 4 5.67 7 2 6.33 9 0 9.00 5 4 3.67 2 7 -0.33 5 6 3.00 35.00 23.00 27.33 277.602 1820 571 283 283 18
19 126 - MAHİR ÇOBAN 5 / K 7 6 5.00 3 4 1.67 0 1 -0.33 1 1 0.67 7 1 6.67 6 6 4.00 24.00 19.00 17.67 272.277 1872 593 290 290 19
20 2009 - NİSA MELEK KUZU 5 / K 8 4 6.67 7 3 6.00 5 4 3.67 6 3 5.00 0 0 0.00 4 6 2.00 30.00 20.00 23.33 268.093 1926 611 298 298 20
21 1999 - NAZLIELİF TOKMAK 5 / K 4 8 1.33 9 1 8.67 5 5 3.33 3 6 1.00 6 8 3.33 6 8 3.33 33.00 36.00 21.00 260.147 1995 640 305 305 21
22 918 - BERRE NUR ÖZCAN 5 / K 9 6 7.00 7 3 6.00 0 0 0.00 3 6 1.00 4 11 0.33 0 0 0.00 23.00 26.00 14.33 241.049 2151 716 326 326 22
23 2051 - SONER SEPET Cİ 5 / K 5 9 2.00 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 0 13 -4.33 6 7 3.67 30.00 40.00 16.67 230.960 2247 760 344 344 23
24 980 - ECRİN SAĞLAM 5 / K 3 10 -0.33 5 3 4.00 4 3 3.00 3 1 2.67 4 4 2.67 2 5 0.33 21.00 26.00 12.33 223.293 2309 783 355 355 24
25 0 - AHMET TATAR 5 / K 6 9 3.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 5 10 1.67 7 8 4.33 23.00 52.00 5.67 223.016 2310 784 356 356 25
26 1970 - MERT KORKMAZ 5 / K 5 10 1.67 6 4 4.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 2 2.33 23.00 37.00 10.67 220.733 2336 797 360 360 26
27 2030 - RAHAF YASİN 5 / K 6 9 3.00 6 4 4.67 4 6 2.00 4 6 2.00 5 9 2.00 2 13 -2.33 27.00 47.00 11.33 220.693 2337 798 361 361 27
28 1557 - EYMEN ŞEKER 5 / K 5 10 1.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 10 1.67 5 10 1.67 25.00 50.00 8.33 219.237 2352 805 365 365 28
29 1987 - ENES YILDIRI M 5 / K 5 10 1.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 5 10 1.67 23.00 52.00 5.67 208.677 2435 837 374 374 29
30 0 - HAMZA ALMAHMUOD 5 / K 4 11 0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 5 5 3.33 5 10 1.67 3 12 -1.00 25.00 50.00 8.33 208.358 2443 842 376 376 30
31 2077 - UTKU ÖMER ŞEKER 5 / K 5 10 1.67 5 5 3.33 4 6 2.00 0 10 -3.33 3 12 -1.00 5 10 1.67 22.00 53.00 4.33 201.602 2482 861 384 384 31
32 2109 - ZEHRA BAYKUŞ 5 / K 6 9 3.00 4 6 2.00 1 2 0.33 2 5 0.33 4 11 0.33 2 11 -1.67 19.00 44.00 4.33 199.714 2509 875 388 388 32
33 1082 - EREN ÇAVUŞ 5 / K 5 10 1.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 7 8 4.33 2 13 -2.33 20.00 55.00 1.67 198.277 2516 877 390 390 33
34 1872 - KEVSER ABO 5 / K 3 12 -1.00 3 7 0.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 7 8 4.33 3 12 -1.00 19.00 56.00 0.33 191.175 2573 898 398 398 34
35 400 - HABİBULLAH KILAVUZ 5 / K 3 9 0.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 3 11 -0.67 20.00 51.00 3.00 190.856 2584 901 399 399 35
36 2095 - YUSUF SARIHAN 5 / K 3 12 -1.00 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 22.00 53.00 4.33 190.749 2585 902 400 400 36
37 2045 - ÇINAR BAŞARAN 5 / K 3 11 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 9 2.00 3 11 -0.67 19.00 53.00 1.33 189.214 2591 906 403 403 37
38 932 - BURAK KANTAR 5 / K 3 11 -0.67 0 6 -2.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 4 11 0.33 6 8 3.33 15.00 54.00 -3.00 184.247 2611 913 405 405 38
39 1616 - GÖKMEN ÇETİNKAYA 5 / K 6 9 3.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 12 -1.00 1 14 -3.67 20.00 55.00 1.67 183.807 2620 915 406 406 39
40 20 - RAHAF HASAN 5 / K 3 12 -1.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 0 12 -4.00 5 10 1.67 18.00 54.00 0.00 175.009 2667 939 418 418 40
41 1776 - İSMAİ D DİZMAN 5 / K 2 13 -2.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 12 -1.00 3 12 -1.00 18.00 57.00 -1.00 169.735 2687 950 422 422 41
42 1678 - HASAN ABO 5 / K 2 12 -2.00 3 7 0.67 2 3 1.00 2 7 -0.33 4 11 0.33 2 12 -2.00 15.00 52.00 -2.33 168.033 2692 952 423 423 42
43 2135 - SAIİH İIHANLI 5 / K 3 12 -1.00 1 9 -2.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 1 14 -3.67 17.00 58.00 -2.33 162.607 2709 960 427 427 43



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAYRAMPAŞA Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu 22-23 Paraf Yayınları 5. Sınıf Deneme-1 2743 980 434 434

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 7.99 6.48 5.83 6.74 2.92 5.77 5.84 3.50 4.68 4.61 4.34 3.16 7.65 5.48 5.82 8.69 5.52 6.85 41.53 28.24 32.12 317.474
Şube Ortalaması 7.47 7.19 5.07 5.67 3.97 4.34 4.50 4.75 2.92 3.75 5.00 2.08 6.28 7.67 3.72 7.19 7.31 4.76 34.86 35.89 22.90 280.139

1 2105 - AHMET EVRANKAYA 5 / L 12 3 11.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 14 1 13.67 12 3 11.00 66.00 9.00 63.00 444.135 114 26 16 16 1
2 865 - AYŞE CEMRE YILMAZ 5 / L 13 1 12.67 10 0 10.00 9 1 8.67 7 1 6.67 13 1 12.67 9 5 7.33 61.00 9.00 58.00 423.035 284 70 39 39 2
3 838 - AIYA ŞENEL 5 / L 11 4 9.67 10 0 10.00 9 1 8.67 6 3 5.00 11 4 9.67 10 5 8.33 57.00 17.00 51.33 392.193 573 146 87 87 3
4 2080 - YAĞMUR ÇELİK 5 / L 9 6 7.00 10 0 10.00 7 3 6.00 7 2 6.33 8 5 6.33 10 5 8.33 51.00 21.00 44.00 356.856 980 264 148 148 4
5 0 - FATMA BEŞKARDEŞ 5 / L 9 4 7.67 9 1 8.67 7 2 6.33 3 3 2.00 6 4 4.67 12 1 11.67 46.00 15.00 41.00 355.453 998 270 152 152 5
6 2116 - ZEYNEPESLEMSOYDEMİR 5 / L 11 4 9.67 9 1 8.67 3 3 2.00 2 3 1.00 10 1 9.67 8 4 6.67 43.00 16.00 37.67 352.195 1035 285 160 160 6
7 2099 - YUSUFULAŞ SÖNMEZ 5 / L 12 3 11.00 9 1 8.67 4 6 2.00 6 4 4.67 7 8 4.33 10 5 8.33 48.00 27.00 39.00 349.282 1072 300 169 169 7
8 2270 - YUSUF EMİR ZEREY 5 / L 9 6 7.00 9 0 9.00 6 3 5.00 4 3 3.00 7 5 5.33 11 2 10.33 46.00 19.00 39.67 348.298 1090 307 174 174 8
9 819 - ALİ YİĞİT TOTUŞ 5 / L 7 8 4.33 7 3 6.00 3 2 2.33 5 5 3.33 11 4 9.67 12 3 11.00 45.00 25.00 36.67 346.816 1093 309 176 176 9

10 1839 - KEREM KILIÇ 5 / L 11 3 10.00 7 1 6.67 1 4 -0.33 3 2 2.33 4 5 2.33 14 1 13.67 40.00 16.00 34.67 344.342 1119 321 183 183 10
11 1741 - NAZ ÖLÇEK 5 / L 10 2 9.33 6 4 4.67 7 3 6.00 1 4 -0.33 6 2 5.33 9 2 8.33 39.00 17.00 33.33 332.731 1245 357 197 197 11
12 1978 - MİRAY YILDIZ 5 / L 9 6 7.00 2 0 2.00 0 2 -0.67 2 8 -0.67 9 6 7.00 12 3 11.00 34.00 25.00 25.67 318.216 1416 419 230 230 12
13 862 - ATA BERAT GÜLER 5 / L 7 8 4.33 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 10 5 8.33 10 5 8.33 41.00 34.00 29.67 317.763 1422 420 231 231 13
14 2050 - SONAY YILDIRIM 5 / L 9 4 7.67 6 4 4.67 6 4 4.67 3 4 1.67 7 7 4.67 7 8 4.33 38.00 31.00 27.67 300.977 1608 485 251 251 14
15 1188 - ESLEM ŞENOL 5 / L 9 6 7.00 4 6 2.00 6 4 4.67 5 5 3.33 5 10 1.67 10 5 8.33 39.00 36.00 27.00 300.100 1615 487 252 252 15
16 2048 - SERDAR ÖZÇELİK 5 / L 6 9 3.00 8 2 7.33 6 4 4.67 5 5 3.33 6 9 3.00 7 8 4.33 38.00 37.00 25.67 278.607 1815 570 282 282 16
17 868 - AYTUĞ DEDE 5 / L 8 7 5.67 6 4 4.67 5 5 3.33 3 7 0.67 5 9 2.00 8 7 5.67 35.00 39.00 22.00 277.244 1822 572 284 284 17
18 2250 - OĞUZHAN ÖZKURT 5 / L 7 8 4.33 7 3 6.00 10 0 10.00 1 9 -2.00 3 12 -1.00 9 6 7.00 37.00 38.00 24.33 275.149 1845 582 287 287 18
19 797 - KAYRA ÜNAL 5 / L 6 8 3.33 8 1 7.67 5 3 4.00 3 6 1.00 4 5 2.33 6 5 4.33 32.00 28.00 22.67 269.889 1900 602 294 294 19
20 907 - BERK MIZRAK 5 / L 7 8 4.33 5 5 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 7 8 4.33 6 9 3.00 33.00 42.00 19.00 264.856 1950 623 301 301 20
21 1397 - EYLÜL GİZEMSÖNMEZ 5 / L 9 6 7.00 8 2 7.33 3 7 0.67 5 5 3.33 3 12 -1.00 5 10 1.67 33.00 42.00 19.00 254.109 2055 671 313 313 21
22 971 - DOĞA BEKTAŞ 5 / L 8 7 5.67 2 7 -0.33 3 7 0.67 4 4 2.67 5 10 1.67 7 8 4.33 29.00 43.00 14.67 253.677 2056 672 314 314 22
23 63 - MUHAMMED AYAR 5 / L 6 9 3.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 10 5 8.33 2 13 -2.33 29.00 46.00 13.67 243.816 2131 705 321 321 23
24 2087 - YASİN DABLONİ 5 / L 8 7 5.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 6 9 3.00 6 9 3.00 24.00 41.00 10.33 242.393 2143 711 324 324 24
25 2031 - RAMAZAN TALHA 5 / L 5 10 1.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 6 1.00 6 9 3.00 6 9 3.00 28.00 46.00 12.67 237.651 2180 731 332 332 25
26 2035 - EREN NİŞANCI 5 / L 6 8 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 5 5 3.33 3 12 -1.00 5 10 1.67 29.00 45.00 14.00 231.200 2246 759 343 343 26
27 782 - EYMEN ZEYBEK 5 / L 8 7 5.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 6 0.00 4 11 0.33 5 10 1.67 23.00 50.00 6.33 221.193 2332 796 359 359 27
28 988 - EDA NUR CEYLAN 5 / L 6 9 3.00 5 5 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 5 10 1.67 2 12 -2.00 26.00 48.00 10.00 217.209 2373 810 366 366 28
29 2028 - RABİA NİSA DALDAL 5 / L 6 9 3.00 2 8 -0.67 0 9 -3.00 3 7 0.67 6 7 3.67 4 11 0.33 21.00 51.00 4.00 213.300 2397 823 370 370 29
30 2042 - SARE MISRAŞBAYKUŞJJ 5 / L 5 10 1.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 9 3.00 4 11 0.33 22.00 53.00 4.33 208.758 2426 834 373 373 30
31 843 - AMİNA DUKAEVA 5 / L 3 12 -1.00 4 6 2.00 4 6 2.00 6 4 4.67 6 9 3.00 2 13 -2.33 25.00 50.00 8.33 204.793 2465 851 378 378 31
32 2111 - ZEKERİYA ABU 5 / L 5 10 1.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 4 10 0.67 20.00 54.00 2.00 189.253 2589 905 402 402 32
33 85 - HÜSEYİN ÇEL İK 5 / L 5 10 1.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 13 -2.33 3 12 -1.00 21.00 54.00 3.00 187.318 2603 910 404 404 33
34 0 - SOFYA ALİYEVA 5 / L 2 13 -2.33 3 7 0.67 7 3 6.00 4 6 2.00 2 13 -2.33 4 11 0.33 22.00 53.00 4.33 183.593 2624 919 410 410 34
35 2590 - ŞEYMA HAŞİŞ O 5 / L 3 12 -1.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 5 10 1.67 17.00 58.00 -2.33 180.616 2637 928 412 412 35
36 0 - MUHAMMEDALİKARAGÖL 5 / L 2 12 -2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 12 -1.00 3 12 -1.00 17.00 57.00 -2.00 168.000 2693 953 424 424 36


