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Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 14.23 4.38 12.77 6.93 2.27 6.17 6.80 2.62 5.92 4.68 2.79 3.75 4.51 4.79 2.91 8.86 8.11 6.16 45.99 24.96 37.68 252.859

İl Ortalaması 13.46 5.35 11.68 6.28 2.91 5.31 6.07 3.32 4.96 4.27 3.37 3.14 3.42 5.46 1.60 7.61 9.28 4.51 41.09 29.68 31.20 225.291
Okul Ortalaması 13.78 5.54 11.93 6.66 2.79 5.73 6.16 3.33 5.05 4.69 3.42 3.55 3.66 5.97 1.67 8.40 9.38 5.28 43.35 30.42 33.21 233.127

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 248 - ASYA KOCABIYIK 8 / I 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 17 2 16.33 17 2 16.33 83.00 5.00 81.33 454.533 295 5 1 1
2 513 - BEYZA YAVUZ 8 / D 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 15 4 13.67 17 3 16.00 79.00 10.00 75.68 426.963 784 20 2 2
3 79 - M FAİK YILDIRIM 8 / E 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 18 2 17.33 16 4 14.67 80.00 10.00 76.67 426.919 800 21 3 3
4 50 - ERDEM NİZAM 8 / E 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 14 6 12.00 15 5 13.33 78.00 12.00 74.00 405.185 1487 38 4 4
5 70 - ZÜLAL İZGİ 8 / E 20 0 20.00 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 11 4 9.67 16 4 14.67 75.00 10.00 71.67 403.244 1543 41 5 5
6 975 - SALİH KAHRAMAN 8 / F 19 1 18.67 10 0 10.00 7 3 6.00 8 2 7.33 11 3 10.00 16 1 15.67 71.00 10.00 67.67 397.319 1750 48 6 6
7 394 - ZEYNEP ECE ÇALIŞKAN 8 / E 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 13 7 10.67 14 6 12.00 76.00 14.00 71.34 395.333 1841 52 7 7
8 771 - BERAT YILDIRIM 8 / H 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 13 5 11.33 15 4 13.67 75.00 12.00 71.00 393.319 1967 59 8 8
9 0 - GÖKTUĞ GÜNDOĞDOĞDU 8 / 0 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 11 8 8.33 14 5 12.33 72.00 16.00 66.67 373.570 2821 82 9 9

10 403 - ELİF İLHAN 8 / E 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 17 3 16.00 69.00 11.00 65.34 365.689 3214 88 10 10
11 119 - EGE YAŞAR 8 / E 20 0 20.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 5 8 2.33 16 4 14.67 67.00 16.00 61.67 355.807 3766 107 11 11
12 0 - MERYEM KARTAL 8 / E 18 2 17.33 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 12 4 10.67 11 8 8.33 66.00 19.00 59.67 349.867 4114 120 12 12
13 528 - CEREN TURNA 8 / D 17 2 16.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 12 5 10.33 12 7 9.67 66.00 19.00 59.66 349.852 4131 121 13 13
14 499 - GÖKÇEN NİLDA KOLDAŞ 8 / I 18 2 17.33 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 4 6.67 13 5 11.33 65.00 15.00 59.99 345.896 4416 130 14 14
15 391 - ELA ÜNLÜ 8 / L 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 11 4 9.67 11 9 8.00 66.00 19.00 59.67 343.956 4488 135 15 15
16 670 - İSMAİL KUZU 8 / B 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 5 4 3.67 15 5 13.33 64.00 15.00 59.01 334.089 5168 158 16 16
17 383 - EFSANUR ADA 8 / L 20 0 20.00 10 0 10.00 7 0 7.00 8 2 7.33 5 8 2.33 13 6 11.00 63.00 16.00 57.66 333.556 5249 159 17 17
18 736 - EYMEN ÖZKAN 8 / E 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 4 8 1.33 16 3 15.00 65.00 16.00 59.66 332.074 5365 163 18 18
19 222 - YAĞMUR ÇELK 8 / E 17 2 16.33 10 0 10.00 10 0 10.00 6 2 5.33 6 2 5.33 13 6 11.00 62.00 12.00 57.99 331.067 5404 166 19 19
20 323 - BURAK KARLI 8 / C 18 2 17.33 10 0 10.00 8 2 7.33 6 3 5.00 2 4 0.67 16 4 14.67 60.00 15.00 55.00 326.681 5688 182 20 20
21 85 - SERVET KAYA 8 / E 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 5 6 3.00 13 6 11.00 64.00 16.00 58.66 326.148 5771 190 21 21
22 512 - RUMEYSA SE *İN 8 / D 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 5 6 3.00 15 5 13.33 62.00 19.00 55.67 320.252 6177 204 22 22
23 90 - YUSUF ELMAS 8 / E 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 5 6 3.00 12 8 9.33 61.00 20.00 54.34 318.281 6363 211 23 23
24 557 - TAHA LEVENT 8 / D 16 1 15.67 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 2 1 1.67 15 2 14.33 55.00 12.00 51.00 316.311 6508 217 24 24
25 308 - BERKE ROZET 8 / C 16 3 15.00 10 0 10.00 3 0 3.00 9 1 8.67 6 7 3.67 14 5 12.33 58.00 16.00 52.67 315.807 6600 221 25 25
26 61 - ZEHRA YILMAZ 8 / I 20 0 20.00 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 2 7 -0.33 12 5 10.33 60.00 16.00 54.67 314.326 6688 228 26 26
27 532 - ALİ EMİR SARI 8 / H 19 1 18.67 10 0 10.00 7 3 6.00 9 1 8.67 3 1 2.67 11 8 8.33 59.00 14.00 54.34 312.370 6853 234 27 27
28 41 - CEREN KKK 8 / E 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 4 7 1.67 13 5 11.33 62.00 17.00 56.34 312.356 6871 237 28 28
29 470 - ESAD YASİR YILDIRIM 8 / F 15 4 13.67 9 1 8.67 9 0 9.00 2 1 1.67 9 3 8.00 11 6 9.00 55.00 15.00 50.01 310.400 7012 244 29 29
30 466 - ERVA DEMİR 8 / I 17 3 16.00 9 1 8.67 5 4 3.67 9 0 9.00 7 5 5.33 11 7 8.67 58.00 20.00 51.34 309.393 7147 248 30 30
31 138 - ABDULLAH Ç 8 / F 17 3 16.00 8 2 7.33 7 3 6.00 6 2 5.33 4 5 2.33 14 5 12.33 56.00 20.00 49.32 309.333 7153 249 31 31
32 54 - AYSU ÖZDEMİR 8 / D 19 1 18.67 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 7 6 5.00 10 10 6.67 57.00 26.00 48.33 306.444 7352 263 32 32
33 49 - ELİF BEYZA ALPTEKİN 8 / E 16 4 14.67 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 1 7.67 9 8 6.33 59.00 17.00 53.33 306.430 7375 265 33 33
34 101 - ÖMER KAHRAMAN 8 / D 13 6 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 12 8 9.33 12 8 9.33 60.00 29.00 50.33 306.385 7415 270 34 34
35 45 - ZEHRA ÖZKAN 8 / E 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 6 6 4.00 12 8 9.33 61.00 21.00 54.01 304.459 7523 273 35 35
36 951 - RAVZANUR DALDAL 8 / G 15 5 13.33 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 2 6 0.00 17 3 16.00 57.00 21.00 50.00 304.430 7561 275 36 36
37 753 - NURSİMA EROĞLU 8 / I 18 2 17.33 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 6 7 3.67 12 8 9.33 56.00 27.00 47.00 304.430 7561 275 36 36
38 67 - SERGEN GELEŞ 8 / D 16 4 14.67 10 0 10.00 8 2 7.33 7 3 6.00 5 7 2.67 13 7 10.67 59.00 23.00 51.34 300.548 7858 288 38 38
39 504 - İSMAİL YUMUŞAK 8 / E 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 6 4 4.67 4 6 2.00 11 7 8.67 58.00 20.00 51.34 300.504 7906 290 39 39
40 271 - AZRA FIRAT 8 / C 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 2 4 0.67 12 8 9.33 59.00 17.00 53.33 300.474 7948 292 40 40
41 93 - ELİF BEĞHATUN 8 / E 20 0 20.00 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 4 3 3.00 8 11 4.33 59.00 17.00 53.33 300.474 7948 292 40 40
42 554 - BERRA CERİDİ 8 / D 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 4 5 2.33 13 7 10.67 58.00 21.00 51.00 298.533 8080 299 42 42
43 732 - MEHMET EFE KOÇ 8 / D 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 7 2 6.33 2 4 0.67 12 8 9.33 58.00 17.00 52.33 293.081 8594 325 43 43
44 509 - NAZ CENGİZLİ 8 / D 19 1 18.67 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 2 8 -0.67 11 9 8.00 58.00 22.00 50.66 290.607 8862 338 44 44
45 1609 - AMİNE CANPOLAT 8 / D 16 4 14.67 10 0 10.00 7 3 6.00 8 2 7.33 4 11 0.33 13 7 10.67 58.00 27.00 49.00 286.681 9193 349 45 45
46 688 - KEREM ZÜMBÜL 8 / F 18 2 17.33 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 3 4 1.67 9 8 6.33 56.00 18.00 49.99 286.637 9260 351 46 46
47 1042 - ÖMER F ARUK SAYGILAR 8 / E 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 3 4 1.67 10 9 7.00 57.00 19.00 50.67 284.711 9406 361 47 47
48 0 - ALİ KANIK 8 / C 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 5 8 2.33 9 11 5.33 60.00 23.00 52.33 282.681 9688 380 48 48
49 906 - OĞUZHAN AYDEMİR 8 / H 19 1 18.67 10 0 10.00 7 3 6.00 8 2 7.33 4 6 2.00 7 9 4.00 55.00 21.00 48.00 280.756 9829 384 49 49
50 78 - MİRAY ORMAN 8 / E 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 1 6 -1.00 12 8 9.33 56.00 21.00 49.00 280.726 9876 385 50 50
51 580 - BERAT ERÖZKAN 8 / D 16 4 14.67 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 0 1 -0.33 13 7 10.67 52.00 19.00 45.68 278.830 10018 392 51 51
52 483 - YUSUF NERGİS 8 / H 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 4 3 3.00 2 6 0.00 11 7 8.67 53.00 20.00 46.34 278.296 10121 398 52 52
53 312 - BETÜL ÖZTÜRK 8 / F 17 3 16.00 7 2 6.33 8 2 7.33 6 4 4.67 2 2 1.33 11 9 8.00 51.00 22.00 43.66 277.259 10198 402 53 53
54 107 - BELİNAY GÜLER 8 / E 15 4 13.67 3 5 1.33 9 1 8.67 5 4 3.67 6 8 3.33 11 5 9.33 49.00 27.00 40.00 276.281 10340 411 54 54
55 683 - KEREM EFE DÖRTKÖŞE 8 / F 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 7 2 6.33 0 1 -0.33 9 8 6.33 53.00 14.00 48.33 275.289 10415 415 55 55
56 245 - ARDA SAYGILAR 8 / G 16 4 14.67 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 0 0 0.00 12 8 9.33 52.00 18.00 46.00 274.815 10480 418 56 56
57 328 - CEMRE KAYA 8 / C 19 1 18.67 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 1 3 0.00 7 8 4.33 51.00 18.00 45.00 268.889 11147 459 57 57
58 236 - FATMANUR DİRİK 8 / E 17 3 16.00 8 2 7.33 6 4 4.67 7 3 6.00 4 5 2.33 9 10 5.67 51.00 27.00 42.00 268.889 11147 459 57 57
59 44 - YAĞMUR ÖZ 8 / E 18 2 17.33 6 4 4.67 6 4 4.67 7 3 6.00 7 5 5.33 6 13 1.67 50.00 31.00 39.67 266.904 11384 472 59 59
60 330 - CEYHUN ŞAYAN 8 / G 19 1 18.67 7 3 6.00 7 3 6.00 0 4 -1.33 2 8 -0.67 10 10 6.67 45.00 29.00 35.34 262.000 11889 504 60 60
61 506 - SERRA ERCAN 8 / D 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 4 12 0.00 10 10 6.67 55.00 31.00 44.68 261.037 11964 511 61 61
62 180 - AHMET İLHANLI 8 / G 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 5 5 3.33 8 12 4.00 52.00 28.00 42.67 260.993 12003 515 62 62
63 187 - AHMET SEZGİN 8 / G 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 4 6 2.00 0 2 -0.67 11 9 8.00 50.00 22.00 42.67 260.993 12003 515 62 62
64 288 - BEHİCE KÖSE 8 / C 18 2 17.33 7 3 6.00 5 5 3.33 5 5 3.33 4 9 1.00 9 11 5.33 48.00 35.00 36.32 258.963 12294 536 64 64
65 0 - MERT CANKURT 8 / D 16 4 14.67 9 0 9.00 6 3 5.00 0 2 -0.67 1 4 -0.33 11 8 8.33 43.00 21.00 36.00 254.089 12820 568 65 65
66 259 - AYŞE NİSA BİRER 8 / I 17 3 16.00 7 3 6.00 5 5 3.33 5 1 4.67 2 7 -0.33 10 10 6.67 46.00 29.00 36.34 253.126 12912 574 66 66
67 132 - BURAK UZUN 8 / H 17 3 16.00 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 1 0 1.00 7 11 3.33 49.00 20.00 42.33 253.067 12990 579 67 67
68 440 - YİĞİT KAYLAN 8 / G 16 3 15.00 10 0 10.00 8 2 7.33 0 0 0.00 2 2 1.33 8 9 5.00 44.00 16.00 38.66 252.074 13087 585 68 68
69 0 - ELA AKGÜN 8 / D 14 6 12.00 9 1 8.67 6 4 4.67 7 3 6.00 1 7 -1.33 12 7 9.67 49.00 28.00 39.68 249.185 13375 596 69 69
70 0 - EMRE DAKAK 8 / C 16 4 14.67 2 8 -0.67 3 3 2.00 0 9 -3.00 8 5 6.33 7 10 3.67 36.00 39.00 23.00 243.719 14024 644 70 70
71 880 - TUĞDEM KİZEK 8 / H 16 4 14.67 7 1 6.67 9 1 8.67 7 3 6.00 0 9 -3.00 10 9 7.00 49.00 27.00 40.01 242.252 14210 652 71 71
72 770 - MUHAMMED BERAT KÖSE 8 / L 13 6 11.00 9 1 8.67 9 1 8.67 3 3 2.00 0 5 -1.67 12 7 9.67 46.00 23.00 38.34 241.244 14347 658 72 72
73 320 - BİLAL İNCİ 8 / K 12 6 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 1 0 1.00 1 0 1.00 11 8 8.33 41.00 18.00 34.99 237.748 14817 682 73 73
74 996 - SERRA AYŞE ÜNLÜ 8 / C 16 2 15.33 7 0 7.00 4 1 3.67 1 0 1.00 0 0 0.00 6 4 4.67 34.00 7.00 31.67 235.807 15051 696 74 74
75 368 - ENİSE ZEYNEP AYKOL 8 / B 17 3 16.00 9 0 9.00 5 5 3.33 0 3 -1.00 0 4 -1.33 9 11 5.33 40.00 26.00 31.33 235.304 15126 698 75 75
76 246 - ARDA YAYLA 8 / F 16 4 14.67 7 3 6.00 6 4 4.67 4 5 2.33 6 14 1.33 7 12 3.00 46.00 42.00 32.00 231.852 15544 721 76 76
77 0 - YUSUF YASİN KELEŞ 8 / D 10 10 6.67 8 1 7.67 7 3 6.00 5 2 4.33 4 6 2.00 11 7 8.67 45.00 29.00 35.34 229.422 15826 741 77 77
78 681 - KEMAL BALAÇ 8 / B 15 5 13.33 10 0 10.00 7 3 6.00 1 9 -2.00 1 5 -0.67 9 11 5.33 43.00 33.00 31.99 227.348 16155 760 78 78
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79 1057 - ŞÖHRETTİN EFE GÜL 8 / G 12 5 10.33 10 0 10.00 5 5 3.33 1 7 -1.33 3 2 2.33 9 11 5.33 40.00 30.00 29.99 224.385 16507 778 79 79
80 331 - ELİF NAZİFOĞLU 8 / D 13 7 10.67 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 3 13 -1.33 10 10 6.67 48.00 38.00 35.34 223.511 16558 781 80 80
81 178 - MUHAMMED YAĞIZ ALTUN 8 / H 11 8 8.33 10 0 10.00 4 4 2.67 4 4 2.67 2 5 0.33 11 8 8.33 42.00 29.00 32.33 223.407 16638 789 81 81
82 122 - SEYFİALİ NURİYEV 8 / A 13 4 11.67 8 2 7.33 8 1 7.67 1 5 -0.67 0 11 -3.67 11 6 9.00 41.00 29.00 31.33 221.970 16767 798 82 82
83 0 - MERVAN ERZAN 8 / C 13 4 11.67 2 8 -0.67 7 3 6.00 0 0 0.00 2 1 1.67 8 7 5.67 32.00 23.00 24.34 220.548 16921 804 83 83
84 437 - YİĞİT BERAT KAYA 8 / C 14 5 12.33 8 2 7.33 6 4 4.67 2 3 1.00 2 3 1.00 7 11 3.33 39.00 28.00 29.66 217.985 17251 822 84 84
85 786 - ZEYNEP NUR İNAN 8 / B 17 3 16.00 7 3 6.00 5 5 3.33 6 4 4.67 0 6 -2.00 6 11 2.33 41.00 32.00 30.33 217.511 17314 827 85 85
86 282 - GÖYÇEK RÜSTEMZADE 8 / K 13 7 10.67 6 4 4.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 8 12 4.00 40.00 40.00 26.67 213.600 17720 851 86 86
87 1045 - SÜMEYYE ÖZDEMİR 8 / I 16 4 14.67 8 2 7.33 7 3 6.00 3 2 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 11.00 30.33 210.133 18140 870 87 87
88 57 - MERT EREN ERDOĞAN 8 / E 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 0 6 -2.00 4 11 0.33 44.00 27.00 35.00 209.630 18213 879 88 88
89 654 - İLGİ SU KAYACIK 8 / C 14 1 13.67 2 1 1.67 6 4 4.67 7 3 6.00 0 2 -0.67 4 5 2.33 33.00 16.00 27.67 209.126 18285 885 89 89
90 276 - BARAN SEZER 8 / C 16 3 15.00 0 0 0.00 3 5 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 4 3 3.00 23.00 11.00 19.33 208.637 18321 890 90 90
91 359 - DİLARA YILDIRMAZ 8 / L 14 6 12.00 9 1 8.67 6 4 4.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 8 12 4.00 44.00 46.00 28.68 207.689 18398 897 91 91
92 63 - EMİR YUŞA SÜT 8 / D 15 5 13.33 9 1 8.67 3 7 0.67 4 3 3.00 0 4 -1.33 6 10 2.67 37.00 30.00 27.01 205.215 18703 913 92 92
93 427 - YAREN BAL 8 / H 15 4 13.67 10 0 10.00 7 2 6.33 0 2 -0.67 0 7 -2.33 6 11 2.33 38.00 26.00 29.33 204.207 18787 922 93 93
94 59 - İSMAİL TAŞKIN 8 / E 13 7 10.67 10 0 10.00 8 2 7.33 3 7 0.67 1 12 -3.00 9 11 5.33 44.00 39.00 31.00 203.704 18863 928 94 94
95 340 - ENES TOKBAŞ 8 / F 15 5 13.33 10 0 10.00 6 4 4.67 8 2 7.33 3 10 -0.33 4 16 -1.33 46.00 37.00 33.67 201.748 19050 943 95 95
96 159 - ABDULSAMET AYTEMİZ 8 / G 15 5 13.33 8 2 7.33 7 3 6.00 1 7 -1.33 0 10 -3.33 7 10 3.67 38.00 37.00 25.67 198.785 19362 972 96 96
97 54 - EYLÜL TÜRKOĞLU 8 / E 13 5 11.33 8 1 7.67 8 1 7.67 7 3 6.00 4 9 1.00 3 12 -1.00 43.00 31.00 32.67 198.756 19374 975 97 97
98 112 - DURU YILDIRIM 8 / E 14 6 12.00 6 4 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 6 12 2.00 4 16 -1.33 42.00 46.00 26.68 195.837 19651 993 98 98
99 287 - BEDİRHAN UYSAL 8 / F 15 3 14.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 7 1 6.67 1 6 -1.00 6 14 1.33 34.00 39.00 21.00 194.800 19770 999 99 99

100 548 - KIVANÇ ÖMÜR 8 / D 11 7 8.67 6 3 5.00 7 1 6.67 2 2 1.33 0 3 -1.00 7 6 5.00 33.00 22.00 25.67 194.341 19806 1002 100 100
101 1050 - ŞEVVAL İNSAN 8 / B 12 8 9.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 6 10 2.67 7 13 2.67 36.00 50.00 19.33 193.837 19858 1008 101 101
102 0 - SUDE BUNAZLAR 8 / H 12 8 9.33 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 0 5 -1.67 8 12 4.00 40.00 35.00 28.33 193.793 19890 1011 102 102
103 312 - ECEM DUMAN 8 / F 12 6 10.00 5 2 4.33 5 1 4.67 2 2 1.33 1 2 0.33 6 10 2.67 31.00 23.00 23.33 192.341 20000 1023 103 103
104 582 - ÖMER DİYER 8 / H 9 6 7.00 8 2 7.33 8 2 7.33 2 3 1.00 2 5 0.33 6 5 4.33 35.00 23.00 27.32 192.296 20019 1024 104 104
105 73 - AHMET ERDEM DOLAPÇI 8 / E 13 4 11.67 4 4 2.67 2 4 0.67 3 1 2.67 1 1 0.67 6 14 1.33 29.00 28.00 19.68 189.911 20245 1043 105 105
106 868 - BURAK BAHÇEKAPILI 8 / C 10 8 7.33 6 4 4.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 3 3.00 7 13 2.67 34.00 41.00 20.33 187.896 20466 1064 106 106
107 657 - İREM AVCI 8 / B 16 4 14.67 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 6 14 1.33 33.00 47.00 17.34 182.000 21029 1094 107 107
108 806 - ONUR YÜCEL 8 / B 11 7 8.67 6 4 4.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 7 8 4.33 28.00 35.00 16.34 181.985 21040 1095 108 108
109 439 - YİĞİT ÖZELLER 8 / H 11 9 8.00 6 4 4.67 4 6 2.00 1 2 0.33 1 1 0.67 4 2 3.33 27.00 24.00 19.00 181.481 21098 1098 109 109
110 959 - BUSE HARMAN 8 / H 12 8 9.33 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 2 13 -2.33 9 11 5.33 34.00 51.00 17.00 179.985 21225 1109 110 110
111 739 - MELEK S KESKİN 8 / G 12 7 9.67 5 4 3.67 3 6 1.00 1 4 -0.33 5 6 3.00 4 13 -0.33 30.00 40.00 16.68 179.556 21253 1111 111 111
112 743 - MERT KİBAR 8 / C 11 7 8.67 6 4 4.67 6 4 4.67 3 7 0.67 0 0 0.00 6 12 2.00 32.00 34.00 20.68 178.059 21391 1123 112 112
113 29 - DOĞU ÇİÇEK 8 / E 14 4 12.67 6 2 5.33 1 1 0.67 0 0 0.00 1 1 0.67 1 8 -1.67 23.00 16.00 17.67 178.044 21396 1124 113 113
114 1040 - SUDE NAZ ÇELİK 8 / G 11 5 9.33 0 1 -0.33 4 5 2.33 3 5 1.33 0 0 0.00 6 9 3.00 24.00 25.00 15.66 178.000 21430 1128 114 114
115 140 - ECRİN ELA AKHAN 8 / I 13 4 11.67 4 6 2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 3 10 -0.33 23.00 27.00 14.01 171.156 21986 1170 115 115
116 1934 - SEMİH EGE DEDECAN 8 / E 13 6 11.00 1 6 -1.00 8 2 7.33 3 7 0.67 3 10 -0.33 4 14 -0.67 32.00 45.00 17.00 169.630 22121 1178 116 116
117 948 - RAHMETULLAH GÜLER 8 / C 10 9 7.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 3 2.00 5 5 3.33 5 13 0.67 27.00 46.00 11.66 166.163 22405 1198 117 117
118 675 - KAAN ACAR 8 / B 14 6 12.00 5 5 3.33 3 4 1.67 1 9 -2.00 3 11 -0.67 4 15 -1.00 30.00 50.00 13.33 165.659 22445 1202 118 118
119 514 - SEMİH KOZ 8 / D 10 9 7.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 4 -0.33 5 8 2.33 28.00 39.00 15.00 162.222 22723 1215 119 119
120 83 - NAZMİ KERİM DEMİR 8 / B 12 6 10.00 5 5 3.33 0 10 -3.33 4 6 2.00 0 0 0.00 5 15 0.00 26.00 42.00 12.00 162.222 22723 1215 119 119
121 781 - DİLEK SAYAN 8 / F 11 6 9.00 1 2 0.33 8 1 7.67 0 3 -1.00 0 2 -0.67 3 8 0.33 23.00 22.00 15.66 161.689 22772 1221 121 121
122 43 - BETÜL AKAR 8 / A 12 8 9.33 4 6 2.00 6 3 5.00 5 5 3.33 0 1 -0.33 1 7 -1.33 28.00 30.00 18.00 160.756 22804 1223 122 122
123 863 - NİSA ERKER 8 / G 9 9 6.00 3 1 2.67 1 6 -1.00 0 0 0.00 3 6 1.00 5 8 2.33 21.00 30.00 11.00 157.763 23047 1241 123 123
124 558 - GÖKTUĞ AŞKAN 8 / C 9 10 5.67 7 3 6.00 6 4 4.67 5 3 4.00 2 13 -2.33 6 10 2.67 35.00 43.00 20.68 157.348 23065 1242 124 124
125 254 - AŞKIN ARDA YÜCEL 8 / B 9 11 5.33 8 2 7.33 6 4 4.67 5 5 3.33 4 16 -1.33 6 14 1.33 38.00 52.00 20.66 154.296 23321 1275 125 125
126 656 - İLKEM GÜLEROĞLU 8 / B 5 11 1.33 2 5 0.33 4 4 2.67 0 0 0.00 4 9 1.00 8 9 5.00 23.00 38.00 10.33 147.881 23771 1311 126 126
127 137 - ABDUIIAH GÖRGEN 8 / G 9 9 6.00 4 6 2.00 4 6 2.00 0 0 0.00 5 4 3.67 3 17 -2.67 25.00 42.00 11.00 147.407 23793 1314 127 127
128 264 - AYŞE YAĞMUR ACAR 8 / H 10 10 6.67 3 6 1.00 7 3 6.00 5 5 3.33 0 4 -1.33 5 15 0.00 30.00 43.00 15.67 146.948 23821 1316 128 128
129 103 - SAMIR MUSTAFAYEV 8 / C 10 8 7.33 2 4 0.67 1 5 -0.67 1 5 -0.67 1 6 -1.00 3 4 1.67 18.00 32.00 7.33 146.415 23874 1325 129 129
130 352 - MEDİNE KAMAN 8 / I 11 9 8.00 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 6 14 1.33 3 17 -2.67 31.00 59.00 11.33 146.385 23892 1328 130 130
131 817 - ZEYNEP YAR 8 / F 11 8 8.33 1 8 -1.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 7 -0.33 3 10 -0.33 23.00 47.00 7.34 144.963 23961 1330 131 131
132 913 - ONUR AHMET NURAL 8 / A 8 10 4.67 6 4 4.67 4 4 2.67 0 0 0.00 2 7 -0.33 3 7 0.67 23.00 32.00 12.35 140.563 24214 1348 132 132
133 436 - YAREN YILDIZ 8 / B 11 9 8.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 18 -4.00 26.00 54.00 8.00 132.607 24689 1388 133 133
134 134 - DURU LOKMACIOĞLU 8 / L 10 5 8.33 4 4 2.67 0 4 -1.33 1 6 -1.00 1 9 -2.00 3 12 -1.00 19.00 40.00 5.67 132.089 24735 1394 134 134
135 322 - BURAK ERDEM KABAŞ 8 / B 8 12 4.00 0 10 -3.33 2 5 0.33 0 0 0.00 9 11 5.33 2 18 -4.00 21.00 56.00 2.33 127.141 25000 1410 135 135
136 603 - HAYATİ DİRİCAN 8 / F 5 13 0.67 3 6 1.00 1 7 -1.33 4 3 3.00 6 10 2.67 4 12 0.00 23.00 51.00 6.01 123.748 25154 1422 136 136
137 660 - İREM NUR KUKAL 8 / G 7 9 4.00 0 3 -1.00 4 5 2.33 3 5 1.33 0 1 -0.33 3 11 -0.67 17.00 34.00 5.66 121.719 25268 1431 137 137
138 487 - FATİH SAMAST 8 / A 7 13 2.67 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 7 13 2.67 2 18 -4.00 27.00 63.00 6.01 114.859 25604 1463 138 138
139 972 - SALİH ABDURRAH * M 8 / A 5 15 0.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 5 15 0.00 24.00 66.00 2.00 114.830 25612 1467 139 139
140 1077 - YAĞIZ URKAN 8 / G 6 14 1.33 6 4 4.67 4 6 2.00 0 0 0.00 1 2 0.33 4 16 -1.33 21.00 42.00 7.00 111.837 25779 1481 140 140
141 415 - EREN KANAT 8 / G 6 14 1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 6 14 1.33 5 15 0.00 20.00 60.00 -0.01 111.807 25785 1482 141 141
142 603 - AO * * * N A 8 / Ğ 4 16 -1.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 6 14 1.33 6 14 1.33 21.00 69.00 -2.00 102.948 26187 1522 142 142
143 849 - ZEYNEP AYDIN 8 / L 5 14 0.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 4 13 -0.33 16.00 50.00 -0.67 99.007 26347 1541 143 143
144 139 - RÜYA DURMUŞ 8 / A 8 12 4.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 3 17 -2.67 4 16 -1.33 22.00 68.00 -0.67 99.007 26347 1541 143 143
145 0 - EMİR DEMİRCİ 8 / B 6 12 2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 4 -0.33 3 17 -2.67 18.00 55.00 -0.34 95.052 26478 1551 145 145
146 898 - NURETTİN DEĞER 8 / C 5 15 0.00 0 10 -3.33 3 7 0.67 2 7 -0.33 0 1 -0.33 5 15 0.00 15.00 55.00 -3.32 93.615 26516 1556 146 146
147 337 - MARİA ABDURAHMAN 8 / C 6 14 1.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 16 -1.33 5 15 0.00 18.00 72.00 -6.00 91.111 26598 1564 147 147
148 34 - EDANAZ ÖZEN 8 / B 8 12 4.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 11 -0.67 1 19 -5.33 20.00 64.00 -1.33 89.141 26658 1566 148 148
149 192 - AHMET ULUHATUN 8 / B 3 16 -2.33 2 8 -0.67 1 7 -1.33 3 7 0.67 2 6 0.00 3 7 0.67 14.00 51.00 -2.99 88.193 26678 1570 149 149
150 449 - YUSUF EMRE KARACA 8 / F 6 14 1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 12 -4.00 5 15 0.00 18.00 64.00 -3.34 83.185 26821 1581 150 150
151 631 - HÜSEYİN YİĞİT COŞKUN 8 / I 4 15 -1.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 0 6 -2.00 0 0 0.00 3 16 -2.33 14.00 50.00 -2.67 81.244 26846 1585 151 151
152 819 - MUHARREM İNCEYOL 8 / K 3 15 -2.00 0 7 -2.33 5 5 3.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 16.00 54.00 -2.00 80.726 26860 1587 152 152
153 582 - HAMZA KARATAŞ 8 / I 3 17 -2.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 5 15 0.00 15.00 75.00 -10.01 61.437 27087 1603 153 153
154 772 - MUHAMMED ORTAKAYA 8 / C 4 16 -1.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 2 18 -4.00 3 17 -2.67 19.00 71.00 -4.67 57.526 27102 1604 154 154




